
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ Elit Karma 623241205 TYT Deneme-5 TG 871 33 33 33

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 27.97 7.86 26.00 13.02 3.83 12.06 13.26 4.12 12.23 5.79 3.90 4.82 60.04 19.72 55.11 275.714

İl Ortalaması 28.82 8.61 26.67 14.00 3.48 13.13 10.12 3.39 9.27 3.24 2.42 2.64 56.18 17.91 51.70 262.409
Okul Ortalaması 28.82 8.61 26.67 14.00 3.48 13.13 10.12 3.39 9.27 3.24 2.42 2.64 56.18 17.91 51.70 262.409

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 242 - UMUT G 12 / A 31 9 28.75 15 5 13.75 32 7 30.25 16 4 15.00 94.00 25.00 87.75 392.018 94 1 1 1
2 233 - MUHAMMET ALİ DERELİ 12 / C 33 7 31.25 15 4 14.00 19 3 18.25 2 0 2.00 69.00 14.00 65.50 310.615 253 2 2 2
3 301 - BEYZA YILMAZ 12 / C 34 5 32.75 17 3 16.25 13 4 12.00 3 0 3.00 67.00 12.00 64.00 302.383 281 3 3 3
4 182 - VİLDAN KARAGÖZ 12 / A 34 3 33.25 13 1 12.75 12 1 11.75 6 4 5.00 65.00 9.00 62.75 299.397 291 4 4 4
5 385 - DİLARA NUR 0 / 0 33 7 31.25 15 3 14.25 9 1 8.75 7 2 6.50 64.00 13.00 60.75 291.738 311 5 5 5
6 0 - NİSADİ* 12 / A 35 4 34.00 17 2 16.50 8 0 8.00 4 5 2.75 64.00 11.00 61.25 291.313 312 6 6 6
7 390 - YUSUF KARATAŞ 12 / C 32 8 30.00 16 3 15.25 13 4 12.00 2 0 2.00 63.00 15.00 59.25 287.228 325 7 7 7
8 285 - NİSANUR DELİCE 12 / C 34 6 32.50 18 2 17.50 7 6 5.50 4 1 3.75 63.00 15.00 59.25 283.822 338 8 8 8
9 314 - HASAN KLL 12 / C 31 6 29.50 17 3 16.25 11 6 9.50 2 4 1.00 61.00 19.00 56.25 275.898 372 9 9 9

10 289 - HÜSNE BAŞCI 12 / B 30 4 29.00 10 2 9.50 11 4 10.00 6 1 5.75 57.00 11.00 54.25 272.312 387 10 10 10
11 190 - ALİ ENES KAYA 12 / B 29 10 26.50 15 5 13.75 11 8 9.00 6 6 4.50 61.00 29.00 53.75 269.257 392 11 11 11
12 290 - RUKİYE KALLİ 12 / B 29 8 27.00 14 4 13.00 12 5 10.75 4 5 2.75 59.00 22.00 53.50 268.958 393 12 12 12
13 160 - SÜMEYYE SÜT 12 / C 32 7 30.25 18 1 17.75 7 5 5.75 1 0 1.00 58.00 13.00 54.75 268.848 394 13 13 13
14 146 - MUSTAFA ARI 12 / B 29 10 26.50 15 4 14.00 9 6 7.50 6 2 5.50 59.00 22.00 53.50 267.925 399 14 14 14
15 278 - MUKADDES MERVE 12 / C 33 5 31.75 17 2 16.50 4 4 3.00 3 0 3.00 57.00 11.00 54.25 266.520 409 15 15 15
16 270 - HİLAL İREM YAĞLI 12 / B 29 7 27.25 13 3 12.25 10 1 9.75 4 4 3.00 56.00 15.00 52.25 264.623 420 16 16 16
17 236 - FATMAGÜL KARA 0 / 0 27 11 24.25 13 5 11.75 11 1 10.75 5 2 4.50 56.00 19.00 51.25 262.642 427 17 17 17
18 229 - ESRA BATTAL 12 / C 28 9 25.75 14 3 13.25 13 3 12.25 0 0 0.00 55.00 15.00 51.25 261.773 433 18 18 18
19 232 - EREN İNCE 12 / C 31 9 28.75 14 4 13.00 8 0 8.00 2 4 1.00 55.00 17.00 50.75 258.115 453 19 19 19
20 288 - BARIŞ 12 / C 26 12 23.00 17 1 16.75 12 6 10.50 0 0 0.00 55.00 19.00 50.25 257.233 455 20 20 20
21 264 - GÜLNİHAL GÜNEŞ 12 / C 33 7 31.25 16 3 15.25 5 1 4.75 0 0 0.00 54.00 11.00 51.25 257.202 458 21 21 21
22 392 - H HÜSEYİN CAN 12 / B 30 9 27.75 15 1 14.75 5 1 4.75 2 1 1.75 52.00 12.00 49.00 250.805 494 22 22 22
23 199 - SERKAN ŞAHAN 12 / C 27 8 25.00 13 5 11.75 9 3 8.25 1 1 0.75 50.00 17.00 45.75 242.610 549 23 23 23
24 148 - MEHMET FURKAN 12 / C 24 11 21.25 17 3 16.25 8 2 7.50 1 0 1.00 50.00 16.00 46.00 242.553 551 24 24 24
25 201 - MUSTAFA ORÇAN 12 / C 27 10 24.50 14 4 13.00 9 3 8.25 0 1 -0.25 50.00 18.00 45.50 241.337 555 25 25 25
26 257 - SUDE NUR K APLAN 12 / A 21 9 18.75 5 5 3.75 14 3 13.25 6 0 6.00 46.00 17.00 41.75 235.667 588 26 26 26
27 284 - İREM KARADENİZ 12 / C 29 10 26.50 16 3 15.25 3 4 2.00 2 4 1.00 50.00 21.00 44.75 235.548 590 27 27 27
28 274 - HİLAL GÜLSEVER 12 / B 19 10 16.50 8 6 6.50 16 2 15.50 5 9 2.75 48.00 27.00 41.25 233.962 600 28 28 28
29 140 - BURCU KURT 12 / C 29 8 27.00 11 6 9.50 4 2 3.50 1 1 0.75 45.00 17.00 40.75 224.403 648 29 29 29
30 249 - SÜMERYA OKUMUŞ 12 / C 26 10 23.50 12 5 10.75 7 4 6.00 0 0 0.00 45.00 19.00 40.25 223.882 651 30 30 30
31 256 - BARIŞ BAĞCI 12 / C 25 15 21.25 16 4 15.00 3 4 2.00 1 0 1.00 45.00 23.00 39.25 218.305 678 31 31 31
32 292 - NURSENA TURUNÇ 12 / B 20 15 16.25 11 6 9.50 10 3 9.25 2 13 -1.25 43.00 37.00 33.75 205.057 735 32 32 32
33 287 - MİSLİNA OKUMUŞ 12 / B 21 15 17.25 5 4 4.00 9 5 7.75 3 6 1.50 38.00 30.00 30.50 195.550 762 33 33 33


