
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6 53 53 393 18146

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,6011,45 15,73 2,07 1,61 1,67 1,52 1,78 1,08 1,84 1,02 1,58 2,02 1,18 1,73 0,01 0,01 0,01 5,26 3,20 4,46 0,82 0,53 0,69 0,95 1,39 0,60 1,10 0,68 0,93 0,59 0,80 0,39 34,7823,65 28,87 213,970

Okul Ortalaması 29,32 7,75 27,38 3,38 1,26 3,06 2,51 1,64 2,10 3,47 1,09 3,20 3,72 0,64 3,56 0,00 0,00 0,00 11,64 3,77 10,70 1,47 0,62 1,32 1,38 1,02 1,12 1,42 0,53 1,28 0,98 1,17 0,69 59,2919,49 54,41 302,870

KATILIMLAR

1 242 UMUT G 12A 38 2 37,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 24 4 23,00 9 0 9,00 5 2 4,50 7 0 7,00 2 4 1,00 99 18 94,50 423,015 245

2 280 MELİKE ÇOMRUK 12A 33 5 31,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 0 26,00 3 0 3,00 6 1 5,75 6 1 5,75 3 1 2,75 93 10 90,50 411,753 360

3 314 HASAN KLL 12C 36 2 35,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 20 1 19,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 76 9 73,75 360,220 1120

4 226 GAMZE GÖKÇE 12C 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 19 6 17,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 71 16 67,00 339,648 1528

5 295 CAN KURT 12C 28 6 26,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 25 2 24,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 70 15 66,25 338,650 1544

6 385 DİLARA NUR 12B 33 6 31,50 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 12 4 11,00 4 0 4,00 5 0 5,00 2 3 1,25 70 17 65,75 336,880 1595

7 238 FURKAN ARAZ 12A 30 10 27,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 17 4 16,00 5 1 4,75 1 5 -0,25 7 0 7,00 3 2 2,50 73 30 65,50 336,605 1603

8 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 33 2 32,50 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 1 13,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 67 8 65,00 334,285 1661

9 220 HACI EYÜP BIYIKLI 12C 27 7 25,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 18 5 16,75 7 2 6,50 68 18 63,50 330,488 1754

10 270 HİLAL İREM YAĞLI 12B 35 2 34,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 9 4 8,00 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 67 14 63,50 329,675 1774

11 195 GİZEM  M 31 7 29,25 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 12 1 11,75 2 0 2,00 2 4 1,00 5 1 4,75 2 2 1,50 67 17 62,75 327,993 1811

12 233 MUHAMMET ALİ DERELİ12C 32 8 30,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 19 7 17,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 69 25 62,75 327,605 1821

13 290 RUKİYE NAZ KALLİ 12B 31 7 29,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 12 4 11,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 2 3,50 1 2 0,50 66 22 60,50 321,218 1999

14 235 ALİ KAYA 12A 29 10 26,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 14 6 12,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 66 25 59,75 319,180 2078

15 236 FATMAGÜL KARA 12B 32 5 30,75 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 8 10,00 1 0 1,00 6 1 5,75 3 2 2,50 65 22 59,50 318,063 2111

16 0 EMİN 12C 24 14 20,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 20 3 19,25 2 0 2,00 63 19 58,25 315,330 2195

17 283 MİRAY GÖKKAYA 12C 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 12 2 11,50 61 12 58,00 312,773 2268

18 246 ASİYE YÜKSEK 12A 29 9 26,75 1 0 1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 16 3 15,25 1 0 1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 2 1 1,75 62 19 57,25 311,748 2306

19 199 SERKAN ŞAHAN 12C 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 3 13,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 61 19 56,25 308,330 2420

20 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 29 6 27,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 11 4 10,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 60 16 56,00 307,785 2444

21 297 İLAYDA BOZDAĞ 12B 30 8 28,00 5 0 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 9 2 8,50 5 2 4,50 2 4 1,00 4 1 3,75 3 3 2,25 62 24 56,00 307,760 2446

22 301 BEYZA GÜL YILMAZ 12C 28 10 25,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 11 1 10,75 4 3 3,25 1 0 1,00 59 17 54,75 304,070 2576

23 288 BARIŞ 12C 27 13 23,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 14 4 13,00 7 2 6,50 61 26 54,50 303,503 2601

24 392 H HÜSEYİN CAN 12B 29 6 27,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 9 1 8,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 57 11 54,25 302,410 2651

25 292 NURSENA TURUNÇ 12B 32 6 30,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 14 4 13,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 2 1,50 61 28 54,00 301,205 2710

26 278 MUKADDES MERVE 12C 31 7 29,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 14 5 12,75 0 2 -0,50 58 18 53,50 299,768 2770

27 190 ALİ ENES KAYA 12B 27 10 24,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 13 6 11,50 2 2 1,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 61 31 53,25 299,710 2772

28 0 ESMA AK 12D 33 7 31,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 8 2 7,50 3 0 3,00 2 1 1,75 1 2 0,50 58 19 53,25 298,963 2803

29 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 29 9 26,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 10 3 9,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 57 16 53,00 298,663 2820
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6 53 53 393 18146

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,6011,45 15,73 2,07 1,61 1,67 1,52 1,78 1,08 1,84 1,02 1,58 2,02 1,18 1,73 0,01 0,01 0,01 5,26 3,20 4,46 0,82 0,53 0,69 0,95 1,39 0,60 1,10 0,68 0,93 0,59 0,80 0,39 34,7823,65 28,87 213,970

Okul Ortalaması 29,32 7,75 27,38 3,38 1,26 3,06 2,51 1,64 2,10 3,47 1,09 3,20 3,72 0,64 3,56 0,00 0,00 0,00 11,64 3,77 10,70 1,47 0,62 1,32 1,38 1,02 1,12 1,42 0,53 1,28 0,98 1,17 0,69 59,2919,49 54,41 302,870

KATILIMLAR

30 287 MİSLİNA 12B 29 6 27,50 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 2 2 1,50 12 6 10,50 3 1 2,75 3 1 2,75 57 19 52,25 296,440 2925

31 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12C 34 5 32,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 12 5 10,75 1 1 0,75 1 1 0,75 57 19 52,25 295,598 2962

32 311 NİSA 12A 32 7 30,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 6 6 4,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 57 20 52,00 295,188 2981

33 148 MEHMET FURKAN 12C 26 7 24,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 11 3 10,25 6 2 5,50 56 17 51,75 295,133 2985

34 264 GÜLNİH AL 12C 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 54 10 51,50 292,980 3092

35 377 FATMA K 12B 28 8 26,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 10 7 8,25 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 57 26 50,50 291,360 3170

36 285 NİSANUR DELİCE 12C 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 55 19 50,25 289,915 3222

37 250 BETÜL YAMAN 12D 30 10 27,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 3 7,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 55 20 50,00 289,385 3245

38 241 MELİKE CEVİZ 12D 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 5 3,75 1 0 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 55 20 50,00 289,160 3252

39 390 YUSUF KARATAŞ 12C 26 9 23,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 12 6 10,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 54 23 48,25 284,598 3487

40 255 EMİNE BOLAT 12D 27 12 24,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 12 5 10,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 54 24 48,00 283,960 3519

41 0 AYŞE K 12B 25 11 22,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 11 6 9,50 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 53 25 46,75 280,473 3723

42 252 BENGÜ SU ARIK 12D 32 6 30,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 51 16 47,00 279,965 3761

43 146 MUSTAFA ARI 12B 23 8 21,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 13 3 12,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 51 19 46,25 278,985 3815

44 191 N YAĞMUR SADIK 12D 27 12 24,00 1 1 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 13 4 12,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 4 0,00 52 30 44,50 273,310 4194

45 294 NESLİHAN FIRAT 12D 30 9 27,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 48 16 44,00 271,293 4316

46 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 24 13 20,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 11 2 10,50 48 20 43,00 269,163 4481

47 162 SELMA KESKİN 12C 29 9 26,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 45 13 41,75 264,608 4820

48 256 BARIŞ BAĞCI 12C 29 11 26,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 7 5 5,75 1 2 0,50 48 27 41,25 263,183 4936

49 262 ŞEVVAL TURUNC 12D 30 10 27,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 44 13 40,75 261,490 5073

50 296 RABİA MUSTAFA 12D 28 12 25,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 45 23 39,25 257,335 5426

51 396 EMİNE DURAN 12B 19 14 15,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 8 6 6,50 4 0 4,00 1 2 0,50 2 3 1,25 46 29 38,75 257,080 5440

52 247 NSUDE TEPE 12D 28 10 25,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 6 6 4,50 1 1 0,75 1 2 0,50 45 27 38,25 254,250 5695

53 229 ESRA BATTAL 12C 2 2 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 16 5 14,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 27 18 22,50 209,930 9759
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6 53 53 393 18146

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,6011,45 15,73 2,07 1,61 1,67 1,52 1,78 1,08 1,84 1,02 1,58 2,02 1,18 1,73 0,01 0,01 0,01 5,26 3,20 4,46 0,82 0,53 0,69 0,95 1,39 0,60 1,10 0,68 0,93 0,59 0,80 0,39 34,7823,65 28,87 213,970

Okul Ortalaması 29,32 7,75 27,38 3,38 1,26 3,06 2,51 1,64 2,10 3,47 1,09 3,20 3,72 0,64 3,56 0,00 0,00 0,00 11,64 3,77 10,70 1,47 0,62 1,32 1,38 1,02 1,12 1,42 0,53 1,28 0,98 1,17 0,69 59,2919,49 54,41 302,870

KATILIMLAR
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 M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6 53 53 393 18146

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,6011,45 15,73 2,07 1,61 1,67 1,52 1,78 1,08 1,84 1,02 1,58 2,02 1,18 1,73 0,01 0,01 0,01 5,26 3,20 4,46 0,82 0,53 0,69 0,95 1,39 0,60 1,10 0,68 0,93 0,59 0,80 0,39 34,7823,65 28,87 213,970

Okul Ortalaması 29,32 7,75 27,38 3,38 1,26 3,06 2,51 1,64 2,10 3,47 1,09 3,20 3,72 0,64 3,56 0,00 0,00 0,00 11,64 3,77 10,70 1,47 0,62 1,32 1,38 1,02 1,12 1,42 0,53 1,28 0,98 1,17 0,69 59,2919,49 54,41 302,870

SINIF:  M

KATILIMLAR

1 195 GİZEM  M 31 7 29,25 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 12 1 11,75 2 0 2,00 2 4 1,00 5 1 4,75 2 2 1,50 67 17 62,75 327,993 1811

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6 53 53 393 18146

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,6011,45 15,73 2,07 1,61 1,67 1,52 1,78 1,08 1,84 1,02 1,58 2,02 1,18 1,73 0,01 0,01 0,01 5,26 3,20 4,46 0,82 0,53 0,69 0,95 1,39 0,60 1,10 0,68 0,93 0,59 0,80 0,39 34,7823,65 28,87 213,970

Okul Ortalaması 29,32 7,75 27,38 3,38 1,26 3,06 2,51 1,64 2,10 3,47 1,09 3,20 3,72 0,64 3,56 0,00 0,00 0,00 11,64 3,77 10,70 1,47 0,62 1,32 1,38 1,02 1,12 1,42 0,53 1,28 0,98 1,17 0,69 59,2919,49 54,41 302,870

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 242 UMUT G 12A 38 2 37,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 24 4 23,00 9 0 9,00 5 2 4,50 7 0 7,00 2 4 1,00 99 18 94,50 423,015 245

2 280 MELİKE ÇOMRUK 12A 33 5 31,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 0 26,00 3 0 3,00 6 1 5,75 6 1 5,75 3 1 2,75 93 10 90,50 411,753 360

3 238 FURKAN ARAZ 12A 30 10 27,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 17 4 16,00 5 1 4,75 1 5 -0,25 7 0 7,00 3 2 2,50 73 30 65,50 336,605 1603

4 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 33 2 32,50 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 1 13,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 67 8 65,00 334,285 1661

5 235 ALİ KAYA 12A 29 10 26,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 14 6 12,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 66 25 59,75 319,180 2078

6 246 ASİYE YÜKSEK 12A 29 9 26,75 1 0 1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 16 3 15,25 1 0 1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 2 1 1,75 62 19 57,25 311,748 2306

7 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 29 6 27,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 11 4 10,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 60 16 56,00 307,785 2444

8 311 NİSA 12A 32 7 30,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 6 6 4,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 57 20 52,00 295,188 2981

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6 53 53 393 18146

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,6011,45 15,73 2,07 1,61 1,67 1,52 1,78 1,08 1,84 1,02 1,58 2,02 1,18 1,73 0,01 0,01 0,01 5,26 3,20 4,46 0,82 0,53 0,69 0,95 1,39 0,60 1,10 0,68 0,93 0,59 0,80 0,39 34,7823,65 28,87 213,970

Okul Ortalaması 29,32 7,75 27,38 3,38 1,26 3,06 2,51 1,64 2,10 3,47 1,09 3,20 3,72 0,64 3,56 0,00 0,00 0,00 11,64 3,77 10,70 1,47 0,62 1,32 1,38 1,02 1,12 1,42 0,53 1,28 0,98 1,17 0,69 59,2919,49 54,41 302,870

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 385 DİLARA NUR 12B 33 6 31,50 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 12 4 11,00 4 0 4,00 5 0 5,00 2 3 1,25 70 17 65,75 336,880 1595

2 270 HİLAL İREM YAĞLI 12B 35 2 34,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 9 4 8,00 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 67 14 63,50 329,675 1774

3 290 RUKİYE NAZ KALLİ 12B 31 7 29,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 12 4 11,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 2 3,50 1 2 0,50 66 22 60,50 321,218 1999

4 236 FATMAGÜL KARA 12B 32 5 30,75 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 8 10,00 1 0 1,00 6 1 5,75 3 2 2,50 65 22 59,50 318,063 2111

5 297 İLAYDA BOZDAĞ 12B 30 8 28,00 5 0 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 9 2 8,50 5 2 4,50 2 4 1,00 4 1 3,75 3 3 2,25 62 24 56,00 307,760 2446

6 392 H HÜSEYİN CAN 12B 29 6 27,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 9 1 8,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 57 11 54,25 302,410 2651

7 292 NURSENA TURUNÇ 12B 32 6 30,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 14 4 13,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 2 1,50 61 28 54,00 301,205 2710

8 190 ALİ ENES KAYA 12B 27 10 24,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 13 6 11,50 2 2 1,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 61 31 53,25 299,710 2772

9 287 MİSLİNA 12B 29 6 27,50 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 2 2 1,50 12 6 10,50 3 1 2,75 3 1 2,75 57 19 52,25 296,440 2925

10 377 FATMA K 12B 28 8 26,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 10 7 8,25 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 57 26 50,50 291,360 3170

11 0 AYŞE K 12B 25 11 22,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 11 6 9,50 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 53 25 46,75 280,473 3723

12 146 MUSTAFA ARI 12B 23 8 21,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 13 3 12,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 51 19 46,25 278,985 3815

13 396 EMİNE DURAN 12B 19 14 15,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 8 6 6,50 4 0 4,00 1 2 0,50 2 3 1,25 46 29 38,75 257,080 5440

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6 53 53 393 18146

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,6011,45 15,73 2,07 1,61 1,67 1,52 1,78 1,08 1,84 1,02 1,58 2,02 1,18 1,73 0,01 0,01 0,01 5,26 3,20 4,46 0,82 0,53 0,69 0,95 1,39 0,60 1,10 0,68 0,93 0,59 0,80 0,39 34,7823,65 28,87 213,970

Okul Ortalaması 29,32 7,75 27,38 3,38 1,26 3,06 2,51 1,64 2,10 3,47 1,09 3,20 3,72 0,64 3,56 0,00 0,00 0,00 11,64 3,77 10,70 1,47 0,62 1,32 1,38 1,02 1,12 1,42 0,53 1,28 0,98 1,17 0,69 59,2919,49 54,41 302,870

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 314 HASAN KLL 12C 36 2 35,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 20 1 19,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 76 9 73,75 360,220 1120

2 226 GAMZE GÖKÇE 12C 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 19 6 17,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 71 16 67,00 339,648 1528

3 295 CAN KURT 12C 28 6 26,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 25 2 24,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 70 15 66,25 338,650 1544

4 220 HACI EYÜP BIYIKLI 12C 27 7 25,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 18 5 16,75 7 2 6,50 68 18 63,50 330,488 1754

5 233 MUHAMMET ALİ DERELİ12C 32 8 30,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 19 7 17,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 69 25 62,75 327,605 1821

6 0 EMİN 12C 24 14 20,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 20 3 19,25 2 0 2,00 63 19 58,25 315,330 2195

7 283 MİRAY GÖKKAYA 12C 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 12 2 11,50 61 12 58,00 312,773 2268

8 199 SERKAN ŞAHAN 12C 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 3 13,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 61 19 56,25 308,330 2420

9 301 BEYZA GÜL YILMAZ 12C 28 10 25,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 11 1 10,75 4 3 3,25 1 0 1,00 59 17 54,75 304,070 2576

10 288 BARIŞ 12C 27 13 23,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 14 4 13,00 7 2 6,50 61 26 54,50 303,503 2601

11 278 MUKADDES MERVE 12C 31 7 29,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 14 5 12,75 0 2 -0,50 58 18 53,50 299,768 2770

12 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 29 9 26,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 10 3 9,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 57 16 53,00 298,663 2820

13 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12C 34 5 32,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 12 5 10,75 1 1 0,75 1 1 0,75 57 19 52,25 295,598 2962

14 148 MEHMET FURKAN 12C 26 7 24,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 11 3 10,25 6 2 5,50 56 17 51,75 295,133 2985

15 264 GÜLNİH AL 12C 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 54 10 51,50 292,980 3092

16 285 NİSANUR DELİCE 12C 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 55 19 50,25 289,915 3222

17 390 YUSUF KARATAŞ 12C 26 9 23,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 12 6 10,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 54 23 48,25 284,598 3487

18 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 24 13 20,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 11 2 10,50 48 20 43,00 269,163 4481

19 162 SELMA KESKİN 12C 29 9 26,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 45 13 41,75 264,608 4820

20 256 BARIŞ BAĞCI 12C 29 11 26,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 7 5 5,75 1 2 0,50 48 27 41,25 263,183 4936

21 229 ESRA BATTAL 12C 2 2 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 16 5 14,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 27 18 22,50 209,930 9759
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6 53 53 393 18146

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,6011,45 15,73 2,07 1,61 1,67 1,52 1,78 1,08 1,84 1,02 1,58 2,02 1,18 1,73 0,01 0,01 0,01 5,26 3,20 4,46 0,82 0,53 0,69 0,95 1,39 0,60 1,10 0,68 0,93 0,59 0,80 0,39 34,7823,65 28,87 213,970

Okul Ortalaması 29,32 7,75 27,38 3,38 1,26 3,06 2,51 1,64 2,10 3,47 1,09 3,20 3,72 0,64 3,56 0,00 0,00 0,00 11,64 3,77 10,70 1,47 0,62 1,32 1,38 1,02 1,12 1,42 0,53 1,28 0,98 1,17 0,69 59,2919,49 54,41 302,870

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 ESMA AK 12D 33 7 31,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 8 2 7,50 3 0 3,00 2 1 1,75 1 2 0,50 58 19 53,25 298,963 2803

2 250 BETÜL YAMAN 12D 30 10 27,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 3 7,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 55 20 50,00 289,385 3245

3 241 MELİKE CEVİZ 12D 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 5 3,75 1 0 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 55 20 50,00 289,160 3252

4 255 EMİNE BOLAT 12D 27 12 24,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 12 5 10,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 54 24 48,00 283,960 3519

5 252 BENGÜ SU ARIK 12D 32 6 30,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 51 16 47,00 279,965 3761

6 191 N YAĞMUR SADIK 12D 27 12 24,00 1 1 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 13 4 12,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 4 0,00 52 30 44,50 273,310 4194

7 294 NESLİHAN FIRAT 12D 30 9 27,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 48 16 44,00 271,293 4316

8 262 ŞEVVAL TURUNC 12D 30 10 27,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 44 13 40,75 261,490 5073

9 296 RABİA MUSTAFA 12D 28 12 25,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 45 23 39,25 257,335 5426

10 247 NSUDE TEPE 12D 28 10 25,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 6 6 4,50 1 1 0,75 1 2 0,50 45 27 38,25 254,250 5695
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM 195  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,993 213,970 1 11 11 20 1811

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 1 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 29,25 27,38 15,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,75 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,10 1,08

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,50 11,92 6,07

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 11,75 10,70 4,46

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,00 1,32 0,69

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 13,75 12,01 5,15

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,00 1,12 0,60

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,75 1,28 0,93

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,50 0,69 0,39

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,25 3,09 1,92

Toplam: 120 67 17 62,75 52 62,75 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCADBEDe  EADBADBDBEBCdBDAcBdEAEaaeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal E  aA cC EDBBCAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBE BEBCeD  E C  A                  BE 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen DCacca  cECBAEcE aA 

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 2 0 2 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KAYA 235 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,180 213,970 5 14 14 26 2078

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 8 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 30,03 27,38 15,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,47 2,10 1,08

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,84 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,34 11,92 6,07

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 15,12 10,70 4,46

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,31 1,32 0,69

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 18,44 12,01 5,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,22 1,12 0,60

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,66 1,28 0,93

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,88 0,69 0,39

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 7,75 3,09 1,92

Toplam: 120 66 25 59,75 50 67,56 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCAD EDBAeEADBbDBDBEBCbBeABcCEAdaCeae

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbBaAdcCAEDeeCAEAEEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik dDad eE  AD   bCCBACDAE   DB d  D D CaE 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen          ECe d ECD  

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYE YÜKSEK 246 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,748 213,970 6 18 18 36 2306

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 8 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 30,03 27,38 15,73

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,72 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,47 2,10 1,08

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,84 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,31 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 11,34 11,92 6,07

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,12 10,70 4,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,31 1,32 0,69

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 18,44 12,01 5,15

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,22 1,12 0,60

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,66 1,28 0,93

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,88 0,69 0,39

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 7,75 3,09 1,92

Toplam: 120 62 19 57,25 48 67,56 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCADcEeBAdEADBADBDdEB bBDeBaCbAE CeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal     Ae a E e CAEA bC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  D cABEBaAD BE CCBACeAE               E 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen DCDE    bd BAEcEC   

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 1 50
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ARAZ 238 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,605 213,970 3 7 7 15 1603

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 8 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 30,03 27,38 15,73

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,72 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,47 2,10 1,08

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,84 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,31 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,34 11,92 6,07

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,12 10,70 4,46

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,31 1,32 0,69

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 18,44 12,01 5,15

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,22 1,12 0,60

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,66 1,28 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,88 0,69 0,39

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,75 3,09 1,92

Toplam: 120 73 30 65,50 55 67,56 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCADBaDBAeEADBbDdDcEcCCBDABaCEAdBCeaA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbBdb DCcdcBBeAaA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik dDad BE CAD BEbCCBACD E  E B  A D D CaE 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen D aacacDDECBAEBE cbB

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 2 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇOMRUK 280 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,753 213,970 2 2 2 5 360

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 8 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 30,03 27,38 15,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,47 2,10 1,08

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,84 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,34 11,92 6,07

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 15,12 10,70 4,46

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,31 1,32 0,69

TYT Matematik 40 29 0 29,00 73 18,44 12,01 5,15

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,22 1,12 0,60

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,66 1,28 0,93

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,88 0,69 0,39

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 7,75 3,09 1,92

Toplam: 120 93 10 90,50 75 67,56 54,41 28,87

TYT Türkçe AECBccDBbCBEBDBDABDAEeABDE  ACDBAEABBCaE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeBDEE  DcACBBDCEEAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EABDEBCEADCABCCCE   A BEBAEBDC E     D A

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen DBcEDCDEABCEDbaAD  B

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 2 2 0 100
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0
Dalgalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA 311 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,188 213,970 8 32 32 55 2981

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 8 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,03 27,38 15,73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,47 2,10 1,08

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,84 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,34 11,92 6,07

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 15,12 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,31 1,32 0,69

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 18,44 12,01 5,15

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,22 1,12 0,60

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,66 1,28 0,93

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,88 0,69 0,39

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 7,75 3,09 1,92

Toplam: 120 57 20 52,00 43 67,56 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCA aEeBABEADaADBDBEaCCBDAcBCEAEaCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBCAcDacEDB CAEAEEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDcEeaa           A D bb  D             

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen Dde       b  E E   a

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NUR KAPLAN 257 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,785 213,970 7 20 20 40 2444

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 8 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 30,03 27,38 15,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,72 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,47 2,10 1,08

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,84 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,31 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 11,34 11,92 6,07

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,12 10,70 4,46

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,31 1,32 0,69

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 18,44 12,01 5,15

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,22 1,12 0,60

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,66 1,28 0,93

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,88 0,69 0,39

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 7,75 3,09 1,92

Toplam: 120 60 16 56,00 47 67,56 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCAD   BAaEbeB DBDBEeCCBDABBCEAa CeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal E  aA    Ec   AEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CbaE BEBCA   E a BA        a EA   D CBE 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen Da E   c E B EcE D a

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT G 242 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
423,015 213,970 1 1 1 2 245

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 8 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,03 27,38 15,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,47 2,10 1,08

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,84 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,34 11,92 6,07

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 15,12 10,70 4,46

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,31 1,32 0,69

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 18,44 12,01 5,15

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,22 1,12 0,60

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,66 1,28 0,93

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,88 0,69 0,39

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,75 3,09 1,92

Toplam: 120 99 18 94,50 79 67,56 54,41 28,87

TYT Türkçe AECBcADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCaE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBecEcCDaeCBeDCEEAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EABDda EADCABCCCEBDDAb EBAEaDCAEBCCD DCA

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen DBAcaCDEABCEDDaAcCad

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 2 1 1 50
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100
Dalgalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN KARAGÖZ 182 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,285 213,970 4 8 8 16 1661

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 8 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 2 32,50 81 30,03 27,38 15,73

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,72 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,47 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,34 11,92 6,07

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 15,12 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,31 1,32 0,69

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 18,44 12,01 5,15

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,22 1,12 0,60

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,66 1,28 0,93

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,88 0,69 0,39

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 7,75 3,09 1,92

Toplam: 120 67 8 65,00 54 67,56 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCA  E  A EADBADBDBEBCCBDdBBCEAEBCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDB Ad   EcBBCAEAEEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDcE BE CAD B   C A D     DB            

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen D aEc    E   E E D a

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENES KAYA 190 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,710 213,970 8 27 27 48 2772

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 13 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,83 27,38 15,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,87 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,54 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,42 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,87 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,69 11,92 6,07

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 9,90 10,70 4,46

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,10 1,32 0,69

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33 11,00 12,01 5,15

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,96 1,12 0,60

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,13 1,28 0,93

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,33 0,69 0,39

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 5,42 3,09 1,92

Toplam: 120 61 31 53,25 44 53,94 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCA   eaAcEAeBAbBDBEBeCBDccBCEdEBCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBeAdDCAEDBBCedAcEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDBE B  CeDDB e  BA bd    DBdE     bCcE 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen DbaEcBe  c   d a  dB

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 0 2 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Özel Dörtgenler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 1 50
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE K 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,473 213,970 11 41 41 77 3723

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 13 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,83 27,38 15,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,87 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,54 2,10 1,08

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,42 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,87 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,69 11,92 6,07

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 9,90 10,70 4,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,10 1,32 0,69

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 11,00 12,01 5,15

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,96 1,12 0,60

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,13 1,28 0,93

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,33 0,69 0,39

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 5,42 3,09 1,92

Toplam: 120 53 25 46,75 39 53,94 54,41 28,87

TYT Türkçe E BDdAb  bBABE cBcDBbBEBCCBDAcBCEebaaBBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EcBeAc b EcdBCAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDBE BE  e eB    d CD E   DBddA         

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen   D      EbB E d   B

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA NUR 385 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,880 213,970 1 6 6 14 1595

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 13 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,83 27,38 15,73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,87 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,54 2,10 1,08

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,42 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,87 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,69 11,92 6,07

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 9,90 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,32 0,69

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 11,00 12,01 5,15

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,96 1,12 0,60

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,13 1,28 0,93

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,33 0,69 0,39

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 5,42 3,09 1,92

Toplam: 120 70 17 65,75 55 53,94 54,41 28,87

TYT Türkçe AECBcADBdC EBDBDABaAEBbBDEdDACDBAEABeCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBDEEc  dACBBDdaEAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EAeD   E Da d C EB  A  E  Ea C          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen D  ED D  BCEDDc DCcc

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE DURAN 396 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,080 213,970 13 51 51 122 5440

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 13 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 26,83 27,38 15,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,87 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 2,10 1,08

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,42 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,87 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,69 11,92 6,07

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 9,90 10,70 4,46

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,10 1,32 0,69

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 11,00 12,01 5,15

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,96 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,13 1,28 0,93

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,33 0,69 0,39

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 5,42 3,09 1,92

Toplam: 120 46 29 38,75 32 53,94 54,41 28,87

TYT Türkçe AECcddDBbbe ac DABbAE   ba  AaDBAEABBCad

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACd EE CacAC BDCE Ad     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik Ee       D Ad C  BD e   a EdDa EBC     A

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen b  dD         ebD Ee

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA K 377 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,360 213,970 10 35 35 59 3170

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 13 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 26,83 27,38 15,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,87 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,54 2,10 1,08

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,42 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,87 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,69 11,92 6,07

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 9,90 10,70 4,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,10 1,32 0,69

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 11,00 12,01 5,15

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,96 1,12 0,60

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,13 1,28 0,93

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,33 0,69 0,39

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 5,42 3,09 1,92

Toplam: 120 57 26 50,50 42 53,94 54,41 28,87

TYT Türkçe AECBeADcCbBEBDBDABbAEBeB    ACDBAEAcBCaa

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeBcEE b cACBdcCE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik deBD   E DC d a  Be e  E  EBDa         A

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen D cED DE BbE    c de

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0
Dalgalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL KARA 236 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,063 213,970 4 15 15 29 2111

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 13 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,83 27,38 15,73

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,87 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,54 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,42 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,87 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,69 11,92 6,07

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 9,90 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,32 0,69

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 11,00 12,01 5,15

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,96 1,12 0,60

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,13 1,28 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,33 0,69 0,39

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 5,42 3,09 1,92

Toplam: 120 65 22 59,50 50 53,94 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCAD  D bBEAbBADBcBEBCCBDAcBCEAEBCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal deBeA  a EDBcCAEAcEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDcE BE  A cB eC dcaD E   eeAE          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen   D    DDECBAdcECD c

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
H HÜSEYİN CAN 392 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,410 213,970 6 24 24 44 2651

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 13 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 26,83 27,38 15,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,87 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,54 2,10 1,08

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,42 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,87 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,69 11,92 6,07

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 9,90 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,32 0,69

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 11,00 12,01 5,15

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,96 1,12 0,60

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,13 1,28 0,93

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,33 0,69 0,39

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 5,42 3,09 1,92

Toplam: 120 57 11 54,25 45 53,94 54,41 28,87

TYT Türkçe AECcBADBCCBEBbBDbBDAEa B    ACDBAEAceCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AaBeEEAC dACBBDCE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EABD     D AB    BD e                   

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen    ED  Ee     B     

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL İREM YAĞLI 270 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,675 213,970 2 10 10 19 1774

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 13 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 26,83 27,38 15,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,87 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,54 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,42 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,87 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,69 11,92 6,07

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 9,90 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,32 0,69

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 11,00 12,01 5,15

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,96 1,12 0,60

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,13 1,28 0,93

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,33 0,69 0,39

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 5,42 3,09 1,92

Toplam: 120 67 14 63,50 53 53,94 54,41 28,87

TYT Türkçe AECBBADB CBEBDBDABDAEBABD  DACDBAEABeCBc

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeB EE a  ACBeDCE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik   BD       AB C aBe    Ed EBb           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen bc ED DdABCEe dAD EB

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 1 50
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA BOZDAĞ 297 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,760 213,970 5 21 21 41 2446

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 13 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,83 27,38 15,73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,87 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,54 2,10 1,08

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,42 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,87 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,69 11,92 6,07

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 9,90 10,70 4,46

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,10 1,32 0,69

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 11,00 12,01 5,15

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,96 1,12 0,60

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,13 1,28 0,93

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,33 0,69 0,39

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 5,42 3,09 1,92

Toplam: 120 62 24 56,00 47 53,94 54,41 28,87

TYT Türkçe AECBcADB bBEBDBbABDAEBeBe BDAdDBAEABBCab

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBDEEdba      Ca AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EA       c   C   B  AC d  E DC bBCCa D A

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen ecc DCbEeBC  DcADebB

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 1 50
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 2 1 1 50
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİSLİNA 287 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,440 213,970 9 30 30 52 2925

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 13 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 26,83 27,38 15,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,87 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,54 2,10 1,08

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,42 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,87 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,69 11,92 6,07

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 9,90 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,32 0,69

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 11,00 12,01 5,15

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,96 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,13 1,28 0,93

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,33 0,69 0,39

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 5,42 3,09 1,92

Toplam: 120 57 19 52,25 44 53,94 54,41 28,87

TYT Türkçe E BDCA d DBAdEADBAbBDBEBCCBeAdBCEAE CB c

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal Ee Cd  b EDBBCAde EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDBEeBE  e eB  aCBA D      eAE          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen D aE B         ECD d

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 1 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 1 50
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ARI 146 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,985 213,970 12 43 43 79 3815

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 13 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 26,83 27,38 15,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,87 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,54 2,10 1,08

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,42 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,87 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,69 11,92 6,07

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 9,90 10,70 4,46

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,10 1,32 0,69

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 11,00 12,01 5,15

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,96 1,12 0,60

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,13 1,28 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,33 0,69 0,39

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 5,42 3,09 1,92

Toplam: 120 51 19 46,25 39 53,94 54,41 28,87

TYT Türkçe AECcceDBC BEBDBbABbAEcAae   AC    AB CBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeBDEEACDdAC B           

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EdBD   E b  B    BDD C  B EBDa EaCb     

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen   cEa Dd  d         

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Özel Dörtgenler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TURUNÇ 292 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,205 213,970 7 25 25 46 2710

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 13 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,83 27,38 15,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,87 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,54 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,42 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,87 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,69 11,92 6,07

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 9,90 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,32 0,69

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 11,00 12,01 5,15

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,96 1,12 0,60

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,13 1,28 0,93

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,33 0,69 0,39

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 5,42 3,09 1,92

Toplam: 120 61 28 54,00 45 53,94 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCAD  DBAeEADBADBaeEBCCBDdBBCEAEBCBcd

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EeBaAc a EDcBCAEe dC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDad BE  e DB eC BA D     DBAE          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen De dceb acCBdaed D B

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE NAZ KALLİ 290 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,218 213,970 3 13 13 25 1999

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 13 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,83 27,38 15,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,87 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,54 2,10 1,08

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,42 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,87 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,69 11,92 6,07

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 9,90 10,70 4,46

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,10 1,32 0,69

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 11,00 12,01 5,15

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,96 1,12 0,60

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,13 1,28 0,93

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,33 0,69 0,39

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 5,42 3,09 1,92

Toplam: 120 66 22 60,50 50 53,94 54,41 28,87

TYT Türkçe EAeDC DdaDBABEADBbDBDB BCCBDAcBCEAEBCdcA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal dbB ABDaAEDecCAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDdE eEc A DBE C BA D      B        Cd  

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen D DEc D eECBAdeE  b 

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0
Dalgalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ 288 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,503 213,970 10 23 23 43 2601

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 7 2 6,50 65 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 13,27 12,01 5,15

Toplam: 120 61 26 54,50 45 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe AECBcADBbCBEBDBDABDAEBbaebacACDBbdbeBCaE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBDEEbCcBbCcabdEEAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EcaDE  EAD AB    B  A   BAEcbCAaB CDbDCA

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 0 50
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BAĞCI 256 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,183 213,970 20 48 48 105 4936

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 13,27 12,01 5,15

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,37 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,12 1,28 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,69 0,39

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,56 3,09 1,92

Toplam: 120 48 27 41,25 34 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe AEaBcADBCCBEBDBDdaDAEeABedcDACDBAEABeCec

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal beBecEcaDaAeBeDCEEAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik Ec       D  B a cB  A   B Ec a          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen e  Ee               

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA GÜL YILMAZ 301 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,070 213,970 9 22 22 42 2576

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 13,27 12,01 5,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,37 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,12 1,28 0,93

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,07 0,69 0,39

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,56 3,09 1,92

Toplam: 120 59 17 54,75 46 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe AECBcADBCCaEBDBDABDAEdea E bACDeAEAcBCab

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal bCBDEEdCD ACeBDCE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik  A       b  BC  EB  AC  B EB C bdC DdD A

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen                 D   

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KURT 295 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,650 213,970 3 5 5 13 1544

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 13,27 12,01 5,15

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,37 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,12 1,28 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,69 0,39

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,56 3,09 1,92

Toplam: 120 70 15 66,25 55 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCcDBEaBA EAD ADBDdEeCCBDAaaC  EB  BA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBCABDCAEDBcb EAEEe     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBbbBEBCADDBECCCBACDAECBE   E b      b 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen   Dcc               

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,330 213,970 6 16 16 30 2195

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 13,27 12,01 5,15

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,37 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,12 1,28 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,69 0,39

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,56 3,09 1,92

Toplam: 120 63 19 58,25 49 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe AECBcdbBbaBaBcBDABDAEeABb  DdCDBAEAceaaE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBDdEACD ACBBDCEEAd     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik b BbEBCEADCABCaCEB  A   B EBDC          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen    ED               

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 1 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA BATTAL 229 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,930 213,970 21 53 53 223 9759

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 13,27 12,01 5,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,37 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,12 1,28 0,93

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,07 0,69 0,39

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,56 3,09 1,92

Toplam: 120 27 18 22,50 19 53,52 54,41 28,87

TYT Sosyal d BeABeedEcd dAE  bC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBEcB   AaDBEdCCBA D E    deE    DeCaEA

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen               db    

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE GÖKÇE 226 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,648 213,970 2 4 4 12 1528

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 13,27 12,01 5,15

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,37 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,12 1,28 0,93

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,07 0,69 0,39

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,56 3,09 1,92

Toplam: 120 71 16 67,00 56 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAdBaBBe

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBeABDbAEDBeeAEA bC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBEABEBCADDBECae d DAECc c e           

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen   aa           E    

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 2 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLNİH AL 264 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,980 213,970 15 34 34 58 3092

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 13,27 12,01 5,15

Toplam: 120 54 10 51,50 43 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe AECBcADBCCBEBDBDdBDAEBbBeEBDACDBAEABBCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AdBDEEcaDBACeBDCE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E dc       AB                           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACI EYÜP BIYIKLI 220 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,488 213,970 4 9 9 18 1754

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 7 2 6,50 65 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 13,27 12,01 5,15

Toplam: 120 68 18 63,50 53 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe AECBdADBCCcEBDBDABDAcdA  E DAC B  AeBCea

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBDEEbCcBACBBDddEAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EcaDEB EAD ABC   BeDAa  eAEBDCAaB CDbDCA

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 0 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 0 50
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KLL 314 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,220 213,970 1 3 3 10 1120

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 13,27 12,01 5,15

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,37 1,12 0,60

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,12 1,28 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,69 0,39

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,56 3,09 1,92

Toplam: 120 76 9 73,75 61 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCADBED ABEADBADBDBEBdCBDABBCEAE CeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBeABabAEDBcCAEAEEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBE BEB A  BECaCBACDAEC   B         aE 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen   DE    b  B        

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 1 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET FURKAN 148 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,133 213,970 14 33 33 56 2985

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 13,27 12,01 5,15

Toplam: 120 56 17 51,75 43 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCADBEaecBEADBADBaa eCCBDABeC    C B 

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal cDBCABDCAEadd AEeEE      

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  D EA       B    BA DcE  EDacEACDbD  BaA

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 1 50
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 0 50
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY GÖKKAYA 283 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,773 213,970 7 17 17 34 2268

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 13,27 12,01 5,15

Toplam: 120 61 12 58,00 48 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCADBEDBedEADBADcDBEBCCBDABBCEAEBCecA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBeABDbAEDBeeAEA bC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBEABE  A eB    dA       DB            

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ALİ DERELİ 233 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,605 213,970 5 12 12 21 1821

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 20 9 17,75 44 13,27 12,01 5,15

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,37 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,12 1,28 0,93

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,07 0,69 0,39

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,56 3,09 1,92

Toplam: 120 69 25 62,75 52 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCdDBEeBeeEADBADBcBEBCCBcAcBCEAEBCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBCAcDCcdDBaCAEAEEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDcEABEB daDBEb CBACDAE  EcBAd e     aE 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen    Ee          a b e

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUKADDES MERVE 278 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,768 213,970 11 26 26 47 2770

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 13,27 12,01 5,15

Toplam: 120 58 18 53,50 45 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCADBEDBA EADBADBDBEBabBDdcBC bcaCBBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal aDBCA Db EDd CAEAcEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDBE BE aADcBE   BA D   B cB d     d d  

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ORÇAN 201 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,663 213,970 12 29 29 51 2820

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 13,27 12,01 5,15

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,37 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,12 1,28 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,69 0,39

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,56 3,09 1,92

Toplam: 120 57 16 53,00 44 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCAecE  AcEADcADBDeEBCCBDAcBaEAcBCBBb

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBCA eaAEDBBdAEAEEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBE e  aA e    CBA  A       Ee         

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen   DE                

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR DELİCE 285 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,915 213,970 16 36 36 60 3222

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 13,27 12,01 5,15

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,37 1,12 0,60

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,12 1,28 0,93

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,07 0,69 0,39

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,56 3,09 1,92

Toplam: 120 55 19 50,25 42 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCADBaDBAeEAbBdDBDBEcCbBaAcBCEAEBCBBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBdABDbcEDBBCAEAEEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik bD E ed      E Cd           d b         

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen   a      E    eE    

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 1 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELMA KESKİN 162 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,608 213,970 19 47 47 103 4820

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 13,27 12,01 5,15

Toplam: 120 45 13 41,75 35 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe AECBcdDBCbBEBDBDdBDAEeABaE  ACDBAEAdeCcE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AdBDcEACDcACBdDCE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E                                       

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN ŞAHAN 199 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,330 213,970 8 19 19 39 2420

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 13,27 12,01 5,15

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,37 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,12 1,28 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,69 0,39

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,56 3,09 1,92

Toplam: 120 61 19 56,25 47 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe AECBcdDBCCBbcbBDAaDAEBABDEBDeCDBAEAceaBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AdBeEEACaBACBdDCEEAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik b  c  CE DCAB CC    AC E  bBDC c        

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen    cD               

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ OKUMUŞ 327 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,598 213,970 13 31 31 53 2962

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 13,27 12,01 5,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,37 1,12 0,60

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,12 1,28 0,93

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,07 0,69 0,39

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,56 3,09 1,92

Toplam: 120 57 19 52,25 44 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe EABcCADBEDBcBEAcBADBDBEBCbBDABBCEA BaBBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBeABDacd B e EA be     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBEABE CAD*ec        bC  D d           

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen          E c   a  A 

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMERYA OKUMUŞ 249 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,163 213,970 18 46 46 100 4481

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 13,27 12,01 5,15

Toplam: 120 48 20 43,00 36 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe AECcBADBCCBEBcBDABbcEdeBb   ACeeAdAeeCaE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AddeEEAbDcAC BDCE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik d BD     D  B C  Be AC EB E             

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARATAŞ 390 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,598 213,970 17 39 39 67 3487

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 21 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 26,67 27,38 15,73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,58 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,68 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,81 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,02 11,92 6,07

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 12,11 10,70 4,46

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,17 1,32 0,69

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 13,27 12,01 5,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,37 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,12 1,28 0,93

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,07 0,69 0,39

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,56 3,09 1,92

Toplam: 120 54 23 48,25 40 53,52 54,41 28,87

TYT Türkçe AECacADBCecEBcBDABDAdd B    ACDBAEABeCaE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBDEdcCDdACaBDCEEAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik dA aE  EADC B  bEB  d   B EcDa  a       

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen               e b a 

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENGÜ SU ARIK 252 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,965 213,970 5 42 42 78 3761

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 10 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,30 27,38 15,73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,15 2,10 1,08

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,52 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,58 11,92 6,07

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 5,12 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 1,32 0,69

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 5,38 12,01 5,15

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,75 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,38 1,28 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,12 0,69 0,39

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,25 3,09 1,92

Toplam: 120 51 16 47,00 39 45,50 54,41 28,87

TYT Türkçe AEaBcADabCBEBDBDbBDAE ABD BDACDBAEABBCaE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal bCBDEEcaD ACBBDCa AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik d a      D  B    c     EB Eca           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen    a                

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL YAMAN 250 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,385 213,970 2 37 37 61 3245

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 10 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,30 27,38 15,73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,52 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,58 11,92 6,07

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 5,12 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 1,32 0,69

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 5,38 12,01 5,15

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,75 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,38 1,28 0,93

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,12 0,69 0,39

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 1,25 3,09 1,92

Toplam: 120 55 20 50,00 42 45,50 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCADcEDBAdEAeBADBDBEaCbBDAcBdEAbBCeeA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBCABDCbEcBBCAEAcEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik bD E  E          B C    c DBdE          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen   a            d b a

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BOLAT 255 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,960 213,970 4 40 40 68 3519

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 10 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 27,30 27,38 15,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,15 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,52 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,28 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,58 11,92 6,07

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 5,12 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 1,32 0,69

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 5,38 12,01 5,15

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,75 1,12 0,60

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 1,28 0,93

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,12 0,69 0,39

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 1,25 3,09 1,92

Toplam: 120 54 24 48,00 40 45,50 54,41 28,87

TYT Türkçe AEaBcA aCbBacDBDABDAceAeeaBDACDBAEABeCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AdBD EcacBAdBBDCdcAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik   d    E DCbBCC  Be A  EBAEee           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen       D    E  B     

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA AK 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,963 213,970 1 28 28 50 2803

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 10 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,30 27,38 15,73

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,15 2,10 1,08

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,52 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,58 11,92 6,07

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 5,12 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 1,32 0,69

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 5,38 12,01 5,15

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,75 1,12 0,60

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,38 1,28 0,93

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,12 0,69 0,39

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 1,25 3,09 1,92

Toplam: 120 58 19 53,25 44 45,50 54,41 28,87

TYT Türkçe AaaBBADBCdBEBaBDABbAEBABDEBDACDBAEABBCac

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeecEE CDcAeBeDCd AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik   d      D AB   E    C  BAc D           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen   AED   AB   ccbD   

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE CEVİZ 241 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,160 213,970 3 38 38 62 3252

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 10 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,30 27,38 15,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,15 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,52 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,58 11,92 6,07

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 5,12 10,70 4,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,25 1,32 0,69

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 5,38 12,01 5,15

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,75 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,38 1,28 0,93

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,12 0,69 0,39

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,25 3,09 1,92

Toplam: 120 55 20 50,00 42 45,50 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCADBEeBAcEbDBbDdDBEBCCBDAcBCEAbBCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EeBaAcDaAEcBBCAEAEEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDe  e   b   E   d  D      B E        E 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen   DE          c    c

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
N YAĞMUR SADIK 191 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,310 213,970 6 44 44 90 4194

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 10 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 27,30 27,38 15,73

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,62 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,15 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,52 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,28 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 11,58 11,92 6,07

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 5,12 10,70 4,46

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,25 1,32 0,69

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 5,38 12,01 5,15

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,75 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,38 1,28 0,93

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,12 0,69 0,39

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,25 3,09 1,92

Toplam: 120 52 30 44,50 37 45,50 54,41 28,87

TYT Türkçe AaaBccDBCeBEBDBDABDAEBAeea bACDBAEABeCab

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal Ae   Edbc ACcBDddcAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EdBe     D ABCa EB DA   d E DC ba C    A

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen     D         a Dbdc

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 1 50
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN FIRAT 294 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,293 213,970 7 45 45 95 4316

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 10 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,30 27,38 15,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 2,10 1,08

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,52 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,58 11,92 6,07

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 5,12 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 1,32 0,69

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 5,38 12,01 5,15

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,75 1,12 0,60

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 1,28 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,12 0,69 0,39

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,25 3,09 1,92

Toplam: 120 48 16 44,00 37 45,50 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCbD EDBABEeDBADBaBccdbBDAcBCEAEBCBaA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal E BeAcDCAEDBBCAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik       c          Be        a            

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen   ca         E      

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NSUDE TEPE 247 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,250 213,970 10 52 52 130 5695

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 10 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 27,30 27,38 15,73

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,15 2,10 1,08

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,52 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 11,58 11,92 6,07

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 5,12 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 1,32 0,69

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 5,38 12,01 5,15

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,75 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,38 1,28 0,93

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,12 0,69 0,39

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,25 3,09 1,92

Toplam: 120 45 27 38,25 32 45,50 54,41 28,87

TYT Türkçe dABD ADB bBAcEADBbDBDBEBCCeaccBCEAEaCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbdeA Db EceaCAEA Eb     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik eeaE BE  d      dB         BdE          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen   aE          dE   e

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA MUSTAFA 296 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,335 213,970 9 50 50 121 5426

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 10 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 27,30 27,38 15,73

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,15 2,10 1,08

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,52 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,58 11,92 6,07

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 5,12 10,70 4,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 1,32 0,69

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 5,38 12,01 5,15

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,75 1,12 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,38 1,28 0,93

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,12 0,69 0,39

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,25 3,09 1,92

Toplam: 120 45 23 39,25 33 45,50 54,41 28,87

TYT Türkçe AECccdcBCCBEBDBDbBDAEcdBeEebACDBAEABeCBb

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeBccdAbDBACdBDCE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik  c         A              E  a          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen    Ea         c e E 

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL TURUNC 262 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,490 213,970 8 49 49 109 5073

Puanı Hesaplanan: 53 53 374 16432

Katılımlar: 10 53 53 393 18146

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,30 27,38 15,73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 3,06 1,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,15 2,10 1,08

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,52 3,20 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,56 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,58 11,92 6,07

Toplam: 120 44 13 40,75 34 45,50 54,41 28,87

TYT Türkçe EABDCADBEeBABEADaADdDBEadCBDdcBCEAbBCecA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBCAcDb EDd CAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
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