
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 7. DENEME 59 59 59 188

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 31,10 7,09 29,33 4,04 0,66 3,87 3,00 1,14 2,71 3,31 0,79 3,11 3,65 1,10 3,38 0,00 0,00 0,00 18,16 4,05 17,15 4,38 0,64 4,22 2,91 1,49 2,54 3,84 1,02 3,58 3,61 0,74 3,43 78,0018,72 73,32 360,010

Okul Ortalaması 28,36 8,36 26,27 3,56 0,95 3,32 2,51 1,12 2,23 3,08 0,80 2,89 3,27 1,39 2,92 0,00 0,00 0,00 12,37 4,36 11,28 1,76 0,46 1,65 0,92 1,22 0,61 1,93 1,07 1,67 2,24 0,97 2,00 60,0020,70 54,84 304,340

KATILIMLAR

1 280 MELİKE ÇOMRUK 12A 34 5 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 25 2 24,50 8 1 7,75 5 0 5,00 5 2 4,50 6 0 6,00 97 15 93,25 419,978 56

2 242 UMUT G 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 27 3 26,25 7 2 6,50 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 95 23 89,25 408,073 72

3 281 BİLGE ÖZYIRTICI 12A 31 7 29,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 23 3 22,25 8 1 7,75 5 0 5,00 5 2 4,50 6 0 6,00 90 19 85,25 396,273 84

4 0 BEYZA YILMAZ 12C 32 7 30,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 11 1 10,75 9 0 9,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 73 10 70,50 351,048 103

5 238 FURKAN ARAZ 12A 29 9 26,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 18 5 16,75 3 1 2,75 4 1 3,75 6 1 5,75 5 1 4,75 76 25 69,75 349,738 104

6 195 GİZEM İŞAL 12C 34 5 32,75 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 10 3 9,25 5 0 5,00 1 4 0,00 6 0 6,00 4 2 3,50 72 17 67,75 342,728 109

7 297 İLAYDA BOZDAĞ 12B 29 8 27,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 11 7 9,25 3 0 3,00 2 4 1,00 4 3 3,25 4 1 3,75 70 25 63,75 331,335 110

8 0 EMİNE BYNDR 12A 28 9 25,75 2 3 1,25 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 12 6 10,50 6 2 5,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 0 6,00 69 26 62,50 327,893 111

9 290 RUKİYE KALLİ 12B 29 11 26,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 11 3 10,25 3 0 3,00 1 1 0,75 4 2 3,50 4 1 3,75 67 21 61,75 325,393 112

10 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 32 7 30,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 16 6 14,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 66 17 61,75 324,663 113

11 311 NİSA 12A 34 5 32,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 7 1 6,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 65 15 61,25 322,928 115

12 232 EREN 12C 31 6 29,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 15 6 13,50 1 0 1,00 3 1 2,75 65 16 61,00 322,535 116

13 231 HAKAN TÜRKMEN 12A 29 7 27,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 17 2 16,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 65 18 60,50 321,398 117

14 385 DİLARA NUR 12B 33 4 32,00 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 10 8 8,00 0 4 -1,00 5 2 4,50 4 2 3,50 66 22 60,50 320,830 118

15 148 MEHMET FURKAN 12C 31 7 29,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 16 2 15,50 63 11 60,25 320,153 119

16 288 BARIŞ 12C 30 8 28,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 17 5 15,75 2 1 1,75 64 16 60,00 319,560 120

17 235 ALİ KAYA 12A 27 11 24,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 17 4 16,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 66 25 59,75 319,463 121

18 314 HASAN KLL 12C 27 11 24,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 17 7 15,25 2 1 1,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 66 25 59,75 319,433 122

19 995 NURCAN ÇOMRUK 12C 31 8 29,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 17 3 16,25 3 1 2,75 64 18 59,50 317,920 123

20 241 MELİKE CEVİZ 12D 35 4 34,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 62 10 59,50 317,410 124

21 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 34 0 34,00 4 0 4,00 2 0 2,00 3 0 3,00 3 2 2,50 9 2 8,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 61 9 58,75 315,205 125

22 278 MUKADDES MERVE 12C 34 6 32,50 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 11 4 10,00 2 1 1,75 62 13 58,75 315,200 126

23 226 GAMZE GÖKÇE 12C 33 7 31,25 4 0 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 17 5 15,75 1 1 0,75 63 20 58,00 313,098 127

24 190 ALİ ENES KAYA 12B 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 5 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 6 0 6,00 63 21 57,75 312,965 128

25 246 ASİYE YÜKSEK 12A 31 6 29,50 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 3 1,25 15 3 14,25 1 0 1,00 2 4 1,00 5 2 4,50 2 1 1,75 62 19 57,25 311,350 129

26 225 SEYFİ KIR 12A 28 12 25,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 17 5 15,75 2 0 2,00 2 1 1,75 62 23 56,25 308,695 131

27 233 MUHAMMET ALİ 12C 28 11 25,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 18 5 16,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 64 32 56,00 307,838 132

28 240 HURİ ŞAN SARI 12A 30 5 28,75 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 16 5 14,75 2 0 2,00 2 4 1,00 2 4 1,00 3 3 2,25 62 25 55,75 306,798 133

29 160 SÜMEYYE SÜT 12C 31 8 29,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 15 4 14,00 0 1 -0,25 60 18 55,50 305,830 134
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 31,10 7,09 29,33 4,04 0,66 3,87 3,00 1,14 2,71 3,31 0,79 3,11 3,65 1,10 3,38 0,00 0,00 0,00 18,16 4,05 17,15 4,38 0,64 4,22 2,91 1,49 2,54 3,84 1,02 3,58 3,61 0,74 3,43 78,0018,72 73,32 360,010

Okul Ortalaması 28,36 8,36 26,27 3,56 0,95 3,32 2,51 1,12 2,23 3,08 0,80 2,89 3,27 1,39 2,92 0,00 0,00 0,00 12,37 4,36 11,28 1,76 0,46 1,65 0,92 1,22 0,61 1,93 1,07 1,67 2,24 0,97 2,00 60,0020,70 54,84 304,340

KATILIMLAR

30 229 ESRA BATTAL 12C 27 11 24,25 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 13 6 11,50 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 60 21 54,75 304,263 136

31 0 BENGÜSU  ARIK 12D 33 5 31,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 6 5 4,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 58 12 55,00 304,093 137

32 390 YUSUF KARATAŞ 12C 30 9 27,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 15 2 14,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 60 25 53,75 300,768 138

33 245 EMİN PINAR 12C 27 12 24,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 5 10,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 59 22 53,50 300,490 139

34 0 HÜSNE BAŞCI 12B 31 4 30,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 9 7 7,25 1 0 1,00 1 1 0,75 4 2 3,50 2 2 1,50 58 18 53,50 299,900 140

35 285 NİSANUR DELİCE 12C 36 4 35,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 0 3,00 57 19 52,25 295,385 143

36 255 EMİNE BOLAT 12D 30 10 27,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 13 7 11,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 58 28 51,00 292,455 146

37 392 H HÜSEYİN CAN 12B 28 7 26,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 7 3 6,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 55 17 50,75 291,993 147

38 0 EMİNE DURAN 11B 24 8 22,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 10 4 9,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 56 22 50,50 291,840 148

39 270 HİLAL İREM YAĞL 12B 27 6 25,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 3 2 2,50 8 5 6,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 55 20 50,00 289,945 149

40 377 FATMA KAPLAN 12B 22 16 18,00 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 11 4 10,00 4 0 4,00 3 2 2,50 6 0 6,00 56 26 49,50 289,490 150

41 284 İREM KARADENİZ 12C 27 12 24,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 10 10 7,50 1 0 1,00 2 0 2,00 56 25 49,75 289,245 151

42 295 CAN KURT 12C 25 13 21,75 4 0 4,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 18 6 16,50 3 1 2,75 54 21 48,75 286,398 152

43 292 NURSENA TURUNÇ 12B 26 12 23,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 14 3 13,25 0 2 -0,50 5 2 4,50 2 4 1,00 56 30 48,50 285,680 153

44 191 N YAĞMUR SADIK 12D 24 14 20,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 13 5 11,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 5 1 4,75 55 27 48,25 285,310 154

45 264 GÜLNİHAL GÜNEŞ 12C 33 7 31,25 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 53 19 48,25 283,683 155

46 236 FATMAGÜL KARA 12B 28 8 26,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 11 10 8,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 3 2,25 55 31 47,25 281,535 156

47 283 MİRAY GÖKKAYA 12C 34 6 32,50 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 1 0 1,00 50 15 46,25 277,450 157

48 199 SERKAN ŞAHAN 12C 25 12 22,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 10 7 8,25 1 0 1,00 51 23 45,25 275,835 158

49 146 MUSTAFA ARI 12B 18 4 17,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 7 3 6,25 1 1 0,75 3 0 3,00 2 0 2,00 47 11 44,25 273,655 159

50 0 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 26 12 23,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 10 2 9,50 1 0 1,00 49 22 43,50 270,380 160

51 256 BARIŞ BAĞCI 12C 23 17 18,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 4 5,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 50 27 43,25 270,308 161

52 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12C 30 9 27,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 4 0,00 9 5 7,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 50 26 43,50 269,803 162

53 274 HİLAL GÜLSEVER 12B 12 8 10,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 20 5 18,75 2 1 1,75 0 5 -1,25 4 3 3,25 4 2 3,50 50 30 42,50 269,270 163

54 140 BURCU KURT 12C 31 5 29,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 6 1 5,75 46 12 43,00 267,993 164

55 220 HACI EYÜP 12C 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 21 1 20,75 7 0 7,00 42 7 40,25 263,555 165

56 0 AYŞE KURT 12B 21 16 17,00 1 4 0,00 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 9 8 7,00 2 0 2,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 4 1,00 46 36 37,00 251,690 168

57 230 DİLARA AKKAYA 12B 24 13 20,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 8 5 6,75 3 2 2,50 3 2 2,50 43 31 35,25 245,958 170

58 296 RABİA MUSTAFA 12D 33 6 31,50 1 1 0,75 1 2 0,50 35 9 32,75 236,830 175
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Genel Ortalama 31,10 7,09 29,33 4,04 0,66 3,87 3,00 1,14 2,71 3,31 0,79 3,11 3,65 1,10 3,38 0,00 0,00 0,00 18,16 4,05 17,15 4,38 0,64 4,22 2,91 1,49 2,54 3,84 1,02 3,58 3,61 0,74 3,43 78,0018,72 73,32 360,010

Okul Ortalaması 28,36 8,36 26,27 3,56 0,95 3,32 2,51 1,12 2,23 3,08 0,80 2,89 3,27 1,39 2,92 0,00 0,00 0,00 12,37 4,36 11,28 1,76 0,46 1,65 0,92 1,22 0,61 1,93 1,07 1,67 2,24 0,97 2,00 60,0020,70 54,84 304,340

KATILIMLAR

59 287 MİSLİNA 12B 18 18 13,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 14 5 12,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 40 34 31,50 235,395 176
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