
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 7. DENEME 56 56 56 185

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 30,16 7,60 28,26 3,70 0,67 3,53 2,90 1,11 2,62 2,92 0,80 2,72 3,61 0,98 3,36 0,00 0,01 0,00 16,72 3,89 15,75 4,16 0,59 4,01 2,74 1,34 2,40 3,48 0,91 3,25 3,26 0,60 3,11 73,6518,50 69,01 347,100

Okul Ortalaması 25,1110,13 22,58 2,41 0,98 2,17 2,14 1,00 1,89 1,80 0,82 1,60 3,09 1,04 2,83 0,00 0,02 0,00 7,30 3,86 6,34 0,89 0,27 0,83 0,21 0,68 0,04 0,64 0,71 0,46 1,00 0,50 0,88 44,5920,01 39,62 258,730

KATILIMLAR

1 347 ELİF AKGÜL 11A 32 6 30,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 15 2 14,50 6 1 5,75 2 2 1,50 5 1 4,75 4 0 4,00 78 15 74,25 362,680 98

2 307 BÜŞRA ORÇAN 11A 37 2 36,50 4 0 4,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 13 4 12,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 70 15 66,25 337,440 105

3 304 İLAYDA ÇINAR 11A 32 5 30,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 13 1 12,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 60 8 58,00 313,313 107

4 326 SELBİ GÜNTÜRK 11A 26 5 24,75 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 16 1 15,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 58 14 54,50 303,443 110

5 329 GULBAHARAKGLL 11D 27 12 24,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 16 7 14,25 1 1 0,75 58 23 52,25 296,675 113

6 321 FATMANUR GÖZEL 11A 26 14 22,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 13 5 11,75 3 2 2,50 0 6 -1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 61 36 52,00 296,255 114

7 337 AYSİMA İLERİ 11B 31 8 29,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 8 2 7,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 56 15 52,25 296,035 115

8 308 ESRA NUR ÇALHAN 11A 32 8 30,00 3 0 3,00 4 1 3,75 9 2 8,50 2 0 2,00 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 54 15 50,25 289,975 118

9 370 SÜMEYYE ORÇAN 11A 23 15 19,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 15 4 14,00 2 2 1,50 0 6 -1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 58 36 49,00 287,618 119

10 402 MUHAMMED HA* 11C 26 7 24,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 14 6 12,50 2 0 2,00 53 20 48,00 283,808 120

11 351 VİLDAN KISA 11B 29 10 26,50 4 0 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 5 5 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 52 19 47,25 281,360 121

12 319 NİSA AKÇAM 11B 32 7 30,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 4 3,00 1 1 0,75 51 15 47,25 280,763 122

13 386 HATİCE AKKUŞ 11B 27 13 23,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 2 7,50 51 17 46,75 280,098 123

14 393 SARİYE ORÇAN 11A 33 7 31,25 1 1 0,75 15 5 13,75 1 0 1,00 50 13 46,75 279,123 124

15 322 FATMANURBOZOKUL 11A 27 9 24,75 1 0 1,00 3 0 3,00 1 0 1,00 3 2 2,50 10 4 9,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 51 19 46,25 278,618 125

16 0 NUR KALLİ 11A 31 9 28,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 10 5 8,75 0 1 -0,25 51 19 46,25 277,928 126

17 320 MEDİNE ŞANLI 11C 30 8 28,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 49 12 46,00 277,280 127

18 299 SİMAY ORÇAN 11C 28 11 25,25 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 3 4,25 1 1 0,75 2 1 1,75 50 19 45,25 275,473 128

19 378 FEYZA YAVUZ 11D 32 4 31,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 48 10 45,50 275,400 129

20 120 DÖNE ÇAKIROĞLU 11B 32 5 30,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 6 1,50 0 1 -0,25 49 15 45,25 274,658 130

21 323 KÜBRA ÇELİK 11B 26 11 23,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 7 9 4,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 51 25 44,75 274,143 131

22 360 METE BİBER 11D 23 3 22,25 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 8 4 7,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 48 14 44,50 273,708 132

23 313 ZEYNEP DEMİR 11C 28 8 26,00 5 0 5,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 5 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 46 16 42,00 265,480 133

24 306 GÜLNUR BİLGİLİ 11D 30 9 27,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 47 22 41,50 263,693 134

25 365 SEMRA YILDIRIM 11C 24 14 20,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 12 9 9,75 1 1 0,75 2 0 2,00 49 33 40,75 262,480 135

26 324 PERİ BAŞIAÇIK 11D 28 10 25,50 4 0 4,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 44 13 40,75 261,750 136

27 352 YAREN KALLİ 11A 24 7 22,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 4 1 3,75 7 2 6,50 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 43 12 40,00 260,028 138

28 317 SALİHA TEMİZ 11A 23 8 21,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 3 2 2,50 9 5 7,75 1 0 1,00 1 3 0,25 3 2 2,50 45 22 39,50 258,710 139

29 333 AHMET BZDGNN 11B 26 10 23,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 6 3 5,25 2 0 2,00 44 20 39,00 256,725 140
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 30,16 7,60 28,26 3,70 0,67 3,53 2,90 1,11 2,62 2,92 0,80 2,72 3,61 0,98 3,36 0,00 0,01 0,00 16,72 3,89 15,75 4,16 0,59 4,01 2,74 1,34 2,40 3,48 0,91 3,25 3,26 0,60 3,11 73,6518,50 69,01 347,100

Okul Ortalaması 25,1110,13 22,58 2,41 0,98 2,17 2,14 1,00 1,89 1,80 0,82 1,60 3,09 1,04 2,83 0,00 0,02 0,00 7,30 3,86 6,34 0,89 0,27 0,83 0,21 0,68 0,04 0,64 0,71 0,46 1,00 0,50 0,88 44,5920,01 39,62 258,730

KATILIMLAR

30 340 FAHRİYE AKSOY 11D 27 12 24,00 2 0 2,00 3 0 3,00 2 2 1,50 8 1 7,75 42 15 38,25 254,395 141

31 381 LEYLA BAĞCI 11D 30 4 29,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 5 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 41 11 38,25 253,735 142

32 152 EMİRHAN ÖZBEK 11C 25 13 21,75 3 2 2,50 3 1 2,75 10 5 8,75 2 1 1,75 43 22 37,50 252,493 144

33 315 ÜMMÜ TAŞDEMİR 11D 29 8 27,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 40 13 36,75 249,475 145

34 404 BEKTAŞ AKTAŞ 11C 22 10 19,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 5 2,75 40 20 35,00 245,165 148

35 389 GÜL TAŞDEMİR 11B 24 12 21,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 4 4,00 1 0 1,00 40 20 35,00 244,970 149

36 344 SEBİHA GÜİ A DÇ 11A 11 3 10,25 18 2 17,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 2 3,50 36 8 34,00 243,558 152

37 372 NİLGÜN KOÇYİĞİT 11A 25 7 23,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 41 26 34,50 243,248 153

38 0 KİFAYETNUR 11A 22 16 18,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 7 6 5,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 41 30 33,50 240,960 154

39 342 SARİYE NUR CERE 11D 24 10 21,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 7 4 6,00 1 0 1,00 39 22 33,50 240,415 155

40 328 AYŞEGÜL * BEK 11D 27 9 24,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 36 11 33,25 239,198 156

41 334 TUĞBA GÜNEŞ 11D 24 14 20,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 6 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 40 28 33,00 239,135 157

42 356 ALİENGİNTÜRKMEN 11B 25 10 22,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 38 20 33,00 238,735 158

43 400 MERVE GÖK 11B 27 12 24,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 7 3,25 40 28 33,00 238,540 159

44 368 SUDE GÜNTÜRK 11B 24 11 21,25 4 0 4,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 38 22 32,50 237,518 160

45 0 ÜMMÜGÜLSÜMKİRAZ 11A 14 14 10,50 0 1 -0,25 15 5 13,75 4 0 4,00 4 0 4,00 37 20 32,00 237,435 161

46 325 ZEHRA TÜRKMEN 11A 18 19 13,25 14 5 12,75 5 1 4,75 37 25 30,75 233,143 164

47 380 IRMAK GÜL 11A 17 4 16,00 14 2 13,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 8 30,00 230,510 166

48 401 *RDU  SARI 11D 16 7 14,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 8 4 7,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 34 18 29,50 229,328 167

49 302 MELİSA KAYADİBİ 11A 23 15 19,25 1 1 0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 2 0,50 8 7 6,25 36 27 29,25 227,833 169

50 379 İLKNUR ZORBA 11B 22 15 18,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 4 4,00 36 28 29,00 227,208 170

51 359 BERAT CAN CEVİZ 11C 18 11 15,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 31 15 27,25 222,313 173

52 383 ALİ YILDIRIM 11A 24 11 21,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 36 35 27,25 221,473 174

53 357 METİN GÜNEL 11C 15 8 13,00 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 4 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 14 23,50 211,310 177

54 369 AYŞE LİMON 11B 21 15 17,25 1 4 0,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 3 1,25 29 23 23,25 209,973 178

55 407 AKİF ASLAN 11B 16 24 10,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 27 33 18,75 197,325 179

56 305 EBRAR ERGÜVEN 11B 11 28 4,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 6 0,50 16 46 4,50 155,070 185
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 30,16 7,60 28,26 3,70 0,67 3,53 2,90 1,11 2,62 2,92 0,80 2,72 3,61 0,98 3,36 0,00 0,01 0,00 16,72 3,89 15,75 4,16 0,59 4,01 2,74 1,34 2,40 3,48 0,91 3,25 3,26 0,60 3,11 73,6518,50 69,01 347,100

Okul Ortalaması 25,1110,13 22,58 2,41 0,98 2,17 2,14 1,00 1,89 1,80 0,82 1,60 3,09 1,04 2,83 0,00 0,02 0,00 7,30 3,86 6,34 0,89 0,27 0,83 0,21 0,68 0,04 0,64 0,71 0,46 1,00 0,50 0,88 44,5920,01 39,62 258,730

KATILIMLAR
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