
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF 7.SAYI 64 64 64 144

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,74 7,45 15,88 4,93 1,67 4,51 3,74 2,63 3,09 4,96 1,47 4,59 4,19 0,99 3,94 12,97 3,19 12,18 3,71 2,72 3,03 4,42 1,90 3,95 3,19 3,11 2,41 59,85 25,13 53,58 301,350

Okul Ortalaması 13,81 9,16 11,52 4,77 1,70 4,34 3,13 2,91 2,40 4,08 1,33 3,75 3,58 1,17 3,29 5,84 3,22 5,04 2,59 2,33 2,01 3,14 1,73 2,71 1,66 3,20 0,86 42,60 26,75 35,92 248,660

KATILIMLAR

1 904 E ZİŞAN GEVREK 10C 22 5 20,75 6 1 5,75 5 3 4,25 5 2 4,50 6 0 6,00 17 6 15,50 8 1 7,75 8 2 7,50 6 3 5,25 83 23 77,25 372,336 22

2 153 NESİBE NUR KAYA 10C 18 3 17,25 5 1 4,75 6 2 5,50 6 1 5,75 5 0 5,00 17 0 17,00 6 2 5,50 7 2 6,50 7 3 6,25 77 14 73,50 361,429 29

3 993 MELİKE KOCA 10D 18 4 17,00 4 2 3,50 4 1 3,75 5 1 4,75 3 1 2,75 15 2 14,50 6 1 5,75 8 1 7,75 4 3 3,25 67 16 63,00 329,838 55

4 979 SUDE GÖRGÜLÜ 10C 19 9 16,75 5 2 4,50 5 3 4,25 6 1 5,75 4 0 4,00 13 5 11,75 5 5 3,75 4 3 3,25 3 3 2,25 64 31 56,25 309,280 70

5 903 MERVE DEREBEYİ 10A 14 3 13,25 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 19 1 18,75 5 0 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 53 6 51,50 295,527 76

6 939 ESMA UYKUN 10D 24 6 22,50 8 0 8,00 4 3 3,25 6 0 6,00 5 0 5,00 3 3 2,25 3 3 2,25 3 4 2,00 56 19 51,25 293,393 77

7 157 HACI MERT OLGUN 10C 17 9 14,75 3 3 2,25 5 3 4,25 3 0 3,00 4 1 3,75 15 9 12,75 2 5 0,75 6 2 5,50 3 6 1,50 58 38 48,50 286,184 79

8 914 ZEYNEP KURT 10A 15 6 13,50 6 1 5,75 1 2 0,50 2 5 0,75 5 1 4,75 14 3 13,25 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 51 19 46,25 279,583 82

9 992 HACER NUR KURT 10C 20 5 18,75 7 1 6,75 4 3 3,25 4 2 3,50 4 2 3,50 5 1 4,75 4 4 3,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 52 26 45,50 276,536 83

10 955 ASUDE KAHRAMAN 10B 18 7 16,25 4 2 3,50 3 2 2,50 6 1 5,75 4 0 4,00 8 1 7,75 1 2 0,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 48 20 43,00 269,276 86

11 965 AYŞE N BOZKURT 10C 20 8 18,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 1 5,75 5 1 4,75 4 6 2,50 1 0 1,00 1 2 0,50 4 4 3,00 49 24 43,00 269,098 87

12 911 MERVE ZELİHA 10A 15 10 12,50 5 3 4,25 2 4 1,00 4 2 3,50 4 2 3,50 8 4 7,00 7 0 7,00 2 4 1,00 4 5 2,75 51 34 42,50 268,560 88

13 927 MERVE BOZDOĞAN 10A 15 5 13,75 6 1 5,75 4 0 4,00 6 1 5,75 0 4 -1,00 8 3 7,25 2 0 2,00 4 2 3,50 2 5 0,75 47 21 41,75 265,963 90

14 907 HATİCE 10D 18 11 15,25 5 0 5,00 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 6 8 4,00 1 0 1,00 3 2 2,50 4 5 2,75 50 33 41,75 265,768 92

15 0 NUR 10D 16 10 13,50 7 1 6,75 4 1 3,75 6 0 6,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 2 3,50 46 18 41,50 265,344 93

16 971 BEYZA NUR ZORBA 10D 19 9 16,75 5 3 4,25 3 4 2,00 3 1 2,75 4 2 3,50 7 5 5,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 49 31 41,25 264,070 94

17 972 RUMEYSA YILMAZ 10C 16 12 13,00 4 4 3,00 4 3 3,25 5 3 4,25 5 1 4,75 11 10 8,50 4 6 2,50 2 8 0,00 3 5 1,75 54 52 41,00 263,726 95

18 936 HACER ATA 10B 20 8 18,00 4 2 3,50 4 2 3,50 5 1 4,75 4 2 3,50 6 2 5,50 1 1 0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 46 22 40,50 261,473 96

19 944 BUSE AKK URT 10C 9 10 6,50 3 2 2,50 2 4 1,00 5 1 4,75 2 2 1,50 11 7 9,25 5 4 4,00 5 2 4,50 5 1 4,75 47 33 38,75 258,168 98

20 902 SUDE DİKİLİTAŞ 10B 16 12 13,00 5 1 4,75 7 1 6,75 5 1 4,75 5 1 4,75 3 2 2,50 1 6 -0,50 5 1 4,75 0 7 -1,75 47 32 39,00 257,644 99

21 982 M ALİ EFE 10D 11 16 7,00 5 2 4,50 4 4 3,00 6 1 5,75 2 4 1,00 11 8 9,00 3 7 1,25 6 4 5,00 3 5 1,75 51 51 38,25 256,390 100

22 970 ESMA YİĞİT 10C 18 7 16,25 2 3 1,25 2 2 1,50 6 1 5,75 6 0 6,00 3 0 3,00 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 42 15 38,25 255,047 101

23 925 EMİNEGÜL SAYGIL 10A 13 5 11,75 6 1 5,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 6 1,50 3 0 3,00 1 0 1,00 4 2 3,50 42 16 38,00 255,001 102

24 905 RAMAZAN NALBANT 10B 15 12 12,00 7 1 6,75 4 4 3,00 3 5 1,75 5 0 5,00 2 0 2,00 5 2 4,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 44 25 37,75 254,207 104

25 991 TUĞRA D 10D 8 6 6,50 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 5 1 4,75 9 6 7,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 42 18 37,50 253,930 105

26 952 EBRAR ORÇAN 10D 17 10 14,50 3 5 1,75 5 3 4,25 6 1 5,75 5 1 4,75 2 4 1,00 2 4 1,00 5 4 4,00 2 5 0,75 47 37 37,75 253,822 106

27 156 ABDURRAHMAN AKR 10C 14 9 11,75 4 2 3,50 1 5 -0,25 5 2 4,50 6 0 6,00 3 1 2,75 5 3 4,25 5 3 4,25 1 2 0,50 44 27 37,25 252,806 107

28 994 GİZEM  NAZ KAYA 10C 12 11 9,25 5 2 4,50 2 5 0,75 4 2 3,50 4 1 3,75 10 4 9,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 4 1,00 45 32 37,00 252,270 108

29 923 GÜLBAHAR ÇELİK 10D 17 6 15,50 6 1 5,75 4 3 3,25 6 1 5,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 0 2,00 40 12 37,00 251,327 109
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Genel Ortalama 17,74 7,45 15,88 4,93 1,67 4,51 3,74 2,63 3,09 4,96 1,47 4,59 4,19 0,99 3,94 12,97 3,19 12,18 3,71 2,72 3,03 4,42 1,90 3,95 3,19 3,11 2,41 59,85 25,13 53,58 301,350

Okul Ortalaması 13,81 9,16 11,52 4,77 1,70 4,34 3,13 2,91 2,40 4,08 1,33 3,75 3,58 1,17 3,29 5,84 3,22 5,04 2,59 2,33 2,01 3,14 1,73 2,71 1,66 3,20 0,86 42,60 26,75 35,92 248,660

KATILIMLAR

30 997 BEYZANUR POYRAZ 10B 12 9 9,75 5 1 4,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 9 2 8,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 3 0,25 42 22 36,50 250,632 110

31 917 ASLI AKKUŞ 10A 14 13 10,75 7 1 6,75 3 4 2,00 4 1 3,75 5 1 4,75 6 3 5,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 43 26 36,50 250,452 111

32 957 MELİKE KISA 10D 16 8 14,00 7 0 7,00 4 3 3,25 5 1 4,75 6 0 6,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 41 18 36,50 249,959 112

33 943 ERVA KÜPRA LİON 10B 12 12 9,00 3 3 2,25 3 3 2,25 7 0 7,00 5 1 4,75 9 7 7,25 2 6 0,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 45 36 36,00 249,186 113

34 977 RAHİLE AKTOP 10D 17 8 15,00 5 1 4,75 1 2 0,50 6 1 5,75 4 1 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 2 4 1,00 2 5 0,75 42 24 36,00 248,376 114

35 121 LEYLA YILDIZ 10B 16 6 14,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 5 1 4,75 4 1 3,75 3 6 1,50 4 2 3,50 3 1 2,75 2 3 1,25 41 23 35,25 246,377 115

36 933 EFRAHİM AKBAŞAK 10A 12 10 9,50 6 2 5,50 4 4 3,00 5 2 4,50 4 0 4,00 2 4 1,00 4 5 2,75 5 2 4,50 1 7 -0,75 43 36 34,00 243,229 116

37 988 MUHAMMED BAĞCI 10C 14 10 11,50 6 2 5,50 5 3 4,25 1 0 1,00 3 1 2,75 5 5 3,75 3 5 1,75 5 1 4,75 0 5 -1,25 42 32 34,00 242,919 117

38 98 EMİNE KEKLİK 10B 16 10 13,50 5 1 4,75 2 2 1,50 6 0 6,00 3 0 3,00 3 3 2,25 2 2 1,50 3 3 2,25 0 6 -1,50 40 27 33,25 240,285 118

39 980 GÖKHAN BARMAN 10B 13 3 12,25 7 0 7,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 2 3,50 4 0 4,00 1 1 0,75 35 11 32,25 237,681 119

40 942 AHMET SÜREK 10D 8 22 2,50 7 1 6,75 4 4 3,00 5 3 4,25 2 4 1,00 7 6 5,50 4 6 2,50 6 0 6,00 1 3 0,25 44 49 31,75 237,466 120

41 978 YUSUF KALAY 10D 7 14 3,50 6 2 5,50 5 2 4,50 3 2 2,50 4 2 3,50 9 4 8,00 3 4 2,00 4 2 3,50 0 6 -1,50 41 38 31,50 236,394 121

42 985 MELİKE NAZ 10D 10 17 5,75 5 3 4,25 3 5 1,75 5 2 4,50 3 2 2,50 5 1 4,75 5 2 4,50 4 1 3,75 1 5 -0,25 41 38 31,50 236,262 122

43 976 ŞEVVAL K 10D 17 8 15,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 1 0 1,00 5 1 4,75 1 0 1,00 4 2 3,50 1 3 0,25 36 18 31,50 234,929 123

44 987 ZEYNEP BOZDAĞ 10D 17 5 15,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 35 14 31,50 234,732 124

45 901 SENA 10A 14 12 11,00 7 1 6,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 1 4,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 37 23 31,25 234,508 125

46 986 NİSA KARABAYIR 10D 13 11 10,25 1 0 1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 6 3 5,25 3 3 2,25 5 1 4,75 1 3 0,25 37 24 31,00 234,144 126

47 0 ÖZGE SENA YLMZ 10D 13 7 11,25 6 1 5,75 1 3 0,25 5 1 4,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 5 -0,25 35 18 30,50 232,331 127

48 164 M ENES BOZDAĞ 10C 8 15 4,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 4 2 3,50 7 2 6,50 4 5 2,75 6 3 5,25 3 5 1,75 39 41 28,75 228,260 128

49 941 BEYZA SOLMAZ 10A 8 4 7,00 0 1 -0,25 6 1 5,75 5 0 5,00 12 3 11,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 11 28,25 225,990 129

50 924 GÜRKAN GÜZEL 10B 10 10 7,50 6 0 6,00 4 3 3,25 1 0 1,00 1 1 0,75 5 3 4,25 5 0 5,00 1 4 0,00 33 21 27,75 224,812 130

51 998 YİĞİT BOZDO AN 10A 10 14 6,50 6 2 5,50 4 3 3,25 5 2 4,50 2 3 1,25 3 4 2,00 4 4 3,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 37 38 27,50 224,000 131

52 912 ÖZLEM ALBENİ 10A 13 12 10,00 4 4 3,00 2 4 1,00 5 2 4,50 5 1 4,75 4 3 3,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 35 30 27,50 223,405 132

53 964 HABİB KISA 10C 8 12 5,00 4 1 3,75 1 4 0,00 5 1 4,75 2 3 1,25 7 2 6,50 3 3 2,25 2 0 2,00 2 2 1,50 34 28 27,00 222,742 133

54 909 YUSUF ARISOY 10B 12 9 9,75 5 1 4,75 3 3 2,25 4 2 3,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 33 25 26,75 221,143 134

55 915 HİRA UZ 10A 10 7 8,25 6 1 5,75 2 4 1,00 5 0 5,00 5 1 4,75 1 0 1,00 1 1 0,75 30 14 26,50 220,657 135

56 921 SİMA TEKEREK 10D 13 10 10,50 0 1 -0,25 5 2 4,50 2 0 2,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 32 24 26,00 219,101 136

57 945 EMİNE TÜRKMEN 10B 11 10 8,50 2 3 1,25 4 4 3,00 5 2 4,50 3 3 2,25 3 7 1,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 31 32 23,00 210,173 137

58 959 İRFAN KARADAĞLI 10B 14 9 11,75 5 2 4,50 0 3 -0,75 4 3 3,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 30 30 22,50 208,148 138
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Genel Ortalama 17,74 7,45 15,88 4,93 1,67 4,51 3,74 2,63 3,09 4,96 1,47 4,59 4,19 0,99 3,94 12,97 3,19 12,18 3,71 2,72 3,03 4,42 1,90 3,95 3,19 3,11 2,41 59,85 25,13 53,58 301,350

Okul Ortalaması 13,81 9,16 11,52 4,77 1,70 4,34 3,13 2,91 2,40 4,08 1,33 3,75 3,58 1,17 3,29 5,84 3,22 5,04 2,59 2,33 2,01 3,14 1,73 2,71 1,66 3,20 0,86 42,60 26,75 35,92 248,660

KATILIMLAR

59 110 KÜBRA AKILLI 10A 5 9 2,75 6 2 5,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 24 15 20,25 202,534 139

60 983 SAMET KOZAN 10C 12 13 8,75 6 2 5,50 1 6 -0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 5 0,75 27 27 20,25 201,844 140

61 949 HASAN BARAZ 10C 13 9 10,75 5 3 4,25 3 5 1,75 0 6 -1,50 3 1 2,75 3 9 0,75 1 7 -0,75 2 3 1,25 2 6 0,50 32 49 19,75 200,011 141

62 963 CELİL OĞUL 10A 7 4 6,00 5 2 4,50 5 3 4,25 1 0 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 22 14 18,50 196,821 142

63 928 ALİ AY 10A 4 1 3,75 4 4 3,00 4 4 3,00 2 6 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 15 17 10,75 173,847 143

64 910 HÜSNEGÜL ASLAN 10B 11 19 6,25 2 6 0,50 2 6 0,50 2 6 0,50 2 4 1,00 2 11 -0,75 4 6 2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 29 74 10,50 172,851 144
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