
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF 7.SAYI 87 87 87 172

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,14 7,60 16,24 6,87 2,73 6,18 4,61 3,90 3,64 3,22 1,83 2,76 14,24 5,31 12,91 5,69 2,19 5,14 4,70 1,82 4,25 1,42 3,27 0,60 58,89 28,65 51,72 295,770

Okul Ortalaması 14,51 9,30 12,18 6,02 3,33 5,19 3,83 4,02 2,82 2,75 1,86 2,28 8,32 5,84 6,86 4,03 2,54 3,40 3,37 2,06 2,85 0,95 3,03 0,20 43,78 31,98 35,78 248,240

KATILIMLAR

1 1018 H YAREN ERDAĞ 9 E 23 3 22,25 10 1 9,75 5 3 4,25 5 1 4,75 26 1 25,75 9 1 8,75 9 1 8,75 8 2 7,50 95 13 91,75 415,908 4

2 1028 FATMAGÜL YILDIZ 9 E 17 13 13,75 8 2 7,50 3 7 1,25 3 3 2,25 21 7 19,25 9 1 8,75 5 4 4,00 6 4 5,00 72 41 61,75 326,543 53

3 1047 HİDAYETT 9 E 26 4 25,00 9 3 8,25 4 6 2,50 5 1 4,75 12 10 9,50 5 5 3,75 5 4 4,00 2 6 0,50 68 39 58,25 314,180 68

4 1039 MÜZEYYEN 9 E 20 10 17,50 7 5 5,75 3 8 1,00 3 3 2,25 16 11 13,25 8 1 7,75 8 2 7,50 4 6 2,50 69 46 57,50 313,280 70

5 1099 AHMET GÜNEŞ 9 B 21 8 19,00 9 1 8,75 2 4 1,00 3 2 2,50 15 8 13,00 6 3 5,25 5 3 4,25 2 4 1,00 63 33 54,75 304,529 82

6 1089 SULTAN KAMALAK 9 E 20 8 18,00 9 2 8,50 5 4 4,00 3 2 2,50 15 10 12,50 4 5 2,75 2 2 1,50 3 5 1,75 61 38 51,50 294,709 87

7 1097 HALİM BYNDR 9 A 17 4 16,00 8 0 8,00 5 0 5,00 3 2 2,50 14 3 13,25 4 0 4,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 53 10 50,50 291,953 88

8 1006 VELİ AŞICI 9 A 17 5 15,75 11 1 10,75 5 3 4,25 4 2 3,50 12 2 11,50 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 54 14 50,50 291,946 89

9 1075 E İREM OĞUL 9 A 16 8 14,00 7 1 6,75 6 2 5,50 4 2 3,50 14 8 12,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 55 25 48,75 287,003 90

10 1085 KAAN 9 E 8 12 5,00 9 3 8,25 3 6 1,50 3 1 2,75 18 9 15,75 8 2 7,50 6 1 5,75 2 6 0,50 57 40 47,00 283,182 93

11 1069 FATMA ÇELİK 9 E 20 10 17,50 9 3 8,25 3 7 1,25 5 1 4,75 10 12 7,00 6 4 5,00 5 5 3,75 2 8 0,00 60 50 47,50 282,860 94

12 0 AYBEGÜM KUMRU 9 E 13 6 11,50 8 3 7,25 3 5 1,75 6 0 6,00 12 11 9,25 7 2 6,50 4 3 3,25 2 2 1,50 55 32 47,00 282,237 95

13 1052 AKERİM KÖSE 9 A 16 12 13,00 8 3 7,25 4 3 3,25 12 4 11,00 9 1 8,75 4 2 3,50 1 3 0,25 54 28 47,00 282,092 96

14 1076 GÜLSU TATLI 9 E 16 10 13,50 6 6 4,50 5 6 3,50 3 3 2,25 15 6 13,50 6 4 5,00 5 2 4,50 2 7 0,25 58 44 47,00 281,917 97

15 1087 FATMA CANSU BAZ 9 D 21 7 19,25 5 5 3,75 3 6 1,50 1 5 -0,25 11 7 9,25 7 2 6,50 6 2 5,50 2 4 1,00 56 38 46,50 279,797 98

16 1060 ŞEVVAL KARAGÖZ 9 E 19 6 17,50 7 5 5,75 4 5 2,75 3 1 2,75 12 9 9,75 4 5 2,75 5 2 4,50 1 2 0,50 55 35 46,25 279,063 99

17 1015 RAVZA GÜL 9 D 16 10 13,50 7 3 6,25 4 6 2,50 5 0 5,00 10 7 8,25 6 1 5,75 5 4 4,00 1 6 -0,50 54 37 44,75 275,134 100

18 1021 H KÜBRA ŞEN 9 A 20 6 18,50 3 2 2,50 6 3 5,25 5 1 4,75 9 7 7,25 4 3 3,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 51 26 44,50 273,612 101

19 1033 SEVDE TURUNÇ 9 B 19 7 17,25 5 7 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 8 9 5,75 4 3 3,25 6 3 5,25 0 2 -0,50 52 34 43,50 270,839 102

20 1038 NURBANU OĞUL 9 C 17 12 14,00 9 3 8,25 6 5 4,75 4 2 3,50 2 3 1,25 7 3 6,25 4 2 3,50 2 4 1,00 51 34 42,50 268,365 103

21 1072 ÖZGE TÜRCAN 9 E 11 13 7,75 8 4 7,00 6 5 4,75 3 3 2,25 16 3 15,25 4 4 3,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 52 40 42,00 267,445 105

22 1003 F TÜL YILDIRIM 9 C 16 11 13,25 4 0 4,00 3 3 2,25 1 0 1,00 16 7 14,25 7 2 6,50 2 6 0,50 49 29 41,75 266,058 106

23 1064 İREM KARAASLAN 9 E 13 11 10,25 6 5 4,75 3 7 1,25 2 2 1,50 18 6 16,50 4 4 3,00 3 3 2,25 3 4 2,00 52 42 41,50 265,707 107

24 1065 İREM GÜL 9 A 16 10 13,50 2 1 1,75 4 4 3,00 5 1 4,75 10 1 9,75 6 0 6,00 3 2 2,50 1 3 0,25 47 22 41,50 265,344 108

25 1027 FATMA BAŞOĞLU 9 A 17 8 15,00 3 2 2,50 3 2 2,50 8 5 6,75 7 2 6,50 8 1 7,75 46 20 41,00 263,866 109

26 1029 ALİ KAYADİB* 9 A 13 11 10,25 9 1 8,75 4 3 3,25 2 3 1,25 8 1 7,75 5 2 4,50 5 2 4,50 2 6 0,50 48 29 40,75 263,542 110

27 1048 TORUN GÜL 9 A 19 7 17,25 6 1 5,75 4 3 3,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 6 0 6,00 1 1 0,75 45 16 41,00 263,384 111

28 1037 HURİYE ÜNLÜ 9 E 15 8 13,00 5 3 4,25 4 3 3,25 5 1 4,75 10 7 8,25 3 4 2,00 5 2 4,50 1 2 0,50 48 30 40,50 262,333 112

29 1096 SENA BAĞCI 9 E 15 15 11,25 8 4 7,00 3 9 0,75 3 3 2,25 11 8 9,00 4 6 2,50 6 4 5,00 3 7 1,25 53 56 39,00 258,122 113
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30 1025 MİRAYSU KOÇ 9 D 17 13 13,75 5 5 3,75 5 6 3,50 1 1 0,75 7 9 4,75 7 3 6,25 5 5 3,75 4 6 2,50 51 48 39,00 257,947 114

31 0 ESRA KAYA 9 D 19 11 16,25 8 4 7,00 7 3 6,25 2 3 1,25 0 10 -2,50 5 4 4,00 6 3 5,25 2 3 1,25 49 41 38,75 256,790 115

32 1090 METEHAN AKKAYA 9 E 9 14 5,50 7 4 6,00 3 6 1,50 1 0 1,00 18 9 15,75 6 2 5,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 48 40 38,00 255,843 116

33 1094 EFNEN HALİL 9 B 22 6 20,50 6 6 4,50 4 4 3,00 5 1 4,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 44 24 38,00 253,673 117

34 1005 HÜRÜ SARI 9 D 14 8 12,00 8 2 7,50 4 1 3,75 3 1 2,75 6 8 4,00 3 3 2,25 5 2 4,50 1 1 0,75 44 26 37,50 253,465 118

35 1091 ELİF METEHAN 9 C 16 8 14,00 5 0 5,00 3 3 2,25 2 4 1,00 9 4 8,00 5 2 4,50 3 2 2,50 1 3 0,25 44 26 37,50 253,195 119

36 1004 NİHAL KARATAŞ 9 E 18 10 15,50 7 5 5,75 2 4 1,00 2 4 1,00 12 6 10,50 2 2 1,50 4 5 2,75 1 6 -0,50 48 42 37,50 252,860 120

37 1040 ALİ KÖSE 9 B 16 11 13,25 5 5 3,75 2 8 0,00 5 1 4,75 9 2 8,50 5 0 5,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 45 32 37,00 251,770 121

38 1046 ELİF KILIÇ 9 D 16 12 13,00 7 5 5,75 4 5 2,75 3 3 2,25 7 10 4,50 6 3 5,25 6 4 5,00 0 7 -1,75 49 49 36,75 251,121 122

39 1008 BETON KIŞLAK 9 A 12 14 8,50 8 2 7,50 5 3 4,25 6 8 4,00 7 2 6,50 5 1 4,75 2 4 1,00 45 34 36,50 251,104 123

40 1026 MELİKE SELCİ 9 B 14 9 11,75 5 5 3,75 7 2 6,50 4 2 3,50 6 5 4,75 6 3 5,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 45 34 36,50 250,442 124

41 1058 FATMA KOCA 9 D 13 5 11,75 7 2 6,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 12 2 11,50 2 1 1,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 41 18 36,50 250,342 125

42 1010 NARİN AĞCADAĞ 9 C 17 6 15,50 3 6 1,50 5 1 4,75 2 3 1,25 7 5 5,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 42 23 36,25 249,253 126

43 1053 ECRIN ÇAKMAK 9 E 18 6 16,50 6 5 4,75 3 8 1,00 2 3 1,25 11 9 8,75 3 4 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 45 36 36,00 248,221 128

44 1016 HÜRÜ  KILIÇ 9 A 16 13 12,75 10 2 9,50 5 6 3,50 5 1 4,75 5 3 4,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 43 30 35,50 247,256 129

45 1001 KEVSER BGRCK 9 D 9 11 6,25 6 5 4,75 3 5 1,75 2 3 1,25 12 8 10,00 8 1 7,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 44 37 34,75 246,076 130

46 1012 MELİKE TURAN 9 D 20 7 18,25 5 6 3,50 4 6 2,50 2 3 1,25 4 6 2,50 5 3 4,25 4 4 3,00 44 35 35,25 245,879 131

47 1007 ALİ EREN KOZAN 9 C 13 10 10,50 7 4 6,00 3 6 1,50 0 2 -0,50 11 2 10,50 4 1 3,75 4 4 3,00 42 29 34,75 245,364 132

48 1030 ERDOĞAN TANSEL 9 B 19 6 17,50 7 2 6,50 1 9 -1,25 3 3 2,25 8 3 7,25 4 5 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 43 32 35,00 245,045 133

49 1084 FATMA TİYEK 9 B 17 5 15,75 4 0 4,00 4 5 2,75 2 4 1,00 6 5 4,75 5 3 4,25 3 4 2,00 0 1 -0,25 41 27 34,25 243,148 134

50 1093 HÜSNE AVŞAR 9 B 17 6 15,50 6 3 5,25 3 6 1,50 3 3 2,25 1 8 -1,00 4 1 3,75 6 3 5,25 2 4 1,00 42 34 33,50 241,086 135

51 1035 EREN ÖZDEMİR 9 C 11 15 7,25 9 2 8,50 7 5 5,75 2 3 1,25 9 12 6,00 4 3 3,25 3 2 2,50 0 7 -1,75 45 49 32,75 239,664 136

52 1070 AHMET YAĞLI 9 E 11 8 9,00 6 3 5,25 4 2 3,50 2 4 1,00 15 6 13,50 1 4 0,00 1 2 0,50 1 4 0,00 41 33 32,75 239,297 137

53 1034 HAMZA KANTARCI 9 C 11 11 8,25 9 2 8,50 6 3 5,25 2 3 1,25 7 9 4,75 3 1 2,75 1 0 1,00 39 29 31,75 236,518 138

54 0 HASAN 9 C 13 5 11,75 3 1 2,75 4 3 3,25 4 2 3,50 7 3 6,25 3 3 2,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 36 18 31,50 235,322 139

55 1013 BUSE TÜRK 9 C 15 13 11,75 8 3 7,25 6 4 5,00 4 2 3,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 0 1,00 38 26 31,50 235,272 140

56 1059 CENNET ÇINAR 9 C 13 6 11,50 9 1 8,75 3 5 1,75 1 5 -0,25 5 4 4,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 37 23 31,25 234,663 141

57 1092 BEYZA BALÇIK 9 C 13 10 10,50 9 3 8,25 7 2 6,50 2 1 1,75 3 4 2,00 2 1 1,75 36 21 30,75 233,140 142

58 1022 HÜSEYİN BAĞCI 9 C 12 3 11,25 6 5 4,75 3 4 2,00 4 1 3,75 7 4 6,00 3 2 2,50 1 2 0,50 36 21 30,75 233,092 143
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59 1066 MERYEMKARA 9 D 14 13 10,75 3 8 1,00 4 5 2,75 2 4 1,00 8 12 5,00 5 4 4,00 6 2 5,50 1 5 -0,25 43 53 29,75 230,401 144

60 1071 SILA FIRAT 9 C 11 14 7,50 6 5 4,75 3 4 2,00 1 2 0,50 6 5 4,75 7 1 6,75 3 1 2,75 37 32 29,00 228,579 145

61 1019 YAREN OĞUL 9 A 12 14 8,50 5 5 3,75 2 0 2,00 3 3 2,25 10 8 8,00 4 2 3,50 1 1 0,75 37 33 28,75 227,488 146

62 1024 MEHMET KARACA 9 D 11 10 8,50 10 0 10,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 5 0,75 1 4 0,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 35 25 28,75 227,398 147

63 1050 ZEYNEP  ORÇAN 9 C 15 13 11,75 6 6 4,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 6 1,50 5 4 4,00 5 3 4,25 1 3 0,25 39 41 28,75 227,235 148

64 0 RABİA TANRIKULU 9 B 15 8 13,00 4 3 3,25 2 1 1,75 7 6 5,50 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 34 21 28,75 226,943 149

65 1088 ZEYNEP OKUMUŞ 9 B 11 10 8,50 5 4 4,00 4 5 2,75 2 4 1,00 7 8 5,00 4 5 2,75 6 3 5,25 0 5 -1,25 39 44 28,00 225,333 150

66 1044 EBRAR GÖKKAYA 9 B 12 5 10,75 2 3 1,25 4 3 3,25 2 1 1,75 8 2 7,50 2 2 1,50 3 0 3,00 0 5 -1,25 33 21 27,75 224,149 151

67 1078 BEYZA BARMAN 9 A 17 7 15,25 5 6 3,50 3 3 2,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 6 1,50 1 5 -0,25 35 29 27,75 223,484 152

68 1086 ELİF NAZ DAĞCI 9 D 14 11 11,25 6 5 4,75 5 4 4,00 2 4 1,00 1 2 0,50 3 5 1,75 4 3 3,25 2 4 1,00 37 38 27,50 223,443 153

69 1081 CAN EVRAN 9 D 13 11 10,25 8 2 7,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 7 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 35 30 27,50 223,413 154

70 1068 MERVE ÖZKAN B 12 5 10,75 5 1 4,75 4 2 3,50 3 1 2,75 6 9 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 34 26 27,50 223,348 155

71 1011 NUR TOSUN 9 B 14 9 11,75 3 3 2,25 5 1 4,75 4 2 3,50 2 7 0,25 3 4 2,00 4 3 3,25 0 2 -0,50 35 31 27,25 222,576 156

72 1043 ESRA KAYAHAN 9 B 12 15 8,25 7 3 6,25 7 3 6,25 5 1 4,75 2 5 0,75 1 1 0,75 34 28 27,00 222,120 157

73 1067 BÜŞRA TANRIKULU 9 B 11 15 7,25 3 3 2,25 2 2 1,50 2 1 1,75 15 4 14,00 1 4 0,00 1 0 1,00 0 5 -1,25 35 34 26,50 220,707 158

74 1095 ÜMRAN İMALI 9 C 16 9 13,75 4 5 2,75 3 5 1,75 3 3 2,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 33 28 26,00 218,489 159

75 1020 ÖZGE IŞIK 9 B 10 9 7,75 3 6 1,50 3 6 1,50 3 2 2,50 12 4 11,00 2 4 1,00 2 0 2,00 0 6 -1,50 35 37 25,75 218,457 160

76 1082 DİLEK KÖKOĞLU 9 B 15 8 13,00 3 3 2,25 2 5 0,75 2 2 1,50 4 5 2,75 3 3 2,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 34 33 25,75 217,935 161

77 1023 AHMET BAĞCI 9 D 11 10 8,50 4 7 2,25 5 3 4,25 5 1 4,75 5 4 4,00 1 0 1,00 31 25 24,75 215,334 162

78 1080 AYSUN ORÇAN 9 C 10 13 6,75 5 4 4,00 3 3 2,25 1 4 0,00 9 3 8,25 2 4 1,00 3 1 2,75 1 6 -0,50 34 38 24,50 214,900 163

79 1002 YAHYA YEŞİLMEN 9 B 18 6 16,50 5 3 4,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 6 0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 31 27 24,25 212,711 164

80 1054 BUSE AKKAYA 9 B 11 12 8,00 1 7 -0,75 5 4 4,00 2 2 1,50 7 11 4,25 5 3 4,25 3 3 2,25 0 6 -1,50 34 48 22,00 207,292 165

81 1055 SÜLEYMAN H 9 E 7 9 4,75 6 4 5,00 2 5 0,75 11 8 9,00 4 3 3,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 30 37 20,75 203,807 166

82 1014 İKRANUR YAMAN 9 A 11 13 7,75 6 3 5,25 3 4 2,00 3 0 3,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 28 34 19,50 199,690 167

83 1056 FERİZE AKKOYUN 9 A 10 14 6,50 5 4 4,00 2 5 0,75 5 0 5,00 0 7 -1,75 2 4 1,00 2 2 1,50 2 4 1,00 28 40 18,00 195,403 168

84 1057 ALEYNA ÖZBEK 9 D 9 9 6,75 3 1 2,75 4 2 3,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 20 14 16,50 190,762 169

85 1041 HÜRÜ HANÇER 9 B 5 5 3,75 1 9 -1,25 3 3 2,25 7 7 5,25 2 5 0,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 22 32 14,00 183,757 170

86 1000 ASYA ERCAN 9 A 6 13 2,75 6 1 5,75 1 7 -0,75 1 0 1,00 4 8 2,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 20 40 10,00 171,673 171

87 502 RAHİME ÇELİK 9 D 1 2 0,50 1 0 1,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 7 6 5,50 158,498 172
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