
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ7. SINIF 3.DENEME 19 19 965 50265

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,66 5 4 4,08 7 3 5,54 5 4 4,00 7 8 4,47 8 10 4,32 42 37 30,07 289,370

Okul Ortalaması 13 7 10,35 7 3 5,54 9 1 8,49 7 2 6,11 9 5 7,39 9 9 5,79 53 27 43,67 331,290

KATILIMLAR

1 507 EMİNE HOPUR 7A 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 16 2 15,33 12 7 9,67 70 17 64,34 403,090 1 1 1 110 4431
% 8,82

2 511 İKRA MİRAÇ NAR 7A 15 5 13,33 8 1 7,67 9 1 8,67 8 1 7,67 13 2 12,33 12 6 10,00 65 16 59,67 389,285 2 2 2 142 5807
% 12

3 509 HACER ZOR 7A 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 1 7,67 13 1 12,67 12 5 10,33 64 16 58,67 386,268 3 3 3 152 6129
% 12

4 531 FATIMA  ELİF  SÜT 7A 14 5 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 13 4 11,67 11 7 8,67 66 18 60,01 382,628 4 4 4 159 6510
% 13

5 517 LEYLA NAZ AÇIKGÖZ 7A 15 4 13,67 8 1 7,67 7 3 6,00 8 1 7,67 13 4 11,67 11 4 9,67 62 17 56,35 381,637 5 5 5 164 6622
% 13

6 525 ZEHRA KAYA 7A 13 6 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 4 11,67 11 7 8,67 63 21 56,01 372,588 6 6 6 195 7645
% 15

7 513 İREM KARA 7A 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 10 6 8,00 11 7 8,67 58 26 49,34 349,657 7 7 7 260 10556
% 21

8 503 CEMİLE NİSA HOPUR 7A 13 5 11,33 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 2 9,33 10 10 6,67 53 27 44,00 342,229 8 8 8 282 11677
% 23

9 520 ZEYNEP DUT 7A 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 7 7,67 11 9 8,00 56 31 45,66 337,929 9 9 9 293 12342
% 25

10 39 HATİCE OKUMUŞ 7A 13 7 10,67 7 2 6,33 6 2 5,33 4 3 3,00 11 4 9,67 9 9 6,00 50 27 41,00 335,941 10 10 10 298 12667
% 25

11 52 HÜMEYRA ALAŞ 7A 12 7 9,67 5 4 3,67 9 1 8,67 5 2 4,33 10 6 8,00 7 10 3,67 48 30 38,01 318,098 11 11 11 351 15769
% 31

12 505 EMİNE GÜL 7A 13 7 10,67 6 3 5,00 9 1 8,67 6 3 5,00 2 1 1,67 9 8 6,33 45 23 37,34 304,046 12 12 12 392 18559
% 37

13 526 AHSEN GÜNEŞ 7A 11 8 8,33 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 9 7,00 6 9 3,00 45 38 32,32 301,175 13 13 13 402 19151
% 38

14 533 ELİF BOZDOĞAN 7A 10 10 6,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 9 7 6,67 5 12 1,00 48 35 36,34 299,028 14 14 14 414 19617
% 39

15 519 NAZLI YÜKSEK 7A 13 6 11,00 5 4 3,67 10 0 10,00 7 2 6,33 5 13 0,67 7 13 2,67 47 38 34,34 288,747 15 15 15 453 22010
% 44

16 521 NİLÜFER TAŞ 7A 15 5 13,33 3 6 1,00 8 2 7,33 6 3 5,00 3 5 1,33 4 11 0,33 39 32 28,32 281,389 16 16 16 479 23774
% 47

17 504 ŞERİFE ASEL TANSEL 7A 10 10 6,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 12 3,00 6 11 2,33 44 42 30,00 278,766 17 17 17 492 24505
% 49

18 529 AYŞENUR SENA FIS IK 7A 11 7 8,67 5 2 4,33 7 3 6,00 6 2 5,33 5 8 2,33 5 9 2,00 39 31 28,66 278,356 18 18 18 494 24591
% 49

19 502 ELİF SUDE GÜL 7A 9 11 5,33 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 2 7 -0,33 6 11 2,33 41 35 29,33 263,709 19 19 19 559 28468
% 57
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