
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ6. SINIF 3.DENEME 61 61 346 50315

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,29 4 5 2,78 5 4 3,48 6 3 4,87 5 7 2,71 6 8 2,99 33 35 21,12 197,670

Okul Ortalaması 8 6 6,13 5 4 3,72 6 3 5,50 7 2 5,69 5 6 2,71 5 7 2,96 36 29 26,71 218,160

KATILIMLAR

1 602 ZEKİYE İFFET AKBABA 6A 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 15 0 15,00 11 3 10,00 64 10 60,66 426,984 1 1 1 5 957
% 1,90

2 653 MAHİR ERSARAN 6C 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 6 7,00 11 4 9,67 61 14 56,34 366,304 1 2 2 15 3448
% 6,85

3 665 ÖMER AKAR 6C 10 5 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 12 3 11,00 9 6 7,00 58 17 52,33 357,933 2 3 3 20 3886
% 7,72

4 603 ELİF NİSA KÖSE 6A 12 2 11,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 12 3 11,00 6 9 3,00 53 21 45,99 335,249 2 4 4 22 5252
% 10

5 657 ATAKAN MERT BAĞCI 6C 11 3 10,00 8 0 8,00 8 2 7,33 8 1 7,67 9 4 7,67 7 6 5,00 51 16 45,67 318,581 3 5 5 31 6424
% 13

6 604 MELEKSU GÜLSEVER 6A 13 2 12,33 4 4 2,67 7 1 6,67 6 2 5,33 9 2 8,33 5 2 4,33 44 13 39,66 314,243 3 6 6 33 6740
% 13

7 684 CEYHUN GÜNEŞ 6D 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 5 7,33 9 5 7,33 50 23 42,32 313,317 1 7 7 34 6806
% 14

8 608 EMİN ORÇAN 6C 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 8 3,33 8 5 6,33 53 19 46,66 300,538 4 8 8 41 7825
% 16

9 632 YAĞMUR BAYRAM 6B 12 3 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 6 5 4,33 7 3 6,00 49 17 43,33 300,217 1 9 9 42 7855
% 16

10 667 HÜSEYİN KAYRA VELİOĞLU6C 8 7 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 0 8,00 6 6 4,00 11 2 10,33 48 20 41,33 294,865 5 10 10 45 8314
% 17

11 670 ERDEM KARACA 6C 7 7 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 4 4 2,67 12 3 11,00 48 19 41,67 287,340 6 11 11 47 9007
% 18

12 606 BEYZA SULTAN KOCATÜRK6A 12 3 11,00 4 6 2,00 8 1 7,67 8 2 7,33 7 5 5,33 6 7 3,67 45 24 37,00 281,897 4 12 12 49 9503
% 19

13 666 M EREN KOZ 6C 6 8 3,33 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 6 7,00 9 6 7,00 45 29 35,33 273,873 7 13 13 54 10291
% 20

14 611 BETÜL AKILLI 6A 10 4 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 8 0 8,00 4 5 2,33 36 15 31,00 265,256 5 14 14 56 11201
% 22

15 635 SELVER DEMİR 6B 10 5 8,33 5 5 3,33 5 5 3,33 8 2 7,33 10 4 8,67 4 10 0,67 42 31 31,66 265,169 2 15 15 57 11208
% 22

16 654 VEYSEL EFE 6C 9 6 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 2 6 0,00 10 4 8,67 43 24 35,00 253,395 8 16 16 63 12548
% 25

17 621 BETÜL OKUMUŞ 6A 9 6 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 6 4,00 7 7 4,67 42 29 32,34 251,324 6 17 17 64 12807
% 25

18 643 HÜSNE BELİNAY GÜNEŞ6B 8 7 5,67 7 2 6,33 9 1 8,67 7 1 6,67 7 8 4,33 6 8 3,33 44 27 35,00 247,526 3 18 18 65 13253
% 26

19 663 HALİL AKBABA 6C 8 7 5,67 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 7 3,67 8 6 6,00 41 31 30,67 246,523 9 19 19 66 13368
% 27

20 650 TARIK          OKUMUŞ 6C 8 7 5,67 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 6 6,00 5 10 1,67 42 32 31,34 242,212 10 20 20 72 13944
% 28

21 617 EMİNE NAZLI ARISOY 6A 11 4 9,67 10 0 10,00 6 4 4,67 6 3 5,00 4 1 3,67 3 8 0,33 40 20 33,34 241,143 7 21 21 73 14086
% 28

22 660 RAMAZAN GÜNEŞ 6C 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 7 1,67 6 6 4,00 43 25 34,67 240,158 11 22 22 74 14228
% 28

23 664 METEHAN SÖNMEZ 6C 7 6 5,00 5 4 3,67 5 5 3,33 8 1 7,67 5 6 3,00 8 5 6,33 38 27 29,00 238,585 12 23 23 75 14434
% 29

24 682 AZİZ SAYGILI 6D 9 6 7,00 5 4 3,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 6 9 3,00 41 27 32,00 233,261 2 24 24 76 15213
% 30

25 616 SALİHA ESLEM KAPLAN6A 11 4 9,67 6 3 5,00 9 1 8,67 4 5 2,33 4 9 1,00 6 8 3,33 40 30 30,00 230,164 8 25 25 77 15662
% 31

26 652 MAHMUT CAN GÖZÜBÜYÜK6C 12 3 11,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 4 3,67 6 8 3,33 4 9 1,00 37 34 25,66 229,798 13 26 26 78 15724
% 31

27 675 MERT YILDIZ 6D 9 4 7,67 6 2 5,33 5 3 4,00 7 1 6,67 4 4 2,67 4 7 1,67 35 21 28,01 221,949 3 27 27 87 16880
% 34

28 668 ALİ EMİR TUNÇ 6D 7 8 4,33 5 3 4,00 5 3 4,00 8 1 7,67 4 8 1,33 8 7 5,67 37 30 27,00 217,809 4 28 28 88 17484
% 35

29 0 İBRAHİM HALİL KIZIL 6C 6 7 3,67 4 6 2,00 5 4 3,67 7 3 6,00 4 6 2,00 8 5 6,33 34 31 23,67 214,103 14 29 29 89 18075
% 36

30 623 IRMAK KOZANOĞLU 6B 11 4 9,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 4 8 1,33 4 7 1,67 35 33 24,00 210,390 4 30 30 90 18670
% 37

31 691 İBRAHİM AKILL I 6D 7 5 5,33 5 4 3,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 6 1,00 35 25 26,66 210,273 5 31 31 91 18689
% 37

32 683 AKÇA   TUNÇ 6D 10 4 8,67 5 3 4,00 8 2 7,33 4 3 3,00 3 6 1,00 3 7 0,67 33 25 24,67 201,392 6 32 32 96 20136
% 40

33 633 GÜLSÜM İMALI 6B 7 6 5,00 4 4 2,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 7 1,67 6 7 3,67 33 32 22,34 200,078 5 33 33 99 20387
% 41
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34 629 EYLÜL KARATAŞ 6B 5 9 2,00 6 2 5,33 7 2 6,33 9 1 8,67 5 4 3,67 4 9 1,00 36 27 27,00 200,048 6 34 34 100 20395
% 41

35 618 SAR*ESULTAN   ABA 6A 8 6 6,00 3 4 1,67 6 4 4,67 4 5 2,33 6 8 3,33 5 10 1,67 32 37 19,67 198,240 9 35 35 102 20729
% 41

36 637 ECRİNNAZ GÜLEP 6B 8 5 6,33 6 3 5,00 5 4 3,67 6 4 4,67 5 9 2,00 4 10 0,67 34 35 22,34 193,830 7 36 36 107 21525
% 43

37 610 ZEYNEP YÜKSEK 6A 7 7 4,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 5 5 3,33 5 9 2,00 6 8 3,33 33 39 19,99 193,623 10 37 37 108 21548
% 43

38 625 NİHAL KÖSE 6B 6 6 4,00 2 7 -0,33 5 4 3,67 4 5 2,33 5 5 3,33 6 7 3,67 28 34 16,67 193,069 8 38 38 110 21647
% 43

39 680 BEDİRHAN BOLAT 6D 10 4 8,67 5 4 3,67 4 1 3,67 5 1 4,67 1 2 0,33 3 7 0,67 28 19 21,68 191,615 7 39 39 111 21887
% 43

40 685 MEHMET EMİN BAYKAL6D 6 8 3,33 5 2 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 5 8 2,33 35 29 25,32 189,128 8 40 40 113 22375
% 44

41 681 YUSUF YAKAR 6D 8 4 6,67 6 2 5,33 7 2 6,33 5 5 3,33 2 4 0,67 3 8 0,33 31 25 22,66 185,301 9 41 41 117 23131
% 46

42 658 MEMATİ DOĞAN 6C 7 8 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 3 12 -1,00 7 7 4,67 32 42 18,00 177,822 15 42 42 121 24684
% 49

43 620 ÖMER DUT 6D 7 6 5,00 2 6 0,00 6 4 4,67 5 0 5,00 2 2 1,33 3 7 0,67 25 25 16,67 171,373 10 43 43 126 26098
% 52

44 64600 MELİHA SUDE TÜRK 6B 5 10 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 2 6,33 5 8 2,33 4 11 0,33 32 40 18,66 167,459 9 44 44 131 27015
% 54

45 634 SUNA AKDERE 6B 8 5 6,33 2 5 0,33 3 7 0,67 4 4 2,67 2 6 0,00 5 8 2,33 24 35 12,33 166,338 10 45 45 132 27285
% 54

46 527 ATİKA KANGAL 6B 3 10 -0,33 2 6 0,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 6 4,00 27 36 15,01 165,985 11 46 46 133 27372
% 54

47 619 EBRAR AMİNE İLERİ 6A 4 9 1,00 4 4 2,67 4 6 2,00 3 5 1,33 4 2 3,33 3 2 2,33 22 28 12,66 165,039 11 47 47 135 27571
% 55

48 690 FAHRİBATUHANERPAYLAŞTIRAN6D 7 4 5,67 7 0 7,00 6 2 5,33 1 0 1,00 0 2 -0,67 3 9 0,00 24 17 18,33 160,705 11 48 48 139 28618
% 57

49 607 HÜRÜNAZ ÇOMRUK 6A 10 5 8,33 3 3 2,00 5 4 3,67 6 1 5,67 3 8 0,33 0 10 -3,33 27 31 16,67 159,817 12 49 49 142 28836
% 57

50 694 ALPER EMRE ÇELİK 6D 6 5 4,33 3 2 2,33 5 1 4,67 5 0 5,00 0 4 -1,33 3 3 2,00 22 15 17,00 159,633 12 50 50 143 28901
% 57

51 613 ZÜBEYDE KAMALAK 6A 9 6 7,00 7 2 6,33 1 1 0,67 2 7 -0,33 1 3 0,00 20 19 13,67 157,630 13 51 51 149 29408
% 58

52 639 NAZLI YAKAR 6B 6 9 3,00 4 5 2,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 9 2,00 4 11 0,33 28 45 12,99 156,933 12 52 52 150 29576
% 59

53 676 ALİ SÜTCÜ 6D 5 10 1,67 7 1 6,67 8 2 7,33 5 5 3,33 1 7 -1,33 4 9 1,00 30 34 18,67 146,732 13 53 53 168 32177
% 64

54 609 NUR BANU ÇELİK 6A 3 9 0,00 1 7 -1,33 5 3 4,00 6 2 5,33 2 7 -0,33 6 6 4,00 23 34 11,67 145,833 14 54 54 169 32394
% 64

55 669 MUHAMMED ALİ DEMİR6C 7 7 4,67 5 4 3,67 8 1 7,67 4 3 3,00 1 9 -2,00 2 9 -1,00 27 33 16,01 138,855 16 55 55 180 34247
% 68

56 628 AYŞE IRMAK AKKURT 6B 8 6 6,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 4 3,67 3 11 -0,67 1 11 -2,67 26 43 11,67 135,047 13 56 56 188 35323
% 70

57 0 HATİCE KÜBRA ORÇAN6A 7 8 4,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 27 48 11,00 133,221 15 57 57 195 35830
% 71

58 622 BELİNAY KOZAN OĞLU6A 5 10 1,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 22 53 4,33 114,291 16 58 58 233 40991
% 81

59 636 ELİF YAREN ALAŞ 6B 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 8 2 7,33 2 12 -2,00 3 12 -1,00 25 49 8,66 106,985 14 59 59 260 42805
% 85

60 686 ÖKKEŞ BURAK GÖZEL 6D 5 10 1,67 4 6 2,00 4 5 2,33 5 3 4,00 0 12 -4,00 4 10 0,67 22 46 6,67 102,262 14 60 60 274 43912
% 87

61 65500 NEZİR SAMET  YİĞİT 6C 8 5 6,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 0 14 -4,67 2 13 -2,33 22 50 5,33 99,305 17 61 61 277 44576
% 89
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