
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ5. SINIF 3.DENEME 51 133 757 51050

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,13 5 4 3,88 5 4 4,06 4 5 2,52 5 8 2,03 5 8 2,54 32 38 19,16 185,380

Okul Ortalaması 8 6 5,75 7 3 5,69 7 3 5,86 5 3 4,35 6 6 4,28 7 6 5,15 40 27 31,08 246,540

KATILIMLAR

1 721 ELİF KARADENİZ 5A 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 3 11,00 13 2 12,33 70 5 68,33 447,388 1 1 1 10 158
% 0,31

2 720 MELİHA TEKE 5A 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 12 2 11,33 11 4 9,67 63 11 59,34 399,778 2 2 3 38 884
% 1,73

3 701 AYSİMA ARDIÇBAĞ 5A 14 1 13,67 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 9 6 7,00 13 2 12,33 63 11 59,34 397,244 3 3 4 42 961
% 1,88

4 719 KARDELEN KARACAN 5A 12 3 11,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 5 8,33 12 3 11,00 61 14 56,33 380,904 4 4 5 58 1444
% 2,83

5 758 ENES ÖZBEK 5B 13 2 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 10 3 9,00 11 4 9,67 57 15 52,00 372,615 1 5 7 68 1740
% 3,41

6 775 YUNUS EMRE ERDAĞ 5B 14 1 13,67 8 1 7,67 8 1 7,67 10 0 10,00 8 5 6,33 8 6 6,00 56 14 51,34 344,119 2 6 10 118 3064
% 6,00

7 761 ALİ SARI 5B 14 1 13,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 7 4,67 9 6 7,00 54 20 47,34 328,729 3 7 11 143 4009
% 7,85

8 706 ZEYNEP YİĞİT 5A 8 7 5,67 8 2 7,33 4 6 2,00 7 3 6,00 10 3 9,00 10 4 8,67 47 25 38,67 310,831 5 8 14 175 5246
% 10

9 713 RABİA NUR KEVSER KÖSE5A 9 6 7,00 7 3 6,00 7 2 6,33 8 1 7,67 9 4 7,67 9 6 7,00 49 22 41,67 307,056 6 9 16 186 5552
% 11

10 768 EYMEN AKTAŞ 5B 8 7 5,67 7 3 6,00 5 4 3,67 7 2 6,33 9 5 7,33 11 4 9,67 47 25 38,67 305,445 4 10 18 190 5683
% 11

11 712 NİSA BOZDAĞ 5A 6 3 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 1 6,67 12 2 11,33 4 2 3,33 44 13 39,66 298,377 7 11 20 198 6236
% 12

12 757 ALİ SALİH ASLA 5C 11 4 9,67 7 3 6,00 6 3 5,00 3 5 1,33 8 4 6,67 8 3 7,00 43 22 35,67 295,546 1 12 21 203 6471
% 13

13 756 RESUL GÜNEŞ 5C 9 4 7,67 8 2 7,33 6 3 5,00 6 2 5,33 4 8 1,33 13 0 13,00 46 19 39,66 294,848 2 13 22 206 6535
% 13

14 763 MAHMUT GEREK 5C 7 7 4,67 9 1 8,67 8 1 7,67 9 0 9,00 9 1 8,67 6 5 4,33 48 15 43,01 294,187 3 14 23 208 6600
% 13

15 72400 AYŞEGÜL    AKÜ L 5A 10 3 9,00 8 2 7,33 8 1 7,67 6 4 4,67 8 3 7,00 7 8 4,33 47 21 40,00 292,928 8 15 24 211 6701
% 13

16 722 ZEYNEP HİRA DURDU 5A 10 5 8,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 7 5,67 8 7 5,67 49 26 40,34 290,313 9 16 26 218 6917
% 14

17 702 AYŞE BAYAZIT 5A 9 6 7,00 6 4 4,67 6 1 5,67 4 6 2,00 6 6 4,00 11 3 10,00 42 26 33,34 277,850 10 17 31 245 8000
% 16

18 755 M EYMEN AKÇA 5B 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 6 6,00 7 6 5,00 44 28 34,66 275,903 5 18 32 254 8192
% 16

19 780 YUSUF ÇOMRUK 5B 9 5 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 3 6 1,00 6 6 4,00 9 5 7,33 41 28 31,66 262,155 6 19 36 280 9660
% 19

20 709 GÜLNAZ SIĞIRCI 5A 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 5 6,33 7 8 4,33 44 29 34,32 257,521 11 20 39 286 10181
% 20

21 779 YUSUFALİ BOZKURT 5C 8 4 6,67 6 3 5,00 7 2 6,33 8 1 7,67 3 5 1,33 9 4 7,67 41 19 34,67 254,265 4 21 40 290 10521
% 21

22 727 LEYLA DENİZ YDNİPINAR5A 5 5 3,33 9 1 8,67 8 1 7,67 5 4 3,67 5 7 2,67 10 4 8,67 42 22 34,68 251,858 12 22 42 294 10823
% 21

23 759 ÖMER YILDIZ 5C 8 3 7,00 6 3 5,00 6 3 5,00 4 5 2,33 4 7 1,67 9 5 7,33 37 26 28,33 239,448 5 23 48 322 12316
% 24

24 718 ZEHRA BAĞ C 5A 9 6 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 5 7 2,67 6 6 4,00 41 27 32,00 237,315 13 24 49 327 12586
% 25

25 726 AZRA YAĞMUR KALKAN5A 4 10 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 10 3 9,00 7 8 4,33 36 36 24,00 236,223 14 25 50 332 12736
% 25

26 711 KEVS R NUR DEMİR 5A 6 9 3,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 7 7 4,67 38 31 27,67 235,627 15 26 51 334 12801
% 25

27 771 ALİ DENİZ 5C 5 6 3,00 9 1 8,67 6 3 5,00 6 3 5,00 5 4 3,67 7 4 5,67 38 21 31,01 234,545 6 27 52 335 12940
% 25

28 750 ABDUL CELİL ORÇAN 5C 8 4 6,67 6 3 5,00 8 1 7,67 3 4 1,67 6 3 5,00 4 7 1,67 35 22 27,68 228,788 7 28 54 353 13718
% 27

29 708 FEYZANUR AKDERE 5A 3 9 0,00 10 0 10,00 5 3 4,00 6 3 5,00 9 4 7,67 5 7 2,67 38 26 29,34 228,509 16 29 55 354 13758
% 27

30 769 ABDULBASİT      KARUT5B 7 8 4,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 8 3,33 41 28 31,66 228,091 7 30 56 355 13819
% 27

31 752 ALİ ZİYA GÜL 5C 9 6 7,00 8 1 7,67 9 1 8,67 7 2 6,33 2 9 -1,00 7 6 5,00 42 25 33,67 225,303 8 31 57 360 14209
% 28

32 778 ALİ BUĞRA AKPINAR 5C 8 6 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 5 2,33 6 8 3,33 6 8 3,33 36 35 24,33 217,021 9 32 60 380 15473
% 30

33 729 AYŞE OKUMUŞ 5A 7 8 4,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 4 2,67 5 7 2,67 7 7 4,67 36 33 25,01 214,321 17 33 62 384 15862
% 31
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,13 5 4 3,88 5 4 4,06 4 5 2,52 5 8 2,03 5 8 2,54 32 38 19,16 185,380

Okul Ortalaması 8 6 5,75 7 3 5,69 7 3 5,86 5 3 4,35 6 6 4,28 7 6 5,15 40 27 31,08 246,540

KATILIMLAR

34 725 FATMA ECRİN KISA 5A 7 5 5,33 5 3 4,00 0 1 -0,33 6 6 4,00 6 5 4,33 24 20 17,33 206,659 18 34 65 400 17089
% 33

35 764 MEHMETCAN ARIK 5B 6 9 3,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 6 3,00 4 11 0,33 41 30 31,00 205,121 8 35 67 405 17346
% 34

36 760 MUHAMMED RECEP ÇOMRUK5C 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 3 1,00 6 6 4,00 5 8 2,33 32 33 21,00 201,266 10 36 70 417 18007
% 35

37 710 HACER BAĞCI 5A 7 7 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 6 2 5,33 6 8 3,33 4 10 0,67 36 33 25,00 201,119 19 37 71 418 18036
% 35

38 700 ASİYE DEMİR 5A 4 9 1,00 7 3 6,00 7 2 6,33 2 8 -0,67 7 6 5,00 6 8 3,33 33 36 20,99 197,765 20 38 74 428 18676
% 37

39 729 NURSİ A  AKÇAKAYA 5A 6 6 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 5 1,33 5 4 3,67 4 5 2,33 28 30 17,99 191,313 21 39 78 448 19889
% 39

40 754 KEREM YUSUF BAYYİĞİT5C 7 5 5,33 5 2 4,33 8 1 7,67 3 2 2,33 2 6 0,00 4 2 3,33 29 18 22,99 190,546 11 40 79 452 20032
% 39

41 723 GİZEM BAĞCI 5A 6 8 3,33 3 7 0,67 5 4 3,67 3 6 1,00 5 7 2,67 7 7 4,67 29 39 16,01 189,058 22 41 80 458 20326
% 40

42 772 İSMAİL KEKLİK 5B 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 9 0,00 7 8 4,33 32 40 18,67 187,060 9 42 81 463 20725
% 41

43 75300 EMRULLAH GÖK 5B 9 5 7,33 5 5 3,33 5 3 4,00 1 8 -1,67 4 11 0,33 6 9 3,00 30 41 16,32 182,592 10 43 84 475 21633
% 42

44 716 ŞE İFE NİSA O UDUCU 5A 7 8 4,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 5 6 3,00 28 37 15,66 166,945 23 44 94 526 25197
% 49

45 767 OSMAN MEHMET SÜT 5C 5 7 2,67 7 3 6,00 6 3 5,00 3 3 2,00 1 5 -0,67 4 3 3,00 26 24 18,00 162,770 12 45 96 538 26227
% 51

46 751 AHMET BUĞRA   ŞEN 5B 4 7 1,67 6 2 5,33 8 2 7,33 3 2 2,33 1 1 0,67 4 9 1,00 26 23 18,33 157,746 11 46 101 552 27521
% 54

47 766 HACI EFE  CAMUZ 5C 4 9 1,00 4 5 2,33 5 4 3,67 4 5 2,33 4 9 1,00 6 9 3,00 27 41 13,33 155,778 13 47 103 559 28028
% 55

48 705 EZGİ    KI LAK 5A 7 5 5,33 3 5 1,33 6 3 5,00 4 3 3,00 2 7 -0,33 2 9 -1,00 24 32 13,33 145,955 24 48 107 596 30793
% 60

49 765 MUHAMMED EMİN TANSEL5B 5 10 1,67 6 3 5,00 6 4 4,67 4 5 2,33 2 7 -0,33 4 9 1,00 27 38 14,34 142,817 12 49 108 603 31712
% 62

50 777 ZİYA BAĞCI 5C 1 14 -3,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 6 9 3,00 21 54 3,01 118,565 14 50 118 671 39002
% 76

51 774 HAMZA ERPAYLAŞTI *N5C 1 11 -2,67 6 4 4,67 7 2 6,33 1 8 -1,67 3 9 0,00 4 11 0,33 22 45 6,99 105,315 15 51 123 697 42816
% 84
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