
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme 55 204 389 8007

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,90 11,91 17,92 2,02 2,03 1,51 1,89 1,34 1,55 1,75 1,47 1,39 2,74 1,19 2,44 9,63 2,95 8,89 1,07 0,45 0,95 1,68 1,95 1,19 1,64 1,37 1,30 0,60 0,96 0,36 43,92 25,62 37,50 249,570

Okul Ortalaması 25,00 9,29 22,68 2,76 1,80 2,31 2,58 0,65 2,42 2,27 1,55 1,89 3,67 0,76 3,48 19,20 2,29 18,63 2,11 0,35 2,02 2,02 2,02 1,51 2,11 1,29 1,79 0,82 1,16 0,53 62,54 21,16 57,26 312,110

KATILIMLAR

1 280 MELİKE ÇOMRUK 12A 30 6 28,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 5 1 4,75 7 0 7,00 4 2 3,50 2 3 1,25 92 17 87,75 403,770 160

2 281 BİLGE ÖZPIRT 12A 29 10 26,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 5 1 4,75 5 1 4,75 3 4 2,00 2 4 1,00 87 26 80,50 381,975 315

3 190 ALİ ENES KAYA 12B 30 7 28,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 0 14,00 5 1 4,75 4 3 3,25 3 1 2,75 4 2 3,50 78 16 74,00 362,188 499

4 233 MUHAMMET ALİ 12C 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 25 1 24,75 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 78 16 74,00 361,690 505

5 301 BEYZAGÜL YILMAZ 12C 27 10 24,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 2 20,50 7 2 6,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 77 18 72,50 357,905 540

6 238 FURK ARAZ 12A 26 14 22,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 29 0 29,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 78 27 71,25 354,640 577

7 297 İLAYDA BZDAĞ 12B 29 8 27,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 24 3 23,25 2 0 2,00 2 4 1,00 5 1 4,75 1 5 -0,25 76 24 70,00 350,110 636

8 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 26 8 24,00 3 2 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 25 2 24,50 6 0 6,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 4 1,00 75 23 69,25 348,305 660

9 995 NURCAN ÇOMRUK 12C 31 9 28,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 26 1 25,75 4 2 3,50 1 3 0,25 2 1 1,75 75 24 69,00 346,723 680

10 160 SÜMEYYE SÜT 12C 26 10 23,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 27 2 26,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 73 20 68,00 344,395 712

11 220 EYÜP BYKL 12C 28 7 26,25 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 28 0 28,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 71 14 67,50 342,518 731

12 314 HASAN KILILI 12C 24 9 21,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 26 1 25,75 3 0 3,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 71 21 65,75 337,798 803

13 146 MUSTAFA ARI 12B 26 7 24,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 2 2,50 19 1 18,75 4 0 4,00 2 4 1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 69 16 65,00 335,338 832

14 155 MERVE BATTAL 12C 26 7 24,25 2 1 1,75 5 0 5,00 1 0 1,00 5 0 5,00 23 1 22,75 4 0 4,00 1 0 1,00 67 9 64,75 334,433 850

15 226 GAMZE GÖKÇE 12C 29 6 27,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 21 1 20,75 2 4 1,00 1 0 1,00 68 13 64,75 334,050 854

16 240 HURİ ŞAN SARI 12A 27 8 25,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 23 3 22,25 3 0 3,00 4 3 3,25 2 4 1,00 2 1 1,75 69 25 62,75 328,495 951

17 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 29 4 28,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 21 0 21,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 65 10 62,50 327,310 977

18 99 CAN KURT 12C 26 9 23,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 22 1 21,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 66 17 61,75 325,548 1007

19 290 RUKİYE KALLİ 12B 24 13 20,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 21 2 20,50 2 0 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 67 25 60,75 322,998 1052

20 311 FNİSA DİKİLTAS 12A 29 8 27,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 14 2 13,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 65 19 60,25 320,635 1102

21 245 EMİN PINAR 12C 27 10 24,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 20 3 19,25 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 64 22 58,50 315,625 1197

22 235 ALİ KAYA 12A 19 5 17,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 21 4 20,00 5 2 4,50 2 3 1,25 3 4 2,00 2 3 1,25 65 28 58,00 315,033 1210

23 285 NİSANUR DEL CE 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 15 3 14,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 63 22 57,50 312,540 1273

24 251 BUSRA SUNA 12B 26 5 24,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 15 1 14,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 2 0,50 60 15 56,25 308,868 1365

25 274 HİLAL GÜLSEVER 12B 16 5 14,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 23 4 22,00 2 0 2,00 4 3 3,25 5 2 4,50 2 2 1,50 61 21 55,75 308,818 1368

26 292 NURSENA TURUNÇ 12B 27 9 24,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 21 1 20,75 2 0 2,00 1 3 0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 62 23 56,25 308,748 1371

27 278 MUKADDES MERVE 12C 27 9 24,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 18 2 17,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 60 16 56,00 307,933 1395

28 385 DİLARA NUR KARA 12B 27 7 25,25 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 18 1 17,75 2 0 2,00 2 4 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 60 17 55,75 307,203 1423

29 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12C 25 11 22,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 16 3 15,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 61 22 55,50 306,798 1433
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme 55 204 389 8007

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,90 11,91 17,92 2,02 2,03 1,51 1,89 1,34 1,55 1,75 1,47 1,39 2,74 1,19 2,44 9,63 2,95 8,89 1,07 0,45 0,95 1,68 1,95 1,19 1,64 1,37 1,30 0,60 0,96 0,36 43,92 25,62 37,50 249,570

Okul Ortalaması 25,00 9,29 22,68 2,76 1,80 2,31 2,58 0,65 2,42 2,27 1,55 1,89 3,67 0,76 3,48 19,20 2,29 18,63 2,11 0,35 2,02 2,02 2,02 1,51 2,11 1,29 1,79 0,82 1,16 0,53 62,54 21,16 57,26 312,110

KATILIMLAR

30 236 FATMAGÜL KARA 12B 30 4 29,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 15 5 13,75 1 0 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 62 25 55,75 306,745 1434

31 264 GÜLNİHA GÜNEŞ 12C 25 15 21,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 15 3 14,25 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 61 23 55,25 306,243 1449

32 392 HASAN H CAN 12B 29 7 27,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 14 1 13,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 0 2,00 60 18 55,50 306,208 1450

33 288 BARIŞ DUT 12C 21 16 17,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 22 3 21,25 3 0 3,00 2 4 1,00 2 0 2,00 62 28 55,00 306,010 1461

34 390 YUSUF KARATAŞ 12C 24 11 21,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 22 1 21,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 61 26 54,50 303,848 1518

35 246 ASİYE YÜKSEK 12A 23 10 20,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 24 1 23,75 2 0 2,00 3 3 2,25 3 2 2,50 1 3 0,25 61 27 54,25 303,370 1529

36 199 SERKAN ŞAHAN 12C 23 9 20,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 22 2 21,50 2 1 1,75 1 0 1,00 59 19 54,25 303,248 1531

37 234 EMİNE BYNDR 12A 25 11 22,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 21 3 20,25 5 0 5,00 2 4 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 62 31 54,25 303,063 1532

38 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 26 8 24,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 15 4 14,00 2 0 2,00 2 3 1,25 58 20 53,00 298,990 1656

39 232 EREN İNCE 12C 25 13 21,75 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 15 6 13,50 1 2 0,50 4 2 3,50 2 2 1,50 2 0 2,00 60 29 52,75 298,758 1663

40 283 MİRAY GÖKKAYA 12C 26 8 24,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 15 2 14,50 1 1 0,75 56 17 51,75 295,195 1785

41 225 SEYFİ KIR 12A 24 6 22,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 20 4 19,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 55 15 51,25 294,020 1825

42 229 ESRA BATTAL 12C 25 10 22,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 21 2 20,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 58 28 51,00 293,115 1849

43 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 21 13 17,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 18 5 16,75 1 0 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 55 25 48,75 287,038 2073

44 284 İREM KARADNZ 12C 32 8 30,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 9 3 8,25 53 16 49,00 286,080 2125

45 162 SELMA KESKİN 12C 27 10 24,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 52 15 48,25 284,640 2187

46 270 HİLAL İR EM YAĞLI 12B 26 6 24,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 53 20 48,00 283,985 2212

47 231 HAKAN TÜRKMEN 12A 20 7 18,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 19 5 17,75 2 0 2,00 2 5 0,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 54 25 47,75 283,933 2215

48 230 DİLARA AKKAYA 12B 21 12 18,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 16 3 15,25 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 53 24 47,00 281,920 2291

49 256 BARIŞ BAĞCI 12C 21 19 16,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 15 5 13,75 3 1 2,75 1 0 1,00 54 31 46,25 279,713 2405

50 140 BURCU KURT 12C 23 8 21,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 9 3 8,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 49 18 44,50 273,720 2685

51 377 FATMA KAPLAN 12B 22 7 20,25 4 1 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 12 2 11,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 48 15 44,25 273,063 2711

52 289 HÜSNE BAŞCI 12B 23 11 20,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 15 2 14,50 2 0 2,00 2 2 1,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 49 22 43,50 270,868 2844

53 298 AYŞE KURT 12B 14 9 11,75 2 2 1,50 2 0 2,00 18 0 18,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 2 0,50 42 14 38,50 256,833 3568

54 287 MİSLİNA OKUMUŞ 12B 14 22 8,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 18 1 17,75 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 42 40 32,00 237,545 4630

55 396 EMİNE DURAN 12B 9 10 6,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 17 7 15,25 4 0 4,00 3 3 2,25 3 1 2,75 1 4 0,00 38 27 31,25 235,730 4733
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme 55 204 389 8007

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,90 11,91 17,92 2,02 2,03 1,51 1,89 1,34 1,55 1,75 1,47 1,39 2,74 1,19 2,44 9,63 2,95 8,89 1,07 0,45 0,95 1,68 1,95 1,19 1,64 1,37 1,30 0,60 0,96 0,36 43,92 25,62 37,50 249,570

Okul Ortalaması 25,00 9,29 22,68 2,76 1,80 2,31 2,58 0,65 2,42 2,27 1,55 1,89 3,67 0,76 3,48 19,20 2,29 18,63 2,11 0,35 2,02 2,02 2,02 1,51 2,11 1,29 1,79 0,82 1,16 0,53 62,54 21,16 57,26 312,110

KATILIMLAR
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme 55 204 389 8007

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,90 11,91 17,92 2,02 2,03 1,51 1,89 1,34 1,55 1,75 1,47 1,39 2,74 1,19 2,44 9,63 2,95 8,89 1,07 0,45 0,95 1,68 1,95 1,19 1,64 1,37 1,30 0,60 0,96 0,36 43,92 25,62 37,50 249,570

Okul Ortalaması 25,00 9,29 22,68 2,76 1,80 2,31 2,58 0,65 2,42 2,27 1,55 1,89 3,67 0,76 3,48 19,20 2,29 18,63 2,11 0,35 2,02 2,02 2,02 1,51 2,11 1,29 1,79 0,82 1,16 0,53 62,54 21,16 57,26 312,110

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 280 MELİKE ÇOMRUK 12A 30 6 28,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 5 1 4,75 7 0 7,00 4 2 3,50 2 3 1,25 92 17 87,75 403,770 160

2 281 BİLGE ÖZPIRT 12A 29 10 26,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 5 1 4,75 5 1 4,75 3 4 2,00 2 4 1,00 87 26 80,50 381,975 315

3 238 FURK ARAZ 12A 26 14 22,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 29 0 29,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 78 27 71,25 354,640 577

4 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 26 8 24,00 3 2 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 25 2 24,50 6 0 6,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 4 1,00 75 23 69,25 348,305 660

5 240 HURİ ŞAN SARI 12A 27 8 25,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 23 3 22,25 3 0 3,00 4 3 3,25 2 4 1,00 2 1 1,75 69 25 62,75 328,495 951

6 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 29 4 28,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 21 0 21,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 65 10 62,50 327,310 977

7 311 FNİSA DİKİLTAS 12A 29 8 27,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 14 2 13,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 65 19 60,25 320,635 1102

8 235 ALİ KAYA 12A 19 5 17,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 21 4 20,00 5 2 4,50 2 3 1,25 3 4 2,00 2 3 1,25 65 28 58,00 315,033 1210

9 246 ASİYE YÜKSEK 12A 23 10 20,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 24 1 23,75 2 0 2,00 3 3 2,25 3 2 2,50 1 3 0,25 61 27 54,25 303,370 1529

10 234 EMİNE BYNDR 12A 25 11 22,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 21 3 20,25 5 0 5,00 2 4 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 62 31 54,25 303,063 1532

11 225 SEYFİ KIR 12A 24 6 22,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 20 4 19,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 55 15 51,25 294,020 1825

12 231 HAKAN TÜRKMEN 12A 20 7 18,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 19 5 17,75 2 0 2,00 2 5 0,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 54 25 47,75 283,933 2215
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme 55 204 389 8007

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,90 11,91 17,92 2,02 2,03 1,51 1,89 1,34 1,55 1,75 1,47 1,39 2,74 1,19 2,44 9,63 2,95 8,89 1,07 0,45 0,95 1,68 1,95 1,19 1,64 1,37 1,30 0,60 0,96 0,36 43,92 25,62 37,50 249,570

Okul Ortalaması 25,00 9,29 22,68 2,76 1,80 2,31 2,58 0,65 2,42 2,27 1,55 1,89 3,67 0,76 3,48 19,20 2,29 18,63 2,11 0,35 2,02 2,02 2,02 1,51 2,11 1,29 1,79 0,82 1,16 0,53 62,54 21,16 57,26 312,110

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 190 ALİ ENES KAYA 12B 30 7 28,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 0 14,00 5 1 4,75 4 3 3,25 3 1 2,75 4 2 3,50 78 16 74,00 362,188 499

2 297 İLAYDA BZDAĞ 12B 29 8 27,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 24 3 23,25 2 0 2,00 2 4 1,00 5 1 4,75 1 5 -0,25 76 24 70,00 350,110 636

3 146 MUSTAFA ARI 12B 26 7 24,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 2 2,50 19 1 18,75 4 0 4,00 2 4 1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 69 16 65,00 335,338 832

4 290 RUKİYE KALLİ 12B 24 13 20,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 21 2 20,50 2 0 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 67 25 60,75 322,998 1052

5 251 BUSRA SUNA 12B 26 5 24,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 15 1 14,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 2 0,50 60 15 56,25 308,868 1365

6 274 HİLAL GÜLSEVER 12B 16 5 14,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 23 4 22,00 2 0 2,00 4 3 3,25 5 2 4,50 2 2 1,50 61 21 55,75 308,818 1368

7 292 NURSENA TURUNÇ 12B 27 9 24,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 21 1 20,75 2 0 2,00 1 3 0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 62 23 56,25 308,748 1371

8 385 DİLARA NUR KARA 12B 27 7 25,25 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 18 1 17,75 2 0 2,00 2 4 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 60 17 55,75 307,203 1423

9 236 FATMAGÜL KARA 12B 30 4 29,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 15 5 13,75 1 0 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 62 25 55,75 306,745 1434

10 392 HASAN H CAN 12B 29 7 27,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 14 1 13,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 0 2,00 60 18 55,50 306,208 1450

11 270 HİLAL İR EM YAĞLI 12B 26 6 24,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 53 20 48,00 283,985 2212

12 230 DİLARA AKKAYA 12B 21 12 18,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 16 3 15,25 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 53 24 47,00 281,920 2291

13 377 FATMA KAPLAN 12B 22 7 20,25 4 1 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 12 2 11,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 48 15 44,25 273,063 2711

14 289 HÜSNE BAŞCI 12B 23 11 20,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 15 2 14,50 2 0 2,00 2 2 1,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 49 22 43,50 270,868 2844

15 298 AYŞE KURT 12B 14 9 11,75 2 2 1,50 2 0 2,00 18 0 18,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 2 0,50 42 14 38,50 256,833 3568

16 287 MİSLİNA OKUMUŞ 12B 14 22 8,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 18 1 17,75 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 42 40 32,00 237,545 4630

17 396 EMİNE DURAN 12B 9 10 6,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 17 7 15,25 4 0 4,00 3 3 2,25 3 1 2,75 1 4 0,00 38 27 31,25 235,730 4733
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme 55 204 389 8007

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,90 11,91 17,92 2,02 2,03 1,51 1,89 1,34 1,55 1,75 1,47 1,39 2,74 1,19 2,44 9,63 2,95 8,89 1,07 0,45 0,95 1,68 1,95 1,19 1,64 1,37 1,30 0,60 0,96 0,36 43,92 25,62 37,50 249,570

Okul Ortalaması 25,00 9,29 22,68 2,76 1,80 2,31 2,58 0,65 2,42 2,27 1,55 1,89 3,67 0,76 3,48 19,20 2,29 18,63 2,11 0,35 2,02 2,02 2,02 1,51 2,11 1,29 1,79 0,82 1,16 0,53 62,54 21,16 57,26 312,110

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 233 MUHAMMET ALİ 12C 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 25 1 24,75 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 78 16 74,00 361,690 505

2 301 BEYZAGÜL YILMAZ 12C 27 10 24,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 2 20,50 7 2 6,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 77 18 72,50 357,905 540

3 995 NURCAN ÇOMRUK 12C 31 9 28,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 26 1 25,75 4 2 3,50 1 3 0,25 2 1 1,75 75 24 69,00 346,723 680

4 160 SÜMEYYE SÜT 12C 26 10 23,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 27 2 26,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 73 20 68,00 344,395 712

5 220 EYÜP BYKL 12C 28 7 26,25 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 28 0 28,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 71 14 67,50 342,518 731

6 314 HASAN KILILI 12C 24 9 21,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 26 1 25,75 3 0 3,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 71 21 65,75 337,798 803

7 155 MERVE BATTAL 12C 26 7 24,25 2 1 1,75 5 0 5,00 1 0 1,00 5 0 5,00 23 1 22,75 4 0 4,00 1 0 1,00 67 9 64,75 334,433 850

8 226 GAMZE GÖKÇE 12C 29 6 27,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 21 1 20,75 2 4 1,00 1 0 1,00 68 13 64,75 334,050 854

9 99 CAN KURT 12C 26 9 23,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 22 1 21,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 66 17 61,75 325,548 1007

10 245 EMİN PINAR 12C 27 10 24,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 20 3 19,25 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 64 22 58,50 315,625 1197

11 285 NİSANUR DEL CE 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 15 3 14,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 63 22 57,50 312,540 1273

12 278 MUKADDES MERVE 12C 27 9 24,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 18 2 17,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 60 16 56,00 307,933 1395

13 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12C 25 11 22,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 16 3 15,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 61 22 55,50 306,798 1433

14 264 GÜLNİHA GÜNEŞ 12C 25 15 21,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 15 3 14,25 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 61 23 55,25 306,243 1449

15 288 BARIŞ DUT 12C 21 16 17,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 22 3 21,25 3 0 3,00 2 4 1,00 2 0 2,00 62 28 55,00 306,010 1461

16 390 YUSUF KARATAŞ 12C 24 11 21,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 22 1 21,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 61 26 54,50 303,848 1518

17 199 SERKAN ŞAHAN 12C 23 9 20,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 22 2 21,50 2 1 1,75 1 0 1,00 59 19 54,25 303,248 1531

18 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 26 8 24,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 15 4 14,00 2 0 2,00 2 3 1,25 58 20 53,00 298,990 1656

19 232 EREN İNCE 12C 25 13 21,75 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 15 6 13,50 1 2 0,50 4 2 3,50 2 2 1,50 2 0 2,00 60 29 52,75 298,758 1663

20 283 MİRAY GÖKKAYA 12C 26 8 24,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 15 2 14,50 1 1 0,75 56 17 51,75 295,195 1785

21 229 ESRA BATTAL 12C 25 10 22,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 21 2 20,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 58 28 51,00 293,115 1849

22 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 21 13 17,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 18 5 16,75 1 0 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 55 25 48,75 287,038 2073

23 284 İREM KARADNZ 12C 32 8 30,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 9 3 8,25 53 16 49,00 286,080 2125

24 162 SELMA KESKİN 12C 27 10 24,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 52 15 48,25 284,640 2187

25 256 BARIŞ BAĞCI 12C 21 19 16,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 15 5 13,75 3 1 2,75 1 0 1,00 54 31 46,25 279,713 2405

26 140 BURCU KURT 12C 23 8 21,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 9 3 8,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 49 18 44,50 273,720 2685



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme 55 204 389 8007

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,90 11,91 17,92 2,02 2,03 1,51 1,89 1,34 1,55 1,75 1,47 1,39 2,74 1,19 2,44 9,63 2,95 8,89 1,07 0,45 0,95 1,68 1,95 1,19 1,64 1,37 1,30 0,60 0,96 0,36 43,92 25,62 37,50 249,570

Okul Ortalaması 25,00 9,29 22,68 2,76 1,80 2,31 2,58 0,65 2,42 2,27 1,55 1,89 3,67 0,76 3,48 19,20 2,29 18,63 2,11 0,35 2,02 2,02 2,02 1,51 2,11 1,29 1,79 0,82 1,16 0,53 62,54 21,16 57,26 312,110

SINIF: 12C

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KAYA 235 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,033 249,570 8 22 23 23 1210

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 12 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 5 17,75 44 23,56 22,68 17,92

Tarih 5 4 1 3,75 75 2,27 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,42 1,55

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,79 10,10 6,89

Matematik 30 21 4 20,00 67 22,00 18,63 8,89

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,00 2,02 0,95

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 25,00 20,65 9,84

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,60 1,51 1,19

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,21 1,79 1,30

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,15 0,53 0,36

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 5,96 3,83 2,85

Toplam: 120 65 28 58,00 48 63,31 57,25 37,50

TYT Türkçe E d          b CC    DABCCEAbBAaAEDEdBCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal eBADCbEeBCCbecdDBCEA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik DE AEBBEEEBCCCb DBeAB DAca D ADAB  D bEa

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen  dDa bBDdACbda eEeEc

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYE YÜKSEK 246 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,370 249,570 9 35 38 40 1529

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 12 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 23,56 22,68 17,92

Tarih 5 1 3 0,25 5 2,27 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,96 2,42 1,55

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,40 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 8,79 10,10 6,89

Matematik 30 24 1 23,75 79 22,00 18,63 8,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,00 2,02 0,95

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 25,00 20,65 9,84

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,60 1,51 1,19

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,21 1,79 1,30

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,15 0,53 0,36

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 5,96 3,83 2,85

Toplam: 120 61 27 54,25 45 63,31 57,25 37,50

TYT Türkçe ECEc EdAdE  Ae CC   DbABCebAbBACAEbcABCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal e dDe      cBcbDBaEc

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik cEAAEBB EEBCCC BDBDA  DA CCDCADA        

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen bBDCeb DdA C a  addA

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE ÖZPIRT 281 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,975 249,570 2 2 2 2 315

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 12 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,56 22,68 17,92

Tarih 5 2 3 1,25 25 2,27 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,96 2,42 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,79 10,10 6,89

Matematik 30 27 2 26,50 88 22,00 18,63 8,89

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,00 2,02 0,95

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 25,00 20,65 9,84

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,60 1,51 1,19

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,21 1,79 1,30

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,15 0,53 0,36

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 5,96 3,83 2,85

Toplam: 120 87 26 80,50 67 63,31 57,25 37,50

TYT Türkçe ECEAdEBABEcDACeCe dEDcbBCeEADBACbEDEAdCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal dBAcbAEDBCdDBAEDBCEA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik DEAAEBBEcEBCCCABDBDAB DAbCCDCADABC Dc   

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen EBDCeA edAaCCaeeadEA

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BYNDR 234 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,063 249,570 10 37 40 42 1532

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 12 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 23,56 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 2,27 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,96 2,42 1,55

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,40 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 8,79 10,10 6,89

Matematik 30 21 3 20,25 68 22,00 18,63 8,89

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,00 2,02 0,95

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 25,00 20,65 9,84

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,60 1,51 1,19

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,21 1,79 1,30

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,15 0,53 0,36

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 5,96 3,83 2,85

Toplam: 120 62 31 54,25 45 63,31 57,25 37,50

TYT Türkçe AEbEBABE abA  Eb bCcbDaECCBBDAdbEAEbBAEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DAadCD e  aa cd bEaB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AAEDaBBECBE   CCADB ADcBb  DACADD  B E  

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen CD aabeDCab a  C b  

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FNİSA DİKİLTAS 311 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,635 249,570 7 20 21 21 1102

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 12 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 23,56 22,68 17,92

Tarih 5 4 1 3,75 75 2,27 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,96 2,42 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,79 10,10 6,89

Matematik 30 14 2 13,50 45 22,00 18,63 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,00 2,02 0,95

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 25,00 20,65 9,84

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,60 1,51 1,19

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,21 1,79 1,30

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,15 0,53 0,36

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 5,96 3,83 2,85

Toplam: 120 65 19 60,25 50 63,31 57,25 37,50

TYT Türkçe ECEA  BABEDeACBCCb EDbABCCdAbBAdAEbcABCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal eBADC EDBCacBAEDBbEA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik D AAEB EE BC    Dd  B D c CD       D    

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen  aDCe  c   CCa b  EA

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURK ARAZ 238 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,640 249,570 3 6 6 6 577

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 12 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 23,56 22,68 17,92

Tarih 5 2 3 1,25 25 2,27 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,42 1,55

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,40 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,79 10,10 6,89

Matematik 30 29 0 29,00 97 22,00 18,63 8,89

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,00 2,02 0,95

TYT Matematik 40 32 0 32,00 80 25,00 20,65 9,84

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,60 1,51 1,19

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,21 1,79 1,30

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,15 0,53 0,36

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 5,96 3,83 2,85

Toplam: 120 78 27 71,25 59 63,31 57,25 37,50

TYT Türkçe dCEecEBABEDDACBCabedbDABCebADBcaAEbEAcCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal baADec DB dcBAbDB Eb

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik DEAAEBBEEEBCCCABDBDAB DADCCDCADAB       

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen EBeC b Dd CCCaC EAEd

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN TÜRKMEN 231 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,933 249,570 12 47 52 56 2215

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 12 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 7 18,25 46 23,56 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 2,27 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,42 1,55

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,40 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 8,79 10,10 6,89

Matematik 30 19 5 17,75 59 22,00 18,63 8,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,00 2,02 0,95

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 25,00 20,65 9,84

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,60 1,51 1,19

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,21 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,15 0,53 0,36

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 5,96 3,83 2,85

Toplam: 120 54 25 47,75 40 63,31 57,25 37,50

TYT Türkçe   e BAB   Cc   dD dAeDdECCBB ACbEAEDBA  

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DABeeD AbB      AE  

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AAaDEBBECBEa  CCAeBDAD cDC b  AD        

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen CDddcbeDC Ad a  e ba

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HURİ ŞAN SARI 240 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,495 249,570 5 16 16 16 951

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 12 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 23,56 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 2,27 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,96 2,42 1,55

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,40 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,79 10,10 6,89

Matematik 30 23 3 22,25 74 22,00 18,63 8,89

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,00 2,02 0,95

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 25,00 20,65 9,84

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,60 1,51 1,19

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,21 1,79 1,30

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,15 0,53 0,36

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 5,96 3,83 2,85

Toplam: 120 69 25 62,75 52 63,31 57,25 37,50

TYT Türkçe ECEA  BABE  AdBCCbbaD ABCCEAbBddAEDEAcCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal eBADe  D  acB c BCcA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik DEAAEBBa EBCCadBDBDAB DAD  DCADAB       

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen EdDCebBcdeCCd  DEd  

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇOMRUK 280 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,770 249,570 1 1 1 1 160

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 12 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 23,56 22,68 17,92

Tarih 5 4 1 3,75 75 2,27 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,42 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,79 10,10 6,89

Matematik 30 27 2 26,50 88 22,00 18,63 8,89

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,00 2,02 0,95

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 25,00 20,65 9,84

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,60 1,51 1,19

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,21 1,79 1,30

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,15 0,53 0,36

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 5,96 3,83 2,85

Toplam: 120 92 17 87,75 73 63,31 57,25 37,50

TYT Türkçe cECEBABEdaCAD E  CCAcD ECCBBDACAEAEbcAEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DABCeDEdCBDdEABDAECB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AAEDEBBECBEEBbCCADBDAD BDaCDACADDcCB    

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen CDBEBADcCC dBCe AEda

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYFİ KIR 225 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,020 249,570 11 41 45 48 1825

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 12 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 23,56 22,68 17,92

Tarih 5 1 2 0,50 10 2,27 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,96 2,42 1,55

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,40 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 8,79 10,10 6,89

Matematik 30 20 4 19,00 63 22,00 18,63 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,00 2,02 0,95

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 25,00 20,65 9,84

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,60 1,51 1,19

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,21 1,79 1,30

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,15 0,53 0,36

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 5,96 3,83 2,85

Toplam: 120 55 15 51,25 43 63,31 57,25 37,50

TYT Türkçe AEC BAB      D   CddDDEECeBBDACeEdEbBAEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal D  ee         B AECB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AAEc BBECBE  dCC aBDAD BDCCc C          

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen dDB     CCed  D     

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NUR KAPLAN 257 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,305 249,570 4 8 8 8 660

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 12 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 23,56 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 2,27 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,96 2,42 1,55

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,40 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,79 10,10 6,89

Matematik 30 25 2 24,50 82 22,00 18,63 8,89

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,00 2,02 0,95

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 25,00 20,65 9,84

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,60 1,51 1,19

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,21 1,79 1,30

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,15 0,53 0,36

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 5,96 3,83 2,85

Toplam: 120 75 23 69,25 58 63,31 57,25 37,50

TYT Türkçe AdCEBAB   bA  EA aCAbDdECCBBaAaAEAEcBAEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DAadCD    Db AcbAEaB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AAaDEBBECBE B CCADBDADDBD CaACADD  B ED 

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen CDBE b DC Aa eedbEAa

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN KARAGÖZ 182 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,310 249,570 6 17 17 17 977

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 12 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 4 28,00 70 23,56 22,68 17,92

Tarih 5 3 1 2,75 55 2,27 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,96 2,42 1,55

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,40 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,79 10,10 6,89

Matematik 30 21 0 21,00 70 22,00 18,63 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,00 2,02 0,95

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53 25,00 20,65 9,84

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,60 1,51 1,19

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,21 1,79 1,30

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,15 0,53 0,36

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 5,96 3,83 2,85

Toplam: 120 65 10 62,50 52 63,31 57,25 37,50

TYT Türkçe AECEBAB     DDE bCCADD ECCBBbACbEAEDcAEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DAB eD    c   B AECB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AAED BBECBEEB CCA B A  BDC D            

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen bDB  b DCC  a    Ed 

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENES KAYA 190 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,188 249,570 1 3 3 3 499

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 17 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 20,93 22,68 17,92

Tarih 5 4 1 3,75 75 1,99 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,25 2,42 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,96 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 8,24 10,10 6,89

Matematik 30 14 0 14,00 47 16,69 18,63 8,89

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,88 2,02 0,95

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 18,57 20,65 9,84

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,47 1,51 1,19

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,28 1,79 1,30

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,84 0,53 0,36

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 4,59 3,83 2,85

Toplam: 120 78 16 74,00 62 52,32 57,25 37,50

TYT Türkçe AECEBcBE   ADcEADCCADDEEeCBdDACcEAEDeAEd

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DABCeDcACBDCEABDAECB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AAED        B CC     DDBDCCD  AeD   D DB

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen CDBaebDDCC a  eCAEAd

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KURT 298 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,833 249,570 15 53 76 86 3568

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 17 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 20,93 22,68 17,92

Tarih 5 2 2 1,50 30 1,99 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,25 2,42 1,55

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,96 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,04 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 8,24 10,10 6,89

Matematik 30 18 0 18,00 60 16,69 18,63 8,89

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,88 2,02 0,95

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53 18,57 20,65 9,84

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,47 1,51 1,19

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,28 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,84 0,53 0,36

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 4,59 3,83 2,85

Toplam: 120 42 14 38,50 32 52,32 57,25 37,50

TYT Türkçe bEb BAB d  c      bAcDcECCBBbACbE       

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DA eeD   B          

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AAED BBEC E B  CA  DAD BD  D  AD   B    

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen CD   b  C ea        

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSRA SUNA 251 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,868 249,570 5 24 26 27 1365

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 17 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 20,93 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 1,99 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,25 2,42 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,24 10,10 6,89

Matematik 30 15 1 14,75 49 16,69 18,63 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,88 2,02 0,95

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 18,57 20,65 9,84

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,47 1,51 1,19

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,28 1,79 1,30

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,84 0,53 0,36

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 4,59 3,83 2,85

Toplam: 120 60 15 56,25 47 52,32 57,25 37,50

TYT Türkçe ECEA  BAB a    CebA DD BCCEADBAdAEbEABCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal eBADed D baDBAEDBaEA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik DE A BBE cBCCC   B AB DA           D    

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen E D  b     CCBb Eb  

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA AKKAYA 230 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,920 249,570 12 48 54 59 2291

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 17 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 20,93 22,68 17,92

Tarih 5 1 3 0,25 5 1,99 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,25 2,42 1,55

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,96 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,04 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 8,24 10,10 6,89

Matematik 30 16 3 15,25 51 16,69 18,63 8,89

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,88 2,02 0,95

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 18,57 20,65 9,84

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,47 1,51 1,19

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,28 1,79 1,30

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,84 0,53 0,36

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 4,59 3,83 2,85

Toplam: 120 53 24 47,00 39 52,32 57,25 37,50

TYT Türkçe caCdBABb   c Db b CAD aECCBBbAddEAEbBAEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal Db edD    D  c   ECB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AAEDEBBECBbaB C     AD   C eA A    c    

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen CD E beDCC  ae CAE  

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA NUR KARA 385 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,203 249,570 8 28 30 32 1423

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 17 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 20,93 22,68 17,92

Tarih 5 2 1 1,75 35 1,99 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,25 2,42 1,55

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,96 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 8,24 10,10 6,89

Matematik 30 18 1 17,75 59 16,69 18,63 8,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,88 2,02 0,95

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 18,57 20,65 9,84

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,47 1,51 1,19

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,28 1,79 1,30

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,84 0,53 0,36

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 4,59 3,83 2,85

Toplam: 120 60 17 55,75 46 52,32 57,25 37,50

TYT Türkçe AECdBABb   A DaA  CAbDdECCBBDACAEAEbcAEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DA  e        AB AECB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik A EDEBBECBE   CCADd  D BD C   A D       

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen eDd BbeDC c  de d  E

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE DURAN 396 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,730 249,570 17 55 107 129 4733

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 17 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 20,93 22,68 17,92

Tarih 5 0 1 -0,25 -5 1,99 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,25 2,42 1,55

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,96 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,04 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 8,24 10,10 6,89

Matematik 30 17 7 15,25 51 16,69 18,63 8,89

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,88 2,02 0,95

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 18,57 20,65 9,84

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,47 1,51 1,19

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,28 1,79 1,30

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,84 0,53 0,36

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 4,59 3,83 2,85

Toplam: 120 38 27 31,25 26 52,32 57,25 37,50

TYT Türkçe  Cdb  BABa     CC b Dbb   bA  eddE      

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal   b  d             A

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik ca AEBBaEcBCC  B d AeDDADd DCA AB    DE 

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen cBDCeb e A C Be cAde

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KAPLAN 377 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,063 249,570 13 51 60 66 2711

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 17 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 7 20,25 51 20,93 22,68 17,92

Tarih 5 4 1 3,75 75 1,99 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,25 2,42 1,55

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,96 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,24 10,10 6,89

Matematik 30 12 2 11,50 38 16,69 18,63 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,88 2,02 0,95

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 18,57 20,65 9,84

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,47 1,51 1,19

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,28 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,84 0,53 0,36

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 4,59 3,83 2,85

Toplam: 120 48 15 44,25 37 52,32 57,25 37,50

TYT Türkçe EC b  BAB      CCDecDDABCCEADBddAEbEAc  

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal CaADC  D CacB EDB Ee

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik DEAAEBBE EaCCCd                       E 

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen a c       CC        

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL KARA 236 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,745 249,570 9 30 32 34 1434

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 17 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 20,93 22,68 17,92

Tarih 5 2 2 1,50 30 1,99 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,25 2,42 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,24 10,10 6,89

Matematik 30 15 5 13,75 46 16,69 18,63 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,88 2,02 0,95

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 18,57 20,65 9,84

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,47 1,51 1,19

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,28 1,79 1,30

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,84 0,53 0,36

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 4,59 3,83 2,85

Toplam: 120 62 25 55,75 46 52,32 57,25 37,50

TYT Türkçe ECEA  BABE c   CCDAEDDABCCEADBAdAEbEdBCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal b ADec D bCcBAbeBCEA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik Da AEBBE ceCCC B   A  DADdCe   A        

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen  eDdebBD cCC d aEc b

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN H CAN 392 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,208 249,570 10 32 34 36 1450

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 17 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 20,93 22,68 17,92

Tarih 5 4 1 3,75 75 1,99 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,25 2,42 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,24 10,10 6,89

Matematik 30 14 1 13,75 46 16,69 18,63 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,88 2,02 0,95

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 18,57 20,65 9,84

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,47 1,51 1,19

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,28 1,79 1,30

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,84 0,53 0,36

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 4,59 3,83 2,85

Toplam: 120 60 18 55,50 46 52,32 57,25 37,50

TYT Türkçe AECEBABd   cDDcA CCADDdECCBBDACbEdEcBAEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DABeCc    DCEcBDcECB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AAED BBEC E    C    Aa  DCC             

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen deB  becCC  a D  E  

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL GÜLSEVER 274 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,818 249,570 6 25 27 28 1368

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 17 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 5 14,75 37 20,93 22,68 17,92

Tarih 5 3 1 2,75 55 1,99 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,25 2,42 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,24 10,10 6,89

Matematik 30 23 4 22,00 73 16,69 18,63 8,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,88 2,02 0,95

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 18,57 20,65 9,84

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,47 1,51 1,19

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,28 1,79 1,30

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,84 0,53 0,36

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 4,59 3,83 2,85

Toplam: 120 61 21 55,75 46 52,32 57,25 37,50

TYT Türkçe AdeEBAB   CA  Ec CCADDaECC       d      

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DAaC      cCEcBDcEaB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AAEaE BECBdEBcCCADBDAbDBD CDA AD        

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen CDdEBbeDCCAadC dbEA 

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL İR EM YAĞLI 270 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,985 249,570 11 46 51 55 2212

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 17 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 20,93 22,68 17,92

Tarih 5 1 3 0,25 5 1,99 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,25 2,42 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,24 10,10 6,89

Matematik 30 13 3 12,25 41 16,69 18,63 8,89

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,88 2,02 0,95

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 18,57 20,65 9,84

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,47 1,51 1,19

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,28 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,84 0,53 0,36

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 4,59 3,83 2,85

Toplam: 120 53 20 48,00 40 52,32 57,25 37,50

TYT Türkçe  CEA  BAB DDc  Cd A DbABCeEADBAdAEbEABCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal d eDe  D baDBcE BCbA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik D AAEBB   dCC AB B    Dcb    Aa         

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen  dDCDb D  CCd       

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE BAŞCI 289 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,868 249,570 14 52 63 70 2844

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 17 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 20,93 22,68 17,92

Tarih 5 0 3 -0,75 -15 1,99 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,25 2,42 1,55

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,96 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 8,24 10,10 6,89

Matematik 30 15 2 14,50 48 16,69 18,63 8,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,88 2,02 0,95

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 18,57 20,65 9,84

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,47 1,51 1,19

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,28 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,84 0,53 0,36

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 4,59 3,83 2,85

Toplam: 120 49 22 43,50 36 52,32 57,25 37,50

TYT Türkçe AaCEdAB    A Dbbb CAcDcbCCBBbACbEAEbBAEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal c  ebb    a c  DAECB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik A ED BBECBc BACC   DAD     c   D   B    

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen CDd  b DC        d  

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA BZDAĞ 297 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,110 249,570 2 7 7 7 636

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 17 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 20,93 22,68 17,92

Tarih 5 4 1 3,75 75 1,99 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,25 2,42 1,55

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,96 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,04 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 8,24 10,10 6,89

Matematik 30 24 3 23,25 78 16,69 18,63 8,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,88 2,02 0,95

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 18,57 20,65 9,84

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,47 1,51 1,19

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,28 1,79 1,30

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,84 0,53 0,36

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 4,59 3,83 2,85

Toplam: 120 76 24 70,00 58 52,32 57,25 37,50

TYT Türkçe AECEBA E  CADDEdaCCADDabCCBBbAdcEAEbBAEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DABCeDEcCBc E B AE B

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik A EcaBBECBEEBbCCA BDADDBDCCDA  D   B    

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen CedEab cCCAEB eeAdda

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİSLİNA OKUMUŞ 287 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,545 249,570 16 54 101 123 4630

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 17 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 22 8,50 21 20,93 22,68 17,92

Tarih 5 1 2 0,50 10 1,99 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,25 2,42 1,55

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,96 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 8,24 10,10 6,89

Matematik 30 18 1 17,75 59 16,69 18,63 8,89

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,88 2,02 0,95

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 18,57 20,65 9,84

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,47 1,51 1,19

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,28 1,79 1,30

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,84 0,53 0,36

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 4,59 3,83 2,85

Toplam: 120 42 40 32,00 27 52,32 57,25 37,50

TYT Türkçe  Cde bdA bDec eaabedbcbBdeEdbBAddEDEABCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal C bb       cB EDBeEb

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik DEAAEBBE EBCCC   B  B DA  dD  a B       

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen adDbeb c  eCdad  A c

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ARI 146 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,338 249,570 3 13 13 13 832

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 17 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 20,93 22,68 17,92

Tarih 5 4 1 3,75 75 1,99 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,25 2,42 1,55

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,96 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,24 10,10 6,89

Matematik 30 19 1 18,75 63 16,69 18,63 8,89

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,88 2,02 0,95

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 18,57 20,65 9,84

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,47 1,51 1,19

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,28 1,79 1,30

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,84 0,53 0,36

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 4,59 3,83 2,85

Toplam: 120 69 16 65,00 54 52,32 57,25 37,50

TYT Türkçe AEedBAB   eA aEA  CAD EECCBBDAdAEdEcBAEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DABeCDEACB   ABcAEaB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik A EDEB ECBE B aCA   AD  DCC ACA D  B E  

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen dDBa bbDCC    e    E

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TURUNÇ 292 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,748 249,570 7 26 28 29 1371

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 17 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 20,93 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 1,99 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,25 2,42 1,55

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,24 10,10 6,89

Matematik 30 21 1 20,75 69 16,69 18,63 8,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,88 2,02 0,95

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 18,57 20,65 9,84

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,47 1,51 1,19

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,28 1,79 1,30

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,84 0,53 0,36

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 4,59 3,83 2,85

Toplam: 120 62 23 56,25 47 52,32 57,25 37,50

TYT Türkçe ECEA EBABbD c  CCabEDDABCeEAbBbCAEbEdBCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal eBADb     abBAb BbEA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik DE AEBBE EBCC  B B AB DAcC DCADA        

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen  eDe b D  eCda a A  

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE KALLİ 290 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,998 249,570 4 19 20 20 1052

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 17 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 20,93 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 1,99 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,25 2,42 1,55

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,24 10,10 6,89

Matematik 30 21 2 20,50 68 16,69 18,63 8,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,88 2,02 0,95

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 18,57 20,65 9,84

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,47 1,51 1,19

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,28 1,79 1,30

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,84 0,53 0,36

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 4,59 3,83 2,85

Toplam: 120 67 25 60,75 51 52,32 57,25 37,50

TYT Türkçe EedcAEBABED Ae CCbd DbABCeEAbBAdAEbEbcCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal eBADb EDBbaDBA DBaEA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik DEAAEBB EEcCCC B BDAB DAD   eA AB       

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen E DCe  Da   dB aE Eb

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BAĞCI 256 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,713 249,570 25 49 55 60 2405

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 4 1 3,75 75 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 15 5 13,75 46 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 54 31 46,25 39 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe AECEBABddeeAcDEeDdebcDcEedeBbAdAEeEbaAEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DABCeDEdCBcacAcDAECB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik A aDEBBECBc BbCCc B ADD    b            

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen CDB   e C           

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ DUT 288 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,010 249,570 15 33 35 37 1461

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 4 1 3,75 75 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 22 3 21,25 71 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 62 28 55,00 46 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe ECEb dBABbDD C aCaeaDbbBCeEAbBbdAEbEAdaE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal CaADC  Dd aDaAEDBCcA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik DEAAEBBE EBCCdbB BDAB DAcC DC DAB       

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen aBDeeb D   C        

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZAGÜL YILMAZ 301 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,905 249,570 2 5 5 5 540

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 4 1 3,75 75 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 21 2 20,50 68 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 7 2 6,50 65 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 77 18 72,50 60 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe AECEBABb  bc DEdbCCAbDaECCBBDAdbEAEbBAEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DABCeDaACBDCEABDAECB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AAEDEBBECBb B CCADB AD B  Cc CADDceB EDB

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen C  E    C   a     Aa

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU KURT 140 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,720 249,570 26 50 59 65 2685

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 4 1 3,75 75 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 9 3 8,25 28 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 49 18 44,50 37 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe AECEBABb  b a    CC DD EeCBBDAdAEAEbcAEd

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DABbCDEdCcc EAB AECB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik A aD   ECc  B CC    AD     c  b    B    

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen  D  d  cC           

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KURT 99 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,548 249,570 9 18 18 18 1007

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 22 1 21,75 73 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 66 17 61,75 51 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe AECEBABE   AD adbeCA DdECCBBbAdAEAcbBAEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DABbeDEdCBD E cbdECB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AA DEBBECBaE A   DB ADDBDCCD CA    B    

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen CD      CC         a

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 0 2 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN PINAR 245 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,625 249,570 10 21 22 22 1197

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 20 3 19,25 64 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 64 22 58,50 49 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe AECEBABE B A DdebCCdbDEEeCBBDAdAEdEeBcEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DABeeDEACBaad cDAEaB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AAEDEBBECBEEc CCAeB Aa B CC   A         

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen  Dd    DCC         a

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN İNCE 232 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,758 249,570 19 39 42 44 1663

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 3 1 2,75 55 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 15 6 13,50 45 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 60 29 52,75 44 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe bCEA bBABbDDcbBeCbedDDbBCCEAbBAdAEaEA CE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal Ca DC   cC cBAbDBCEA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik DE AE BEEEBC abB  DccD AcbC    Ae c     

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen EBDCeb Da  C a  E E 

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA BATTAL 229 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,115 249,570 21 42 46 49 1849

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 1 3 0,25 5 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 21 2 20,50 68 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 58 28 51,00 43 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe AdCEBAd   CA DEAbCCAbD bCdBBbAdAEAEbBdEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal D aeeDcdCBa Ecc AcCB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik A EDEBBECBEdB CCADB AD cD  D CAaD       

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen  Deb   cCe  a a     

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP BYKL 220 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,518 249,570 5 11 11 11 731

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 2 3 1,25 25 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 28 0 28,00 93 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 32 0 32,00 80 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 71 14 67,50 56 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe ECEe EBAB DeAC CCD  DDABCeEADBAdAEbEdcCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal eaeDC  DB acBAE BaEb

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik DEAAEBBEEEBCCCABDBDAB DADCCD ADAB     E 

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen    C       C        

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE GÖKÇE 226 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,050 249,570 8 15 15 15 854

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 3 1 2,75 55 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 21 1 20,75 69 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 68 13 64,75 54 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe EbEcd BABEDDA   C dEDDABCCEADBACdEbEABCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal eBAD AED Ca BAEDBCEA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik D  AEBBEEEBCCC   BeAB DADCC C           

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen ddDCcb     C        

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLNİHA GÜNEŞ 264 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,243 249,570 14 31 33 35 1449

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 15 3 14,25 48 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 61 23 55,25 46 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe AECEBABEccCcDDEbbabccDdECCBBbAdeEAEbBdEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DABbeDEACBD EABDAcaB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AAaDaBB C   B C ADBDA  B C e  A    B    

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen  DB  eD C           

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KILILI 314 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,798 249,570 6 12 12 12 803

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 26 1 25,75 86 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 71 21 65,75 55 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe AECEBAB   dc  E bCCbcD ECeBBDAdbEAEbBAEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DABeeDEeCBDaEABDAEaB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AAEDaB ECBE BACCADBDADDBDCCD C  D  B E  

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen aDdc beDCa          

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARADNZ 284 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,080 249,570 23 44 49 53 2125

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 9 3 8,25 28 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 20,00 20,65 9,84

Toplam: 120 53 16 49,00 41 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe ECEAcEBABEDDACBCCDbcDbABCeEADBAdeEDcABCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal eBADe  DBCacBAE BeEA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik   AAE BE   C CA  aac   A                

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 2 0 2 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BATTAL 155 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,433 249,570 7 14 14 14 850

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 2 1 1,75 35 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 23 1 22,75 76 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 67 9 64,75 54 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe AECEBAB bB ADDEdbCC  DaECCBBDA eEdEb  EC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DA e DEACB  E  DAECB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AA D BBECBE BACC  BaADD DCCDACADD  B    

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen         C           

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY GÖKKAYA 283 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,195 249,570 20 40 44 47 1785

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 2 3 1,25 25 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 15 2 14,50 48 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 56 17 51,75 43 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe bECEBABE  C e  c CCADDEEeCBBbACAEAEbcdEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DAdebDEACBcaEABDcECB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik A EDEBBEC E Bd C  BDAD       e          

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen        Dd           

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ALİ 233 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,690 249,570 1 4 4 4 505

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 25 1 24,75 83 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 78 16 74,00 62 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe ECEAcEBABbDDACBCCbdaDcABCCEADBACdEDEdBCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal eBADddaDBCCaBAbDBCEA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik cE AEBBEEEBCCC BDB AB DADCCDCADAB B     

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen  BD        C    b   

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUKADDES MERVE 278 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,933 249,570 12 27 29 31 1395

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 4 1 3,75 75 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 18 2 17,50 58 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 60 16 56,00 47 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe  CdAdEBABEDDACeCebA DbABCCEAbBAdAEbE  CE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal bBADCd DB  DBAEeBaEA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik D AAEB E EBCCC  DB Ae DAe  DC D         

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen    d       C        

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ORÇAN 201 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,038 249,570 22 43 48 52 2073

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 18 5 16,75 56 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 55 25 48,75 41 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe AEedBAB    de Eb bCbDDEEeCBBbACeEdEbBeEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DdBeCDE  Bc   B AECB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik A EDEBB CBE BbdCAeB  D BDCCc b D        

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen bDd   DDCa         d

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR DEL CE 285 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,540 249,570 11 23 24 24 1273

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 15 3 14,25 48 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 63 22 57,50 48 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe ECEccEBABEcDAbBCCbddDbABCCEADBbdAEbEeBCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal bBADeAEDBCCcBAEDBCcb

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik D AAbBBE cBC C B B e  DA  C  A A        

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen    C   D  eC   a   A

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN ÇOMRUK 995 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,723 249,570 3 9 9 9 680

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 2 3 1,25 25 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 26 1 25,75 86 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 75 24 69,00 58 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe ECEAAEBABdDecaBCCDAdDDABCCEAbBAdAEbEAdCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal eBeDeAEbBC cBcEbBCEb

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik DEAAEBBE EBeCCAB BDAB DADCCDCADeB cD  E 

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen d Db b D  aC        

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 0 2 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELMA KESKİN 162 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,640 249,570 24 45 50 54 2187

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 6 1 5,75 19 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 52 15 48,25 40 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe ECdcbEBABaD A dCC ccDbABCCbADBAaAEDEABCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal dBADeA DBCaDBAEDBCEA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik D  AE B  a C           A                

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen     e  D  CC        

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN ŞAHAN 199 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,248 249,570 17 36 39 41 1531

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 2 3 1,25 25 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 22 2 21,50 72 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 59 19 54,25 45 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe AECbBAB    c  Ee CCADDcEeCBBbAd EAEbBAEa

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DeBeeDbdCBc  AcDAECB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik A EDEBBECBEE  CCADB Aa  DdCDAC          

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen  DB  b  C           

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ OKUMUŞ 327 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,798 249,570 13 29 31 33 1433

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 4 1 3,75 75 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 16 3 15,25 51 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 61 22 55,50 46 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe AECEBABE  bc DEdcbCADb EedBBDACAEAcbeAEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DABdCDEbCBcCEABDAECB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik A EDEBBECBc BdCC   DAD B     b c        

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen bD     aCC        ba

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMERYA OKUMUŞ 249 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,990 249,570 18 38 41 43 1656

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 15 4 14,00 47 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 58 20 53,00 44 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe  CEA  BABEDD   CCbcabbABCCEAbBAdAEbEABCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal eBADe EDBC DBccDBbEA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik eE AEBBEEc CCCeB BeA  DA       AB       

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen  BeC bd             

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE SÜT 160 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,395 249,570 4 10 10 10 712

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 4 1 3,75 75 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 27 2 26,50 88 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 73 20 68,00 57 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe AECdBAB  BeA aEe CCAcDaECCBBDcdeEAEDcAEC

Cevap Anahtarı A AECEBABEABCADDEADCCADDEECCBBDACAEAEDBAEC

TYT Sosyal DAdCCDEACBca ABDAEaB

Cevap Anahtarı A DABCCDEACBDCEABDAECB

TYT Matematik AAEDEBBbCBEEBdCCADBDADDBD CDACAb   B    

Cevap Anahtarı A AAEDEBBECBEEBACCADBDADDBDCCDACADDBCBDEDB

TYT Fen  Dd    cCC         a

Cevap Anahtarı A CDBEBADDCCAEBCDCAEAE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328022 - TYT 40 SEANS 2.Deneme

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARATAŞ 390 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,848 249,570 16 34 37 39 1518

Puanı Hesaplanan: 55 203 386 7806

Katılımlar: 26 55 204 389 8007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 23,41 22,68 17,92

Tarih 5 3 2 2,50 50 2,55 2,31 1,51

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,39 2,42 1,55

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,17 1,89 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,81 3,48 2,44

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,92 10,10 6,89

Matematik 30 22 1 21,75 73 18,34 18,63 8,89

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,66 2,02 0,95

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 20,00 20,65 9,84

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,04 1,51 1,19

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,27 1,79 1,30

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,04 0,53 0,36

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,35 3,83 2,85

Toplam: 120 61 26 54,50 45 57,68 57,25 37,50

TYT Türkçe ECbA  BABb ecC CC AcDDABCecADeAdAEbEAeCE

Cevap Anahtarı B ECEAAEBABEDDACBCCDAEDDABCCEADBACAEDEABCE

TYT Sosyal eBADedaDBCaaBAbDB EA

Cevap Anahtarı B CBADCAEDBCCDBAEDBCEA

TYT Matematik D  bEBBEEEBCCC   BDA  DADCCDCA bB       

Cevap Anahtarı B DEAAEBBEEEBCCCABDBDABDDADCCDCADABCBDBDED

TYT Fen b D e  a  aC    ae  

Cevap Anahtarı B EBDCDABDEACCCBCDEAEA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
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