
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 21-22 Vip Yayınları TYT Deneme-7 TG 3101 1673 510 100

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 27.04 9.38 24.69 11.26 5.55 9.87 13.68 4.23 12.62 6.79 3.56 5.90 58.77 22.72 53.09 270.199

İl Ortalaması 26.11 10.26 23.55 10.87 5.86 9.40 12.46 4.17 11.41 6.15 3.49 5.28 55.59 23.77 49.65 258.521
Okul Ortalaması 26.70 9.92 24.22 10.86 5.04 9.60 7.72 4.30 6.64 3.92 3.55 3.03 49.20 22.81 43.50 235.642

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 55 - EBRAR SAYGILI 12 / B 33 7 31.25 16 4 15.00 16 5 14.75 12 8 10.00 77.00 24.00 71.00 328.545 810 371 4 1
2 66 - F ZEHRA KEKLİK 12 / B 31 9 28.75 13 6 11.50 20 5 18.75 5 6 3.50 69.00 26.00 62.50 302.285 1059 495 8 2
3 187 - ŞULE NUR ORÇAN 0 / 0 31 9 28.75 12 7 10.25 14 0 14.00 10 5 8.75 67.00 21.00 61.75 299.150 1088 510 9 3
4 43 - KEVSER GÜNEŞ 12 / B 30 9 27.75 14 6 12.50 22 9 19.75 1 0 1.00 67.00 24.00 61.00 297.170 1117 526 10 4
5 3 - HÜSNE NUR KURT 12 / B 29 11 26.25 12 6 10.50 17 7 15.25 10 7 8.25 68.00 31.00 60.25 294.963 1136 533 11 5
6 87 - FATMAGÜLL GÜNEŞ 12 / A 33 7 31.25 13 4 12.00 12 4 11.00 8 5 6.75 66.00 20.00 61.00 294.163 1145 539 12 6
7 32 - MERYEM ORÇAN 12 / B 34 6 32.50 13 3 12.25 9 6 7.50 10 6 8.50 66.00 21.00 60.75 291.933 1175 552 13 7
8 0 - FATİH TAŞKIRAN 0 / 0 28 9 25.75 14 4 13.00 14 2 13.50 8 2 7.50 64.00 17.00 59.75 291.840 1179 555 14 8
9 0 - SEFANUR YİĞİT M 0 / 0 35 4 34.00 11 9 8.75 9 7 7.25 12 7 10.25 67.00 27.00 60.25 291.215 1187 557 15 9

10 0 - İZZETTİN ÖZCAN 0 / 0 30 10 27.50 12 7 10.25 11 1 10.75 11 7 9.25 64.00 25.00 57.75 284.880 1270 601 16 10
11 0 - ENES BAZ 12 / C 32 8 30.00 16 4 15.00 14 3 13.25 0 0 0.00 62.00 15.00 58.25 284.140 1283 607 17 11
12 26 - EMİNE AK 12 / B 30 10 27.50 11 5 9.75 8 6 6.50 14 3 13.25 63.00 24.00 57.00 281.515 1310 619 19 12
13 0 - RÜVEYDA KİLİNÇ 0 / 0 30 8 28.00 14 4 13.00 8 1 7.75 9 4 8.00 61.00 17.00 56.75 279.260 1335 630 21 13
14 47 - SAFA KILIÇ 12 / Ç 30 6 28.50 15 5 13.75 12 6 10.50 5 5 3.75 62.00 22.00 56.50 278.500 1346 635 23 14
15 110 - DİLEK CANİK 12 / A 37 3 36.25 4 2 3.50 7 4 6.00 11 3 10.25 59.00 12.00 56.00 277.722 1351 640 24 15
16 171 - ÖKKEŞ KÜMPERLİ 11 / A 27 9 24.75 9 3 8.25 15 5 13.75 9 5 7.75 60.00 22.00 54.50 276.110 1372 654 26 16
17 0 - ZYNP GÜL 0 / 0 32 5 30.75 9 5 7.75 11 1 10.75 7 5 5.75 59.00 16.00 55.00 275.295 1378 658 28 17
18 94 - NİDANUR İLERİ 0 / 0 28 9 25.75 12 6 10.50 10 4 9.00 10 4 9.00 60.00 23.00 54.25 272.760 1414 676 30 18
19 20 - KİFAYET AKSU 12 / B 29 11 26.25 9 8 7.00 16 8 14.00 8 7 6.25 62.00 34.00 53.50 272.728 1415 677 31 19
20 54 - ELİFE TATLI 12 / D 34 5 32.75 14 6 12.50 11 5 9.75 0 0 0.00 59.00 16.00 55.00 272.180 1426 682 34 20
21 121 - TUBA NUR ÇAKMAK 12 / B 31 9 28.75 10 6 8.50 6 2 5.50 13 6 11.50 60.00 23.00 54.25 271.825 1432 685 35 21
22 83 - NİSA SÜT 12 / B 32 7 30.25 13 5 11.75 8 5 6.75 7 7 5.25 60.00 24.00 54.00 269.220 1464 700 36 22
23 6 - ILGIN RESİM 12 / B 28 11 25.25 8 7 6.25 12 3 11.25 10 6 8.50 58.00 27.00 51.25 264.938 1523 733 40 23
24 19 - TÜLAY ERDOĞAN 12 / B 30 9 27.75 12 5 10.75 11 6 9.50 6 8 4.00 59.00 28.00 52.00 264.207 1533 739 42 24
25 0 - SENA AKBULUT 12 / B 31 8 29.00 13 3 12.25 10 12 7.00 7 12 4.00 61.00 35.00 52.25 263.377 1548 746 44 25
26 48 - CENNET KÖSE 12 / C 28 12 25.00 18 2 17.50 10 3 9.25 1 2 0.50 57.00 19.00 52.25 262.880 1557 751 46 26
27 175 - YAŞAR TURANAKI 11 / A 27 13 23.75 14 6 12.50 12 6 10.50 5 2 4.50 58.00 27.00 51.25 262.415 1565 756 49 27
28 184 - ELİFE KALLİ 11 / C 28 10 25.50 15 4 14.00 12 1 11.75 0 0 0.00 55.00 15.00 51.25 261.400 1577 764 50 28
29 4 - MERT ÖZEN 12 / C 29 10 26.50 12 7 10.25 10 3 9.25 5 1 4.75 56.00 21.00 50.75 260.455 1589 769 52 29
30 0 - SABRİ CEVİZ 12 / A 30 6 28.50 9 2 8.50 10 3 9.25 6 7 4.25 55.00 18.00 50.50 259.688 1600 776 53 30
31 0 - F ZEHRA YAVU Z 11 / C 30 6 28.50 14 6 12.50 9 1 8.75 0 0 0.00 53.00 13.00 49.75 255.115 1660 802 57 31
32 212 - İSMAİL KILILI 11 / A 27 11 24.25 14 4 13.00 9 2 8.50 5 6 3.50 55.00 23.00 49.25 254.570 1664 804 58 32
33 136 - SUDE BAYIR 11 / B 28 6 26.50 12 5 10.75 10 5 8.75 5 8 3.00 55.00 24.00 49.00 254.003 1672 808 59 33
34 0 - MUSTAFA YILMAZ 12 / A 28 9 25.75 10 4 9.00 8 3 7.25 7 4 6.00 53.00 20.00 48.00 251.235 1711 830 63 34
35 11 - SARE ALBENİ 12 / C 31 9 28.75 9 7 7.25 11 6 9.50 2 2 1.50 53.00 24.00 47.00 248.018 1758 853 68 35
36 14 - ELİF BETÜL 0 / 0 30 10 27.50 10 8 8.00 9 5 7.75 4 4 3.00 53.00 27.00 46.25 245.090 1790 869 72 36
37 0 - TUBA GÜL 12 / B 29 9 26.75 11 5 9.75 3 2 2.50 9 5 7.75 52.00 21.00 46.75 245.085 1791 870 73 37
38 204 - MİSLİNA DEMİRDÖĞEN 11 / B 29 11 26.25 11 3 10.25 7 5 5.75 6 9 3.75 53.00 28.00 46.00 243.160 1820 881 78 38
39 46 - KÜBRA KAYAALP 0 / 0 32 5 30.75 12 8 10.00 4 1 3.75 2 0 2.00 50.00 14.00 46.50 242.985 1822 883 79 39
40 51 - SILA GÜL 12 / D 28 11 25.25 14 4 13.00 6 0 6.00 2 1 1.75 50.00 16.00 46.00 242.302 1832 887 81 40
41 210 - GAMZE ÇİÇEK 11 / C 27 7 25.25 13 6 11.50 6 3 5.25 4 2 3.50 50.00 18.00 45.50 241.075 1848 895 83 41
42 137 - MUHARREM DEMİR 0 / 0 29 9 26.75 11 8 9.00 10 2 9.50 0 1 -0.25 50.00 20.00 45.00 240.933 1849 896 84 42
43 444 - RASİM KIZILASLAN 11 / C 24 10 21.50 12 5 10.75 15 11 12.25 0 0 0.00 51.00 26.00 44.50 240.852 1850 897 85 43
44 208 - ZEHRA DAŞKIRAN 0 / 0 30 8 28.00 9 3 8.25 6 5 4.75 6 7 4.25 51.00 23.00 45.25 240.620 1855 899 86 44
45 0 - YAREN POLAT 12 / D 28 12 25.00 13 6 11.50 7 1 6.75 2 1 1.75 50.00 20.00 45.00 239.762 1868 908 87 45
46 77 - NİSA ORÇAN 12 / D 32 8 30.00 10 9 7.75 7 4 6.00 1 0 1.00 50.00 21.00 44.75 238.692 1881 915 90 46
47 33 - ELİF KAYA 12 / C 30 9 27.75 14 4 13.00 4 0 4.00 1 2 0.50 49.00 15.00 45.25 238.350 1884 917 91 47
48 27 - RABİA BABUÇÇU 12 / D 30 9 27.75 16 3 15.25 3 2 2.50 0 0 0.00 49.00 14.00 45.50 237.843 1892 919 92 48
49 65 - NİSANUR ALTUN 12 / B 30 8 28.00 12 4 11.00 6 3 5.25 1 2 0.50 49.00 17.00 44.75 237.725 1897 923 94 49
50 18 - İREM SULTANKALKAN Ü 12 / D 34 5 32.75 10 10 7.50 5 7 3.25 1 0 1.00 50.00 22.00 44.50 236.340 1916 935 98 50
51 211 - GÖNÜL SOLMAZ 11 / B 27 7 25.25 13 4 12.00 5 3 4.25 4 5 2.75 49.00 19.00 44.25 236.253 1917 936 99 51
52 105 - LEYLA KURT 12 / D 27 13 23.75 11 8 9.00 10 1 9.75 1 1 0.75 49.00 23.00 43.25 235.933 1929 940 101 52
53 74 - İLAYDA KOÇ 12 / C 31 7 29.25 10 8 8.00 6 2 5.50 1 1 0.75 48.00 18.00 43.50 234.363 1949 953 105 53
54 0 - GÜLÇİN M 12 / A 28 12 25.00 8 9 5.75 10 8 8.00 6 10 3.50 52.00 39.00 42.25 233.097 1966 962 107 54
55 12 - EMİR KAN 12 / C 30 8 28.00 11 9 8.75 7 8 5.00 1 1 0.75 49.00 26.00 42.50 230.850 1992 976 111 55
56 124 - SENA AKILLI 12 / A 26 9 23.75 14 5 12.75 3 5 1.75 5 3 4.25 48.00 22.00 42.50 229.750 2011 988 114 56
57 56 - ÖZLEM M BOZDAĞ 12 / C 28 12 25.00 15 5 13.75 4 3 3.25 0 0 0.00 47.00 20.00 42.00 227.452 2044 1010 122 57
58 7 - FATİH GÜLSEVER 0 / 0 24 16 20.00 14 6 12.50 10 8 8.00 1 2 0.50 49.00 32.00 41.00 227.380 2045 1011 123 58
59 78 - N ZLI ÇAĞLAYAN 12 / D 28 10 25.50 14 6 12.50 4 5 2.75 1 1 0.75 47.00 22.00 41.50 225.993 2062 1020 126 59
60 53 - ESMANUR KURU 12 / C 28 11 25.25 14 6 12.50 4 7 2.25 1 0 1.00 47.00 24.00 41.00 224.220 2088 1033 130 60
61 10 - HÜSNANUR ÇİÇEK 12 / D 29 9 26.75 13 5 11.75 3 4 2.00 1 2 0.50 46.00 20.00 41.00 223.982 2093 1038 132 61
62 38 - CANSU 12 / C 28 11 25.25 11 7 9.25 7 5 5.75 1 4 0.00 47.00 27.00 40.25 223.903 2095 1040 133 62
63 85 - HATİCE 12 / B 24 11 21.25 8 8 6.00 8 3 7.25 6 8 4.00 46.00 30.00 38.50 221.035 2137 1060 139 63
64 223 - NUR SENA KOÇ 11 / B 27 7 25.25 12 5 10.75 5 5 3.75 0 0 0.00 44.00 17.00 39.75 221.007 2138 1061 140 64
65 123 - KENAN YILDIZ 11 / A 22 8 20.00 11 4 10.00 9 7 7.25 2 2 1.50 44.00 21.00 38.75 220.505 2145 1065 142 65
66 52 - HÜSNE KARAKUŞ 12 / C 28 7 26.25 14 6 12.50 0 0 0.00 1 0 1.00 43.00 13.00 39.75 218.990 2169 1082 149 66
67 127 - AMİNE E SAZ 11 / B 29 11 26.25 9 5 7.75 6 5 4.75 3 13 -0.25 47.00 34.00 38.50 217.905 2181 1087 151 67
68 214 - ABDULLAH GÖZÜ AÇIK 0 / 0 20 20 15.00 14 6 12.50 7 5 5.75 5 2 4.50 46.00 33.00 37.75 217.270 2194 1094 155 68
69 138 - SEMANUR KARABIYIK 11 / C 22 16 18.00 12 6 10.50 10 5 8.75 0 0 0.00 44.00 27.00 37.25 216.085 2209 1102 157 69
70 0 - NURR GÜNEŞ 12 / D 29 10 26.50 12 6 10.50 3 6 1.50 0 0 0.00 44.00 22.00 38.50 215.805 2212 1103 158 70
71 0 - HÜLYA 12 / A 20 13 16.75 11 6 9.50 8 3 7.25 6 10 3.50 45.00 32.00 37.00 215.765 2214 1105 159 71
72 222 - AYŞE GÜL CANKATAN 11 / C 28 11 25.25 12 6 10.50 2 5 0.75 4 9 1.75 46.00 31.00 38.25 215.197 2221 1111 161 72
73 0 - A EREN JKDEMİR 12 / 0 22 12 19.00 6 2 5.50 4 2 3.50 10 5 8.75 42.00 21.00 36.75 215.083 2224 1113 163 73
74 17 - HİLAL BOZDOĞAN 12 / D 25 7 23.25 10 4 9.00 5 0 5.00 0 1 -0.25 40.00 12.00 37.00 213.203 2252 1131 168 74
75 112 - ESRA GEDİK 12 / D 26 11 23.25 13 6 11.50 3 6 1.50 2 3 1.25 44.00 26.00 37.50 212.993 2254 1133 169 75
76 92 - MÜCELLA ÇAM 12 / D 26 10 23.50 15 4 14.00 1 3 0.25 0 0 0.00 42.00 17.00 37.75 212.340 2265 1139 173 76
77 131 - OSMAN ESAT AAĞCI 11 / A 18 19 13.25 15 4 14.00 3 1 2.75 8 6 6.50 44.00 30.00 36.50 212.140 2268 1140 174 77
78 219 - BEYZA KARSU 11 / B 27 11 24.25 10 5 8.75 7 13 3.75 1 4 0.00 45.00 33.00 36.75 211.807 2274 1144 176 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 21-22 Vip Yayınları TYT Deneme-7 TG 3101 1673 510 100

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 27.04 9.38 24.69 11.26 5.55 9.87 13.68 4.23 12.62 6.79 3.56 5.90 58.77 22.72 53.09 270.199

İl Ortalaması 26.11 10.26 23.55 10.87 5.86 9.40 12.46 4.17 11.41 6.15 3.49 5.28 55.59 23.77 49.65 258.521
Okul Ortalaması 26.70 9.92 24.22 10.86 5.04 9.60 7.72 4.30 6.64 3.92 3.55 3.03 49.20 22.81 43.50 235.642

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 144 - TAHA 11 / A 20 16 16.00 10 4 9.00 14 14 10.50 0 0 0.00 44.00 34.00 35.50 211.770 2275 1145 177 79
80 57 - ELİF KÖSE 12 / B 24 12 21.00 4 3 3.25 10 2 9.50 3 6 1.50 41.00 23.00 35.25 211.562 2278 1147 178 80
81 169 - ZEYNEP KAMALAK 11 / B 24 14 20.50 6 5 4.75 4 4 3.00 8 2 7.50 42.00 25.00 35.75 211.297 2281 1149 179 81
82 0 - GÜLİZAR 12 / 0 26 10 23.50 12 5 10.75 2 1 1.75 0 0 0.00 40.00 16.00 36.00 208.072 2320 1170 188 82
83 69 - EMİNE BLDRCN 12 / D 25 14 21.50 14 6 12.50 3 6 1.50 1 2 0.50 43.00 28.00 36.00 207.910 2321 1171 189 83
84 173 - RUMEYSA DEMİR 11 / B 23 17 18.75 10 10 7.50 8 8 6.00 6 14 2.50 47.00 49.00 34.75 207.845 2323 1173 190 84
85 64 - HAFİZE Ğ ÇÖMEZ 12 / D 27 12 24.00 11 6 9.50 2 5 0.75 0 0 0.00 40.00 23.00 34.25 202.135 2393 1215 207 85
86 129 - MEHMET TOY 0 / 0 16 7 14.25 7 2 6.50 10 3 9.25 2 2 1.50 35.00 14.00 31.50 199.285 2421 1234 215 86
87 68 - H NİSA NUR DUT 12 / B 23 12 20.00 9 0 9.00 3 3 2.25 2 2 1.50 37.00 17.00 32.75 198.875 2429 1240 217 87
88 155 - TURGAY ERGÜVEN 11 / A 24 13 20.75 3 2 2.50 6 2 5.50 3 1 2.75 36.00 18.00 31.50 197.988 2440 1246 221 88
89 59 - TUĞÇE KURT 12 / C 24 12 21.00 12 7 10.25 2 3 1.25 0 0 0.00 38.00 22.00 32.50 196.847 2458 1261 229 89
90 99 - SULTAN TAŞDEMİR 12 / A 18 11 15.25 6 1 5.75 9 4 8.00 2 1 1.75 35.00 17.00 30.75 196.375 2463 1263 231 90
91 178 - ZELİHA ÇETİN 11 / B 26 12 23.00 6 4 5.00 4 4 3.00 3 9 0.75 39.00 29.00 31.75 196.348 2464 1264 232 91
92 192 - MUSTAFA OKUMUŞ 11 / A 23 10 20.50 6 3 5.25 4 1 3.75 0 1 -0.25 33.00 15.00 29.25 188.555 2569 1329 264 92
93 190 - GÜLLÜ Ö UMUTLU 11 / B 19 13 15.75 4 6 2.50 7 2 6.50 3 4 2.00 33.00 25.00 26.75 183.390 2624 1359 281 93
94 0 - SUDE NAZ AVCU 11 / B 20 13 16.75 7 3 6.25 2 7 0.25 5 8 3.00 34.00 31.00 26.25 178.133 2669 1387 296 94
95 198 - MEHMET SOYLU 11 / C 20 15 16.25 10 10 7.50 5 11 2.25 0 0 0.00 35.00 36.00 26.00 177.320 2680 1394 300 95
96 142 - METE 0 / 0 13 7 11.25 7 0 7.00 4 5 2.75 0 2 -0.50 24.00 14.00 20.50 160.220 2803 1473 357 96
97 216 - TOLGA OĞUL 11 / A 19 15 15.25 0 0 0.00 5 4 4.00 0 0 0.00 24.00 19.00 19.25 157.965 2821 1481 364 97
98 0 - SELÇUK KARA 11 / A 9 4 8.00 2 0 2.00 5 0 5.00 0 0 0.00 16.00 4.00 15.00 144.980 2895 1540 404 98
99 180 - BERAT TAŞ 11 / A 6 9 3.75 4 2 3.50 5 7 3.25 3 8 1.00 18.00 26.00 11.50 133.160 2949 1580 434 99

100 159 - CENNET KAPLAN 11 / B 11 13 7.75 0 1 -0.25 2 5 0.75 2 6 0.50 15.00 25.00 8.75 123.313 2994 1610 457 100


