
SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK CANİK 110 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,160 215,380 8 27 44 44 347

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 13 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 21,12 22,73 17,95

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,40 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,44 1,23 1,04

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,69 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,33 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 8,85 10,82 8,30

Matematik-1 40 9 1 8,75 22 8,21 7,18 6,00

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,83 0,42 0,75

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,60 2,76 2,14

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,51 1,49

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 5,71 4,69 4,38

Toplam: 120 45 24 39,00 33 43,21 44,58 34,73

TYT Türkçe CcdDABECBe bDEdBCDacEcCbCDbdeebABAaCDCEd

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal  e         BAEECA BE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik EBA  C CED  D a A                       

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen  bb    DaCa cD   cEB

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 16 58

Türkçe 40 23 16 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 2 2 50
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 8 8 50
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 4 2 67
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 1 32

Tarih-1 5 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 1 23

Matematik-1 40 9 1 23

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 0 2 0

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TAŞKIRAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,618 215,380 1 3 3 3 97

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 13 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 21,12 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,40 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,44 1,23 1,04

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,69 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 8,85 10,82 8,30

Matematik-1 40 19 1 18,75 47 8,21 7,18 6,00

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,83 0,42 0,75

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,60 2,76 2,14

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,29 1,51 1,49

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 5,71 4,69 4,38

Toplam: 120 66 17 61,75 51 43,21 44,58 34,73

TYT Türkçe CDBDABdCcA  DEBBCDdEEDCACDbAeCbcBACeDCEB

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal  ACaBbA  B BAE CADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik dBADE DC D ED C AD  BD B    CD C A      

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen acEe a bbC      C  B

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 4 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 11 5 69
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 1 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 6 0 100
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 2 52

Tarih-1 5 3 1 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 1 48

Matematik-1 40 19 1 48

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 4 0 57
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 1 4 14

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL GÜNEŞ 87 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,650 215,380 3 7 7 7 146

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 13 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 21,12 22,73 17,95

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,40 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,44 1,23 1,04

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,69 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,85 10,82 8,30

Matematik-1 40 11 5 9,75 24 8,21 7,18 6,00

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,83 0,42 0,75

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,60 2,76 2,14

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 1,51 1,49

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 5,71 4,69 4,38

Toplam: 120 62 25 55,75 46 43,21 44,58 34,73

TYT Türkçe cDCDEddCADBA ABECDCACbCaECbABDbAeCACEBDe

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal eCABCc b  AeB cCBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik ceEEBD  DCDC A   Bd  d   e C            

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen AbaeE  CDE  EDEBbdeD

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 4 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 10 6 63
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 5 28

Matematik-1 40 11 5 28

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 2 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 6 50

Fizik 7 2 3 29

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 5 0 71

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÇİN AKTOP 114 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,810 215,380 6 23 29 29 298

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 13 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 21,12 22,73 17,95

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,40 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,44 1,23 1,04

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,69 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 8,85 10,82 8,30

Matematik-1 40 10 2 9,50 24 8,21 7,18 6,00

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,83 0,42 0,75

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,60 2,76 2,14

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,29 1,51 1,49

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 5,71 4,69 4,38

Toplam: 120 48 22 42,50 35 43,21 44,58 34,73

TYT Türkçe BDCaEB CcDBAbA ECDdACbCEbebABDbdeecCE De

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal A  dCb         CBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik  DcEBD  DCDCEA                b         

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen A D E  CDE  bDbc A c

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 14 58

Türkçe 40 23 14 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 3 0 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 4 1 67
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 3 1 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 7 9 44
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 2 28

Tarih-1 5 2 1 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 2 25

Matematik-1 40 10 2 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 4 40

Fizik 7 3 0 43

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 4 1 57

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜLYA TÜRK 100 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,730 215,380 9 28 46 46 354

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 13 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 21,12 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,40 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,44 1,23 1,04

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,69 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,33 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,85 10,82 8,30

Matematik-1 40 8 5 6,75 17 8,21 7,18 6,00

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,83 0,42 0,75

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,60 2,76 2,14

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,51 1,49

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 5,71 4,69 4,38

Toplam: 120 45 24 39,00 33 43,21 44,58 34,73

TYT Türkçe aDBD BECce cDE c bCEaeCACbbAeCEeBACCDCEB

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal AACea   a dB   CA BE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik d  D CDe DA D b AD   e d                

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen Dd     DEe     A eE 

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 12 60

Türkçe 40 24 12 60

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 10 6 63
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 4 1 67
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 5 20

Matematik-1 40 8 5 20

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 2 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 1 1 14

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 1 0 100
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İZZETTİN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,898 215,380 5 14 16 16 221

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 13 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 21,12 22,73 17,95

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,40 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,44 1,23 1,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,69 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,33 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,85 10,82 8,30

Matematik-1 40 7 6 5,50 14 8,21 7,18 6,00

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,83 0,42 0,75

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,60 2,76 2,14

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,29 1,51 1,49

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 5,71 4,69 4,38

Toplam: 120 57 33 48,75 41 43,21 44,58 34,73

TYT Türkçe cDCcEBBCeDcd ABdbDCcCDCcECEdBaCAeCACEBDC

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACABeb CABdABEEaBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik AbE ae  a  C bAa B   B  D               

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen AbbaaabCDEEDcDE deba

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 2 2 50
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 11 5 69
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 6 18

Matematik-1 40 7 6 18

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 0 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 11 40

Fizik 7 1 6 14

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YILMAZ 29 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,995 215,380 7 26 43 43 342

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 13 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 21,12 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,40 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,44 1,23 1,04

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,69 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,85 10,82 8,30

Matematik-1 40 12 3 11,25 28 8,21 7,18 6,00

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,83 0,42 0,75

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,60 2,76 2,14

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,29 1,51 1,49

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 5,71 4,69 4,38

Toplam: 120 48 36 39,00 33 43,21 44,58 34,73

TYT Türkçe CDcD dEbceceDEBB DCEEDCceDdAeCce Aaeab a

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal AeCdBc    dBe  CADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik dBAb CDCED  D C ADe    B                

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen bAEcbeEDaCE dDdebDdB

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 18 45

Türkçe 40 18 18 45

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 6 9 38
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 3 3 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 3 30

Matematik-1 40 12 3 30

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 1 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 10 45

Fizik 7 3 4 43

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİDANUR İLERİ 94 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,663 215,380 4 8 9 9 156

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 13 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 21,12 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,40 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,44 1,23 1,04

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,69 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,85 10,82 8,30

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 8,21 7,18 6,00

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,83 0,42 0,75

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,60 2,76 2,14

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,51 1,49

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 5,71 4,69 4,38

Toplam: 120 60 19 55,25 46 43,21 44,58 34,73

TYT Türkçe CDcD BECcA  DEBedDaEEcCbCDCACCEABACCDCEd

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal cACaBb  Cc BA  CADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik EBAbECDC b EDA    c                     

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen DAa  C DECaD D eb EB

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 14 2 88
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 1 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 3 25

Matematik-1 40 10 3 25

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 3 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 4 50

Fizik 7 3 1 43

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 1 0 100
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA KILINÇ 116 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,588 215,380 10 36 91 91 448

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 13 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 21,12 22,73 17,95

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,40 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,44 1,23 1,04

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,69 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,33 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,85 10,82 8,30

Matematik-1 40 8 6 6,50 16 8,21 7,18 6,00

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,83 0,42 0,75

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,60 2,76 2,14

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,51 1,49

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 5,71 4,69 4,38

Toplam: 120 42 35 33,25 28 43,21 44,58 34,73

TYT Türkçe eDaDAdECcAEecEddeDaEEDddCDbAeebABAeCDeEB

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal    aB   b d  EECADcE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik EBcb CbC D  c b ADc        E            

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen  b  b  acCbD D  CbEa

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 18 55

Türkçe 40 22 18 55

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 2 2 50
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 8 8 50
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 4 28

Tarih-1 5 1 1 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 6 20

Matematik-1 40 8 6 20

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 0 2 0

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ CEVİZ 96 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,483 215,380 13 40 216 216 667

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 13 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 12 11,00 28 21,12 22,73 17,95

Matematik-1 40 8 9 5,75 14 8,21 7,18 6,00

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,83 0,42 0,75

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,60 2,76 2,14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,29 1,51 1,49

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 5,71 4,69 4,38

Toplam: 120 30 27 23,25 19 43,21 44,58 34,73

TYT Türkçe cDCDEdc A BA ceEbDddCDeaaCaAB           

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Matematik ceEEBc  b cCEe a B b    D  Ce           

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen caeC BbCDEbDEDa     

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 12 35

Türkçe 40 14 12 35

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 2 3 40
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 1 1 17
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 3 0 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 4 6 25
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 9 20

Matematik-1 40 8 9 20

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 0 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 6 40

Fizik 7 2 4 29

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
MERCEKLER 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEFANUR YİĞİT 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,573 215,380 2 5 5 5 127

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 13 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 21,12 22,73 17,95

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,40 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,44 1,23 1,04

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,69 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,85 10,82 8,30

Matematik-1 40 13 8 11,00 28 8,21 7,18 6,00

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,83 0,42 0,75

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,60 2,76 2,14

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,29 1,51 1,49

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 5,71 4,69 4,38

Toplam: 120 67 33 58,75 49 43,21 44,58 34,73

TYT Türkçe CDcDABEbcAEecEBBCDCEEDdACDbACdbeBACCDCEB

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal AACaBb AaBbBebcCADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik EBcbE DCcD ED adA      dBa    a  AE    C

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen eAacbbEDECEDaDbdCDEB

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 10 6 63
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 6 0 100
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 4 1 80

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 8 33

Matematik-1 40 13 8 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100

TYT Fen 20 12 8 60

Fizik 7 2 5 29

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA AKILLI 124 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,998 215,380 12 38 119 119 497

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 13 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 21,12 22,73 17,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,40 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,44 1,23 1,04

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,69 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,33 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,85 10,82 8,30

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 8,21 7,18 6,00

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,83 0,42 0,75

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,60 2,76 2,14

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,51 1,49

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 5,71 4,69 4,38

Toplam: 120 39 27 32,25 27 43,21 44,58 34,73

TYT Türkçe BDCDE c eD A  dECDddCDeEECEAaDCAeCAeEdDC

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal AdcBa  C ddeB E BAbE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik c cEd   a    b                     d    

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen c D     DE  b EaeA  

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 4 0 100
Metni yorumlar. 5 1 4 20
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 4 1 67
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 1 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 12 4 75
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 7 32

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 1 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 1 1 14

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN TAŞDEMİR 99 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,320 215,380 11 37 94 94 457

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 13 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 21,12 22,73 17,95

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,40 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,44 1,23 1,04

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,69 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,33 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,85 10,82 8,30

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 8,21 7,18 6,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,83 0,42 0,75

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,60 2,76 2,14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,51 1,49

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 5,71 4,69 4,38

Toplam: 120 40 27 33,25 28 43,21 44,58 34,73

TYT Türkçe dDCDEBcaeccebABdCeCACaeEEbbABDCAddAaEaDe

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACABacd   dAd ECBADb     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik c   B  EbCDC                            

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen        CDE   D      

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 19 53

Türkçe 40 21 19 53

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 0 4 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 8 8 50
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 0 20

Fizik 7 0 0 0

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 4 0 57

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR SAYGILI 55 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,350 215,380 1 1 1 1 84

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 21,89 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,61 1,23 1,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,46 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,79 10,82 8,30

Matematik-1 40 15 4 14,00 35 7,95 7,18 6,00

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,18 0,42 0,75

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,29 2,76 2,14

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,48 1,51 1,49

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 5,95 4,69 4,38

Toplam: 120 71 22 65,50 55 45,57 44,58 34,73

TYT Türkçe BDCDEBcCcDebbABECDCACDCEECbAdDbAedAC    

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACbBaD CbBAABEECBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik A EdBD  DC eEA ad    B     C E  E ABC   

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen bEDbEabCDbEDE EBCACD

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 4 0 100
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 4 0 67
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 10 4 63
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 4 38

Matematik-1 40 15 4 38

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 0 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 1 0 100
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 14 5 70

Fizik 7 3 4 43

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 6 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BETÜLKÖKCÜ 14 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,863 215,380 10 29 49 49 361

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 21,89 22,73 17,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,43 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,61 1,23 1,04

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,46 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,79 10,82 8,30

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 7,95 7,18 6,00

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,18 0,42 0,75

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,29 2,76 2,14

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,48 1,51 1,49

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 5,95 4,69 4,38

Toplam: 120 46 32 38,00 32 45,57 44,58 34,73

TYT Türkçe CDaD BECcA cDEBBCaaEEDCACDbAeCbeBAaCDeaa

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal AedeBe  a bBAbbCADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik dBAc C C D ED   AD   b B      c         

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen add    DcCc   e  e  

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 13 63

Türkçe 40 25 13 63

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 8 8 50
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih-1 5 2 3 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 4 25

Matematik-1 40 10 4 25

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 1 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 7 10

Fizik 7 0 3 0

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 57 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,575 215,380 14 41 250 250 717

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 21,89 22,73 17,95

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,43 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,61 1,23 1,04

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,46 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,29 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 6 -0,50 -3 9,79 10,82 8,30

Matematik-1 40 9 3 8,25 21 7,95 7,18 6,00

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,18 0,42 0,75

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,29 2,76 2,14

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,48 1,51 1,49

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 5,95 4,69 4,38

Toplam: 120 30 40 20,00 17 45,57 44,58 34,73

TYT Türkçe dDCcE dab ce ABECeCdCedEcbbecDCAeCAeadae

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal eCcda  a c               

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik         b DC         B   e    d   ABCEDA

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen cabb adaDE   eEBdA  

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 22 38

Türkçe 40 15 22 38

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 2 2 50
Metni yorumlar. 5 2 3 40
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 3 2 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 0 3 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 5 11 31
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 1 6 4

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 3 23

Matematik-1 40 9 3 23

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 1 0 100
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100

TYT Fen 20 5 9 25

Fizik 7 0 6 0

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AK 26 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,520 215,380 9 22 28 28 297

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 21,89 22,73 17,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,43 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,61 1,23 1,04

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,46 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,79 10,82 8,30

Matematik-1 40 10 11 7,25 18 7,95 7,18 6,00

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,18 0,42 0,75

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,29 2,76 2,14

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,48 1,51 1,49

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 5,95 4,69 4,38

Toplam: 120 53 39 43,25 36 45,57 44,58 34,73

TYT Türkçe cDCDbBBaeDBebABECDdACaCaEeEABDCAeaAeEaDe

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal edeBC     bAB baBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik cbEEBD bb cbd   d   bB D   C     eA Cd A

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen AEbb d eDE DEDEceeCD

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 15 63

Türkçe 40 25 15 63

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 8 8 50
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 11 25

Matematik-1 40 10 11 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 3 1 43
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 1 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100

TYT Fen 20 10 7 50

Fizik 7 2 3 29

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
F ZEHRA KEKLİK 66 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,638 215,380 3 6 6 6 138

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 21,89 22,73 17,95

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,61 1,23 1,04

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,46 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,79 10,82 8,30

Matematik-1 40 13 9 10,75 27 7,95 7,18 6,00

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,18 0,42 0,75

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,29 2,76 2,14

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,48 1,51 1,49

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 5,95 4,69 4,38

Toplam: 120 64 29 56,75 47 45,57 44,58 34,73

TYT Türkçe CDdDABECBA ADEBBCeCEEcdACDbAdeEeBACCDCEB

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal AAdCBb   cdBAEbCAcBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik EBce CDC    D a bcc BDdd  C CD   AE  c  

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen Dcde a DECEDEDeA   a

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 8 78

Türkçe 40 31 8 78

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 9 7 56
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 4 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 6 0 100
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 4 1 80

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 9 33

Matematik-1 40 13 9 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 4 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 6 45

Fizik 7 1 4 14

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 1 0 100
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 7 0 100

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE NUR KURT 3 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,360 215,380 4 10 11 11 166

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 21,89 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,61 1,23 1,04

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,46 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,79 10,82 8,30

Matematik-1 40 12 7 10,25 26 7,95 7,18 6,00

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,18 0,42 0,75

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,29 2,76 2,14

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,48 1,51 1,49

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 5,95 4,69 4,38

Toplam: 120 61 32 53,00 44 45,57 44,58 34,73

TYT Türkçe CDdDABECcA bDEBBCDCEEDddCDabeCbeBACacCEB

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal eACaBb Aee BAEbCADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik EBAa   C a  c add a    BB  ECDB  AE     

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen DAde e DEC cbDeACeEB

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 9 7 56
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 7 30

Matematik-1 40 12 7 30

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 1 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 7 50

Fizik 7 2 3 29

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 1 0 100
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN RESİM 6 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,215 215,380 6 13 15 15 206

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 21,89 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,61 1,23 1,04

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,46 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,79 10,82 8,30

Matematik-1 40 10 6 8,50 21 7,95 7,18 6,00

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,18 0,42 0,75

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,29 2,76 2,14

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,48 1,51 1,49

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 5,95 4,69 4,38

Toplam: 120 57 30 49,50 41 45,57 44,58 34,73

TYT Türkçe CDcDAdECBeb DEBcCDCEEDdACDbAeebABACCaaEB

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal AAdeB   C dBA  CAbBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik EBcc CDCEb  D b b    D   e       AE     

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen aAaedb DECEDb eACDcB

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 10 6 63
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 1 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 6 25

Matematik-1 40 10 6 25

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 0 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 8 50

Fizik 7 1 5 14

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 2 67

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER GÜNEŞ 43 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,878 215,380 2 2 2 2 96

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 21,89 22,73 17,95

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,61 1,23 1,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,46 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,79 10,82 8,30

Matematik-1 40 14 10 11,50 29 7,95 7,18 6,00

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,18 0,42 0,75

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,29 2,76 2,14

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,48 1,51 1,49

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 5,95 4,69 4,38

Toplam: 120 71 30 63,50 53 45,57 44,58 34,73

TYT Türkçe CDBDAdECcebADEBcCDCEbDdACDCAeCcABACCDCEB

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal AACaBbAACBdBAEECADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik   cbc cCEa  b aad     bB  CECDB  AE DABC

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen bcc Aa DEecD DeACDEc

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 4 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 12 4 75
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 6 0 100
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 17 3 68

Tarih-1 5 4 1 80

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 10 35

Matematik-1 40 14 10 35

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 1 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 1 0 100
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100

TYT Fen 20 9 8 45

Fizik 7 1 4 14

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KİFAYET AKSU 20 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,143 215,380 11 31 54 54 374

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 21,89 22,73 17,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,43 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,61 1,23 1,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,46 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,79 10,82 8,30

Matematik-1 40 12 11 9,25 23 7,95 7,18 6,00

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,18 0,42 0,75

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,29 2,76 2,14

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,48 1,51 1,49

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 5,95 4,69 4,38

Toplam: 120 49 48 37,00 31 45,57 44,58 34,73

TYT Türkçe cDaDEddCbDcecABdbDCcCaCEdebeBDbAeCAbEBed

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal eCAda     AABcECBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik ADcddD cbCeCEAbb Ba  B          ddABC   

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen AdadEedeDbEDabEBd ee

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 21 48

Türkçe 40 19 21 48

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 2 2 50
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 4 2 67
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 5 11 31
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 11 30

Matematik-1 40 12 11 30

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 3 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 0 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 0 1 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 1 0 100
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 12 35

Fizik 7 2 5 29

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NISA SÜT 83 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,385 215,380 7 16 20 20 239

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 21,89 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,61 1,23 1,04

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,46 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,79 10,82 8,30

Matematik-1 40 10 7 8,25 21 7,95 7,18 6,00

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,18 0,42 0,75

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,29 2,76 2,14

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,48 1,51 1,49

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 5,95 4,69 4,38

Toplam: 120 54 30 46,50 39 45,57 44,58 34,73

TYT Türkçe BDCDEdBdeDcA AcECDd CDC EebeBDbAeeACEBDC

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACAea  C   ABEbCBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik Ab EBb  DCcC AAb Ba  Bcb                

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen AcaC   CaEd c EBddCe

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 4 0 100
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 7 7 44
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 7 25

Matematik-1 40 10 7 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 3 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 8 35

Fizik 7 2 2 29

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 2 3 29

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA AK* LUT 70 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,175 215,380 5 11 12 12 178

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 21,89 22,73 17,95

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,61 1,23 1,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,46 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,79 10,82 8,30

Matematik-1 40 8 12 5,00 13 7,95 7,18 6,00

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,18 0,42 0,75

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,29 2,76 2,14

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,48 1,51 1,49

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 5,95 4,69 4,38

Toplam: 120 61 34 52,50 44 45,57 44,58 34,73

TYT Türkçe dDCDEBBCeDBA cBECDdcCDCEE EABDbAeCACEdDC

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACABa Ab  AeBEECBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik  ccEeDc DC ead edBe  B ec  C   B        

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen AaebceeCDEdecDEBeAbD

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 3 1 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 11 4 69
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 12 20

Matematik-1 40 8 12 20

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 2 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 11 45

Fizik 7 1 6 14

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA GÜL 39 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,298 215,380 8 20 26 26 269

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 21,89 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,61 1,23 1,04

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,46 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,79 10,82 8,30

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 7,95 7,18 6,00

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,18 0,42 0,75

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,29 2,76 2,14

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,48 1,51 1,49

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 5,95 4,69 4,38

Toplam: 120 49 15 45,25 38 45,57 44,58 34,73

TYT Türkçe BDCDEBBCbD A  BECDCACDCcECE BDdAedACEBDe

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal eCABa      AB ECBAbE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik Ab      DCbC A a                        

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen cd     CDE    cB    

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 6 75

Türkçe 40 30 6 75

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 4 0 100
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 6 0 100
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 1 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 10 5 63
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 3 40

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 0 2 0

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜLAYERDOĞAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,300 215,380 12 34 74 74 422

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 21,89 22,73 17,95

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,61 1,23 1,04

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,46 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,79 10,82 8,30

Matematik-1 40 4 13 0,75 2 7,95 7,18 6,00

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,18 0,42 0,75

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,29 2,76 2,14

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,48 1,51 1,49

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 5,95 4,69 4,38

Toplam: 120 45 37 35,75 30 45,57 44,58 34,73

TYT Türkçe aDacEdd AeBA ABdCDddCDCEEeEABDbAe AaEBDC

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACABa     eABbECBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik dcd Bb cbe da   d   EB  b c    c  A     

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen Ada  deCDb  de a  CD

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 13 60

Türkçe 40 24 13 60

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 1 3 25
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 3 1 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 9 6 56
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 13 10

Matematik-1 40 4 13 10

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 2 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 2 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 1 4 14

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÜL 82 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,948 215,380 13 39 120 120 498

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 21,89 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,43 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,61 1,23 1,04

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,46 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,79 10,82 8,30

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 7,95 7,18 6,00

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,18 0,42 0,75

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,29 2,76 2,14

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,48 1,51 1,49

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 5,95 4,69 4,38

Toplam: 120 40 34 31,50 26 45,57 44,58 34,73

TYT Türkçe ecaD BECcA eDEdcdaCEEedACabdebEcBAaCDead

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal AACe bb C dBeb CADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik  B   C C a  e   A   c       C           

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen bb c   DEC D  dAC EB

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 21 43

Türkçe 40 17 21 43

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 1 3 25
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 6 10 38
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 3 3 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 3 1 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 0 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 4 40

Fizik 7 0 3 0

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 4 0 57

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 1 67

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU 38 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,310 215,380 2 9 10 10 163

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,07 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,71 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,52 1,23 1,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,84 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,54 10,82 8,30

Matematik-1 40 10 2 9,50 24 5,17 7,18 6,00

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,42 0,75

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,23 2,76 2,14

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,62 1,51 1,49

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,12 4,69 4,38

Toplam: 120 58 19 53,25 44 44,86 44,58 34,73

TYT Türkçe CDBDABECeAacDEBcCDCdEDCcCDbAeeEcBACCcCEB

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal AbCCaDd CBABAEECADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik EBADECDC cA D   b                       

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen  c      Ea      b EB

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 4 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 10 6 63
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 2 25

Matematik-1 40 10 2 25

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 0 1 0

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET KÖSE 48 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,358 215,380 3 12 13 13 182

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,07 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,71 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,52 1,23 1,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,84 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,46 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,54 10,82 8,30

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 5,17 7,18 6,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,27 0,42 0,75

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,23 2,76 2,14

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,62 1,51 1,49

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,12 4,69 4,38

Toplam: 120 56 18 51,50 43 44,86 44,58 34,73

TYT Türkçe BDaDEBBCcDce ABECDCACDCdEbcABDbAeCACEBDC

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACcBdDACABAABEECdAcE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik     Ba EbC   A    B  B aD  C   a        

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen         D     E   b 

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 6 0 100
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 11 5 69
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 3 1 43
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAYA 33 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,965 215,380 10 25 42 42 335

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,07 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,71 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,52 1,23 1,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,84 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 13,54 10,82 8,30

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 5,17 7,18 6,00

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,42 0,75

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,23 2,76 2,14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,62 1,51 1,49

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,12 4,69 4,38

Toplam: 120 46 20 41,00 34 44,86 44,58 34,73

TYT Türkçe CDdD BECceEeaEBc DCEEcdACDbACCEABACeDCEB

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal cACaB bdbBdBAEECAbBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik ad   C          AD                      

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen  c     DE       C   

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 12 4 75
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 0 4 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 6 0 100
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 0 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 0 1 0

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KAN 12 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,525 215,380 6 18 22 22 258

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 25,07 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,71 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,52 1,23 1,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,84 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,54 10,82 8,30

Matematik-1 40 7 7 5,25 13 5,17 7,18 6,00

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,27 0,42 0,75

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,23 2,76 2,14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,62 1,51 1,49

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 2,12 4,69 4,38

Toplam: 120 52 24 46,00 38 44,86 44,58 34,73

TYT Türkçe dDCDEBB cDce ABECDddCDedECEABDbeeCAaEaDe

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal AdABaD CABAABEECBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik b  E b  b    A b B a B     CD   d   C  b

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen A      aDE    E     

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 9 7 56
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 17 2 68

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 7 18

Matematik-1 40 7 7 18

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 0 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 1 0 14

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BAZ 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,140 215,380 7 19 23 23 260

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,07 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,71 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,52 1,23 1,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,84 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,54 10,82 8,30

Matematik-1 40 8 6 6,50 16 5,17 7,18 6,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,27 0,42 0,75

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,23 2,76 2,14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,62 1,51 1,49

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,12 4,69 4,38

Toplam: 120 51 22 45,50 38 44,86 44,58 34,73

TYT Türkçe cDCDaBcC DcA ABECDCACDCcECEABabAeCACbBDd

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACbBabcCbBdABEECBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik ca  BD  bC bEA b     B     C  d     C   

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen         D           

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 1 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 11 5 69
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 6 20

Matematik-1 40 8 6 20

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 0 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KURU 53 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,175 215,380 9 24 34 34 313

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 25,07 22,73 17,95

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,71 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,52 1,23 1,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,84 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,54 10,82 8,30

Toplam: 120 45 10 42,50 35 44,86 44,58 34,73

TYT Türkçe  DaDEBcC  ce ABECDC CDeEECEeBDCAeCACEBDd

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal AdABCDACcBAABEECBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 8 68

Türkçe 40 27 8 68

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 2 1 50
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 6 0 100
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 0 2 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 12 3 75
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 18 2 72

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE KARAKUŞ 52 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,508 215,380 11 30 51 51 365

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,07 22,73 17,95

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,71 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,52 1,23 1,04

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,84 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,54 10,82 8,30

Toplam: 120 43 14 39,50 33 44,86 44,58 34,73

TYT Türkçe CD DAcdCBe AaEBBCaCEEDdACDCAeebABA CDCEB

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal AAdCBDAAbedBAcECADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 0 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 10 5 63
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 6 0 100
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 4 1 80

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAYAALP 46 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,265 215,380 4 15 18 18 230

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,07 22,73 17,95

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,71 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,52 1,23 1,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,84 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,54 10,82 8,30

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 5,17 7,18 6,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,27 0,42 0,75

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,23 2,76 2,14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,62 1,51 1,49

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,12 4,69 4,38

Toplam: 120 52 15 48,25 40 44,86 44,58 34,73

TYT Türkçe BDCDEBBCdDce ABECDCACDaEdbEeBDCAeCAeEBDC

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACABaDAC BAABEECBAbE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik    ad   bC   A          D               

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen        bD         C 

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 4 0 100
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 6 0 100
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 11 5 69
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 17 2 68

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 0 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT 4 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,928 215,380 13 33 72 72 414

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 25,07 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,71 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,52 1,23 1,04

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,84 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 13,54 10,82 8,30

Matematik-1 40 6 3 5,25 13 5,17 7,18 6,00

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,27 0,42 0,75

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,23 2,76 2,14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,62 1,51 1,49

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,12 4,69 4,38

Toplam: 120 42 27 35,25 29 44,86 44,58 34,73

TYT Türkçe CccDABECcA bDEBc aCEEDdACDCAeCbcBACaDeda

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal cACaBDe eadBAbEaADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik  Bb      D ED b           a CD          

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen  b   b   C          

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 2 2 50
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 8 8 50
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 3 15

Matematik-1 40 6 3 15

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 0 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 2 0

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUMAN 34 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,210 215,380 8 21 27 27 285

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,07 22,73 17,95

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,71 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,52 1,23 1,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,84 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,54 10,82 8,30

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 5,17 7,18 6,00

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,27 0,42 0,75

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,23 2,76 2,14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,62 1,51 1,49

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,12 4,69 4,38

Toplam: 120 51 24 45,00 38 44,86 44,58 34,73

TYT Türkçe dDCDEBBecDBe AdECDC CDCEECbABebACCACEBDC

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal bCeaabACABAABcECBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik b   Bb be           aB  c               

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen cdDC aA aE    E     

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 13 2 81
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 2 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 3 3 43

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM BOZDAĞ 56 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,780 215,380 12 32 57 57 382

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 25,07 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,71 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,52 1,23 1,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,84 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,54 10,82 8,30

Matematik-1 40 6 8 4,00 10 5,17 7,18 6,00

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,42 0,75

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,23 2,76 2,14

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,62 1,51 1,49

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 2,12 4,69 4,38

Toplam: 120 45 31 37,25 31 44,86 44,58 34,73

TYT Türkçe acaDAdECeeEcDEddCbCaEcCACDb eCE BACCDeEB

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal cACdBeAACdABAEECAcBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik EBce CaC b  b a dD     dB               

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen  c     D        e d 

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 15 58

Türkçe 40 23 15 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 1 3 25
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 9 6 56
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 8 15

Matematik-1 40 6 8 15

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 1 0

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFA KILIÇ 47 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,590 215,380 1 4 4 4 106

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 25,07 22,73 17,95

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,71 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,52 1,23 1,04

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,84 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,54 10,82 8,30

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 5,17 7,18 6,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,27 0,42 0,75

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,23 2,76 2,14

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,62 1,51 1,49

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,12 4,69 4,38

Toplam: 120 65 11 62,25 52 44,86 44,58 34,73

TYT Türkçe BDCDEBB ADBA ABECDCACDCbECEABDCbeCACEBDC

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACABCDcCABbABcECBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik  c E  AEc   EA   B aEB      D       C   

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen        CDb    E e   

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 3 88

Türkçe 40 35 3 88

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 4 0 100
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 6 0 100
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 4 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 14 2 88
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 17 3 68

Tarih-1 5 5 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 3 25

Matematik-1 40 10 3 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 0 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 0 0 0

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARE ALBENİ 11 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,928 215,380 5 17 21 21 243

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,07 22,73 17,95

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,71 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,52 1,23 1,04

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,84 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 13,54 10,82 8,30

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 5,17 7,18 6,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,27 0,42 0,75

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,23 2,76 2,14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,62 1,51 1,49

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,12 4,69 4,38

Toplam: 120 51 20 46,00 38 44,86 44,58 34,73

TYT Türkçe cDCDEdeCcDeA  BECDCdCDbEECEABDbACCACEace

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal  C aCD adBbeBEECBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik cc EB   DC CEA   Bc  B  e  C            

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen          E    E     

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 3 3 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 13 3 81
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 2 1 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 4 25

Matematik-1 40 10 4 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 1 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 0 0 0

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇENUR KURT 59 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,230 215,380 14 35 85 85 439

Puanı Hesaplanan: 41 414 414 956

Katılımlar: 14 41 426 426 979

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 25,07 22,73 17,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,71 2,52 2,00

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,52 1,23 1,04

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,84 2,71 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,36 3,64

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 13,54 10,82 8,30

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 5,17 7,18 6,00

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,27 0,42 0,75

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,23 2,76 2,14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,62 1,51 1,49

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,12 4,69 4,38

Toplam: 120 42 29 34,75 29 44,86 44,58 34,73

TYT Türkçe CcBD BECce  DbBddDCEEeCcCDCAeeEABAedDCaB

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal cACeBaccCacBAEdCADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik   e      a  D   A         b  a          

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen eeb  CE EC        d 

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 13 60

Türkçe 40 24 13 60

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 9 7 56
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 2 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 6 0 100
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 2 3 29

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 2 0 29

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
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