
SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH 214 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,258 214,040 8 14 42 42 371

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 16 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 16,33 16,83 17,71

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,83 1,02

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,38 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,47 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,58 8,62 8,20

Matematik-1 40 12 11 9,25 23 7,12 6,22 5,95

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,63 0,67 0,76

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,48 1,74 2,09

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,20 0,96 1,47

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 2,32 3,38 4,32

Toplam: 120 48 48 36,00 30 33,67 34,62 34,31

TYT Türkçe cDacEeebeDcedAcECeCAeDCbECbABDbe  cCaBDC

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACABaD aAcdAB  C AcE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik ccEEeDbEcCDC *b  BBbbB b c        A C   

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen AcabdcddDEcDcbd CAbc

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 19 48

Türkçe 40 19 19 48

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 1 3 25
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 3 3 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 9 5 56
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 11 30

Matematik-1 40 12 11 30

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 2 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 3 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 13 30

Fizik 7 1 6 14

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KUNCAN 215 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,918 214,040 1 1 2 2 154

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 16 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 16,33 16,83 17,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,75 0,83 1,02

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,38 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,47 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,58 8,62 8,20

Matematik-1 40 15 7 13,25 33 7,12 6,22 5,95

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,63 0,67 0,76

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,48 1,74 2,09

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,20 0,96 1,47

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,32 3,38 4,32

Toplam: 120 59 25 52,75 44 33,67 34,62 34,31

TYT Türkçe dDCDEeBbeccedABECDCdCDCEEecABDCAC ACEcDC

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal eCABaDdCABAAB  CBA E     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik Ac EBD aDCDCdAcC Ba  B bDe C           A

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen AdD  a  a     E     

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 4 2 67
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 0 4 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 12 3 75
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 7 38

Matematik-1 40 15 7 38

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 1 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 3 2 43
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 2 2 29

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT TAŞ 180 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,885 214,040 7 13 36 36 359

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 16 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 16,33 16,83 17,71

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,83 1,02

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,38 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,58 8,62 8,20

Matematik-1 40 9 9 6,75 17 7,12 6,22 5,95

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,63 0,67 0,76

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,48 1,74 2,09

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,20 0,96 1,47

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,32 3,38 4,32

Toplam: 120 47 39 37,25 31 33,67 34,62 34,31

TYT Türkçe dDCDEecdcbcb cBECDCbCDa ECbABDCAeabCaaDC

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACABCb bAcdABbECBAcE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik Ac  Bc  Dd Ca   dB  cBe Dc    d   A C   

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen A  bdcdCDE    d ec  

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 17 53

Türkçe 40 21 17 53

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 3 3 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 0 4 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 10 5 63
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 5 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 9 23

Matematik-1 40 9 9 23

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 2 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 2 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 1 4 14

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0

Kimya 7 3 0 43

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ÇAMKESEN 170 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,943 214,040 5 9 15 15 283

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 16 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 16,33 16,83 17,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,75 0,83 1,02

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,38 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 8,58 8,62 8,20

Matematik-1 40 13 7 11,25 28 7,12 6,22 5,95

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,63 0,67 0,76

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,48 1,74 2,09

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,20 0,96 1,47

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 2,32 3,38 4,32

Toplam: 120 52 39 42,25 35 33,67 34,62 34,31

TYT Türkçe CedeABEaBAEdDEBBdDaEEDdACDbebeEAaACeDCcd

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal eACaBDbdbceceEbCADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik decD C CEDeED   Abc cDE     C    A     C

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen  A    aDEC    eAbcda

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 16 60

Türkçe 40 24 16 60

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 1 3 25
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 9 7 56
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 3 1 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 10 40

Tarih-1 5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 7 33

Matematik-1 40 13 7 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 3 2 43
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 1 1 14

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 3 0 43

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 5 17

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN ÖZBEK 186 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,315 214,040 13 24 179 179 619

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 16 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 16,33 16,83 17,71

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,98 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,83 1,02

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,38 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,47 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,58 8,62 8,20

Matematik-1 40 4 10 1,50 4 7,12 6,22 5,95

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,63 0,67 0,76

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,48 1,74 2,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,20 0,96 1,47

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,32 3,38 4,32

Toplam: 120 34 35 25,25 21 33,67 34,62 34,31

TYT Türkçe dDacEec  Dce AaECeCACDCEaCE BDbAeCAaadbe

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal edAB b C e    E BA E     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik ec dBDdcbC     dbaBe                    

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen A Da ceeDE          

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 17 48

Türkçe 40 19 17 48

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 1 3 25
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 3 3 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 2 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 8 7 50
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 4 28

Tarih-1 5 2 2 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 10 10

Matematik-1 40 4 10 10

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 3 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 2 3 29

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL 212 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,450 214,040 6 12 31 31 340

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 16 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 16,33 16,83 17,71

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,83 1,02

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,38 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,58 8,62 8,20

Matematik-1 40 7 11 4,25 11 7,12 6,22 5,95

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,63 0,67 0,76

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,48 1,74 2,09

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,20 0,96 1,47

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 2,32 3,38 4,32

Toplam: 120 50 43 39,25 33 33,67 34,62 34,31

TYT Türkçe aDcDcdECcA cDEdBaDaEEDCACDCAeCbABbCbDCaa

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal AACCBbA bcdBAEbCAcBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik  BAc d Cbc  Dc deec   cBB      d       C

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen DAEcdbdDdCE   ecbbdc

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 15 60

Türkçe 40 24 15 60

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 2 2 50
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 12 4 75
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 3 3 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 5 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 11 18

Matematik-1 40 7 11 18

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 2 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 3 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100

TYT Fen 20 6 11 30

Fizik 7 3 4 43

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 1 0 100
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 6 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KENAN YILDIZ 123 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,985 214,040 16 29 326 326 829

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 16 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 20 3,00 8 16,33 16,83 17,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,75 0,83 1,02

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,58 8,62 8,20

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 7,12 6,22 5,95

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,63 0,67 0,76

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,48 1,74 2,09

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,20 0,96 1,47

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 2,32 3,38 4,32

Toplam: 120 22 34 13,50 11 33,67 34,62 34,31

TYT Türkçe acCDE ce cce   EbDdd DC      aabaecdc*cC

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACbBabdCbc     CBAbE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik e  dBD  D    A       e  Da C  d         

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen                 e b 

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 20 20

Türkçe 40 8 20 20

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 2 2 50
Metni yorumlar. 5 2 1 40
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 0 4 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 0 3 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 3 8 19
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 7 32

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 2 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 0 0

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TOY 129 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,753 214,040 10 19 135 135 544

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 16 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 3 11,25 28 16,33 16,83 17,71

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,98 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,75 0,83 1,02

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,38 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 8,58 8,62 8,20

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 7,12 6,22 5,95

Toplam: 120 30 10 27,50 23 33,67 34,62 34,31

TYT Türkçe CD D BECBA   Edc bCE D                  

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal Aed B     dB   CADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik EBeD C C D  D   bDa c  B    C           

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 3 30

Türkçe 40 12 3 30

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 0 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 3 1 19
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 0 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 0 1 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 2 2 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 4 25

Matematik-1 40 10 4 25

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 3 1 43
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE 142 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,240 214,040 15 27 301 301 800

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 16 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 11 8,25 21 16,33 16,83 17,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,83 1,02

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,47 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 8,58 8,62 8,20

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 7,12 6,22 5,95

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,63 0,67 0,76

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,48 1,74 2,09

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,20 0,96 1,47

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,32 3,38 4,32

Toplam: 120 21 19 16,25 14 33,67 34,62 34,31

TYT Türkçe aDCDEdc e dA daECeCcCDe           Ae    

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal cCABab                   

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik     Ba  b                  C  C         

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen cdDCE         E a   

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 11 28

Türkçe 40 11 11 28

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 1 3 20
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 2 1 33
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 2 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 3 3 19
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 3 3 12

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 0 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 3 2 43

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA OKUMUŞ 192 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,638 214,040 9 16 71 71 428

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 16 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 16,33 16,83 17,71

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 0,83 1,02

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,38 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,58 8,62 8,20

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 7,12 6,22 5,95

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,63 0,67 0,76

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,48 1,74 2,09

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,20 0,96 1,47

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,32 3,38 4,32

Toplam: 120 39 20 34,00 28 33,67 34,62 34,31

TYT Türkçe cDCDEBB    AE dECDCbCDeEaeEABDCdCCAbEdab

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACABab C  d    aBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik    EBa  D    d b                        

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen A       D     Ece   

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 4 2 67
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 0 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 11 5 69
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 4 36

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 1 0 14

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ KÜMPERLİ 171 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,505 214,040 14 26 205 205 657

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 16 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38 16,33 16,83 17,71

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,98 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,83 1,02

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,38 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,47 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 8,58 8,62 8,20

Matematik-1 40 6 9 3,75 9 7,12 6,22 5,95

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,63 0,67 0,76

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,48 1,74 2,09

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,20 0,96 1,47

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 2,32 3,38 4,32

Toplam: 120 30 29 22,75 19 33,67 34,62 34,31

TYT Türkçe CD DcBbCeA   Eec DCE DaACDCd     AC     

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal  eCCBb      A  C c       

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik dBbc    Eb  b d dDa  e B    C          C

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen  cdddb cbC     Abbc 

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 7 43

Türkçe 40 17 7 43

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 0 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 7 1 44
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 1 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 3 1 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 3 20

Tarih-1 5 3 1 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 9 15

Matematik-1 40 6 9 15

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 3 2 43
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100

TYT Fen 20 2 10 10

Fizik 7 0 5 0

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BAĞCI 131 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,525 214,040 2 2 3 3 158

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 16 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 16,33 16,83 17,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,75 0,83 1,02

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,38 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,58 8,62 8,20

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 7,12 6,22 5,95

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,63 0,67 0,76

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,48 1,74 2,09

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,20 0,96 1,47

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 2,32 3,38 4,32

Toplam: 120 61 34 52,50 44 33,67 34,62 34,31

TYT Türkçe CDdDABECcedecEeBbDCEEDCdCDCACecABACaDCEB

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal AeCaBDAdCBABAE aADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik EBcc CDCdD  Dc  ADeB   BB               

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen aAaBdCdbdecDcbb CDbc

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 12 4 75
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 0 4 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 5 30

Matematik-1 40 12 5 30

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 1 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 3 1 43
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 13 30

Fizik 7 3 4 43

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
MERCEKLER 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELÇUK KARA 145 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,105 214,040 4 8 14 14 281

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 16 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 16,33 16,83 17,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,75 0,83 1,02

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,38 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 8,58 8,62 8,20

Matematik-1 40 11 5 9,75 24 7,12 6,22 5,95

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,63 0,67 0,76

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,48 1,74 2,09

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,20 0,96 1,47

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,32 3,38 4,32

Toplam: 120 51 34 42,50 35 33,67 34,62 34,31

TYT Türkçe dDeDEBB dDBAEABEaDdACDaEEddAaDbA dACEdDC

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACeBaDdbbceecbECBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik cD deD EDC CE        BcD c C      A     

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen c   a  CDE    daeAbc

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 2 2 50
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 3 1 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 9 6 56
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 10 40

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 5 28

Matematik-1 40 11 5 28

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 3 1 43
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 0 2 0

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 5 17

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA 144 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,455 214,040 11 21 145 145 557

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 16 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 16,33 16,83 17,71

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 7,12 6,22 5,95

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,63 0,67 0,76

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,48 1,74 2,09

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,20 0,96 1,47

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 2,32 3,38 4,32

Toplam: 120 32 21 26,75 22 33,67 34,62 34,31

TYT Türkçe CDaDedEC b c aa CadEEDCbCDaA C   AC     

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Matematik de DcC CED ED     c  D B  d C    A     C

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen bAd    D a  bD   Dc 

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 11 40

Türkçe 40 16 11 40

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 5 0 3 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 7 3 44
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 0 2 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 3 1 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 12 5 30

Matematik-1 40 12 5 30

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 3 1 43
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 1 2 14

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 1 17

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TURGAY ERGÜVEN 155 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,488 214,040 12 23 163 163 592

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 16 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 16,33 16,83 17,71

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,98 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,83 1,02

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,38 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,47 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,58 8,62 8,20

Matematik-1 40 4 10 1,50 4 7,12 6,22 5,95

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,63 0,67 0,76

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,48 1,74 2,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,20 0,96 1,47

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,32 3,38 4,32

Toplam: 120 35 34 26,50 22 33,67 34,62 34,31

TYT Türkçe dDacEec  Dce AaECeCACDCEaCEABDbAeCAaadbe

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal edAB b   eA   ECBA E     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik ec dBDdcbC     dbaBe                    

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen Adb    eDE          

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 17 50

Türkçe 40 20 17 50

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 1 3 25
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 3 3 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 2 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 9 7 56
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 2 2 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 10 10

Matematik-1 40 4 10 10

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 3 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 1 2 14

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAŞAR TURAN AKI 175 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,975 214,040 3 6 12 12 253

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 16 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 16,33 16,83 17,71

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,83 1,02

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,38 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,58 8,62 8,20

Matematik-1 40 15 9 12,75 32 7,12 6,22 5,95

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,63 0,67 0,76

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,48 1,74 2,09

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,20 0,96 1,47

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,32 3,38 4,32

Toplam: 120 54 41 43,75 36 33,67 34,62 34,31

TYT Türkçe aDcDAcECcedeDEeebDCaEeCAeDbeeCbABcC DCaB

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal AACCBbA CcdBAEbCAcBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik EeccECDCdDbEcb  ADc  D BB b C    A     C

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen eA cdbdDdCE   Cc  d 

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 19 50

Türkçe 40 20 19 50

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 2 2 50
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 9 6 56
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 3 3 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 14 5 56

Tarih-1 5 5 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 9 38

Matematik-1 40 15 9 38

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 2 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 4 1 57
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 1 5 14

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARSU 219 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,140 214,040 6 11 28 28 327

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 13 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 17,44 16,83 17,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,92 0,83 1,02

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,71 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 8,65 8,62 8,20

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 5,10 6,22 5,95

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,71 0,67 0,76

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,04 1,74 2,09

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,85 0,96 1,47

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 4,60 3,38 4,32

Toplam: 120 48 36 39,00 33 35,79 34,62 34,31

TYT Türkçe CDcDABdecAEADcBcdDaEEDdACD ebeEAaACeDCcd

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal eACaBDbdbceceEbCADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik de D C CED ED     c  D    b C    A     C

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen  A    aDE     eAbcda

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 16 58

Türkçe 40 23 16 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 1 4 20
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 9 6 56
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 3 1 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 10 40

Tarih-1 5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 4 28

Matematik-1 40 11 4 28

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 1 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 1 1 14

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 5 17

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEENET KAPLAN 159 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,193 214,040 13 28 302 302 801

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 13 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 13 5,75 14 17,44 16,83 17,71

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,71 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,92 0,83 1,02

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,71 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,31 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 8,65 8,62 8,20

Matematik-1 40 5 8 3,00 8 5,10 6,22 5,95

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,71 0,67 0,76

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,04 1,74 2,09

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,85 0,96 1,47

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 4,60 3,38 4,32

Toplam: 120 25 36 16,00 13 35,79 34,62 34,31

TYT Türkçe dDCDEaceAace dcECcCeaDe                 

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal   d    C  cA   CBAbE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik dD ddDA b  e   CbaBe                    

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen AdebaeebeEb  DEdbA b

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 13 23

Türkçe 40 9 13 23

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 1 3 20
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 0 2 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 3 2 19
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 6 3 24

Tarih-1 5 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 8 13

Matematik-1 40 5 8 13

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 12 25

Fizik 7 1 6 14

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM İŞAL 195 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,948 214,040 4 7 13 13 268

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 13 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 17,44 16,83 17,71

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,71 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,92 0,83 1,02

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,71 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,65 8,62 8,20

Matematik-1 40 9 5 7,75 19 5,10 6,22 5,95

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,71 0,67 0,76

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,04 1,74 2,09

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,85 0,96 1,47

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 4,60 3,38 4,32

Toplam: 120 50 23 44,25 37 35,79 34,62 34,31

TYT Türkçe dDaDEBcdcDBA  BEbeCACebEECcA DC         

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal AdcBabACAa ABcECBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik AcaEBDc D  C   a B  aB       E          

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen AE     CDE  aDE eACD

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 10 45

Türkçe 40 18 10 45

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 2 2 50
Metni yorumlar. 5 2 2 40
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 3 0 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 3 1 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 7 4 44
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 5 23

Matematik-1 40 9 5 23

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 2 50

Fizik 7 2 0 29

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 4 1 57

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖNÜL SOLMAZ 211 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,118 214,040 1 3 6 6 219

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 13 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 17,44 16,83 17,71

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,71 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 0,83 1,02

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,71 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,65 8,62 8,20

Matematik-1 40 5 8 3,00 8 5,10 6,22 5,95

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,71 0,67 0,76

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,04 1,74 2,09

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,85 0,96 1,47

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 4,60 3,38 4,32

Toplam: 120 55 27 48,25 40 35,79 34,62 34,31

TYT Türkçe cDCDEdB dbcA ABbCDCcCDCEEdEABDCACCACaBDe

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACABabdC  AABb CBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik  a EBe  bbcb A   e  EB   e              

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen AdDdEc CDE  c  aCAC 

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 5 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 5 1 83
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 12 4 75
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 8 13

Matematik-1 40 5 8 13

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 1 29
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 5 45

Fizik 7 3 3 43

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLLÜ UMUTLU TS 190 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,493 214,040 8 17 72 72 429

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 13 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 17,44 16,83 17,71

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,71 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,92 0,83 1,02

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,71 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 8,65 8,62 8,20

Matematik-1 40 7 7 5,25 13 5,10 6,22 5,95

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,71 0,67 0,76

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,04 1,74 2,09

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,85 0,96 1,47

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 4,60 3,38 4,32

Toplam: 120 40 26 33,50 28 35,79 34,62 34,31

TYT Türkçe cDaDbBd ADce  BECeCACbCEECb BaCAeeAdEeDe

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal           A B  CBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik cD dBD abC eE  b    a      C      A     

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen AdeC    DE    c  eC 

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 15 53

Türkçe 40 21 15 53

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 2 2 50
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 4 2 67
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 8 7 50
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 0 28

Tarih-1 5 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 7 18

Matematik-1 40 7 7 18

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 2 2 29

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİBE DOĞRU 147 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,945 214,040 2 4 8 8 230

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 13 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 17,44 16,83 17,71

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,71 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,92 0,83 1,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,71 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,65 8,62 8,20

Matematik-1 40 8 8 6,00 15 5,10 6,22 5,95

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,71 0,67 0,76

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,04 1,74 2,09

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,85 0,96 1,47

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,60 3,38 4,32

Toplam: 120 55 32 47,00 39 35,79 34,62 34,31

TYT Türkçe dDCDEBB dDce AdEC CACbCbEbEABDaACCcaaeDd

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACcdd  CA AABEECBADE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik b   BD  cC eab b Be  B DD  d      A     

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen Ac bEa CDEb EeEBeAdD

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 14 58

Türkçe 40 23 14 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 4 2 67
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 8 7 50
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 8 20

Matematik-1 40 8 8 20

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 3 1 43
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 7 50

Fizik 7 2 3 29

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ASLAN 221 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,023 214,040 5 10 19 19 297

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 13 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 17,44 16,83 17,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,92 0,83 1,02

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,71 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,65 8,62 8,20

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 5,10 6,22 5,95

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,71 0,67 0,76

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,04 1,74 2,09

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,85 0,96 1,47

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 4,60 3,38 4,32

Toplam: 120 49 29 41,75 35 35,79 34,62 34,31

TYT Türkçe aDBDAcECeAEeDEBB DCEEedACDbACCaedACCcdad

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal eACaBDbA  ABAE CADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik EBc  CbCED  e    c          C           

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen acad   D Cc  bed D  

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 14 63

Türkçe 40 25 14 63

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 9 7 56
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 4 2 67
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 0 4 0

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RİŞAN NAZ T TLI 193 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,650 214,040 7 15 49 49 386

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 13 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 17,44 16,83 17,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,92 0,83 1,02

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,71 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,31 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,65 8,62 8,20

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 5,10 6,22 5,95

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,71 0,67 0,76

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,04 1,74 2,09

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,85 0,96 1,47

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 4,60 3,38 4,32

Toplam: 120 44 31 36,25 30 35,79 34,62 34,31

TYT Türkçe BDeDEec cDe  d d DCcCDCEECbcBDbAC AaaeDe

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACAaeDcCbeee  EC  cE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik A   B     e    b   a         E BE AB    

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen AdeC ecCaE  E E CACD

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 15 48

Türkçe 40 19 15 48

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metni yorumlar. 5 3 1 60
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 4 2 67
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 2 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 7 7 44
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 8 32

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 3 18

Matematik-1 40 7 3 18

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 1 0 100
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 5 50

Fizik 7 2 4 29

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 5 0 83

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA DEMİR 173 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,673 214,040 10 20 144 144 556

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 13 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 17,44 16,83 17,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,92 0,83 1,02

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,71 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,31 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,65 8,62 8,20

Matematik-1 40 5 17 0,75 2 5,10 6,22 5,95

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,71 0,67 0,76

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,04 1,74 2,09

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,85 0,96 1,47

TYT Fen 20 5 14 1,50 8 4,60 3,38 4,32

Toplam: 120 43 58 28,50 24 35,79 34,62 34,31

TYT Türkçe CDaDdBECcAbbcEdeCDedEDCACabAedceaACCDdEa

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal eACaBbAdCBbdAEbCAcBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik acc bdeC adEb C b BcacddB da            

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen acdedeEaEeb aDeAbcEd

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 19 53

Türkçe 40 21 19 53

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 9 7 56
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 3 3 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 17 13

Matematik-1 40 5 17 13

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 4 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 14 25

Fizik 7 1 6 14

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 2 4 29

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ AVCU 154 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,818 214,040 12 25 182 182 624

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 13 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 17,44 16,83 17,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,92 0,83 1,02

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,71 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,31 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 8,65 8,62 8,20

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 5,10 6,22 5,95

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,71 0,67 0,76

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,04 1,74 2,09

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,85 0,96 1,47

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 4,60 3,38 4,32

Toplam: 120 34 40 24,00 20 35,79 34,62 34,31

TYT Türkçe cD cEedd ccAEAcdCDdACaCEE  Aaab* eAed De

Cevap Anahtarı A BDCDEBBCADBAEABECDCACDCEECEABDCACCACEBDC

TYT Sosyal ACeBabdbb de  bCBAbE     

Cevap Anahtarı A ACABCDACABAABEECBADEABBAB

TYT Matematik d  deD EDC  E            c C      A C   

Cevap Anahtarı A ADEEBDAEDCDCEAACEBBCEBBDDBBCDECBEAABCEDA

TYT Fen Ad  a   DE    daeAbc

Cevap Anahtarı A AEDCEBACDEEDEDEBCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 19 38

Türkçe 40 15 19 38

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 1 2 25
Metni yorumlar. 5 2 3 40
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 3 2 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 2 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 1 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 6 7 38
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 10 28

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 4 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 0 3 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 1 2 14

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 5 17

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA DAŞKIRAN 208 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,025 214,040 3 5 10 10 248

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 13 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 17,44 16,83 17,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,92 0,83 1,02

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,71 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,65 8,62 8,20

Matematik-1 40 5 7 3,25 8 5,10 6,22 5,95

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,71 0,67 0,76

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,04 1,74 2,09

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,85 0,96 1,47

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 4,60 3,38 4,32

Toplam: 120 52 24 46,00 38 35,79 34,62 34,31

TYT Türkçe CDdDABECcA  cEBe DCEEDCACDCACdEABAaCDCEB

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal AAdaBb A   BAdcCADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik dBA    ecDAaD ba  e                     

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen bAb    D  a  Dd CDcd

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 6 78

Türkçe 40 31 6 78

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 14 2 88
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 2 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 6 0 100
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 7 13

Matematik-1 40 5 7 13

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 1 2 14

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MERCEKLER 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA ÇETİN 178 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,618 214,040 9 18 77 77 443

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 13 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 17,44 16,83 17,71

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,71 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,92 0,83 1,02

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,71 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,65 8,62 8,20

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 5,10 6,22 5,95

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,71 0,67 0,76

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,04 1,74 2,09

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,85 0,96 1,47

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 4,60 3,38 4,32

Toplam: 120 43 40 33,00 28 35,79 34,62 34,31

TYT Türkçe CDdDABECcb eDEde DCadeCcCDbeeCbcBdCeDdaB

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal cAdaB   CebBAEdCADBE     

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik E  b     D  b b A     bBB  d           C

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen bAdedCccEC  b CAbDcc

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 19 48

Türkçe 40 19 19 48

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 5 11 31
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 4 2 67
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 2 3 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 1 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 1 0 100
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 1 0 100

TYT Fen 20 7 10 35

Fizik 7 2 5 29

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 0 1 0
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KAMALAK 169 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,845 214,040 11 22 150 150 570

Puanı Hesaplanan: 29 402 402 944

Katılımlar: 13 29 414 414 967

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 17,44 16,83 17,71

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,71 2,39 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,92 0,83 1,02

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,71 1,54 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,31 3,86 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 8,65 8,62 8,20

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 5,10 6,22 5,95

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,71 0,67 0,76

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,04 1,74 2,09

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,85 0,96 1,47

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 4,60 3,38 4,32

Toplam: 120 33 21 27,75 23 35,79 34,62 34,31

TYT Türkçe CDdDAcECce bDEBc eaaEDCACDCAebEAB       

Cevap Anahtarı B CDBDABECBAEADEBBCDCEEDCACDCACCEABACCDCEB

TYT Sosyal                CAD       

Cevap Anahtarı B AACCBDAACBABAEECADBEBBABA

TYT Matematik EBAb     D  b   b                       

Cevap Anahtarı B EBADECDCEDAEDACEADBBBDEBBBCECDBCAAEEDABC

TYT Fen DAbebbcDa     eA  EB

Cevap Anahtarı B DAEBACEDECEDEDCACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 11 50

Türkçe 40 20 11 50

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 4 3 1 75
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 16 8 4 50
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 6 3 0 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 1 0 0 0
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 3 0 12

Tarih-1 5 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 3 10

Matematik-1 40 4 3 10

Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
SAYILAR VE CEBİR / Fonksiyonlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Polinomlar 1 0 0 0
SAYILAR VE CEBİR / Mantık 1 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar 1 0 0 0
GEOMETRİ / Çember ve Daire 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 2 5 29

İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 1 1 0 100
FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MERCEKLER 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
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