
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 22-23 Vip Yayınları 10. Sınıf Deneme-4 2500 65 56 56

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.25 8.62 9.10 3.32 3.10 2.54 3.23 2.38 2.64 2.15 1.63 1.74 2.88 1.15 2.59 3.92 4.93 2.68 3.17 3.11 2.39 1.25 2.74 0.57 1.86 2.55 1.22 33.02 30.21 25.47 201.882
Okul Ortalaması 11.91 6.91 10.18 3.54 2.86 2.82 3.64 1.70 3.22 2.21 1.59 1.82 3.14 0.88 2.92 2.38 3.18 1.58 3.59 3.12 2.81 0.70 2.62 0.04 1.86 2.16 1.32 32.96 25.02 26.71 206.839

1 153 - NESİBE NUR KAYA 10 / C 20 3 19.25 6 2 5.50 7 0 7.00 5 0 5.00 4 0 4.00 8 7 6.25 6 3 5.25 4 4 3.00 5 3 4.25 65.00 22.00 59.50 338.000 84 2 1 1
2 993 - MELİKE KOCA 10 / D 17 5 15.75 4 3 3.25 6 1 5.75 3 1 2.75 3 0 3.00 5 4 4.00 6 3 5.25 3 2 2.50 4 2 3.50 51.00 21.00 45.75 283.000 342 4 2 2
3 979 - SUDE GÖRGÜLÜ 10 / C 18 7 16.25 5 2 4.50 6 1 5.75 3 2 2.50 4 1 3.75 4 11 1.25 4 4 3.00 3 4 2.00 7 1 6.75 54.00 33.00 45.75 283.000 342 4 2 2
4 914 - ZEYNEP KURT 10 / A 17 3 16.25 4 2 3.50 3 1 2.75 2 2 1.50 5 0 5.00 5 2 4.50 6 2 5.50 0 1 -0.25 4 1 3.75 46.00 14.00 42.50 270.000 432 6 4 4
5 988 - EREN BAĞCI 10 / C 15 8 13.00 6 2 5.50 6 1 5.75 3 2 2.50 3 1 2.75 4 0 4.00 5 4 4.00 2 5 0.75 2 3 1.25 46.00 26.00 39.50 258.000 539 7 5 5
6 965 - AYŞE NUR BOZKURT 10 / C 17 7 15.25 4 0 4.00 6 1 5.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 1 2.75 3 4 2.00 0 3 -0.75 2 1 1.75 43.00 19.00 38.25 253.000 586 9 6 6
7 0 - HACER NUR KURT 10 / C 16 3 15.25 4 3 3.25 6 1 5.75 3 1 2.75 3 0 3.00 0 3 -0.75 4 5 2.75 2 1 1.75 2 0 2.00 40.00 17.00 35.75 243.000 670 11 7 7
8 903 - MERVE DEREBEYİ 10 / A 11 4 10.00 4 2 3.50 3 1 2.75 2 1 1.75 4 0 4.00 6 2 5.50 6 2 5.50 0 1 -0.25 3 1 2.75 39.00 14.00 35.50 242.000 680 12 8 8
9 952 - EBRAR ORÇAN 10 / D 14 6 12.50 5 3 4.25 2 4 1.00 4 1 3.75 4 0 4.00 3 1 2.75 4 3 3.25 1 4 0.00 3 4 2.00 40.00 26.00 33.50 234.000 754 13 9 9

10 980 - GÖKHAN BARMAN 10 / B 9 5 7.75 3 1 2.75 5 0 5.00 2 2 1.50 3 0 3.00 6 2 5.50 7 1 6.75 2 5 0.75 1 2 0.50 38.00 18.00 33.50 234.000 754 13 9 9
11 976 - ŞEVVAL KARAGÖZ 10 / D 17 3 16.25 5 3 4.25 3 1 2.75 1 1 0.75 3 1 2.75 1 0 1.00 4 2 3.50 0 2 -0.50 2 0 2.00 36.00 13.00 32.75 231.000 792 15 11 11
12 911 - MERVE ZELİHA ÇOMAK 10 / A 13 8 11.00 3 4 2.00 3 3 2.25 1 2 0.50 4 0 4.00 2 0 2.00 6 2 5.50 2 5 0.75 5 1 4.75 39.00 25.00 32.75 231.000 792 15 11 11
13 901 - SENA PİŞKİN 10 / A 12 6 10.50 3 5 1.75 3 2 2.50 3 1 2.75 4 0 4.00 5 3 4.25 5 2 4.50 0 2 -0.50 3 1 2.75 38.00 22.00 32.50 230.000 810 17 13 13
14 981 - EMİNE KEKLİK 10 / B 16 3 15.25 2 5 0.75 4 2 3.50 3 1 2.75 3 1 2.75 0 1 -0.25 3 2 2.50 2 2 1.50 3 0 3.00 36.00 17.00 31.75 227.000 839 18 14 14
15 925 - EMİNE GÜL SAYGILI 10 / A 13 5 11.75 2 4 1.00 4 3 3.25 3 0 3.00 3 0 3.00 2 1 1.75 4 2 3.50 2 1 1.75 3 2 2.50 36.00 18.00 31.50 226.000 851 19 15 15
16 957 - MELİKE KISA 10 / D 15 2 14.50 3 4 2.00 5 1 4.75 3 2 2.50 4 0 4.00 0 0 0.00 4 3 3.25 0 0 0.00 1 2 0.50 35.00 14.00 31.50 226.000 851 19 15 15
17 972 - RUMEYSA YILMAZ 10 / C 14 11 11.25 2 5 0.75 4 2 3.50 1 3 0.25 4 1 3.75 8 11 5.25 7 2 6.50 1 6 -0.50 2 6 0.50 43.00 47.00 31.25 225.000 863 21 17 17
18 0 - H* İCE KARAOĞLAN 10 / D 17 3 16.25 4 3 3.25 5 1 4.75 3 2 2.50 2 0 2.00 1 4 0.00 3 4 2.00 2 5 0.75 0 2 -0.50 37.00 24.00 31.00 224.000 876 22 18 18
19 927 - MERVE BOZDOĞAN 10 / A 12 7 10.25 5 2 4.50 5 0 5.00 4 0 4.00 3 2 2.50 3 1 2.75 2 0 2.00 0 5 -1.25 2 4 1.00 36.00 21.00 30.75 223.000 885 23 19 19
20 985 - MELİKE NAZ KILIÇ 10 / D 17 7 15.25 5 2 4.50 3 3 2.25 2 2 1.50 3 1 2.75 3 1 2.75 3 6 1.50 0 3 -0.75 2 5 0.75 38.00 30.00 30.50 222.000 900 24 20 20
21 0 - SUDE DİKİLİTAŞ 10 / B 18 6 16.50 3 5 1.75 2 5 0.75 3 2 2.50 4 1 3.75 9 13 5.75 2 6 0.50 1 7 -0.75 1 7 -0.75 43.00 52.00 30.00 220.000 920 25 21 21
22 945 - EMİNE TÜRKMEN 10 / B 16 4 15.00 1 4 0.00 5 1 4.75 3 1 2.75 3 1 2.75 2 5 0.75 3 3 2.25 1 3 0.25 2 3 1.25 36.00 25.00 29.75 219.000 931 26 22 22
23 912 - ÖZLEM ALBENİ 10 / A 15 7 13.25 5 3 4.25 2 2 1.50 1 4 0.00 5 0 5.00 4 5 2.75 4 3 3.25 0 2 -0.50 0 0 0.00 36.00 26.00 29.50 218.000 944 27 23 23
24 933 - EFRAHİM AKBAŞAK 10 / A 10 3 9.25 3 4 2.00 5 1 4.75 3 2 2.50 4 1 3.75 2 2 1.50 4 5 2.75 1 5 -0.25 2 4 1.00 34.00 27.00 27.25 209.000 1044 28 24 24
25 922 - EZGİ NAS GÖK 10 / A 9 6 7.50 4 1 3.75 2 0 2.00 2 1 1.75 3 2 2.50 5 2 4.50 4 4 3.00 0 2 -0.50 3 1 2.75 32.00 19.00 27.25 209.000 1044 28 24 24
26 971 - BEYZA NUR ZORBA 10 / D 17 8 15.00 3 3 2.25 4 3 3.25 1 3 0.25 3 1 2.75 1 9 -1.25 4 5 2.75 0 7 -1.75 4 3 3.25 37.00 42.00 26.50 206.000 1093 30 26 26
27 955 - ASUDE KAHRAMAN 10 / B 17 4 16.00 3 3 2.25 2 2 1.50 2 2 1.50 3 1 2.75 1 5 -0.25 4 2 3.50 0 2 -0.50 0 2 -0.50 32.00 23.00 26.25 205.000 1104 31 27 27
28 939 - ESMA UYKUN 10 / D 14 7 12.25 5 3 4.25 4 1 3.75 1 1 0.75 4 0 4.00 1 0 1.00 0 6 -1.50 0 2 -0.50 3 4 2.00 32.00 24.00 26.00 204.000 1118 32 28 28
29 991 - TUĞRA DENİZ 10 / D 7 5 5.75 4 3 3.25 3 1 2.75 2 0 2.00 4 0 4.00 3 0 3.00 6 3 5.25 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 12.00 26.00 204.000 1118 32 28 28
30 987 - ZEYNEP BOZDAĞ 10 / D 13 4 12.00 4 1 3.75 3 0 3.00 1 2 0.50 3 0 3.00 1 0 1.00 3 4 2.00 0 2 -0.50 1 0 1.00 29.00 13.00 25.75 203.000 1134 34 30 30
31 973 - AYŞE AKBABA 10 / C 8 8 6.00 5 3 4.25 3 2 2.50 2 1 1.75 3 1 2.75 3 0 3.00 3 2 2.50 1 3 0.25 3 2 2.50 31.00 22.00 25.50 202.000 1150 35 31 31
32 998 - YİĞİT BOZDOĞAN 10 / A 10 11 7.25 6 2 5.50 2 2 1.50 3 1 2.75 4 0 4.00 2 1 1.75 3 4 2.00 1 3 0.25 1 2 0.50 32.00 26.00 25.50 202.000 1150 35 31 31
33 977 - RAHİLE AKTOP 10 / D 13 6 11.50 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 3 0 3.00 2 3 1.25 1 1 0.75 0 1 -0.25 1 3 0.25 30.00 19.00 25.25 201.000 1164 37 33 33
34 909 - YUSUF ALİ ARISOY 10 / B 8 10 5.50 6 0 6.00 5 2 4.50 3 1 2.75 3 0 3.00 0 1 -0.25 4 3 3.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 29.00 18.00 24.50 198.000 1212 39 34 34
35 994 - GİZEM KAYA 10 / C 13 10 10.50 2 3 1.25 5 1 4.75 0 4 -1.00 1 2 0.50 2 7 0.25 5 3 4.25 1 3 0.25 4 2 3.50 33.00 35.00 24.25 197.000 1225 40 35 35
36 921 - SEHER SİMATEKEREK 10 / D 10 6 8.50 4 4 3.00 3 2 2.50 2 1 1.75 3 0 3.00 2 0 2.00 5 3 4.25 0 0 0.00 0 4 -1.00 29.00 20.00 24.00 196.000 1242 41 36 36
37 996 - BERAT I YILDIRIM 10 / C 7 1 6.75 4 1 3.75 4 1 3.75 1 0 1.00 3 0 3.00 3 6 1.50 2 2 1.50 0 2 -0.50 3 2 2.50 27.00 15.00 23.25 193.000 1297 43 37 37
38 949 - HASAN BARAZ 10 / C 13 11 10.25 3 4 2.00 5 2 4.50 1 2 0.50 2 1 1.75 1 10 -1.50 5 3 4.25 1 5 -0.25 2 3 1.25 33.00 41.00 22.75 191.000 1313 44 38 38
39 121 - LEYLA YILDIZ 10 / B 9 10 6.50 4 3 3.25 4 2 3.50 3 0 3.00 4 0 4.00 4 4 3.00 2 6 0.50 0 4 -1.00 1 5 -0.25 31.00 34.00 22.50 190.000 1336 45 39 39
40 990 - ÖZGE SENA YILMAZ 10 / D 6 2 5.50 4 3 3.25 5 0 5.00 3 2 2.50 4 0 4.00 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 1 2 0.50 25.00 11.00 22.25 189.000 1350 46 40 40
41 905 - RAMAZAN NALBANT 10 / B 12 12 9.00 3 5 1.75 6 1 5.75 0 4 -1.00 2 3 1.25 2 2 1.50 3 1 2.75 0 0 0.00 1 0 1.00 29.00 28.00 22.00 188.000 1368 47 41 41
42 997 - BEYZANUR POYRAZ 10 / B 14 4 13.00 1 3 0.25 4 1 3.75 2 2 1.50 2 1 1.75 0 2 -0.50 3 4 2.00 0 2 -0.50 1 1 0.75 27.00 20.00 22.00 188.000 1368 47 41 41
43 944 - BUSE AKKURT 10 / C 10 10 7.50 0 3 -0.75 4 0 4.00 1 3 0.25 3 1 2.75 2 5 0.75 5 4 4.00 0 2 -0.50 4 1 3.75 29.00 29.00 21.75 187.000 1385 50 43 43
44 923 - GÜLBAHAR ÇELİK 10 / D 14 4 13.00 3 3 2.25 1 5 -0.25 3 2 2.50 4 0 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 5 -1.25 25.00 20.00 20.00 180.000 1482 51 44 44
45 982 - M ALİ EFE 10 / D 10 10 7.50 4 3 3.25 3 4 2.00 1 4 0.00 3 1 2.75 1 6 -0.50 4 5 2.75 1 4 0.00 2 4 1.00 29.00 41.00 18.75 175.000 1543 53 45 45
46 926 - ÖMER CAN KIZIL 10 / A 7 7 5.25 4 3 3.25 4 1 3.75 2 0 2.00 3 1 2.75 0 0 0.00 3 5 1.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 23.00 19.00 18.25 173.000 1573 54 46 46
47 0 - AHMET SÜREK 10 / D 5 20 0.00 6 2 5.50 3 4 2.00 3 2 2.50 3 2 2.50 2 15 -1.75 5 4 4.00 2 3 1.25 3 5 1.75 32.00 57.00 17.75 171.000 1601 55 47 47
48 915 - HİRA 10 / A 8 5 6.75 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 3 2 2.50 1 1 0.75 3 3 2.25 0 2 -0.50 3 1 2.75 21.00 15.00 17.25 169.000 1633 57 48 48
49 0 - CELİL OĞUL 10 / A 3 2 2.50 4 3 3.25 3 2 2.50 3 2 2.50 3 2 2.50 1 2 0.50 4 4 3.00 0 2 -0.50 1 0 1.00 22.00 19.00 17.25 169.000 1633 57 48 48
50 986 - NİSANUR KARABAYIR 10 / D 7 10 4.50 3 2 2.50 4 0 4.00 2 2 1.50 2 2 1.50 1 1 0.75 1 2 0.50 1 0 1.00 0 0 0.00 21.00 19.00 16.25 165.000 1676 59 50 50
51 964 - HABİB KISA 10 / C 9 13 5.75 2 3 1.25 2 3 1.25 3 2 2.50 2 2 1.50 1 1 0.75 4 3 3.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 23.00 28.00 16.00 164.000 1687 60 51 51



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 22-23 Vip Yayınları 10. Sınıf Deneme-4 2500 65 56 56

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.25 8.62 9.10 3.32 3.10 2.54 3.23 2.38 2.64 2.15 1.63 1.74 2.88 1.15 2.59 3.92 4.93 2.68 3.17 3.11 2.39 1.25 2.74 0.57 1.86 2.55 1.22 33.02 30.21 25.47 201.882
Okul Ortalaması 11.91 6.91 10.18 3.54 2.86 2.82 3.64 1.70 3.22 2.21 1.59 1.82 3.14 0.88 2.92 2.38 3.18 1.58 3.59 3.12 2.81 0.70 2.62 0.04 1.86 2.16 1.32 32.96 25.02 26.71 206.839

52 983 - SAMET 10 / C 9 12 6.00 5 2 4.50 2 4 1.00 1 1 0.75 3 1 2.75 0 0 0.00 1 2 0.50 0 1 -0.25 0 1 -0.25 21.00 24.00 15.00 160.000 1741 61 52 52
53 959 - İRFAN KARADAĞLI 10 / B 8 11 5.25 1 2 0.50 2 4 1.00 3 1 2.75 2 3 1.25 2 0 2.00 2 3 1.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 20.00 25.00 13.75 155.000 1793 62 53 53
54 164 - M ENES BOZDAĞ 10 / C 7 13 3.75 1 3 0.25 3 2 2.50 3 2 2.50 1 2 0.50 0 0 0.00 4 3 3.25 1 4 0.00 0 2 -0.50 20.00 31.00 12.25 149.000 1859 63 54 54
55 978 - YUSUF KALAY 10 / D 9 10 6.50 2 6 0.50 2 4 1.00 1 0 1.00 3 2 2.50 2 2 1.50 1 6 -0.50 0 5 -1.25 0 4 -1.00 20.00 39.00 10.25 141.000 1967 64 55 55
56 928 - ALİ AY 10 / A 2 9 -0.25 1 4 0.00 0 0 0.00 1 3 0.25 1 4 0.00 1 13 -2.25 0 0 0.00 1 4 0.00 1 5 -0.25 8.00 42.00 -2.50 90.000 2426 65 56 56


