
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK 30 30 55 11050

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 6,19 16,10 2,17 1,66 5,99 0,16 1,83 4,37 0,74 0,98 1,55 0,59 0,41 0,25 0,35 2,03 6,73 0,34 13,10 34,99 4,35 115,570

Okul Ortalaması 12,87 10,27 10,30 4,83 3,40 3,98 4,77 2,50 4,14 3,27 2,33 2,68 2,07 1,20 1,77 1,80 1,67 1,38 29,61 21,37 24,25 238,110

KATILIMLAR

1 313 ZEYNEP  DEMİR 11C 15 6 13,50 6 3 5,25 7 1 6,75 4 2 3,50 2 1 1,75 7 3 6,25 41 16 37,00 288,983 293

2 365 SEMRA YILDIRIM 11C 17 7 15,25 7 2 6,50 7 1 6,75 4 3 3,25 2 2 1,50 5 5 3,75 42 20 37,00 288,679 295

3 316 RAHİME SİVRİ AYA 11C 21 9 18,75 6 4 5,00 4 3 3,25 4 4 3,00 2 2 1,50 5 1 4,75 42 23 36,25 285,043 347

4 320 MEDİNE ŞANLI 11C 17 10 14,50 7 3 6,25 5 2 4,50 6 2 5,50 3 1 2,75 38 18 33,50 274,683 454

5 299 SİMAY ORÇAN 11C 16 6 14,50 6 3 5,25 7 1 6,75 4 3 3,25 2 2 1,50 2 1 1,75 37 16 33,00 272,665 502

6 386 HATİCE AKKUŞ 11B 17 10 14,50 6 2 5,50 6 2 5,50 5 3 4,25 2 2 1,50 36 19 31,25 265,602 541

7 379 İLKNUR ZORBA 11B 16 7 14,25 8 2 7,50 7 0 7,00 3 3 2,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 35 16 31,00 264,637 565

8 400 MERVE GÖK 11B 18 5 16,75 7 3 6,25 4 3 3,25 3 3 2,25 1 2 0,50 2 1 1,75 35 17 30,75 263,193 595

9 402 MUHAMMED HACI 11C 12 13 8,75 7 1 6,75 3 3 2,25 3 4 2,00 3 0 3,00 7 2 6,50 35 23 29,25 258,531 647

10 319 NİSA AKÇAM 11B 15 11 12,25 7 2 6,50 5 3 4,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 33 20 28,00 252,877 772

11 323 KÜBRA ÇELİK 11B 12 16 8,00 5 5 3,75 4 3 3,25 4 3 3,25 2 2 1,50 8 5 6,75 35 34 26,50 247,562 850

12 120 DÖNE ÇAKIROĞLU 11B 13 13 9,75 3 5 1,75 4 2 3,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 2 3,50 32 22 26,50 247,258 853

13 501 KEVSER 11C 14 10 11,50 5 4 4,00 7 1 6,75 3 4 2,00 2 2 1,50 1 4 0,00 32 25 25,75 243,926 866

14 389 GÜL TAŞDEMİR 11B 13 13 9,75 4 3 3,25 5 3 4,25 4 2 3,50 2 0 2,00 1 2 0,50 29 23 23,25 234,141 1081

15 0 AKİF ASLAN 11B 11 11 8,25 5 4 4,00 6 2 5,50 2 4 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 28 22 22,50 231,375 1135

16 0 BİLAL ŞAHİN 11C 9 12 6,00 5 3 4,25 6 2 5,50 4 2 3,50 3 1 2,75 27 20 22,00 229,748 1166

17 351 VİLDAN KI * 11B 10 14 6,50 6 2 5,50 5 3 4,25 4 1 3,75 2 2 1,50 27 22 21,50 227,643 1221

18 375 ŞEVVAL KOZAN 11C 11 9 8,75 2 4 1,00 6 1 5,75 4 2 3,50 2 2 1,50 1 1 0,75 26 19 21,25 226,243 1227

19 305 EBRAR ERGÜVEN 11B 14 10 11,50 2 4 1,00 3 4 2,00 4 1 3,75 1 0 1,00 3 4 2,00 27 23 21,25 225,764 1230

20 356 ALİ ENGİN TÜRKMEN 11B 12 10 9,50 4 3 3,25 4 2 3,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 26 20 21,00 225,103 1237

21 405 İLYAS YAVUZ 11C 11 15 7,25 5 3 4,25 7 1 6,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 3 0,25 27 25 20,75 224,486 1242

22 359 BERAT CAN CEVİZ 11C 10 9 7,75 4 4 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 0 2,00 24 14 20,50 223,390 1250

23 345 SAADET ORÇAN 11C 8 9 5,75 4 5 2,75 7 1 6,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 24 18 19,50 219,702 1312

24 369 AYŞE LİMON 11B 13 14 9,50 7 2 6,50 1 7 -0,75 3 3 2,25 2 2 1,50 26 28 19,00 217,031 1350

25 335 SEVDE BAYANA 11B 12 11 9,25 4 2 3,50 2 6 0,50 4 2 3,50 2 2 1,50 24 23 18,25 214,048 1396

26 333 AHMET BZDGNN 11B 8 6 6,50 2 1 1,75 5 3 4,25 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 20 11 17,25 210,490 1421

27 368 CEVAHİR GÜNTÜRK 11B 11 13 7,75 2 6 0,50 5 3 4,25 2 1 1,75 2 1 1,75 22 24 16,00 205,228 1540

28 337 AYSİMA İLERİ 11B 10 19 5,25 4 6 2,50 5 3 4,25 3 5 1,75 2 2 1,50 24 35 15,25 202,636 1570

29 152 EMİRHAN OZBEK 11B 16 6 14,50 2 8 0,00 1 6 -0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 19 27 12,25 188,918 1650
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK 30 30 55 11050

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 6,19 16,10 2,17 1,66 5,99 0,16 1,83 4,37 0,74 0,98 1,55 0,59 0,41 0,25 0,35 2,03 6,73 0,34 13,10 34,99 4,35 115,570

Okul Ortalaması 12,87 10,27 10,30 4,83 3,40 3,98 4,77 2,50 4,14 3,27 2,33 2,68 2,07 1,20 1,77 1,80 1,67 1,38 29,61 21,37 24,25 238,110

KATILIMLAR

30 357 METİN GÜNEL 11C 4 4 3,00 3 3 2,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 8 0,00 15 18 10,50 183,856 1686
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SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BZDGNN 333 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,490 115,570 14 26 26 44 1421

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 17 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 6 6,50 22 10,22 10,30 2,17

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 3,71 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 3,43 4,14 0,74

Felsefe 8 2 1 1,75 22 2,68 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,50 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 11 5 9,75 33 11,31 12,58 1,84

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,91 1,38 0,34

Toplam: 90 20 11 17,25 19 22,44 24,26 4,35

TYT Türkçe  cDdEbe  B     Bb A D AE  a   

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal b    C   AaDBACaBeC  aA     DE

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

TYT Matematik                      C        

Cevap Anahtarı A DDECEBADDBCBADDCDBBEDCDEEDAECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
HİKÂYE 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0
ŞİİR 6 0 0 0
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
ROMAN 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 3 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 1 0 7
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ASLAN 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,375 115,570 8 15 15 28 1135

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 17 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 11 8,25 28 10,22 10,30 2,17

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,71 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 6 2 5,50 69 3,43 4,14 0,74

Felsefe 8 2 4 1,00 13 2,68 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,50 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 11,31 12,58 1,84

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,91 1,38 0,34

Toplam: 90 28 22 22,50 25 22,44 24,26 4,35

TYT Türkçe aDAadADc  ad  B  DEc  EABbAaab

Cevap Anahtarı B CDABEADEDCBBCDBCADEAECEABDAEBC

TYT Sosyal AcDdCDb bCDBECABea  cAcdaCEDCa

Cevap Anahtarı B AEDBCDABDCDBECABDBAADABCECEDCB

TYT Matematik    D                          

Cevap Anahtarı B CEDDDDABEABCBDCDDDEBBEDCEADEAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
HİKÂYE 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ŞİİR 6 1 0 17
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ROMAN 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 0 1 0
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 1 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 1 2 33
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 2 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENGİN TÜRKMEN 356 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,103 115,570 11 20 20 34 1237

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 17 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 10,22 10,30 2,17

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,71 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 4 2 3,50 44 3,43 4,14 0,74

Felsefe 8 3 2 2,50 31 2,68 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,50 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 13 8 11,00 37 11,31 12,58 1,84

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,91 1,38 0,34

Toplam: 90 26 20 21,00 23 22,44 24,26 4,35

TYT Türkçe aADecDAc da    B ccEDBAE Ba Db

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal  bB DCda AaDBA d DC  cA cAa DE

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

TYT Matematik D bb                          

Cevap Anahtarı A DDECEBADDBCBADDCDBBEDCDEEDAECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
HİKÂYE 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ŞİİR 6 1 1 17
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
ROMAN 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 0 3 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 0 75

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 2 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 1 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 1 2 20
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE LİMON 369 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,031 115,570 12 24 24 40 1350

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 17 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 10,22 10,30 2,17

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,71 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 1 7 -0,75 -9 3,43 4,14 0,74

Felsefe 8 3 3 2,25 28 2,68 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,50 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 13 14 9,50 32 11,31 12,58 1,84

Toplam: 90 26 28 19,00 21 22,44 24,26 4,35

TYT Türkçe BeDdEDbc aebedaBaEcEDBAE BEdb 

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal CDBeDCd EAaeBdbbdcC eBA bdabDE

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
HİKÂYE 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 3 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 6 2 3 33
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ROMAN 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 1 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 1 1 33
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 6 14
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 2 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA İLERİ 337 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,636 115,570 16 28 28 47 1570

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 17 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 19 5,25 18 10,22 10,30 2,17

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,71 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 3,43 4,14 0,74

Felsefe 8 3 5 1,75 22 2,68 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,50 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 14 16 10,00 33 11,31 12,58 1,84

Toplam: 90 24 35 15,25 17 22,44 24,26 4,35

TYT Türkçe eeDdEceca eCeeaBbaAaeBAcbBEAbd

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal CDdecaceEAaDBAeaBDCdecAeAbaeDE

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
HİKÂYE 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 6 0 6 0
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ROMAN 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 1 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 1 2 33
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 3 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 4 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEVAHİR GÜNTÜRK 368 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,228 115,570 15 27 27 46 1540

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 17 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 13 7,75 26 10,22 10,30 2,17

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 3,71 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 3,43 4,14 0,74

Felsefe 8 2 1 1,75 22 2,68 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,50 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 11 11 8,25 28 11,31 12,58 1,84

Toplam: 90 22 24 16,00 18 22,44 24,26 4,35

TYT Türkçe dDcBcbDE  ccb BCdDcAa cAB  bBe

Cevap Anahtarı B CDABEADEDCBBCDBCADEAECEABDAEBC

TYT Sosyal ddbcC eaD DBdeABDacA     CED c

Cevap Anahtarı B AEDBCDABDCDBECABDBAADABCECEDCB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
HİKÂYE 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ŞİİR 6 1 3 17
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
ROMAN 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 1 2 33
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 3 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DÖNE ÇAKIROĞLU 120 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,258 115,570 6 12 12 24 853

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 17 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 13 9,75 33 10,22 10,30 2,17

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,71 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 4 2 3,50 44 3,43 4,14 0,74

Felsefe 8 5 0 5,00 63 2,68 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,50 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 11,31 12,58 1,84

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 0,91 1,38 0,34

Toplam: 90 32 22 26,50 29 22,44 24,26 4,35

TYT Türkçe eDdBcADE Ca  cB dDbAaecABcdEBe

Cevap Anahtarı B CDABEADEDCBBCDBCADEAECEABDAEBC

TYT Sosyal e bcCD BbbDBa dBD AA AB  CEDC 

Cevap Anahtarı B AEDBCDABDCDBECABDBAADABCECEDCB

TYT Matematik  d     B       D        EAb   

Cevap Anahtarı B CEDDDDABEABCBDCDDDEBBEDCEADEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 6 0 4 0
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ROMAN 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 0 3 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 2 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 1 0 7
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ERGÜVEN 305 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,764 115,570 10 19 19 33 1230

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 17 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 10,22 10,30 2,17

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,71 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 3 4 2,00 25 3,43 4,14 0,74

Felsefe 8 4 1 3,75 47 2,68 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,50 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 10 9 7,75 26 11,31 12,58 1,84

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 0,91 1,38 0,34

Toplam: 90 27 23 21,25 24 22,44 24,26 4,35

TYT Türkçe eADdED EaBB DdaB aA eBAc B Abd

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal Cb  bCd  daDB baeDCa BA A B   

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

TYT Matematik      B                e ED bde

Cevap Anahtarı A DDECEBADDBCBADDCDBBEDCDEEDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
HİKÂYE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
ŞİİR 6 1 3 17
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
ROMAN 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 0 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 0 2 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 3 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 1 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN OZBEK 152 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,918 115,570 17 29 29 50 1650

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 17 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 10,22 10,30 2,17

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 3,71 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 1 6 -0,50 -6 3,43 4,14 0,74

Felsefe 8 0 3 -0,75 -9 2,68 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,50 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 3 17 -1,25 -4 11,31 12,58 1,84

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,91 1,38 0,34

Toplam: 90 19 27 12,25 14 22,44 24,26 4,35

TYT Türkçe BADCEDA  eeC   Beac DBAE BEA d

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal dcBbcCebbbdbB abdbba a        

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

TYT Matematik  e     b      cd              

Cevap Anahtarı A DDECEBADDBCBADDCDBBEDCDEEDAECA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
HİKÂYE 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 3 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 6 0 1 0
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ROMAN 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 2 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 0 3 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 5 14
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL TAŞDEMİR 389 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,141 115,570 7 14 14 27 1081

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 17 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 13 9,75 33 10,22 10,30 2,17

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,71 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 3,43 4,14 0,74

Felsefe 8 4 2 3,50 44 2,68 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,50 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 11,31 12,58 1,84

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,91 1,38 0,34

Toplam: 90 29 23 23,25 26 22,44 24,26 4,35

TYT Türkçe ecDeaDbE cBa dCBbaAcDBAEeBE b 

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal bDdeDC   AaDBAbaBDC acA AA  DE

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

TYT Matematik   d                      bA   

Cevap Anahtarı A DDECEBADDBCBADDCDBBEDCDEEDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
HİKÂYE 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 6 1 4 17
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
ROMAN 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 2 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 1 0 33
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 0 75

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 3 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 2 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 1 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AKKUŞ 386 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,602 115,570 1 6 6 14 541

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 17 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 10,22 10,30 2,17

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,71 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 6 2 5,50 69 3,43 4,14 0,74

Felsefe 8 5 3 4,25 53 2,68 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,50 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 11,31 12,58 1,84

Toplam: 90 36 19 31,25 35 22,44 24,26 4,35

TYT Türkçe BADdEDec  BCDAadbaAEDBAE BaAbd

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal CDB  CaDEdaDBACdBDCdCBAeAbeeDE

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
HİKÂYE 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ŞİİR 6 3 2 50
MAKALE 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ROMAN 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 0 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 2 1 67
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 2 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 2 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR ZORBA 379 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,637 115,570 2 7 7 15 565

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 17 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 10,22 10,30 2,17

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,71 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 7 0 7,00 88 3,43 4,14 0,74

Felsefe 8 3 3 2,25 28 2,68 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 1,50 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 11,31 12,58 1,84

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,91 1,38 0,34

Toplam: 90 35 16 31,00 34 22,44 24,26 4,35

TYT Türkçe BADCEDbEacB  A Be A DBdE Ba De

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal CDBbDCBeEABDBACE DC a ADbcddDb

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

TYT Matematik      d                        

Cevap Anahtarı A DDECEBADDBCBADDCDBBEDCDEEDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
HİKÂYE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
ŞİİR 6 1 0 17
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
ROMAN 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 1 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 2 1 67
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 7 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÇELİK 323 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,562 115,570 5 11 11 23 850

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 17 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 16 8,00 27 10,22 10,30 2,17

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,71 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 4 3 3,25 41 3,43 4,14 0,74

Felsefe 8 4 3 3,25 41 2,68 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,50 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 15 13 11,75 39 11,31 12,58 1,84

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 0,91 1,38 0,34

Toplam: 90 35 34 26,50 29 22,44 24,26 4,35

TYT Türkçe dDcBbdbde debeBbce AECEABbAEBd

Cevap Anahtarı B CDABEADEDCBBCDBCADEAECEABDAEBC

TYT Sosyal AEecdDbBbCDBab BDacA ABaaCEDba

Cevap Anahtarı B AEDBCDABDCDBECABDBAADABCECEDCB

TYT Matematik        B   e  CDa c  E Ccc EAC

Cevap Anahtarı B CEDDDDABEABCBDCDDDEBBEDCEADEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0
HİKÂYE 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ŞİİR 6 2 3 33
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ROMAN 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 1 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 0 3 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 3 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 3 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 4 3 29
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖK 400 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,193 115,570 3 8 8 17 595

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 17 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 10,22 10,30 2,17

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,71 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 4 3 3,25 41 3,43 4,14 0,74

Felsefe 8 3 3 2,25 28 2,68 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 1,50 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 11,31 12,58 1,84

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,91 1,38 0,34

Toplam: 90 35 17 30,75 34 22,44 24,26 4,35

TYT Türkçe CDABEADEa Bc eB AD Ac EABD  Be

Cevap Anahtarı B CDABEADEDCBBCDBCADEAECEABDAEBC

TYT Sosyal bEeBCDbBDCD aCABeaebDA a CbDa 

Cevap Anahtarı B AEDBCDABDCDBECABDBAADABCECEDCB

TYT Matematik        d                    AC

Cevap Anahtarı B CEDDDDABEABCBDCDDDEBBEDCEADEAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
HİKÂYE 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
ŞİİR 6 1 2 17
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50
ROMAN 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 1 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 2 1 67
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 3 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇAM 319 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,877 115,570 4 10 10 21 772

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 17 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 10,22 10,30 2,17

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,71 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 3,43 4,14 0,74

Felsefe 8 4 1 3,75 47 2,68 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,50 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 11,31 12,58 1,84

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,91 1,38 0,34

Toplam: 90 33 20 28,00 31 22,44 24,26 4,35

TYT Türkçe bDABEbDE b ebDBbADbc dEAB dEBe

Cevap Anahtarı B CDABEADEDCBBCDBCADEAECEABDAEBC

TYT Sosyal AE BCcbBDCDeaCABDcAA cB  CEDbc

Cevap Anahtarı B AEDBCDABDCDBECABDBAADABCECEDCB

TYT Matematik        a                      

Cevap Anahtarı B CEDDDDABEABCBDCDDDEBBEDCEADEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
HİKÂYE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ŞİİR 6 1 3 17
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ROMAN 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 1 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 2 0 67
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 2 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE BAYANA 335 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,048 115,570 13 25 25 41 1396

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 17 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 10,22 10,30 2,17

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,71 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 2 6 0,50 6 3,43 4,14 0,74

Felsefe 8 4 2 3,50 44 2,68 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,50 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 11,31 12,58 1,84

Toplam: 90 24 23 18,25 20 22,44 24,26 4,35

TYT Türkçe dDee ADEaee a B  D Ac cABDdaBC

Cevap Anahtarı B CDABEADEDCBBCDBCADEAECEABDAEBC

TYT Sosyal A  cCD Bb DdbbdBeaeA ABa CbDCa

Cevap Anahtarı B AEDBCDABDCDBECABDBAADABCECEDCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 6 0 2 0
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ROMAN 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 0 2 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 0 75

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 5 29
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 2 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN KI * 351 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,643 115,570 9 17 17 31 1221

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 17 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 10,22 10,30 2,17

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,71 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 3,43 4,14 0,74

Felsefe 8 4 1 3,75 47 2,68 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,50 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 11,31 12,58 1,84

Toplam: 90 27 22 21,50 24 22,44 24,26 4,35

TYT Türkçe dDeeEde e deabBaea A  EABbAEB 

Cevap Anahtarı B CDABEADEDCBBCDBCADEAECEABDAEBC

TYT Sosyal AEecC  BDCDBaeABDabA AB  CEDee

Cevap Anahtarı B AEDBCDABDCDBECABDBAADABCECEDCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 0 2 0
HİKÂYE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ŞİİR 6 0 3 0
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ROMAN 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 0 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 1 2 33
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 0 75

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 3 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 1 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CAN CEVİZ 359 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,390 115,570 11 22 22 36 1250

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 13 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 9 7,75 26 10,40 10,30 2,17

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,35 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 3 1 2,75 34 5,08 4,14 0,74

Felsefe 8 5 0 5,00 63 2,69 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 2,12 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 14 5 12,75 43 14,23 12,58 1,84

Toplam: 90 24 14 20,50 23 26,63 24,26 4,35

TYT Türkçe ccDCEDdE  e  daB  A D cE Bd b 

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal CDBdc c Eea  A  BDC C A AA  DE

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
HİKÂYE 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ŞİİR 6 0 2 0
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
ROMAN 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 1 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 1 1 33
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 1 29
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ŞAHİN 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,748 115,570 8 16 16 29 1166

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 13 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 12 6,00 20 10,40 10,30 2,17

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,35 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 6 2 5,50 69 5,08 4,14 0,74

Felsefe 8 4 2 3,50 44 2,69 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,12 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 14,23 12,58 1,84

Toplam: 90 27 20 22,00 24 26,63 24,26 4,35

TYT Türkçe eeDeEDd  Beb e B   bDacE BbA d

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal CDB cacD ABDBACbeDCaeBA  ABdDE

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
HİKÂYE 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 6 0 2 0
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ROMAN 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 0 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 2 1 67
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 6 1 86
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 2 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLYAS YAVUZ 405 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,486 115,570 10 21 21 35 1242

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 13 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 15 7,25 24 10,40 10,30 2,17

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,35 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 7 1 6,75 84 5,08 4,14 0,74

Felsefe 8 1 3 0,25 3 2,69 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 2,12 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 14,23 12,58 1,84

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 2,00 1,38 0,34

Toplam: 90 27 25 20,75 23 26,63 24,26 4,35

TYT Türkçe eeDeEDbd Beb ebB *cEDadEeBEA d

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal CDBbcCd  ABDBACEdDCdea      DE

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

TYT Matematik   c   e       Db              

Cevap Anahtarı A DDECEBADDBCBADDCDBBEDCDEEDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
HİKÂYE 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 6 1 4 17
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ROMAN 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 1 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 1 1 33
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 7 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 1 1 7
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER 501 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,926 115,570 7 13 13 25 866

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 13 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 10,40 10,30 2,17

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,35 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 7 1 6,75 84 5,08 4,14 0,74

Felsefe 8 3 4 2,00 25 2,69 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,12 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 14,23 12,58 1,84

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 2,00 1,38 0,34

Toplam: 90 32 25 25,75 29 26,63 24,26 4,35

TYT Türkçe BdDCcDb  BeCb  BeaAED dE BEcDb

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal CcB DdBeEbaDBACEBDCabcA bABaDb

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

TYT Matematik  Dd  a     d   b              

Cevap Anahtarı A DDECEBADDBCBADDCDBBEDCDEEDAECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
HİKÂYE 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 6 1 2 17
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ROMAN 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 0 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 1 2 33
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 6 1 86
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 3 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 1 1 20
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ŞANLI 320 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,683 115,570 4 4 4 12 454

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 13 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 10,40 10,30 2,17

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,35 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 5 2 4,50 56 5,08 4,14 0,74

Felsefe 8 6 2 5,50 69 2,69 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,12 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 14,23 12,58 1,84

Toplam: 90 38 18 33,50 37 26,63 24,26 4,35

TYT Türkçe CDeBdbeEDC B bBbdDEcEaEAB AEBd

Cevap Anahtarı B CDABEADEDCBBCDBCADEAECEABDAEBC

TYT Sosyal AEbBCDAebCDeE ABDaAADAcaECEDCa

Cevap Anahtarı B AEDBCDABDCDBECABDBAADABCECEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
HİKÂYE 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
ŞİİR 6 3 3 50
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ROMAN 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 2 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 1 2 33
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 1 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 2 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN GÜNEL 357 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,856 115,570 13 30 30 51 1686

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 13 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 4 3,00 10 10,40 10,30 2,17

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 4,35 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 2 2 1,50 19 5,08 4,14 0,74

Felsefe 8 0 1 -0,25 -3 2,69 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,12 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 9 6 7,50 25 14,23 12,58 1,84

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 2,00 1,38 0,34

Toplam: 90 15 18 10,50 12 26,63 24,26 4,35

TYT Türkçe B cCd AE  e  d                

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal abB  Cc  A    bbBDa       BCDE

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

TYT Matematik  ad   c adb  c  D Bc          

Cevap Anahtarı A DDECEBADDBCBADDCDBBEDCDEEDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
HİKÂYE 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ŞİİR 6 0 1 0
MAKALE 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 0 2 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 2 14
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 3 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 2 3 14
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED HACI 402 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,531 115,570 6 9 9 19 647

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 13 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 10,40 10,30 2,17

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,35 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 3 3 2,25 28 5,08 4,14 0,74

Felsefe 8 3 4 2,00 25 2,69 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,12 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 14,23 12,58 1,84

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 2,00 1,38 0,34

Toplam: 90 35 23 29,25 33 26,63 24,26 4,35

TYT Türkçe BeDdEDAEdBe  dbBb cbcBAE Ba ba

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal CbBADC  EA* BA beDCdaBA bc CDE

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

TYT Matematik      B        Db       EEDA Cb

Cevap Anahtarı A DDECEBADDBCBADDCDBBEDCDEEDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ŞİİR 6 0 3 0
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
ROMAN 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 2 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 2 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 3 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 2 1 14
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME SİVRİ AYA 316 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,043 115,570 3 3 3 8 347

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 13 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 10,40 10,30 2,17

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,35 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 4 3 3,25 41 5,08 4,14 0,74

Felsefe 8 4 4 3,00 38 2,69 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,12 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 16 13 12,75 43 14,23 12,58 1,84

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 2,00 1,38 0,34

Toplam: 90 42 23 36,25 40 26,63 24,26 4,35

TYT Türkçe BADdEDAdCBeCDdbBbEcEDBAEdBEADa

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal CeBbcCcDEAaeBA EeDCaaBADbbddDE

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

TYT Matematik   d  BA                 E A C 

Cevap Anahtarı A DDECEBADDBCBADDCDBBEDCDEEDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 6 3 3 50
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ROMAN 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 1 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 1 2 33
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 2 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 3 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET ORÇAN 345 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,702 115,570 12 23 23 38 1312

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 13 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 9 5,75 19 10,40 10,30 2,17

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,35 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 7 1 6,75 84 5,08 4,14 0,74

Felsefe 8 1 2 0,50 6 2,69 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 2,12 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 14,23 12,58 1,84

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,00 1,38 0,34

Toplam: 90 24 18 19,50 22 26,63 24,26 4,35

TYT Türkçe BeDdcDA beeCa    a   B E B  c 

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal Cbd cdBeEABDBACbBDCa    b  bDE

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

TYT Matematik               DC              

Cevap Anahtarı A DDECEBADDBCBADDCDBBEDCDEEDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
HİKÂYE 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 6 0 2 0
MAKALE 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0
ROMAN 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 0 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 1 2 33
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 6 1 86
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 2 0 14
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA YILDIRIM 365 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,679 115,570 2 2 2 6 295

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 13 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 10,40 10,30 2,17

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,35 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 7 1 6,75 84 5,08 4,14 0,74

Felsefe 8 4 3 3,25 41 2,69 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,12 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 14,23 12,58 1,84

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 2,00 1,38 0,34

Toplam: 90 42 20 37,00 41 26,63 24,26 4,35

TYT Türkçe BADCEDA  BeCb  Beac DBAE BEcDb

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal CbB DCBeEAaDBACEBDCaadA AABaDb

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

TYT Matematik DDd  aA    d  Db          A d 

Cevap Anahtarı A DDECEBADDBCBADDCDBBEDCDEEDAECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
HİKÂYE 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 6 0 2 0
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ROMAN 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 0 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 1 2 33
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 6 1 86
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 3 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 2 1 40
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 1 2 7
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 1 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KOZAN 375 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,243 115,570 9 18 18 32 1227

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 13 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 10,40 10,30 2,17

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 4,35 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 6 1 5,75 72 5,08 4,14 0,74

Felsefe 8 4 2 3,50 44 2,69 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,12 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 14,23 12,58 1,84

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,00 1,38 0,34

Toplam: 90 26 19 21,25 24 26,63 24,26 4,35

TYT Türkçe BADecDA  eeCc  Beac  B E BE c 

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal Cbd cd   AaDBA EBDC adA AABdDb

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

TYT Matematik               Db              

Cevap Anahtarı A DDECEBADDBCBADDCDBBEDCDEEDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
HİKÂYE 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 3 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 6 0 2 0
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25
ROMAN 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 0 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 1 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 2 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 1 1 7
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY ORÇAN 299 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,665 115,570 5 5 5 13 502

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 13 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 10,40 10,30 2,17

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,35 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 7 1 6,75 84 5,08 4,14 0,74

Felsefe 8 4 3 3,25 41 2,69 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,12 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 14,23 12,58 1,84

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,00 1,38 0,34

Toplam: 90 37 16 33,00 37 26,63 24,26 4,35

TYT Türkçe BADCEDA  eeC   Beac DBAE BEA d

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal CbB DCBeEeBDBACbBDCaadA AABaDb

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

TYT Matematik       A       Db              

Cevap Anahtarı A DDECEBADDBCBADDCDBBEDCDEEDAECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
HİKÂYE 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 3 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 6 0 1 0
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ROMAN 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 0 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 1 2 33
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 6 1 86
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 3 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 1 1 7
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11.SINIF 11143-EŞİT AĞIRLIK

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP  DEMİR 313 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,983 115,570 1 1 1 5 293

Puanı Hesaplanan: 30 30 55 7422

Katılımlar: 13 30 30 55 11050

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 6 13,50 45 10,40 10,30 2,17

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,35 3,98 0,16

Coğrafya-1 8 7 1 6,75 84 5,08 4,14 0,74

Felsefe 8 4 2 3,50 44 2,69 2,68 0,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 2,12 1,77 0,35

TYT Sosyal 30 19 7 17,25 58 14,23 12,58 1,84

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 2,00 1,38 0,34

Toplam: 90 41 16 37,00 41 26,63 24,26 4,35

TYT Türkçe BADCEDA  eeC   Beac DBAE BE  d

Cevap Anahtarı A BADCEDAECBBCDACBDEAEDBAECBEADC

TYT Sosyal CbB DCBeEeBDBACbBDCa BA bABaD 

Cevap Anahtarı A CDBADCBDEABDBACEBDCECBADAABCDE

TYT Matematik   E  aA       Db        EDA Cb

Cevap Anahtarı A DDECEBADDBCBADDCDBBEDCDEEDAECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
HİKÂYE 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 3 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 6 0 1 0
MAKALE 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
ROMAN 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 0 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 3 1 2 33
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 7 6 1 86
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 14 1 1 7
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 6 4 1 67
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