
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULUPRUVA AKADEMİ 7. SINIF 5.DENEME 19 19 664 11502

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,87 6 3 4,58 7 2 5,81 4 3 3,46 5 7 2,69 9 8 6,32 42 31 31,73 293,920

Okul Ortalaması 13 6 11,47 7 3 5,63 8 2 6,84 4 4 3,25 6 6 3,75 11 7 8,05 48 27 38,99 321,090

KATILIMLAR

1 531 FATIMA SÜT 7A 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 12 4 10,67 18 2 17,33 70 16 64,67 413,432 1 1 1 58 641
% 5,57

2 507 EMİNE HOPUR 7A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 6 12,00 10 10 6,67 71 19 64,68 400,933 2 2 2 84 915
% 7,96

3 509 HACER ZOR 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 9 7 6,67 16 4 14,67 67 19 60,68 393,634 3 3 3 98 1079
% 9,38

4 525 ZEHRA KAYA 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 8 5,33 15 5 13,33 67 19 60,66 386,484 4 4 4 115 1274
% 11

5 513 İREM KARA 7A 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 4 8,67 11 7 8,67 62 20 55,34 378,114 5 5 5 135 1539
% 13

6 533 ELİF BZDGN 7A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 3 7 0,67 10 7 7,67 11 9 8,00 61 26 52,34 373,723 6 6 6 145 1688
% 15

7 517 LEYLA AÇIKGÖZ 7A 15 4 13,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 3 4,00 6 1 5,67 15 5 13,33 56 18 50,01 363,548 7 7 7 180 2076
% 18

8 39 KÜBRA OKUMUŞ 7A 17 1 16,67 9 1 8,67 5 4 3,67 4 4 2,67 4 4 2,67 13 4 11,67 52 18 46,02 352,095 8 8 8 205 2524
% 22

9 511 İKRA NAR 7A 13 5 11,33 10 0 10,00 9 0 9,00 3 2 2,33 7 5 5,33 6 1 5,67 48 13 43,66 327,335 9 9 9 274 3729
% 32

10 505 EMİNE GÜL 7A 13 5 11,33 7 3 6,00 9 0 9,00 2 4 0,67 3 2 2,33 11 8 8,33 45 22 37,66 316,417 10 10 10 318 4356
% 38

11 515 KÜBRANUR ÇOMAK 7A 12 7 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 1 4,67 3 6 1,00 11 9 8,00 47 27 38,01 307,525 11 11 11 343 4848
% 42

12 502 ELİF SUDE GÜL 7A 10 6 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 2 9 -1,00 12 7 9,67 44 32 33,33 294,312 12 12 12 397 5556
% 48

13 519 NAZLI YÜKSEK H 7A 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 8 11 4,33 43 36 31,01 291,307 13 13 13 406 5724
% 50

14 526 AHSEN GÜNEŞ 7A 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 5 14 0,33 7 12 3,00 46 41 32,33 284,262 14 14 14 433 6148
% 53

15 521 NİLÜFER TAŞ 7A 11 8 8,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 5 2,33 3 10 -0,33 11 7 8,67 37 42 23,00 276,293 15 15 15 451 6560
% 57

16 529 AYŞENUR S FISTIK 7A 9 8 6,33 5 4 3,67 6 2 5,33 4 5 2,33 5 8 2,33 5 10 1,67 34 37 21,66 258,841 16 16 16 508 7524
% 65

17 522 TENİM ŞEHADİ 7A 12 5 10,33 2 5 0,33 5 4 3,67 3 5 1,33 1 6 -1,00 6 10 2,67 29 35 17,33 255,966 17 17 17 517 7678
% 67

18 503 CEMİLE HOPUR 7A 7 12 3,00 3 6 1,00 3 5 1,33 1 5 -0,67 3 2 2,33 7 7 4,67 24 37 11,66 240,173 18 18 18 563 8528
% 74

19 52 HÜMEYRA ALAŞ 6A 2 17 -3,67 1 7 -1,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 12 45 -3,00 186,341 1 19 19 651 11078
% 96
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