
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİSONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)52 52 201 6491

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,3 12,3 17,23 10,6 4,9 9,39 10,8 2,9 10,11 3,6 3,8 2,64 45,4 24,0 39,37 254,800

Okul Ortalaması 23,8 12,3 20,69 13,0 4,9 11,80 14,5 2,7 13,79 3,5 3,5 2,67 54,8 23,3 48,95 287,250

KATILIMLAR

1 242 UMUT H 12A 31 9 28,75 16 4 15,00 35 5 33,75 12 8 10,00 94 26 87,50 402,913 1 1 1 4 139

2 280 MELİKE ÇOMRUK 12A 27 10 24,50 17 3 16,25 24 1 23,75 14 4 13,00 82 18 77,50 373,385 2 2 2 13 342

3 281 BİLGE ÖZYIRTICI 12A 28 11 25,25 15 3 14,25 25 0 25,00 13 4 12,00 81 18 76,50 370,228 3 3 3 14 375

4 233 MUHAMMET ALİ DERELİ12C 26 13 22,75 17 2 16,50 20 1 19,75 6 2 5,50 69 18 64,50 334,053 1 4 4 34 794

5 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 30 6 28,50 14 1 13,75 16 1 15,75 5 3 4,25 65 11 62,25 326,460 4 5 5 42 908

6 235 ALİ KAYA 12A 25 14 21,50 14 6 12,50 23 1 22,75 6 5 4,75 68 26 61,50 325,125 5 6 6 43 937

7 146 MUSTAFA ARI 12B 28 7 26,25 17 3 16,25 14 5 12,75 6 0 6,00 65 15 61,25 323,803 1 7 7 45 950

8 995 NURCAN ÇOMRUK 12C 28 11 25,25 15 4 14,00 20 0 20,00 2 2 1,50 65 17 60,75 322,243 2 8 8 47 982

9 265 MURAT MELİH KIR 12A 26 14 22,50 13 7 11,25 23 3 22,25 5 3 4,25 67 27 60,25 321,200 6 9 9 48 1001

10 311 NİSA DİKİLİTAŞ 12 33 6 31,50 14 4 13,00 10 1 9,75 5 6 3,50 62 17 57,75 312,450 1 10 10 60 1180

11 252 BENGÜ SU AR K   33 6 31,50 17 2 16,50 9 1 8,75 1 0 1,00 60 9 57,75 312,350 1 11 11 61 1184

12 314 HASAN KLL 12C 24 14 20,50 14 5 12,75 20 3 19,25 5 2 4,50 63 24 57,00 311,655 3 12 12 62 1196

13 220 HACI EYÜP BIYIKLI 12C 16 5 14,75 16 2 15,50 24 2 23,50 56 9 53,75 302,408 4 13 13 67 1449

14 225 SEYFİ KIR 12A 22 11 19,25 12 4 11,00 24 2 23,50 58 17 53,75 301,823 7 14 14 69 1471

15 390 YUSUF KARATAŞ 12C 24 13 20,75 18 1 17,75 15 2 14,50 1 1 0,75 58 17 53,75 301,658 5 15 15 70 1482

16 301 BEYZA GÜL YILMAZ 12C 27 9 24,75 17 3 16,25 11 1 10,75 2 0 2,00 57 13 53,75 301,188 6 16 16 71 1500

17 0 GİZEM İŞAL -M 23 9 20,75 11 1 10,75 12 1 11,75 11 4 10,00 57 15 53,25 300,518 1 17 17 73 1524

18 392 H HÜSEYİN CAN 12B 20 13 16,75 16 1 15,75 13 1 12,75 6 4 5,00 55 19 50,25 291,778 2 18 18 84 1818

19 232 EREN İNCE 12C 27 13 23,75 12 8 10,00 15 3 14,25 2 1 1,75 56 25 49,75 289,228 7 19 19 85 1891

20 288 BARIŞ 12C 23 14 19,50 12 7 10,25 20 5 18,75 1 0 1,00 56 26 49,50 288,995 8 20 20 86 1900

21 148 MEHMET FURKAN 12C 23 12 20,00 13 7 11,25 19 3 18,25 55 22 49,50 288,890 9 21 21 87 1904

22 295 CAN KURT 12C 23 16 19,00 13 2 12,50 18 5 16,75 2 4 1,00 56 27 49,25 288,305 10 22 22 89 1922

23 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 23 12 20,00 12 8 10,00 17 3 16,25 3 2 2,50 55 25 48,75 286,725 11 23 23 93 1981

24 238 FURKAN ARA Z 12A 19 17 14,75 11 9 8,75 21 3 20,25 7 11 4,25 58 40 48,00 285,213 8 24 24 95 2031

25 0 ESMA AK   28 8 26,00 12 6 10,50 10 2 9,50 4 6 2,50 54 22 48,50 285,190 2 25 25 96 2033

26 270 HİLAL YAĞL 12B 28 7 26,25 10 6 8,50 11 1 10,75 4 5 2,75 53 19 48,25 284,413 3 26 26 98 2067

27 246 ASİYE YÜKSEK 12A 25 12 22,00 8 3 7,25 15 2 14,50 6 7 4,25 54 24 48,00 284,270 9 27 27 99 2076

28 199 SERKAN ŞAHAN 12C 25 12 22,00 17 3 16,25 9 7 7,25 3 2 2,50 54 24 48,00 284,200 12 28 28 100 2078

29 245 EMİN PINAR 12C 25 13 21,75 16 3 15,25 12 4 11,00 53 20 48,00 284,133 13 29 29 101 2080

30 231 HAKAN TÜRKMEN 12A 14 15 10,25 12 6 10,50 23 0 23,00 5 8 3,00 54 29 46,75 281,973 10 30 30 102 2157

31 278 MUKADDES MERVE 12C 26 12 23,00 14 3 13,25 12 4 11,00 52 19 47,25 281,705 14 31 31 103 2172

32 240 HURİ ŞAN SARI 12A 21 9 18,75 11 4 10,00 12 2 11,50 7 8 5,00 51 23 45,25 276,418 11 32 32 108 2374

33 262 ŞEVVAL TURUNÇ 12D 28 12 25,00 15 5 13,75 5 0 5,00 1 3 0,25 49 20 44,00 271,640 1 33 33 112 2594

34 285 NİSANUR DELİCE 12C 28 12 25,00 14 6 12,50 6 4 5,00 2 4 1,00 50 26 43,50 270,160 15 34 34 114 2647

35 247 NİGAR TEPE 12D 29 9 26,75 12 7 10,25 8 9 5,75 1 3 0,25 50 28 43,00 268,393 2 35 35 118 2713

36 255 EMİNE BOLAT 12D 22 17 17,75 13 5 11,75 12 4 11,00 2 2 1,50 49 28 42,00 266,593 3 36 36 120 2773

37 229 ESRA BATTAL 12C 18 15 14,25 14 5 12,75 13 3 12,25 1 0 1,00 46 23 40,25 261,743 16 37 37 126 2987

38 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 23 15 19,25 12 8 10,00 10 3 9,25 2 2 1,50 47 28 40,00 260,358 17 38 38 128 3054

39 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12C 23 16 19,00 13 2 12,50 10 3 9,25 0 3 -0,75 46 24 40,00 260,300 18 39 39 129 3057

40 256 BARIŞ BAĞCI 12C 26 14 22,50 13 7 11,25 7 3 6,25 46 24 40,00 259,875 19 40 40 130 3075

41 250 BETÜL YAMAN 12 23 15 19,25 13 6 11,50 9 1 8,75 45 22 39,50 258,788 2 41 41 131 3112

42 234 EMİNE BYNDR 12A 19 21 13,75 13 7 11,25 15 3 14,25 3 13 -0,25 50 44 39,00 257,983 12 42 42 132 3155

43 274 HİLAL GÜLSEVER 12B 13 11 10,25 8 7 6,25 17 3 16,25 8 9 5,75 46 30 38,50 257,168 4 43 43 133 3188

44 292 NURSENA TURUNÇ 12B 22 15 18,25 10 8 8,00 11 3 10,25 4 8 2,00 47 34 38,50 255,978 5 44 44 137 3252

45 296 RABİA MUSTAFA 12D 23 16 19,00 14 6 12,50 5 2 4,50 2 1 1,75 44 25 37,75 253,605 4 45 45 140 3358

46 230 DİLARA AKKAYA 12B 22 15 18,25 7 9 4,75 13 1 12,75 2 6 0,50 44 31 36,25 249,123 6 46 46 146 3557

47 140 BURCU KURT 12C 22 12 19,00 13 7 11,25 6 1 5,75 41 20 36,00 248,250 20 47 47 147 3592

48 377 FATMA KAPLAN 12B 18 18 13,50 11 3 10,25 10 4 9,00 3 2 2,50 42 27 35,25 246,800 7 48 48 149 3654
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİSONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)52 52 201 6491

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,3 12,3 17,23 10,6 4,9 9,39 10,8 2,9 10,11 3,6 3,8 2,64 45,4 24,0 39,37 254,800

Okul Ortalaması 23,8 12,3 20,69 13,0 4,9 11,80 14,5 2,7 13,79 3,5 3,5 2,67 54,8 23,3 48,95 287,250

KATILIMLAR

49 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 15 14 11,50 6 2 5,50 16 1 15,75 4 8 2,00 41 25 34,75 245,530 13 49 49 150 3700

50 294 NESLİHAN FIRAT 12D 29 9 26,75 8 10 5,50 4 3 3,25 0 2 -0,50 41 24 35,00 244,203 5 50 50 152 3752

51 396 EMİNE DURAN   12 11 9,25 10 5 8,75 14 4 13,00 5 12 2,00 41 32 33,00 240,538 3 51 51 156 3915

52 284 İREM KARADENİZ 12C 20 20 15,00 12 8 10,00 9 10 6,50 41 38 31,50 235,180 21 52 52 161 4123
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİSONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)52 52 201 6491

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,3 12,3 17,23 10,6 4,9 9,39 10,8 2,9 10,11 3,6 3,8 2,64 45,4 24,0 39,37 254,800

Okul Ortalaması 23,8 12,3 20,69 13,0 4,9 11,80 14,5 2,7 13,79 3,5 3,5 2,67 54,8 23,3 48,95 287,250

SINIF:   

KATILIMLAR

1 252 BENGÜ SU AR K   33 6 31,50 17 2 16,50 9 1 8,75 1 0 1,00 60 9 57,75 312,350 1 11 11 61 1184

2 0 ESMA AK   28 8 26,00 12 6 10,50 10 2 9,50 4 6 2,50 54 22 48,50 285,190 2 25 25 96 2033

3 396 EMİNE DURAN   12 11 9,25 10 5 8,75 14 4 13,00 5 12 2,00 41 32 33,00 240,538 3 51 51 156 3915

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİSONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)52 52 201 6491

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,3 12,3 17,23 10,6 4,9 9,39 10,8 2,9 10,11 3,6 3,8 2,64 45,4 24,0 39,37 254,800

Okul Ortalaması 23,8 12,3 20,69 13,0 4,9 11,80 14,5 2,7 13,79 3,5 3,5 2,67 54,8 23,3 48,95 287,250

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 GİZEM İŞAL -M 23 9 20,75 11 1 10,75 12 1 11,75 11 4 10,00 57 15 53,25 300,518 1 17 17 73 1524

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİSONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)52 52 201 6491

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,3 12,3 17,23 10,6 4,9 9,39 10,8 2,9 10,11 3,6 3,8 2,64 45,4 24,0 39,37 254,800

Okul Ortalaması 23,8 12,3 20,69 13,0 4,9 11,80 14,5 2,7 13,79 3,5 3,5 2,67 54,8 23,3 48,95 287,250

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 311 NİSA DİKİLİTAŞ 12 33 6 31,50 14 4 13,00 10 1 9,75 5 6 3,50 62 17 57,75 312,450 1 10 10 60 1180

2 250 BETÜL YAMAN 12 23 15 19,25 13 6 11,50 9 1 8,75 45 22 39,50 258,788 2 41 41 131 3112

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİSONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)52 52 201 6491

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,3 12,3 17,23 10,6 4,9 9,39 10,8 2,9 10,11 3,6 3,8 2,64 45,4 24,0 39,37 254,800

Okul Ortalaması 23,8 12,3 20,69 13,0 4,9 11,80 14,5 2,7 13,79 3,5 3,5 2,67 54,8 23,3 48,95 287,250

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 242 UMUT H 12A 31 9 28,75 16 4 15,00 35 5 33,75 12 8 10,00 94 26 87,50 402,913 1 1 1 4 139

2 280 MELİKE ÇOMRUK 12A 27 10 24,50 17 3 16,25 24 1 23,75 14 4 13,00 82 18 77,50 373,385 2 2 2 13 342

3 281 BİLGE ÖZYIRTICI 12A 28 11 25,25 15 3 14,25 25 0 25,00 13 4 12,00 81 18 76,50 370,228 3 3 3 14 375

4 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 30 6 28,50 14 1 13,75 16 1 15,75 5 3 4,25 65 11 62,25 326,460 4 5 5 42 908

5 235 ALİ KAYA 12A 25 14 21,50 14 6 12,50 23 1 22,75 6 5 4,75 68 26 61,50 325,125 5 6 6 43 937

6 265 MURAT MELİH KIR 12A 26 14 22,50 13 7 11,25 23 3 22,25 5 3 4,25 67 27 60,25 321,200 6 9 9 48 1001

7 225 SEYFİ KIR 12A 22 11 19,25 12 4 11,00 24 2 23,50 58 17 53,75 301,823 7 14 14 69 1471

8 238 FURKAN ARA Z 12A 19 17 14,75 11 9 8,75 21 3 20,25 7 11 4,25 58 40 48,00 285,213 8 24 24 95 2031

9 246 ASİYE YÜKSEK 12A 25 12 22,00 8 3 7,25 15 2 14,50 6 7 4,25 54 24 48,00 284,270 9 27 27 99 2076

10 231 HAKAN TÜRKMEN 12A 14 15 10,25 12 6 10,50 23 0 23,00 5 8 3,00 54 29 46,75 281,973 10 30 30 102 2157

11 240 HURİ ŞAN SARI 12A 21 9 18,75 11 4 10,00 12 2 11,50 7 8 5,00 51 23 45,25 276,418 11 32 32 108 2374

12 234 EMİNE BYNDR 12A 19 21 13,75 13 7 11,25 15 3 14,25 3 13 -0,25 50 44 39,00 257,983 12 42 42 132 3155

13 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 15 14 11,50 6 2 5,50 16 1 15,75 4 8 2,00 41 25 34,75 245,530 13 49 49 150 3700
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12B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİSONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)52 52 201 6491

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,3 12,3 17,23 10,6 4,9 9,39 10,8 2,9 10,11 3,6 3,8 2,64 45,4 24,0 39,37 254,800

Okul Ortalaması 23,8 12,3 20,69 13,0 4,9 11,80 14,5 2,7 13,79 3,5 3,5 2,67 54,8 23,3 48,95 287,250

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 146 MUSTAFA ARI 12B 28 7 26,25 17 3 16,25 14 5 12,75 6 0 6,00 65 15 61,25 323,803 1 7 7 45 950

2 392 H HÜSEYİN CAN 12B 20 13 16,75 16 1 15,75 13 1 12,75 6 4 5,00 55 19 50,25 291,778 2 18 18 84 1818

3 270 HİLAL YAĞL 12B 28 7 26,25 10 6 8,50 11 1 10,75 4 5 2,75 53 19 48,25 284,413 3 26 26 98 2067

4 274 HİLAL GÜLSEVER 12B 13 11 10,25 8 7 6,25 17 3 16,25 8 9 5,75 46 30 38,50 257,168 4 43 43 133 3188

5 292 NURSENA TURUNÇ 12B 22 15 18,25 10 8 8,00 11 3 10,25 4 8 2,00 47 34 38,50 255,978 5 44 44 137 3252

6 230 DİLARA AKKAYA 12B 22 15 18,25 7 9 4,75 13 1 12,75 2 6 0,50 44 31 36,25 249,123 6 46 46 146 3557

7 377 FATMA KAPLAN 12B 18 18 13,50 11 3 10,25 10 4 9,00 3 2 2,50 42 27 35,25 246,800 7 48 48 149 3654

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİSONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)52 52 201 6491

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,3 12,3 17,23 10,6 4,9 9,39 10,8 2,9 10,11 3,6 3,8 2,64 45,4 24,0 39,37 254,800

Okul Ortalaması 23,8 12,3 20,69 13,0 4,9 11,80 14,5 2,7 13,79 3,5 3,5 2,67 54,8 23,3 48,95 287,250

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 233 MUHAMMET ALİ DERELİ12C 26 13 22,75 17 2 16,50 20 1 19,75 6 2 5,50 69 18 64,50 334,053 1 4 4 34 794

2 995 NURCAN ÇOMRUK 12C 28 11 25,25 15 4 14,00 20 0 20,00 2 2 1,50 65 17 60,75 322,243 2 8 8 47 982

3 314 HASAN KLL 12C 24 14 20,50 14 5 12,75 20 3 19,25 5 2 4,50 63 24 57,00 311,655 3 12 12 62 1196

4 220 HACI EYÜP BIYIKLI 12C 16 5 14,75 16 2 15,50 24 2 23,50 56 9 53,75 302,408 4 13 13 67 1449

5 390 YUSUF KARATAŞ 12C 24 13 20,75 18 1 17,75 15 2 14,50 1 1 0,75 58 17 53,75 301,658 5 15 15 70 1482

6 301 BEYZA GÜL YILMAZ 12C 27 9 24,75 17 3 16,25 11 1 10,75 2 0 2,00 57 13 53,75 301,188 6 16 16 71 1500

7 232 EREN İNCE 12C 27 13 23,75 12 8 10,00 15 3 14,25 2 1 1,75 56 25 49,75 289,228 7 19 19 85 1891

8 288 BARIŞ 12C 23 14 19,50 12 7 10,25 20 5 18,75 1 0 1,00 56 26 49,50 288,995 8 20 20 86 1900

9 148 MEHMET FURKAN 12C 23 12 20,00 13 7 11,25 19 3 18,25 55 22 49,50 288,890 9 21 21 87 1904

10 295 CAN KURT 12C 23 16 19,00 13 2 12,50 18 5 16,75 2 4 1,00 56 27 49,25 288,305 10 22 22 89 1922

11 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 23 12 20,00 12 8 10,00 17 3 16,25 3 2 2,50 55 25 48,75 286,725 11 23 23 93 1981

12 199 SERKAN ŞAHAN 12C 25 12 22,00 17 3 16,25 9 7 7,25 3 2 2,50 54 24 48,00 284,200 12 28 28 100 2078

13 245 EMİN PINAR 12C 25 13 21,75 16 3 15,25 12 4 11,00 53 20 48,00 284,133 13 29 29 101 2080

14 278 MUKADDES MERVE 12C 26 12 23,00 14 3 13,25 12 4 11,00 52 19 47,25 281,705 14 31 31 103 2172

15 285 NİSANUR DELİCE 12C 28 12 25,00 14 6 12,50 6 4 5,00 2 4 1,00 50 26 43,50 270,160 15 34 34 114 2647

16 229 ESRA BATTAL 12C 18 15 14,25 14 5 12,75 13 3 12,25 1 0 1,00 46 23 40,25 261,743 16 37 37 126 2987

17 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 23 15 19,25 12 8 10,00 10 3 9,25 2 2 1,50 47 28 40,00 260,358 17 38 38 128 3054

18 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12C 23 16 19,00 13 2 12,50 10 3 9,25 0 3 -0,75 46 24 40,00 260,300 18 39 39 129 3057

19 256 BARIŞ BAĞCI 12C 26 14 22,50 13 7 11,25 7 3 6,25 46 24 40,00 259,875 19 40 40 130 3075

20 140 BURCU KURT 12C 22 12 19,00 13 7 11,25 6 1 5,75 41 20 36,00 248,250 20 47 47 147 3592

21 284 İREM KARADENİZ 12C 20 20 15,00 12 8 10,00 9 10 6,50 41 38 31,50 235,180 21 52 52 161 4123

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12D SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİSONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)52 52 201 6491

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,3 12,3 17,23 10,6 4,9 9,39 10,8 2,9 10,11 3,6 3,8 2,64 45,4 24,0 39,37 254,800

Okul Ortalaması 23,8 12,3 20,69 13,0 4,9 11,80 14,5 2,7 13,79 3,5 3,5 2,67 54,8 23,3 48,95 287,250

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 262 ŞEVVAL TURUNÇ 12D 28 12 25,00 15 5 13,75 5 0 5,00 1 3 0,25 49 20 44,00 271,640 1 33 33 112 2594

2 247 NİGAR TEPE 12D 29 9 26,75 12 7 10,25 8 9 5,75 1 3 0,25 50 28 43,00 268,393 2 35 35 118 2713

3 255 EMİNE BOLAT 12D 22 17 17,75 13 5 11,75 12 4 11,00 2 2 1,50 49 28 42,00 266,593 3 36 36 120 2773

4 296 RABİA MUSTAFA 12D 23 16 19,00 14 6 12,50 5 2 4,50 2 1 1,75 44 25 37,75 253,605 4 45 45 140 3358

5 294 NESLİHAN FIRAT 12D 29 9 26,75 8 10 5,50 4 3 3,25 0 2 -0,50 41 24 35,00 244,203 5 50 50 152 3752

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENGÜ SU AR K 252   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,350 254,800 1 11 11 61 1184

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 3 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 22,25 20,69 17,23

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,75 2,14 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,92 11,80 9,39

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 10,08 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,74 0,75

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 10,42 13,79 10,11

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,42 0,85 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 0,83 0,48

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,83 2,67 2,64

Toplam: 120 60 9 57,75 48 46,42 48,95 39,35

TYT Türkçe DeCADDBCDE EDAbBCCBdADDdEDAEABCDCEcBDCAc

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDEBAE DCBCCBBaAAEeD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik B CE   AC B   C b      C     C          

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen                  C  

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE DURAN 396   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,538 254,800 3 51 51 156 3915

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 3 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 11 9,25 23 22,25 20,69 17,23

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,17 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,75 2,14 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,92 11,80 9,39

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 10,08 13,05 9,36

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,33 0,74 0,75

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 10,42 13,79 10,11

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,42 0,85 0,85

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,08 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,83 0,48

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 1,83 2,67 2,64

Toplam: 120 41 32 33,00 28 46,42 48,95 39,35

TYT Türkçe CADB  DD a adCCc a b dbDdd      D    AcE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal    aA EBe aCCBeDAAEd

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBCCA a Bb C  BC  De c  CE C        B   

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen DdCdbcdC a  EaebcceC

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 6 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA AK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,190 254,800 2 25 25 96 2033

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 3 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 22,25 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,75 2,14 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,00 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,92 11,80 9,39

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 10,08 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,74 0,75

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 10,42 13,79 10,11

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,42 0,85 0,85

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,08 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,33 0,83 0,48

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,83 2,67 2,64

Toplam: 120 54 22 48,50 40 46,42 48,95 39,35

TYT Türkçe D CcD eCDEcEaADBCCacADDCEDbE BCDCED DCAc

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDEdAEeDbBaCBB  AbeD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik B CE   Ae B  BC        Cc  E C          

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen  Ce b      EcCbe e D

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM İŞAL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,518 254,800 1 17 17 73 1524

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 1 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 20,75 20,69 17,23

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,00 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,00 2,14 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 10,75 11,80 9,39

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 9,75 13,05 9,36

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,00 0,74 0,75

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 11,75 13,79 10,11

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,50 0,85 0,85

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,50 1,00 1,31

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,00 0,83 0,48

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 10,00 2,67 2,64

Toplam: 120 57 15 53,25 44 53,25 48,95 39,35

TYT Türkçe CADceCDDE AcBCC D dDDCE  b b CBCD eDabEE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal     A  B  DCCBBDAAbB

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBCCAA  B  aB  C   B             B D    

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen eBC C eCDDdBEaB  D C

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL YAMAN 250 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,788 254,800 2 41 41 131 3112

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 2 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 25,38 20,69 17,23

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,00 2,14 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,25 11,80 9,39

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 9,25 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,74 0,75

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 9,25 13,79 10,11

Toplam: 120 45 22 39,50 33 48,62 48,95 39,35

TYT Türkçe DaedcDBCDc ED DcCCadbDDCccAaABCDCEedDCAa

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CadBAE DbdCCBBDcAEeD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BC E   AC     CC c     C     C          

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA DİKİLİTAŞ 311 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,450 254,800 1 10 10 60 1180

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 2 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,38 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,00 2,14 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,25 11,80 9,39

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 9,25 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,74 0,75

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 9,25 13,79 10,11

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,25 0,85 0,85

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,75 1,00 1,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,75 0,83 0,48

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 1,75 2,67 2,64

Toplam: 120 62 17 57,75 48 48,62 48,95 39,35

TYT Türkçe DBCADDaC EAcaAbBCCBAAbDCEDAEABeDCEDBDCAE

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDbBAce  BCCBBDAAEeD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCE   A  B   C    d   C   E C          

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen B e b  D   Eca BCac 

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KAYA 235 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,125 254,800 5 6 6 43 937

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 13 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 20,10 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,31 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 2,14 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,33 11,80 9,39

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 18,87 13,05 9,36

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,60 0,74 0,75

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 20,46 13,79 10,11

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,67 0,85 0,85

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,81 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,63 0,83 0,48

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 5,12 2,67 2,64

Toplam: 120 68 26 61,50 51 57,00 48,95 39,35

TYT Türkçe DBCADcdaDbcEbAecdCBddeDCEDAE BCDCEDBDbAa

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDdBAEcDCdeCBBeAAEdD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCE CDACBBb BCCDDBBD  CB  E C    D     

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen B e aA D C Ecb  aC  

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYE YÜKSEK 246 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,270 254,800 9 27 27 99 2076

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 13 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 20,10 20,69 17,23

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,31 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,94 2,14 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,52 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 11,33 11,80 9,39

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 18,87 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,60 0,74 0,75

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 20,46 13,79 10,11

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,67 0,85 0,85

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,81 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,63 0,83 0,48

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 5,12 2,67 2,64

Toplam: 120 54 24 48,00 40 57,00 48,95 39,35

TYT Türkçe D ebDeaCDbAE AacCCBAbDDCEDAd BCDCEeeDCAa

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal      E   da BBDAAEaD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCEA eAbBBE BCCD BB                    

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen BdDCDe e e Ede e C  

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE ÖZYIRTICI 281 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,228 254,800 3 3 3 14 375

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 13 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 20,10 20,69 17,23

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,31 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,94 2,14 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,33 11,80 9,39

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 18,87 13,05 9,36

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,60 0,74 0,75

TYT Matematik 40 25 0 25,00 63 20,46 13,79 10,11

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,67 0,85 0,85

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,81 1,00 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,63 0,83 0,48

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 5,12 2,67 2,64

Toplam: 120 81 18 76,50 64 57,00 48,95 39,35

TYT Türkçe CcDBaCDDEaAbBCCcDE eaCEDAdAbECBCDeaDCAEE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal   CDAAEBDCcCCaBDAAEe

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBCCAACDBE CBDBC DDBB B CE C    DB      

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen eBd C  CDDABEbBAEcCC

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BYNDR 234 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,983 254,800 12 42 42 132 3155

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 13 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 20,10 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,31 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 2,14 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,52 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,33 11,80 9,39

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 18,87 13,05 9,36

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,60 0,74 0,75

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 20,46 13,79 10,11

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,67 0,85 0,85

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,81 1,00 1,31

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,63 0,83 0,48

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1 5,12 2,67 2,64

Toplam: 120 50 44 39,00 33 57,00 48,95 39,35

TYT Türkçe beeeDaedbcdcDcbcCCeAbDDCEDcdABCDCEbBbCAa

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDEBeEbcCBbCBacAAdBD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCEdC AeBBE BC  D     C  cE      D     

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen BCebaddc acE ae ee b

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ARA Z 238 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,213 254,800 8 24 24 95 2031

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 13 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 20,10 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,31 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 2,14 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,52 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,56 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 11,33 11,80 9,39

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 18,87 13,05 9,36

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,60 0,74 0,75

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 20,46 13,79 10,11

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,67 0,85 0,85

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,81 1,00 1,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,63 0,83 0,48

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 5,12 2,67 2,64

Toplam: 120 58 40 48,00 40 57,00 48,95 39,35

TYT Türkçe CcaBBCDbaeAbcCeBDbdeDCbDdAAcEd CDDcDa   

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal cBCDAebBcCaeCBeDAAbe

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBCCA C BbaCBDBCCD BBB  CE     cDB      

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen eB dbaAeDDdcEbdeEc C

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN TÜRKMEN 231 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,973 254,800 10 30 30 102 2157

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 13 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 20,10 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,31 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,94 2,14 1,60

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,52 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,56 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,33 11,80 9,39

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 18,87 13,05 9,36

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,60 0,74 0,75

TYT Matematik 40 23 0 23,00 58 20,46 13,79 10,11

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,67 0,85 0,85

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,81 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,63 0,83 0,48

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 5,12 2,67 2,64

Toplam: 120 54 29 46,75 39 57,00 48,95 39,35

TYT Türkçe e c   DDEabb CCc bcD CbDd  bdCBCDDdcC  b

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal EBCDeebdD DCC BDAAbe

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBCCAAC BE C D CCDDBBB  CE C    DB      

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen eBCee Aa a cEa  c  C

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HURİ ŞAN SARI 240 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,418 254,800 11 32 32 108 2374

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 13 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 20,10 20,69 17,23

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,31 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,94 2,14 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,52 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,33 11,80 9,39

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 18,87 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,60 0,74 0,75

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 20,46 13,79 10,11

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,67 0,85 0,85

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,81 1,00 1,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,63 0,83 0,48

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 5,12 2,67 2,64

Toplam: 120 51 23 45,25 38 57,00 48,95 39,35

TYT Türkçe e   dCDDE bD CC Dcd DCEDAb AEC  DecDCAaE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal cBCDc Ed    CBBDAAEa

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBCaA   Bb CB  C  D  B  CE              

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen  BdACcde DddE   EceC

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇOMRUK 280 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,385 254,800 2 2 2 13 342

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 13 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 20,10 20,69 17,23

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,31 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,94 2,14 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,33 11,80 9,39

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 18,87 13,05 9,36

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,60 0,74 0,75

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 20,46 13,79 10,11

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,67 0,85 0,85

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,81 1,00 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,63 0,83 0,48

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 5,12 2,67 2,64

Toplam: 120 82 18 77,50 65 57,00 48,95 39,35

TYT Türkçe D CcDDaCD  EaAbBCCcAdeDCEDbEABCDCEeaDCAE

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDEBAEADCBCCaBcAAEeD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCEACDACBBE BC DDBBD  C   E C    DB  d 

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen BCe cA DdCDEBbABCCED

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT MELİH KIR 265 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,200 254,800 6 9 9 48 1001

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 13 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 20,10 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,31 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 2,14 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,52 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,33 11,80 9,39

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 18,87 13,05 9,36

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,60 0,74 0,75

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 20,46 13,79 10,11

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,67 0,85 0,85

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,81 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,63 0,83 0,48

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 5,12 2,67 2,64

Toplam: 120 67 27 60,25 50 57,00 48,95 39,35

TYT Türkçe DeCADDcaDacEeAbcCCBddeDCEDAEdBCDCEDBDbAa

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDdBAEADddeCBeeAAEBe

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCE CDACBBb BCbDDBBDeACB  E C    D     

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen B e  A c   E C  aC  

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYFİ KIR 225 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,823 254,800 7 14 14 69 1471

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 13 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 20,10 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,31 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,94 2,14 1,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,52 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,56 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,33 11,80 9,39

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,87 13,05 9,36

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,60 0,74 0,75

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 20,46 13,79 10,11

Toplam: 120 58 17 53,75 45 57,00 48,95 39,35

TYT Türkçe DeCADDa   ca AbdCCBdde  EDAE BCDCEDBDbAa

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDdBAEc  deCB  AAEBD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCEACDACBBb BCCDDBaD  CB EE C    D     

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 6 3 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NUR KAPLAN 257 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,530 254,800 13 49 49 150 3700

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 13 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 20,10 20,69 17,23

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,31 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,94 2,14 1,60

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,52 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 11,33 11,80 9,39

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 18,87 13,05 9,36

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,60 0,74 0,75

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 20,46 13,79 10,11

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,67 0,85 0,85

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,81 1,00 1,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,63 0,83 0,48

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 5,12 2,67 2,64

Toplam: 120 41 25 34,75 29 57,00 48,95 39,35

TYT Türkçe eAbaa eDc  eBCaB cca CEDdA     CDeaDCAE 

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal     A b       BbAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBCCA C B     BC       cCE C E  D  DB   

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen eB ed e  a  Ebc  DeC

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 1 0 17
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT H 242 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,913 254,800 1 1 1 4 139

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 13 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,10 20,69 17,23

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,31 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 2,14 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,52 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,56 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,33 11,80 9,39

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,87 13,05 9,36

Geometri 10 7 3 6,25 63 1,60 0,74 0,75

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 20,46 13,79 10,11

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,67 0,85 0,85

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,81 1,00 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,63 0,83 0,48

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 5,12 2,67 2,64

Toplam: 120 94 26 87,50 73 57,00 48,95 39,35

TYT Türkçe eeDcaCDDEDAaBCCBDEcDDCEDdAcAECBCDDdDCAEE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal EBCDAdEdDCDCCBBDdAEe

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCcddcDBEDBdCA

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen eBCACaeCDDdBdaBdEcCC

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN KARAGÖZ 182 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,460 254,800 4 5 5 42 908

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 13 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 20,10 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,31 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,94 2,14 1,60

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,52 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 11,33 11,80 9,39

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 18,87 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,60 0,74 0,75

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 20,46 13,79 10,11

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,67 0,85 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,81 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,63 0,83 0,48

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 5,12 2,67 2,64

Toplam: 120 65 11 62,25 52 57,00 48,95 39,35

TYT Türkçe CeDBB DDED eBCCB  ADDdEDAAAAECcCDDBDbAaE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal EBCD  EB  DCC BDAAEe

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBCCA C B  CaDBC  D  B  CE C            

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen eBC   c     EC   b C

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA AKKAYA 230 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,123 254,800 6 46 46 146 3557

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 7 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 18,50 20,69 17,23

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,11 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 2,14 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,68 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,86 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 9,96 11,80 9,39

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 11,79 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,74 0,75

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 12,07 13,79 10,11

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,14 0,85 0,85

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,39 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,96 0,83 0,48

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 3,50 2,67 2,64

Toplam: 120 44 31 36,25 30 44,04 48,95 39,35

TYT Türkçe DcCAbcBbDEdEebDcCC db DdbDbEb CDCEDeDCAE

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDcBbd   cC aBcAAbea

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCE C AC B   C  D     aB  E C          

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen        c e EcaeB   c

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KAPLAN 377 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,800 254,800 7 48 48 149 3654

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 7 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 18,50 20,69 17,23

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,11 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 2,14 1,60

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,68 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,86 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,96 11,80 9,39

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 11,79 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,74 0,75

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 12,07 13,79 10,11

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,14 0,85 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,39 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,96 0,83 0,48

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,50 2,67 2,64

Toplam: 120 42 27 35,25 29 44,04 48,95 39,35

TYT Türkçe eeDBa DDce bcCCB  cDDdbDbdbAdCBCDaeDaAEd

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal EBCDA EB b   B DAAbe

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EeCCA   B  C  eC   eBc  C  C            

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen e    D      Ed     C

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
H HÜSEYİN CAN 392 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,778 254,800 2 18 18 84 1818

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 7 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 18,50 20,69 17,23

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,11 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,32 2,14 1,60

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,68 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,86 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 9,96 11,80 9,39

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 11,79 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,74 0,75

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 12,07 13,79 10,11

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,14 0,85 0,85

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,39 1,00 1,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,96 0,83 0,48

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 3,50 2,67 2,64

Toplam: 120 55 19 50,25 42 44,04 48,95 39,35

TYT Türkçe CcDea DD   bcCea E eDCaDcA AECBCDecDCdEE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal EBCDAAEB   CCBBDAAEe

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBCCA C B  CdD          CE C E          

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen D C Caca    Ea   D C

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL GÜLSEVER 274 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,168 254,800 4 43 43 133 3188

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 7 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 11 10,25 26 18,50 20,69 17,23

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,11 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,32 2,14 1,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,68 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,86 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,96 11,80 9,39

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 11,79 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,74 0,75

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 12,07 13,79 10,11

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,14 0,85 0,85

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,39 1,00 1,31

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,96 0,83 0,48

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 3,50 2,67 2,64

Toplam: 120 46 30 38,50 32 44,04 48,95 39,35

TYT Türkçe DdC DD CD cEabacC  AcaDCb ba   DC       

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDEBAbeeed     AAbeD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik B a AC ACBB EBCbD BBD  CB aE            

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen e  aD dDACDEcbbedCEb

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YAĞL 270 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,413 254,800 3 26 26 98 2067

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 7 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 18,50 20,69 17,23

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,11 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,32 2,14 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,68 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,86 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,96 11,80 9,39

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 11,79 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,74 0,75

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 12,07 13,79 10,11

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,14 0,85 0,85

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,39 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,96 0,83 0,48

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 3,50 2,67 2,64

Toplam: 120 53 19 48,25 40 44,04 48,95 39,35

TYT Türkçe C DBa DDEe DBCCe  dDDCEDAddAECBCDDaDCAEE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal dBCDb Ed  aCC aDAAbB

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBCCA C Bb C         B  CE              

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen e    D    A Eac  cCb

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ARI 146 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,803 254,800 1 7 7 45 950

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 7 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 18,50 20,69 17,23

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,11 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,32 2,14 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,68 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,86 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,96 11,80 9,39

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 11,79 13,05 9,36

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,29 0,74 0,75

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 12,07 13,79 10,11

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,14 0,85 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,39 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,96 0,83 0,48

TYT Fen 20 6 0 6,00 30 3,50 2,67 2,64

Toplam: 120 65 15 61,25 51 44,04 48,95 39,35

TYT Türkçe DeCADDab  cEDAbBCCBAADDdEDAE  CDC DeDCAE

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDEBAEeDCBdCBBDAAEeD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BeCEeC   BBb BCCDD ae      E C     B    

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen BCD  A     E     C  

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TURUNÇ 292 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,978 254,800 5 44 44 137 3252

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 7 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 18,50 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,11 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 2,14 1,60

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,68 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,86 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,96 11,80 9,39

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 11,79 13,05 9,36

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,29 0,74 0,75

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 12,07 13,79 10,11

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,14 0,85 0,85

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,39 1,00 1,31

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,96 0,83 0,48

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 3,50 2,67 2,64

Toplam: 120 47 34 38,50 32 44,04 48,95 39,35

TYT Türkçe DcbbDaabD AcaAaBC BAdDDCEDeEc CDCEDeDCea

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDdBAE D ceCdeaAAdcD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCE e Ae B  BC        Cc  E   B        

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen      e c e EeCdeCCbb

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ 288 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,995 254,800 8 20 20 86 1900

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 13,12 13,79 10,11

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,54 0,85 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,36 1,00 1,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,83 0,48

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,23 2,67 2,64

Toplam: 120 56 26 49,50 41 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe CceBB DDEebbcCCB  dbDCbDdAcAECBCDeBaCbEE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal EBCae EdcCDCCdBDAAbe

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBCCAAacBb C DBCC DBa BACE C a  D       

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen   C                 

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BAĞCI 256 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,875 254,800 19 40 40 130 3075

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 13,12 13,79 10,11

Toplam: 120 46 24 40,00 33 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe DcCcDDadDdAEbAeBCCaAdDDCbDAEABCDCEceDbAc

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CaEBAEeDCdCCBaDdAbeD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik eCCd   AC     C        Cc    C          

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA GÜL YILMAZ 301 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,188 254,800 6 16 16 71 1500

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 4 0 4,00 40 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 13,12 13,79 10,11

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,54 0,85 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,36 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 0,83 0,48

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,23 2,67 2,64

Toplam: 120 57 13 53,75 45 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe DBCADbaC  dE  ecCCBddDDCEDAEABCDCEeeDCAE

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDdBAcADCBCCBBDAAEeD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik B CE   AC  b  C            E      DBEA  

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen              C  C   

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU KURT 140 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,250 254,800 20 47 47 147 3592

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 13,12 13,79 10,11

Toplam: 120 41 20 36,00 30 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe CADcaCDDc  Ddd B   eDCbcAbAbECBCDcBDaAEE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal EaCDbAcdDCaeCBaDAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EB C    d      C        C        B      

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KURT 295 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,305 254,800 10 22 22 89 1922

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 13,12 13,79 10,11

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,54 0,85 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,36 1,00 1,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,33 0,83 0,48

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,23 2,67 2,64

Toplam: 120 56 27 49,25 41 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe DeCADDaeD cEDbeddCBdbDDCEbAccBCDCEeecCAE

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDEBAEdDeB     AAEBD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BeaE CDACBB  BCCeDBaDB C  dE C          

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen B  ba    a E     a  

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN PINAR 245 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,133 254,800 13 29 29 101 2080

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 13,12 13,79 10,11

Toplam: 120 53 20 48,00 40 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe CbDedCDDEaAeeCCB  cbDCbDdbAAbCBCDDaDCAEE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal EBCDAAcBDCDbC BDAAEe

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBCCAe DB  CBcBCaD  e                   

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN İNCE 232 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,228 254,800 7 19 19 85 1891

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 13,12 13,79 10,11

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,54 0,85 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,36 1,00 1,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,83 0,48

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,23 2,67 2,64

Toplam: 120 56 25 49,75 41 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe CdDBcbDDEbAbcCCBDEdDDdEDdbAAECBCDeBaCAbE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal EBCaAAEdDeeeaBBDAAbe

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBCCAA cd  C   CC D aBB CE C            

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen Dd           C      

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA BATTAL 229 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,743 254,800 16 37 37 126 2987

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 13,12 13,79 10,11

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,54 0,85 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,36 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 0,83 0,48

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,23 2,67 2,64

Toplam: 120 46 23 40,25 34 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe DaecDed  dbEbbeaCCBdc DCE Ad BCDCEbBDC  

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDbBAEdD daCBBcAAEBD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCE CeAC Bb BC        Cc  E C          

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen                  C  

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACI EYÜP BIYIKLI 220 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,408 254,800 4 13 13 67 1449

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 5 14,75 37 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 5 1 4,75 48 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 13,12 13,79 10,11

Toplam: 120 56 9 53,75 45 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe CADea DD   Ddd B     CEb AAA CBCD       

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal EBCDA EB CeCCBBDAAEe

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBCCAAC BE CBDBC DDBa   CE    CdD E B  A

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KLL 314 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,655 254,800 3 12 12 62 1196

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 13,12 13,79 10,11

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,54 0,85 0,85

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,36 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 0,83 0,48

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 1,23 2,67 2,64

Toplam: 120 63 24 57,00 48 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe DeCADDa D cEDbeddCBdbDDCEDAccBCDCEeecCAE

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDEBcEAbCB CBacAAEeD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCE CDACBB  BCCeDBaDB C  dE C          

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen BC b   c C E     C  

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARADENİZ 284 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,180 254,800 21 52 52 161 4123

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 9 10 6,50 22 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16 13,12 13,79 10,11

Toplam: 120 41 38 31,50 26 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe eccaadbDEaAedCaBDEcDDCEcdAeAECeCDedDCccE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal dBeDAecBDacCCBBDAAbc

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik bBCCe bbBEcCe Bb a Bac  C               

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET FURKAN 148 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,890 254,800 9 21 21 87 1904

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 13,12 13,79 10,11

Toplam: 120 55 22 49,50 41 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe DeCeDDa   Ab  bcCCBdbDDdEDAEABCDCEeBaCAb

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal baEBAEADedeaBBeAAEBD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCEAacAC B  BCCDDBa BAC   E C          

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ALİ DERELİ 233 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,053 254,800 1 4 4 34 794

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 13,12 13,79 10,11

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,54 0,85 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,36 1,00 1,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,33 0,83 0,48

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 1,23 2,67 2,64

Toplam: 120 69 18 64,50 54 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe DeCADDcCD cdbbacCCadbDDCEDAEABCDCEecDCAE

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDEBAE DdBCCBBDAAEeD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCEAC ACdB  BCCDDBB B C   E C          

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen BCc  A     E d B C  

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUKADDES MERVE 278 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,705 254,800 14 31 31 103 2172

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 13,12 13,79 10,11

Toplam: 120 52 19 47,25 39 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe eBCcDDaCDE Ea baCCBdbDDCEDAEbBCDCEDdaaAE

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDdBAEec  CCBB AAEBD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCE C AC cE BC    a   Ca  E a          

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ORÇAN 201 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,725 254,800 11 23 23 93 1981

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 13,12 13,79 10,11

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,54 0,85 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,36 1,00 1,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,83 0,48

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,23 2,67 2,64

Toplam: 120 55 25 48,75 41 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe DeCeDDa    E bbcCCBdbDDdEDAEABCDCEeBaCAb

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CaEBAEADedeaBBeAAbeD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCEA cAC d   CCDDd  BACB  E C          

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen BCD  ed             

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR DELİCE 285 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,160 254,800 15 34 34 114 2647

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 13,12 13,79 10,11

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,54 0,85 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,36 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,33 0,83 0,48

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,23 2,67 2,64

Toplam: 120 50 26 43,50 36 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe DBCADDeCDEbEbAbcCCBAADDCbDAdbBdDCEadDbAE

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CaEBAEeDeBCCBaDAAbeD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCd   A  B   e        bc  E            

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen ea         E b   Ca 

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN ÇOMRUK 995 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,243 254,800 2 8 8 47 982

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 13,12 13,79 10,11

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,54 0,85 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,36 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 0,83 0,48

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,23 2,67 2,64

Toplam: 120 65 17 60,75 51 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe DBCADDBCDEddbbDcCCBddDDCEDba BCDCEeeDCAE

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDEBAEdDCBeCBa AAEeD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCE C ACBBE BCCDD     CB  E     ED     

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen dCe                D

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN ŞAHAN 199 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,200 254,800 12 28 28 100 2078

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 13,12 13,79 10,11

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,54 0,85 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,36 1,00 1,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,83 0,48

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,23 2,67 2,64

Toplam: 120 54 24 48,00 40 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe CdDeaCDcEaAb CCBD bbDCbDd AAbCBCDDaDCAEE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal EBCDAAEBDCDdCBaDAAEe

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBbCA CDBb Cdc Cb    cc                 

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen b C e A     E       

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ OKUMUŞ 327 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,300 254,800 18 39 39 129 3057

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 13,12 13,79 10,11

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,54 0,85 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,36 1,00 1,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,33 0,83 0,48

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,23 2,67 2,64

Toplam: 120 46 24 40,00 33 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe eBCebDae abEbAbBCCeAdDDdEDAdABCeCEDBDaAa

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDEBAEAcCB     AAEeD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik BCCEd  ACB   dCe   B   C                

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen       d      a   e  

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMERYA OKUMUŞ 249 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,358 254,800 17 38 38 128 3054

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 13,12 13,79 10,11

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,54 0,85 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,36 1,00 1,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,83 0,48

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,23 2,67 2,64

Toplam: 120 47 28 40,00 33 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe CADBc DDEadDeCCe aAcDCEeedAAcCBCDbeaCAaE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal aBCeAdEdeCcCaaBDAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBCCAb  B  C   C     d  CEa             

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen  eC         Ed      

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARATAŞ 390 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,658 254,800 5 15 15 70 1482

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 21 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 20,56 20,69 17,23

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,14 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,61 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,94 11,80 9,39

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 12,51 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 0,74 0,75

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 13,12 13,79 10,11

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,54 0,85 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,36 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,33 0,83 0,48

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,23 2,67 2,64

Toplam: 120 58 17 53,75 45 47,85 48,95 39,35

TYT Türkçe CcDBabDDd ADeCCBD  DDCEDddbAECBCDDaabbEc

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal EBCDA EBDeDCCBBDAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBC AAC d  C D CC  BBaB C  C            

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen                   Ce

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BOLAT 255 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,593 254,800 3 36 36 120 2773

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 5 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 23,05 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,50 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 2,14 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,80 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,50 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,75 11,80 9,39

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 5,90 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,74 0,75

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 5,90 13,79 10,11

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,85 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,40 1,00 1,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,50 0,83 0,48

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,65 2,67 2,64

Toplam: 120 49 28 42,00 35 40,35 48,95 39,35

TYT Türkçe CeDBe DDEbAecCCeDacDDdEDdbcbECBCDeeDbcEE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal EdCDA Ed CcCCBaDAAEe

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EBCCA   B  C  eCbaD  B  CE   d          

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen  d          E    c C

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN FIRAT 294 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,203 254,800 5 50 50 152 3752

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 5 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,05 20,69 17,23

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,50 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,95 2,14 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,80 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,50 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 10,75 11,80 9,39

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 5,90 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,74 0,75

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 5,90 13,79 10,11

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,85 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,40 1,00 1,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,50 0,83 0,48

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,65 2,67 2,64

Toplam: 120 41 24 35,00 29 40,35 48,95 39,35

TYT Türkçe CADBeCDDEabDBCCeDE DDdbDAb AECBCDDeDCbEE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal cdCDebbeD  CCdBDbAbe

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik     AA     a   C     a  C  d            

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen      a       d      

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİGAR TEPE 247 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,393 254,800 2 35 35 118 2713

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 5 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,05 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,50 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 2,14 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,80 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,50 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,75 11,80 9,39

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 5,90 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,74 0,75

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 5,90 13,79 10,11

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,85 0,85

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,40 1,00 1,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,50 0,83 0,48

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,65 2,67 2,64

Toplam: 120 50 28 43,00 36 40,35 48,95 39,35

TYT Türkçe CcDeBCDDEDADBCC D ADDCbDAbcAECBdDceDCAEa

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal EBCaA cBDCDeCaBDdAbe

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik EeCCAea cb Cc BeC D     a  b            

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen   a      c  Ed      

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA MUSTAFA 296 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,605 254,800 4 45 45 140 3358

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 5 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 23,05 20,69 17,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,50 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,95 2,14 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,80 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,75 11,80 9,39

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 5,90 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,74 0,75

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 5,90 13,79 10,11

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,25 0,85 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,40 1,00 1,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,50 0,83 0,48

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,65 2,67 2,64

Toplam: 120 44 25 37,75 31 40,35 48,95 39,35

TYT Türkçe ecDBeCeDcadDadCBDEAbDCbbAc bECBCDeBDCAcE

Cevap Anahtarı B CADBBCDDEDADBCCBDEADDCEDAAAAECBCDDBDCAEE

TYT Sosyal cBCDAAEBbbcCCBBDAAda

Cevap Anahtarı B EBCDAAEBDCDCCBBDAAEB

TYT Matematik  Be     B      C        dE C            

Cevap Anahtarı B EBCCAACDBEECBDBCCDDBBBBACEDCAECEDBEDBACA

TYT Fen                  cCC

Cevap Anahtarı B DBCACDACDDABECBAEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 6. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL TURUNÇ 262 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,640 254,800 1 33 33 112 2594

Puanı Hesaplanan: 52 52 200 6316

Katılımlar: 5 52 52 201 6491

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,05 20,69 17,23

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,50 3,62 2,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,95 2,14 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,80 2,64 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,50 3,39 2,77

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,75 11,80 9,39

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 5,90 13,05 9,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,74 0,75

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 5,90 13,79 10,11

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,25 0,85 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,40 1,00 1,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,50 0,83 0,48

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,65 2,67 2,64

Toplam: 120 49 20 44,00 37 40,35 48,95 39,35

TYT Türkçe DBCAbDaaDEcEDbbBCCBAAbDdEDAdbBCDCEeBDbAE

Cevap Anahtarı A DBCADDBCDEAEDADBCCBAADDCEDAEABCDCEDBDCAE

TYT Sosyal CDEBAcdDCBCCBeeAeEBD

Cevap Anahtarı A CDEBAEADCBCCBBDAAEBD

TYT Matematik B  E   A  B            C                

Cevap Anahtarı A BCCEACDACBBEEBCCDDBBDBACBAEEDCDBCEDBEAAC

TYT Fen e c        E a      

Cevap Anahtarı A BCDCDAADACDEBCABCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
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