
OKUL NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU7.SINIF 4.DENEME İOKBS 19 19 19 143

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 12 2,59 4 6 2,25 4 7 1,54 4 5 2,55 19 30 8,93 144,940

Okul Ortalaması 15 4 13,81 8 4 6,26 10 6 7,84 13 5 11,65 46 19 39,56 297,880

KATILIMLAR

1 509 HACER ZOR 19 1 18,67 18 0 18,00 14 4 12,67 17 3 16,00 68 8 65,34 428,296 1 1 1 1 3
% 2,10

2 517 LEYLA AÇIKGÖZ 19 1 18,67 11 4 9,67 15 0 15,00 16 2 15,33 61 7 58,67 392,129 2 2 2 2 4
% 2,80

3 507 EMİNE HOPUR 20 0 20,00 13 4 11,67 13 3 12,00 14 2 13,33 60 9 57,00 385,077 3 3 3 3 5
% 3,50

4 520 ZEYNEP DUT 18 2 17,33 11 3 10,00 13 2 12,33 18 2 17,33 60 9 56,99 385,036 4 4 4 4 6
% 4,20

5 525 ZEHRA KAYA A 18 2 17,33 12 4 10,67 14 3 13,00 17 3 16,00 61 12 57,00 384,804 1 5 5 5 7
% 4,90

6 0 FATIMA  SÜT 14 6 12,00 16 3 15,00 11 6 9,00 15 5 13,33 56 20 49,33 348,567 5 6 6 6 8
% 5,59

7 511 İKRA NAR 16 4 14,67 12 2 11,33 7 3 6,00 8 1 7,67 43 10 39,67 299,769 6 7 7 7 15
% 10

8 0 KÜBRA OKUMUŞ 16 3 15,00 5 6 3,00 13 5 11,33 12 5 10,33 46 19 39,66 296,276 7 8 8 8 16
% 11

9 533 ELİF * DGN 16 4 14,67 8 11 4,33 11 8 8,33 14 6 12,00 49 29 39,33 296,160 8 9 9 9 17
% 12

10 519 NAZLI YÜKSEK 17 3 16,00 13 5 11,33 14 6 12,00 44 14 39,33 294,103 9 10 10 10 19
% 13

11 505 EMİNE GÜL 16 2 15,33 2 4 0,67 8 7 5,67 17 2 16,33 43 15 38,00 290,072 10 11 11 11 20
% 14

12 513 İREM KARA 17 3 16,00 8 4 6,67 7 6 5,00 12 6 10,00 44 19 37,67 289,302 11 12 12 12 21
% 15

13 526 AHSEN GÜNEŞ 14 6 12,00 8 10 4,67 6 10 2,67 15 5 13,33 43 31 32,67 265,037 12 13 13 13 23
% 16

14 0 AYŞENUR SENA FISTIK 14 6 12,00 2 2 1,33 9 7 6,67 10 3 9,00 35 18 29,00 244,028 13 14 14 14 26
% 18

15 521 NİLÜFER TAŞ 12 8 9,33 5 4 3,67 5 9 2,00 14 3 13,00 36 24 28,00 241,664 14 15 15 15 27
% 19

16 515 KÜBRANU ÇOMAK 13 5 11,33 3 3 2,00 8 8 5,33 12 7 9,67 36 23 28,33 241,393 15 16 16 16 28
% 20

17 502 ELİF SUDE GÜL 11 9 8,00 3 0 3,00 9 8 6,33 12 7 9,67 35 24 27,00 234,610 16 17 17 17 29
% 20

18 0 CEMİLE NİSA HOPURA 11 7 8,67 5 4 3,67 5 9 2,00 4 7 1,67 25 27 16,01 180,350 2 18 18 18 30
% 21

19 522 TESNİM ŞEHADİ 9 11 5,33 3 10 -0,33 6 11 2,33 9 11 5,33 27 43 12,66 163,060 17 19 19 19 31
% 22
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