
OKUL NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU6.SINIF 5.DENEME İOKBS 55 55 55 55

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,93 10 4 8,25 9 8 6,53 13 6 10,88 44 23 36,59 283,850

Okul Ortalaması 13 6 10,93 10 4 8,25 9 8 6,53 13 6 10,88 44 23 36,59 283,850

KATILIMLAR

1 602 ZEKİYE İFFET AKBABAA 20 0 20,00 20 0 20,00 13 5 11,33 17 1 16,67 70 6 68,00 442,638 1 1 1 1 1
% 1,82

2 0 MAHİR ERSARAN C 18 2 17,33 15 4 13,67 15 4 13,67 18 2 17,33 66 12 62,00 410,425 1 2 2 2 2
% 3,64

3 684 CEYHUN GÜNEŞ D 14 6 12,00 17 3 16,00 15 5 13,33 19 1 18,67 65 15 60,00 401,240 1 3 3 3 3
% 5,45

4 604 MELEK SU GÜLSEVERA 17 3 16,00 17 1 16,67 14 3 13,00 15 5 13,33 63 12 59,00 395,893 2 4 4 4 4
% 7,27

5 665 ÖMER AKKAR C 14 4 12,67 19 1 18,67 15 4 13,67 15 5 13,33 63 14 58,34 392,793 2 5 5 5 5
% 9,09

6 657 TAK ATAKAN C 18 2 17,33 16 2 15,33 13 6 11,00 12 4 10,67 59 14 54,33 372,638 3 6 6 6 6
% 11

7 0 MEHMET ALİ  DOĞANC 18 2 17,33 13 7 10,67 12 8 9,33 17 3 16,00 60 20 53,33 367,751 4 7 7 7 7
% 13

8 0 ELİF NİSA KÖSE A 17 3 16,00 12 6 10,00 13 6 11,00 17 3 16,00 59 18 53,00 365,347 3 8 8 8 8
% 15

9 663 HALİL AKBABA C 17 3 16,00 17 3 16,00 12 7 9,67 13 6 11,00 59 19 52,67 364,964 5 9 9 9 9
% 16

10 635 SELVER DEMİR 17 2 16,33 13 5 11,33 11 8 8,33 16 3 15,00 57 18 50,99 356,472 1 10 10 10 10
% 18

11 654 VEYSEL EFE D 17 3 16,00 12 3 11,00 13 7 10,67 15 5 13,33 57 18 51,00 355,387 2 11 11 11 11
% 20

12 613 ZÜBEYDE KAMALAKA 15 2 14,33 13 0 13,00 9 4 7,67 14 2 13,33 51 8 48,33 343,567 4 12 12 12 12
% 22

13 609 MUHAMMED O C 17 3 16,00 14 4 12,67 12 7 9,67 12 7 9,67 55 21 48,01 340,699 6 13 13 13 13
% 24

14 616 SALİHA KAPLAN A 16 1 15,67 13 2 12,33 6 8 3,33 17 3 16,00 52 14 47,33 340,233 5 14 14 14 14
% 25

15 632 YAĞMUR BAYRAM B 15 3 14,00 13 1 12,67 10 7 7,67 14 3 13,00 52 14 47,34 338,450 1 15 15 15 15
% 27

16 643 BELİNAY GÜNEŞ 15 5 13,33 12 3 11,00 7 2 6,33 16 4 14,67 50 14 45,33 328,721 2 16 16 16 16
% 29

17 681 YUSUF YAKAR D 14 5 12,33 9 2 8,33 11 7 8,67 17 3 16,00 51 17 45,33 327,440 3 17 17 17 17
% 31

18 669 M ALİ DEMİR C 15 4 13,67 10 6 8,00 11 8 8,33 16 3 15,00 52 21 45,00 325,696 7 18 18 18 18
% 33

19 621 BETÜL OKUMUŞ A 17 2 16,33 10 6 8,00 14 5 12,33 11 8 8,33 52 21 44,99 323,526 6 19 19 19 19
% 35

20 675 MERT YILDIZ D 14 4 12,67 8 0 8,00 12 5 10,33 13 3 12,00 47 12 43,00 314,650 4 20 20 20 20
% 36

21 617 EMİNE NAZLI ARI OYA 13 6 11,00 9 3 8,00 10 7 7,67 17 3 16,00 49 19 42,67 314,378 7 21 21 21 21
% 38

22 668 ALİ EMİR TUNÇ D 16 4 14,67 8 5 6,33 10 7 7,67 14 3 13,00 48 19 41,67 308,641 5 22 22 22 22
% 40

23 625 NİHAL KÖSE B 14 2 13,33 10 7 7,67 10 6 8,00 13 5 11,33 47 20 40,33 301,976 2 23 23 23 23
% 42

24 682 AZİZ SAYGILI D 13 5 11,33 9 8 6,33 9 9 6,00 17 3 16,00 48 25 39,66 299,571 6 24 24 24 24
% 44

25 610 ZEYNEP YÜKSEK A 17 3 16,00 12 7 9,67 6 10 2,67 13 6 11,00 48 26 39,34 299,264 8 25 25 25 25
% 45

26 685 MEHMET EMİN D 13 4 11,67 10 3 9,00 11 5 9,33 12 7 9,67 46 19 39,67 298,294 7 26 26 26 26
% 47

27 664 METEHAN SÖNMEZ C 14 6 12,00 8 4 6,67 13 6 11,00 12 7 9,67 47 23 39,34 295,502 8 27 27 27 27
% 49

28 690 FAHRİ ERPAYLAŞTIRAND 13 2 12,33 4 3 3,00 11 7 8,67 16 3 15,00 44 15 39,00 294,414 8 28 28 28 28
% 51

29 611 BETÜL AKILLI 15 4 13,67 12 5 10,33 9 8 6,33 9 4 7,67 45 21 38,00 291,087 3 29 29 29 29
% 53

30 677 İBRAHİM HALİL KIZILC 15 5 13,33 9 8 6,33 10 9 7,00 13 7 10,67 47 29 37,33 286,937 9 30 30 30 30
% 55

31 670 ERDEM KARACA C 13 6 11,00 8 10 4,67 12 7 9,67 14 6 12,00 47 29 37,34 285,772 10 31 31 31 31
% 56

32 650 TARIK  OKUMUŞ C 9 11 5,33 14 6 12,00 8 11 4,33 15 5 13,33 46 33 34,99 277,830 11 32 32 32 32
% 58

33 634 SUNA AKDERE B 13 3 12,00 12 4 10,67 7 7 4,67 10 8 7,33 42 22 34,67 275,041 3 33 33 33 33
% 60
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34 607 HÜRÜNAZ ÇOMRUKA 14 5 12,33 10 6 8,00 8 9 5,00 11 6 9,00 43 26 34,33 272,830 9 34 34 34 34
% 62

35 606 BEYZA KOCATÜRK A 14 6 12,00 12 6 10,00 6 11 2,33 12 7 9,67 44 30 34,00 272,637 10 35 35 35 35
% 64

36 686 BURAK GÖZEL D 13 6 11,00 8 6 6,00 7 8 4,33 13 7 10,67 41 27 32,00 261,123 9 36 36 36 36
% 65

37 636 ELİF YAREN ALAŞ B 11 8 8,33 9 9 6,00 11 9 8,00 12 8 9,33 43 34 31,66 258,022 4 37 37 37 37
% 67

38 0 HATİCE KÜBRA ORÇANA 10 7 7,67 9 6 7,00 8 11 4,33 13 7 10,67 40 31 29,67 249,689 11 38 38 38 38
% 69

39 676 ALİ SÜTCÜ 10 9 7,00 5 7 2,67 7 9 4,00 16 4 14,67 38 29 28,34 242,593 4 39 39 39 39
% 71

40 646 MELİHA TÜRK 10 8 7,33 12 5 10,33 8 10 4,67 9 11 5,33 39 34 27,66 239,731 5 40 40 40 40
% 73

41 0 SARİYE SULTAN ABAA 12 7 9,67 7 3 6,00 7 5 5,33 9 7 6,67 35 22 27,67 238,643 12 41 41 41 41
% 75

42 637 ECRİNNAZ GÜLEP B 10 8 7,33 9 8 6,33 7 12 3,00 13 7 10,67 39 35 27,33 238,333 5 42 42 42 42
% 76

43 619 EBRAR AMİNE İLERİ A 7 3 6,00 11 2 10,33 7 4 5,67 7 5 5,33 32 14 27,33 237,715 13 43 43 43 43
% 78

44 527 ATİKE KANGAL B 8 11 4,33 9 9 6,00 10 10 6,67 12 7 9,67 39 37 26,67 233,526 6 44 44 44 44
% 80

45 627 FATMA ESMA KÖSE B 11 6 9,00 9 7 6,67 12 4 10,67 32 17 26,34 230,577 7 45 45 45 45
% 82

46 633 GÜLSÜM İMALI B 10 6 8,00 6 3 5,00 7 8 4,33 11 8 8,33 34 25 25,66 228,953 8 46 46 46 46
% 84

47 655 NEZİR SAMET YİĞİT 8 9 5,00 11 5 9,33 5 13 0,67 8 10 4,67 32 37 19,67 200,817 6 47 47 47 47
% 85

48 694 ALPER EMRE ÇELİK D 6 12 2,00 6 1 5,67 3 7 0,67 10 6 8,00 25 26 16,34 183,682 10 48 48 48 48
% 87

49 622 BELİNAY KOZANOĞLUA 9 4 7,67 0 2 -0,67 2 2 1,33 10 7 7,67 21 15 16,00 180,269 14 49 49 49 49
% 89

50 628 AY*E  IRMAK AKKURTB 6 14 1,33 6 14 1,33 13 6 11,00 25 34 13,66 169,144 9 50 50 50 50
% 91

51 680 BEDİRHAN BOLAT D 8 8 5,33 4 13 -0,33 8 11 4,33 20 32 9,33 147,286 11 51 51 51 51
% 93

52 691 İBRAHİM  AKILLI A 10 5 8,33 4 12 0,00 5 12 1,00 19 29 9,33 146,783 15 52 52 52 52
% 95

53 639 NAZLI YAKAR B 6 14 1,33 4 15 -1,00 4 16 -1,33 7 7 4,67 21 52 3,67 119,107 10 53 53 53 53
% 96

54 656 ZEREN AKİF BAĞCI C 3 17 -2,67 4 4 2,67 3 1 2,67 5 14 0,33 15 36 3,00 114,729 12 54 54 54 54
% 98

55 683 AKÇA  TUNÇ B 5 15 0,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 16 44 1,33 108,061 11 55 55 55 55
% 100
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