
OKUL NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU6.SINIF 4.DENEME İOKBS 63 63 63 99

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,20 9 5 7,11 11 6 9,37 11 7 8,83 45 22 37,51 286,970

Okul Ortalaması 13 5 11,42 7 5 5,73 10 6 8,20 10 7 8,04 41 23 33,39 266,360

KATILIMLAR

1 602 ZEKİYE İFFET AKBABAA 19 1 18,67 16 4 14,67 15 2 14,33 17 2 16,33 67 9 64,00 420,310 1 1 1 1 2
% 2,02

2 665 ÖMER AKKAR C 18 2 17,33 17 2 16,33 14 3 13,00 16 2 15,33 65 9 61,99 411,047 1 2 2 2 4
% 4,04

3 653 MAHİR ERSARAN 19 1 18,67 13 7 10,67 14 3 13,00 16 4 14,67 62 15 57,01 384,650 1 3 3 3 11
% 11

4 0 BELİNAY GÜNEŞ 17 3 16,00 9 7 6,67 16 4 14,67 16 4 14,67 58 18 52,01 358,136 2 4 4 4 14
% 14

5 0 ELİF NİSA KÖSE A 18 2 17,33 13 4 11,67 11 6 9,00 15 5 13,33 57 17 51,33 357,791 2 5 5 5 15
% 15

6 667 HÜSEYİN VELİOĞLU 15 5 13,33 11 2 10,33 14 2 13,33 16 4 14,67 56 13 51,66 357,789 3 6 6 6 16
% 16

7 684 CEYHUN GÜNEŞ D 14 6 12,00 14 3 13,00 16 3 15,00 13 7 10,67 57 19 50,67 352,365 1 7 7 7 19
% 19

8 657 TAKKATAK C 15 5 13,33 11 2 10,33 15 2 14,33 14 4 12,67 55 13 50,66 352,208 2 8 8 8 20
% 20

9 658 MEHMET ALİ 15 5 13,33 13 7 10,67 15 5 13,33 14 4 12,67 57 21 50,00 349,301 4 9 9 9 22
% 22

10 0 SELVER DEMİR 15 5 13,33 10 7 7,67 15 3 14,00 15 4 13,67 55 19 48,67 341,819 5 10 10 10 24
% 24

11 0 ELA KARATAŞ 16 4 14,67 12 6 10,00 12 5 10,33 14 6 12,00 54 21 47,00 335,116 6 11 11 11 27
% 27

12 0 YAĞMUR BAYRAM 15 4 13,67 9 5 7,33 14 3 13,00 14 3 13,00 52 15 47,00 333,680 7 12 12 12 28
% 28

13 0 BEYZA KOCATÜRK A 16 4 14,67 14 3 13,00 13 5 11,33 10 9 7,00 53 21 46,00 329,886 3 13 13 13 30
% 30

14 609 MUHAMMED E C 16 4 14,67 11 6 9,00 13 5 11,33 13 7 10,67 53 22 45,67 327,712 3 14 14 14 33
% 33

15 663 HALİL AKBABA 17 3 16,00 10 8 7,33 12 7 9,67 14 6 12,00 53 24 45,00 324,727 8 15 15 15 34
% 34

16 66600 M EREN KOZ C 18 2 17,33 14 3 13,00 12 5 10,33 7 13 2,67 51 23 43,33 316,399 4 16 16 16 39
% 39

17 670 ERDEM KARACA C 16 4 14,67 9 9 6,00 13 7 10,67 14 6 12,00 52 26 43,34 315,734 5 17 17 17 40
% 40

18 0 MELEK SU GÜLSEVERA 18 2 17,33 12 5 10,33 5 5 3,33 11 2 10,33 46 14 41,32 309,110 4 18 18 18 44
% 44

19 610 ZEYNEP YÜKSEK A 14 6 12,00 9 6 7,00 10 7 7,67 14 5 12,33 47 24 39,00 295,386 5 19 19 19 46
% 46

20 685 MEHMET EMİN BAYKALD 13 5 11,33 8 2 7,33 11 6 9,00 13 5 11,33 45 18 38,99 294,882 2 20 20 20 47
% 47

21 611 BETÜL AKILLI A 16 3 15,00 10 3 9,00 11 5 9,33 8 7 5,67 45 18 39,00 294,497 6 21 21 21 48
% 48

22 617 EMİNE NAZLI ARISOOYA 14 5 12,33 4 1 3,67 13 2 12,33 13 6 11,00 44 14 39,33 294,493 7 22 22 22 49
% 49

23 660 RAMAZAN GÜNEŞ C 16 3 15,00 9 8 6,33 12 7 9,67 11 9 8,00 48 27 39,00 294,030 6 23 23 23 50
% 51

24 654 EFE VEVSEL D 16 3 15,00 8 5 6,33 11 9 8,00 11 9 8,00 46 26 37,33 286,278 3 24 24 24 52
% 53

25 650 TARIK  OKUMUŞ C 12 8 9,33 13 6 11,00 11 7 8,67 11 9 8,00 47 30 37,00 285,466 7 25 25 25 53
% 54

26 669 M ALİ DEMİR C 18 2 17,33 13 4 11,67 10 10 6,67 41 16 35,67 275,035 8 26 26 26 55
% 56

27 0 HÜRÜNAZ ÇOMRUKA 13 5 11,33 10 5 8,33 9 8 6,33 11 7 8,67 43 25 34,66 274,070 8 27 27 27 56
% 57

28 677 İBRAHİM HALİL KIZILC 14 6 12,00 11 6 9,00 11 8 8,33 9 11 5,33 45 31 34,66 273,141 9 28 28 28 57
% 58

29 681 YUSUF YAKAR D 15 5 13,33 4 5 2,33 13 3 12,00 10 8 7,33 42 21 34,99 272,206 4 29 29 29 58
% 59

30 621 BETÜL OKUMUŞ A 14 6 12,00 9 3 8,00 7 8 4,33 11 5 9,33 41 22 33,66 269,768 9 30 30 30 59
% 60

31 613 ZÜBEYDE KAMALAKA 15 3 14,00 10 2 9,33 9 2 8,33 3 4 1,67 37 11 33,33 266,126 10 31 31 31 60
% 61

32 652 MAHMUT GÖZÜBÜYÜKC 16 4 14,67 9 11 5,33 9 9 6,00 10 10 6,67 44 34 32,67 263,255 10 32 32 32 61
% 62

33 616 SALİHA KAPLAN A 15 5 13,33 6 4 4,67 9 7 6,67 10 7 7,67 40 23 32,34 261,317 11 33 33 33 62
% 63
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34 0 EYLÜL KARATAŞ 11 7 8,67 6 9 3,00 11 4 9,67 12 7 9,67 40 27 31,01 253,447 9 34 34 34 65
% 66

35 625 NİHAL KÖSE B 11 4 9,67 9 5 7,33 8 6 6,00 10 8 7,33 38 23 30,33 252,132 1 35 35 35 66
% 67

36 0 FAT * ESMA KÖ E 12 5 10,33 3 2 2,33 10 4 8,67 11 5 9,33 36 16 30,66 251,935 10 36 36 36 67
% 68

37 0 MELİHA TÜRK 12 7 9,67 7 9 4,00 11 8 8,33 11 9 8,00 41 33 30,00 248,952 11 37 37 37 68
% 69

38 694 ALPER EMRE ÇELİK D 12 8 9,33 1 2 0,33 11 4 9,67 13 7 10,67 37 21 30,00 247,941 5 38 38 38 69
% 70

39 690 FAHRİ ERPAYLAŞTIRAN 12 6 10,00 0 2 -0,67 11 6 9,00 13 6 11,00 36 20 29,33 244,646 12 39 39 39 70
% 71

40 675 MERT YIDIZ D 11 6 9,00 5 1 4,67 11 5 9,33 8 6 6,00 35 18 29,00 243,526 6 40 40 40 71
% 72

41 682 AZİZ SAYGILI D 14 5 12,33 7 6 5,00 7 11 3,33 10 7 7,67 38 29 28,33 242,558 7 41 41 41 72
% 73

42 668 ALİ EMİR TUNÇ D 14 4 12,67 8 5 6,33 6 12 2,00 9 9 6,00 37 30 27,00 236,474 8 42 42 42 73
% 74

43 634 SUNA AKDERE 11 8 8,33 8 9 5,00 10 3 9,00 8 10 4,67 37 30 27,00 233,565 13 43 43 43 74
% 75

44 609 NUR BANU ÇELİK 9 7 6,67 6 2 5,33 9 6 7,00 8 4 6,67 32 19 25,67 227,906 14 44 44 44 75
% 76

45 637 HE RİNNAZ GÜLEP B 14 6 12,00 7 9 4,00 9 10 5,67 8 12 4,00 38 37 25,67 227,752 2 45 45 45 76
% 77

46 686 ÖKKEŞ BURAK GÖZELD 12 8 9,33 6 2 5,33 10 9 7,00 8 12 4,00 36 31 25,66 227,597 9 46 46 46 77
% 78

47 0 AKKURTRIRMAK 11 7 8,67 10 7 7,67 12 8 9,33 33 22 25,67 226,740 15 47 47 47 78
% 79

48 0 ATİKE KANGAL B 9 10 5,67 7 12 3,00 11 8 8,33 11 8 8,33 38 38 25,33 225,424 3 48 48 48 79
% 80

49 618 SARİYE SULTAN ABAA 13 6 11,00 6 2 5,33 6 6 4,00 5 5 3,33 30 19 23,66 218,567 12 49 49 49 82
% 83

50 0 HATİCE K ÜRA ORÇANA 11 7 8,67 7 6 5,00 9 7 6,67 7 11 3,33 34 31 23,67 217,558 13 50 50 50 83
% 84

51 0 ELİF YAREN ALAŞ 10 10 6,67 5 12 1,00 10 7 7,67 11 8 8,33 36 37 23,67 216,857 16 51 51 51 84
% 85

52 0 KOZANOĞLU IRMAK 16 4 14,67 4 0 4,00 8 12 4,00 28 16 22,67 212,401 17 52 52 52 85
% 86

53 619 EBRAR AMİNE İLERİ A 4 5 2,33 5 2 4,33 10 1 9,67 7 2 6,33 26 10 22,66 211,704 14 53 53 53 87
% 88

54 676 ALİ SÜTCÜ 12 8 9,33 3 5 1,33 9 8 6,33 9 11 5,33 33 32 22,32 210,386 18 54 54 54 88
% 89

55 620 ÖM ER DUT D 11 7 8,67 0 2 -0,67 8 10 4,67 12 8 9,33 31 27 22,00 209,299 10 55 55 55 89
% 90

56 0 GÜLSÜM İMALI 10 10 6,67 3 9 0,00 8 6 6,00 8 9 5,00 29 34 17,67 186,819 19 56 56 56 90
% 91

57 691 İBRAHİM  AKILLI 10 8 7,33 4 6 2,00 7 7 4,67 21 21 14,00 169,843 20 57 57 57 91
% 92

58 0 ALİ KORKMAZ C 12 6 10,00 3 13 -1,33 5 12 1,00 6 10 2,67 26 41 12,34 161,316 11 58 58 58 92
% 93

59 655 NEZİR SAMET 4 16 -1,33 6 9 3,00 8 8 5,33 8 11 4,33 26 44 11,33 156,007 21 59 59 59 94
% 95

60 622 BELİNAY KOZANOGLUA 12 5 10,33 2 8 -0,67 5 13 0,67 19 26 10,33 151,977 15 60 60 60 95
% 96

61 680 BEDİRHAN BOLAT D 6 8 3,33 9 8 6,33 5 14 0,33 20 30 9,99 147,828 11 61 61 61 96
% 97

62 0 AKÇA  EREN TUNÇ B 9 11 5,33 5 14 0,33 5 15 0,00 19 40 5,66 128,217 4 62 62 62 97
% 98

63 656 ZEREN AKİF BAĞCI C 3 2 2,33 1 2 0,33 4 4 2,66 113,761 12 63 63 63 99
% 100
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