
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU5.SINIF 5.DENEME İOKBS 48 48 48 48

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 11,19 9 7 6,87 11 7 9,10 12 6 10,06 46 25 37,22 285,670

Okul Ortalaması 13 6 11,19 9 7 6,87 11 7 9,10 12 6 10,06 46 25 37,22 285,670

KATILIMLAR

1 720 MELİHA TEKE A 20 0 20,00 15 5 13,33 17 3 16,00 19 1 18,67 71 9 68,00 439,688 1 1 1 1 1
% 2,08

2 719 KARDELEN KARACANA 18 2 17,33 19 1 18,67 16 3 15,00 17 2 16,33 70 8 67,33 437,676 2 2 2 2 2
% 4,17

3 701 AYSİMA ARDIÇBA Ğ A 18 2 17,33 16 4 14,67 15 4 13,67 17 3 16,00 66 13 61,67 408,837 3 3 3 3 3
% 6,25

4 0 HANİF  ENES ÖZBEK 15 5 13,33 19 1 18,67 14 6 12,00 17 3 16,00 65 15 60,00 402,017 1 4 4 4 4
% 8,33

5 0 YUNUS EMRE ERDAĞB 14 6 12,00 15 5 13,33 16 4 14,67 16 4 14,67 61 19 54,67 373,023 1 5 5 5 5
% 10

6 0 ALİ SARI 16 3 15,00 14 2 13,33 12 6 10,00 15 4 13,67 57 15 52,00 361,202 2 6 6 6 6
% 13

7 706 ZEYNEP YİĞİT A 16 4 14,67 12 5 10,33 15 5 13,33 15 5 13,33 58 19 51,66 357,634 4 7 7 7 7
% 15

8 722 ZEYNEP HİRA DURDUA 18 2 17,33 13 5 11,33 11 9 8,00 15 4 13,67 57 20 50,33 353,101 5 8 8 8 8
% 17

9 755 M EYMEN AKÇA B 15 5 13,33 14 3 13,00 13 6 11,00 14 6 12,00 56 20 49,33 347,249 2 9 9 9 9
% 19

10 756 RESUL GÜNEŞ C 16 4 14,67 10 6 8,00 13 5 11,33 16 3 15,00 55 18 49,00 344,649 1 10 10 10 10
% 21

11 779 YUSUFALİ BOZKURTC 17 3 16,00 8 9 5,00 13 6 11,00 17 3 16,00 55 21 48,00 339,182 2 11 11 11 11
% 23

12 712 NİSA NUR BOZDAĞ A 14 6 12,00 14 4 12,67 8 6 6,00 17 2 16,33 53 18 47,00 337,752 6 12 12 12 12
% 25

13 764 MEH *TCAN ARIK 19 1 18,67 11 5 9,33 9 11 5,33 15 5 13,33 54 22 46,66 335,193 3 13 13 13 13
% 27

14 0 YAKUP AKTAŞ 16 4 14,67 9 7 6,67 15 5 13,33 14 6 12,00 54 22 46,67 331,625 4 14 14 14 14
% 29

15 711 KEVSER NUR DEMİRA 12 7 9,67 11 2 10,33 11 8 8,33 16 3 15,00 50 20 43,33 317,906 7 15 15 15 15
% 31

16 0 ABDULBASİT KARUT 14 5 12,33 6 7 3,67 13 7 10,67 17 3 16,00 50 22 42,67 312,321 5 16 16 16 16
% 33

17 0 HAMZA ERPAYLAŞTIRAN 15 5 13,33 8 9 5,00 16 3 15,00 12 8 9,33 51 25 42,66 310,346 6 17 17 17 17
% 35

18 713 RABİA NUR KÖSE A 15 3 14,00 13 5 11,33 14 4 12,67 5 3 4,00 47 15 42,00 308,684 8 18 18 18 18
% 38

19 763 MAHMUT GEREK C 15 4 13,67 6 8 3,33 13 5 11,33 15 5 13,33 49 22 41,66 306,701 3 19 19 19 19
% 40

20 708 FEYZANUR AKDERE A 11 5 9,33 10 7 7,67 11 4 9,67 15 3 14,00 47 19 40,67 303,370 9 20 20 20 20
% 42

21 757 ALİ SA İH  SL N Ç 11 9 8,00 9 10 5,67 13 7 10,67 17 3 16,00 50 29 40,34 301,120 1 21 21 21 21
% 44

22 0 ALİ ZİYA GÜL 15 5 13,33 7 6 5,00 13 5 11,33 13 7 10,67 48 23 40,33 300,114 7 22 22 22 22
% 46

23 0 ALİ DENİZ 14 5 12,33 7 6 5,00 12 6 10,00 14 5 12,33 47 22 39,66 297,439 8 23 23 23 23
% 48

24 750 ABDUL CELİL ORÇANA 12 6 10,00 12 3 11,00 8 9 5,00 12 2 11,33 44 20 37,33 288,799 10 24 24 24 24
% 50

25 718 ZEHRA BAGCİ A 12 8 9,33 7 11 3,33 13 7 10,67 15 5 13,33 47 31 36,66 281,934 11 25 25 25 25
% 52

26 724 AYŞE AKGÜL 14 3 13,00 9 5 7,33 13 2 12,33 8 12 4,00 44 22 36,66 281,202 9 26 26 26 26
% 54

27 759 ÖMER YILDIZ C 14 5 12,33 8 3 7,00 9 9 6,00 12 4 10,67 43 21 36,00 280,774 4 27 27 27 27
% 56

28 727 LEYLA YENİPINAR 14 5 12,33 10 7 7,67 10 9 7,00 11 8 8,33 45 29 35,33 276,977 10 28 28 28 28
% 58

29 0 ALİ BUĞRA AKPINAR 13 7 10,67 7 8 4,33 10 9 7,00 15 5 13,33 45 29 35,33 276,780 11 29 29 29 29
% 60

30 702 AYŞE BAYAZIT A 14 4 12,67 3 5 1,33 9 1 8,67 11 2 10,33 37 12 33,00 263,485 12 30 30 30 30
% 63

31 723 GİZEM BAĞCCI A 13 6 11,00 6 11 2,33 11 8 8,33 13 6 11,00 43 31 32,66 262,245 13 31 31 31 31
% 65

32 710 HACER BAĞCI 13 5 11,33 6 5 4,33 10 7 7,67 10 8 7,33 39 25 30,66 252,518 12 32 32 32 32
% 67

33 0 EMRULLAH GÖK B 13 7 10,67 5 5 3,33 11 8 8,33 10 9 7,00 39 29 29,33 245,347 3 33 33 33 33
% 69
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KATILIMLAR

34 725 F ECRİN KISA 9 9 6,00 8 9 5,00 11 7 8,67 11 7 8,67 39 32 28,34 240,812 13 34 34 34 34
% 71

35 760 MUHAMED RECEP ÇOMRUKC 9 11 5,33 9 11 5,33 12 8 9,33 11 9 8,00 41 39 27,99 238,913 5 35 35 35 35
% 73

36 772 İSMAİL KEKLİK 8 12 4,00 12 6 10,00 9 9 6,00 10 10 6,67 39 37 26,67 234,343 14 36 36 36 36
% 75

37 767 OSMAN MEHMET SÜT 8 1 7,67 6 10 2,67 9 11 5,33 13 7 10,67 36 29 26,34 231,664 15 37 37 37 37
% 77

38 777 ZİYA BAĞCI C 9 11 5,33 7 13 2,67 12 8 9,33 11 9 8,00 39 41 25,33 224,959 6 38 38 38 38
% 79

39 700 ASİYE DEMİR A 12 4 10,67 5 10 1,67 8 10 4,67 10 7 7,67 35 31 24,68 222,982 14 39 39 39 39
% 81

40 726 AZRA KALKAN A 14 6 12,00 8 6 6,00 13 6 11,00 2 18 -4,00 37 36 25,00 222,095 15 40 40 40 40
% 83

41 705 E Gİ KIPLAK A 11 8 8,33 6 8 3,33 10 7 7,67 8 8 5,33 35 31 24,66 222,053 16 41 41 41 41
% 85

42 728 NURSİMA   AKÇAKAYAA 9 7 6,67 5 5 3,33 7 5 5,33 8 8 5,33 29 25 20,66 202,867 17 42 42 42 42
% 88

43 766 HACI EFE  CAMUZ C 11 8 8,33 5 13 0,67 7 8 4,33 10 9 7,00 33 38 20,33 201,122 7 43 43 43 43
% 90

44 0 AHMET BUĞRA ŞEN 10 6 8,00 8 7 5,67 8 12 4,00 3 5 1,33 29 30 19,00 195,079 16 44 44 44 44
% 92

45 0 YUSUF BAYYİĞİT 11 5 9,33 3 5 1,33 8 4 6,67 4 7 1,67 26 21 19,00 193,177 17 45 45 45 45
% 94

46 716 NİSA OKUDUCU A 9 9 6,00 6 11 2,33 7 10 3,67 6 12 2,00 28 42 14,00 169,496 18 46 46 46 46
% 96

47 0 MUHAMMED EMİNTANSEL 6 10 2,67 6 8 3,33 8 8 5,33 5 15 0,00 25 41 11,33 155,582 18 47 47 47 47
% 98

48 729 AYŞE OKUMUŞ A 5 12 1,00 1 5 -0,67 5 3 4,00 5 15 0,00 16 35 4,33 120,115 19 48 48 48 48
% 100
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