
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİĞÜZEL ADAM LİSESİ 6. Sınıf KDS-4 8431 593 59 59

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.97 8.38 7.17 5.42 3.80 4.15 5.83 3.48 4.67 3.88 4.34 2.43 6.90 9.31 3.80 7.40 10.02 4.06 39.39 39.33 26.28 328.657
Şube Ortalaması 15.00 5.00 13.33 8.00 2.00 7.33 8.00 2.00 7.33 7.00 2.00 6.33 14.00 4.00 12.67 11.00 6.00 9.00 63.00 21.00 55.99 378.878

1 606 - BEYZA KOCATÜRK 0 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 2 6.33 14 4 12.67 11 6 9.00 63.00 21.00 55.99 378.878 1776 150 12 12 1



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİĞÜZEL ADAM LİSESİ 6. Sınıf KDS-4 8431 593 59 59

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.97 8.38 7.17 5.42 3.80 4.15 5.83 3.48 4.67 3.88 4.34 2.43 6.90 9.31 3.80 7.40 10.02 4.06 39.39 39.33 26.28 328.657
Şube Ortalaması 13.00 5.64 11.12 6.93 2.79 6.00 8.43 1.36 7.98 4.07 3.86 2.79 7.57 5.79 5.64 7.79 7.50 5.28 47.79 26.93 38.81 316.609

1 602 - ZEKİYE İFFET AKBABA 6 / A 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 20 0 20.00 17 3 16.00 82.00 8.00 79.34 470.389 39 4 1 1 1
2 611 - BETÜL AKILLI 6 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 9 0 9.00 8 1 7.67 15 2 14.33 12 5 10.33 68.00 14.00 63.33 405.900 928 83 3 3 2
3 604 - MELEK SU GÜLSEVER 6 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 4 2 3.33 12 3 11.00 5 6 3.00 57.00 15.00 52.00 357.778 2628 215 21 21 3
4 603 - ELİFFNİSA KÖSE 6 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 5 4 3.67 10 9 7.00 12 8 9.33 61.00 27.00 52.00 356.644 2677 222 22 22 4
5 613 - ZÜBEYDE KAMALAK 6 / A 14 4 12.67 9 0 9.00 9 0 9.00 2 2 1.33 11 2 10.33 6 2 5.33 51.00 10.00 47.66 347.389 3138 254 25 25 5
6 610 - ZEYNEP YÜKSEK 6 / A 14 6 12.00 6 4 4.67 10 0 10.00 6 4 4.67 8 9 5.00 11 9 8.00 55.00 32.00 44.34 332.600 3941 312 29 29 6
7 621 - BETÜL OKUMUŞ 6 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 3 10 -0.33 11 9 8.00 52.00 31.00 41.67 320.767 4694 381 32 32 7
8 617 - EMİNE NAZLI ARISOY 6 / A 13 7 10.67 9 1 8.67 9 0 9.00 4 3 3.00 5 5 3.33 8 11 4.33 48.00 27.00 39.00 304.433 5814 470 37 37 8
9 0 - SARİYE SULTAN ABA 6 / A 11 8 8.33 3 5 1.33 6 4 4.67 3 5 1.33 4 7 1.67 7 5 5.33 34.00 34.00 22.66 276.278 6963 565 45 45 9

10 609 - NUR BANU ÇELİK 6 / A 10 6 8.00 6 3 5.00 8 2 7.33 2 2 1.33 7 3 6.00 2 11 -1.67 35.00 27.00 25.99 269.978 7070 568 48 48 10
11 614 - HATİCE KÜBRA ORÇAN 6 / A 11 8 8.33 4 6 2.00 5 5 3.33 4 3 3.00 4 9 1.00 7 10 3.67 35.00 41.00 21.33 267.033 7113 570 49 49 11
12 616 - SALİHA KAPLAN 6 / A 9 11 5.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 5 2.33 5 12 1.00 6 12 2.00 42.00 42.00 28.00 258.878 7236 575 53 53 12
13 622 - BELİNAY KOZANOĞLU 6 / A 10 4 8.67 2 8 -0.67 8 2 7.33 2 7 -0.33 1 4 -0.33 1 5 -0.67 24.00 30.00 14.00 241.122 7529 582 55 55 13
14 691 - İBRAHM AKILLI 6 / A 6 9 3.00 7 3 6.00 7 3 6.00 0 9 -3.00 1 6 -1.00 4 9 1.00 25.00 39.00 12.00 223.333 7846 587 59 59 14



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİĞÜZEL ADAM LİSESİ 6. Sınıf KDS-4 8431 593 59 59

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.97 8.38 7.17 5.42 3.80 4.15 5.83 3.48 4.67 3.88 4.34 2.43 6.90 9.31 3.80 7.40 10.02 4.06 39.39 39.33 26.28 328.657
Şube Ortalaması 12.07 7.00 9.73 6.40 3.00 5.40 7.47 2.07 6.78 4.33 3.67 3.11 6.87 7.87 4.24 10.73 7.73 8.15 47.87 31.33 37.42 315.356

1 632 - YAĞMUR BAY AM 6 / B 14 6 12.00 9 0 9.00 10 0 10.00 8 1 7.67 12 3 11.00 15 3 14.00 68.00 13.00 63.67 394.078 1228 104 4 4 1
2 630 - ELA KARATAŞ 6 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 8 8 5.33 15 4 13.67 66.00 18.00 60.00 387.767 1415 119 8 8 2
3 643 - H BELİNAY GÜNEŞ 6 / B 13 7 10.67 8 2 7.33 10 0 10.00 5 5 3.33 10 5 8.33 18 2 17.33 64.00 21.00 56.99 384.422 1559 133 9 9 3
4 635 - SELVER DEMİR 6 / B 13 7 10.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 13 6 11.00 15 5 13.33 67.00 22.00 59.67 382.967 1609 139 10 10 4
5 629 - EYLÜL KARATAŞ 6 / B 14 4 12.67 7 2 6.33 8 1 7.67 7 2 6.33 10 8 7.33 11 8 8.33 57.00 25.00 48.66 348.500 3085 250 24 24 5
6 627 - FATMA ESMA KÖSE 6 / B 15 3 14.00 3 5 1.33 8 1 7.67 1 0 1.00 2 1 1.67 13 4 11.67 42.00 14.00 37.34 332.622 3937 311 28 28 6
7 625 - NİHAL KÖSE 6 / B 8 11 4.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 10 7 7.67 10 8 7.33 51.00 32.00 40.34 309.256 5461 433 34 34 7
8 637 - ECRİNNAZ GÜLEP 6 / B 13 7 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 7 0.67 8 10 4.67 9 11 5.33 47.00 41.00 33.34 305.944 5684 459 36 36 8
9 628 - IRMAK AKKURT 6 / B 12 8 9.33 6 3 5.00 7 3 6.00 4 4 2.67 6 12 2.00 9 7 6.67 44.00 37.00 31.67 295.189 6389 519 39 39 9

10 634 - SUNA AKDERE 6 / B 12 7 9.67 5 4 3.67 8 1 7.67 4 3 3.00 5 8 2.33 6 12 2.00 40.00 35.00 28.34 278.156 6920 561 43 43 10
11 646 - MELİHA TÜRK 6 / B 9 11 5.33 6 3 5.00 5 4 3.67 5 5 3.33 5 10 1.67 10 9 7.00 40.00 42.00 26.00 275.556 6968 566 46 46 11
12 527 - ATİKE KANGAL 6 / B 12 8 9.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 5 2.33 3 17 -2.67 10 9 7.00 39.00 49.00 22.66 270.711 7054 567 47 47 12
13 636 - ELİF YAREN ALAŞ 6 / B 10 10 6.67 4 6 2.00 6 2 5.33 4 5 2.33 6 11 2.33 7 12 3.00 37.00 46.00 21.66 264.067 7156 571 50 50 13
14 683 - AKÇA TUNÇ 6 / B 8 4 6.67 6 2 5.33 5 4 3.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 8 8 5.33 27.00 19.00 20.67 262.967 7169 572 51 51 14
15 639 - NAZLI YAKAR 6 / B 10 10 6.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 8 -1.67 5 12 1.00 5 14 0.33 29.00 56.00 10.33 238.144 7579 583 56 56 15



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİĞÜZEL ADAM LİSESİ 6. Sınıf KDS-4 8431 593 59 59

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.97 8.38 7.17 5.42 3.80 4.15 5.83 3.48 4.67 3.88 4.34 2.43 6.90 9.31 3.80 7.40 10.02 4.06 39.39 39.33 26.28 328.657
Şube Ortalaması 14.12 5.56 12.27 8.00 1.75 7.42 8.38 1.56 7.86 4.81 3.69 3.58 10.62 6.62 8.42 10.75 7.88 8.12 56.69 27.06 47.67 349.001

1 657 - TAK ATAK 6 / C 15 5 13.33 9 0 9.00 9 1 8.67 6 1 5.67 17 0 17.00 12 5 10.33 68.00 12.00 64.00 406.644 915 81 2 2 1
2 665 - ÖMER AKAR 6 / C 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 14 4 12.67 12 6 10.00 70.00 16.00 64.67 391.856 1288 107 5 5 2
3 666 - M EREN KOZ 6 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 12 4 10.67 14 6 12.00 66.00 20.00 59.34 390.400 1339 110 6 6 3
4 667 - HÜSEYİN VELİOĞLU 6 / C 13 6 11.00 10 0 10.00 10 0 10.00 3 5 1.33 15 2 14.33 12 5 10.33 63.00 18.00 56.99 382.189 1652 140 11 11 4
5 664 - METEHAN SÖNMEZ 6 / C 18 2 17.33 8 1 7.67 10 0 10.00 4 4 2.67 11 3 10.00 10 9 7.00 61.00 19.00 54.67 375.178 1920 158 14 14 5
6 608 - MUHAMMED O 6 / C 14 6 12.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 5 2.33 13 4 11.67 13 7 10.67 60.00 26.00 51.34 371.511 2081 174 15 15 6
7 658 - MEHMET ALİ DOĞAN 6 / C 14 5 12.33 8 1 7.67 6 4 4.67 5 4 3.67 14 2 13.33 11 7 8.67 58.00 23.00 50.34 370.367 2138 178 16 16 7
8 660 - RAMAZAN GÜNEŞ 6 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 4 6 2.00 11 8 8.33 10 8 7.33 62.00 25.00 53.66 369.589 2176 181 17 17 8
9 650 - TARIK OKUMUŞ 6 / C 14 6 12.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 5 0.33 14 6 12.00 12 8 9.33 54.00 33.00 42.99 358.867 2589 211 20 20 9

10 663 - HALİL AKBABA 6 / C 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 7 11 3.33 14 6 12.00 59.00 29.00 49.33 345.911 3209 264 26 26 10
11 652 - MAHMT CAN GÖZÜBÜYÜK 6 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 6 2.00 12 7 9.67 9 11 5.33 56.00 33.00 45.00 340.000 3492 285 27 27 11
12 670 - ERDEM KARACA 6 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 3 7 0.67 7 11 3.33 11 9 8.00 53.00 35.00 41.34 323.700 4506 364 30 30 12
13 677 - İBRAHİM HALİL KIZIL 6 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 5 5 3.33 6 10 2.67 8 12 4.00 53.00 33.00 42.00 313.333 5196 410 33 33 13
14 669 - MUHAMMED ALİ DEMİR 6 / C 13 7 10.67 10 0 10.00 9 1 8.67 0 0 0.00 3 13 -1.33 11 7 8.67 46.00 28.00 36.68 300.789 6041 489 38 38 14
15 651 - ALİ KORKMAZ 6 / C 11 6 9.00 6 3 5.00 6 3 5.00 4 4 2.67 4 11 0.33 8 5 6.33 39.00 32.00 28.33 283.678 6802 558 42 42 15
16 656 - ZEREN AKİF BAĞCI 6 / C 8 12 4.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 10 0 10.00 10 10 6.67 5 15 0.00 39.00 51.00 22.00 260.011 7214 574 52 52 16



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİĞÜZEL ADAM LİSESİ 6. Sınıf KDS-4 8431 593 59 59

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.97 8.38 7.17 5.42 3.80 4.15 5.83 3.48 4.67 3.88 4.34 2.43 6.90 9.31 3.80 7.40 10.02 4.06 39.39 39.33 26.28 328.657
Şube Ortalaması 11.31 5.69 9.41 6.31 2.15 5.59 7.00 1.92 6.36 3.69 3.15 2.64 6.00 4.85 4.38 10.23 7.31 7.80 44.54 25.08 36.18 312.175

1 684 - GÜNEŞ CEYHUN 6 / D 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 12 6 10.00 16 4 14.67 65.00 23.00 57.34 390.378 1343 111 7 7 1
2 675 - YILDIZ MERT 6 / D 13 5 11.33 9 0 9.00 9 1 8.67 5 4 3.67 10 0 10.00 14 3 13.00 60.00 13.00 55.67 376.289 1886 154 13 13 2
3 654 - VEYSEL EFE 6 / D 16 4 14.67 6 4 4.67 10 0 10.00 3 6 1.00 9 7 6.67 14 6 12.00 58.00 27.00 49.01 365.589 2318 197 18 18 3
4 685 - BAYKAL EMİN MEHMET 6 / D 13 7 10.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 1 3.67 10 2 9.33 13 5 11.33 58.00 17.00 52.34 362.589 2437 206 19 19 4
5 668 - ALİ EM R TUNÇ 6 / D 14 5 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 7 5.67 13 7 10.67 58.00 26.00 49.34 350.389 2982 241 23 23 5
6 682 - AZİZ SAYGILI 6 / D 14 5 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 6 9 3.00 10 9 7.00 53.00 30.00 43.00 322.211 4616 376 31 31 6
7 681 - YUSUF YAKAR 6 / D 14 4 12.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 2 6.33 4 7 1.67 8 10 4.67 49.00 27.00 40.01 307.822 5548 439 35 35 7
8 620 - DUT ÖMER 6 / D 10 7 7.67 9 0 9.00 7 3 6.00 0 0 0.00 3 0 3.00 9 8 6.33 38.00 18.00 32.00 292.222 6537 530 40 40 8
9 694 - ALPER EMRE ÇELİK 6 / D 7 6 5.00 1 6 -1.00 3 5 1.33 4 5 2.33 5 3 4.00 12 7 9.67 32.00 32.00 21.33 285.933 6731 552 41 41 9

10 686 - ÖKKEŞ BURAK GÖZEL 6 / D 10 10 6.67 9 0 9.00 8 2 7.33 0 2 -0.67 5 11 1.33 9 10 5.67 41.00 35.00 29.33 278.156 6920 561 43 43 10
11 676 - ALİ SÜTCÜ 6 / D 13 7 10.67 6 4 4.67 7 3 6.00 4 5 2.33 2 9 -1.00 4 13 -0.33 36.00 41.00 22.34 255.956 7286 577 54 54 11
12 880 - BEDİRHAN BOLAT 6 / D 7 8 4.33 3 3 2.00 2 6 0.00 3 4 1.67 2 0 2.00 4 9 1.00 21.00 30.00 11.00 236.656 7609 584 57 57 12
13 690 - FAHRİ ERP ALAŞTIRAN 6 / D 1 1 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.33 7 4 5.67 10.00 7.00 7.67 234.089 7652 586 58 58 13


