
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİĞÜZEL ADAM LİSESİ 5. Sınıf KDS-4 8431 506 48 48

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.93 10.40 4.46 5.33 4.16 3.94 5.55 3.73 4.31 3.93 4.66 2.37 6.81 10.00 3.48 8.11 10.05 4.75 37.65 43.01 23.32 318.075
Şube Ortalaması 10.00 8.00 7.33 7.00 3.00 6.00 7.00 2.50 6.17 5.00 3.50 3.83 10.00 6.00 8.00 10.50 8.50 7.67 49.50 31.50 39.00 319.978

1 708 - FEYZANUR AKDERE 0 / A 11 5 9.33 8 2 7.33 6 3 5.00 4 3 3.00 12 4 10.67 9 9 6.00 50.00 26.00 41.33 332.589 3394 252 11 11 1
2 718 - ZEHRA BAĞCI 0 / A 9 11 5.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 8 8 5.33 12 8 9.33 49.00 37.00 36.66 307.367 5229 370 21 21 2



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİĞÜZEL ADAM LİSESİ 5. Sınıf KDS-4 8431 506 48 48

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.93 10.40 4.46 5.33 4.16 3.94 5.55 3.73 4.31 3.93 4.66 2.37 6.81 10.00 3.48 8.11 10.05 4.75 37.65 43.01 23.32 318.075
Şube Ortalaması 10.24 7.00 7.90 6.00 3.38 4.87 7.48 1.57 6.95 5.24 3.48 4.08 9.76 6.14 7.71 9.24 8.43 6.43 47.95 30.00 37.96 315.672

1 719 - KARDELEN KARACAN 5 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 18 2 17.33 19 1 18.67 80.00 10.00 76.67 458.522 50 3 1 1 1
2 720 - MELİHA TEKE 5 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 16 1 15.67 15 5 13.33 74.00 13.00 69.68 422.989 323 21 2 2 2
3 722 - ZEYNEP HİRA DURDU 5 / A 16 4 14.67 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 12 6 10.00 13 7 10.67 64.00 24.00 56.01 380.033 1204 79 4 4 3
4 706 - FZEYNEP YİĞİT 5 / A 15 4 13.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 1 7.67 12 7 9.67 13 7 10.67 64.00 23.00 56.35 375.978 1345 92 6 6 4
5 750 - ABDUL CELİL ORÇAN 5 / A 9 8 6.33 6 4 4.67 7 1 6.67 4 3 3.00 12 3 11.00 11 7 8.67 49.00 26.00 40.34 331.489 3460 259 12 12 5
6 726 - AZRA KALKAN 5 / A 12 8 9.33 4 6 2.00 6 4 4.67 6 3 5.00 7 6 5.00 13 7 10.67 48.00 34.00 36.67 324.078 3959 287 14 14 6
7 712 - NİSA BOZDAĞ 5 / A 7 4 5.67 6 2 5.33 8 0 8.00 7 2 6.33 12 0 12.00 5 1 4.67 45.00 9.00 42.00 321.133 4162 300 15 15 7
8 729 - AYEZÜMA OKUMUŞ 5 / A 10 10 6.67 5 5 3.33 6 4 4.67 2 4 0.67 12 7 9.67 10 7 7.67 45.00 37.00 32.68 316.344 4546 330 17 17 8
9 709 - GÜLNAZ SIĞIRCI 5 / A 10 7 7.67 7 3 6.00 8 1 7.67 5 4 3.67 12 4 10.67 6 9 3.00 48.00 28.00 38.68 314.111 4729 344 18 18 9

10 724 - AYŞE AKGÜ 5 / A 8 8 5.33 6 3 5.00 5 3 4.00 4 4 2.67 11 4 9.67 9 9 6.00 43.00 31.00 32.67 306.300 5286 375 23 23 10
11 711 - KEVSER NUR DEMİR 5 / A 9 11 5.33 8 2 7.33 6 3 5.00 6 4 4.67 9 8 6.33 11 9 8.00 49.00 37.00 36.66 306.267 5288 376 24 24 11
12 71 - HACER BAĞCI 5 / A 10 10 6.67 6 3 5.00 8 1 7.67 7 3 6.00 8 6 6.00 9 10 5.67 48.00 33.00 37.01 302.256 5547 403 26 26 12
13 702 - AYŞE BAYAZIT 5 / A 12 3 11.00 5 3 4.00 9 1 8.67 3 3 2.00 4 6 2.00 8 5 6.33 41.00 21.00 34.00 302.211 5551 404 27 27 13
14 705 - EZGİ KIŞLAK 5 / A 8 6 6.00 6 3 5.00 9 0 9.00 3 4 1.67 10 6 8.00 7 10 3.67 43.00 29.00 33.34 295.944 5929 449 33 33 14
15 713 - RABİA NUR KÖSE 5 / A 11 8 8.33 6 4 4.67 10 0 10.00 7 2 6.33 8 12 4.00 6 14 1.33 48.00 40.00 34.66 284.044 6424 471 35 35 15
16 725 - F ECRİN KISA 5 / A 7 7 4.67 6 3 5.00 7 1 6.67 0 8 -2.67 9 5 7.33 7 10 3.67 36.00 34.00 24.67 279.644 6545 473 36 36 16
17 700 - ASİYE DEMİR 5 / A 7 8 4.33 5 4 3.67 6 2 5.33 2 7 -0.33 10 6 8.00 6 12 2.00 36.00 39.00 23.00 273.322 6686 479 39 39 17
18 727 - LEYLADENİZYYENİPINA 5 / A 13 6 11.00 5 5 3.33 6 3 5.00 5 4 3.67 5 10 1.67 5 14 0.33 39.00 42.00 25.00 271.111 6721 482 40 40 18
19 723 - GİZEM BAĞCI 5 / A 6 12 2.00 7 3 6.00 8 1 7.67 5 5 3.33 9 9 6.00 6 13 1.67 41.00 43.00 26.67 261.867 6893 487 42 42 19
20 728 - NURSİMA AKÇAKAYA 5 / A 5 8 2.33 5 2 4.33 5 2 4.33 5 3 4.00 4 6 2.00 8 7 5.67 32.00 28.00 22.66 258.511 6968 488 43 43 20
21 716 - NİSA OKUDUCU 5 / A 7 8 4.33 4 5 2.33 7 2 6.33 4 6 2.00 5 15 0.00 7 13 2.67 34.00 49.00 17.66 242.956 7267 493 47 47 21



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİĞÜZEL ADAM LİSESİ 5. Sınıf KDS-4 8431 506 48 48

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.93 10.40 4.46 5.33 4.16 3.94 5.55 3.73 4.31 3.93 4.66 2.37 6.81 10.00 3.48 8.11 10.05 4.75 37.65 43.01 23.32 318.075
Şube Ortalaması 8.38 10.08 5.03 6.92 2.77 6.00 8.46 1.38 8.00 5.54 3.54 4.36 9.77 6.00 7.77 10.31 8.62 7.44 49.38 32.38 38.59 310.315

1 758 - HANİFİ ENES ÖZBEK 5 / B 13 7 10.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 17 3 16.00 10 10 6.67 67.00 23.00 59.34 377.067 1299 87 5 5 1
2 775 - YUNUS EMRE ERDAĞ 5 / B 10 9 7.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 1 7.67 16 3 15.00 11 8 8.33 63.00 23.00 55.34 362.589 1852 125 7 7 2
3 768 - YAKUP AKTAŞ 5 / B 9 11 5.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 15 4 13.67 14 6 12.00 59.00 30.00 49.00 357.778 2052 143 8 8 3
4 755 - M EYMEN AKÇA 5 / B 11 7 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 5 3 4.00 10 6 8.00 12 8 9.33 53.00 29.00 43.34 334.822 3267 241 10 10 4
5 769 - ABDULBASİT KARUT 5 / B 11 8 8.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 6 5.00 12 7 9.67 56.00 25.00 47.67 329.633 3601 271 13 13 5
6 761 - ALİ SARI 5 / B 8 12 4.00 5 5 3.33 10 0 10.00 9 1 8.67 12 5 10.33 9 11 5.33 53.00 34.00 41.66 311.822 4890 354 19 19 6
7 780 - YUSUF ÇOMRUK 5 / B 10 10 6.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 7 8 4.33 11 8 8.33 51.00 33.00 40.00 308.878 5107 365 20 20 7
8 777 - ZİYA BAGCI 5 / B 11 9 8.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 0 9.00 10 10 6.67 7 13 2.67 55.00 34.00 43.68 306.333 5283 374 22 22 8
9 772 - İSMAİL KEKLİK 5 / B 6 11 2.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 10 9 7.00 12 8 9.33 50.00 36.00 37.99 304.411 5413 385 25 25 9

10 764 - MEHMETCAN ARIK 5 / B 8 11 4.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 5 2.33 8 8 5.33 11 9 8.00 47.00 37.00 34.66 297.378 5867 439 32 32 10
11 765 - MUHAMMED EMİNT ANSE 5 / B 6 10 2.67 1 5 -0.67 3 5 1.33 1 8 -1.67 9 5 7.33 9 6 7.00 29.00 39.00 15.99 274.433 6661 478 38 38 11
12 751 - AHMET BUĞRA Ş 5 / B 2 10 -1.33 5 5 3.33 10 0 10.00 2 3 1.00 3 4 1.67 10 5 8.33 32.00 27.00 23.00 254.456 7042 489 44 44 12
13 753 - EMRULLAH GÖK 5 / B 4 16 -1.33 6 4 4.67 5 5 3.33 3 6 1.00 3 7 0.67 6 13 1.67 27.00 51.00 10.01 214.489 7891 498 48 48 13



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİĞÜZEL ADAM LİSESİ 5. Sınıf KDS-4 8431 506 48 48

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.93 10.40 4.46 5.33 4.16 3.94 5.55 3.73 4.31 3.93 4.66 2.37 6.81 10.00 3.48 8.11 10.05 4.75 37.65 43.01 23.32 318.075
Şube Ortalaması 9.83 8.08 7.14 6.25 3.25 5.17 6.83 2.25 6.08 4.00 3.33 2.89 7.58 6.67 5.36 9.25 8.50 6.42 43.75 32.08 33.06 299.797

1 757 - ALİ SALİHHASLAN 5 / C 12 8 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 14 6 12.00 16 4 14.67 66.00 24.00 58.00 384.444 1067 70 3 3 1
2 763 - MAHMUT GEREK 5 / C 11 3 10.00 7 3 6.00 7 1 6.67 6 2 5.33 10 3 9.00 13 5 11.33 54.00 17.00 48.33 354.800 2190 161 9 9 2
3 771 - ALİ DENİZ 5 / C 12 7 9.67 7 3 6.00 6 3 5.00 7 2 6.33 6 7 3.67 11 5 9.33 49.00 27.00 40.00 320.011 4246 309 16 16 3
4 760 - MUHAMED RECEP ÇOMRU 5 / C 11 9 8.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 10 10 6.67 7 13 2.67 52.00 38.00 39.35 301.522 5579 408 28 28 4
5 0 - HACI EFE CAMUZ 5 / C 14 5 12.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 7 9 4.00 6 13 1.67 49.00 35.00 37.33 301.478 5600 413 29 29 5
6 756 - RESUL GÜNEŞ 5 / C 8 9 5.00 7 3 6.00 7 3 6.00 3 3 2.00 7 8 4.33 12 6 10.00 44.00 32.00 33.33 301.467 5605 414 30 30 6
7 759 - ÖMER YILDIZ 5 / C 9 9 6.00 5 4 3.67 4 4 2.67 1 6 -1.00 10 4 8.67 9 9 6.00 38.00 36.00 26.01 297.800 5831 433 31 31 7
8 767 - OSMANMEHMET SÜT 5 / C 9 7 6.67 7 3 6.00 9 1 8.67 2 4 0.67 5 6 3.00 10 9 7.00 42.00 30.00 32.01 291.133 6178 465 34 34 8
9 752 - ALİ ZİYA GÜL 5 / C 9 10 5.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 8 -1.67 7 7 4.67 8 10 4.67 39.00 41.00 25.34 278.189 6579 476 37 37 9

10 754 - YUSUF BAYYİHİT 5 / C 9 6 7.00 5 1 4.67 5 1 4.67 5 1 4.67 3 7 0.67 6 6 4.00 33.00 22.00 25.68 267.433 6788 484 41 41 10
11 778 - ALİ BUĞRA AKPINAR 5 / C 6 13 1.67 6 3 5.00 7 2 6.33 1 5 -0.67 7 7 4.67 6 10 2.67 33.00 40.00 19.67 251.889 7096 490 45 45 11
12 774 - HAMZA ERPAYIAŞ A 5 / C 8 11 4.33 0 10 -3.33 5 4 3.67 1 0 1.00 5 6 3.00 7 12 3.00 26.00 43.00 11.67 247.400 7176 492 46 46 12


