
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİĞÜZEL ADAM LİSESİ 7. Sınıf KDS-4 10316 1110 21 21

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.18 7.93 7.54 6.60 2.61 5.73 7.17 2.13 6.46 4.08 3.64 2.87 6.19 7.99 3.53 8.15 8.78 5.22 42.36 33.08 31.34 335.388

İl Ortalaması 10.71 7.31 8.28 6.83 2.25 6.08 7.54 1.69 6.98 4.38 3.05 3.36 7.59 7.18 5.20 8.95 7.93 6.30 45.99 29.41 36.19 367.585
Okul Ortalaması 12.90 6.38 10.78 8.43 1.33 7.98 9.00 0.62 8.79 5.57 3.19 4.51 7.43 6.00 5.43 9.57 8.52 6.73 52.90 26.05 44.22 325.594

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 507 - EMİNE HOPUR 7 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 9 0 9.00 10 0 10.00 13 5 11.33 16 4 14.67 74.00 13.00 69.67 412.978 1056 226 1 1
2 525 - ZEHRA KAYA 7 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 13 3 12.00 10 9 7.00 69.00 16.00 63.67 391.844 1834 348 2 2
3 511 - İKRA NAR 7 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 4 2 3.33 13 3 12.00 9 4 7.67 64.00 11.00 60.33 390.367 1889 358 3 3
4 0 - ZEYNEP DUT 7 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 7 3 6.00 4 5 2.33 10 6 8.00 13 6 11.00 61.00 23.00 53.33 375.922 2589 466 4 4
5 509 - HACER ZOR 7 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 12 4 10.67 10 10 6.67 66.00 20.00 59.35 372.644 2795 499 5 5
6 531 - FATIMA SÜT 7 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 13 6 11.00 9 10 5.67 67.00 21.00 60.01 371.144 2890 509 6 6
7 517 - LEYLA AÇIKGÖZ 7 / A 14 5 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 1 7.67 11 3 10.00 11 5 9.33 62.00 16.00 56.67 368.500 3059 540 7 7
8 533 - ELİF BOZDOĞAN 7 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 10 0 10.00 3 7 0.67 11 5 9.33 13 7 10.67 58.00 28.00 48.67 356.311 3811 639 8 8
9 52 - HÜMEYRA L AŞ 7 / A 10 9 7.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 12 8 9.33 56.00 23.00 48.33 337.033 5264 790 9 9

10 504 - ŞERİFE ASEL TANSEL 7 / A 13 7 10.67 9 1 8.67 10 0 10.00 4 3 3.00 3 4 1.67 11 8 8.33 50.00 23.00 42.34 315.944 6812 943 10 10
11 0 - KÜBRA NUR ÇOMAK 7 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 3 4 1.67 1 0 1.00 9 10 5.67 45.00 22.00 37.67 304.089 7532 1010 11 11
12 505 - EMİNE GÜL 7 / A 11 8 8.33 9 1 8.67 8 2 7.33 4 3 3.00 4 7 1.67 11 7 8.67 47.00 28.00 37.67 304.089 7532 1010 11 11
13 39 - KÜBRA OKUMUŞ 7 / A 10 6 8.00 6 1 5.67 5 1 4.67 8 1 7.67 6 1 5.67 8 9 5.00 43.00 19.00 36.68 302.989 7569 1015 13 13
14 519 - NAZLI YÜKSEK 7 / A 12 8 9.33 10 0 10.00 9 1 8.67 2 7 -0.33 7 9 4.00 8 10 4.67 48.00 35.00 36.34 300.378 7688 1030 14 14
15 513 - İREM KARA 7 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 10 0 10.00 5 5 3.33 5 9 2.00 7 11 3.33 48.00 33.00 36.99 295.533 7931 1052 15 15
16 502 - ELİF SUDE GÜL 7 / A 11 8 8.33 6 4 4.67 10 0 10.00 6 4 4.67 3 17 -2.67 12 8 9.33 48.00 41.00 34.33 288.111 8222 1067 16 16
17 529 - AYŞENUR SENA FISTIK 7 / A 11 5 9.33 8 1 7.67 9 0 9.00 7 1 6.67 2 8 -0.67 7 10 3.67 44.00 25.00 35.67 280.733 8435 1079 17 17
18 503 - CEMİLE NİSA HOPUR 7 / A 8 11 4.33 7 2 6.33 6 2 5.33 3 3 2.00 7 3 6.00 7 9 4.00 38.00 30.00 27.99 278.867 8490 1080 18 18
19 526 - AHSEN GÜNEŞ 7 / A 10 10 6.67 7 3 6.00 10 0 10.00 4 6 2.00 5 15 0.00 8 12 4.00 44.00 46.00 28.67 267.422 8779 1085 19 19
20 521 - NİLÜFER TAŞ 7 / A 9 10 5.67 8 2 7.33 10 0 10.00 5 3 4.00 5 8 2.33 5 11 1.33 42.00 34.00 30.66 265.167 8849 1086 20 20
21 523 - ZEHRA KADER YAKAR 7 / A 11 9 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 2 7 -0.33 3 9 0.00 5 11 1.33 37.00 40.00 23.67 257.400 9045 1090 21 21


