
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ 60 116 398 3093

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,91 11,03 7,15 3,75 3,66 2,84 2,64 3,61 1,74 1,86 1,89 1,39 2,51 1,17 2,22 0,02 0,02 0,01 5,32 6,50 3,69 2,55 3,29 1,72 1,36 2,14 0,83 2,51 3,09 1,74 32,43 36,40 23,33 211,320

Okul Ortalaması 12,08 10,00 9,58 4,67 3,07 3,90 3,05 3,57 2,16 2,13 2,02 1,63 2,55 1,15 2,26 0,00 0,00 0,00 5,82 6,12 4,29 2,90 2,57 2,26 1,58 1,65 1,17 3,95 3,00 3,20 38,73 33,15 30,45 232,550

KATILIMLAR

1 153 NESİBE NUR  KAYA 10C 18 8 16,00 7 1 6,75 9 0 9,00 3 2 2,50 2 2 1,50 19 6 17,50 7 3 6,25 8 2 7,50 8 2 7,50 81 26 74,50 364,717 35

2 904 E ZİŞAN GEVREK 10C 21 7 19,25 8 1 7,75 8 2 7,50 2 3 1,25 5 0 5,00 16 8 14,00 6 4 5,00 8 2 7,50 7 3 6,25 81 30 73,50 361,189 41

3 903 MERVE DEREBEYİ 10A 16 1 15,75 7 2 6,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 16 3 15,25 5 1 4,75 7 1 6,75 5 2 4,50 66 12 63,00 329,971 93

4 993 MELİKE KOCA 10D 14 10 11,50 4 3 3,25 9 1 8,75 2 3 1,25 3 1 2,75 17 7 15,25 6 1 5,75 6 2 5,50 6 4 5,00 67 32 59,00 318,509 118

5 911 MERVE ZELİHA ÇOMAK 10A 13 10 10,50 7 3 6,25 3 4 2,00 2 0 2,00 3 2 2,50 8 4 7,00 5 2 4,50 6 2 5,50 7 2 6,50 54 29 46,75 281,826 300

6 925 EMİNE GÜL SAYGILI 10A 14 8 12,00 6 1 5,75 7 2 6,50 3 0 3,00 4 0 4,00 7 5 5,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 4 4,00 52 22 46,50 280,599 309

7 972 RUMEYSA YILMAZ 10C 16 14 12,50 6 4 5,00 6 4 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 14 14 10,50 6 4 5,00 4 5 2,75 4 6 2,50 60 57 45,75 278,310 325

8 952 EBRAR ORÇAN 10D 16 9 13,75 8 2 7,50 6 4 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 3 4,25 5 3 4,25 1 2 0,50 7 3 6,25 52 32 44,00 272,917 361

9 970 ESMA YİĞİT 10C 21 5 19,75 4 2 3,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 3 2,25 48 16 44,00 272,027 363

10 979 ELİF SUDE GÖRGÜLÜ 10C 15 14 11,50 7 0 7,00 3 7 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 11 2,25 4 3 3,25 4 3 3,25 7 1 6,75 52 41 41,75 266,536 406

11 992 HACER NUR KURT 10C 15 10 12,50 4 5 2,75 7 3 6,25 2 1 1,75 2 1 1,75 7 7 5,25 3 4 2,00 6 3 5,25 5 3 4,25 51 37 41,75 266,336 408

12 914 ZEYNEP KURT 10A 16 7 14,25 4 5 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 9 5 7,75 1 1 0,75 3 1 2,75 6 2 5,50 47 24 41,00 263,754 442

13 927 MERVE BOZDOĞAN 10A 12 5 10,75 7 1 6,75 4 3 3,25 2 2 1,50 2 2 1,50 10 7 8,25 2 0 2,00 2 0 2,00 5 3 4,25 46 23 40,25 261,924 461

14 939 ESMA UYKUN 10D 16 11 13,25 7 2 6,50 7 3 6,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 6 1,50 3 3 2,25 6 3 5,25 48 31 40,25 261,569 463

15 973 AYŞE AKBABA 10C 13 11 10,25 4 3 3,25 5 3 4,25 3 0 3,00 1 2 0,50 5 4 4,00 4 4 3,00 7 2 6,50 6 4 5,00 48 33 39,75 260,736 479

16 981 EMİNE KEKLİK 10B 13 10 10,50 6 3 5,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 10 3 9,25 1 1 0,75 2 1 1,75 8 2 7,50 46 26 39,50 259,772 486

17 971 BEYZA NUR ZORBA 10D 15 13 11,75 8 2 7,50 6 4 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 14 0,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 5 4 4,00 48 48 36,00 248,839 620

18 965 AYŞE NUR BOZKURT 10C 16 11 13,25 5 2 4,50 2 5 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 6 6 4,50 2 4 1,00 1 2 0,50 5 5 3,75 44 37 34,75 244,946 675

19 957 MELİKE KISA 10D 17 8 15,00 6 2 5,50 6 2 5,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 3 5 1,75 2 8 0,00 43 34 34,50 243,917 690

20 944 BUSE AKKURT 10C 16 4 15,00 1 2 0,50 4 4 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 7 15 3,25 3 6 1,50 4 3 3,25 5 5 3,75 44 40 34,00 242,594 713

21 936 HACER ATA 10B 17 6 15,50 7 2 6,50 2 5 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 7 2,25 3 3 2,25 1 3 0,25 2 3 1,25 41 30 33,50 240,836 732

22 905 RAMAZAN NALBANT 10B 14 11 11,25 6 4 5,00 2 4 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 6 4 5,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 41 34 32,50 238,493 771

23 902 SUDE DİKİLİTAŞ 10B 17 11 14,25 5 5 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 4 2,00 4 1 3,75 1 1 0,75 4 3 3,25 39 31 31,25 234,395 835

24 987 ZEYNEP BOZDAĞ 10D 14 10 11,50 6 2 5,50 2 4 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 3 4,25 2 5 0,75 1 2 0,50 4 3 3,25 38 30 30,50 232,368 870

25 976 ŞEVVAL KARAGÖZ 10D 15 8 13,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 4 3 3,25 2 2 1,50 1 0 1,00 5 2 4,50 35 18 30,50 232,273 871

26 996 BERAT 10C 9 6 7,50 7 2 6,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 34 16 30,00 231,455 888

27 110 KÜBRA AKILLI 10A 11 3 10,25 9 0 9,00 1 3 0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 4 2 3,50 2 0 2,00 32 9 29,75 230,176 913

28 907 HATİCE KARAOĞLAN 10D 10 14 6,50 4 4 3,00 5 5 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 9 2,75 2 5 0,75 2 4 1,00 6 4 5,00 41 47 29,25 229,351 939

29 901 SENA PİŞKİN* 10A 11 9 8,75 7 3 6,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 7 9 4,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 37 31 29,25 229,038 941
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ 60 116 398 3093

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,91 11,03 7,15 3,75 3,66 2,84 2,64 3,61 1,74 1,86 1,89 1,39 2,51 1,17 2,22 0,02 0,02 0,01 5,32 6,50 3,69 2,55 3,29 1,72 1,36 2,14 0,83 2,51 3,09 1,74 32,43 36,40 23,33 211,320

Okul Ortalaması 12,08 10,00 9,58 4,67 3,07 3,90 3,05 3,57 2,16 2,13 2,02 1,63 2,55 1,15 2,26 0,00 0,00 0,00 5,82 6,12 4,29 2,90 2,57 2,26 1,58 1,65 1,17 3,95 3,00 3,20 38,73 33,15 30,45 232,550

KATILIMLAR

30 980 GÖKHAN BARMAN 10B 8 4 7,00 2 4 1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 0 3,00 7 3 6,25 7 0 7,00 2 2 1,50 33 16 29,00 228,604 952

31 994 GİZEM NA ZKAYA 10C 17 8 15,00 4 4 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 0 9 -2,25 3 4 2,00 2 3 1,25 5 2 4,50 38 37 28,75 226,783 992

32 990 ÖZGE YILMAZ 10D 9 3 8,25 4 4 3,00 4 1 3,75 2 0 2,00 10 2 9,50 1 0 1,00 1 0 1,00 31 10 28,50 226,679 995

33 978 YUSUF KALAY 10D 8 7 6,25 2 4 1,00 3 3 2,25 1 4 0,00 2 0 2,00 10 6 8,50 5 2 4,50 4 1 3,75 35 27 28,25 226,437 998

34 941 AHSEN BEYZA SOLMAZ 10B 7 6 5,50 2 2 1,50 4 0 4,00 15 4 14,00 1 0 1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 32 17 27,75 224,812 1025

35 919 LEYLA YILDIZ 10B 13 13 9,75 6 3 5,25 2 4 1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 4 5 2,75 36 33 27,75 224,249 1037

36 977 RAHİLE AKTOP 10D 8 9 5,75 4 3 3,25 2 8 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 11 6 9,50 2 1 1,75 5 4 4,00 36 36 27,00 222,645 1085

37 997 BEYZANUR POYRAZ 10B 10 11 7,25 3 3 2,25 4 2 3,50 3 2 2,50 3 0 3,00 5 9 2,75 2 4 1,00 1 2 0,50 5 3 4,25 36 36 27,00 222,450 1087

38 921 SİMA TEKEREK 10 12 6 10,50 4 2 3,50 3 4 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 6 1,50 3 4 2,00 3 2 2,50 33 25 26,75 221,226 1104

39 999 NUR HARSE 10D 10 18 5,50 5 5 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 1 2,75 7 4 6,00 2 3 1,25 7 2 6,50 36 41 25,75 219,000 1153

40 955 ASUDE KAHRAMAN 10B 17 8 15,00 4 3 3,25 2 6 0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 4 1,00 2 4 1,00 1 2 0,50 3 4 2,00 35 36 26,00 218,346 1162

41 909 YUSUF ALİ ARISOY 10B 14 6 12,50 4 4 3,00 3 6 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 31 24 25,00 215,655 1235

42 959 İRFAN KARADAĞLI 10B 7 11 4,25 3 4 2,00 3 6 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 7 2 6,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 4 2 3,50 32 33 23,75 213,110 1292

43 924 GÜRKAN GÜZEL 10B 5 7 3,25 2 5 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 7 4 6,00 6 2 5,50 2 2 1,50 29 24 23,00 210,996 1351

44 943 ERVA LİMON 10B 15 8 13,00 6 2 5,50 4 4 3,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 6 0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 31 31 23,25 210,180 1366

45 922 EZGİ NAS GÖK 10A 8 9 5,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 4 2,00 1 3 0,25 6 4 5,00 28 25 21,75 206,843 1451

46 917 ASLI AKKUŞ 10A 7 14 3,50 4 3 3,25 4 6 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 7 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 6 3 5,25 31 41 20,75 204,230 1527

47 985 MELİKE NAZ KILIÇ 10D 12 16 8,00 1 5 -0,25 4 6 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 9 0,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 6 4 5,00 33 51 20,25 202,042 1577

48 963 CELİL OĞUL 10A 5 10 2,50 8 1 7,75 4 3 3,25 3 1 2,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 25 22 19,50 200,292 1629

49 949 HASAN BARAZ 10C 9 11 6,25 4 5 2,75 3 6 1,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 4 10 1,50 5 2 4,50 2 3 1,25 4 5 2,75 31 48 19,00 198,642 1672

50 933 EFRAHIM AKBAŞAK 10A 7 17 2,75 7 3 6,25 5 5 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 3 6 1,50 1 6 -0,50 3 6 1,50 32 53 18,75 198,105 1685

51 945 EMİNE TÜRKMEN 10B 10 10 7,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 1 3 0,25 5 3 4,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 25 27 18,25 196,155 1740

52 915 HİRA UZ 10A 10 5 8,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 20 7 18,25 195,872 1747

53 0 M ALİ EFE 10D 12 15 8,25 4 6 2,50 1 8 -1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 10 1,50 4 6 2,50 0 6 -1,50 3 7 1,25 33 62 17,50 193,623 1811

54 986 NİSA KARABAYIR 10D 8 10 5,50 2 2 1,50 11 8 9,00 21 20 16,00 189,381 1939

55 926 ÖMER CAN KIZIL 10A 9 10 6,50 3 6 1,50 3 6 1,50 1 4 0,00 1 1 0,75 4 4 3,00 1 0 1,00 2 3 1,25 24 34 15,50 187,838 1989

56 983 SAMET 10C 10 12 7,00 4 5 2,75 1 7 -0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 6 1,50 0 1 -0,25 5 5 3,75 25 41 14,75 185,569 2046

57 998 YİĞİT 10A 10 15 6,25 5 5 3,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 9 -0,25 2 3 1,25 24 39 14,25 184,073 2087

58 164 M ENES BOZDAĞ 10C 7 19 2,25 3 6 1,50 1 7 -0,75 1 4 0,00 4 1 3,75 2 12 -1,00 4 5 2,75 0 6 -1,50 2 6 0,50 24 66 7,50 164,323 2549
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ 60 116 398 3093

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,91 11,03 7,15 3,75 3,66 2,84 2,64 3,61 1,74 1,86 1,89 1,39 2,51 1,17 2,22 0,02 0,02 0,01 5,32 6,50 3,69 2,55 3,29 1,72 1,36 2,14 0,83 2,51 3,09 1,74 32,43 36,40 23,33 211,320

Okul Ortalaması 12,08 10,00 9,58 4,67 3,07 3,90 3,05 3,57 2,16 2,13 2,02 1,63 2,55 1,15 2,26 0,00 0,00 0,00 5,82 6,12 4,29 2,90 2,57 2,26 1,58 1,65 1,17 3,95 3,00 3,20 38,73 33,15 30,45 232,550

KATILIMLAR

59 125 MEDİNE ÇOMRUK 11D 4 24 -2,00 3 7 1,25 1 7 -0,75 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 9 49 -3,25 132,441 3063

60 928 ALİ AY 10A 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 28 -5,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 19 101 -6,25 123,163 3089
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10 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ 60 116 398 3093

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,91 11,03 7,15 3,75 3,66 2,84 2,64 3,61 1,74 1,86 1,89 1,39 2,51 1,17 2,22 0,02 0,02 0,01 5,32 6,50 3,69 2,55 3,29 1,72 1,36 2,14 0,83 2,51 3,09 1,74 32,43 36,40 23,33 211,320

Okul Ortalaması 12,08 10,00 9,58 4,67 3,07 3,90 3,05 3,57 2,16 2,13 2,02 1,63 2,55 1,15 2,26 0,00 0,00 0,00 5,82 6,12 4,29 2,90 2,57 2,26 1,58 1,65 1,17 3,95 3,00 3,20 38,73 33,15 30,45 232,550

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 921 SİMA TEKEREK 10 12 6 10,50 4 2 3,50 3 4 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 6 1,50 3 4 2,00 3 2 2,50 33 25 26,75 221,226 1104
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ 60 116 398 3093

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,91 11,03 7,15 3,75 3,66 2,84 2,64 3,61 1,74 1,86 1,89 1,39 2,51 1,17 2,22 0,02 0,02 0,01 5,32 6,50 3,69 2,55 3,29 1,72 1,36 2,14 0,83 2,51 3,09 1,74 32,43 36,40 23,33 211,320

Okul Ortalaması 12,08 10,00 9,58 4,67 3,07 3,90 3,05 3,57 2,16 2,13 2,02 1,63 2,55 1,15 2,26 0,00 0,00 0,00 5,82 6,12 4,29 2,90 2,57 2,26 1,58 1,65 1,17 3,95 3,00 3,20 38,73 33,15 30,45 232,550

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 903 MERVE DEREBEYİ 10A 16 1 15,75 7 2 6,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 16 3 15,25 5 1 4,75 7 1 6,75 5 2 4,50 66 12 63,00 329,971 93

2 911 MERVE ZELİHA ÇOMAK 10A 13 10 10,50 7 3 6,25 3 4 2,00 2 0 2,00 3 2 2,50 8 4 7,00 5 2 4,50 6 2 5,50 7 2 6,50 54 29 46,75 281,826 300

3 925 EMİNE GÜL SAYGILI 10A 14 8 12,00 6 1 5,75 7 2 6,50 3 0 3,00 4 0 4,00 7 5 5,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 4 4,00 52 22 46,50 280,599 309

4 914 ZEYNEP KURT 10A 16 7 14,25 4 5 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 9 5 7,75 1 1 0,75 3 1 2,75 6 2 5,50 47 24 41,00 263,754 442

5 927 MERVE BOZDOĞAN 10A 12 5 10,75 7 1 6,75 4 3 3,25 2 2 1,50 2 2 1,50 10 7 8,25 2 0 2,00 2 0 2,00 5 3 4,25 46 23 40,25 261,924 461

6 110 KÜBRA AKILLI 10A 11 3 10,25 9 0 9,00 1 3 0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 4 2 3,50 2 0 2,00 32 9 29,75 230,176 913

7 901 SENA PİŞKİN* 10A 11 9 8,75 7 3 6,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 7 9 4,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 37 31 29,25 229,038 941

8 922 EZGİ NAS GÖK 10A 8 9 5,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 4 2,00 1 3 0,25 6 4 5,00 28 25 21,75 206,843 1451

9 917 ASLI AKKUŞ 10A 7 14 3,50 4 3 3,25 4 6 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 7 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 6 3 5,25 31 41 20,75 204,230 1527

10 963 CELİL OĞUL 10A 5 10 2,50 8 1 7,75 4 3 3,25 3 1 2,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 25 22 19,50 200,292 1629

11 933 EFRAHIM AKBAŞAK 10A 7 17 2,75 7 3 6,25 5 5 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 3 6 1,50 1 6 -0,50 3 6 1,50 32 53 18,75 198,105 1685

12 915 HİRA UZ 10A 10 5 8,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 20 7 18,25 195,872 1747

13 926 ÖMER CAN KIZIL 10A 9 10 6,50 3 6 1,50 3 6 1,50 1 4 0,00 1 1 0,75 4 4 3,00 1 0 1,00 2 3 1,25 24 34 15,50 187,838 1989

14 998 YİĞİT 10A 10 15 6,25 5 5 3,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 9 -0,25 2 3 1,25 24 39 14,25 184,073 2087

15 928 ALİ AY 10A 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 28 -5,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 19 101 -6,25 123,163 3089
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ 60 116 398 3093

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,91 11,03 7,15 3,75 3,66 2,84 2,64 3,61 1,74 1,86 1,89 1,39 2,51 1,17 2,22 0,02 0,02 0,01 5,32 6,50 3,69 2,55 3,29 1,72 1,36 2,14 0,83 2,51 3,09 1,74 32,43 36,40 23,33 211,320

Okul Ortalaması 12,08 10,00 9,58 4,67 3,07 3,90 3,05 3,57 2,16 2,13 2,02 1,63 2,55 1,15 2,26 0,00 0,00 0,00 5,82 6,12 4,29 2,90 2,57 2,26 1,58 1,65 1,17 3,95 3,00 3,20 38,73 33,15 30,45 232,550

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 981 EMİNE KEKLİK 10B 13 10 10,50 6 3 5,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 10 3 9,25 1 1 0,75 2 1 1,75 8 2 7,50 46 26 39,50 259,772 486

2 936 HACER ATA 10B 17 6 15,50 7 2 6,50 2 5 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 7 2,25 3 3 2,25 1 3 0,25 2 3 1,25 41 30 33,50 240,836 732

3 905 RAMAZAN NALBANT 10B 14 11 11,25 6 4 5,00 2 4 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 6 4 5,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 41 34 32,50 238,493 771

4 902 SUDE DİKİLİTAŞ 10B 17 11 14,25 5 5 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 4 2,00 4 1 3,75 1 1 0,75 4 3 3,25 39 31 31,25 234,395 835

5 980 GÖKHAN BARMAN 10B 8 4 7,00 2 4 1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 0 3,00 7 3 6,25 7 0 7,00 2 2 1,50 33 16 29,00 228,604 952

6 941 AHSEN BEYZA SOLMAZ 10B 7 6 5,50 2 2 1,50 4 0 4,00 15 4 14,00 1 0 1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 32 17 27,75 224,812 1025

7 919 LEYLA YILDIZ 10B 13 13 9,75 6 3 5,25 2 4 1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 4 5 2,75 36 33 27,75 224,249 1037

8 997 BEYZANUR POYRAZ 10B 10 11 7,25 3 3 2,25 4 2 3,50 3 2 2,50 3 0 3,00 5 9 2,75 2 4 1,00 1 2 0,50 5 3 4,25 36 36 27,00 222,450 1087

9 955 ASUDE KAHRAMAN 10B 17 8 15,00 4 3 3,25 2 6 0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 4 1,00 2 4 1,00 1 2 0,50 3 4 2,00 35 36 26,00 218,346 1162

10 909 YUSUF ALİ ARISOY 10B 14 6 12,50 4 4 3,00 3 6 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 31 24 25,00 215,655 1235

11 959 İRFAN KARADAĞLI 10B 7 11 4,25 3 4 2,00 3 6 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 7 2 6,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 4 2 3,50 32 33 23,75 213,110 1292

12 924 GÜRKAN GÜZEL 10B 5 7 3,25 2 5 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 7 4 6,00 6 2 5,50 2 2 1,50 29 24 23,00 210,996 1351

13 943 ERVA LİMON 10B 15 8 13,00 6 2 5,50 4 4 3,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 6 0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 31 31 23,25 210,180 1366

14 945 EMİNE TÜRKMEN 10B 10 10 7,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 1 3 0,25 5 3 4,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 25 27 18,25 196,155 1740
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ 60 116 398 3093

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,91 11,03 7,15 3,75 3,66 2,84 2,64 3,61 1,74 1,86 1,89 1,39 2,51 1,17 2,22 0,02 0,02 0,01 5,32 6,50 3,69 2,55 3,29 1,72 1,36 2,14 0,83 2,51 3,09 1,74 32,43 36,40 23,33 211,320

Okul Ortalaması 12,08 10,00 9,58 4,67 3,07 3,90 3,05 3,57 2,16 2,13 2,02 1,63 2,55 1,15 2,26 0,00 0,00 0,00 5,82 6,12 4,29 2,90 2,57 2,26 1,58 1,65 1,17 3,95 3,00 3,20 38,73 33,15 30,45 232,550

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 153 NESİBE NUR  KAYA 10C 18 8 16,00 7 1 6,75 9 0 9,00 3 2 2,50 2 2 1,50 19 6 17,50 7 3 6,25 8 2 7,50 8 2 7,50 81 26 74,50 364,717 35

2 904 E ZİŞAN GEVREK 10C 21 7 19,25 8 1 7,75 8 2 7,50 2 3 1,25 5 0 5,00 16 8 14,00 6 4 5,00 8 2 7,50 7 3 6,25 81 30 73,50 361,189 41

3 972 RUMEYSA YILMAZ 10C 16 14 12,50 6 4 5,00 6 4 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 14 14 10,50 6 4 5,00 4 5 2,75 4 6 2,50 60 57 45,75 278,310 325

4 970 ESMA YİĞİT 10C 21 5 19,75 4 2 3,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 3 2,25 48 16 44,00 272,027 363

5 979 ELİF SUDE GÖRGÜLÜ 10C 15 14 11,50 7 0 7,00 3 7 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 11 2,25 4 3 3,25 4 3 3,25 7 1 6,75 52 41 41,75 266,536 406

6 992 HACER NUR KURT 10C 15 10 12,50 4 5 2,75 7 3 6,25 2 1 1,75 2 1 1,75 7 7 5,25 3 4 2,00 6 3 5,25 5 3 4,25 51 37 41,75 266,336 408

7 973 AYŞE AKBABA 10C 13 11 10,25 4 3 3,25 5 3 4,25 3 0 3,00 1 2 0,50 5 4 4,00 4 4 3,00 7 2 6,50 6 4 5,00 48 33 39,75 260,736 479

8 965 AYŞE NUR BOZKURT 10C 16 11 13,25 5 2 4,50 2 5 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 6 6 4,50 2 4 1,00 1 2 0,50 5 5 3,75 44 37 34,75 244,946 675

9 944 BUSE AKKURT 10C 16 4 15,00 1 2 0,50 4 4 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 7 15 3,25 3 6 1,50 4 3 3,25 5 5 3,75 44 40 34,00 242,594 713

10 996 BERAT 10C 9 6 7,50 7 2 6,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 34 16 30,00 231,455 888

11 994 GİZEM NA ZKAYA 10C 17 8 15,00 4 4 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 0 9 -2,25 3 4 2,00 2 3 1,25 5 2 4,50 38 37 28,75 226,783 992

12 949 HASAN BARAZ 10C 9 11 6,25 4 5 2,75 3 6 1,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 4 10 1,50 5 2 4,50 2 3 1,25 4 5 2,75 31 48 19,00 198,642 1672

13 983 SAMET 10C 10 12 7,00 4 5 2,75 1 7 -0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 6 1,50 0 1 -0,25 5 5 3,75 25 41 14,75 185,569 2046

14 164 M ENES BOZDAĞ 10C 7 19 2,25 3 6 1,50 1 7 -0,75 1 4 0,00 4 1 3,75 2 12 -1,00 4 5 2,75 0 6 -1,50 2 6 0,50 24 66 7,50 164,323 2549
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10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ 60 116 398 3093

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,91 11,03 7,15 3,75 3,66 2,84 2,64 3,61 1,74 1,86 1,89 1,39 2,51 1,17 2,22 0,02 0,02 0,01 5,32 6,50 3,69 2,55 3,29 1,72 1,36 2,14 0,83 2,51 3,09 1,74 32,43 36,40 23,33 211,320

Okul Ortalaması 12,08 10,00 9,58 4,67 3,07 3,90 3,05 3,57 2,16 2,13 2,02 1,63 2,55 1,15 2,26 0,00 0,00 0,00 5,82 6,12 4,29 2,90 2,57 2,26 1,58 1,65 1,17 3,95 3,00 3,20 38,73 33,15 30,45 232,550

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 993 MELİKE KOCA 10D 14 10 11,50 4 3 3,25 9 1 8,75 2 3 1,25 3 1 2,75 17 7 15,25 6 1 5,75 6 2 5,50 6 4 5,00 67 32 59,00 318,509 118

2 952 EBRAR ORÇAN 10D 16 9 13,75 8 2 7,50 6 4 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 3 4,25 5 3 4,25 1 2 0,50 7 3 6,25 52 32 44,00 272,917 361

3 939 ESMA UYKUN 10D 16 11 13,25 7 2 6,50 7 3 6,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 6 1,50 3 3 2,25 6 3 5,25 48 31 40,25 261,569 463

4 971 BEYZA NUR ZORBA 10D 15 13 11,75 8 2 7,50 6 4 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 14 0,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 5 4 4,00 48 48 36,00 248,839 620

5 957 MELİKE KISA 10D 17 8 15,00 6 2 5,50 6 2 5,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 3 5 1,75 2 8 0,00 43 34 34,50 243,917 690

6 987 ZEYNEP BOZDAĞ 10D 14 10 11,50 6 2 5,50 2 4 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 3 4,25 2 5 0,75 1 2 0,50 4 3 3,25 38 30 30,50 232,368 870

7 976 ŞEVVAL KARAGÖZ 10D 15 8 13,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 4 3 3,25 2 2 1,50 1 0 1,00 5 2 4,50 35 18 30,50 232,273 871

8 907 HATİCE KARAOĞLAN 10D 10 14 6,50 4 4 3,00 5 5 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 9 2,75 2 5 0,75 2 4 1,00 6 4 5,00 41 47 29,25 229,351 939

9 990 ÖZGE YILMAZ 10D 9 3 8,25 4 4 3,00 4 1 3,75 2 0 2,00 10 2 9,50 1 0 1,00 1 0 1,00 31 10 28,50 226,679 995

10 978 YUSUF KALAY 10D 8 7 6,25 2 4 1,00 3 3 2,25 1 4 0,00 2 0 2,00 10 6 8,50 5 2 4,50 4 1 3,75 35 27 28,25 226,437 998

11 977 RAHİLE AKTOP 10D 8 9 5,75 4 3 3,25 2 8 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 11 6 9,50 2 1 1,75 5 4 4,00 36 36 27,00 222,645 1085

12 999 NUR HARSE 10D 10 18 5,50 5 5 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 1 2,75 7 4 6,00 2 3 1,25 7 2 6,50 36 41 25,75 219,000 1153

13 985 MELİKE NAZ KILIÇ 10D 12 16 8,00 1 5 -0,25 4 6 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 9 0,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 6 4 5,00 33 51 20,25 202,042 1577

14 0 M ALİ EFE 10D 12 15 8,25 4 6 2,50 1 8 -1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 10 1,50 4 6 2,50 0 6 -1,50 3 7 1,25 33 62 17,50 193,623 1811

15 986 NİSA KARABAYIR 10D 8 10 5,50 2 2 1,50 11 8 9,00 21 20 16,00 189,381 1939
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ 60 116 398 3093

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,91 11,03 7,15 3,75 3,66 2,84 2,64 3,61 1,74 1,86 1,89 1,39 2,51 1,17 2,22 0,02 0,02 0,01 5,32 6,50 3,69 2,55 3,29 1,72 1,36 2,14 0,83 2,51 3,09 1,74 32,43 36,40 23,33 211,320

Okul Ortalaması 12,08 10,00 9,58 4,67 3,07 3,90 3,05 3,57 2,16 2,13 2,02 1,63 2,55 1,15 2,26 0,00 0,00 0,00 5,82 6,12 4,29 2,90 2,57 2,26 1,58 1,65 1,17 3,95 3,00 3,20 38,73 33,15 30,45 232,550

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 125 MEDİNE ÇOMRUK 11D 4 24 -2,00 3 7 1,25 1 7 -0,75 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 9 49 -3,25 132,441 3063
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SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMA TEKEREK 921 10

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,226 211,320 1 38 43 110 1104

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 1 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 6 10,50 35 10,50 9,58 7,15

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,50 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,00 2,16 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,00 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 12 7 10,25 34 10,25 9,95 8,20

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 1,50 4,29 3,69

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,00 2,26 1,72

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 1,17 0,83

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 2,50 3,20 1,74

TYT Fen 30 6 6 4,50 15 4,50 6,63 4,29

Toplam: 120 33 25 26,75 22 26,75 30,45 23,31

TYT Türkçe   D d  DB b   B CBAa  DBaCAdDc

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal   EBaE  DabC aE ee C BDbC C  C     

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik ACc b    d b       Cc e       

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen EcD  dDc b           d bDB  A 

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 0 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 3 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 0 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 2 33
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 1 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 1 0 50
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ AY 928 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,163 211,320 15 60 115 396 3089

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 6 24 0,00 0 7,88 9,58 7,15

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 4,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 1,85 2,16 1,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,23 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 6 24 0,00 0 10,63 9,95 8,20

Matematik-1 30 2 28 -5,00 -17 3,48 4,29 3,69

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 1,78 2,26 1,72

Kimya 10 2 8 0,00 0 1,18 1,17 0,83

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 2,97 3,20 1,74

TYT Fen 30 5 25 -1,25 -4 5,93 6,63 4,29

Toplam: 120 19 101 -6,25 -5 27,93 30,45 23,31

TYT Türkçe DCdddDddddeeeeeeeEeeaaaaaaaaAA

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal aaaAAaaaaacCccccCcccbbbBbbbbbB     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik eeeeeEeeeeaaaaaaaAaadddddddddd

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen bbbbbbbbBbeEeeeeEeeeaaaaaaAAaa

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 3 0 3 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 3 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 0 4 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 2 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 0 6 0
Sıralama ve Seçme 3 1 2 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 4 0
Binom açılımını yapar. 4 1 3 25
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 5 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 6 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 2 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 2 33
Mol Kavramı 3 0 3 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 4 1 3 25
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI AKKUŞ 917 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,230 211,320 9 46 58 165 1527

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 14 3,50 12 7,88 9,58 7,15

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 1,85 2,16 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,23 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 12 15 8,25 28 10,63 9,95 8,20

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 3,48 4,29 3,69

Fizik 10 3 1 2,75 28 1,78 2,26 1,72

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,18 1,17 0,83

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 2,97 3,20 1,74

TYT Fen 30 9 5 7,75 26 5,93 6,63 4,29

Toplam: 120 31 41 20,75 17 27,93 30,45 23,31

TYT Türkçe  dc a  eBaCE aabdBAaB  B a dcb

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal dDE ecB D AbDbEabdEdccDbCdaEeC     

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik ca       ECb  e   d  bA   a   

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen  E    cA A      a    BCbcBDAAb

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 3 1 0 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 2 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 2 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 0 2 0
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50
Binom açılımını yapar. 4 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 2 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 1 0 17
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 0 67
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 4 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CELİL OĞUL 963 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,292 211,320 10 48 61 188 1629

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 5 10 2,50 8 7,88 9,58 7,15

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 1,85 2,16 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,23 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 19 5 17,75 59 10,63 9,95 8,20

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 3,48 4,29 3,69

Fizik 10 0 0 0,00 0 1,78 2,26 1,72

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,18 1,17 0,83

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 2,97 3,20 1,74

TYT Fen 30 1 4 0,00 0 5,93 6,63 4,29

Toplam: 120 25 22 19,50 16 27,93 30,45 23,31

TYT Türkçe deD a caB C      eec  eB a   D

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal A EBCEBADaA DDEd e eaBD CBCEA      

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik b ce                          

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen                       ebaB  d 

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 3 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsiler 3 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 4 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 0 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 0 3 0
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFRAHIM AKBAŞAK 933 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,105 211,320 11 50 63 193 1685

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 17 2,75 9 7,88 9,58 7,15

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 1,85 2,16 1,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,23 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 10,63 9,95 8,20

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 3,48 4,29 3,69

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,78 2,26 1,72

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 1,18 1,17 0,83

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 2,97 3,20 1,74

TYT Fen 30 7 18 2,50 8 5,93 6,63 4,29

Toplam: 120 32 53 18,75 16 27,93 30,45 23,31

TYT Türkçe DbBc ea abBbed  bEeeB abaBcDc 

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal BEbAAdECdDACBaDDecceCbbcceCECB     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik c Aa  d  d  d                 

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen c EaDeAcdee de aaCd Db addcAbB

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 3 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 1 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 1 2 17
Sıralama ve Seçme 3 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 2 0
Mol Kavramı 3 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 1 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 4 0 3 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE GÜL SAYGILI 925 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,599 211,320 3 6 6 22 309

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 8 12,00 40 7,88 9,58 7,15

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 1,85 2,16 1,74

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,78 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,23 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 20 3 19,25 64 10,63 9,95 8,20

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 3,48 4,29 3,69

Fizik 10 4 1 3,75 38 1,78 2,26 1,72

Kimya 10 2 1 1,75 18 1,18 1,17 0,83

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 2,97 3,20 1,74

TYT Fen 30 11 6 9,50 32 5,93 6,63 4,29

Toplam: 120 52 22 46,50 39 27,93 30,45 23,31

TYT Türkçe DCeede cC BDcCbC a CB   DBDDA 

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal BE d BEC DACB DbdEAAC  BE CECB     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik    C E C   bEb   A  d d A  Ca 

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen E E b AA      Ac C  D bbBdAdDB

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
İsim Tamlamaları 3 0 2 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 4 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 0 33
Sıralama ve Seçme 3 1 0 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25
Binom açılımını yapar. 4 1 1 25
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 2 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 0 67
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 1 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 4 3 1 75
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ NAS GÖK 922 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,843 211,320 8 45 57 155 1451

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 9 5,75 19 7,88 9,58 7,15

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 4,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,85 2,16 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,23 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 10 5 8,75 29 10,63 9,95 8,20

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 3,48 4,29 3,69

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,78 2,26 1,72

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,18 1,17 0,83

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,97 3,20 1,74

TYT Fen 30 7 7 5,25 18 5,93 6,63 4,29

Toplam: 120 28 25 21,75 18 27,93 30,45 23,31

TYT Türkçe Ded  ed a B BC  ba CB   D Dce 

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal  E d  EC D          CDbcdAdECB     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik    C E     b        d d A  b  

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen c     Ab b          DbCaBdAADe

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 3 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 2 0 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 1 0 17
Sıralama ve Seçme 3 1 0 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 4 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 1 2 17
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 4 4 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA UZ 915 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,872 211,320 12 52 65 204 1747

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 5 8,75 29 7,88 9,58 7,15

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 4,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,85 2,16 1,74

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,78 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,23 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 6 1 5,75 19 10,63 9,95 8,20

Fizik 10 1 0 1,00 10 1,78 2,26 1,72

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,18 1,17 0,83

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 2,97 3,20 1,74

TYT Fen 30 4 1 3,75 13 5,93 6,63 4,29

Toplam: 120 20 7 18,25 15 27,93 30,45 23,31

TYT Türkçe D    a dC B  CA Ad CB b   DaA 

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal       EC            CD B   E e     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Fen       A                  d ADB

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 0 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 3 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 1 0 25
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 0 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 0 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 1 0 25
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA AKILLI 110 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,176 211,320 6 27 29 87 913

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 11 3 10,25 34 7,88 9,58 7,15

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 4,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 1,85 2,16 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,23 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 15 4 14,00 47 10,63 9,95 8,20

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 3,48 4,29 3,69

Fizik 10 2 0 2,00 20 1,78 2,26 1,72

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,18 1,17 0,83

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 2,97 3,20 1,74

TYT Fen 30 2 0 2,00 7 5,93 6,63 4,29

Toplam: 120 32 9 29,75 25 27,93 30,45 23,31

TYT Türkçe   DC c  B a    CCB  B DB CA b 

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal ADEBCEB DC   eE d  bdBD C CE       

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik  CB      E        c   d  C    

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen       DA                      

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 0 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
İsim Tamlamaları 3 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 4 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 0 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 0 33
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 1 1 17
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BOZDOĞAN 927 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,924 211,320 5 13 13 39 461

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 5 10,75 36 7,88 9,58 7,15

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 1,85 2,16 1,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,23 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 10,63 9,95 8,20

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 3,48 4,29 3,69

Fizik 10 2 0 2,00 20 1,78 2,26 1,72

Kimya 10 2 0 2,00 20 1,18 1,17 0,83

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 2,97 3,20 1,74

TYT Fen 30 9 3 8,25 28 5,93 6,63 4,29

Toplam: 120 46 23 40,25 34 27,93 30,45 23,31

TYT Türkçe D  e Da a BD    A eC  C DBDcAA

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal BE AA EeCDA BaD dd ACebB b EbB     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik e cCDEdb  BaE  C      ECA dCa 

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen     D A     C    C  DbC adAA B

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 3 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsiler 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 0 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 2 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 1 3 17
Sıralama ve Seçme 3 2 1 67
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25
Binom açılımını yapar. 4 1 1 25
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 2 0 40
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 3 1 50
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 0 33
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 0 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 2 1 50
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE DEREBEYİ 903 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,971 211,320 1 3 3 7 93

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 1 15,75 53 7,88 9,58 7,15

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 1,85 2,16 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,23 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 17 4 16,00 53 10,63 9,95 8,20

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 3,48 4,29 3,69

Fizik 10 5 1 4,75 48 1,78 2,26 1,72

Kimya 10 7 1 6,75 68 1,18 1,17 0,83

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 2,97 3,20 1,74

TYT Fen 30 17 4 16,00 53 5,93 6,63 4,29

Toplam: 120 66 12 63,00 53 27,93 30,45 23,31

TYT Türkçe D  A D  CEBD CA    CB C  BDcAA

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal BEeA BECaD   ED  E ACD aEe ECB     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik BAACDE C  BCE  C A  dEEeA  Ca 

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen cE C DA  D  CAADECBbDb  c AADB

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 3 1 0 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 4 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 0 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 5 0 83
Sıralama ve Seçme 3 2 0 67
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25
Binom açılımını yapar. 4 3 0 75
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 2 2 40
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 3 0 50
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 2 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 2 0 67
Mol Kavramı 3 1 1 33
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 2 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 2 1 50
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ZELİHA ÇOMAK 911 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,826 211,320 2 5 5 19 300

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 10 10,50 35 7,88 9,58 7,15

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 1,85 2,16 1,74

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,78 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,23 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 10,63 9,95 8,20

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 3,48 4,29 3,69

Fizik 10 5 2 4,50 45 1,78 2,26 1,72

Kimya 10 6 2 5,50 55 1,18 1,17 0,83

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 2,97 3,20 1,74

TYT Fen 30 18 6 16,50 55 5,93 6,63 4,29

Toplam: 120 54 29 46,75 39 27,93 30,45 23,31

TYT Türkçe   DbE bD  CEA aCdcbEB DcdCAdDc

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal dDEBCEBeDaAC  aBe dd B  CBCaeC     

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik ACc    E Ee  c     C  A EC  e 

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen EbDC   ADd CAa eCDEAEBC DBDeAd

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 0 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 3 1 1 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 4 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 1 33
Sıralama ve Seçme 3 1 0 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25
Binom açılımını yapar. 4 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 0 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 3 1 50
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 2 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 2 0 67
Mol Kavramı 3 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 2 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 4 3 1 75
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER CAN KIZIL 926 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,838 211,320 13 55 78 248 1989

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 10 6,50 22 7,88 9,58 7,15

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 4,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 1,85 2,16 1,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,23 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 8 17 3,75 13 10,63 9,95 8,20

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 3,48 4,29 3,69

Fizik 10 1 0 1,00 10 1,78 2,26 1,72

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,18 1,17 0,83

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 2,97 3,20 1,74

TYT Fen 30 3 3 2,25 8 5,93 6,63 4,29

Toplam: 120 24 34 15,50 13 27,93 30,45 23,31

TYT Türkçe aeabEEceBbCE  c  BbcB D  C    

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal AeadeEdbD ACacEae bebcaAa C  b     

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik AC eC   cd bB                 

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen  E                     aee  AC

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 3 2 1 67
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 2 2 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 3 1 50
Sıralama ve Seçme 3 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 0 33
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA PİŞKİN* 901 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,038 211,320 7 29 32 91 941

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 11 9 8,75 29 7,88 9,58 7,15

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 1,85 2,16 1,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,23 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 10,63 9,95 8,20

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 3,48 4,29 3,69

Fizik 10 3 2 2,50 25 1,78 2,26 1,72

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,18 1,17 0,83

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 2,97 3,20 1,74

TYT Fen 30 7 3 6,25 21 5,93 6,63 4,29

Toplam: 120 37 31 29,25 24 27,93 30,45 23,31

TYT Türkçe BeDd   edDC   BdCBbcB De aA D 

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal AeEeCEBdDC    Ead   cB cCBCdeb     

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik cCB Ccaa E D aC   dC ad   a   

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen  aD   DA c e            DBD A 

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 3 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 1 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 3 2 50
Sıralama ve Seçme 3 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 0 50
Binom açılımını yapar. 4 1 1 25
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 2 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 1 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 1 0 25
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT 998 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,073 211,320 14 57 82 261 2087

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 15 6,25 21 7,88 9,58 7,15

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 4,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 0 3 -0,75 -8 1,85 2,16 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,23 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 10 12 7,00 23 10,63 9,95 8,20

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 3,48 4,29 3,69

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,78 2,26 1,72

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,18 1,17 0,83

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 2,97 3,20 1,74

TYT Fen 30 2 3 1,25 4 5,93 6,63 4,29

Toplam: 120 24 39 14,25 12 27,93 30,45 23,31

TYT Türkçe ecDddEAeB acb edbdcEe DB CA Da

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal dccBaEBADacd   c    EcDbCBCa b     

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik  Cceb   dd Dd     a  bd       

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen  aD Ee b                      

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 3 2 1 67
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 3 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 4 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 1 3 17
Sıralama ve Seçme 3 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 2 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KURT 914 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,754 211,320 4 12 12 34 442

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 7 14,25 48 7,88 9,58 7,15

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 1,85 2,16 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,23 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 12 8 10,00 33 10,63 9,95 8,20

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 3,48 4,29 3,69

Fizik 10 1 1 0,75 8 1,78 2,26 1,72

Kimya 10 3 1 2,75 28 1,18 1,17 0,83

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 2,97 3,20 1,74

TYT Fen 30 10 4 9,00 30 5,93 6,63 4,29

Toplam: 120 47 24 41,00 34 27,93 30,45 23,31

TYT Türkçe D Be DE CEBD CAb EBde C cBDcAd

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal cE AdaEeCeA         CDbBdACEbB     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik BA   E     CEe C      d AddCaA

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen a    D    cEC    C  Db EBbAAD 

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
İsim Tamlamaları 3 1 0 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsiler 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 1 3 25
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 0 33
Sıralama ve Seçme 3 1 0 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 0 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 3 3 50
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 1 0 50
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 2 0 67
Mol Kavramı 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 0 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 4 3 0 75
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN BEYZA SOLMAZ 941 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,812 211,320 6 34 38 99 1025

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 6 5,50 18 9,75 9,58 7,15

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,12 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,27 2,16 1,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,52 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,25 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 6 2 5,50 18 8,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 4,46 4,29 3,69

Fizik 10 1 0 1,00 10 2,57 2,26 1,72

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,29 1,17 0,83

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 2,45 3,20 1,74

TYT Fen 30 4 5 2,75 9 5,30 6,63 4,29

Toplam: 120 32 17 27,75 23 27,68 30,45 23,31

TYT Türkçe D       C B  d    eCe C DBca d

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal                     eDAc  CECB     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik BAACDE C B CEC Cc  b  E A eCa 

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen          D dC    a DD      ebe

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 0 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 3 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsiler 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 2 0 67
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 5 0 83
Sıralama ve Seçme 3 2 0 67
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 0 75
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 1 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 3 1 50
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 1 33
Mol Kavramı 3 1 0 33
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KAHRAMAN 955 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,346 211,320 9 40 47 115 1162

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 8 15,00 50 9,75 9,58 7,15

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,12 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 1,27 2,16 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,52 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,25 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 10 14 6,50 22 8,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 4,46 4,29 3,69

Fizik 10 2 4 1,00 10 2,57 2,26 1,72

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,29 1,17 0,83

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 2,45 3,20 1,74

TYT Fen 30 6 10 3,50 12 5,30 6,63 4,29

Toplam: 120 35 36 26,00 22 27,68 30,45 23,31

TYT Türkçe DCBd  adaEB aCAa EBCBECdDBcDA 

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal  E AddEa Db BEacbb dCbcBEb Eaa     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik    Ce       b       a   A   a 

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen c E b cAd e a  D    abC  e AbB

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 3 1 1 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 2 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 2 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 1 0 17
Sıralama ve Seçme 3 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 1 0 17
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 1 0
Mol Kavramı 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 0 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 1 1 25
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR POYRAZ 997 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,450 211,320 8 37 42 106 1087

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 11 7,25 24 9,75 9,58 7,15

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 3,12 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 1,27 2,16 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,52 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,25 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 8,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 4,46 4,29 3,69

Fizik 10 2 4 1,00 10 2,57 2,26 1,72

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,29 1,17 0,83

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 2,45 3,20 1,74

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 5,30 6,63 4,29

Toplam: 120 36 36 27,00 23 27,68 30,45 23,31

TYT Türkçe  cDdd  eBcCd  BdCBe   D bCAdDc

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal A c aE bD  C DbBc  CEBbdCBCE       

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik cCade  E a         e  A cCaAe 

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen  cD adcA  bC     c  aBCbDBD  e

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 3 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 2 0 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 0 50
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 1 4 17
Sıralama ve Seçme 3 1 0 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 3 2 50
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 1 33
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 4 3 0 75
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KEKLİK 981 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,772 211,320 1 16 16 45 486

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 10 10,50 35 9,75 9,58 7,15

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,12 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 1,27 2,16 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,52 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,25 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 8,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 4,46 4,29 3,69

Fizik 10 1 1 0,75 8 2,57 2,26 1,72

Kimya 10 2 1 1,75 18 0,29 1,17 0,83

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 2,45 3,20 1,74

TYT Fen 30 11 4 10,00 33 5,30 6,63 4,29

Toplam: 120 46 26 39,50 33 27,68 30,45 23,31

TYT Türkçe B Ddb  eB aEb cCCBbcB DB CAdcD

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal A EBaEaADa      AedeEcDcCBbE       

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik  CB    E   D c    db  A ECEA B

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen      e A   C    Cc  EBCbDBDAAb

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 3 1 0 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 1 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 1 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 0 33
Sıralama ve Seçme 3 1 0 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25
Binom açılımını yapar. 4 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 2 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 5 0 83
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 0 33
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 1 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 4 4 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE TÜRKMEN 945 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,155 211,320 14 51 64 200 1740

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 10 7,50 25 9,75 9,58 7,15

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 3,12 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 1,27 2,16 1,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,52 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,25 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 6 9 3,75 13 8,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 4,46 4,29 3,69

Fizik 10 5 3 4,25 43 2,57 2,26 1,72

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,29 1,17 0,83

Biyoloji 10 3 0 3,00 30 2,45 3,20 1,74

TYT Fen 30 8 5 6,75 23 5,30 6,63 4,29

Toplam: 120 25 27 18,25 15 27,68 30,45 23,31

TYT Türkçe a   ee cCEB BC  bEcC  a DBbaAd

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal a     Ea edC accb   C b E  EC      

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik a               c   a   A     

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen cEb D AAeDad        D      A B

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 0 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 3 1 2 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 1 2 25
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 0 1 0
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 2 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 1 0 17
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 1 0 50
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 1 0
Mol Kavramı 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA LİMON 943 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,180 211,320 13 44 55 147 1366

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 8 13,00 43 9,75 9,58 7,15

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,12 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 1,27 2,16 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,52 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,25 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 13 11 10,25 34 8,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 4,46 4,29 3,69

Fizik 10 1 3 0,25 3 2,57 2,26 1,72

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,29 1,17 0,83

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 2,45 3,20 1,74

TYT Fen 30 1 6 -0,50 -2 5,30 6,63 4,29

Toplam: 120 31 31 23,25 19 27,68 30,45 23,31

TYT Türkçe B D a cDBcCE  BbCBA e DBaaAdDD

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal A E aEBADa  bDEBbAdbEcDbdB b b     

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik ca de       c     cC  A       

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen a    deA               aa b   

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 3 1 1 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 0 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 0 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 0 4 0
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 1 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 1 0 17
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN BARMAN 980 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,604 211,320 5 30 33 92 952

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 4 7,00 23 9,75 9,58 7,15

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,12 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 1,27 2,16 1,74

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,52 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,25 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 9 7 7,25 24 8,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 4,46 4,29 3,69

Fizik 10 7 0 7,00 70 2,57 2,26 1,72

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,29 1,17 0,83

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 2,45 3,20 1,74

TYT Fen 30 9 2 8,50 28 5,30 6,63 4,29

Toplam: 120 33 16 29,00 24 27,68 30,45 23,31

TYT Türkçe       caB   A ebC     DB CA  D

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal d   adB DaAC  a A    a cC CEA      

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik AC d     E   B     Cc b  CE   

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen E  CEBDA A           Ba  Bb   

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 0 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 3 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 2 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 1 33
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 1 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 1 1 17
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 1 0 50
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 0 67
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 1 2 25
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRKAN GÜZEL 924 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,996 211,320 12 43 54 144 1351

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 5 7 3,25 11 9,75 9,58 7,15

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 3,12 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 1,27 2,16 1,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,52 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,25 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 9 9 6,75 23 8,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 4,46 4,29 3,69

Fizik 10 6 2 5,50 55 2,57 2,26 1,72

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,29 1,17 0,83

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 2,45 3,20 1,74

TYT Fen 30 8 4 7,00 23 5,30 6,63 4,29

Toplam: 120 29 24 23,00 19 27,68 30,45 23,31

TYT Türkçe   D   caB b Ab b      cB  Ac  

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal d c aEd DaA   a A   acD CeCEA      

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik ACcd     Eb       dC C   CE   

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen EEaCdBD  A           Ba  Bb   

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 0 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 3 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsiler 3 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 2 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 0 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 2 33
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 2 1 40
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 1 0 17
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 1 0 50
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 3 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 1 2 25
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER ATA 936 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,836 211,320 2 21 21 64 732

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 6 15,50 52 9,75 9,58 7,15

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,12 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 1,27 2,16 1,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,52 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,25 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 14 8 12,00 40 8,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 4,46 4,29 3,69

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,57 2,26 1,72

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,29 1,17 0,83

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 2,45 3,20 1,74

TYT Fen 30 6 9 3,75 13 5,30 6,63 4,29

Toplam: 120 41 30 33,50 28 27,68 30,45 23,31

TYT Türkçe B DCE  eB d  aebCBAEB DBdCAADD

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal AbEBaEBAD c eDadA  d cD CBCE       

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik AC  d    E   B    ad  b b a c 

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen  c  deDA Ab   e  c A   b Bb dC

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 3 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 4 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 0 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 1 33
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 2 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 3 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 1 0
Mol Kavramı 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İRFAN KARADAĞLI 959 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,110 211,320 11 42 52 135 1292

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 11 4,25 14 9,75 9,58 7,15

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,12 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 1,27 2,16 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,52 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,25 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 10 15 6,25 21 8,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 4,46 4,29 3,69

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,57 2,26 1,72

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,29 1,17 0,83

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 2,45 3,20 1,74

TYT Fen 30 8 5 6,75 23 5,30 6,63 4,29

Toplam: 120 32 33 23,75 20 27,68 30,45 23,31

TYT Türkçe d Dd   aB  bA ee BbcB bd C  Dc

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal   EBea dDecdcDbBA bbbBDeCBbae      

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik cCB C D      B     C aA       

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen  ED  a AcAb         Ed  DdD  C

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 3 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 2 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 2 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 3 1 50
Sıralama ve Seçme 3 1 0 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 1 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 1 0 17
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 1 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 4 1 1 25
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA YILDIZ 919 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,249 211,320 7 35 40 101 1037

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 13 9,75 33 9,75 9,58 7,15

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,12 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 1,27 2,16 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,52 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,25 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 13 10 10,50 35 8,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 4,46 4,29 3,69

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 2,57 2,26 1,72

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,29 1,17 0,83

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 2,45 3,20 1,74

TYT Fen 30 4 6 2,50 8 5,30 6,63 4,29

Toplam: 120 36 33 27,75 23 27,68 30,45 23,31

TYT Türkçe edDeE ADBbCa  BbeBd cEDBEaAdbb

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal ADbBeEB DeA Dea  e bccDcCBCE       

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik AC      d         d   A ECad B

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen       e             EBbba bcAC

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 3 1 1 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 4 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 0 33
Sıralama ve Seçme 3 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 4 1 67
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 4 1 3 25
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN NALBANT 905 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,493 211,320 3 22 22 69 771

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 11 11,25 38 9,75 9,58 7,15

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,12 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 1,27 2,16 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,52 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,25 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 13 13 9,75 33 8,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 4,46 4,29 3,69

Fizik 10 5 2 4,50 45 2,57 2,26 1,72

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,29 1,17 0,83

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 2,45 3,20 1,74

TYT Fen 30 8 6 6,50 22 5,30 6,63 4,29

Toplam: 120 41 34 32,50 27 27,68 30,45 23,31

TYT Türkçe d DdaabeB bEACaCCBbEe DB CA cD

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal AcEBCEaeDdeC a  edE caDeCeCEeC     

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik ACBcC   cE   a    aC          

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen   D EeDADb a         e bD D Ad

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 3 1 2 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 1 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 4 1 67
Sıralama ve Seçme 3 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25
Binom açılımını yapar. 4 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 1 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 1 0 50
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 1 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 1 1 25
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DİKİLİTAŞ 902 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,395 211,320 4 23 23 77 835

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 11 14,25 48 9,75 9,58 7,15

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,12 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 1,27 2,16 1,74

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,52 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,25 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 10 11 7,25 24 8,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 4,46 4,29 3,69

Fizik 10 4 1 3,75 38 2,57 2,26 1,72

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,29 1,17 0,83

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 2,45 3,20 1,74

TYT Fen 30 9 5 7,75 26 5,30 6,63 4,29

Toplam: 120 39 31 31,25 26 27,68 30,45 23,31

TYT Türkçe DCBeADE CEBaBCbb aeCBcCdDBbcAd

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal dEbAdBEaaD   E b   bdebB  dECB     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik d AC        b        c  Ae    

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen  E  D A Ba   eA      E cBebAD 

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 3 2 0 67
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 3 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 1 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 1 33
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 1 1 17
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 1 0 50
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 0 33
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 1 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 4 2 1 50
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ALİ ARISOY 909 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,655 211,320 10 41 49 126 1235

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 6 12,50 42 9,75 9,58 7,15

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,12 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 1,27 2,16 1,74

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,52 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,25 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 11 14 7,50 25 8,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,46 4,29 3,69

Fizik 10 2 2 1,50 15 2,57 2,26 1,72

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,29 1,17 0,83

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 2,45 3,20 1,74

TYT Fen 30 4 3 3,25 11 5,30 6,63 4,29

Toplam: 120 31 24 25,00 21 27,68 30,45 23,31

TYT Türkçe  bD E  eB   ACBdCB aB eB aAADD

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal AecBaEc D ACDbbceb d cDddeCEA      

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik ACa                           

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen  c   B A c   d          D D   

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
İsim Tamlamaları 3 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 1 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 1 33
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 1 0 25
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AKBABA 973 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,736 211,320 7 15 15 43 479

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 11 10,25 34 12,00 9,58 7,15

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,11 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,00 2,16 1,74

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,73 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,32 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 13 8 11,00 37 11,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 4,73 4,29 3,69

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,07 2,26 1,72

Kimya 10 7 2 6,50 65 2,88 1,17 0,83

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,00 3,20 1,74

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 9,95 6,63 4,29

Toplam: 120 48 33 39,75 33 37,84 30,45 23,31

TYT Türkçe Dd cADaceEc BC aba CBaC DaDD A

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal Bc   cECaDA aED CdAdC  BE  aCe     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik  dA            C    d E b eCE 

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen c  CDbAcdDcaC ADECBDDbdEaCcADB

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 3 2 1 67
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 1 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 1 1 17
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 1 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 2 2 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 1 33
Mol Kavramı 3 2 1 67
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 2 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 4 1 3 25
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR BOZKURT 965 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,946 211,320 8 18 18 55 675

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 11 13,25 44 12,00 9,58 7,15

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,11 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 3,00 2,16 1,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,73 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,32 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 11,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 4,73 4,29 3,69

Fizik 10 2 4 1,00 10 3,07 2,26 1,72

Kimya 10 1 2 0,50 5 2,88 1,17 0,83

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,00 3,20 1,74

TYT Fen 30 8 11 5,25 18 9,95 6,63 4,29

Toplam: 120 44 37 34,75 29 37,84 30,45 23,31

TYT Türkçe DeBec EcCEBDcCbC bBCBdb DBccAA

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal BE d BEe DA aac  dAdC bcEACECB     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik a AC ac     E        dda   CEA

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen caE e Ab  eE   c    ebCEebAbDB

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 3 1 2 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 4 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 1 33
Sıralama ve Seçme 3 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 2 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 2 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 0 33
Mol Kavramı 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 4 3 1 75
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT 996 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,455 211,320 10 26 28 86 888

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 6 7,50 25 12,00 9,58 7,15

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,11 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 3,00 2,16 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,73 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,32 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 16 5 14,75 49 11,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,73 4,29 3,69

Fizik 10 4 0 4,00 40 3,07 2,26 1,72

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 2,88 1,17 0,83

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 4,00 3,20 1,74

TYT Fen 30 7 3 6,25 21 9,95 6,63 4,29

Toplam: 120 34 16 30,00 25 37,84 30,45 23,31

TYT Türkçe D  c   cCEB  C  b cCB    BbcA 

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal BE AdBECaD  BE c  AeCD aE  ECB     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik                e    a E A     

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen   E D A  D  a       Db Ed A   

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 3 1 1 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 4 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 0 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 0 0 0
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 2 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 2 0 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 1 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 4 1 1 25
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE AKKURT 944 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,594 211,320 9 20 20 60 713

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 4 15,00 50 12,00 9,58 7,15

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 4,11 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,00 2,16 1,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,73 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,32 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 9 7 7,25 24 11,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 7 15 3,25 11 4,73 4,29 3,69

Fizik 10 3 6 1,50 15 3,07 2,26 1,72

Kimya 10 4 3 3,25 33 2,88 1,17 0,83

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,00 3,20 1,74

TYT Fen 30 12 14 8,50 28 9,95 6,63 4,29

Toplam: 120 44 40 34,00 28 37,84 30,45 23,31

TYT Türkçe   D EE aB CEc BCC  EB DB CAdDc

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal d   C   e AC aa AAdbbB  CBC        

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik cC b   E daadBC decec AdECa de

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen dceaE DAbbdC e DCDa aBabDdDAAd

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 0 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
İsim Tamlamaları 3 2 0 67
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 1 2 17
Sıralama ve Seçme 3 1 0 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 4 0
Binom açılımını yapar. 4 2 1 50
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 4 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 3 2 50
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 2 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 1 33
Mol Kavramı 3 1 1 33
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 2 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 4 3 1 75
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
E ZİŞAN GEVREK 904 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,189 211,320 2 2 2 3 41

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 21 7 19,25 64 12,00 9,58 7,15

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,11 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,00 2,16 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,73 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,32 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 11,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 4,73 4,29 3,69

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,07 2,26 1,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 2,88 1,17 0,83

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,00 3,20 1,74

TYT Fen 30 21 9 18,75 63 9,95 6,63 4,29

Toplam: 120 81 30 73,50 61 37,84 30,45 23,31

TYT Türkçe DCBAADdECEBDBC CeacCB CaDBbcAA

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal BE AABECaDACBaDDCbAAdDbBaACECB     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik BAACDE CDdBCEe C    ddEeAddCaA

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen dEECaDAddDdECAADECdDDcCEcbAADB

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 3 3 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 4 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 6 0 100
Sıralama ve Seçme 3 2 0 67
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25
Binom açılımını yapar. 4 2 0 50
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 3 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 4 2 67
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 2 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 3 0 100
Mol Kavramı 3 1 2 33
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 2 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 4 3 1 75
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUDE GÖRGÜLÜ 979 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,536 211,320 5 10 10 30 406

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 14 11,50 38 12,00 9,58 7,15

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 4,11 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 3,00 2,16 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,73 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 11,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 5 11 2,25 8 4,73 4,29 3,69

Fizik 10 4 3 3,25 33 3,07 2,26 1,72

Kimya 10 4 3 3,25 33 2,88 1,17 0,83

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,00 3,20 1,74

TYT Fen 30 15 7 13,25 44 9,95 6,63 4,29

Toplam: 120 52 41 41,75 35 37,84 30,45 23,31

TYT Türkçe Daec DEdCEdaeCACAccCBbabDBDcAd

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal BE A BEC DbCcEbbdbAbCDbBEbCEC      

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik d AC E  b ce dcb      a Ae dEe

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen c E cDA dDeEC dD Ca DEC BC AaB

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 3 1 1 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 4 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 2 33
Sıralama ve Seçme 3 1 0 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0
Binom açılımını yapar. 4 0 2 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 1 4 17
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 1 0 50
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 2 0 67
Mol Kavramı 3 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 2 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 2 1 50
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA YİĞİT 970 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,027 211,320 4 9 9 27 363

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 21 5 19,75 66 12,00 9,58 7,15

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 4,11 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 3,00 2,16 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,73 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,32 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 11,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,73 4,29 3,69

Fizik 10 3 0 3,00 30 3,07 2,26 1,72

Kimya 10 3 0 3,00 30 2,88 1,17 0,83

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 4,00 3,20 1,74

TYT Fen 30 9 3 8,25 28 9,95 6,63 4,29

Toplam: 120 48 16 44,00 37 37,84 30,45 23,31

TYT Türkçe D BA D  CEBbBCACAcBCBEadDBDcAA

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal BEaA  Ea    BEa d c CDcBdACECB     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik   AC                    A  Ca 

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen     D AA   EC  D    bb  B bAD 

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 3 1 0 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 2 0 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 0 33
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 2 0 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 0 33
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 2 0 67
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 0 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 2 1 50
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM NA ZKAYA 994 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,783 211,320 11 31 34 95 992

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 8 15,00 50 12,00 9,58 7,15

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,11 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 3,00 2,16 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,73 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,32 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 11 11 8,25 28 11,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 0 9 -2,25 -8 4,73 4,29 3,69

Fizik 10 3 4 2,00 20 3,07 2,26 1,72

Kimya 10 2 3 1,25 13 2,88 1,17 0,83

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 4,00 3,20 1,74

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 9,95 6,63 4,29

Toplam: 120 38 37 28,75 24 37,84 30,45 23,31

TYT Türkçe DCe  cE   BcBCdCbEBCBaaEDBDcAA

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal BE ddaEe D   E ca AdCDcaEe ECe     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik deca       e ac     e   b     

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen a d DcAeB cdC  D a  DaCcB AA  

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 3 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 1 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 0 4 0
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0
Binom açılımını yapar. 4 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 1 33
Mol Kavramı 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 1 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 4 3 0 75
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER NUR KURT 992 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,336 211,320 6 11 11 31 408

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 10 12,50 42 12,00 9,58 7,15

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,11 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,00 2,16 1,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,73 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,32 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 11,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 4,73 4,29 3,69

Fizik 10 3 4 2,00 20 3,07 2,26 1,72

Kimya 10 6 3 5,25 53 2,88 1,17 0,83

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,00 3,20 1,74

TYT Fen 30 14 10 11,50 38 9,95 6,63 4,29

Toplam: 120 51 37 41,75 35 37,84 30,45 23,31

TYT Türkçe   DdabAeBDbEbaBCCeAEB DB  AdDc

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal AecBaEcdD ACbDEBAAdbdBD   CEe      

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik Ab    bE E c a    dC  A dCE c 

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen bcD deD D dCAd DCDaAEeCbD bAA 

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 0 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 3 2 1 67
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 1 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 0 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 1 1 17
Sıralama ve Seçme 3 1 1 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25
Binom açılımını yapar. 4 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 1 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 2 2 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 1 1 50
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 2 1 67
Mol Kavramı 3 1 1 33
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 2 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 4 2 2 50
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BARAZ 949 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,642 211,320 12 49 62 192 1672

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 11 6,25 21 12,00 9,58 7,15

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,11 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 3,00 2,16 1,74

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,73 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,32 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 7 17 2,75 9 11,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 4,73 4,29 3,69

Fizik 10 5 2 4,50 45 3,07 2,26 1,72

Kimya 10 2 3 1,25 13 2,88 1,17 0,83

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,00 3,20 1,74

TYT Fen 30 11 10 8,50 28 9,95 6,63 4,29

Toplam: 120 31 48 19,00 16 37,84 30,45 23,31

TYT Türkçe Dd b cac EB Be ac BC EC bd cA 

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal Bbe daECaDce EDbeaAc be b bbe      

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik B  a   C ae d  a    c  CdccCa 

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen EaEb  A BDe b  DbC  aaCdabA DB

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 3 1 1 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 1 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 1 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 1 33
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0
Binom açılımını yapar. 4 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 2 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 1 3 17
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 0 67
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 1 0
Mol Kavramı 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 2 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 4 3 1 75
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M ENES BOZDAĞ 164 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,323 211,320 14 58 96 321 2549

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 19 2,25 8 12,00 9,58 7,15

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 4,11 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 1 7 -0,75 -8 3,00 2,16 1,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,73 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 9 18 4,50 15 11,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 2 12 -1,00 -3 4,73 4,29 3,69

Fizik 10 4 5 2,75 28 3,07 2,26 1,72

Kimya 10 0 6 -1,50 -15 2,88 1,17 0,83

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 4,00 3,20 1,74

TYT Fen 30 6 17 1,75 6 9,95 6,63 4,29

Toplam: 120 24 66 7,50 6 37,84 30,45 23,31

TYT Türkçe Db b ead EBbeaAbbdeCe acbBceAd

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal dab AeEedDc  EbcbbedeDeaceCECB     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik cdc  cdd   CEa        d bd ea 

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen a EaebAbBDc b b dbd Dbe cebAa 

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 3 1 1 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 3 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 2 2 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 0 4 0
Sıralama ve Seçme 3 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 4 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 1 0
Mol Kavramı 3 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 0 4 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBE NUR  KAYA 153 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,717 211,320 1 1 1 2 35

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 8 16,00 53 12,00 9,58 7,15

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,11 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 9 0 9,00 90 3,00 2,16 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,73 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,32 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 21 5 19,75 66 11,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 4,73 4,29 3,69

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,07 2,26 1,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 2,88 1,17 0,83

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,00 3,20 1,74

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 9,95 6,63 4,29

Toplam: 120 81 26 74,50 62 37,84 30,45 23,31

TYT Türkçe BeD  EA BDbEACeCCBAccaDB CAdbD

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal A E CEBADaAC DEBAAECEBbbCeCEe      

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik ACBACDDEcEC aBdAE dC aA ECEA c

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen EEDeEdaADAECAedDCDEAaBCbDBDAAC

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 3 3 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 0 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 4 0 100
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 6 0 100
Sıralama ve Seçme 3 2 1 67
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50
Binom açılımını yapar. 4 3 1 75
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 2 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 4 1 67
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 2 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 3 0 100
Mol Kavramı 3 1 2 33
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 2 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 4 4 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA YILMAZ 972 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,310 211,320 3 7 7 23 325

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 14 12,50 42 12,00 9,58 7,15

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,11 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,00 2,16 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,73 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,32 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 11,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 14 14 10,50 35 4,73 4,29 3,69

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,07 2,26 1,72

Kimya 10 4 5 2,75 28 2,88 1,17 0,83

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,00 3,20 1,74

TYT Fen 30 14 15 10,25 34 9,95 6,63 4,29

Toplam: 120 60 57 45,75 38 37,84 30,45 23,31

TYT Türkçe DCdeADEcCEBbdCbadEBCBcCaDBccbd

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal BaaAdBECCeACBEbbCbcACbcBdbbECc     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik cAACDEcCDBabEbcCe  acadeAbdCEA

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen bEaCcDAAdDecCA cbCaDeceEBebAbB

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 3 2 1 67
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 1 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 5 1 83
Sıralama ve Seçme 3 2 1 67
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50
Binom açılımını yapar. 4 0 2 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 4 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 3 3 50
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 2 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 2 1 67
Mol Kavramı 3 1 2 33
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 1 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 4 1 3 25
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET 983 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,569 211,320 13 56 79 256 2046

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 14 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 12 7,00 23 12,00 9,58 7,15

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,11 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 1 7 -0,75 -8 3,00 2,16 1,74

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,73 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,32 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 7 17 2,75 9 11,16 9,95 8,20

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 4,73 4,29 3,69

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 3,07 2,26 1,72

Kimya 10 0 0 0,00 0 2,88 1,17 0,83

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,00 3,20 1,74

TYT Fen 30 5 6 3,50 12 9,95 6,63 4,29

Toplam: 120 25 41 14,75 12 37,84 30,45 23,31

TYT Türkçe a Dec  Dd   ACeCCBbcBdee CA ac

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal ADcabEBb acCeba e ad a cCaCb a     

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik Aba      E c B    ad  b       

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen b                   cBabDBDAdd

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 3 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 2 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 1 2 17
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 2 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 4 3 1 75
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR ZORBA 971 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,839 211,320 4 17 17 51 620

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 13 11,75 39 9,58 9,58 7,15

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 2,72 2,16 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,47 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,42 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 10,37 9,95 8,20

Matematik-1 30 4 14 0,50 2 5,07 4,29 3,69

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 1,92 2,26 1,72

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,57 1,17 0,83

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,65 3,20 1,74

TYT Fen 30 7 13 3,75 13 6,13 6,63 4,29

Toplam: 120 48 48 36,00 30 31,15 30,45 23,31

TYT Türkçe eADCa AeBDeE dcCCBdaacDBEbAAcc

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal ADEBCEdADaAacDaBbAECcBDeCBCEAC     

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik cCBd   E cecd ab  aCcee  aa   

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen  a   dcAedde e  aD  EBCbDB bdb

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 3 2 0 67
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 1 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 2 33
Sıralama ve Seçme 3 1 0 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 4 0
Binom açılımını yapar. 4 0 2 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 3 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 2 0
Mol Kavramı 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 1 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 4 2 1 50
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ORÇAN 952 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,917 211,320 2 8 8 26 361

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 9 13,75 46 9,58 9,58 7,15

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 2,72 2,16 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,47 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,42 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 10,37 9,95 8,20

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 5,07 4,29 3,69

Fizik 10 5 3 4,25 43 1,92 2,26 1,72

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,57 1,17 0,83

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,65 3,20 1,74

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 6,13 6,63 4,29

Toplam: 120 52 32 44,00 37 31,15 30,45 23,31

TYT Türkçe e BA D  CbBDBCc baBCBdbEDBbDAd

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal BEcAABECaDACBEaebEAeCDeccedECe     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik  dAC E     b   C    d   A     

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen EcE D AceD dC    e  DbCaBbAADB

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 3 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 4 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 1 33
Sıralama ve Seçme 3 1 0 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 4 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 1 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 1 0 17
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 1 33
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 4 4 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA UYKUN 939 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,569 211,320 3 14 14 40 463

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 11 13,25 44 9,58 9,58 7,15

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 2,72 2,16 1,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,47 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 10,37 9,95 8,20

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 5,07 4,29 3,69

Fizik 10 3 3 2,25 23 1,92 2,26 1,72

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,57 1,17 0,83

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,65 3,20 1,74

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 6,13 6,63 4,29

Toplam: 120 48 31 40,25 34 31,15 30,45 23,31

TYT Türkçe DeBedDEcCEB cCACbE  aECcDBcaAd

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal BE AABEaaDACdEDcCEAbCD caeCECB     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik e cC  cb    EC      d   e     

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen E E   dbaD          DECaBbAAc 

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 3 1 2 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 4 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 4 0 100
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 0 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 1 3 17
Sıralama ve Seçme 3 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 0 50
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 2 33
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 4 3 1 75
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KARAOĞLAN 907 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,351 211,320 8 28 31 90 939

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 14 6,50 22 9,58 9,58 7,15

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 2,72 2,16 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,47 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,42 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 10,37 9,95 8,20

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 5,07 4,29 3,69

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,92 2,26 1,72

Kimya 10 2 4 1,00 10 0,57 1,17 0,83

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,65 3,20 1,74

TYT Fen 30 10 13 6,75 23 6,13 6,63 4,29

Toplam: 120 41 47 29,25 24 31,15 30,45 23,31

TYT Türkçe BcD  d DBceEc eCdBbde DBbaAbc 

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal A cBaEadD dCebEcbAECEBDcaBCEA      

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik ACe   aa c        dC  A dCacc 

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen  Eb ddcAa dC e  bc AEeCaDBbbAC

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 3 1 1 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 1 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 4 0 100
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 1 33
Sıralama ve Seçme 3 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 1 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 2 3 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 1 33
Mol Kavramı 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 4 1 3 25
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M ALİ EFE 0 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,623 211,320 14 53 66 213 1811

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 15 8,25 28 9,58 9,58 7,15

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 1 8 -1,00 -10 2,72 2,16 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,47 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,42 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 10 18 5,50 18 10,37 9,95 8,20

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 5,07 4,29 3,69

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,92 2,26 1,72

Kimya 10 0 6 -1,50 -15 0,57 1,17 0,83

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 3,65 3,20 1,74

TYT Fen 30 7 19 2,25 8 6,13 6,63 4,29

Toplam: 120 33 62 17,50 15 31,15 30,45 23,31

TYT Türkçe Dbeddc dbEBaBCACcaBCB C ecDced

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal BcDAdcdaaDedcaDbe bdCDeBce ECe     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik cebC ceCb  e  a b  D  b    C  

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen adEeDcAedDcde  bd a acdEabeAaB

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 3 1 2 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 2 2 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 4 33
Sıralama ve Seçme 3 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 4 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 1 1 17
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 2 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 2 0
Mol Kavramı 3 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 4 0 4 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KISA 957 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,917 211,320 5 19 19 57 690

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 8 15,00 50 9,58 9,58 7,15

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 2,72 2,16 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,47 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 10,37 9,95 8,20

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 5,07 4,29 3,69

Fizik 10 3 3 2,25 23 1,92 2,26 1,72

Kimya 10 3 5 1,75 18 0,57 1,17 0,83

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 3,65 3,20 1,74

TYT Fen 30 8 16 4,00 13 6,13 6,63 4,29

Toplam: 120 43 34 34,50 29 31,15 30,45 23,31

TYT Türkçe DdBd DE C BeBCACbaBCB CbDcDcA 

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal BE ddBEC DACBED b AcCDdcdACEbB     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik d                   a         

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen Ea    AAeecEdbAD  dbbbbcdbcAaB

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 3 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 4 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 0 1 0
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 1 67
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 2 33
Mol Kavramı 3 0 3 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 0 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 4 0 4 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KOCA 993 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,509 211,320 1 4 4 8 118

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 10 11,50 38 9,58 9,58 7,15

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 2,72 2,16 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,47 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,42 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 10,37 9,95 8,20

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 5,07 4,29 3,69

Fizik 10 6 1 5,75 58 1,92 2,26 1,72

Kimya 10 6 2 5,50 55 0,57 1,17 0,83

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,65 3,20 1,74

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 6,13 6,63 4,29

Toplam: 120 67 32 59,00 49 31,15 30,45 23,31

TYT Türkçe eeDdbd cB CEA  CdBAa EDBcCA aD

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal d c eEBAD ACbDEBAAECEabeCBCEe      

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik AaaAaDDE EC cB    dCDCAEECaAcB

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen E D  dDADAdC e DCDEAEBdbDBeAAb

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 3 1 1 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsiler 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 3 0 75
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 4 0 100
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 3 3 50
Sıralama ve Seçme 3 2 0 67
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 4 1 80
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 5 1 83
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 2 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 1 33
Mol Kavramı 3 1 1 33
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 2 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 4 2 2 50
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE NAZ KILIÇ 985 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,042 211,320 13 47 60 173 1577

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 16 8,00 27 9,58 9,58 7,15

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 3,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 2,72 2,16 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,47 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,42 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 10 15 6,25 21 10,37 9,95 8,20

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 5,07 4,29 3,69

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,92 2,26 1,72

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,57 1,17 0,83

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,65 3,20 1,74

TYT Fen 30 8 11 5,25 18 6,13 6,63 4,29

Toplam: 120 33 51 20,25 17 31,15 30,45 23,31

TYT Türkçe DCee eacCEBbeCcdeEeCBda cBDcAe

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal e  d aEe bACcaDbdEcdeDbBEe ECe     

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik B c  Ed e  eEe          dd ea 

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen c E abAeeb  e       bECdadAADB

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 3 1 1 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 1 3 25
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 1 2 17
Sıralama ve Seçme 3 1 1 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25
Binom açılımını yapar. 4 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 3 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 1 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 4 3 1 75
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KARABAYIR 986 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,381 211,320 15 54 74 236 1939

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 10 5,50 18 9,58 9,58 7,15

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 3,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,72 2,16 1,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,47 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,42 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 2 2 1,50 5 10,37 9,95 8,20

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 5,07 4,29 3,69

Toplam: 120 21 20 16,00 13 31,15 30,45 23,31

TYT Türkçe BeD    eB a b BddB    cB bAAbc

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal   E a Bd                           

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik AC AC  a ceD cab  dCD A ECE  e

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 3 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 1 0 25
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 0 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 4 0 67
Sıralama ve Seçme 3 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25
Binom açılımını yapar. 4 0 3 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 2 1 40
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 3 1 50
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR HARSE 999 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,000 211,320 12 39 46 114 1153

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 18 5,50 18 9,58 9,58 7,15

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 2,72 2,16 1,74

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,47 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,42 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 10 14 6,50 22 10,37 9,95 8,20

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 5,07 4,29 3,69

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,92 2,26 1,72

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,57 1,17 0,83

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,65 3,20 1,74

TYT Fen 30 9 5 7,75 26 6,13 6,63 4,29

Toplam: 120 36 41 25,75 21 31,15 30,45 23,31

TYT Türkçe ddDbabdDBeCc  eCbBbcccDBbCAdcc

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal AacBeEBdDa  cD  edE acbbeBC eC     

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik AC     aeEC       BC aA  d    

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen  c  EdDd            EBCbD DAAb

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 3 0 3 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 3 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 4 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 0 33
Sıralama ve Seçme 3 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 0 50
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 2 1 40
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 1 1 17
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 4 4 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE YILMAZ 990 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,679 211,320 9 32 35 96 995

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 3 8,25 28 9,58 9,58 7,15

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,72 2,16 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,47 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,42 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 10 5 8,75 29 10,37 9,95 8,20

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 5,07 4,29 3,69

Fizik 10 1 0 1,00 10 1,92 2,26 1,72

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,57 1,17 0,83

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 3,65 3,20 1,74

TYT Fen 30 2 0 2,00 7 6,13 6,63 4,29

Toplam: 120 31 10 28,50 24 31,15 30,45 23,31

TYT Türkçe  cD     B a   BC      DB CA Dc

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal Ac eCEc Da          EBDbC CE       

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik ACBdC  E E   B     Cc A  C    

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen          A              D     

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 3 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 2 2 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 4 1 67
Sıralama ve Seçme 3 1 0 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 1 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 2 0 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 0 33
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİLE AKTOP 977 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,645 211,320 11 36 41 105 1085

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 9 5,75 19 9,58 9,58 7,15

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 2,72 2,16 1,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,47 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,42 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 10 16 6,00 20 10,37 9,95 8,20

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 5,07 4,29 3,69

Fizik 10 2 1 1,75 18 1,92 2,26 1,72

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,57 1,17 0,83

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,65 3,20 1,74

TYT Fen 30 7 5 5,75 19 6,13 6,63 4,29

Toplam: 120 36 36 27,00 23 31,15 30,45 23,31

TYT Türkçe dbDd   eBaaa  BCCd E      A Dc

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal deE CEB e bCbebBdcadaBa CBeEeb     

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik AC     E E c  C   dCbCA cCaAbB

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen c   E  A            cBCbDabA C

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 3 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 2 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 2 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 2 0 33
Sıralama ve Seçme 3 1 0 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 2 2 40
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 4 2 67
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 4 3 1 75
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KARAGÖZ 976 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,273 211,320 7 25 27 85 871

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 8 13,00 43 9,58 9,58 7,15

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 3,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 2,72 2,16 1,74

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,47 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,42 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 8 3 7,25 24 10,37 9,95 8,20

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 5,07 4,29 3,69

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,92 2,26 1,72

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,57 1,17 0,83

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,65 3,20 1,74

TYT Fen 30 8 4 7,00 23 6,13 6,63 4,29

Toplam: 120 35 18 30,50 25 31,15 30,45 23,31

TYT Türkçe BdD Ec DB a b BCCBbdB DBECAda 

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal A E   B     c Ec      D  BCE a     

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik  C db              C  A  eE   

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen E e  dD          D   BCbD DbA 

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
İsim Tamlamaları 3 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 1 0 25
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 0 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 1 2 17
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 0 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 1 1 17
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 1 0 50
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 0 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 3 1 75
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KALAY 978 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,437 211,320 10 33 36 97 998

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 7 6,25 21 9,58 9,58 7,15

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,72 2,16 1,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,47 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,42 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 8 11 5,25 18 10,37 9,95 8,20

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 5,07 4,29 3,69

Fizik 10 5 2 4,50 45 1,92 2,26 1,72

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,57 1,17 0,83

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 3,65 3,20 1,74

TYT Fen 30 9 3 8,25 28 6,13 6,63 4,29

Toplam: 120 35 27 28,25 24 31,15 30,45 23,31

TYT Türkçe  cDec  DB    aBCCebE        Dc

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal Aacaa   D A bD B ba dcDed CE       

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik AC eC  EeEC  c    dCc Ad CE   

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen  EaaEB A A             E B dAC

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 3 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 1 1 25
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 3 1 50
Sıralama ve Seçme 3 1 1 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 0 50
Binom açılımını yapar. 4 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 3 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 2 0 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 3 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BOZDAĞ 987 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,368 211,320 6 24 26 84 870

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 15 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 10 11,50 38 9,58 9,58 7,15

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,77 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 2,72 2,16 1,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,47 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,42 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 12 7 10,25 34 10,37 9,95 8,20

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 5,07 4,29 3,69

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,92 2,26 1,72

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,57 1,17 0,83

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,65 3,20 1,74

TYT Fen 30 7 10 4,50 15 6,13 6,63 4,29

Toplam: 120 38 30 30,50 25 31,15 30,45 23,31

TYT Türkçe BdDeEc DBceE  BCCBbc  DB CAdec

Cevap Anahtarı A BADCEEADBDCEACBCCBAEBEDBECAADD

TYT Sosyal   EBCEBdDa  caE ee CcB  C CE       

Cevap Anahtarı A ADEBCEBADCACDDEBAAECEBDACBCEACDEACB

TYT Matematik cC     E          aC  A  C  e 

Cevap Anahtarı A ACBACDDEAECDBBCAEDBCDCAEECEAAB

TYT Fen Ecee d A edC e      aBabD   AC

Cevap Anahtarı A EEDCEBDADAECABBDCDEAEBCEDBDAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 3 1 1 33
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 4 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 1 0 33
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 1 1 17
Sıralama ve Seçme 3 1 0 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 1 1 20
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 2 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 1 0 50
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 1 33
Mol Kavramı 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 4 1 1 25
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEMESİ

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ÇOMRUK 125 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,441 211,320 1 59 114 392 3063

Puanı Hesaplanan: 60 116 398 3093

Katılımlar: 1 60 116 398 3093

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 4 24 -2,00 -7 -2,00 9,58 7,15

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,25 3,90 2,84

Coğrafya-1 10 1 7 -0,75 -8 -0,75 2,16 1,74

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,75 1,63 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 2,26 2,22

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 30 5 15 1,25 4 1,25 9,95 8,20

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 -1,25 4,29 3,69

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 -1,00 2,26 1,72

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 1,17 0,83

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,00 3,20 1,74

TYT Fen 30 0 5 -1,25 -4 -1,25 6,63 4,29

Toplam: 120 9 49 -3,25 -3 -3,25 30,45 23,31

TYT Türkçe cbdbcb aCb beacbcccbdEeccBbDee

Cevap Anahtarı B DCBAADEECEBDBCACAEBCBECEDBDDAA

TYT Sosyal BdaededCbDeCe bcabe   A a          

Cevap Anahtarı B BEDAABECCDACBEDDCEAACDABEACECBBACED

TYT Matematik          aed d   c            

Cevap Anahtarı B BAACDEACDBBCECDCDAEDBEECAABCEA

TYT Fen  dbd     bc                   

Cevap Anahtarı B EEECDDAABDBECAADECBDDECEBCAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 3 0 3 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 4 2 2 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25
Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 0 33
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 3 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 0 0
Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 6 0 0 0
Sıralama ve Seçme 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0
Binom açılımını yapar. 4 0 3 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 5 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Devreleri 2 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 4 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 2 0 0 0
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