
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT 122 122 461 22657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1410,37 21,55 2,25 1,53 1,86 2,00 2,11 1,47 2,00 1,52 1,62 3,54 0,69 3,37 0,00 0,00 0,00 11,46 3,58 10,57 2,01 0,32 1,93 1,99 1,59 1,59 2,32 1,35 1,98 1,52 1,66 1,10 53,2324,72 47,04 277,940

Okul Ortalaması 23,2311,92 20,25 1,80 1,91 1,33 1,70 2,43 1,09 1,65 1,73 1,22 3,92 0,70 3,74 0,00 0,00 0,00 7,11 4,08 6,09 0,52 0,19 0,48 0,65 1,07 0,38 0,99 0,97 0,75 0,62 1,23 0,32 42,1926,23 35,65 247,060

KATILIMLAR

1 242 UMUT GÜNEŞ 12A 32 8 30,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 23 5 21,75 7 1 6,75 6 1 5,75 3 4 2,00 3 3 2,25 87 28 80,00 380,100 2473

2 238 FURKAN ARAZ 12A 23 16 19,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 19 4 18,00 3 0 3,00 5 2 4,50 4 2 3,50 4 2 3,50 71 32 63,00 330,250 6179

3 995 NURCAN ÇOMRUK 12C 35 4 34,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 13 3 12,25 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 64 16 60,00 318,890 7169

4 0 MELİKE CEVİZ 12D 34 5 32,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 9 0 9,00 1 0 1,00 1 1 0,75 60 10 57,50 311,463 7908

5 297 İLAYDA BOZDAĞ 12B 30 6 28,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 8 6 6,50 3 0 3,00 4 2 3,50 4 3 3,25 2 3 1,25 63 25 56,75 310,000 8038

6 301 BEYZA GÜL YILMAZ 12C 28 9 25,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 8 1 7,75 8 0 8,00 2 1 1,75 1 0 1,00 60 16 56,00 307,883 8257

7 265 MURAT MELİH KIR 12A 29 6 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 15 2 14,50 1 0 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 60 17 55,75 306,920 8354

8 220 HACI EYÜP BIYIKLI 12C 21 12 18,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 21 3 20,25 2 0 2,00 1 0 1,00 60 20 55,00 305,800 8475

9 155 MERVE BATTAL 12C 27 9 24,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 15 0 15,00 1 0 1,00 56 11 53,25 299,598 9098

10 252 BENGÜ SU ARIK 12D 35 3 34,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 56 13 52,75 296,843 9350

11 285 NİSANUR DELİCE 12C 34 6 32,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 7 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 57 20 52,00 294,845 9550

12 235 ALİ KAYA 12A 33 4 32,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 12 6 10,50 1 2 0,50 56 21 50,75 291,125 9937

13 255 EMİNE BOLAT 12D 30 9 27,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 13 5 11,75 0 5 -1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 57 30 49,50 287,923 10297

14 270 HİLAL İREM YAĞLI 12B 28 9 25,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 10 1 9,75 1 0 1,00 2 2 1,50 2 4 1,00 54 22 48,50 285,263 10595

15 390 YUSUF KARATAŞ 12C 30 9 27,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 11 5 9,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 54 26 47,50 281,843 10971

16 195 GİZEM İ *L  M 27 7 25,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 7 2 6,50 3 0 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 52 19 47,25 281,743 10987

17 0 NİSADİKİLİTAŞ 12A 28 7 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 2 3,50 52 19 47,25 281,553 11011

18 290 RUKİYE NAZ KALLİ 12B 27 10 24,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 8 4 7,00 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 53 25 46,75 280,150 11158

19 246 ASİYE YÜKSEK 12A 28 7 26,25 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 10 3 9,25 2 2 1,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 52 21 46,75 279,843 11189

20 233 MUHAMMET ALİ DERELİ12C 24 15 20,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 3 11,25 3 1 2,75 1 0 1,00 53 26 46,50 279,838 11190

21 264 GÜL NİHAL GÜNEŞ 12C 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 7 2 6,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 52 22 46,50 278,905 11288

22 314 HASAN KILILI 12C 27 10 24,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 13 7 11,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 54 31 46,25 278,470 11334

23 160 SÜMEYYE SÜT 12C 29 9 26,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 7 2 6,50 50 15 46,25 278,198 11360

24 402 MUHAMMED HACI 11C 26 9 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 11 6 9,50 51 20 46,00 277,833 11405

25 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 23 11 20,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 13 6 11,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 53 32 45,00 275,438 11647

26 0 MUSTAFA ARI 12B 23 7 21,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 10 1 9,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 49 17 44,75 274,433 11756

27 182 VİLDAN  ARAGÖZ 12A 28 6 26,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 11 4 10,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 49 17 44,75 273,790 11818

28 347 ELİF AKGÜL 11A 22 13 18,75 5 0 5,00 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 6 2 5,50 7 0 7,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 52 31 44,25 273,358 11878

29 278 MUKADDES MERVE 12C 28 9 25,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 5 0 5,00 12 1 11,75 49 19 44,25 272,288 11996
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1410,37 21,55 2,25 1,53 1,86 2,00 2,11 1,47 2,00 1,52 1,62 3,54 0,69 3,37 0,00 0,00 0,00 11,46 3,58 10,57 2,01 0,32 1,93 1,99 1,59 1,59 2,32 1,35 1,98 1,52 1,66 1,10 53,2324,72 47,04 277,940

Okul Ortalaması 23,2311,92 20,25 1,80 1,91 1,33 1,70 2,43 1,09 1,65 1,73 1,22 3,92 0,70 3,74 0,00 0,00 0,00 7,11 4,08 6,09 0,52 0,19 0,48 0,65 1,07 0,38 0,99 0,97 0,75 0,62 1,23 0,32 42,1926,23 35,65 247,060

KATILIMLAR

30 254 ESMA AKK 12D 29 8 27,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 8 3 7,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 48 20 43,00 268,380 12409

31 191 N YAĞMUR SADIK 12D 22 18 17,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 14 7 12,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 1 4 0,00 52 38 42,50 268,185 12434

32 385 DİLARA KARA 12B 27 12 24,00 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 8 2 7,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 49 29 41,75 265,085 12747

33 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12C 27 13 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 9 6 7,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 49 29 41,75 265,008 12757

34 308 ESRA NUR ÇALHAN 11A 29 11 26,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 3 2,25 1 3 0,25 48 25 41,75 264,793 12779

35 288 BARIŞ 12C 27 10 24,50 3 1 2,75 1 4 0,00 1 3 0,25 4 1 3,75 12 6 10,50 0 1 -0,25 48 26 41,50 264,145 12841

36 292 NURSENA TURUNÇ 12B 25 14 21,50 1 4 0,00 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 11 2 10,50 1 4 0,00 4 3 3,25 1 3 0,25 50 35 41,25 263,920 12870

37 245 EMİN PINAR 12C 30 8 28,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 6 3,50 47 22 41,50 263,690 12899

38 319 NİSA AKÇAM 11B 27 11 24,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 6 3 5,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 46 20 41,00 262,788 13001

39 0 BURCU KURT 12 29 10 26,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 46 20 41,00 262,475 13033

40 120 DÖNE ÇAKIROĞLU 11B 30 6 28,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 45 16 41,00 262,185 13067

41 392 H HÜSFYİN CAN 12B 26 5 24,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 6 1 5,75 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 45 18 40,50 261,233 13169

42 162 SELMA KESKİN 12C 28 10 25,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 44 20 39,00 256,545 13692

43 287 MİSLİNA OKUMUŞ 12B 24 9 21,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 10 5 8,75 1 4 0,00 2 0 2,00 1 2 0,50 45 26 38,50 255,543 13785

44 351 VİLDAN KISA 11B 26 11 23,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 8 1 7,75 1 0 1,00 1 1 0,75 44 22 38,50 255,318 13813

45 368 SUDE GÜNTÜRK 11B 27 7 25,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 44 22 38,50 255,088 13845

46 247 NİGAR SUDE 12D 24 12 21,00 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 6 8,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 45 28 38,00 254,010 13965

47 294 NESLİHAN FIRAT 12D 26 11 23,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 4 3,00 1 0 1,00 43 20 38,00 253,778 13990

48 283 MİRAY GÖKKAYA 12C 29 10 26,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 4 1,00 43 22 37,50 251,805 14215

49 307 BÜŞRA ORÇAN 11A 27 8 25,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 3 0 3,00 11 5 9,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 44 27 37,25 251,205 14288

50 240 HURİ ŞAN SARI 12A 21 12 18,00 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 11 3 10,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 3 2,25 44 29 36,75 250,735 14345

51 304 İLAYDA ÇINAR 11A 20 6 18,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 8 1 7,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 40 14 36,50 249,885 14439

52 256 BARIŞ BAĞCI 12C 25 15 21,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 8 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 44 31 36,25 248,733 14576

53 0 NUR KALLİ   27 13 23,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 8 5 6,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 43 27 36,25 248,458 14601

54 0 BUSRA SUNA 12B 26 10 23,50 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 6 4 5,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 44 32 36,00 247,745 14671

55 333 AHMET BZDGNN 11B 24 13 20,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 10 1 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 25 35,75 247,298 14723

56 234 EMİNE BYNDR 12A 20 18 15,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 8 3,00 4 2 3,50 3 2 2,50 2 4 1,00 2 3 1,25 46 44 35,00 245,875 14879

57 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 24 13 20,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 7 11 4,25 1 0 1,00 1 0 1,00 43 31 35,25 245,838 14886

58 393 SARİYE ORÇAN 11A 26 14 22,50 5 0 5,00 8 2 7,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 40 19 35,25 245,500 14923
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1410,37 21,55 2,25 1,53 1,86 2,00 2,11 1,47 2,00 1,52 1,62 3,54 0,69 3,37 0,00 0,00 0,00 11,46 3,58 10,57 2,01 0,32 1,93 1,99 1,59 1,59 2,32 1,35 1,98 1,52 1,66 1,10 53,2324,72 47,04 277,940

Okul Ortalaması 23,2311,92 20,25 1,80 1,91 1,33 1,70 2,43 1,09 1,65 1,73 1,22 3,92 0,70 3,74 0,00 0,00 0,00 7,11 4,08 6,09 0,52 0,19 0,48 0,65 1,07 0,38 0,99 0,97 0,75 0,62 1,23 0,32 42,1926,23 35,65 247,060

KATILIMLAR

59 326 SELBİNAZ GÜNTÜRK 11A 20 13 16,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 11 6 9,50 1 0 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 42 30 34,50 244,003 15092

60 274 HİLAL GÜLSEVER 12B 11 9 8,75 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 18 3 17,25 1 2 0,50 3 4 2,00 1 4 0,00 41 29 33,75 242,888 15220

61 250 BETÜL YAMAN 12D 27 13 23,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 6 8 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 42 32 34,00 241,623 15363

62 315 ÜMMÜ TAŞDEMİR 11D 28 10 25,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 1 0,75 3 0 3,00 2 3 1,25 1 0 1,00 39 20 34,00 241,405 15385

63 321 FATMANUR GÖZEL 11A 25 13 21,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 5 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 42 34 33,50 240,463 15491

64 306 GÜLNUR BİLGİLİ 11D 26 12 23,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 3 7 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 27 33,25 239,445 15634

65 396 EMİNE DURAN 12B 17 10 14,50 3 0 3,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 6 3,50 6 2 5,50 3 2 2,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 41 33 32,75 239,150 15673

66 328 AYŞEGÜL ÖZBEK 11D 24 16 20,00 3 0 3,00 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 3 4 2,00 1 0 1,00 39 25 32,75 238,345 15773

67 199 SERKAN ŞAHAN 12C 20 14 16,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 6 5 4,75 1 0 1,00 39 26 32,50 238,045 15810

68 296 RABİA MUSTAFA 12D 26 13 22,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 3 0,25 39 27 32,25 236,488 15979

69 325 ZEHRA TÜRKMEN 11A 19 10 16,50 1 3 0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 11 6 9,50 37 21 31,75 235,740 16064

70 230 DİLARA AKKAYA 12B 22 14 18,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 7 3,25 0 4 -1,00 2 5 0,75 1 2 0,50 41 37 31,75 235,490 16096

71 378 FEYZA NUR YAVUZ 11D 22 9 19,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 3 5,25 1 0 1,00 37 21 31,75 235,358 16106

72 352 YAREN KALLİ 11A 17 16 13,00 2 0 2,00 1 3 0,25 5 0 5,00 8 4 7,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 38 27 31,25 234,855 16155

73 249 SÜMERYA OKUMUŞ   Ç 12C 21 13 17,75 3 1 2,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 9 6 7,50 1 1 0,75 39 30 31,50 234,823 16159

74 262 ŞEVVAL TURUNÇ 12D 24 15 20,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 37 22 31,50 234,498 16195

75 342 SAR İ* NUR CERE 11D 23 13 19,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 7 4 6,00 1 0 1,00 1 0 1,00 37 23 31,25 233,888 16257

76 387 HİLAL ALAŞ 11D 23 11 20,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 19 31,25 233,773 16270

77 236 FATMAGÜL KARA 12B 24 11 21,25 1 3 0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 6 7 4,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 40 35 31,25 233,643 16289

78 360 RAMAZAN BİBER 11D 20 11 17,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 5 4 4,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 37 24 31,00 233,468 16303

79 284 İREM KARADENİZ 12C 22 17 17,75 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 8 3,00 0 1 -0,25 39 32 31,00 233,303 16326

80 335 SEVDE BAYANA 11B 26 14 22,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 24 31,00 232,725 16379

81 289 HÜSNE BAŞCI 12B 19 15 15,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 9 5 7,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 38 30 30,50 232,208 16438

82 377 FATMA KAPLAN 12B 23 11 20,25 1 4 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 6 4 5,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 38 30 30,50 231,498 16498

83 323 HATİCE KÜBRA ÇELİK 11B 24 14 20,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 16 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 41 42 30,50 231,475 16502

84 340 FAHRİYE AKSOY 11D 24 9 21,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 1 0 1,00 35 18 30,50 231,323 16520

85 299 SİMAY ORÇAN 11C 23 14 19,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 37 27 30,25 230,820 16585

86 317 SALİHA TEMİZ 11A 21 9 18,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 36 24 30,00 230,183 16662

87 231 HAKAN TÜRKMEN 12A 16 15 12,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 13 2 12,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 39 38 29,50 229,658 16719
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1410,37 21,55 2,25 1,53 1,86 2,00 2,11 1,47 2,00 1,52 1,62 3,54 0,69 3,37 0,00 0,00 0,00 11,46 3,58 10,57 2,01 0,32 1,93 1,99 1,59 1,59 2,32 1,35 1,98 1,52 1,66 1,10 53,2324,72 47,04 277,940

Okul Ortalaması 23,2311,92 20,25 1,80 1,91 1,33 1,70 2,43 1,09 1,65 1,73 1,22 3,92 0,70 3,74 0,00 0,00 0,00 7,11 4,08 6,09 0,52 0,19 0,48 0,65 1,07 0,38 0,99 0,97 0,75 0,62 1,23 0,32 42,1926,23 35,65 247,060

KATILIMLAR

88 320 MEDİNE ŞANLI 11C 24 13 20,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 5 0,75 36 25 29,75 229,148 16770

89 501 KEVSFR ARI 11C 20 11 17,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 8 4 7,00 1 0 1,00 36 26 29,50 228,848 16804

90 405 İLYAS  YAVUZ 11C 20 16 16,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 6 7 4,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 38 35 29,25 228,225 16872

91 298 AYŞE KURT 12B 17 16 13,00 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 7 7 5,25 1 3 0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 36 32 28,00 224,980 17191

92 348 GÜLSÜM NUR ÖZKA N 11A 20 17 15,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 8 11 5,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 38 41 27,75 223,758 17320

93 0 ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ 11A 18 16 14,00 3 1 2,75 8 5 6,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 4 1,00 35 30 27,50 223,390 17352

94 225 SEYFİ KIR 12A 12 12 9,00 2 2 1,50 18 4 17,00 0 1 -0,25 32 19 27,25 223,115 17388

95 365 SEMRA YILDIRIM 11C 18 19 13,25 16 9 13,75 34 28 27,00 221,818 17520

96 516 BİLAL ŞAHİN 11C 19 18 14,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 28 27,00 221,625 17542

97 190 ALİ ENES KAYA 12B 24 11 21,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 5 4 4,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 36 35 27,25 221,443 17561

98 329 GÜLBAHAR AKGÜL 11D 16 19 11,25 1 3 0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 5 0 5,00 11 3 10,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 35 34 26,50 220,548 17632

99 334 TUĞBA GÜNEŞ 11D 23 15 19,25 1 0 1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 7 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 36 37 26,75 220,333 17656

100 313 ZEYNEP DEMİR 11C 20 15 16,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 26 26,50 219,948 17696

101 401 HACI SARI 11D 17 15 13,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 9 4 8,00 32 25 25,75 218,043 17868

102 324 PERİHAN BAŞIAÇIK 11D 21 15 17,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 32 25 25,75 217,543 17920

103 356 ALİ ENGİN TÜRKMEN 11B 20 13 16,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 3 3 2,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 31 23 25,25 216,098 18062

104 400 MERVE GÖK 11B 19 14 15,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 6 2 5,50 30 21 24,75 214,730 18188

105 148 MEHMET AŞICI     O 12C 7 6 5,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 11 5 9,75 29 19 24,25 214,520 18216

106 305 EBRAR ERGÜVEN 11B 22 16 18,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 32 31 24,25 212,925 18346

107 369 AYŞE LİMON 11B 22 16 18,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 4 0 4,00 1 2 0,50 31 27 24,25 212,895 18350

108 375 ŞEVVAL KOZAN 11C 20 15 16,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 2 5 0,75 31 29 23,75 211,613 18462

109 381 LEYLA BAĞCI 11D 21 11 18,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 0 2,00 3 5 1,75 1 0 1,00 29 22 23,50 210,638 18543

110 386 HATİCE AKKUŞ 11B 18 19 13,25 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 29 25 22,75 208,983 18684

111 337 AYSİMA İLERİ 11B 19 19 14,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 5 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 32 37 22,75 208,913 18693

112 383 ALİ YILDIRIM 11A 21 9 18,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 1 8 -1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 32 38 22,50 207,533 18826

113 389 GÜL TAŞDEMİR 11B 20 15 16,25 2 1 1,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 4 2,00 29 27 22,25 207,083 18876

114 376 AHSEN KIR 11D 22 16 18,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 6 0,50 30 32 22,00 206,100 18962

115 370 SÜMEYYE ORÇAN 11A 14 14 10,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 6 2 5,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 27 23 21,25 204,890 19052

116 372 NİLGÜN KOÇYİĞİT 11A 19 9 16,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 7 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 27 22 21,50 204,813 19060
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT 122 122 461 22657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1410,37 21,55 2,25 1,53 1,86 2,00 2,11 1,47 2,00 1,52 1,62 3,54 0,69 3,37 0,00 0,00 0,00 11,46 3,58 10,57 2,01 0,32 1,93 1,99 1,59 1,59 2,32 1,35 1,98 1,52 1,66 1,10 53,2324,72 47,04 277,940

Okul Ortalaması 23,2311,92 20,25 1,80 1,91 1,33 1,70 2,43 1,09 1,65 1,73 1,22 3,92 0,70 3,74 0,00 0,00 0,00 7,11 4,08 6,09 0,52 0,19 0,48 0,65 1,07 0,38 0,99 0,97 0,75 0,62 1,23 0,32 42,1926,23 35,65 247,060

KATILIMLAR

117 302 MELİSA KAYADİBİ 11A 18 19 13,25 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 5 2,75 1 1 0,75 2 4 1,00 0 5 -1,25 32 43 21,25 204,473 19079

118 345 SAADET ORÇAN 11C 17 18 12,50 2 2 1,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 25 30 17,50 193,265 19845

119 373 EMİNE ERGÜVEN 11D 16 19 11,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 0 3,00 24 29 16,75 191,123 19979

120 404 BEKTAŞ AKTAŞ 11C 6 9 3,75 3 1 2,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 16 20 11,00 174,733 20865

121 407 AKİF ASLAN 11C 9 23 3,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 17 33 8,75 168,003 21138

122 355 ÖKKEŞ NAR 11A 7 19 2,25 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 9 11 6,25 1 7 -0,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 22 58 7,50 164,378 21300
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SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR KALLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,458 277,940 1 53 53 248 14601

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 1 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,75 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,75 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,25 1,09 1,47

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,75 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 4,00 7,37 8,32

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 6,75 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,48 1,93

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 6,75 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,38 1,59

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,00 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,75 1,45 4,68

Toplam: 120 43 27 36,25 30 36,25 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDBdBDacabBbADbeCCADEECCBBaEEeAAECccCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal bad  d bdD  cB CABaD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   DBA e   CeeB   e   D e    DE          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen          EC     c   

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM İ *L 195  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,743 277,940 1 16 16 113 10987

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 1 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 25,25 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,50 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,50 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,50 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 4,25 7,37 8,32

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 6,50 6,09 10,57

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,00 0,48 1,93

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 9,50 6,57 12,50

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,00 0,38 1,59

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,75 0,75 1,98

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,50 0,32 1,10

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 8,25 1,45 4,68

Toplam: 120 52 19 47,25 39 47,25 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCdCceCBC DacBCBDB D Cb CEAABEEB BC EaD

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal a e  cD  dEcEe BAC b     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik ABDdCEC B                  c     B C   C

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen D A B  CEd D  cdDBC 

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YILDIRIM 383 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,533 277,940 13 112 112 413 18826

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 17,00 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,81 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,24 1,09 1,47

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,93 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,51 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 5,49 7,37 8,32

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 5,40 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,47 0,48 1,93

TYT Matematik 40 1 8 -1,00 -3 5,87 6,57 12,50

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,54 0,38 1,59

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,85 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,03 0,32 1,10

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,37 1,45 4,68

Toplam: 120 32 38 22,50 19 29,72 35,64 47,04

TYT Türkçe  BDBC   c    c bdCCADEECCBBaEbBA cCcECdD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CbebBdbeaDEca eCABa      

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik e      C    e   cb aa       cb          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen Cdb  bda  CdB e cbd 

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ORÇAN 307 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,205 277,940 3 49 49 235 14288

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 17,00 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,81 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,24 1,09 1,47

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,93 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,51 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 5,49 7,37 8,32

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 5,40 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,47 0,48 1,93

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 5,87 6,57 12,50

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,54 0,38 1,59

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,85 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,03 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 1,37 1,45 4,68

Toplam: 120 44 27 37,25 31 29,72 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCdCDAeBCEa  BdBDBdDACcD EeA EE BBCCcED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal e    dDabeE  b B C E     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  B dd  CBB B DCEcDDa       eA           

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen e d  b Cd   eec a   

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKGÜL 347 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,358 277,940 1 28 28 152 11878

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 17,00 20,25 21,55

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 0,81 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,24 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,93 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,51 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 5,49 7,37 8,32

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 5,40 6,09 10,57

Geometri 10 7 0 7,00 70 0,47 0,48 1,93

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 5,87 6,57 12,50

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,54 0,38 1,59

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,85 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 -0,03 0,32 1,10

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 1,37 1,45 4,68

Toplam: 120 52 31 44,25 37 29,72 35,64 47,04

TYT Türkçe bBDeCB  Dc BecaC C cDEbbCBBdEEdedECDECAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CDCABdceeDEcE aCeBaD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik    B     E B B   a  E       cE BEABC A C

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen  AcD EB bEC  eeea dc

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA NUR ÇALHAN 308 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,793 277,940 2 34 34 183 12779

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 17,00 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,81 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,24 1,09 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,93 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 5,49 7,37 8,32

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 5,40 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,47 0,48 1,93

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 5,87 6,57 12,50

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,54 0,38 1,59

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,85 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 -0,03 0,32 1,10

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 1,37 1,45 4,68

Toplam: 120 48 25 41,75 35 29,72 35,64 47,04

TYT Türkçe bBbBCBDaDcacCADCdCCAaEECCBaBEEBAAaeDECAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CDe B b aDEDE dCABbD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   D        B  A  c                      

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen a  a  B EECdeeDdc  e

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR GÖZEL 321 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,463 277,940 7 63 63 291 15491

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 17,00 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,81 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,24 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,93 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 5,49 7,37 8,32

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 5,40 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,47 0,48 1,93

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 5,87 6,57 12,50

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,54 0,38 1,59

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,85 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 -0,03 0,32 1,10

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 1,37 1,45 4,68

Toplam: 120 42 34 33,50 28 29,72 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDBC cdDddB eDCddCADEECCBaaEEBAeaCDbCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal Cae BdbCdDEeE bCABaD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik    B      a  cA        e    ed          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen bA D bd  ECe ced  Ca

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM NUR ÖZKA N 348 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,758 277,940 11 92 92 356 17320

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 17,00 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,81 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,24 1,09 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,93 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 5,49 7,37 8,32

Matematik-1 30 8 11 5,25 18 5,40 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,47 0,48 1,93

TYT Matematik 40 8 11 5,25 13 5,87 6,57 12,50

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,54 0,38 1,59

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,85 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,03 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 1,37 1,45 4,68

Toplam: 120 38 41 27,75 23 29,72 35,64 47,04

TYT Türkçe eCCdCDe B ac cBaeDBdDdCEDaaceBEEBaBCCEaa

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal  a B d   eEDEb BACDa     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik bB BC aed Ac DCaDD   eca   bd           

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen a d  b CE dca  e c  

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ÇINAR 304 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,885 277,940 4 51 51 243 14439

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 6 18,50 46 17,00 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,81 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,24 1,09 1,47

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,93 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 5,49 7,37 8,32

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 5,40 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,47 0,48 1,93

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 5,87 6,57 12,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,54 0,38 1,59

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,85 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,37 1,45 4,68

Toplam: 120 40 14 36,50 30 29,72 35,64 47,04

TYT Türkçe A Cde A B   a BCBDBdDA d  E  BEEBaBCCE  

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal daCB dD  dED C BACDa     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  B BCEC B  B   E           b            

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen    a   CE        e  

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KAYADİBİ 302 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,473 277,940 16 117 117 422 19079

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 17,00 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,81 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,24 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,93 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,51 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 5,49 7,37 8,32

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 5,40 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,47 0,48 1,93

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 5,87 6,57 12,50

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,54 0,38 1,59

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,85 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 -0,03 0,32 1,10

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,37 1,45 4,68

Toplam: 120 32 43 21,25 18 29,72 35,64 47,04

TYT Türkçe dCCbece B a acedBDBeDACceeEeeBEEaaBeCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal  aCdedD beEeEd BAC b     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  BeBC e        db    C     a            

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen D d     EEbeed eecad

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLGÜN KOÇYİĞİT 372 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,813 277,940 15 116 116 420 19060

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 17,00 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,81 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,24 1,09 1,47

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,93 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,51 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 5,49 7,37 8,32

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 5,40 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,47 0,48 1,93

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 5,87 6,57 12,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,54 0,38 1,59

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,85 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,03 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,37 1,45 4,68

Toplam: 120 27 22 21,50 18 29,72 35,64 47,04

TYT Türkçe ACC bcc B   a BCBDBbDACbDeE eBEE  BC b  

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal        d  d cd BAC       

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik eB a  e  a     dDe   C     e            

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen e      Cc         C 

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ NAR 355 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,378 277,940 17 122 122 454 21300

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 19 2,25 6 17,00 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,81 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,24 1,09 1,47

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,93 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 3,51 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 11 -0,75 -4 5,49 7,37 8,32

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 5,40 6,09 10,57

Geometri 10 1 7 -0,75 -8 0,47 0,48 1,93

TYT Matematik 40 10 18 5,50 14 5,87 6,57 12,50

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,54 0,38 1,59

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,85 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 -0,03 0,32 1,10

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,37 1,45 4,68

Toplam: 120 22 58 7,50 6 29,72 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCd cA   aDa  C Dc e b eac bd b eda dca

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal bDbae D cb a e dc b      

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik dBbBC e caA e CbD c b Eea CD  Bbcdb  bed

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen DcA ec b a e bb D bc

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 6 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA TEMİZ 317 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,183 277,940 10 86 86 338 16662

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 17,00 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,81 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,24 1,09 1,47

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,93 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 5,49 7,37 8,32

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 5,40 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,47 0,48 1,93

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 5,87 6,57 12,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,54 0,38 1,59

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,85 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,03 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 1,37 1,45 4,68

Toplam: 120 36 24 30,00 25 29,72 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDedBc DdCB ccC CCAD  eCBBaEE A E  E AD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal Cb   db  D  d dCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik C DB    C  d BA  b          bd          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen    e   e dC  c ea C 

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARİYE ORÇAN 393 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,500 277,940 5 58 58 265 14923

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 17,00 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,81 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,24 1,09 1,47

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,93 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 5,49 7,37 8,32

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 5,40 6,09 10,57

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,47 0,48 1,93

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 5,87 6,57 12,50

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,54 0,38 1,59

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,85 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,32 1,10

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,37 1,45 4,68

Toplam: 120 40 19 35,25 29 29,72 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCACceeBCcDEcBCeDBCDAadDCcdABEEaaBaCEaD

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal                BACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  BDaCEC   A    ED    e        B         

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen  b  d  a            

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELBİNAZ GÜNTÜRK 326 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,003 277,940 6 59 59 268 15092

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 17,00 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,81 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,24 1,09 1,47

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,93 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 5,49 7,37 8,32

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 5,40 6,09 10,57

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,47 0,48 1,93

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 5,87 6,57 12,50

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,54 0,38 1,59

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,85 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,37 1,45 4,68

Toplam: 120 42 30 34,50 29 29,72 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDeCB  Db B eebcCCAaEECCBaaEEBd a  cCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal Cae ddc e EDE  CABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   DB   CCaaBDad  D D D e   DDd B        

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen  daD b   da         

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ORÇAN 370 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,890 277,940 14 115 115 419 19052

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 14 10,50 26 17,00 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,81 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,24 1,09 1,47

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,93 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 5,49 7,37 8,32

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 5,40 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,47 0,48 1,93

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 5,87 6,57 12,50

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,54 0,38 1,59

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,85 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,03 0,32 1,10

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,37 1,45 4,68

Toplam: 120 27 23 21,25 18 29,72 35,64 47,04

TYT Türkçe ACd  Dc c dca cdcDBd cCE  E ABEEeBeCe   

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal          d   e BeCDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik AB  C  C       ED          a c          

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen   d  E C   e   e eC 

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,390 277,940 12 93 93 359 17352

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 17,00 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,81 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,24 1,09 1,47

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,93 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,51 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 5,49 7,37 8,32

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 5,40 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,47 0,48 1,93

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 5,87 6,57 12,50

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,54 0,38 1,59

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,85 0,75 1,98

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 -0,03 0,32 1,10

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 1,37 1,45 4,68

Toplam: 120 35 30 27,50 23 29,72 35,64 47,04

TYT Türkçe bBDBCBca bba cc AdCADaEbdBaaEE AcEC c AD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal                CABd      

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik CC B    CECB Bd baac                    

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen   DD bc  EC aceeaECc

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN KALLİ 352 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,855 277,940 9 72 72 312 16155

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 17,00 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,81 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,24 1,09 1,47

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,93 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 5,49 7,37 8,32

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 5,40 6,09 10,57

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,47 0,48 1,93

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 5,87 6,57 12,50

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,54 0,38 1,59

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,85 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,03 0,32 1,10

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 1,37 1,45 4,68

Toplam: 120 38 27 31,25 26 29,72 35,64 47,04

TYT Türkçe  BDebB bebbcae   CCADbbCCdBdEEBAAab c AD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal        C DEed bCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik         C Cc BA ea   D   E DDd a        

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen  A D     EC  aa   Ce

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TÜRKMEN 325 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,740 277,940 8 69 69 307 16064

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 17,00 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,81 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,24 1,09 1,47

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,93 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 5,49 7,37 8,32

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 5,40 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,47 0,48 1,93

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 5,87 6,57 12,50

Toplam: 120 37 21 31,75 26 29,72 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDBdc acc   ec  CCADEbCCB BEE A Ed E AD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal      d eaDEea  CABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik C DBA  de CB BA ba cED b   D            

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BZDGNN 333 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,298 277,940 5 55 55 256 14723

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 14 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 19,79 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,93 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,66 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,38 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 6,39 7,37 8,32

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 3,00 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,48 1,93

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 3,00 6,57 12,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,30 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,45 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,00 1,45 4,68

Toplam: 120 42 25 35,75 30 30,18 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCcbcAeB  DbcBdebBaDAC DCEAdBEEeBBdCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal eb B deebaEbEa BACDb     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik AB BC    B   D E D  Ce      A           

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen      a C            

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENGİN TÜRKMEN 356 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,098 277,940 8 103 103 388 18062

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 14 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 19,79 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,93 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,66 1,09 1,47

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,38 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 6,39 7,37 8,32

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 3,00 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,48 1,93

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 3,00 6,57 12,50

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,30 0,38 1,59

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,45 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,00 1,45 4,68

Toplam: 120 31 23 25,25 21 30,18 35,64 47,04

TYT Türkçe dBb CBcaDa   ecedCCADEEbCBB EEeAeEb  CAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal  ca B b d EDE  CABa      

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik           e     d      e   DDE          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen eA         b        

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE LİMON 369 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,895 277,940 11 107 107 395 18350

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 14 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 19,79 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,93 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,66 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,38 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 6,39 7,37 8,32

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 3,00 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,48 1,93

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 3,00 6,57 12,50

Toplam: 120 31 27 24,25 20 30,18 35,64 47,04

TYT Türkçe aBccCBbd bd aecbbCCADEbCCBBBEEBAcEecECAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal Cae dddbaDEDb dCABE      

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik                      e    D e           

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA İLERİ 337 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,913 277,940 13 111 111 408 18693

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 14 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 19,79 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,93 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,66 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,38 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 6,39 7,37 8,32

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 3,00 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,48 1,93

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 3,00 6,57 12,50

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,30 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,45 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,25 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,00 1,45 4,68

Toplam: 120 32 37 22,75 19 30,18 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDcdceaca  CecbcCCdDEEbCBeaEbBAbEdDECAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal baeAdddaacbeE CCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik    dA    aC   d        a a  D           

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen    D      C     b a 

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DÖNE ÇAKIROĞLU 120 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,185 277,940 2 40 40 199 13067

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 14 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 19,79 20,25 21,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,93 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,66 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,38 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,39 7,37 8,32

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 3,00 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,48 1,93

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 3,00 6,57 12,50

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,30 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,45 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,00 1,45 4,68

Toplam: 120 45 16 41,00 34 30,18 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCdCDA   d acBCBDBdDACEDeEAABEEBBBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal CDbBAdDd CEcEd BAC a     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  d Bd aC                                

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen D d    C            

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ERGÜVEN 305 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,925 277,940 10 106 106 394 18346

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 14 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 19,79 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,93 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,66 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,38 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 6,39 7,37 8,32

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 3,00 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,48 1,93

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 3,00 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,30 0,38 1,59

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,45 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,25 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,00 1,45 4,68

Toplam: 120 32 31 24,25 20 30,18 35,64 47,04

TYT Türkçe CBDedBcacc aecDCcCCADEdCCBadEEBeAEe bCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal bDb ddbdbDEcE dC BaD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   c     C Ca                ec          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen           a       C 

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL TAŞDEMİR 389 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,083 277,940 14 113 113 414 18876

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 14 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 19,79 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,93 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,66 1,09 1,47

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,38 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 6,39 7,37 8,32

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 3,00 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,48 1,93

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 3,00 6,57 12,50

Toplam: 120 29 27 22,25 19 30,18 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCcCDA     EecCabBaDACEcbEeAaEadBddeEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal  DCd dD dCccbe B C a     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  B d      A  c dc    C                  

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AKKUŞ 386 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,983 277,940 12 110 110 407 18684

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 14 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 19,79 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,93 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,66 1,09 1,47

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,39 7,37 8,32

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 3,00 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,48 1,93

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 3,00 6,57 12,50

Toplam: 120 29 25 22,75 19 30,18 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCeCce  edDdaBdBcBdDACEbeEed EEdBBbadEb

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal eDa  dDCbe     BACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik AB B c                                  

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KÜBRA ÇELİK 323 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,475 277,940 7 83 83 328 16502

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 14 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 19,79 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,93 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,66 1,09 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,38 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,39 7,37 8,32

Matematik-1 30 4 16 0,00 0 3,00 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,48 1,93

TYT Matematik 40 4 16 0,00 0 3,00 6,57 12,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,30 0,38 1,59

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,45 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,25 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,00 1,45 4,68

Toplam: 120 41 42 30,50 25 30,18 35,64 47,04

TYT Türkçe aBDBC caccCB AcbbCCADEEbCBBadEBeAEdDcCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal abd BEbdCDEcE CCABEa     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik a   b   e dB Bd eeb cedeCbebDc          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen      b    Cc   eb Cc

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖK 400 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,730 277,940 9 104 104 389 18188

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 14 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 19,79 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,93 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,66 1,09 1,47

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,38 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 6,39 7,37 8,32

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 3,00 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,48 1,93

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 3,00 6,57 12,50

Toplam: 120 30 21 24,75 21 30,18 35,64 47,04

TYT Türkçe AdC eaAC   DaadCeb dDd aDeE ABEEBaBCCdED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal   b   D beE  d BAC b     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik eBD    C   B D  D          e            

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇAM 319 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,788 277,940 1 38 38 192 13001

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 14 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 19,79 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,93 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,66 1,09 1,47

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,38 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,39 7,37 8,32

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 3,00 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,48 1,93

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 3,00 6,57 12,50

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,30 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,45 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,25 0,32 1,10

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 1,00 1,45 4,68

Toplam: 120 46 20 41,00 34 30,18 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCcCDeCa  DccBdebBCDdCcDCEAABEEBBBCCEEe

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal dDbB bD bCEc a BACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik AB  C   B      ED  c   e    b           

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen D      C          C 

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE BAYANA 335 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,725 277,940 6 80 80 324 16379

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 14 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 19,79 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,93 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,66 1,09 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,38 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,39 7,37 8,32

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,00 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,48 1,93

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,00 6,57 12,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,30 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,45 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,00 1,45 4,68

Toplam: 120 37 24 31,00 26 30,18 35,64 47,04

TYT Türkçe dBbeCBcaDcCaecDCeCCADEECCcBBEEeAAECDcCdD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CDeddd eaDEcE CCABbe     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik              B                          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen    e      C         

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE GÜNTÜRK 368 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,088 277,940 4 45 45 220 13845

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 14 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 19,79 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,93 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,66 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,38 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,39 7,37 8,32

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 3,00 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,48 1,93

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 3,00 6,57 12,50

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,30 0,38 1,59

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,45 0,75 1,98

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,25 0,32 1,10

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,00 1,45 4,68

Toplam: 120 44 22 38,50 32 30,18 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDBCe d     ADbeCCADEECCBBcEEBAAEaDECAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal bDdABd CC EcE dCABaD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   Dd    ad B                            

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen Cdb      cCe b eD C 

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN KISA 351 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,318 277,940 3 44 44 218 13813

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 14 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 19,79 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,93 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,66 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,38 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 6,39 7,37 8,32

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 3,00 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,48 1,93

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 3,00 6,57 12,50

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,30 0,38 1,59

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,45 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,00 1,45 4,68

Toplam: 120 44 22 38,50 32 30,18 35,64 47,04

TYT Türkçe ACC CDAec d acBCBDBCDACcDCEeABEEdaBCdbED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal aDb edD bCEbEd cACDa     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  B B   C   B   dD    C  ED              

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen     B  Cc           

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ASLAN 407 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,003 277,940 12 121 121 453 21138

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 23 3,25 8 14,75 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,08 1,09 1,47

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,56 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,40 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 6,71 7,37 8,32

Toplam: 120 17 33 8,75 7 25,52 35,64 47,04

TYT Türkçe dBceCeaa dde AcbcCCAaEcCddBadaebcb      

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal bDeABdeCeabDa d eBED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 8 11
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEKTAŞ AKTAŞ 404 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,733 277,940 11 120 120 448 20865

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 9 3,75 9 14,75 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,67 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,08 1,09 1,47

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,56 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,71 7,37 8,32

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 3,88 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,48 1,93

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 4,04 6,57 12,50

Toplam: 120 16 20 11,00 9 25,52 35,64 47,04

TYT Türkçe aa edBca     cDb CCA      Ba            

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal  DCAadbCdcc   dCeBED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik Cb  A    d             a                

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 1 11
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ŞAHİN 516 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,625 277,940 7 96 96 367 17542

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 14,75 20,25 21,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,08 1,09 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,56 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 6,71 7,37 8,32

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 3,88 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,48 1,93

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 4,04 6,57 12,50

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,38 1,59

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,32 1,10

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,02 1,45 4,68

Toplam: 120 34 28 27,00 23 25,52 35,64 47,04

TYT Türkçe ecDBCBabca   AaCdCCdDEdeCBaacEBddaCDECdD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CDdABdbCaDEDE bCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik            d  Ac                        

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen  d c      d         

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLYAS  YAVUZ 405 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,225 277,940 5 90 90 348 16872

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 14,75 20,25 21,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,08 1,09 1,47

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,56 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 6,71 7,37 8,32

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 3,88 6,09 10,57

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,17 0,48 1,93

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 4,04 6,57 12,50

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,38 1,59

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,32 1,10

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,02 1,45 4,68

Toplam: 120 38 35 29,25 24 25,52 35,64 47,04

TYT Türkçe bBDeCBcacb  eecCbCCADEECCBadcE AcEe cCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CDdABddCCDbecdaCABEb     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik b Da dB b    BdebD     C  D    B        

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen  d b       e        

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSFR ARI 501 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,848 277,940 4 89 89 345 16804

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 14,75 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,08 1,09 1,47

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,56 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,40 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 6,71 7,37 8,32

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 3,88 6,09 10,57

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,17 0,48 1,93

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 4,04 6,57 12,50

Toplam: 120 36 26 29,50 25 25,52 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDBCB aDaeBCecCdCCADaEedBaBEEBA        

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CadeBEbdacbbE dCeBE      

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik bCDB         BA ba  Ee      DE B        

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ŞANLI 320 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,148 277,940 3 88 88 342 16770

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 14,75 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,67 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,08 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,56 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,71 7,37 8,32

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 3,88 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,48 1,93

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 4,04 6,57 12,50

Toplam: 120 36 25 29,75 25 25,52 35,64 47,04

TYT Türkçe eCC Ccce  dDacBdBbBCDACcDCEbABEEdaBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal eaC eED bCEbEd BACDd     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  B  C  d             b a   ae           

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED HACI 402 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,833 277,940 1 24 24 135 11405

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 14,75 20,25 21,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,08 1,09 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,56 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 6,71 7,37 8,32

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 3,88 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,48 1,93

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 4,04 6,57 12,50

Toplam: 120 51 20 46,00 38 25,52 35,64 47,04

TYT Türkçe CBDed ca E   cDbACCADEECCBBBEEcecECDECAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CbCABdcCCDEDE eCABaD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   D   BCC dB B cA  c D e dDDeE          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET ORÇAN 345 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,265 277,940 10 118 118 432 19845

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 14,75 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,67 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,08 1,09 1,47

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,56 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,40 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,71 7,37 8,32

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 3,88 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,48 1,93

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 4,04 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,19 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,02 1,45 4,68

Toplam: 120 25 30 17,50 15 25,52 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCe acCeddca eCebBeDACEc EcAcEEBeBaCb  

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal  bCdAdDCce  bd BACeb     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik                      e      ee          

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA YILDIRIM 365 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,818 277,940 6 95 95 365 17520

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 14,75 20,25 21,55

Matematik-1 30 16 9 13,75 46 3,88 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,48 1,93

TYT Matematik 40 16 9 13,75 34 4,04 6,57 12,50

Toplam: 120 34 28 27,00 23 25,52 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCdeDA e dDaaBdeDBbDAeE ebedBEEaacCCdEa

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Matematik ABDdCECCBB BaaaEDD b e eEa DAd          

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KOZAN 375 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,613 277,940 9 108 108 397 18462

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 14,75 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,67 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,08 1,09 1,47

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,56 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,71 7,37 8,32

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 3,88 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,48 1,93

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 4,04 6,57 12,50

Toplam: 120 31 29 23,75 20 25,52 35,64 47,04

TYT Türkçe CBcBdd  bd   AcCcCCADEEeCBaeEEBeAbeccCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CadeddbCbDE a aCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik    B       d Bd  c     e     a          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY ORÇAN 299 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,820 277,940 2 85 85 334 16585

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 14,75 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,08 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,56 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 6,71 7,37 8,32

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 3,88 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,48 1,93

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 4,04 6,57 12,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,38 1,59

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,19 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,04 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,02 1,45 4,68

Toplam: 120 37 27 30,25 25 25,52 35,64 47,04

TYT Türkçe ACebCcA   dcdcBdBcBCDACcDeEeABEEBaBCbEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal aDCdedDabCEbEb BACDa     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  B  C   B                               

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen     d  C     b   ca 

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİR 313 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,948 277,940 8 100 100 375 17696

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 14,75 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,67 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,08 1,09 1,47

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,56 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,40 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 6,71 7,37 8,32

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 3,88 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,48 1,93

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 4,04 6,57 12,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,19 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,02 1,45 4,68

Toplam: 120 33 26 26,50 22 25,52 35,64 47,04

TYT Türkçe bBbedB  cbb  caCbCCADEECCB dEEBAcabDcCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal bbd   beaD cd  CABE      

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik    B    C CB BA        a    cE          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen  e        C         

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN KIR 376 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,100 277,940 14 114 114 418 18962

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 15 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 18,38 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,63 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,83 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,87 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,23 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 5,57 7,37 8,32

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 3,35 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,48 1,93

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 3,45 6,57 12,50

Toplam: 120 30 32 22,00 18 28,18 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCcecc abaDa BaBDBdDACbDCccABEEaBBCebED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal dadd EDebeE Eea AC a     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik dBcc  eC   a    b                       

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL ÖZBEK 328 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,345 277,940 3 66 66 298 15773

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 15 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 18,38 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 0,63 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,83 1,09 1,47

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,87 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,23 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 5,57 7,37 8,32

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 3,35 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,48 1,93

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 3,45 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,63 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,78 1,45 4,68

Toplam: 120 39 25 32,75 27 28,18 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDBCdccacaaeADCbCCADEECCBaBEEBAAbdeEdAe

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CDC  bAeeD cE eCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik            aaBA A           cd          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen           C         

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ERGÜVEN 373 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,123 277,940 15 119 119 434 19979

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 15 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 18,38 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,63 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,83 1,09 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,87 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,23 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 5,57 7,37 8,32

Toplam: 120 24 29 16,75 14 28,18 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCcCae     daadBDBdDACceeaeABdEBaBdbbEa

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal abCBedDebeEebCa AC E     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRİYE AKSOY 340 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,323 277,940 8 84 84 330 16520

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 15 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 18,38 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,63 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,83 1,09 1,47

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,87 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,23 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 5,57 7,37 8,32

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,35 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,48 1,93

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 3,45 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,63 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,78 1,45 4,68

Toplam: 120 35 18 30,50 25 28,18 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCcCDc       BdBDBaDACEDCEAABEEaBBdbbdD

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal abCdedDCb c    BAC E     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik dB B  C                    a            

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA NUR YAVUZ 378 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,358 277,940 4 71 71 311 16106

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 15 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 18,38 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,63 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,83 1,09 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,87 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,23 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 5,57 7,37 8,32

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 3,35 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,48 1,93

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 3,45 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,63 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,78 1,45 4,68

Toplam: 120 37 21 31,75 26 28,18 35,64 47,04

TYT Türkçe ACe CDAe eaDa eCBDBdD C DCEccBEEBBBC    

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal  bbd dDdbbEDbC BACaE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  B B  e B  d D ED    b                  

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR AKGÜL 329 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,548 277,940 9 98 98 373 17632

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 15 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 18,38 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,63 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,83 1,09 1,47

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,87 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,23 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 5,57 7,37 8,32

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 3,35 6,09 10,57

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,10 0,48 1,93

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 3,45 6,57 12,50

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,03 0,38 1,59

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,63 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,32 1,10

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,78 1,45 4,68

Toplam: 120 35 34 26,50 22 28,18 35,64 47,04

TYT Türkçe CaDBCcDacd B  c dCCADEddCcceEbabdaC bCAc

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal dee BdbeaDE   aCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   DBAB    CB BA e C   c    DbE    a c   

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen      cd             

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLNUR BİLGİLİ 306 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,445 277,940 2 64 64 295 15634

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 15 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 18,38 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,63 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,83 1,09 1,47

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,87 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,23 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 5,57 7,37 8,32

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 3,35 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,48 1,93

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 3,45 6,57 12,50

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,03 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,63 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,78 1,45 4,68

Toplam: 120 40 27 33,25 28 28,18 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCdCceecCEaacBdBDB DACE aEAABEEaaBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal dbCB dD bCEc b BACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik Ad BC  bd       b   de     b            

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen a    b C            

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACI SARI 401 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,043 277,940 11 101 101 378 17868

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 15 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 18,38 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,63 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,83 1,09 1,47

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,87 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,23 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 5,57 7,37 8,32

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 3,35 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,48 1,93

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 3,45 6,57 12,50

Toplam: 120 32 25 25,75 21 28,18 35,64 47,04

TYT Türkçe ACC  Dc B cca BdebBdDACEcCcAA EbaaBC  ce

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal e  dedD bC  E  dAC E     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik AB Ba C B  B  bEDDe  a                  

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ALAŞ 387 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,773 277,940 6 76 76 317 16270

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 15 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 18,38 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,63 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,83 1,09 1,47

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,87 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,23 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 5,57 7,37 8,32

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 3,35 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,48 1,93

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 3,45 6,57 12,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,63 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,78 1,45 4,68

Toplam: 120 36 19 31,25 26 28,18 35,64 47,04

TYT Türkçe ACC bDeec c ED deDBdDACcD EeABEE BBCbEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal dDac EDabeE    BACD      

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  B BC C                      d          

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen b      C            

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA BAĞCI 381 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,638 277,940 13 109 109 404 18543

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 15 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 18,38 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,63 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,83 1,09 1,47

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,87 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,23 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 5,57 7,37 8,32

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 3,35 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,48 1,93

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 3,45 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,63 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,78 1,45 4,68

Toplam: 120 29 22 23,50 20 28,18 35,64 47,04

TYT Türkçe CBDBCc       ccC CeADEEedBBBEEBeeEaDEeAc

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal b d d  e D cE dCA        

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik    B    e C  Bd ce           d          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen           C         

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PERİHAN BAŞIAÇIK 324 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,543 277,940 12 102 102 380 17920

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 15 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 18,38 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,63 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,83 1,09 1,47

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,87 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,23 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 5,57 7,37 8,32

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,35 6,09 10,57

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,10 0,48 1,93

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 3,45 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,63 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,18 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,78 1,45 4,68

Toplam: 120 32 25 25,75 21 28,18 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCAbceeB aDaDBCBDcdD Cc eEceBEcBaBCeE D

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal       Dbcbc  b BACDc     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik eB B         D       a        B     B   

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen        C      c   a 

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN BİBER 360 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,468 277,940 7 78 78 320 16303

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 15 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 18,38 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,63 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,83 1,09 1,47

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,87 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,23 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 5,57 7,37 8,32

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 3,35 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,48 1,93

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 3,45 6,57 12,50

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,03 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,63 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,18 0,32 1,10

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,78 1,45 4,68

Toplam: 120 37 24 31,00 26 28,18 35,64 47,04

TYT Türkçe CBDeCB  ab aCAc dCCA E bCBBaEE  cEe bCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal bDCeBdAC Db E  CeBd      

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   Da c    C  Be Aa          D           

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen  daD      C     b C 

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 2 44
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAR İ* NUR CERE 342 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,888 277,940 5 75 75 316 16257

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 15 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 18,38 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,63 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,83 1,09 1,47

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,87 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,23 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 5,57 7,37 8,32

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 3,35 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,48 1,93

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 3,45 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,63 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,18 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,78 1,45 4,68

Toplam: 120 37 23 31,25 26 28,18 35,64 47,04

TYT Türkçe bBDeaB  aa a eDCdCCADEEeCBaBEEeAbECDECeD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal Ced    eeD  E  CdBa      

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik        C aCB B   ca    C   eDE          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen           C       C 

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA GÜNEŞ 334 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,333 277,940 10 99 99 374 17656

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 15 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 18,38 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,63 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,83 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,87 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,23 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 5,57 7,37 8,32

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 3,35 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,48 1,93

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 3,45 6,57 12,50

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,03 0,38 1,59

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,63 0,75 1,98

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,18 0,32 1,10

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,78 1,45 4,68

Toplam: 120 36 37 26,75 22 28,18 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDBdBc DcbcCADCdCCADacCC BcEEdAAaeccCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal     BdbddDEeE eCAdbD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   D     C dd Bd d          ceb          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen bd D b    ac  e  cCB

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜ TAŞDEMİR 315 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,405 277,940 1 62 62 285 15385

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 15 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 18,38 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,63 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,83 1,09 1,47

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,87 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,23 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 5,57 7,37 8,32

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 3,35 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,48 1,93

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 3,45 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,63 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,78 1,45 4,68

Toplam: 120 39 20 34,00 28 28,18 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDBCBDa c BaADCcCaADaECCBBBcEBAdECDcCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal bDaABdbeaDb E  CA E      

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik       B e  B d         e                

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen           C         

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU KURT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,475 277,940 1 39 39 194 13033

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 1 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,50 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,09 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,25 7,37 8,32

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,75 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,48 1,93

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,75 6,57 12,50

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,75 0,38 1,59

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,75 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,00 0,32 1,10

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,50 1,45 4,68

Toplam: 120 46 20 41,00 34 41,00 35,64 47,04

TYT Türkçe CBDBCecacb BCADCcCCADEcCCBaBEEBAAECDcaAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal Cbe BdbCaDEbE CCbBED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik       B  dC                  E          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen  d D   e  C     D   

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KAYA 235 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,125 277,940 4 12 12 91 9937

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 21,88 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,52 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,02 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,12 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,46 7,37 8,32

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 11,83 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 0,48 1,93

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 13,23 6,57 12,50

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,75 0,38 1,59

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,21 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 4,25 1,45 4,68

Toplam: 120 56 21 50,75 42 46,81 35,64 47,04

TYT Türkçe ACC CDACBCdDa BCeDBCDAC DCEAABEEBBBCCbED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal CabBbdDCbdEcEe BACDc     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik dBbBCEeb B BC  EDD   e D   D d          

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen D db                

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYE YÜKSEK 246 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,843 277,940 6 19 19 122 11189

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 21,88 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,52 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,02 1,09 1,47

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,12 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 7,46 7,37 8,32

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 11,83 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 0,48 1,93

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 13,23 6,57 12,50

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,75 0,38 1,59

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,21 0,32 1,10

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 4,25 1,45 4,68

Toplam: 120 52 21 46,75 39 46,81 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDBCB  Dd  CADCdCdADEE CBBBEEBAAEaDcCdD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal  D  B  e D eE CCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik  CDB   CC CaDBe AeC                     

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen Ce D b bbECb e ec  c

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BYNDR 234 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,875 277,940 10 56 56 262 14879

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 21,88 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,52 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,02 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,12 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,46 7,37 8,32

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 11,83 6,09 10,57

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,40 0,48 1,93

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16 13,23 6,57 12,50

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,75 0,38 1,59

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,21 0,32 1,10

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 4,25 1,45 4,68

Toplam: 120 46 44 35,00 29 46,81 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDBCcaEDd cecDCeCCdDaEeaBcaEEBAecC cdAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal Cb  BdbCaDEcE bCAeED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik aC  c  CC Cd a   b c   e    Dd B AcC  aC

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen CA a bBd ECeebcec CB

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ARAZ 238 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,250 277,940 2 2 2 30 6179

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 21,88 20,25 21,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,02 1,09 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,12 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,46 7,37 8,32

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 11,83 6,09 10,57

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,40 0,48 1,93

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 13,23 6,57 12,50

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,75 0,38 1,59

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,21 0,32 1,10

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 4,25 1,45 4,68

Toplam: 120 71 32 63,00 53 46,81 35,64 47,04

TYT Türkçe CcDcdB EDdeBeeDCdCadaEEddBBaEEBAAEbDcCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CaCABd CaDEcEBbCABEa     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik C DBAB CCECB BA  bCD DEe EDDca B A C    

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen CbDDeEBbEECd DDAaECc

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN TÜRKMEN 231 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,658 277,940 11 87 87 340 16719

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 21,88 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,52 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,02 1,09 1,47

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,12 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,79 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 12 1,00 5 7,46 7,37 8,32

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 11,83 6,09 10,57

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,40 0,48 1,93

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 13,23 6,57 12,50

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,75 0,38 1,59

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,21 0,32 1,10

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 4,25 1,45 4,68

Toplam: 120 39 38 29,50 25 46,81 35,64 47,04

TYT Türkçe dCd Ccc     a cCBbBdDACb bc eBEcacBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal dabdedDab E bd d CDb     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik AB BCEC     CD E DD  C cE  a     a      

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen DDbC d eE  b dce eCE

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HURİ ŞAN SARI 240 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,735 277,940 9 50 50 240 14345

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 21,88 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,52 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,02 1,09 1,47

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,12 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 7,46 7,37 8,32

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 11,83 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 0,48 1,93

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 13,23 6,57 12,50

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,75 0,38 1,59

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,21 0,32 1,10

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 4,25 1,45 4,68

Toplam: 120 44 29 36,75 31 46,81 35,64 47,04

TYT Türkçe bCCdCDeec   EcBCBDBC AC  eaAABEccBBCCb a

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal       Dbb Ec   BACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  BDeC CC  A  DCEDD   e     b            

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen c deab CEdbc  cdDBCc

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT MELİH KIR 265 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,920 277,940 3 7 7 60 8354

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 21,88 20,25 21,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,02 1,09 1,47

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,12 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,46 7,37 8,32

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 11,83 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 0,48 1,93

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 13,23 6,57 12,50

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,75 0,38 1,59

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,21 0,32 1,10

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 4,25 1,45 4,68

Toplam: 120 60 17 55,75 46 46,81 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCdeDA    Dc BCeDBaDACcDCEAABEEBBBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal CDCBdbDebCE bd BACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  BDdCECCBBA  D EDDD  b  E               

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen D      Ca  D  c  e E

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSADİKİLİTAŞ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,553 277,940 5 17 17 115 11011

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 21,88 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,02 1,09 1,47

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,12 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,46 7,37 8,32

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 11,83 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 0,48 1,93

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 13,23 6,57 12,50

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,75 0,38 1,59

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,21 0,32 1,10

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 4,25 1,45 4,68

Toplam: 120 52 19 47,25 39 46,81 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCeCDeCa    DBdBDBdDACcDCEA BEEdBBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal eaCBAdDCbCEc e BACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik dB BC C                                 

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen D   dE CEb   baeDBCE

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYFİ KIR 225 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,115 277,940 12 94 94 360 17388

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 12 9,00 23 21,88 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,52 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,02 1,09 1,47

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,12 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,79 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 7,46 7,37 8,32

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 11,83 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 0,48 1,93

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 13,23 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,75 0,38 1,59

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,21 0,32 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 4,25 1,45 4,68

Toplam: 120 32 19 27,25 23 46,81 35,64 47,04

TYT Türkçe dBbBd ca     eaCcCCAaEEeCBaBcE          

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal                CAda      

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   DeABB CECdDBd A  eED C EDDDE          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen                 c   

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 3 44
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NUR KAPLAN 257 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,438 277,940 7 25 25 142 11647

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 21,88 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,02 1,09 1,47

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,12 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 7,46 7,37 8,32

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 11,83 6,09 10,57

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,40 0,48 1,93

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 13,23 6,57 12,50

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,75 0,38 1,59

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,21 0,32 1,10

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 4,25 1,45 4,68

Toplam: 120 53 32 45,00 38 46,81 35,64 47,04

TYT Türkçe dCCb aAe    a BdBDBdDACcDCEeABEEcaBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal aaCB  b b E be BACDb     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik AcDdC CC    C  Ebe   CEDEDab BBAEa C    

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen ee C E CEd e Aad cC 

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT GÜNEŞ 242 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,100 277,940 1 1 1 11 2473

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 21,88 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,02 1,09 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,12 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,46 7,37 8,32

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 11,83 6,09 10,57

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,40 0,48 1,93

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 13,23 6,57 12,50

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,75 0,38 1,59

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,21 0,32 1,10

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 4,25 1,45 4,68

Toplam: 120 87 28 80,00 67 46,81 35,64 47,04

TYT Türkçe dCCdCDACBCaDEeBCBDBbDdCcDCEeABEEBBBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal dbCB EDCAdEDbCBBACcb     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik ABDBCECCeaABbDCEDDDECeEDE Ca BBAcBD  ABC

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen DcACBEDCEcdeBdaeDcCE

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN  ARAGÖZ 182 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,790 277,940 8 27 27 150 11818

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 12 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 21,88 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,02 1,09 1,47

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,12 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 7,46 7,37 8,32

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 11,83 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 0,48 1,93

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 13,23 6,57 12,50

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,75 0,38 1,59

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,21 0,32 1,10

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 4,25 1,45 4,68

Toplam: 120 49 17 44,75 37 46,81 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCcCDA      cBCBbBdcACEDCaAABEEBBBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal C bBb  b  c    BACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik dBDBCaC  B BCD dDD   a                  

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen D    b aE       e C 

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENES KAYA 190 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,443 277,940 17 97 97 369 17561

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 20,49 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,16 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,90 1,09 1,47

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,82 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,09 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 6,97 7,37 8,32

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 7,10 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,48 1,93

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 7,82 6,57 12,50

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,47 0,38 1,59

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,63 0,32 1,10

TYT Fen 20 0 9 -2,25 -11 2,40 1,45 4,68

Toplam: 120 36 35 27,25 23 37,68 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCdbaAa    a BdBDBdDACEDaEAABEEcaBCaEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal CabBbdcddCccEd BAC b     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik eB aC  C  c    EDc                      

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen bb  ed a      c a dd

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KURT 298 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,980 277,940 16 91 91 354 17191

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 20,49 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,16 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,90 1,09 1,47

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,82 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 6,97 7,37 8,32

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 7,10 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,48 1,93

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 7,82 6,57 12,50

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,47 0,38 1,59

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,63 0,32 1,10

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 2,40 1,45 4,68

Toplam: 120 36 32 28,00 23 37,68 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCd Deec d   BdeDBCaAdbDCEbA E BccbeaED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal  bCB dD be     BACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik eB  Cd C  c Cb cDD c d      A           

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen Ded  b C     A  ecC 

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSRA SUNA 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,745 277,940 9 54 54 250 14671

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 20,49 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,16 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,90 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,82 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 6,97 7,37 8,32

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 7,10 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,48 1,93

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 7,82 6,57 12,50

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,47 0,38 1,59

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,63 0,32 1,10

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,40 1,45 4,68

Toplam: 120 44 32 36,00 30 37,68 35,64 47,04

TYT Türkçe  BDBdBacDbC  eD cCCAaEEbCBBBEEBAcECDcCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal ea dBdbedDEcE eCABEa     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   Da BB CEba Bd                         

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen   eD Ed d a e eec CB

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA AKKAYA 230 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,490 277,940 12 70 70 309 16096

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 20,49 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,16 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,90 1,09 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,82 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,97 7,37 8,32

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 7,10 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,48 1,93

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 7,82 6,57 12,50

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,47 0,38 1,59

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,63 0,32 1,10

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 2,40 1,45 4,68

Toplam: 120 41 37 31,75 26 37,68 35,64 47,04

TYT Türkçe dBbBCcea a BecDCbCCcD EeCdBdEEBAeEC ECAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal Cae B  dCDEeE CCAcED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik  C     bC CB B a     c d   bcd          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen b ea b bdECeab  c Cc

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA KARA 385 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,085 277,940 5 32 32 181 12747

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 20,49 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,16 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,90 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,82 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,97 7,37 8,32

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 7,10 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,48 1,93

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 7,82 6,57 12,50

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,47 0,38 1,59

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,63 0,32 1,10

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,40 1,45 4,68

Toplam: 120 49 29 41,75 35 37,68 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCdCDAeaCc acBdBbBdDACEDaEAAeEEBBBCCdED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal e eB  DdbeEbEd BACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik cBDB  CCB   C  cD                       

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen Dc  ca CE  ed adaBC 

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE DURAN 396 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,150 277,940 11 65 65 296 15673

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 20,49 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,16 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,90 1,09 1,47

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,82 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,97 7,37 8,32

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 7,10 6,09 10,57

Geometri 10 6 2 5,50 55 0,72 0,48 1,93

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 7,82 6,57 12,50

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,47 0,38 1,59

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,63 0,32 1,10

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 2,40 1,45 4,68

Toplam: 120 41 33 32,75 27 37,68 35,64 47,04

TYT Türkçe ACdcCc  B   a  CeDBCD  d CE e E BaBdCEdD

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal  DCB bcedea Ed BACDa     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik ddDe          CE     e    aDAcBbaBDCBA  

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen Da  BEaC   Da be  dc

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 3 44
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KAPLAN 377 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,498 277,940 15 82 82 327 16498

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 20,49 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,16 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,90 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,82 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,09 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,97 7,37 8,32

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 7,10 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,48 1,93

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 7,82 6,57 12,50

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,47 0,38 1,59

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,63 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,40 1,45 4,68

Toplam: 120 38 30 30,50 25 37,68 35,64 47,04

TYT Türkçe CBDBdcD      ecCdaCADEECCBadEEBAeEecECAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal bDbed b CcEcE aCABd      

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik    B   C  d        c   e bDDDE          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen bd    debEa       C 

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL KARA 236 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,643 277,940 13 77 77 319 16289

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 20,49 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,16 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,90 1,09 1,47

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,82 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,09 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,97 7,37 8,32

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 7,10 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,48 1,93

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 7,82 6,57 12,50

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,47 0,38 1,59

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,63 0,32 1,10

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 2,40 1,45 4,68

Toplam: 120 40 35 31,25 26 37,68 35,64 47,04

TYT Türkçe CBDBd  E d  eeDCAdCbDbECCBBdEEBAeEbDcCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal beC d Ad DEcc bCA aD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik    B   CdceB B  A e    e   Dcd          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen  d a bd   Ce cDec Ca

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
H HÜSFYİN CAN 392 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,233 277,940 7 41 41 202 13169

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 20,49 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,16 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,90 1,09 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,82 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 6,97 7,37 8,32

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 7,10 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,48 1,93

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 7,82 6,57 12,50

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,47 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,63 0,32 1,10

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 2,40 1,45 4,68

Toplam: 120 45 18 40,50 34 37,68 35,64 47,04

TYT Türkçe ACC CDA        dBDBCDdCEDaaAABEEdBBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal CbCe deebeEbEeeBACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik AB B         e EDD                      

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen a   B  C      c   CE

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL GÜLSEVER 274 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,888 277,940 10 60 60 277 15220

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 9 8,75 22 20,49 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,16 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,90 1,09 1,47

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,82 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 6,97 7,37 8,32

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 7,10 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,48 1,93

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 7,82 6,57 12,50

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,47 0,38 1,59

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,63 0,32 1,10

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 2,40 1,45 4,68

Toplam: 120 41 29 33,75 28 37,68 35,64 47,04

TYT Türkçe ACdbb  eB  D     e bD  cDbE AB    dCC   

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal ebeB dDaAe     BACDa     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik d DBC C B  B  CEDDDECCcD cCDA           

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen cDd    CEabDeeceDe a

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 0 22
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL İREM YAĞLI 270 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,263 277,940 2 14 14 107 10595

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 20,49 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,16 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,90 1,09 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,82 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,97 7,37 8,32

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 7,10 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,48 1,93

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 7,82 6,57 12,50

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,47 0,38 1,59

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,63 0,32 1,10

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 2,40 1,45 4,68

Toplam: 120 54 22 48,50 40 37,68 35,64 47,04

TYT Türkçe bCdceDACcCa c BdBDBCDAC cCEAABEEBBBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal dbbB dD bCEDEe BACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik ABDBC  CB       DD c C                  

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen D      CEdb   cdcBCa

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE BAŞCI 289 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,208 277,940 14 81 81 325 16438

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 20,49 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,16 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,90 1,09 1,47

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,82 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,97 7,37 8,32

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 7,10 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,48 1,93

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 7,82 6,57 12,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,47 0,38 1,59

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,63 0,32 1,10

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,40 1,45 4,68

Toplam: 120 38 30 30,50 25 37,68 35,64 47,04

TYT Türkçe AbCdCDc    c  BdebBeDACcDeaAeeEEdBBCCEdD

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal   Cd dD b a bb BACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik ec BCECC   BCD cee         D            

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen a      Cac    b  BC 

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA BOZDAĞ 297 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,000 277,940 1 5 5 55 8038

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 20,49 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,16 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,90 1,09 1,47

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,82 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 6,97 7,37 8,32

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 7,10 6,09 10,57

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,72 0,48 1,93

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 7,82 6,57 12,50

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,47 0,38 1,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,63 0,32 1,10

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 2,40 1,45 4,68

Toplam: 120 63 25 56,75 47 37,68 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCACDAeBCaDdDBdBbBCDACE  aAA EEBBBCCE D

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal CDbBeEDaAC c e BACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  BDB  Ce  ba   EeDDEbe           B  B  C

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen DedCBE CEECceea eBCd

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİSLİNA OKUMUŞ 287 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,543 277,940 8 43 43 216 13785

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 20,49 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,16 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,90 1,09 1,47

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,82 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,97 7,37 8,32

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 7,10 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,48 1,93

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 7,82 6,57 12,50

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,47 0,38 1,59

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,63 0,32 1,10

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 2,40 1,45 4,68

Toplam: 120 45 26 38,50 32 37,68 35,64 47,04

TYT Türkçe ACC  ce  ecDEDBd DBC ACc CEAABEEBcBCebED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal  DCd  b  eacE  BACaE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik ABDdCaeCB    D EbD         De           

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen Ded ac C     Ac  cC 

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ARI 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,433 277,940 4 26 26 149 11756

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 20,49 20,25 21,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,16 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,90 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,82 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,97 7,37 8,32

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 7,10 6,09 10,57

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,72 0,48 1,93

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 7,82 6,57 12,50

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,47 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,63 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,40 1,45 4,68

Toplam: 120 49 17 44,75 37 37,68 35,64 47,04

TYT Türkçe aBDeCBcaDaC  AcC CCA  EbCBBBEE AAEC    D

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CaCABdAeCDEcE dCABcD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik    B   C   B BA    DE  C   DDd B        

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen       B   C   a c  c

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TURUNÇ 292 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,920 277,940 6 36 36 186 12870

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 20,49 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,16 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,90 1,09 1,47

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,82 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 6,97 7,37 8,32

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 7,10 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,48 1,93

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 7,82 6,57 12,50

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,47 0,38 1,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,63 0,32 1,10

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 2,40 1,45 4,68

Toplam: 120 50 35 41,25 34 37,68 35,64 47,04

TYT Türkçe eBDeCBcE ddBCcDCdCCADEECCdBBEEeAeceDcCAc

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal Cbaed dC DdbE dCABbD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik    BAB CCEdB Bd  D D   C                

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen  daD cdCdECeBbe b Cc

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE NAZ KALLİ 290 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,150 277,940 3 18 18 119 11158

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 17 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 20,49 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,16 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,90 1,09 1,47

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,82 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,97 7,37 8,32

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 7,10 6,09 10,57

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,72 0,48 1,93

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 7,82 6,57 12,50

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,47 0,38 1,59

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,29 0,75 1,98

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,63 0,32 1,10

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 2,40 1,45 4,68

Toplam: 120 53 25 46,75 39 37,68 35,64 47,04

TYT Türkçe dCCeCcACcC   cBdBDBCDACEDbEeABEEdBBCCbED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal abC  dDaAC  Eb BACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  BDBCE Cd c    EDb         e  BAcB      

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen   A  b CE b   aAecC 

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ 288 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,145 277,940 13 35 35 185 12841

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 8,34 6,57 12,50

Toplam: 120 48 26 41,50 35 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe CcbBCBDdD   CecCcCCADEECCBBBEEcAcECacCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CaC BdbeeDEcd eCABaD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik  d cA BCCdCBDBA A   da e   DD       a   

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BAĞCI 256 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,733 277,940 17 52 52 247 14576

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 8,34 6,57 12,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,38 1,59

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,49 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,66 1,45 4,68

Toplam: 120 44 31 36,25 30 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCdCDcCcCcDacBaBcBbDAacDdaebBEEBBBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal daCBAdDCAdEbECcBACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  B Ba db  d    dDD         cdc          

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen     a  Cb           

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA GÜL YILMAZ 301 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,883 277,940 2 6 6 57 8257

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 8 0 8,00 80 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 8,34 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,38 1,59

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,49 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,07 0,32 1,10

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,66 1,45 4,68

Toplam: 120 60 16 56,00 47 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe CBDBdBDE   ceeDCcCCdDEECCBBBEEBcAaCDcCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal bDCcBdACbD DE eCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   DB     E BD e     E       DE BEABC ABC

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen          ECb      C 

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN PINAR 245 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,690 277,940 14 37 37 187 12899

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 8,34 6,57 12,50

Toplam: 120 47 22 41,50 35 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe CBDBdBbaDc BeeD eCCADEECCBcBEEBAAECDECAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CabeBEAeCDacEeCCABaD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   a      cC  Bdd c  E  b   DD           

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL NİHAL GÜNEŞ 264 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,905 277,940 8 21 21 127 11288

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 8,34 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,38 1,59

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,49 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,07 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,66 1,45 4,68

Toplam: 120 52 22 46,50 39 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCeCcACcCdDccBaeDBeDACEDCEeABEEBBBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal dDCBbEDabCEcEdcBACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik ABDBddCC        D                       

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen        CEd    c    c

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACI EYÜP BIYIKLI 220 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,800 277,940 3 8 8 64 8475

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 8,34 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,49 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,66 1,45 4,68

Toplam: 120 60 20 55,00 46 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe CBDB   a c  CAcbbCCAedECCBBBEEeAca DceAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal bDCABdbCaDEcEBCCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik dC BA  CeECBDBA A  cEDECCEDDDE  E      C

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen           C         

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KILILI 314 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,470 277,940 9 22 22 129 11334

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 8,34 6,57 12,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,38 1,59

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,49 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,07 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 0,66 1,45 4,68

Toplam: 120 54 31 46,25 39 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCACDcec dDbDBaB BCDACbD EeAcEEBaBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal CDbBbEDdAeEbEdeBACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  dDdCEeCBB BCD dDDD bC  a  e     a      

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen     c  Cad   e  ee  

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARADENİZ 284 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,303 277,940 21 79 79 322 16326

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 8,34 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,38 1,59

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,49 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,07 0,32 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,66 1,45 4,68

Toplam: 120 39 32 31,00 26 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe dCCdCcceBCcDEDBCaDBCadCEcecbABEEdaeC EdD

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal babB EDaA EeECBBACDa     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik cB aCdCC  b    dDc d       c            

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen                  c  

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AŞICI     O 148 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,520 277,940 22 105 105 391 18216

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 6 5,50 14 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 8,34 6,57 12,50

Toplam: 120 29 19 24,25 20 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe AC          b da    DeCd CE d E         

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal eaCBedDaACEeEb BACDa     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik AB cC    B B DeE D  CeED  d b           

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 1 11
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BATTAL 155 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,598 277,940 4 9 9 73 9098

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 8,34 6,57 12,50

Toplam: 120 56 11 53,25 44 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe CBDBdBca cCcCAcC eCADEECCBBBEEBdAECD  dD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal  D ABdAC DE E CCABdD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik  C BA  CC CBDBA     E   CE D E B        

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY GÖKKAYA 283 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,805 277,940 16 48 48 231 14215

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 8,34 6,57 12,50

Toplam: 120 43 22 37,50 31 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDeCccbDce CADCdCCdDEECCBBBEEBeAECDECAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CaCbBdbdCDEaEaeCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik          b   B  A  c    a    c          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ALİ DERELİ 233 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,838 277,940 7 20 20 123 11190

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 8,34 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,49 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,66 1,45 4,68

Toplam: 120 53 26 46,50 39 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe CBDeCB acEbBeecbcCCADEECCBBacEBAccbDbCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CaebBdACdDEbEBeCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   DB B C ECBDBeceD          DE B A C  c 

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen           C         

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUKADDES MERVE 278 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,288 277,940 11 29 29 157 11996

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 8,34 6,57 12,50

Toplam: 120 49 19 44,25 37 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe CBDeCBc DcCceAcCeCCADEECCBaBEEBA E DcCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CadcBdbe DbeE dCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   DB   C aCBDBA      D    DDD           

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ORÇAN 201 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,838 277,940 18 57 57 263 14886

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 7 11 4,25 11 8,34 6,57 12,50

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,10 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,49 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,66 1,45 4,68

Toplam: 120 43 31 35,25 29 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe aBbBCccdD  c ecCdCCdDEECCBBBEEBcAECccCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal dbddBdbCCDE c  CABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik  dad B C   d BAee   dDE b cDcd          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen    D      C         

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR DELİCE 285 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,845 277,940 5 11 11 86 9550

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 8,34 6,57 12,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,38 1,59

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,49 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,07 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,66 1,45 4,68

Toplam: 120 57 20 52,00 43 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCdbDcCBbEDEDBdBDBCDACEDCEAABEEBaBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal CDbBAEDCACEbECBBACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  d Bdd      e  EDb   a     a            

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen     e  Cd     aeb  E

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN ÇOMRUK 995 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,890 277,940 1 3 3 42 7169

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 8,34 6,57 12,50

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,10 0,38 1,59

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,49 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,07 0,32 1,10

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,66 1,45 4,68

Toplam: 120 64 16 60,00 50 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDBCB EDbCBeADCdCCADEECCBBBEEBAAECDECAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CaCABdcCaDbcEdCbABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   DB  BCCEadDB   aC  D     DDE B        

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen    D  B   a       C 

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELMA KESKİN 162 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,545 277,940 15 42 42 214 13692

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 8,34 6,57 12,50

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,10 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,49 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,66 1,45 4,68

Toplam: 120 44 20 39,00 33 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe bBDeCBcaDa  eADCeCCADEECeBBBEbBAAECDcCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CDdeBdACdDEcc CCABEe     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik       c      cA             Dd          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen       B   C         

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN ŞAHAN 199 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,045 277,940 19 67 67 302 15810

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 8,34 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,49 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,66 1,45 4,68

Toplam: 120 39 26 32,50 27 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe bCCdbDAec dac BCeDBdDACEDCbdAdEEcBBC    

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal CDbBAdDdACceEC BeCDa     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik b  BbEeb  A    bDD         D            

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ OKUMUŞ 327 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,008 277,940 12 33 33 182 12757

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 8,34 6,57 12,50

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,10 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,49 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,66 1,45 4,68

Toplam: 120 49 29 41,75 35 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe CaDcCBcdabbBeeDCbCCADEECCBBBEEBAbECDbCAc

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CDdeBdACaDEcc dCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   DBA    ECBcBdac d    e    DE          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen    b bd   C         

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMERYA OKUMUŞ   Ç 249 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,823 277,940 20 73 73 313 16159

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 8,34 6,57 12,50

Toplam: 120 39 30 31,50 26 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe eaceaB a     cDbdeCADEECCBBBEEBAcEeDECbD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CbC BdbdeDbea bCABaD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   DBA dCeEbBbBd       c     DE a A      

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE SÜT 160 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,198 277,940 10 23 23 131 11360

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 8,34 6,57 12,50

Toplam: 120 50 15 46,25 39 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDBCB aDcCcCeDCACCbDEECCBBBEEB caCcECAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal bDC BEAdaDEDE dCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik    B        DB   a  ED   E D d          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARATAŞ 390 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,843 277,940 6 15 15 112 10971

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 22 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,42 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,28 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,25 1,09 1,47

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,59 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,43 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,56 7,37 8,32

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 7,66 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,48 1,93

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 8,34 6,57 12,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,38 1,59

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,49 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,07 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,66 1,45 4,68

Toplam: 120 54 26 47,50 40 42,98 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDBaB aDdCBecDbACCADEECCBBBEEBAAEaDbCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal baCAddACCDEaceeCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik C DB      dBcBd  DbDEaE   D  E          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen       e   a      cCe

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENGÜ SU ARIK 252 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,843 277,940 2 10 10 82 9350

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 10 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 25,02 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,70 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,50 1,09 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,60 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,68 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,48 7,37 8,32

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 6,58 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,48 1,93

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 6,55 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,38 1,59

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,52 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,32 0,32 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,85 1,45 4,68

Toplam: 120 56 13 52,75 44 41,90 35,64 47,04

TYT Türkçe CBDBdBc D CBCADCdCCADEECCBBBEEBAAECDECAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal bDd BdbedDEeEB CABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik    B B be CB BA A    D      DE          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen           d         

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL YAMAN 250 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,623 277,940 8 61 61 284 15363

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 10 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,02 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,70 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,50 1,09 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,60 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,68 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 9,48 7,37 8,32

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 6,58 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,48 1,93

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10 6,55 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,52 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,32 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,85 1,45 4,68

Toplam: 120 42 32 34,00 28 41,90 35,64 47,04

TYT Türkçe bBDBCBDcDbbeeeDbACCADEECeBadEEBAAEaDcCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal b d BdbdCDEbEcaCAdbD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik    BA  Ce Ca ddcd      e   bDE          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen           C      c  

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BOLAT 255 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,923 277,940 3 13 13 102 10297

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 10 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,02 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,70 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,50 1,09 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,60 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,68 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,48 7,37 8,32

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 6,58 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,48 1,93

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 6,55 6,57 12,50

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,00 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,52 0,75 1,98

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,32 0,32 1,10

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 0,85 1,45 4,68

Toplam: 120 57 30 49,50 41 41,90 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCcCDcC CcaEcBdBDBCDACbDeEAABEEcBBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal CbCB dDCbeEcEbcBACDa     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik ABDBC e BB B D cDD d eED   c            

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen ebd ab C      D acCd

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA AKK 254 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,380 277,940 4 30 30 166 12409

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 10 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,02 20,25 21,55

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,70 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,50 1,09 1,47

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,60 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,68 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,48 7,37 8,32

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 6,58 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,48 1,93

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 6,55 6,57 12,50

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,38 1,59

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,52 0,75 1,98

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,32 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,85 1,45 4,68

Toplam: 120 48 20 43,00 36 41,90 35,64 47,04

TYT Türkçe ACC CDeCBCaD DBCeDBCDACcDCEAAeEEdBBCeb D

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal d    EDdbCd E BBA DE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik eBDBC CCc      Eb           A           

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen a   d  a      e eBC 

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE CEVİZ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,463 277,940 1 4 4 53 7908

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 10 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,02 20,25 21,55

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,70 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,50 1,09 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,60 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,68 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,48 7,37 8,32

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 6,58 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,48 1,93

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 6,55 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,52 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,32 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,85 1,45 4,68

Toplam: 120 60 10 57,50 48 41,90 35,64 47,04

TYT Türkçe CBDBCBDaDECBeADC CCADEECCBBBcEBAeECDcCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CDC BdACdDEcEBCCABaD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   D A     CB BA            DDE          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen           C    e   B

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
N YAĞMUR SADIK 191 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,185 277,940 5 31 31 167 12434

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 10 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 25,02 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,70 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,50 1,09 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,60 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,68 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,48 7,37 8,32

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 6,58 6,09 10,57

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,48 1,93

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 6,55 6,57 12,50

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,00 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,52 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,32 0,32 1,10

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 0,85 1,45 4,68

Toplam: 120 52 38 42,50 35 41,90 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCbCaACeCacacBCebBdDACEcbceAcEEdBBCebED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal C aBAEDdbeacECBBACaE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik dBDdCEeCeBABdD dDD  CC D   a     a      

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen D   Bb C      ccDcb 

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN FIRAT 294 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,778 277,940 7 47 47 227 13990

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 10 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,02 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,70 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,50 1,09 1,47

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,60 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,68 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,48 7,37 8,32

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 6,58 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,48 1,93

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 6,55 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,52 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,32 0,32 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,85 1,45 4,68

Toplam: 120 43 20 38,00 32 41,90 35,64 47,04

TYT Türkçe ACCdCDeCc ac DBdBDBCDACceCEeA EcBBBCCdED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal  bbBAdDdACEDE BBeC E     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  d    d B A     a   dC   D              

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİGAR SUDE 247 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,010 277,940 6 46 46 224 13965

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 10 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 25,02 20,25 21,55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,70 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,50 1,09 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,60 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,68 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,48 7,37 8,32

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 6,58 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,48 1,93

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 6,55 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,38 1,59

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,52 0,75 1,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,32 0,32 1,10

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,85 1,45 4,68

Toplam: 120 45 28 38,00 32 41,90 35,64 47,04

TYT Türkçe ACC CDbCBdc d BCeDBdDA EDCEeABbEacBaCbED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal eaCd EcdcaEcECBBACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik AB aC CC  AB   EcD ca  D    dd          

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen        a      c     

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA MUSTAFA 296 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,488 277,940 9 68 68 306 15979

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 10 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,02 20,25 21,55

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,70 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,50 1,09 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,60 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,68 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,48 7,37 8,32

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 6,58 6,09 10,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,48 1,93

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 6,55 6,57 12,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,38 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,52 0,75 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,32 0,32 1,10

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,85 1,45 4,68

Toplam: 120 39 27 32,25 27 41,90 35,64 47,04

TYT Türkçe dCC CDceBdEbEcBdBDBCDACcDabeABEEdBBCeEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal ebCB dDdAaEDbdBeACDb     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik   e             D          c            

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen        C       e cCc

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL TURUNÇ 262 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,498 277,940 10 74 74 314 16195

Puanı Hesaplanan: 122 122 459 22087

Katılımlar: 10 122 122 461 22657

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 25,02 20,25 21,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,70 1,33 1,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,50 1,09 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,60 1,22 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,68 3,74 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,48 7,37 8,32

Toplam: 120 37 22 31,50 26 41,90 35,64 47,04

TYT Türkçe dBDedBcaDcCB eaCcaCADEbCCBaBEEBAeEdDcCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CbeABEAedDEeEBeCABaD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
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