
OKUL NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU7.SINIF 3.DENEME İOKBS 21 21 21 21

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,03 7 5 5,73 9 5 7,40 11 6 8,48 38 23 30,64 252,910

Okul Ortalaması 11 7 9,03 7 5 5,73 9 5 7,40 11 6 8,48 38 23 30,64 252,910

KATILIMLAR

1 520 ZEYNEP DUT 15 5 13,33 14 5 12,33 13 2 12,33 15 5 13,33 57 17 51,32 356,783 1 1 1 1 1
% 4,76

2 525 ZEHRA KAYA A 16 4 14,67 10 5 8,33 14 2 13,33 13 6 11,00 53 17 47,33 335,231 1 2 2 2 2
% 9,52

3 0 EMİNE HOPUR 18 2 17,33 9 8 6,33 14 2 13,33 11 8 8,33 52 20 45,32 324,456 2 3 3 3 3
% 14

4 517 LEYLA AÇIKGÖZ 14 6 12,00 10 3 9,00 12 4 10,67 13 6 11,00 49 19 42,67 312,984 3 4 4 4 4
% 19

5 52 HÜMEYRA ALAŞ 11 6 9,00 10 3 9,00 11 0 11,00 15 5 13,33 47 14 42,33 311,471 4 5 5 5 5
% 24

6 511 İKRA NAR 15 5 13,33 10 3 9,00 14 0 14,00 7 3 6,00 46 11 42,33 309,574 5 6 6 6 6
% 29

7 509 HACER ZOR 15 4 13,67 10 5 8,33 11 5 9,33 10 4 8,67 46 18 40,00 299,690 6 7 7 7 7
% 33

8 531 FATIMA  SÜT 12 7 9,67 11 9 8,00 10 4 8,67 13 6 11,00 46 26 37,34 286,782 7 8 8 8 8
% 38

9 526 AHSEN GÜNEŞ 15 5 13,33 8 10 4,67 8 7 5,67 15 5 13,33 46 27 37,00 285,656 8 9 9 9 9
% 43

10 533 ELİF BOZDOĞAN 9 11 5,33 13 6 11,00 7 7 4,67 16 4 14,67 45 28 35,67 280,969 9 10 10 10 10
% 48

11 503 CEMİLE NİSA HOPURA 12 4 10,67 7 4 5,67 8 3 7,00 14 5 12,33 41 16 35,67 278,641 2 11 11 11 11
% 52

12 505 EMİNE GÜL 9 6 7,00 8 5 6,33 17 3 16,00 34 14 29,33 246,312 10 12 12 12 12
% 57

13 513 İREMM KARA A 10 10 6,67 8 7 5,67 7 7 4,67 11 8 8,33 36 32 25,34 227,325 3 13 13 13 13
% 62

14 529 AYŞENUR SENA FISTIKA 7 10 3,67 6 5 4,33 9 5 7,33 10 7 7,67 32 27 23,00 214,340 4 14 14 14 14
% 67

15 39 KÜBRA OKUMUŞ A 7 12 3,00 8 2 7,33 9 6 7,00 8 10 4,67 32 30 22,00 209,807 5 15 15 15 15
% 71

16 521 NİLÜFER TAŞ 13 6 11,00 5 3 4,00 5 5 3,33 7 11 3,33 30 25 21,66 208,489 11 16 16 16 16
% 76

17 519 NAZLI YÜKSEK 11 9 8,00 7 12 3,00 7 7 4,67 9 11 5,33 34 39 21,00 204,689 12 17 17 17 17
% 81

18 515 KÜBRA NUR ÇOMAK 9 10 5,67 3 5 1,33 9 5 7,33 8 12 4,00 29 32 18,33 189,882 13 18 18 18 18
% 86

19 522 TESNİM ŞEHADİ 7 9 4,00 3 9 0,00 6 7 3,67 8 11 4,33 24 36 12,00 159,223 14 19 19 19 19
% 90

20 523 ZEHRA KADER YAKAR 9 10 5,67 4 3 3,00 3 6 1,00 2 2 1,33 18 21 11,00 155,505 15 20 20 20 20
% 95

21 504 ŞERİFE ASEL TANSELA 3 1 2,67 2 6 0,00 5 7 2,67 113,333 6 21 21 21 21
% 100
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