
OKUL NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU6.SINIF 3.DENEME İOKBS 61 61 61 61

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,19 6 5 4,75 8 6 6,42 9 7 6,85 36 23 28,21 239,060

Okul Ortalaması 12 6 10,19 6 5 4,75 8 6 6,42 9 7 6,85 36 23 28,21 239,060

KATILIMLAR

1 0 ZEKİYE İFFET AKBABA 18 2 17,33 18 1 17,67 15 1 14,67 18 2 17,33 69 6 67,00 436,008 1 1 1 1 1
% 1,64

2 665 MUSTAFA ÖMER AKARC 15 2 14,33 15 1 14,67 14 3 13,00 15 2 14,33 59 8 56,33 382,210 1 2 2 2 2
% 3,28

3 0 ELİF NİSA KÖSE 18 2 17,33 12 6 10,00 13 5 11,33 15 5 13,33 58 18 51,99 359,921 2 3 3 3 3
% 4,92

4 0 M EREN KOZ C 16 4 14,67 11 5 9,33 15 2 14,33 15 4 13,67 57 15 52,00 358,758 2 4 4 4 4
% 6,56

5 0 CEYHUN GÜNEŞ D 15 4 13,67 11 6 9,00 18 2 17,33 13 7 10,67 57 19 50,67 350,618 1 5 5 5 5
% 8,20

6 663 HALİL AKBABA C 17 3 16,00 12 7 9,67 13 4 11,67 14 6 12,00 56 20 49,34 346,239 3 6 6 6 6
% 9,84

7 0 SELVER DEMİR 16 3 15,00 9 8 6,33 13 3 12,00 16 4 14,67 54 18 48,00 338,989 3 7 7 7 7
% 11

8 0 MELEK GÜLSEVER 16 3 15,00 13 2 12,33 10 2 9,33 11 3 10,00 50 10 46,66 334,110 4 8 8 8 8
% 13

9 667 HÜSEYİN VELİOĞLU 16 4 14,67 11 6 9,00 12 5 10,33 14 5 12,33 53 20 46,33 331,588 5 9 9 9 9
% 15

10 0 ELA KARATAŞ 13 5 11,33 9 4 7,67 12 5 10,33 16 2 15,33 50 16 44,66 323,292 6 10 10 10 10
% 16

11 660 RAMAZAN GÜNEŞ C 16 4 14,67 10 5 8,33 9 6 7,00 14 4 12,67 49 19 42,67 314,301 4 11 11 11 11
% 18

12 0 MUHAMMED C 14 5 12,33 8 4 6,67 12 4 10,67 14 5 12,33 48 18 42,00 309,261 5 12 12 12 12
% 20

13 654 VEYSEL EFE D 14 3 13,00 9 7 6,67 12 5 10,33 13 7 10,67 48 22 40,67 302,518 2 13 13 13 13
% 21

14 685 MEHMET EMİN BAYKALD 13 6 11,00 6 5 4,33 12 1 11,67 15 4 13,67 46 16 40,67 301,857 3 14 14 14 14
% 23

15 657 ATAKAN BAĞCI C 16 1 15,67 7 4 5,67 13 3 12,00 9 5 7,33 45 13 40,67 301,316 6 15 15 15 15
% 25

16 0 H BELİNAY GÜNEŞ 14 5 12,33 9 7 6,67 12 5 10,33 12 6 10,00 47 23 39,33 295,774 7 16 16 16 16
% 26

17 0 BEYZA KOCATÜRK 13 7 10,67 9 6 7,00 8 4 6,67 15 5 13,33 45 22 37,67 289,184 8 17 17 17 17
% 28

18 0 EMİNE NAZLI ARISOYA 14 5 12,33 4 5 2,33 11 5 9,33 15 4 13,67 44 19 37,66 287,205 1 18 18 18 18
% 30

19 0 ZEYNEP YÜKSEK 13 7 10,67 7 8 4,33 13 3 12,00 13 7 10,67 46 25 37,67 286,392 9 19 19 19 19
% 31

20 0 HÜRÜNA ZÇOMRUKA 12 6 10,00 9 7 6,67 12 4 10,67 12 7 9,67 45 24 37,01 283,952 2 20 20 20 20
% 33

21 0 BETÜL OKUMUŞ A 14 5 12,33 9 7 6,67 14 5 12,33 9 11 5,33 46 28 36,66 281,201 3 21 21 21 21
% 34

22 681 AYAZ YAKAR D 15 4 13,67 1 2 0,33 10 3 9,00 14 5 12,33 40 14 35,33 275,034 4 22 22 22 22
% 36

23 670 ERDEM KARACA C 15 4 13,67 3 10 -0,33 14 3 13,00 12 8 9,33 44 25 35,67 274,801 7 23 23 23 23
% 38

24 668 ALİ EMİR TUNÇ D 13 6 11,00 9 7 6,67 11 6 9,00 11 8 8,33 44 27 35,00 274,379 5 24 24 24 24
% 39

25 0 TARIK  OKUMUŞ C 10 10 6,67 11 8 8,33 10 7 7,67 14 6 12,00 45 31 34,67 273,991 8 25 25 25 25
% 41

26 0 BETÜL AKILLI 16 4 14,67 10 4 8,67 8 5 6,33 5 0 5,00 39 13 34,67 273,722 10 26 26 26 26
% 43

27 0 ATİKE KANGAL B 11 8 8,33 9 8 6,33 8 9 5,00 13 5 11,33 41 30 30,99 256,045 1 27 27 27 27
% 44

28 0 YAĞMUR BAYRAM 14 5 12,33 10 3 9,00 7 3 6,00 6 8 3,33 37 19 30,66 253,723 11 28 28 28 28
% 46

29 0 SALİHA KAPLAN 12 8 9,33 5 7 2,67 10 6 8,00 12 6 10,00 39 27 30,00 248,989 12 29 29 29 29
% 48

30 0 ZÜBEYDE KAMALAK 15 2 14,33 9 2 8,33 7 2 6,33 31 6 28,99 247,676 13 30 30 30 30
% 49

31 682 AZİZ SAYGILI D 11 8 8,33 7 7 4,67 9 7 6,67 12 8 9,33 39 30 29,00 244,843 6 31 31 31 31
% 51

32 0 EYLÜL KARATAŞ 12 6 10,00 6 5 4,33 6 5 4,33 10 4 8,67 34 20 27,33 237,169 14 32 32 32 32
% 52

33 690 FAHRİ ERPAYLAŞTIRAND 10 6 8,00 0 1 -0,33 8 2 7,33 14 6 12,00 32 15 27,00 233,755 7 33 33 33 33
% 54
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34 664 METEHAN SÖNMEZ C 14 6 12,00 5 1 4,67 9 8 6,33 6 7 3,67 34 22 26,67 232,636 9 34 34 34 34
% 56

35 0 ECRİN NAZ GÜLEP B 16 4 14,67 4 13 -0,33 12 6 10,00 6 12 2,00 38 35 26,34 228,331 2 35 35 35 35
% 57

36 652 MAHMUT CAN GÖZÜBÜYÜKC 14 6 12,00 8 10 4,67 3 14 -1,67 11 9 8,00 36 39 23,00 217,597 10 36 36 36 36
% 59

37 0 SUNA AK ERE B 11 7 8,67 5 4 3,67 6 13 1,67 10 9 7,00 32 33 21,01 206,085 3 37 37 37 37
% 61

38 0 AYŞE  IRMAK  AKKURTB 14 5 12,33 6 10 2,67 9 8 6,33 29 23 21,33 205,078 4 38 38 38 38
% 62

39 677 İBRAHİM HALİL KIZILC 10 9 7,00 10 7 7,67 6 12 2,00 7 13 2,67 33 41 19,34 198,064 11 39 39 39 39
% 64

40 0 NİHAL KÖSE B 12 3 11,00 8 5 6,33 3 4 1,67 3 8 0,33 26 20 19,33 197,599 5 40 40 40 40
% 66

41 620 ÖMER FARUK DUT D 11 7 8,67 1 0 1,00 8 6 6,00 7 9 4,00 27 22 19,67 196,936 8 41 41 41 41
% 67

42 675 MERT YILDIZ D 11 6 9,00 6 0 6,00 7 8 4,33 2 7 -0,33 26 21 19,00 194,847 9 42 42 42 42
% 69

43 0 SARİYE SULTAN ABA 13 5 11,33 1 3 0,00 2 2 1,33 7 4 5,67 23 14 18,33 191,859 15 43 43 43 43
% 70

44 0 FATMA ESMA KÖSE 13 4 11,67 7 3 6,00 1 1 0,67 21 8 18,34 189,650 16 44 44 44 44
% 72

45 658 MEHMETALİ DOĞAN 9 7 6,67 8 4 6,67 7 8 4,33 2 6 0,00 26 25 17,67 188,374 17 45 45 45 45
% 74

46 0 BELİNAY KOZANOĞLU 11 4 9,67 3 4 1,67 4 5 2,33 6 8 3,33 24 21 17,00 184,961 18 46 46 46 46
% 75

47 651 ALİ KORKMAZ C 13 4 11,67 3 11 -0,67 6 8 3,33 6 10 2,67 28 33 17,00 183,991 12 47 47 47 47
% 77

48 676 ALİ SÜTCÜ 8 11 4,33 3 7 0,67 8 4 6,67 9 11 5,33 28 33 17,00 183,447 19 48 48 48 48
% 79

49 0 IRMAK KOZANOĞLU 11 7 8,67 3 9 0,00 9 10 5,67 23 26 14,34 172,324 20 49 49 49 49
% 80

50 0 NUR BANU ÇELİK A 12 4 10,67 4 0 4,00 1 12 -3,00 4 8 1,33 21 24 13,00 167,134 4 50 50 50 50
% 82

51 639 NAZLI YAKAR B 10 9 7,00 6 8 3,33 1 1 0,67 17 18 11,00 155,544 6 51 51 51 51
% 84

52 686 ÖKKEŞ BURAK GÖZELD 12 7 9,67 2 8 -0,67 7 11 3,33 0 3 -1,00 21 29 11,33 155,232 10 52 52 52 52
% 85

53 0 HATİCE KÜBRA ORÇAN 8 12 4,00 4 9 1,00 10 8 7,33 4 15 -1,00 26 44 11,33 154,224 21 53 53 53 53
% 87

54 0 ELİF YAREN ALAŞ B 8 11 4,33 3 13 -1,33 6 11 2,33 8 10 4,67 25 45 10,00 149,416 7 54 54 54 54
% 89

55 0 M ALİ DEMİR C 3 1 2,67 4 8 1,33 6 7 3,67 5 14 0,33 18 30 8,00 139,070 13 55 55 55 55
% 90

56 0 İBPAHİM  AKILLI A 6 10 2,67 2 8 -0,67 7 11 3,33 15 29 5,33 127,286 5 56 56 56 56
% 92

57 0 MELİH  TÜRK B 6 12 2,00 8 6 6,00 3 16 -2,33 4 15 -1,00 21 49 4,67 125,430 8 57 57 57 57
% 93

58 0 AKÇA  TU Ç B 6 6 4,00 2 10 -1,33 8 16 2,67 113,179 9 58 58 58 58
% 95

59 694 ALPER EMRE ÇELİK D 4 15 -1,00 3 3 2,00 3 13 -1,33 5 8 2,33 15 39 2,00 111,202 11 59 59 59 59
% 97

60 680 BEDİRHAN BOLAT 4 8 1,33 4 8 1,33 3 14 -1,67 11 30 0,99 104,341 22 60 60 60 60
% 98

61 0 0 0 0,00
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