
OKUL NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU5.SINIF 2.DENEME İOKBS 45 45 68 68

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,05 7 9 3,49 7 5 5,27 7 5 5,03 30 28 20,84 203,750

Okul Ortalaması 11 8 8,03 8 7 5,54 10 7 8,09 10 8 7,60 39 30 29,26 245,650

KATILIMLAR

1 719 KARDELEN KARACANA 19 1 18,67 17 1 16,67 16 3 15,00 17 3 16,00 69 8 66,34 432,171 1 1 1 1 1
% 1,47

2 0 YUNUS EMRE ERDAĞ 16 4 14,67 15 3 14,00 16 4 14,67 18 2 17,33 65 13 60,67 403,487 1 2 2 2 2
% 2,94

3 720 MELİHA TEKE A 16 4 14,67 16 3 15,00 16 4 14,67 16 4 14,67 64 15 59,01 395,078 2 3 3 3 3
% 4,41

4 0 HANİFİ Ö *EK 15 4 13,67 16 3 15,00 14 5 12,33 16 4 14,67 61 16 55,67 379,225 2 4 4 4 4
% 5,88

5 706 FZEYNEP YİĞİT A 12 8 9,33 13 6 11,00 17 2 16,33 17 3 16,00 59 19 52,66 362,052 3 5 5 5 5
% 7,35

6 0 YAKUP AKTAŞ 14 6 12,00 13 5 11,33 15 4 13,67 13 6 11,00 55 21 48,00 339,147 3 6 6 6 6
% 8,82

7 0 MEHMETCAN ARIK 15 5 13,33 12 4 10,67 13 6 11,00 13 7 10,67 53 22 45,67 328,217 4 7 7 7 7
% 10

8 0 ALİ SARI 12 8 9,33 10 4 8,67 13 6 11,00 16 4 14,67 51 22 43,67 318,215 5 8 8 8 8
% 12

9 755 M EYMEN AKÇA 11 9 8,00 12 4 10,67 14 5 12,33 13 7 10,67 50 25 41,67 307,752 6 9 9 9 9
% 13

10 722 ZEYNEP HİRA DURDUA 10 10 6,67 7 10 3,67 15 5 13,33 15 5 13,33 47 30 37,00 282,748 4 10 10 10 10
% 15

11 0 RESUL GÜNEŞ C 10 10 6,67 13 5 11,33 15 4 13,67 8 12 4,00 46 31 35,67 276,668 1 11 11 11 11
% 16

12 0 MAHMUT GEREK 11 6 9,00 8 6 6,00 14 3 13,00 10 10 6,67 43 25 34,67 270,968 7 12 12 12 12
% 18

13 0 ABDULBASİT KARUT 11 9 8,00 5 7 2,67 11 9 8,00 16 4 14,67 43 29 33,34 266,197 8 13 13 13 13
% 19

14 723 GİZEM BAĞCI A 12 6 10,00 7 11 3,33 12 6 10,00 12 6 10,00 43 29 33,33 265,113 5 14 14 14 14
% 21

15 0 YUSUF ÇOMRUK 13 7 10,67 8 12 4,00 10 10 6,67 13 7 10,67 44 36 32,01 259,843 9 15 15 15 15
% 22

16 0 ALİ SALİH  ASLAN C 12 7 9,67 14 6 12,00 12 8 9,33 5 15 0,00 43 36 31,00 254,539 2 16 16 16 16
% 24

17 0 İSMAİL KEKLİK 9 9 6,00 7 4 5,67 12 7 9,67 11 8 8,33 39 28 29,67 247,247 10 17 17 17 17
% 25

18 708 FEYZANUR AKDERE A 9 9 6,00 10 6 8,00 10 5 8,33 9 7 6,67 38 27 29,00 244,729 6 18 18 18 18
% 26

19 0 LEYLADENİZYENİPINAR 11 7 8,67 10 8 7,33 8 10 4,67 11 9 8,00 40 34 28,67 244,341 11 19 19 19 19
% 28

20 777 ZİYA BAĞCI C 10 10 6,67 10 8 7,33 9 11 5,33 12 8 9,33 41 37 28,66 244,263 3 20 20 20 20
% 29

21 752 ALİ ZİYA GÜL 13 7 10,67 5 10 1,67 5 7 2,67 15 5 13,33 38 29 28,34 242,671 12 21 21 21 21
% 31

22 778 ALİ BUĞRA AKPINAR 11 9 8,00 8 12 4,00 11 9 8,00 11 9 8,00 41 39 28,00 239,068 13 22 22 22 22
% 32

23 709 GÜLNAZ SIĞIRCI A 10 10 6,67 10 4 8,67 7 9 4,00 11 9 8,00 38 32 27,34 238,218 7 23 23 23 23
% 34

24 711 9 11 5,33 10 4 8,67 8 9 5,00 10 10 6,67 37 34 25,67 229,381 14 24 24 24 24
% 35

25 0 YUSUFALİBOZKURT C 10 10 6,67 4 11 0,33 12 8 9,33 12 8 9,33 38 37 25,66 226,236 4 25 25 25 25
% 37

26 760 MUHAMED RECEP ÇOMRUKC 15 5 13,33 8 12 4,00 9 11 5,33 7 13 2,67 39 41 25,33 226,047 5 26 26 26 26
% 38

27 718 ZEH RABAĞCI 11 9 8,00 7 13 2,67 12 8 9,33 5 2 4,33 35 32 24,33 219,533 15 27 27 27 27
% 40

28 725 FATMA ECRİN KISA A 9 7 6,67 9 5 7,33 7 5 5,33 6 5 4,33 31 22 23,66 218,683 8 28 28 28 28
% 41

29 702 AYŞE BAYAZIT A 10 9 7,00 4 4 2,67 8 4 6,67 8 3 7,00 30 20 23,34 215,773 9 29 29 29 29
% 43

30 0 EMRULLAH GÖK 11 7 8,67 3 7 0,67 10 8 7,33 10 10 6,67 34 32 23,34 215,036 16 30 30 30 30
% 44

31 750 ABDUL CELİL ORÇAN 10 10 6,67 5 7 2,67 13 5 11,33 3 1 2,67 31 23 23,34 213,642 17 31 31 31 31
% 46

32 0 ALİ DENİZ 8 9 5,00 3 4 1,67 10 7 7,67 11 8 8,33 32 28 22,67 212,013 18 32 32 32 32
% 47

33 726 AZRA KALKAN A 9 11 5,33 2 2 1,33 11 5 9,33 10 10 6,67 32 28 22,66 211,160 10 33 33 33 33
% 49
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34 724 AYEGÜL   AKGÜL 8 11 4,33 9 5 7,33 11 8 8,33 6 13 1,67 34 37 21,66 207,327 19 34 34 34 34
% 50

35 759 ÖMER YILDIZ C 9 8 6,33 4 11 0,33 9 6 7,00 9 8 6,33 31 33 19,99 198,369 6 35 35 35 35
% 51

36 767 OSMAN MEHMET SÜT 6 9 3,00 3 12 -1,00 9 5 7,33 12 6 10,00 30 32 19,33 195,034 20 36 36 36 36
% 53

37 716 ŞERİFE NİSA OKUDUCUA 10 10 6,67 11 6 9,00 5 15 0,00 7 13 2,67 33 44 18,34 194,073 11 37 37 37 37
% 54

38 713 RABİA NUR KÖSE A 14 5 12,33 6 9 3,00 8 12 4,00 4 15 -1,00 32 41 18,33 190,854 12 38 38 38 38
% 56

39 700 ASİYE DEMİR A 6 10 2,67 6 10 2,67 7 12 3,00 12 8 9,33 31 40 17,67 188,990 13 39 39 39 39
% 57

40 710 HACER BAĞCI 11 8 8,33 3 11 -0,67 10 8 7,33 4 10 0,67 28 37 15,66 175,696 21 40 40 40 40
% 59

41 0 AYŞE OKUMUŞ A 9 11 5,33 4 6 2,00 8 6 6,00 5 15 0,00 26 38 13,33 165,039 14 41 41 41 41
% 60

42 751 AHMET BUĞRA ŞEN 6 9 3,00 3 2 2,33 4 6 2,00 8 8 5,33 21 25 12,66 163,798 22 42 42 42 42
% 62

43 774 HAMZA ERPAYLAŞTIRAN 9 10 5,67 1 16 -4,33 6 13 1,67 6 13 1,67 22 52 4,68 121,935 23 43 43 54 54
% 79

44 0 YUSUF BAYYİĞİT 3 12 -1,00 4 10 0,67 5 11 1,33 6 13 1,67 18 46 2,67 113,217 24 44 44 58 58
% 85

45 0 MUHAMEED EMİN TANSEL 8 9 5,00 1 11 -2,67 5 10 1,67 1 8 -1,67 15 38 2,33 110,270 25 45 45 60 60
% 88
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