
OKUL NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU7.SINIF 2.DENEME İOKBS 21 21 21 21

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 4 13,08 7 8 4,35 9 5 6,79 13 5 10,98 43 22 35,20 275,950

Okul Ortalaması 14 4 13,08 7 8 4,35 9 5 6,79 13 5 10,98 43 22 35,20 275,950

KATILIMLAR

1 0 FATIMA  SÜT 17 3 16,00 16 2 15,33 11 4 9,67 17 3 16,00 61 12 57,00 387,055 1 1 1 1 1
% 4,76

2 0 EMİNE HOPUR 19 1 18,67 11 6 9,00 11 2 10,33 16 4 14,67 57 13 52,67 363,525 2 2 2 2 2
% 9,52

3 0 ZEYNEP DUT 16 4 14,67 11 5 9,33 11 4 9,67 18 2 17,33 56 15 51,00 355,812 3 3 3 3 3
% 14

4 0 İKRA MİRAÇ NAR 16 2 15,33 10 3 9,00 10 3 9,00 16 2 15,33 52 10 48,66 344,068 4 4 4 4 4
% 19

5 0 HACER ZOR 18 2 17,33 6 8 3,33 12 3 11,00 18 2 17,33 54 15 48,99 343,948 5 5 5 5 5
% 24

6 0 AHSEN GÜNEŞ 17 3 16,00 11 7 8,67 10 4 8,67 14 6 12,00 52 20 45,34 327,053 6 6 6 6 6
% 29

7 0 LEYLA AÇIKGÖZ 17 2 16,33 7 6 5,00 9 5 7,33 17 3 16,00 50 16 44,66 323,795 7 7 7 7 7
% 33

8 52 HÜMEYRA ALAŞ 13 4 11,67 7 7 4,67 11 3 10,00 16 2 15,33 47 16 41,67 307,709 8 8 8 8 8
% 38

9 5 ELİF BOZDOĞAN 14 5 12,33 10 8 7,33 6 8 3,33 16 4 14,67 46 25 37,66 290,580 9 9 9 9 9
% 43

10 0 CEMİLE NİSA HOPUR 15 4 13,67 8 7 5,67 10 4 8,67 9 2 8,33 42 17 36,34 280,929 10 10 10 10 10
% 48

11 0 EMİNE GÜL 12 4 10,67 3 9 0,00 8 6 6,00 18 2 17,33 41 21 34,00 269,917 11 11 11 11 11
% 52

12 515 KÜBRA NUR ÇO *K 14 3 13,00 3 6 1,00 8 2 7,33 13 5 11,33 38 16 32,66 262,322 12 12 12 12 12
% 57

13 0 İREM KARA 13 6 11,00 7 10 3,67 8 8 5,33 14 6 12,00 42 30 32,00 260,385 13 13 13 13 13
% 62

14 0 HATICE OKUMUŞ    Z 13 6 11,00 3 7 0,67 9 5 7,33 11 2 10,33 36 20 29,33 245,461 14 14 14 14 14
% 67

15 0 NAZLI YÜKSEK 15 4 13,67 6 9 3,00 10 8 7,33 5 1 4,67 36 22 28,67 242,014 15 15 15 15 15
% 71

16 504 ŞERİFE ASEL TANSELA 17 2 16,33 2 4 0,67 5 5 3,33 8 6 6,00 32 17 26,33 231,355 1 16 16 16 16
% 76

17 529 AYŞENUR SENA FISTIK 12 5 10,33 6 8 3,33 5 8 2,33 9 9 6,00 32 30 21,99 210,658 16 17 17 17 17
% 81

18 0 ELİF SUDE GÜL 15 3 14,00 4 12 0,00 6 7 3,67 6 12 2,00 31 34 19,67 197,286 17 18 18 18 18
% 86

19 0 TESNİM ŞEHADİ 12 6 10,00 4 11 0,33 5 8 2,33 9 10 5,67 30 35 18,33 191,587 18 19 19 19 19
% 90

20 523 ZEHRA KADER YAKAR 11 8 8,33 7 11 3,33 7 9 4,00 7 13 2,67 32 41 18,33 191,357 19 20 20 20 20
% 95

21 0 NİLÜFER TAŞ 8 11 4,33 2 12 -2,00 8 6 6,00 9 10 5,67 27 39 14,00 168,097 20 21 21 21 21
% 100
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