
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Yedi Güzel Adam İhl 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22) 48 72 72 4468

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 16,2 10,8 13,46 12,2 9,6 9,83 12,9 6,0 11,43 12,2 10,3 9,66 53,6 36,8 44,38 192,460 209,390 204,340 207,130

Okul Ortalaması 20,3 8,9 18,08 17,8 8,0 15,81 11,1 4,2 10,00 8,7 7,3 6,85 57,8 28,4 50,74 215,930 267,220 172,750 228,030

KATILIMLAR

1 347 ELİF AKGÜL 11A 19 4 18,00 17 7 15,25 30 0 30,00 21 13 17,75 87 24 81,00 317,101 1 1 103 265,750 4 29 729 342,057 1 1 376 341,442 1 1 181

2 307 BÜŞRA ORÇAN 11A 19 10 16,50 25 5 23,75 25 5 23,75 11 8 9,00 80 28 73,00 291,483 2 2 238 302,687 1 18 470 267,739 2 2 931 302,131 2 2 411

3 308 ESRA NUR ÇALHAN 11A 21 6 19,50 20 7 18,25 14 2 13,50 18 8 16,00 73 23 67,25 265,643 3 3 499 288,538 2 22 555 246,869 7 7 1110 264,311 7 8 876

4 317 SALİHA TEMİZ 11A 13 3 12,25 14 4 13,00 25 3 24,25 10 7 8,25 62 17 57,75 259,765 4 4 592 226,436 8 35 1187 266,824 3 3 944 283,948 4 4 625

5 304 İLAYDA ÇINAR 11A 20 8 18,00 9 0 9,00 21 6 19,50 12 5 10,75 62 19 57,25 256,859 5 5 636 233,291 6 33 1092 253,633 5 5 1051 287,699 3 3 578

6 326 SELBİNAZ GÜNTÜRK 11A 16 6 14,50 13 5 11,75 22 6 20,50 10 11 7,25 61 28 54,00 249,216 6 6 763 230,755 7 34 1134 242,341 8 8 1134 275,735 6 7 711

7 402 MUHAMMED HACI 11C 24 12 21,00 19 10 16,50 15 2 14,50 58 24 52,00 243,895 1 7 850 286,657 9 23 568 176,436 1 16 1829 276,750 1 6 697

8 393 SARİYE ORÇAN 11A 13 6 11,50 10 6 8,50 26 8 24,00 6 5 4,75 55 25 48,75 242,630 7 8 881 199,461 10 38 1627 248,948 6 6 1089 279,008 5 5 677

9 389 GÜL TAŞDEMİR 11B 30 7 28,25 24 5 22,75 5 3 4,25 59 15 55,25 240,508 1 9 925 353,953 1 2 177 122,447 7 29 2726 259,672 1 9 962

10 313 ZEYNEP DEMİR 11C 27 6 25,50 24 8 22,00 8 9 5,75 59 23 53,25 236,286 2 10 1002 336,844 4 7 254 130,348 3 24 2527 253,928 2 12 1058

11 305 EBRAR ERGÜVEN 11B 27 11 24,25 22 11 19,25 8 4 7,00 57 26 50,50 231,985 2 11 1074 316,556 9 14 381 136,932 3 23 2385 254,225 2 11 1054

12 323 KÜBRA ÇELİK 11B 24 12 21,00 23 11 20,25 11 8 9,00 58 31 50,25 231,244 3 12 1097 306,133 11 17 446 147,466 1 20 2226 248,599 3 13 1152

13 356 ALİ ENGİN TÜRKMEN 11B 27 7 25,25 26 9 23,75 4 4 3,00 1 0 1,00 58 20 53,00 230,650 4 13 1110 344,731 3 5 221 120,594 8 30 2780 238,632 6 17 1321

14 319 NİSA AKÇAM 11B 27 10 24,50 25 12 22,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 57 23 51,25 230,242 5 14 1119 332,039 5 9 278 125,215 5 26 2660 245,208 4 15 1217

15 152 EMİRHAN ÖZBEK 11B 24 11 21,25 25 11 22,25 8 6 6,50 1 0 1,00 58 28 51,00 228,435 6 15 1150 317,721 8 13 375 139,030 2 22 2354 237,024 8 19 1344

16 322 FATMA NUR BOZOKUL 11A 11 2 10,50 4 3 3,25 22 5 20,75 12 10 9,50 49 20 44,00 226,441 8 16 1189 167,391 15 44 2155 254,303 4 4 1045 257,492 8 10 998

17 348 GÜLSÜM NUR ÖZKAN 11A 17 13 13,75 18 10 15,50 14 7 12,25 12 20 7,00 61 50 48,50 224,175 9 17 1237 246,627 5 30 920 197,704 14 14 1595 229,849 11 22 1481

18 370 SÜMEYYE ORÇAN 11A 15 6 13,50 10 4 9,00 16 2 15,50 10 10 7,50 51 22 45,50 223,919 10 18 1244 211,668 9 36 1420 217,188 11 11 1403 245,263 9 14 1216

19 299 SİMAY ORÇAN 11C 26 8 24,00 31 9 28,75 57 17 52,75 223,768 3 19 1246 364,693 1 1 133 217,176 5 28 1738

20 337 AYSİMA İLERİ 11B 25 12 22,00 26 12 23,00 5 2 4,50 56 26 49,50 223,283 7 20 1262 325,220 6 11 319 123,764 6 27 2701 230,447 9 21 1470

21 386 HATICE AKKUŞ 11B 28 12 25,00 28 9 25,75 56 21 50,75 221,264 8 21 1308 353,917 2 3 178 222,057 10 23 1642

22 335 S* DE BAYANA 11B 27 10 24,50 23 13 19,75 4 2 3,50 54 25 47,75 221,234 9 22 1311 320,354 7 12 355 118,497 10 32 2866 237,531 7 18 1342

23 316 RAHİME SİVRİKAYA 11C 24 10 21,50 29 8 27,00 2 0 2,00 55 18 50,50 220,236 4 23 1323 343,591 3 6 231 110,596 5 36 3144 215,211 6 29 1784

24 359 BERAT CAN CEVİZ 11B 26 10 23,50 26 10 23,50 2 3 1,25 1 0 1,00 55 23 49,25 218,791 10 24 1358 335,024 4 8 269 111,377 12 35 3125 221,134 11 24 1666

25 0 SEBİHA GÜL 11A 12 5 10,75 9 4 8,00 16 2 15,50 12 8 10,00 49 19 44,25 218,073 11 25 1374 193,261 12 41 1707 229,016 10 10 1289 231,841 10 20 1437

26 375 ŞEVVAL KOZAN 11C 25 10 22,50 28 5 26,75 53 15 49,25 215,662 5 26 1431 347,098 2 4 209 209,855 7 32 1913

27 302 MELİSA KAYADİBİ 11A 21 10 18,50 20 14 16,50 6 3 5,25 9 10 6,50 56 37 46,75 214,469 12 27 1457 274,645 3 26 666 158,468 18 19 2051 217,204 12 27 1737

28 333 AHMET BZDGNN 11B 26 7 24,25 15 7 13,25 6 4 5,00 47 18 42,50 213,945 11 28 1472 285,395 13 24 576 126,398 4 25 2630 243,988 5 16 1237

29 405 İLYAS  YAVUZ 11C 24 16 20,00 24 14 20,50 5 2 4,50 53 32 45,00 212,779 6 29 1498 302,626 7 19 471 123,764 4 27 2701 220,686 3 25 1671

30 320 MEDİNE ŞANLI 11C 24 12 21,00 27 8 25,00 51 20 46,00 208,012 7 30 1602 330,802 5 10 286 202,534 9 38 2062
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Yedi Güzel Adam İhl 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22) 48 72 72 4468

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 16,2 10,8 13,46 12,2 9,6 9,83 12,9 6,0 11,43 12,2 10,3 9,66 53,6 36,8 44,38 192,460 209,390 204,340 207,130

Okul Ortalaması 20,3 8,9 18,08 17,8 8,0 15,81 11,1 4,2 10,00 8,7 7,3 6,85 57,8 28,4 50,74 215,930 267,220 172,750 228,030

KATILIMLAR

31 345 SAADET ORÇAN 11C 23 5 21,75 24 10 21,50 47 15 43,25 203,852 8 31 1708 316,228 6 15 385 206,195 8 35 1991

32 368 SUDE GÜNTÜRK 11B 22 14 18,50 20 6 18,50 4 1 3,75 46 21 40,75 202,014 12 32 1748 285,032 14 25 583 119,814 9 31 2801 209,526 14 34 1920

33 120 DÖNE ÇAKIOĞLU 11B 23 8 21,00 21 12 18,00 3 5 1,75 47 25 40,75 201,439 13 33 1762 294,447 12 21 525 109,279 13 37 3205 211,491 12 30 1859

34 365 SEMRA YILDIRIM 11C 16 5 14,75 18 18 13,50 12 12 9,00 46 35 37,25 200,358 9 34 1789 241,045 10 31 982 147,466 2 20 2226 218,095 4 26 1713

35 352 YAREN KALLI 11A 8 2 7,50 6 2 5,50 13 6 11,50 17 6 15,50 44 16 40,00 198,805 13 35 1826 164,661 16 45 2216 233,969 9 9 1231 195,506 16 41 2225

36 351 VİLDAN KISA 11B 22 11 19,25 25 10 22,50 0 2 -0,50 47 23 41,25 197,421 14 36 1868 309,409 10 16 433 193,993 16 42 2269

37 516 BİLAL ŞAHİN 11C 24 15 20,25 23 15 19,25 47 30 39,50 195,290 10 37 1925 297,336 8 20 504 198,874 10 39 2138

38 379 İLKNUR ZORBA 11B 23 11 20,25 18 15 14,25 3 3 2,25 44 29 36,75 194,140 15 38 1959 271,368 15 27 691 111,913 11 34 3099 210,390 13 31 1895

39 374 ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ 11A 9 6 7,50 3 2 2,50 16 7 14,25 9 5 7,75 37 20 32,00 190,216 14 39 2061 149,080 18 47 2492 211,786 13 13 1456 209,581 13 33 1919

40 369 AYŞE LİMON 11B 23 11 20,25 17 11 14,25 1 1 0,75 41 23 35,25 188,823 16 40 2095 271,368 15 27 691 104,012 14 38 3438 202,713 15 37 2059

41 380 IRMAK GÜL 11A 8 4 7,00 3 0 3,00 15 6 13,50 7 6 5,50 33 16 29,00 183,250 15 41 2220 149,275 17 46 2487 197,191 15 15 1603 203,302 14 36 2049

42 0 KİFAYETNUR 11A 14 13 10,75 8 4 7,00 10 5 8,75 5 8 3,00 37 30 29,50 180,705 16 42 2287 188,067 13 42 1808 160,343 17 18 2028 197,293 15 40 2168

43 325 ZEHRA TÜRKMEN 11A 7 3 6,25 16 4 15,00 9 6 7,50 32 13 28,75 177,023 17 43 2385 132,518 19 48 2726 214,554 12 12 1428 176,815 17 45 2637

44 372 NİLGÜN KOÇYİĞİT 11A 6 2 5,50 14 3 13,25 9 8 7,00 9 9 6,75 38 22 32,50 176,536 18 44 2398 195,300 11 39 1675 168,868 16 17 1911 162,712 18 46 2997

45 400 MERVE GÖK 11B 20 10 17,50 14 14 10,50 1 2 0,50 35 26 28,50 172,923 17 45 2504 238,679 17 32 1013 102,695 15 39 3506 188,011 17 44 2407

46 501 KEVSR 11C 20 4 19,00 1 1 0,75 21 5 19,75 157,813 11 46 2897 195,250 12 40 1676 192,773 11 43 2290

47 407 AKİF ASLAN 11C 17 21 11,75 13 14 9,50 30 35 21,25 152,244 12 47 3059 205,856 11 37 1515 157,388 12 48 3119

48 383 ALİ YILDIRIM 11A 14 13 10,75 6 4 5,00 3 6 1,50 6 16 2,00 29 39 19,25 149,697 19 48 3145 177,680 14 43 1995 117,425 19 33 2899 160,185 19 47 3050
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Yedi Güzel Adam İhl 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22) 48 72 72 4468

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 16,2 10,8 13,46 12,2 9,6 9,83 12,9 6,0 11,43 12,2 10,3 9,66 53,6 36,8 44,38 192,460 209,390 204,340 207,130

Okul Ortalaması 20,3 8,9 18,08 17,8 8,0 15,81 11,1 4,2 10,00 8,7 7,3 6,85 57,8 28,4 50,74 215,930 267,220 172,750 228,030

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YILDIRIM 383 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,697 192,460 19 48 68 68 3145

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
177,680 209,390 14 43 56 56 1995

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
117,425 204,340 19 33 48 48 2899

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
160,185 207,130 19 47 64 64 3050

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 7 7 5,25 22 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 14 13 10,75 27 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 0 0 0,00 0 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 6 4 5,00 13 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 3 6 1,50 4 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 3 6 1,50 11 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 1 3 0,25 2 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 2 7 0,25 2 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 6 16 2,00 5 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 29 39 19,25 12 46,26 45,06 32,84

TYT Türkçe     cEA  B eeCc   EeDedAeACCc AD dD Addd

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal  BE        e EdaDB eA                   

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

TYT Matematik    a   ccC   De  c          B          a

Cevap Anahtarı B ADBCBBEBACECEDCDBBBBACBEDACCBDBECDAECEAC

TYT Fen bCcBbA a  cd    cC  c     dca b cC A ddd

Cevap Anahtarı B CCBBDADDCBAABDECECEDDBAEADBACEEBDCBACABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 13 35

Edebiyat 24 7 7 29
Edebi Akımlar 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 0 0 0

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 1 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 2 4 33
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Tarih-1 10 5 3 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 1 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 3 33
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 2 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 40 6 4 15

Tarih-2 11 2 0 18
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 0 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 0 20
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-2 11 4 4 36
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 1 50

Felsefe 12 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 6 8

Matematik-2 40 3 6 8
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 1 1 50
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 0 33
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33

TYT Fen 40 6 16 15

Fizik 14 3 6 21
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 1 1 50
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 0 50
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 2 0 1 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Gaz Karışımları 2 0 1 0

Biyoloji 13 2 7 15
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 0 0 0

Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ORÇAN 307 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,483 192,460 2 2 3 3 238

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
302,687 209,390 1 18 21 21 470

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
267,739 204,340 2 2 9 9 931

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
302,131 207,130 2 2 4 4 411

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 5 10,75 45 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 19 10 16,50 41 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 9 0 9,00 75 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 25 5 23,75 59 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 25 5 23,75 59 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 5 2 4,50 32 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 2 3 1,25 10 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 11 8 9,00 23 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 80 28 73,00 46 46,26 45,06 32,84

TYT Türkçe  B  DEAC BcdcCE   EDDeeAbAeC A DBE  Adde

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal EcEC B A D  cEEBDB dcAD AACE CBB BbC BAE

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

TYT Matematik dD e  EBACE EDCDB B ACcaDAeCB B  DA CEAC

Cevap Anahtarı B ADBCBBEBACECEDCDBBBBACBEDACCBDBECDAECEAC

TYT Fen     DbD C Ae D bc E    dA   Cb  D  bCbB 

Cevap Anahtarı B CCBBDADDCBAABDECECEDDBAEADBACEEBDCBACABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 10 48

Edebiyat 24 12 5 50
Edebi Akımlar 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 1 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 4 2 67
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Tarih-1 10 6 2 60
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

Coğrafya-1 6 1 3 17
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 2 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 40 25 5 63

Tarih-2 11 6 1 55
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 3 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 1 20
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

Coğrafya-2 11 6 3 55
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 2 0

Felsefe 12 9 0 75
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 25 5 63

Matematik-2 40 25 5 63
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 1 1 50
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 0 67
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 6 2 55
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 5 0 83
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67

TYT Fen 40 11 8 28

Fizik 14 5 2 36
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 1 0 50
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Newton   un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 2 3 15
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 2 1 0 50

Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 2 0 0 0

Biyoloji 13 4 3 31
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 1 0 100

Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKGÜL 347 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,101 192,460 1 1 1 1 103

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
265,750 209,390 4 29 35 35 729

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
342,057 204,340 1 1 5 5 376

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
341,442 207,130 1 1 1 1 181

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 3 8,25 34 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 19 4 18,00 45 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 1 0 1,00 8 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 17 7 15,25 38 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 30 0 30,00 75 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 6 5 4,75 34 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 6 5 4,75 37 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 21 13 17,75 44 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 87 24 81,00 51 46,26 45,06 32,84

TYT Türkçe DE A  B   AE     CDc cDeA B  ACC AAdAC E

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal    AcBECCeDB BDaAcEcCaB           E bCBA

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik BEBA   B BC B BECEDEDAC ACB DA CEACCBD E

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

TYT Fen Db D Cc AdBbCeEDEbEeABd b dC BdBCEEBeCbA

Cevap Anahtarı A DADDCCBBAABDCBEDECECABADDBECEBABCEEBDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 4 48

Edebiyat 24 9 3 38
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 0 0 0

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 0 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 2 3 33

Tarih-1 10 6 0 60
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Coğrafya-1 6 4 1 67
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 17 7 43

Tarih-2 11 6 2 55
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 2 0 40
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Coğrafya-2 11 6 4 55
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 1 50

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Felsefe 12 1 0 8
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 30 0 75

Matematik-2 40 30 0 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 3 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 1 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 8 0 73
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 3 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 5 0 83

TYT Fen 40 21 13 53

Fizik 14 6 5 43
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 13 6 5 46
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 1 50
Gaz Karışımları 2 1 0 50

Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.202 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 13 9 3 69
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 1 0 100

Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
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KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA NUR ÇALHAN 308 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,643 192,460 3 3 7 7 499

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
288,538 209,390 2 22 26 26 555

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
246,869 204,340 7 7 14 14 1110

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
264,311 207,130 7 8 14 14 876

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 11 4 10,00 42 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 21 6 19,50 49 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 9 0 9,00 75 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 20 7 18,25 46 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 14 2 13,50 34 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 1 1 0,75 5 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 9 2 8,50 65 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 18 8 16,00 40 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 73 23 67,25 42 46,26 45,06 32,84

TYT Türkçe     DEAC B ABCb   EaDDdcDAeCB AD  DEAdA 

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal EeEb B AeD   E c e   c  AACE CBBEBbCEBAE

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

TYT Matematik c B   EB   CEDa B B A       B       CEAC

Cevap Anahtarı B ADBCBBEBACECEDCDBBBBACBEDACCBDBECDAECEAC

TYT Fen     D     e   ECECcDc  EADBcCcdBDCBACdBa

Cevap Anahtarı B CCBBDADDCBAABDECECEDDBAEADBACEEBDCBACABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 6 53

Edebiyat 24 11 4 46
Edebi Akımlar 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 2 4 33
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Tarih-1 10 6 1 60
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 1 67
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 20 7 50

Tarih-2 11 5 3 45
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 1 67
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 2 20
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

Coğrafya-2 11 1 3 9
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 2 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 0 0

Felsefe 12 9 0 75
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 2 35

Matematik-2 40 14 2 35
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 0 67
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 2 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 1 0 9
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 3 0 50
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67

TYT Fen 40 18 8 45

Fizik 14 1 1 7
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 9 2 69
Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 0 50
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 2 1 1 50

Gerçek Gazlar100 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 2 2 0 100

Biyoloji 13 8 5 62
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 1 0 100

Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR BOZOKUL 322 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,441 192,460 8 16 24 24 1189

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
167,391 209,390 15 44 57 57 2155

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
254,303 204,340 4 4 11 11 1045

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
257,492 207,130 8 10 16 16 998

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 2 9,50 40 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 11 2 10,50 26 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 0 0 0,00 0 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 4 3 3,25 8 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 22 5 20,75 52 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 3 4 2,00 14 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 12 10 9,50 24 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 49 20 44,00 28 46,26 45,06 32,84

TYT Türkçe     DEeC B A CE    DDc A            A   

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal  e                                bCaBAE

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

TYT Matematik bD   BaB a CED bB B AeBEDA  B BE DA CEAC

Cevap Anahtarı B ADBCBBEBACECEDCDBBBBACBEDACCBDBECDAECEAC

TYT Fen  bd eA eC   B EbECd    Eeb dCEE     CbB 
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Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 2 28

Edebiyat 24 10 2 42
Edebi Akımlar 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 4 1 67
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 0 17
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 4 3 10

Tarih-2 11 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 0 0

Felsefe 12 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 22 5 55

Matematik-2 40 22 5 55
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 1 67
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 2 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 6 1 55
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 4 0 67
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 3 0 100

TYT Fen 40 12 10 30

Fizik 14 3 4 21
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 4 4 31
Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 0 50
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 2 0 1 0

Gerçek Gazlar100 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 2 0 1 0

Biyoloji 13 5 2 38
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 1 0 100

Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM NUR ÖZKAN 348 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,175 192,460 9 17 26 26 1237

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
246,627 209,390 5 30 36 36 920

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
197,704 204,340 14 14 22 22 1595

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
229,849 207,130 11 22 30 30 1481

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 8 8,00 33 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 17 13 13,75 34 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 7 2 6,50 54 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 18 10 15,50 39 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 14 7 12,25 31 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 4 7 2,25 16 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 3 8 1,00 8 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 12 20 7,00 18 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 61 50 48,50 30 46,26 45,06 32,84

TYT Türkçe DECe    edAc BE ACecdADaeDB  AeCB dd eDE

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal  AedEd C e B c e cEACEBEebB AACB   EbCB 

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik d B        DB B dEbE cdcA    A CEAC BeB 

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

TYT Fen DA Dbdc ebdD eb  ecaABdDbcdC BeB EE eadc

Cevap Anahtarı A DADDCCBBAABDCBEDECECABADDBECEBABCEEBDCAA
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 13 43

Edebiyat 24 10 8 42
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 1 0

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 2 4 33

Tarih-1 10 5 2 50
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Coğrafya-1 6 2 3 33
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 18 10 45

Tarih-2 11 3 4 27
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 3 20
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 0 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 1 0

Coğrafya-2 11 5 3 45
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Felsefe 12 7 2 58
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 14 7 35

Matematik-2 40 14 7 35
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 1 33
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 2 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 1 67
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 3 3 27
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 4 1 67

TYT Fen 40 12 20 30

Fizik 14 4 7 29
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 1 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 13 3 8 23
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 1 50
Gaz Karışımları 2 2 0 100

Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.202 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 13 5 5 38
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 1 0 100

Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ÇINAR 304 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,859 192,460 5 5 11 11 636

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
233,291 209,390 6 33 39 39 1092

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
253,633 204,340 5 5 12 12 1051

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
287,699 207,130 3 3 6 6 578

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 5 10,75 45 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 20 8 18,00 45 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 4 0 4,00 36 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 0 0 0,00 0 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 9 0 9,00 23 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 21 6 19,50 49 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 4 0 4,00 31 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 12 5 10,75 27 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 62 19 57,25 36 46,26 45,06 32,84

TYT Türkçe cECA  B   A  BaBACecAADe  BEbACC AAd eD 

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal  A  EBE    B                       E CBA

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik  EBACb  e  DB BE EDED d AeB DA eEACaB B 

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

TYT Fen D  cbC        ED   C B     C BcB EE  Cbd

Cevap Anahtarı A DADDCCBBAABDCBEDECECABADDBECEBABCEEBDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 8 50

Edebiyat 24 12 5 50
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 0 0

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 3 3 50

Tarih-1 10 6 1 60
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Coğrafya-1 6 2 2 33
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 9 0 23

Tarih-2 11 4 0 36
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 2 0 40
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 0 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 0 9
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 0 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Felsefe 12 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 21 6 53

Matematik-2 40 21 6 53
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 0 67
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 5 2 45
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 4 1 67

TYT Fen 40 12 5 30

Fizik 14 2 2 14
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 13 4 0 31
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 0 50
Gaz Karışımları 2 1 0 50

Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.200 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 6 3 46
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 1 0 100

Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GÜL 380 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,250 192,460 15 41 54 54 2220

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
149,275 209,390 17 46 62 62 2487

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
197,191 204,340 15 15 23 23 1603

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
203,302 207,130 14 36 47 47 2049

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 8 4 7,00 29 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 8 4 7,00 18 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 0 0 0,00 0 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 3 0 3,00 8 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 15 6 13,50 34 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 2 3 1,25 10 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 7 6 5,50 14 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 33 16 29,00 18 46,26 45,06 32,84

TYT Türkçe DE e  B    E B eAbD  eD                 

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal                                    E CB 

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik  E  a    e DB B CEDE  b A B aA CaACbB   

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

TYT Fen      ac       dc C    b   EC  cB  E  CA 

Cevap Anahtarı A DADDCCBBAABDCBEDECECABADDBECEBABCEEBDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 4 20

Edebiyat 24 8 4 33
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 0 0 0

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 0 1 0
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 2 1 33

Tarih-1 10 0 0 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 0 0 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 3 0 8

Tarih-2 11 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Felsefe 12 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 15 6 38

Matematik-2 40 15 6 38
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 0 33
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 3 2 27
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 2 2 33

TYT Fen 40 7 6 18

Fizik 14 0 2 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 13 2 3 15
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gaz Karışımları 2 0 0 0

Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.201 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 13 5 1 38
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 1 0 100

Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
KİFAYETNUR 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,705 192,460 16 42 56 56 2287

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
188,067 209,390 13 42 54 54 1808

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
160,343 204,340 17 18 28 28 2028

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
197,293 207,130 15 40 54 54 2168

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 8 8 6,00 25 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 14 13 10,75 27 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 1 1 0,75 6 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 8 4 7,00 18 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 10 5 8,75 22 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 3 2 2,50 18 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 1 3 0,25 2 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 5 8 3,00 8 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 37 30 29,50 18 46,26 45,06 32,84

TYT Türkçe cECA  BC     Bd eCDceeceAca  AbCB Ad d E

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal  A           B e c A EaE            bCBA

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik aEB  d    CDB BEe          a     AC  Da 

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

TYT Fen DA c    e  D     bce  A    d        eC c

Cevap Anahtarı A DADDCCBBAABDCBEDECECABADDBECEBABCEEBDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 13 35

Edebiyat 24 8 8 33
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 0 0

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 1 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 1 5 17

Tarih-1 10 4 3 40
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Coğrafya-1 6 2 2 33
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 8 4 20

Tarih-2 11 1 0 9
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 0 20
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-2 11 3 2 27
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Felsefe 12 1 1 8
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 10 5 25

Matematik-2 40 10 5 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 1 67
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 1 75
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 0 33
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 3 1 50

TYT Fen 40 5 8 13

Fizik 14 3 2 21
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 1 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Gaz Karışımları 2 0 0 0

Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.210 50
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 3 8
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 0 1 0

Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KAYADİBİ 302 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,469 192,460 12 27 37 37 1457

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
274,645 209,390 3 26 31 31 666

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
158,468 204,340 18 19 29 29 2051

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
217,204 207,130 12 27 37 37 1737

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 5 10,75 45 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 21 10 18,50 46 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 6 4 5,00 42 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 20 14 16,50 41 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 6 3 5,25 13 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 3 2 2,50 18 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 2 5 0,75 6 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 9 10 6,50 16 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 56 37 46,75 29 46,26 45,06 32,84

TYT Türkçe DECAa  C  ec B  dCDEcADDAb EeACCBcAdAeD 

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal  Aa EdEC BeBDB bccdcCEBE bBCcc BEcEEbCBc

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik           e   B  E  bAd        C AC     

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

TYT Fen         AbBe BcDdCce c     *  e  E BeCA 

Cevap Anahtarı A DADDCCBBAABDCBEDECECABADDBECEBABCEEBDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 10 53

Edebiyat 24 12 5 50
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 1 0

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 1 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 5 1 83

Tarih-1 10 6 3 60
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Coğrafya-1 6 3 2 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 20 14 50

Tarih-2 11 5 3 45
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 2 20
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 3 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Coğrafya-2 11 5 5 45
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 2 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Felsefe 12 6 4 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 6 3 15

Matematik-2 40 6 3 15
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 0 67
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 1 2 9
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 2 0 33

TYT Fen 40 9 10 23

Fizik 14 3 2 21
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 13 2 5 15
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Gaz Karışımları 2 0 1 0

Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.200 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 4 3 31
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 0 1 0

Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
NİLGÜN KOÇYİĞİT 372 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,536 192,460 18 44 59 59 2398

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
195,300 209,390 11 39 50 50 1675

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
168,868 204,340 16 17 27 27 1911

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
162,712 207,130 18 46 63 63 2997

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 6 2 5,50 23 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 6 2 5,50 14 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 6 0 6,00 50 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 14 3 13,25 33 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 9 8 7,00 18 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 2 3 1,25 9 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 5 2 4,50 35 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 9 9 6,75 17 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 38 22 32,50 20 46,26 45,06 32,84

TYT Türkçe     DEAd B   C     D e                  

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC
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TYT Matematik c     EBc  CED ae B    E    d  b    CEda
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Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 2 15

Edebiyat 24 6 2 25
Edebi Akımlar 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 0 1 0

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 1 1 17
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 0 0 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 14 3 35

Tarih-2 11 3 1 27
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 0 67
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 0 20
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 1 0

Coğrafya-2 11 2 1 18
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 0 0

Felsefe 12 6 0 50
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 9 8 23

Matematik-2 40 9 8 23
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 0 67
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 1 2 25
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 1 0 9
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 1 2 17
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 2 33

TYT Fen 40 9 9 23

Fizik 14 2 3 14
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 1 0 50
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 13 5 2 38
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 2 1 0 50

Gerçek Gazlar100 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 2 1 0 50

Biyoloji 13 2 4 15
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 0 1 0

Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA TEMİZ 317 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,765 192,460 4 4 10 10 592

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
226,436 209,390 8 35 43 43 1187

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
266,824 204,340 3 3 10 10 944

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
283,948 207,130 4 4 10 10 625

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 11 3 10,25 43 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 13 3 12,25 31 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 6 1 5,75 48 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 14 4 13,00 33 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 25 3 24,25 61 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 3 0 3,00 21 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 2 4 1,00 8 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 10 7 8,25 21 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 62 17 57,75 36 46,26 45,06 32,84

TYT Türkçe DECA  e    E B  eC EAADeAD              

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal  b  EeE    B          BE CB bAC   EcDCBA

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik  EBA AD    DBBB CEDE Ad ACBeDA CEACCB a 

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

TYT Fen DA    B       aD Cdec      C  cBCE  eCb 

Cevap Anahtarı A DADDCCBBAABDCBEDECECABADDBECEBABCEEBDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 3 33

Edebiyat 24 11 3 46
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 1 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 4 1 67

Tarih-1 10 2 0 20
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 0 0 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 14 4 35

Tarih-2 11 2 2 18
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 0 2 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 0 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 0 9
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 0 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Felsefe 12 6 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 25 3 63

Matematik-2 40 25 3 63
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 0 67
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 6 2 55
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 4 1 67

TYT Fen 40 10 7 25

Fizik 14 3 0 21
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 13 2 4 15
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 2 0
Gaz Karışımları 2 0 0 0

Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.200 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 5 3 38
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 1 0 100

Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
SARİYE ORÇAN 393 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,630 192,460 7 8 14 14 881

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
199,461 209,390 10 38 49 49 1627

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
248,948 204,340 6 6 13 13 1089

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
279,008 207,130 5 5 11 11 677

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 11 6 9,50 40 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 13 6 11,50 29 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 2 3 1,25 10 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 10 6 8,50 21 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 26 8 24,00 60 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 2 0 2,00 14 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 3 4 2,00 15 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 6 5 4,75 12 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 55 25 48,75 30 46,26 45,06 32,84

TYT Türkçe     cEAC BdcdCE  ecDDDAA AC             

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal EB C    e A                  bBadBbCEBAc

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

TYT Matematik AD edcEBAeECEDCbBBB ACBEbACCBe   DA CdAC

Cevap Anahtarı B ADBCBBEBACECEDCDBBBBACBEDACCBDBECDAECEAC

TYT Fen     DA        bdd Ee   EA  c    D       

Cevap Anahtarı B CCBBDADDCBAABDECECEDDBAEADBACEEBDCBACABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 6 33

Edebiyat 24 11 6 46
Edebi Akımlar 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 1 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 6 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 1 0

Tarih-1 10 2 0 20
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 0 0 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 10 6 25

Tarih-2 11 4 1 36
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 0 67
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 2 1 40
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 0 0

Felsefe 12 2 3 17
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 26 8 65

Matematik-2 40 26 8 65
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 2 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 1 67
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 1 75
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 7 1 64
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 3 2 50
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67

TYT Fen 40 6 5 15

Fizik 14 2 0 14
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 3 4 23
Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 2 1 0 50

Gerçek Gazlar100 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 2 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 0 0 0

Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
SEBİHA GÜL 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,073 192,460 11 25 35 35 1374

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
193,261 209,390 12 41 52 52 1707

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
229,016 204,340 10 10 17 17 1289

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
231,841 207,130 10 20 28 28 1437

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 11 4 10,00 42 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 12 5 10,75 27 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 1 0 1,00 8 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 9 4 8,00 20 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 16 2 15,50 39 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 9 2 8,50 65 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 12 8 10,00 25 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 49 19 44,25 28 46,26 45,06 32,84

TYT Türkçe     DEAC BaABdEc   DDD e Ae             

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal EBEe        c    B               BbCEBcE

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

TYT Matematik A      Bb  CEDb BBB        CB B   A CEAC

Cevap Anahtarı B ADBCBBEBACECEDCDBBBBACBEDACCBDBECDAECEAC

TYT Fen              e CECa DcAEADBc  daDd ACb  

Cevap Anahtarı B CCBBDADDCBAABDECECEDDBAEADBACEEBDCBACABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 5 30

Edebiyat 24 11 4 46
Edebi Akımlar 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 0 1 0
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 4 1 67
ŞİİR 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 0 0

Tarih-1 10 1 1 10
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 0 0 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 9 4 23

Tarih-2 11 3 1 27
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 1 67
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 0 20
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 1 9
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 0 0

Felsefe 12 1 0 8
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 16 2 40

Matematik-2 40 16 2 40
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 0 33
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 2 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 1 0 9
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 5 0 83
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67

TYT Fen 40 12 8 30

Fizik 14 0 1 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 13 9 2 69
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 2 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 2 2 0 100

Gerçek Gazlar101 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 2 2 0 100

Biyoloji 13 3 5 23
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 1 0 100

Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
SELBİNAZ GÜNTÜRK 326 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,216 192,460 6 6 12 12 763

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
230,755 209,390 7 34 42 42 1134

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
242,341 204,340 8 8 15 15 1134

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
275,735 207,130 6 7 13 13 711

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 11 3 10,25 43 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 16 6 14,50 36 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 4 0 4,00 33 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 13 5 11,75 29 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 22 6 20,50 51 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 3 4 2,00 14 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 3 1 2,75 21 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 10 11 7,25 18 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 61 28 54,00 34 46,26 45,06 32,84

TYT Türkçe     bEeC BEc CE    DDDAAbAeC  AbBE      

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal EBEae  Ae d    B    Ac  AACE      DC B  

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

TYT Matematik d    aEB CE EDCDB B A BEDAd BDaa bA CEAC

Cevap Anahtarı B ADBCBBEBACECEDCDBBBBACBEDACCBDBECDAECEAC

TYT Fen Cac Db     c D dE      EA  cdcEBeCe d B 

Cevap Anahtarı B CCBBDADDCBAABDECECEDDBAEADBACEEBDCBACABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 6 40

Edebiyat 24 11 3 46
Edebi Akımlar 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 6 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 0 0

Tarih-1 10 5 3 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

Coğrafya-1 6 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 0 0 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 13 5 33

Tarih-2 11 4 4 36
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 1 67
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 2 2 40
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 1 18
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 0 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 0 50

Felsefe 12 4 0 33
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 6 55

Matematik-2 40 22 6 55
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 1 0 50
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 1 67
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 5 2 45
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 4 1 67
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 1 67

TYT Fen 40 10 11 25

Fizik 14 3 4 21
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 3 1 23
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 2 1 0 50

Gerçek Gazlar100 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Gaz Karışımları 2 0 0 0

Biyoloji 13 4 6 31
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 0 1 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 0 1 0

Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0
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KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ORÇAN 370 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,919 192,460 10 18 27 27 1244

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
211,668 209,390 9 36 45 45 1420

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
217,188 204,340 11 11 19 19 1403

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
245,263 207,130 9 14 20 20 1216

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 4 9,00 38 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 15 6 13,50 34 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 4 2 3,50 32 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 1 1 0,75 6 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 10 4 9,00 23 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 16 2 15,50 39 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 1 3 0,25 2 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 2 5 0,75 6 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 10 10 7,50 19 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 51 22 45,50 28 46,26 45,06 32,84
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Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 6 38

Edebiyat 24 10 4 42
Edebi Akımlar 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 4 2 67
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 1 0

Tarih-1 10 4 1 40
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

Coğrafya-1 6 1 1 17
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 40 10 4 25

Tarih-2 11 2 0 18
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 0 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 0 20
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-2 11 4 2 36
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 1 0

Felsefe 12 1 1 8
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 2 40

Matematik-2 40 16 2 40
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 1 67
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 4 0 36
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 4 0 67
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 3 0 100

TYT Fen 40 10 10 25

Fizik 14 1 3 7
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 2 5 15
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 2 1 0 50

Gerçek Gazlar100 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Gaz Karışımları 2 0 0 0

Biyoloji 13 7 2 54
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 1 0 100

Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ 374 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,216 192,460 14 39 51 51 2061

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
149,080 209,390 18 47 63 63 2492

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
211,786 204,340 13 13 21 21 1456

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
209,581 207,130 13 33 43 43 1919

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 8 6 6,50 27 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 9 6 7,50 19 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 3 1 2,75 23 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 3 2 2,50 6 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 16 7 14,25 36 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 3 3 2,25 16 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 9 5 7,75 19 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 37 20 32,00 20 46,26 45,06 32,84

TYT Türkçe ca e       a B cACDEAADe            A   

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal               a       BE aB             

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik   B a       B B  EcEbAdB ea DA CEACCB Bd

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

TYT Fen Db a    A c  B               BbB EEBDb  

Cevap Anahtarı A DADDCCBBAABDCBEDECECABADDBECEBABCEEBDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 6 23

Edebiyat 24 8 6 33
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 0 2 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 0 0 0

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 1 0

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 5 1 83

Tarih-1 10 0 0 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 0 17
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 0 0 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 3 2 8

Tarih-2 11 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 1 0
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Felsefe 12 3 1 25
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 0 0

TYT Matematik 40 16 7 40

Matematik-2 40 16 7 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 0 33
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 1 0 25
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 1 67
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 5 3 45
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 1 67
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 5 0 83

TYT Fen 40 9 5 23

Fizik 14 3 3 21
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gaz Karışımları 2 0 0 0

Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.200 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 6 2 46
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 0 0 0

Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN KALLI 352 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,805 192,460 13 35 46 46 1826

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
164,661 209,390 16 45 59 59 2216

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
233,969 204,340 9 9 16 16 1231

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
195,506 207,130 16 41 55 55 2225

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 7 2 6,50 27 8,54 10,99 9,11

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 3,00 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,03 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 8 2 7,50 19 12,57 18,08 13,46

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 3 0 3,00 25 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 6 2 5,50 14 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 13 6 11,50 29 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 6 3 5,25 38 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 5 2 4,50 35 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 17 6 15,50 39 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 44 16 40,00 25 46,26 45,06 32,84

TYT Türkçe DaCA  B          C   ADeA               

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal     E                EB      AC     bdB 

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik  EBA b      B B  EDE  a c BCbA   A aB a 

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

TYT Fen DA   CB A ecCdc   E ABA D dC  cB E   CAA

Cevap Anahtarı A DADDCCBBAABDCBEDECECABADDBECEBABCEEBDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 2 20

Edebiyat 24 7 2 29
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 0 0

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 0 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 2 1 33

Tarih-1 10 1 0 10
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 0 0 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 6 2 15

Tarih-2 11 1 0 9
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 0 33
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 0 9
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Felsefe 12 3 0 25
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 17
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 1 1 50

TYT Matematik 40 13 6 33

Matematik-2 40 13 6 33
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 0 67
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 1 0 25
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 3 3 27
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 1 2 17

TYT Fen 40 17 6 43

Fizik 14 6 3 43
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 13 5 2 38
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 0 50
Gaz Karışımları 2 1 0 50

Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.220100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 13 6 1 46
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 1 0 100

Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TÜRKMEN 325 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,023 192,460 17 43 58 58 2385

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
132,518 209,390 19 48 65 65 2726

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
214,554 204,340 12 12 20 20 1428

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
176,815 207,130 17 45 61 61 2637

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 19 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,38 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 2,01 4,35 2,71

Felsefe 12 0 0 0,00 0 2,93 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,89 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 7 3 6,25 16 10,22 15,81 9,83

Matematik-2 40 16 4 15,00 38 15,59 10,00 11,43

Fizik 14 1 3 0,25 2 1,99 1,65 3,08

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,62 2,11 2,91

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 3,93 3,09 3,66

TYT Fen 40 9 6 7,50 19 8,54 6,85 9,66

Toplam: 160 32 13 28,75 18 46,26 45,06 32,84

TYT Sosyal            B     cE CE             EbCBb

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik      cD    DB B CE E  Cc eB DA C AC BeB 

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

TYT Fen a  D  c   e      e  A      C  caCEE DCA 

Cevap Anahtarı A DADDCCBBAABDCBEDECECABADDBECEBABCEEBDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 40 7 3 18

Tarih-2 11 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-2 11 4 1 36
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Felsefe 12 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 16 4 40

Matematik-2 40 16 4 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 0 67
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 4 2 36
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 3 1 50

TYT Fen 40 9 6 23

Fizik 14 1 3 7
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 13 1 1 8
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 0 50
Gaz Karışımları 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 7 2 54
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 1 0 100

Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 1 0 100
Kalbin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BZDGNN 333 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,945 192,460 11 28 38 38 1472

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
285,395 209,390 13 24 28 28 576

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
126,398 204,340 4 25 39 39 2630

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
243,988 207,130 5 16 23 23 1237

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 17 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 4 16,00 67 13,31 10,99 9,11

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 5,75 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,32 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 26 7 24,25 61 22,38 18,08 13,46

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 3,41 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 5,96 4,35 2,71

Felsefe 12 0 1 -0,25 -2 6,66 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,59 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 15 7 13,25 33 19,62 15,81 9,83

Matematik-2 40 6 4 5,00 13 3,87 10,00 11,43

Toplam: 160 47 18 42,50 27 45,54 45,06 32,84

TYT Türkçe cECAabB   AEBBEcACDEAADDADB  Ae  AddACDE

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal  Ae  aE CB B BDCAcEA Ea           EbbCBc

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik    c b    C   B             bc C A C  B 

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 7 65

Edebiyat 24 17 4 71
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 6 0 100

Tarih-1 10 5 1 50
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Coğrafya-1 6 4 2 67
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 15 7 38

Tarih-2 11 4 2 36
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 2 20
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 0 33
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Coğrafya-2 11 8 1 73
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 2 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Felsefe 12 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-2 40 6 4 15
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 0 33
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENGİN TÜRKMEN 356 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,650 192,460 4 13 20 20 1110

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
344,731 209,390 3 5 8 8 221

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
120,594 204,340 8 30 45 45 2780

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
238,632 207,130 6 17 25 25 1321

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 17 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 1 17,75 74 13,31 10,99 9,11

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,75 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,32 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 27 7 25,25 63 22,38 18,08 13,46

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 3,41 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 5,96 4,35 2,71

Felsefe 12 8 1 7,75 65 6,66 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,59 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 26 9 23,75 59 19,62 15,81 9,83

Matematik-2 40 4 4 3,00 8 3,87 10,00 11,43

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,35 1,65 3,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,20 2,11 2,91

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,10 3,09 3,66

TYT Fen 40 1 0 1,00 3 0,45 6,85 9,66

Toplam: 160 58 20 53,00 33 45,54 45,06 32,84

TYT Türkçe  BECcEACBB  BCE A EDDDAAebeCBAAeBEc AdAC

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal EBE dBaAeab cEEBDBabAAD cACE  BBEBDCEBAE

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

TYT Matematik b       cC    C   B              bc C   

Cevap Anahtarı B ADBCBBEBACECEDCDBBBBACBEDACCBDBECDAECEAC

TYT Fen   B                                     

Cevap Anahtarı B CCBBDADDCBAABDECECEDDBAEADBACEEBDCBACABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 7 68

Edebiyat 24 18 1 75
Edebi Akımlar 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 6 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Tarih-1 10 6 4 60
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 2 50
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 26 9 65

Tarih-2 11 5 5 45
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 0 67
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 2 3 40
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Coğrafya-2 11 7 3 64
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 1 50

Felsefe 12 8 1 67
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-2 40 4 4 10
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 1 0 50
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 0 33
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33

TYT Fen 40 1 0 3

Fizik 14 1 0 7
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 2 0 0 0

Gerçek Gazlar100 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Gaz Karışımları 2 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 0 0 0

Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE LİMON 369 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,823 192,460 16 40 52 52 2095

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
271,368 209,390 15 27 32 32 691

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
104,012 204,340 14 38 55 55 3438

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
202,713 207,130 15 37 48 48 2059

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 17 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 13,31 10,99 9,11

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,75 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 3,32 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 23 11 20,25 51 22,38 18,08 13,46

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 3,41 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 5,96 4,35 2,71

Felsefe 12 4 5 2,75 23 6,66 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 3,59 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 17 11 14,25 36 19,62 15,81 9,83

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 3,87 10,00 11,43

Toplam: 160 41 23 35,25 22 45,54 45,06 32,84

TYT Türkçe DECA  cCbEAEBB ccCDEdADDAbBdceCC AbBA c 

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal  Aa       DBDeDaAEEAeEaEebB AAda  cc CBA

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik                              c   A      

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 11 58

Edebiyat 24 16 5 67
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 1 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 5 1 83

Tarih-1 10 5 4 50
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Coğrafya-1 6 2 2 33
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 17 11 43

Tarih-2 11 2 1 18
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 1 20
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Coğrafya-2 11 8 3 73
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 1 50

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Felsefe 12 4 5 33
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 1 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-2 40 1 1 3
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA İLERİ 337 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,283 192,460 7 20 29 29 1262

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
325,220 209,390 6 11 14 14 319

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
123,764 204,340 6 27 41 41 2701

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
230,447 207,130 9 21 29 29 1470

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 17 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 7 14,25 59 13,31 10,99 9,11

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,75 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,32 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 25 12 22,00 55 22,38 18,08 13,46

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 3,41 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 5,96 4,35 2,71

Felsefe 12 9 3 8,25 69 6,66 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,59 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 26 12 23,00 58 19,62 15,81 9,83

Matematik-2 40 5 2 4,50 11 3,87 10,00 11,43

Toplam: 160 56 26 49,50 31 45,54 45,06 32,84

TYT Türkçe  BbaDEACBBEAcCbdAeEcDDAAbdCCBAA BEb AdAe

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal cBdC BcAe ACcEEBDeDeeADCAACEcCBaEaDCcBAE

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

TYT Matematik    a          C   B        CB B   c     

Cevap Anahtarı B ADBCBBEBACECEDCDBBBBACBEDACCBDBECDAECEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Edebiyat 24 16 7 67
Edebi Akımlar 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 1 0 1 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 4 2 67
ŞİİR 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Tarih-1 10 7 2 70
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 3 33
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 40 26 12 65

Tarih-2 11 5 4 45
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 3 2 60
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Coğrafya-2 11 7 4 64
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 2 0

Felsefe 12 9 3 75
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-2 40 5 2 13
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 0 33
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 2 0 33
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CAN CEVİZ 359 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,791 192,460 10 24 34 34 1358

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
335,024 209,390 4 8 11 11 269

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
111,377 204,340 12 35 52 52 3125

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
221,134 207,130 11 24 34 34 1666

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 17 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 7 11,25 47 13,31 10,99 9,11

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,75 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,32 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 26 10 23,50 59 22,38 18,08 13,46

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 3,41 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 5,96 4,35 2,71

Felsefe 12 9 2 8,50 71 6,66 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,59 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 26 10 23,50 59 19,62 15,81 9,83

Matematik-2 40 2 3 1,25 3 3,87 10,00 11,43

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,35 1,65 3,08

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,20 2,11 2,91

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,10 3,09 3,66

TYT Fen 40 1 0 1,00 3 0,45 6,85 9,66

Toplam: 160 55 23 49,25 31 45,54 45,06 32,84

TYT Türkçe aB  cEAC B cBCbdeaEDDDAADACCBAAcBEecABAC

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal Ea a B AeDAecEEBDBDeAADeAACE bBBEBcCEBeE

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

TYT Matematik             aD   Be               c     

Cevap Anahtarı B ADBCBBEBACECEDCDBBBBACBEDACCBDBECDAECEAC

TYT Fen                 E                       

Cevap Anahtarı B CCBBDADDCBAABDECECEDDBAEADBACEEBDCBACABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Edebiyat 24 13 7 54
Edebi Akımlar 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 5 1 83
ŞİİR 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Tarih-1 10 9 1 90
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 26 10 65

Tarih-2 11 5 3 45
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 1 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 2 2 40
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

Coğrafya-2 11 8 3 73
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 1 50

Felsefe 12 9 2 75
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-2 40 2 3 5
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 2 33
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0

TYT Fen 40 1 0 3

Fizik 14 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 1 0 8
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 2 0 0 0

Gerçek Gazlar100 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Gaz Karışımları 2 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 0 0 0

Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
DÖNE ÇAKIOĞLU 120 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,439 192,460 13 33 44 44 1762

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
294,447 209,390 12 21 24 24 525

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
109,279 204,340 13 37 54 54 3205

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
211,491 207,130 12 30 40 40 1859

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 17 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 11 6 9,50 40 13,31 10,99 9,11

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,75 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,32 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 23 8 21,00 53 22,38 18,08 13,46

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 3,41 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 5,96 4,35 2,71

Felsefe 12 9 3 8,25 69 6,66 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,59 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 21 12 18,00 45 19,62 15,81 9,83

Matematik-2 40 3 5 1,75 4 3,87 10,00 11,43

Toplam: 160 47 25 40,75 25 45,54 45,06 32,84

TYT Türkçe eECe EBa    aBaB C EAADeADBEbAbC AABACD 

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal  daAEd   BDBD ae cEb EaEcCBdAACBEDaEbCBA

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik  a bd                          bEACd    

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40
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80

TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 8 58

Edebiyat 24 11 6 46
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 0 0

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 0 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 4 1 67

Tarih-1 10 7 2 70
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Coğrafya-1 6 5 0 83
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 21 12 53

Tarih-2 11 4 3 36
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 3 20
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 0 33
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

Coğrafya-2 11 4 4 36
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Felsefe 12 9 3 75
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-2 40 3 5 8
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ERGÜVEN 305 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,985 192,460 2 11 18 18 1074

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
316,556 209,390 9 14 17 17 381

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
136,932 204,340 3 23 35 35 2385

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
254,225 207,130 2 11 17 17 1054

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 17 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 5 16,75 70 13,31 10,99 9,11

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 5,75 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,32 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61 22,38 18,08 13,46

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 3,41 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 5,96 4,35 2,71

Felsefe 12 7 3 6,25 52 6,66 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,59 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 22 11 19,25 48 19,62 15,81 9,83

Matematik-2 40 8 4 7,00 18 3,87 10,00 11,43

Toplam: 160 57 26 50,50 32 45,54 45,06 32,84

TYT Türkçe BBECcEeC BbABCbEAaEDDDAAcAeCa AbBdDEAdAC

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal EBE   dba ebcEEBDBDe AD cACE aBBEcbCEBAE

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

TYT Matematik           b ED Dc B       db      A C AC

Cevap Anahtarı B ADBCBBEBACECEDCDBBBBACBEDACCBDBECDAECEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Edebiyat 24 18 5 75
Edebi Akımlar 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 5 1 83
ŞİİR 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Tarih-1 10 4 5 40
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 1 0

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 22 11 55

Tarih-2 11 3 4 27
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 0 67
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 4 20
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-2 11 7 3 64
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 1 0

Felsefe 12 7 3 58
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-2 40 8 4 20
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 1 2 25
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 1 1 9
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 2 1 33
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ÖZBEK 152 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,435 192,460 6 15 22 22 1150

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
317,721 209,390 8 13 16 16 375

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
139,030 204,340 2 22 34 34 2354

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
237,024 207,130 8 19 27 27 1344

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 17 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 7 11,25 47 13,31 10,99 9,11

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,75 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,32 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 24 11 21,25 53 22,38 18,08 13,46

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 3,41 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 5,96 4,35 2,71

Felsefe 12 8 3 7,25 60 6,66 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 3,59 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 25 11 22,25 56 19,62 15,81 9,83

Matematik-2 40 8 6 6,50 16 3,87 10,00 11,43

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,35 1,65 3,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,20 2,11 2,91

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,10 3,09 3,66

TYT Fen 40 1 0 1,00 3 0,45 6,85 9,66

Toplam: 160 58 28 51,00 32 45,54 45,06 32,84

TYT Türkçe cECAa B adeE B BcCDbAADDAcBE ACCBeABACcc

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal  Ae EdEaCBDBDBDaAcEAeEaEeCBeAACBE  EbCBc

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik    c         Be  EDE  d      c bEAC B a 

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

TYT Fen             C                           

Cevap Anahtarı A DADDCCBBAABDCBEDECECABADDBECEBABCEEBDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Edebiyat 24 13 7 54
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 1 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 5 1 83

Tarih-1 10 7 2 70
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Coğrafya-1 6 4 2 67
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 40 25 11 63

Tarih-2 11 6 3 55
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 2 20
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

Coğrafya-2 11 8 3 73
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 1 50

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Felsefe 12 8 3 67
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 8 6 20

Matematik-2 40 8 6 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 1 67
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 1 2 9
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 3 1 50

TYT Fen 40 1 0 3

Fizik 14 1 0 7
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 13 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gaz Karışımları 2 0 0 0

Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.200 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 0 0 0

Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL TAŞDEMİR 389 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,508 192,460 1 9 16 16 925

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
353,953 209,390 1 2 5 5 177

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
122,447 204,340 7 29 44 44 2726

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
259,672 207,130 1 9 15 15 962

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 17 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 13,31 10,99 9,11

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,75 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,32 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71 22,38 18,08 13,46

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 3,41 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 5,96 4,35 2,71

Felsefe 12 6 2 5,50 46 6,66 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,59 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 24 5 22,75 57 19,62 15,81 9,83

Matematik-2 40 5 3 4,25 11 3,87 10,00 11,43

Toplam: 160 59 15 55,25 35 45,54 45,06 32,84

TYT Türkçe cBECDEAC BEAcCc AaEDeD AbACCBAADBEDEeBAC

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal EBEaC  AD  CcEEBD D AA  AACE bBaE DC BcE

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

TYT Matematik            aEc    B         B       d AC

Cevap Anahtarı B ADBCBBEBACECEDCDBBBBACBEDACCBDBECDAECEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 7 75

Edebiyat 24 16 5 67
Edebi Akımlar 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 1 0 1 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 3 2 50
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Tarih-1 10 9 1 90
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 24 5 60

Tarih-2 11 6 1 55
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 1 67
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 3 0 60
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-2 11 8 1 73
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 0 50

Felsefe 12 6 2 50
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-2 40 5 3 13
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 1 67
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 2 0 33
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
HATICE AKKUŞ 386 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,264 192,460 8 21 31 31 1308

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
353,917 209,390 2 3 6 6 178

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

EA
222,057 207,130 10 23 33 33 1642

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 17 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 6 16,50 69 13,31 10,99 9,11

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,75 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,32 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63 22,38 18,08 13,46

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 3,41 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 5,96 4,35 2,71

Felsefe 12 11 0 11,00 92 6,66 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,59 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 28 9 25,75 64 19,62 15,81 9,83

Toplam: 160 56 21 50,75 32 45,54 45,06 32,84

TYT Türkçe aBEbcEACBBcAdCEEAaEDDDAAbeCCaAADBEcEAadC

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal EeEC ecAcDdCcEEBD DbAAD AACEDCBBEBbCEBAc

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Edebiyat 24 18 6 75
Edebi Akımlar 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 1 0 1 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 6 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Tarih-1 10 7 3 70
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 3 50
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 2 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 28 9 70

Tarih-2 11 5 5 45
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 3 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 4 20
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Coğrafya-2 11 8 2 73
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 1 50

Felsefe 12 11 0 92
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR ZORBA 379 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,140 192,460 15 38 49 49 1959

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
271,368 209,390 15 27 32 32 691

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
111,913 204,340 11 34 51 51 3099

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
210,390 207,130 13 31 41 41 1895

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 17 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 6 11,50 48 13,31 10,99 9,11

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,75 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,32 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 23 11 20,25 51 22,38 18,08 13,46

Tarih-2 11 2 8 0,00 0 3,41 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 5,96 4,35 2,71

Felsefe 12 7 3 6,25 52 6,66 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,59 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 18 15 14,25 36 19,62 15,81 9,83

Matematik-2 40 3 3 2,25 6 3,87 10,00 11,43

Toplam: 160 44 29 36,75 23 45,54 45,06 32,84

TYT Türkçe  BbCDaAC Bdc CE A EccDAAbAeaBAAcB DbABAC

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal EeaaCe dcedCcEEBD  e bD dAbEbCBB BbC BAE

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

TYT Matematik     B   c    a  Be                  C   

Cevap Anahtarı B ADBCBBEBACECEDCDBBBBACBEDACCBDBECDAECEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 11 58

Edebiyat 24 13 6 54
Edebi Akımlar 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 4 2 67
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Tarih-1 10 5 4 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 18 15 45

Tarih-2 11 2 8 18
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 0 4 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 2 0

Coğrafya-2 11 5 3 45
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 1 0

Felsefe 12 7 3 58
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-2 40 3 3 8
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 1 0 25
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÇELİK 323 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,244 192,460 3 12 19 19 1097

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
306,133 209,390 11 17 20 20 446

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
147,466 204,340 1 20 31 31 2226

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
248,599 207,130 3 13 19 19 1152

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 17 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 7 12,25 51 13,31 10,99 9,11

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,75 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,32 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 24 12 21,00 53 22,38 18,08 13,46

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 3,41 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 5,96 4,35 2,71

Felsefe 12 7 3 6,25 52 6,66 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,59 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 23 11 20,25 51 19,62 15,81 9,83

Matematik-2 40 11 8 9,00 23 3,87 10,00 11,43

Toplam: 160 58 31 50,25 31 45,54 45,06 32,84

TYT Türkçe aB acEACBB A CEEAbdDDedAcACC AADBdcEbdAC

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal EBEd B AaDb cEEc eDaAAD cdbE CBBEBDCEBcE

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

TYT Matematik b       c  a  CDB Be   E  dCB B abc C AC

Cevap Anahtarı B ADBCBBEBACECEDCDBBBBACBEDACCBDBECDAECEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 12 60

Edebiyat 24 14 7 58
Edebi Akımlar 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 4 2 67
ŞİİR 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 1 0

Tarih-1 10 7 2 70
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 3 50
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 23 11 58

Tarih-2 11 6 3 55
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 1 67
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 2 2 40
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

Coğrafya-2 11 5 4 45
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 3 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 1 50

Felsefe 12 7 3 58
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 11 8 28

Matematik-2 40 11 8 28
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 2 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 0 33
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 1 5 9
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 4 0 67
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖK 400 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,923 192,460 17 45 61 61 2504

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
238,679 209,390 17 32 38 38 1013

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
102,695 204,340 15 39 56 56 3506

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
188,011 207,130 17 44 60 60 2407

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 17 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 11 5 9,75 41 13,31 10,99 9,11

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,75 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,32 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 20 10 17,50 44 22,38 18,08 13,46

Tarih-2 11 2 7 0,25 2 3,41 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 5,96 4,35 2,71

Felsefe 12 3 2 2,50 21 6,66 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 3,59 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 14 14 10,50 26 19,62 15,81 9,83

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 3,87 10,00 11,43

Toplam: 160 35 26 28,50 18 45,54 45,06 32,84

TYT Türkçe cECA  B   A  dd ACDEAeDeAcB bAeaBAABAeD 

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal  dedEea CeeBDB eec ACE Eb B  Ab    cbCBA

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik    b     c                     C        

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 10 50

Edebiyat 24 11 5 46
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 0 0

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 4 2 67

Tarih-1 10 5 4 50
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

Coğrafya-1 6 4 1 67
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 14 14 35

Tarih-2 11 2 7 18
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 0 4 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 1 33
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 2 0

Coğrafya-2 11 6 3 55
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 2 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Felsefe 12 3 2 25
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 1 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-2 40 1 2 3
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇAM 319 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,242 192,460 5 14 21 21 1119

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
332,039 209,390 5 9 12 12 278

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
125,215 204,340 5 26 40 40 2660

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
245,208 207,130 4 15 21 21 1217

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 17 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 6 14,50 60 13,31 10,99 9,11

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,75 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,32 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61 22,38 18,08 13,46

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 3,41 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 5,96 4,35 2,71

Felsefe 12 10 2 9,50 79 6,66 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,59 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 25 12 22,00 55 19,62 15,81 9,83

Matematik-2 40 5 0 5,00 13 3,87 10,00 11,43

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,35 1,65 3,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,20 2,11 2,91

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,10 3,09 3,66

TYT Fen 40 0 1 -0,25 -1 0,45 6,85 9,66

Toplam: 160 57 23 51,25 32 45,54 45,06 32,84

TYT Türkçe DEbA EBaeEeEaB eACDEAADDAcBEbACCdAABdCD 

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal  AaAEdEaCBaBDcabecEb EBEeCBdAACBEDEE CBA

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik               B                C AC B   

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

TYT Fen         e                               

Cevap Anahtarı A DADDCCBBAABDCBEDECECABADDBECEBABCEEBDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Edebiyat 24 16 6 67
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 0 1 0

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 6 0 100

Tarih-1 10 7 3 70
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Coğrafya-1 6 4 1 67
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 25 12 63

Tarih-2 11 6 4 55
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 2 2 40
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Coğrafya-2 11 4 6 36
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 2 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Felsefe 12 10 2 83
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 5 0 13

Matematik-2 40 5 0 13
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 0 33
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 2 0 33

TYT Fen 40 0 1 0

Fizik 14 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 1 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gaz Karışımları 2 0 0 0

Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.200 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 0 0 0

Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
S* DE BAYANA 335 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,234 192,460 9 22 32 32 1311

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
320,354 209,390 7 12 15 15 355

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
118,497 204,340 10 32 47 47 2866

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
237,531 207,130 7 18 26 26 1342

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 17 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 7 13,25 55 13,31 10,99 9,11

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,75 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,32 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61 22,38 18,08 13,46

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 3,41 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 5,96 4,35 2,71

Felsefe 12 9 2 8,50 71 6,66 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 3,59 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 23 13 19,75 49 19,62 15,81 9,83

Matematik-2 40 4 2 3,50 9 3,87 10,00 11,43

Toplam: 160 54 25 47,75 30 45,54 45,06 32,84

TYT Türkçe Be aDEACcBEcBCE eDEbDDAebAdCB ADBEDEAdAC

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal bBEa e Aac ecEEBDBDCAAD AAaEcCBBEBbCaBcc

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

TYT Matematik              D   B          B a   c C   

Cevap Anahtarı B ADBCBBEBACECEDCDBBBBACBEDACCBDBECDAECEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Edebiyat 24 15 7 63
Edebi Akımlar 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 4 2 67
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Tarih-1 10 7 2 70
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 23 13 58

Tarih-2 11 3 5 27
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 2 1 40
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 2 0

Coğrafya-2 11 9 2 82
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 2 0 100

Felsefe 12 9 2 75
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-2 40 4 2 10
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 0 33
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE GÜNTÜRK 368 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,014 192,460 12 32 43 43 1748

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
285,032 209,390 14 25 29 29 583

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
119,814 204,340 9 31 46 46 2801

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
209,526 207,130 14 34 44 44 1920

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 17 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 8 10,00 42 13,31 10,99 9,11

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,75 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,32 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 22 14 18,50 46 22,38 18,08 13,46

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 3,41 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 5,96 4,35 2,71

Felsefe 12 5 0 5,00 42 6,66 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,59 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 20 6 18,50 46 19,62 15,81 9,83

Matematik-2 40 4 1 3,75 9 3,87 10,00 11,43

Toplam: 160 46 21 40,75 25 45,54 45,06 32,84

TYT Türkçe cECAB BaeadE B  cCeEAADebDaEaAeCBAcBACDb

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal  Ae EBEC B BDe d cEA EBE CB   C   aEbCBA

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik               B   c              AC B   

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 14 55

Edebiyat 24 12 8 50
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 1 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 4 2 67

Tarih-1 10 6 4 60
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 40 20 6 50

Tarih-2 11 6 1 55
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 2 1 40
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 3 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Coğrafya-2 11 5 3 45
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Felsefe 12 5 0 42
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 4 1 10

Matematik-2 40 4 1 10
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 1 33
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN KISA 351 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,421 192,460 14 36 47 47 1868

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
309,409 209,390 10 16 19 19 433

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

EA
193,993 207,130 16 42 57 57 2269

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 17 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 7 12,25 51 13,31 10,99 9,11

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,75 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,32 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 22 11 19,25 48 22,38 18,08 13,46

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 3,41 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 5,96 4,35 2,71

Felsefe 12 10 0 10,00 83 6,66 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,59 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 25 10 22,50 56 19,62 15,81 9,83

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,35 1,65 3,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,20 2,11 2,91

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 -0,10 3,09 3,66

TYT Fen 40 0 2 -0,50 -1 0,45 6,85 9,66

Toplam: 160 47 23 41,25 26 45,54 45,06 32,84

TYT Türkçe DECA bBaed E BEcedDEAADDAD Ee CCB AdAec 

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal cA AEaEb ebBDeDe cEACEBE CB AACBEDaEbCBA

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Fen                              e       b  

Cevap Anahtarı A DADDCCBBAABDCBEDECECABADDBECEBABCEEBDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 11 55

Edebiyat 24 14 7 58
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 1 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 0 1 0
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 6 0 100

Tarih-1 10 6 1 60
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Coğrafya-1 6 2 3 33
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 25 10 63

Tarih-2 11 4 5 36
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 2 2 40
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 2 0

Coğrafya-2 11 7 3 64
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Felsefe 12 10 0 83
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Fen 40 0 2 0

Fizik 14 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gaz Karışımları 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0
Çizgili kaslarının yapısını açıklar ve şema üzerinde kısımlarını gösterir. Çizgili kasların çalışma
mekanizmasını açıklar.

1 0 0 0

Besinlerin kimyasal sindirimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Kemik dokunun yapısını, görevlerini ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Orta beynin görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Sindirim ürünlerinin emilimini ve kana karışma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısında bulunan epitel ve temel bağ dokuyu açıklar. 1 0 0 0
Kalbin yapısını açıklar. 1 0 1 0

Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar.100 0
Hipofiz bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ASLAN 407 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,244 192,460 12 47 67 67 3059

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
205,856 209,390 11 37 46 46 1515

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

EA
157,388 207,130 12 48 67 67 3119

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 12 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 15 5,25 22 11,40 10,99 9,11

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,67 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,19 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 17 21 11,75 29 20,25 18,08 13,46

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 5,06 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 5,77 4,35 2,71

Felsefe 12 0 0 0,00 0 5,71 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,71 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 13 14 9,50 24 19,25 15,81 9,83

Toplam: 160 30 35 21,25 13 42,48 45,06 32,84

TYT Türkçe ccaeaEeebcAEBdcBAdebcADDdbBcDAbC AABAe d

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal cAedbBEaCB BeaDdAEccbE            aEcCBc

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 21 43

Edebiyat 24 9 15 38
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 0 2 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 0 1 0

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 0 1 0
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 3 3 50

Tarih-1 10 5 4 50
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Coğrafya-1 6 3 2 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 40 13 14 33

Tarih-2 11 5 5 45
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 2 3 40
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 2 33
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Coğrafya-2 11 5 6 45
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 1 50

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Felsefe 12 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ŞAHİN 516 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,290 192,460 10 37 48 48 1925

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
297,336 209,390 8 20 23 23 504

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

EA
198,874 207,130 10 39 53 53 2138

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 12 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 8 13,00 54 11,40 10,99 9,11

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,67 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,19 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 24 15 20,25 51 20,25 18,08 13,46

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 5,06 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 5,77 4,35 2,71

Felsefe 12 7 4 6,00 50 5,71 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 2,71 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 23 15 19,25 48 19,25 15,81 9,83

Toplam: 160 47 30 39,50 25 42,48 45,06 32,84

TYT Türkçe DECAcEBbD eEcBcBACDbAbDedcBEcdCCBAAdAdcE

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal cceAEBEd eDBDBbdAEEACEBd CBddACBEabcbCBc

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 15 60

Edebiyat 24 15 8 63
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 3 3 50

Tarih-1 10 6 4 60
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

Coğrafya-1 6 3 3 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 23 15 58

Tarih-2 11 5 5 45
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 2 3 40
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Coğrafya-2 11 9 2 82
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 3 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 1 50

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Felsefe 12 7 4 58
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
İLYAS  YAVUZ 405 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,779 192,460 6 29 39 39 1498

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
302,626 209,390 7 19 22 22 471

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
123,764 204,340 4 27 41 41 2701

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
220,686 207,130 3 25 35 35 1671

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 12 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 11 10,25 43 11,40 10,99 9,11

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,67 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,19 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 24 16 20,00 50 20,25 18,08 13,46

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 5,06 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 5,77 4,35 2,71

Felsefe 12 6 5 4,75 40 5,71 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,71 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 24 14 20,50 51 19,25 15,81 9,83

Matematik-2 40 5 2 4,50 11 7,15 10,00 11,43

Toplam: 160 53 32 45,00 28 42,48 45,06 32,84

TYT Türkçe DEdABEaaeceEBBEcddaEAAeDAbBEceCCBeABACcE

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal ebDAEBEeCeDBbBcaAcEACEBEabBCcAbB bE DCBc

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik                  Ec c          C AC B   

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 16 60

Edebiyat 24 13 11 54
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 0 1 0

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 1 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 0 1 0
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 4 2 67

Tarih-1 10 6 4 60
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Coğrafya-1 6 5 1 83
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 24 14 60

Tarih-2 11 7 4 64
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 3 2 60
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Coğrafya-2 11 7 4 64
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 1 50

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Felsefe 12 6 5 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 1 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-2 40 5 2 13
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 1 33
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSR 501 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,813 192,460 11 46 64 64 2897

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
195,250 209,390 12 40 51 51 1676

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

EA
192,773 207,130 11 43 58 58 2290

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 12 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 11 3 10,25 43 11,40 10,99 9,11

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 5,67 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,19 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 20 4 19,00 48 20,25 18,08 13,46

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 5,06 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 5,77 4,35 2,71

Felsefe 12 0 0 0,00 0 5,71 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,71 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 1 1 0,75 2 19,25 15,81 9,83

Toplam: 160 21 5 19,75 12 42,48 45,06 32,84

TYT Türkçe  B  D A  BEA Cb A  aDDeA ACC A  B  EABdC

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal                  e   A                  

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 4 50

Edebiyat 24 11 3 46
Edebi Akımlar 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 0 50
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 0 0 0

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 3 3 50
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 0 0

Tarih-1 10 5 0 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 1 67
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 1 1 3

Tarih-2 11 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 1 9
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 0 0

Felsefe 12 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ŞANLI 320 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,012 192,460 7 30 41 41 1602

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
330,802 209,390 5 10 13 13 286

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

EA
202,534 207,130 9 38 49 49 2062

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 12 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 8 10,00 42 11,40 10,99 9,11

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,67 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,19 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 24 12 21,00 53 20,25 18,08 13,46

Tarih-2 11 8 0 8,00 73 5,06 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 5,77 4,35 2,71

Felsefe 12 10 1 9,75 81 5,71 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,71 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 27 8 25,00 63 19,25 15,81 9,83

Toplam: 160 51 20 46,00 29 42,48 45,06 32,84

TYT Türkçe cBcacEAC B Ae cEA EDaeAAbACCBcADBEDEAddC

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal  BECCB A DA cEEBDeaaAbD AACEaCBBEBbCaBAE

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 12 60

Edebiyat 24 12 8 50
Edebi Akımlar 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 1 0 1 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 0 0 0
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 3 3 50
ŞİİR 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Tarih-1 10 8 2 80
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 2 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 27 8 68

Tarih-2 11 8 0 73
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 0 67
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 3 0 60
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

Coğrafya-2 11 5 5 45
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 1 50

Felsefe 12 10 1 83
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED HACI 402 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,895 192,460 1 7 13 13 850

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
286,657 209,390 9 23 27 27 568

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
176,436 204,340 1 16 25 25 1829

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
276,750 207,130 1 6 12 12 697

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 12 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 7 12,25 51 11,40 10,99 9,11

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,67 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,19 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 24 12 21,00 53 20,25 18,08 13,46

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 5,06 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 5,77 4,35 2,71

Felsefe 12 5 2 4,50 38 5,71 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,71 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 19 10 16,50 41 19,25 15,81 9,83

Matematik-2 40 15 2 14,50 36 7,15 10,00 11,43

Toplam: 160 58 24 52,00 33 42,48 45,06 32,84

TYT Türkçe BeE aEeC BdA CEcAaEDDDbADACCBAAbeED Addd

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal E Ea e AcD aEEEBDBaa AD  Ab e BB BbC BAc

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

TYT Matematik c         E ED D BB     cAC BDB   A CEA 

Cevap Anahtarı B ADBCBBEBACECEDCDBBBBACBEDACCBDBECDAECEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 12 60

Edebiyat 24 14 7 58
Edebi Akımlar 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 5 1 83
ŞİİR 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Tarih-1 10 8 2 80
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 3 33
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 2 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 40 19 10 48

Tarih-2 11 4 3 36
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 1 67
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 1 20
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Coğrafya-2 11 7 3 64
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 3 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 1 0

Felsefe 12 5 2 42
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 15 2 38

Matematik-2 40 15 2 38
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 2 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 3 1 27
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 4 0 67
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME SİVRİKAYA 316 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,236 192,460 4 23 33 33 1323

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
343,591 209,390 3 6 9 9 231

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
110,596 204,340 5 36 53 53 3144

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
215,211 207,130 6 29 39 39 1784

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 12 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 5 12,75 53 11,40 10,99 9,11

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,67 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,19 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 24 10 21,50 54 20,25 18,08 13,46

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 5,06 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 5,77 4,35 2,71

Felsefe 12 10 2 9,50 79 5,71 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,71 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 29 8 27,00 68 19,25 15,81 9,83

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 7,15 10,00 11,43

Toplam: 160 55 18 50,50 32 42,48 45,06 32,84

TYT Türkçe  B  DEAd Ba BCbEAeaDDDAA eCCBAADBbDdABdd

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal EdECCB A DdC EEBeBaeAADdbACEDCBBEBbCEBAE

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

TYT Matematik                  BB                     

Cevap Anahtarı B ADBCBBEBACECEDCDBBBBACBEDACCBDBECDAECEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 10 60

Edebiyat 24 14 5 58
Edebi Akımlar 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 0 1 0

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 5 1 83
ŞİİR 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 1 0

Tarih-1 10 7 2 70
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 3 50
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 40 29 8 73

Tarih-2 11 7 2 64
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 3 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 2 20
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

Coğrafya-2 11 7 3 64
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 0 67
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 1 50

Felsefe 12 10 2 83
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 0 33
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET ORÇAN 345 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,852 192,460 8 31 42 42 1708

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
316,228 209,390 6 15 18 18 385

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

EA
206,195 207,130 8 35 46 46 1991

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 12 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 3 13,25 55 11,40 10,99 9,11

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 5,67 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,19 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 23 5 21,75 54 20,25 18,08 13,46

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 5,06 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 5,77 4,35 2,71

Felsefe 12 7 0 7,00 58 5,71 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,71 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 24 10 21,50 54 19,25 15,81 9,83

Toplam: 160 47 15 43,25 27 42,48 45,06 32,84

TYT Türkçe DECA EB D AE Bc  CccAAD ADB  A CB  dAeDE

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal  AcdEBEaeBDBDBDeecEACEBE CB    BEDccbCBA

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 5 58

Edebiyat 24 14 3 58
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 0 0 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 3 2 50

Tarih-1 10 6 0 60
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Coğrafya-1 6 3 2 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 0 0 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 24 10 60

Tarih-2 11 6 4 55
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 2 2 40
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

Coğrafya-2 11 8 3 73
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 0 2 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Felsefe 12 7 0 58
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA YILDIRIM 365 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,358 192,460 9 34 45 45 1789

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
241,045 209,390 10 31 37 37 982

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
147,466 204,340 2 20 31 31 2226

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
218,095 207,130 4 26 36 36 1713

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 12 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 11,40 10,99 9,11

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 5,67 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 3,19 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 16 5 14,75 37 20,25 18,08 13,46

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 5,06 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 5,77 4,35 2,71

Felsefe 12 3 7 1,25 10 5,71 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,71 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 18 18 13,50 34 19,25 15,81 9,83

Matematik-2 40 12 12 9,00 23 7,15 10,00 11,43

Toplam: 160 46 35 37,25 23 42,48 45,06 32,84

TYT Türkçe aECeBEB aE E BEcACDbAADD                

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal cAeAEBECbeeBaeaaAcEA EaEebe cAdBb  EbCBA

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik  d c       DBaB  Eccbbd b  C A aEACdBDBd

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 5 40

Edebiyat 24 16 5 67
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 5 1 83

Tarih-1 10 0 0 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 0 0 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 40 18 18 45

Tarih-2 11 6 5 55
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 3 2 60
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 3 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 2 0

Coğrafya-2 11 5 5 45
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 1 50

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 0 0

Felsefe 12 3 7 25
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 2 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 0 1 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 12 12 30

Matematik-2 40 12 12 30
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 2 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 1 67
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 2 5 18
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 2 33
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KOZAN 375 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,662 192,460 5 26 36 36 1431

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
347,098 209,390 2 4 7 7 209

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

EA
209,855 207,130 7 32 42 42 1913

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 12 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 8 10,00 42 11,40 10,99 9,11

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,67 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,19 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 25 10 22,50 56 20,25 18,08 13,46

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 5,06 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 5,77 4,35 2,71

Felsefe 12 9 2 8,50 71 5,71 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,71 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 28 5 26,75 67 19,25 15,81 9,83

Toplam: 160 53 15 49,25 31 42,48 45,06 32,84

TYT Türkçe DECee BC EcEcBc ACeEeA ebDB DACCBAABACcE

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal  Aa EBE CB BDBDeAEEcCEaE CBCAACeED EDCB 

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Edebiyat 24 12 8 50
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 2 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 2 3 33

Tarih-1 10 8 1 80
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 28 5 70

Tarih-2 11 6 1 55
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 2 1 40
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 0 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 0 50

Coğrafya-2 11 9 2 82
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 3 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 1 50

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Felsefe 12 9 2 75
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF DES 02 (KB00-11.01DES22)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY ORÇAN 299 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,768 192,460 3 19 28 28 1246

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
364,693 209,390 1 1 4 4 133

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

EA
217,176 207,130 5 28 38 38 1738

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 12 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 6 10,50 44 11,40 10,99 9,11

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,67 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,19 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 26 8 24,00 60 20,25 18,08 13,46

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 5,06 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 5,77 4,35 2,71

Felsefe 12 10 2 9,50 79 5,71 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,71 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 31 9 28,75 72 19,25 15,81 9,83

Toplam: 160 57 17 52,75 33 42,48 45,06 32,84

TYT Türkçe BB  cEAC BcAeCb   dDDeAAbAeCBAADBEDEABAC

Cevap Anahtarı B BBECDEACBBEABCEEADEDDDAADACCBAADBEDEABAC

TYT Sosyal EBECCBBAaDAbcEEBDBDeAADCcACEaCBBEBbCcBcE

Cevap Anahtarı B EBECCBBADDACEEEBDBDCAADCAACEDCBBEBDCEBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 8 65

Edebiyat 24 12 6 50
Edebi Akımlar 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 1 0 1 0
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 4 2 67
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 0 1 0

Tarih-1 10 8 2 80
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 31 9 78

Tarih-2 11 10 1 91
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 3 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 4 1 80
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 2 0 100

Coğrafya-2 11 8 3 73
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0 1 0

Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 1 50

Felsefe 12 10 2 83
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
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Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİR 313 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,286 192,460 2 10 17 17 1002

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

SÖZ
336,844 209,390 4 7 10 10 254

Puanı Hesaplanan: 48 68 68 3294

SAY
130,348 204,340 3 24 38 38 2527

Puanı Hesaplanan: 39 58 58 3636

EA
253,928 207,130 2 12 18 18 1058

Puanı Hesaplanan: 48 71 71 4259

Katılımlar: 12 48 72 72 4468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 2 14,50 60 11,40 10,99 9,11

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,67 4,68 2,91

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,19 2,41 1,44

TYT Türkçe 40 27 6 25,50 64 20,25 18,08 13,46

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 5,06 3,42 2,06

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 5,77 4,35 2,71

Felsefe 12 8 1 7,75 65 5,71 4,95 2,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,71 3,09 2,26

TYT Sosyal 40 24 8 22,00 55 19,25 15,81 9,83

Matematik-2 40 8 9 5,75 14 7,15 10,00 11,43

Toplam: 160 59 23 53,25 33 42,48 45,06 32,84

TYT Türkçe DaCA  B b AE B  ACDEAADDADBdbACCBeAdACDE

Cevap Anahtarı A DECABEBCDEAEBBEBACDEAADDADBEDACCBAABACDE

TYT Sosyal  c eEBE CBeBDB aAcEACEBE CB cACBE  EbCBc

Cevap Anahtarı A BADAEBECCBDBDBDCAEEACEBEDCBCAACBEDEEDCBA

TYT Matematik      c   B ac BEeEcd e    e    CdAC B   

Cevap Anahtarı A BEBACADBCBCDBBBECEDEDACBACBCDAECEACCBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 6 68

Edebiyat 24 15 2 63
Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam ilişkilerini kavrar. 2 1 1 50
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren
yazarları bilir.

1 1 0 100

Cümlede anlam ilişkilerini kavrar ve cümleyi yorumlar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif
Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

1 1 0 100

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Ögeyi tanımlar ve cümlenin temel ögelerini açıklar, işlevini belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 1 1 0 100
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bilir. 1 1 0 100
Paragrafın yapısı ve yorumuyla ilgili değerlendirmeleri yapabilir. 6 6 0 100

Tarih-1 10 7 3 70
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

1 1 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana
gelen değişimleri analiz eder.

1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Coğrafya-1 6 5 1 83
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 40 24 8 60

Tarih-2 11 5 3 45
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)  5 1 2 20
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 0 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine
etkilerini analiz eder.

1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve
haritalar üzerinde gösterir.

2 1 1 50

Coğrafya-2 11 8 2 73
Türkiye   deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

2 1 1 50

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 1 0 100

Felsefe 12 8 1 67
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100

TYT Matematik 40 8 9 20

Matematik-2 40 8 9 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar. (FL) 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer. (FL) 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 1 3 25
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 1 67
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 11 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 6 2 1 33
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