
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM O.O LİSE 7.Sınıf TG-3 19459 108 22 22

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.37 7.71 7.80 5.54 3.63 4.32 5.69 3.41 4.56 5.48 2.67 4.59 6.68 7.59 4.15 6.66 9.46 3.51 40.41 34.48 28.92 211.517

İl Ortalaması 11.86 7.33 9.42 5.78 3.67 4.56 6.72 2.81 5.79 5.79 2.58 4.93 7.83 6.50 5.67 6.95 8.54 4.11 44.94 31.43 34.46 236.351
Okul Ortalaması 13.27 5.77 11.35 6.59 2.91 5.62 7.00 2.41 6.20 8.18 1.09 7.82 9.68 4.86 8.06 9.14 8.05 6.46 53.86 25.09 45.50 282.358

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 507 - EMİNE HOPUR 7 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 18 2 17.33 17 3 16.00 78.00 12.00 73.99 416.993 607 6 1 1
2 511 - İKRA MİRAÇ NAR 7 / A 13 7 10.67 9 0 9.00 7 1 6.67 6 0 6.00 18 2 17.33 15 4 13.67 68.00 14.00 63.34 379.037 1229 11 2 2
3 525 - ZEHRA KAYA 7 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 15 4 13.67 12 5 10.33 71.00 15.00 66.01 369.659 1425 15 3 3
4 520 - ZEYNEP DUT 7 / A 18 2 17.33 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 12 4 10.67 12 6 10.00 68.00 16.00 62.67 361.733 1624 16 4 4
5 531 - FATIMA SÜT 7 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 14 4 12.67 11 8 8.33 68.00 19.00 61.67 349.896 1900 18 5 5
6 526 - AHSEN GÜNEŞ 7 / A 17 3 16.00 3 7 0.67 10 0 10.00 9 1 8.67 14 6 12.00 12 8 9.33 65.00 25.00 56.67 349.867 1919 19 6 6
7 517 - LEYLA AÇIKGÖZ 7 / A 16 4 14.67 7 2 6.33 8 2 7.33 8 1 7.67 11 3 10.00 13 4 11.67 63.00 16.00 57.67 346.948 1986 21 7 7
8 503 - CEMİLE NİSA HOPUR 7 / A 13 4 11.67 8 2 7.33 7 2 6.33 6 2 5.33 12 3 11.00 15 4 13.67 61.00 17.00 55.33 343.481 2107 22 8 8
9 52 - HÜMEYRA ALAŞ 7 / A 15 4 13.67 6 3 5.00 6 3 5.00 10 0 10.00 16 3 15.00 8 5 6.33 61.00 18.00 55.00 337.037 2296 23 9 9

10 533 - ELİF BOZDOĞAN 7 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 15 4 13.67 9 11 5.33 63.00 26.00 54.33 324.178 2701 27 10 10
11 0 - HACER ZOR 7 / A 17 2 16.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 11 5 9.33 8 10 4.67 62.00 21.00 54.99 316.267 2983 30 11 11
12 505 - EMİNE GÜL 7 / A 10 8 7.33 8 2 7.33 5 3 4.00 7 0 7.00 5 3 4.00 12 5 10.33 47.00 21.00 39.99 255.511 5607 44 12 12
13 513 - İREM KARA 7 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 9 10 5.67 7 10 3.67 50.00 36.00 38.00 251.141 5836 46 13 13
14 502 - ELİF SUDE GÜL 7 / A 16 4 14.67 7 3 6.00 7 2 6.33 8 2 7.33 3 0 3.00 4 7 1.67 45.00 18.00 39.00 243.733 6286 49 14 14
15 504 - ŞERİFE ASEL TANSEL 7 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 4 4 2.67 5 10 1.67 49.00 24.00 41.00 239.274 6565 50 15 15
16 521 - NİLÜFER TAŞ 7 / A 11 8 8.33 4 5 2.33 7 3 6.00 9 0 9.00 10 6 8.00 5 10 1.67 46.00 32.00 35.33 232.341 7022 51 16 16
17 39 - HATİCE OKUMUŞ 7 / A 10 10 6.67 4 5 2.33 6 2 5.33 8 1 7.67 6 5 4.33 9 9 6.00 43.00 32.00 32.33 223.452 7607 52 17 17
18 519 - NAZLI YÜKSEK 7 / A 13 5 11.33 6 4 4.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 9 2.00 6 13 1.67 42.00 39.00 29.00 209.630 8599 61 18 18
19 529 - AYŞENUR SENA FISTIK 7 / A 7 9 4.00 6 2 5.33 6 2 5.33 5 4 3.67 6 9 3.00 7 10 3.67 37.00 36.00 25.00 184.459 10528 68 19 19
20 515 - KÜBRA NUR ÇOMAK 7 / A 11 8 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 5 1.33 5 14 0.33 39.00 37.00 26.66 183.896 10611 69 20 20
21 523 - ZEHRA KADER YAKAR 7 / A 9 8 6.33 4 4 2.67 7 3 6.00 6 1 5.67 2 7 -0.33 6 9 3.00 34.00 32.00 23.34 174.578 11352 73 21 21
22 522 - TESNİM ŞEHADİ 7 / A 5 12 1.00 1 7 -1.33 3 5 1.33 9 1 8.67 4 9 1.00 3 12 -1.00 25.00 46.00 9.67 118.770 16316 94 22 22


