
OKUL NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU7.SINIF 1.DENEME İOKBS 16 16 16 20

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 4 11,98 7 6 5,00 7 5 5,53 12 4 10,88 40 19 33,39 257,500

Okul Ortalaması 15 4 13,58 8 7 5,52 8 6 6,08 14 4 12,56 45 21 37,74 289,370

KATILIMLAR

1 525 ZEHRA KAYA A 17 3 16,00 17 2 16,33 15 4 13,67 16 4 14,67 65 13 60,67 404,071 1 1 1 1 1
% 5,00

2 0 EMİNE HOPUR A 19 1 18,67 13 6 11,00 14 5 12,33 19 1 18,67 65 13 60,67 403,757 2 2 2 2 2
% 10

3 520 ZEYNEP DUT A 18 2 17,33 15 4 13,67 11 4 9,67 18 2 17,33 62 12 58,00 391,821 3 3 3 3 3
% 15

4 509 HACER ZOR A 19 1 18,67 9 7 6,67 12 5 10,33 18 1 17,67 58 14 53,34 366,663 4 4 4 4 5
% 25

5 0 LEYLA NAZ AÇIKGÖZA 16 3 15,00 12 1 11,67 10 4 8,67 18 2 17,33 56 10 52,67 365,038 5 5 5 5 6
% 30

6 0 AHSEN GÜNEŞ A 13 6 11,00 7 6 5,00 10 4 8,67 17 3 16,00 47 19 40,67 303,330 6 6 6 6 7
% 35

7 0 HÜMEYRA ALAŞ A 17 2 16,33 8 7 5,67 5 7 2,67 15 3 14,00 45 19 38,67 295,347 7 7 7 7 8
% 40

8 0 ŞERİFE ASEL TANSELA 17 3 16,00 2 10 -1,33 8 6 6,00 15 2 14,33 42 21 35,00 274,258 8 8 8 8 9
% 45

9 521 NİLÜFER TAŞ A 14 6 12,00 6 9 3,00 8 4 6,67 14 5 12,33 42 24 34,00 269,803 9 9 9 9 10
% 50

10 0 EMİNE GÜL A 14 6 12,00 1 5 -0,67 8 4 6,67 17 3 16,00 40 18 34,00 269,374 10 10 10 10 11
% 55

11 0 KÜBRA OKUMUŞ A 14 5 12,33 10 4 8,67 3 9 0,00 11 4 9,67 38 22 30,67 256,474 11 11 11 11 12
% 60

12 513 İREM KARA A 14 6 12,00 9 10 5,67 7 6 5,00 11 9 8,00 41 31 30,67 253,837 12 12 12 12 13
% 65

13 503 CEMİLE NİSA HOPURA 12 7 9,67 5 8 2,33 8 5 6,33 11 8 8,33 36 28 26,66 232,633 13 13 13 13 14
% 70

14 0 ELİF SUDE GÜL A 16 4 14,67 4 11 0,33 3 8 0,33 13 7 10,67 36 30 26,00 231,199 14 14 14 14 15
% 75

15 0 AYŞENUR SEN  FISTIKA 9 8 6,33 2 9 -1,00 3 9 0,00 8 3 7,00 22 29 12,33 162,246 15 15 15 15 16
% 80

16 0 ZEHRA KADER YAKARA 12 8 9,33 3 5 1,33 3 8 0,33 1 6 -1,00 19 27 9,99 150,078 16 16 16 16 17
% 85
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