
OKUL NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU6.SINIF 1.DENEME İOKBS 60 60 60 60

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,00 8 6 5,76 7 7 4,48 10 6 7,70 33 28 23,94 220,390

Okul Ortalaması 9 9 6,00 8 6 5,76 7 7 4,48 10 6 7,70 33 28 23,94 220,390

KATILIMLAR

1 0 ZEKİYE İFFET AKBABAA 17 2 16,33 17 3 16,00 12 5 10,33 16 3 15,00 62 13 57,66 390,195 1 1 1 1 1
% 1,67

2 0 MAHİR ERSARAN C 17 2 16,33 10 7 7,67 14 5 12,33 17 3 16,00 58 17 52,33 361,005 1 2 2 2 2
% 3,33

3 0 MELEKSU GÜLSEVERA 12 4 10,67 15 0 15,00 9 5 7,33 16 2 15,33 52 11 48,33 344,381 2 3 3 3 3
% 5,00

4 0 SELVER DEMİR B 16 4 14,67 10 6 8,00 12 2 11,33 15 5 13,33 53 17 47,33 336,122 1 4 4 4 4
% 6,67

5 0 RAMAZAN GÜNEŞ C 14 6 12,00 11 5 9,33 9 8 6,33 17 3 16,00 51 22 43,66 320,154 2 5 5 5 5
% 8,33

6 0 HÜSEYİN VELİOĞLU C 10 7 7,67 10 0 10,00 10 1 9,67 17 3 16,00 47 11 43,34 317,479 3 6 6 6 6
% 10

7 0 ÖMER AKAR C 10 8 7,33 13 6 11,00 14 4 12,67 14 6 12,00 51 24 43,00 314,534 4 7 7 7 7
% 12

8 684 CEYHUN GÜNEŞ D 9 11 5,33 13 5 11,33 10 3 9,00 17 3 16,00 49 22 41,66 309,689 1 8 8 8 8
% 13

9 0 ATAKANMERT BAĞCIC 14 4 12,67 10 6 8,00 9 4 7,67 14 3 13,00 47 17 41,34 307,363 5 9 9 9 9
% 15

10 0 M EREN KOZ C 10 9 7,00 13 5 11,33 10 7 7,67 14 5 12,33 47 26 38,33 293,062 6 10 10 10 10
% 17

11 0 EMİNE NAZLI ARISOYA 14 6 12,00 5 3 4,00 8 8 5,33 17 3 16,00 44 20 37,33 287,593 3 11 11 11 11
% 18

12 0 ELA KARATAŞ B 12 6 10,00 10 6 8,00 9 5 7,33 13 7 10,67 44 24 36,00 280,542 2 12 12 12 12
% 20

13 685 MEHMET EMİN BAYKALD 8 7 5,67 8 5 6,33 10 3 9,00 16 3 15,00 42 18 36,00 280,075 2 13 13 13 13
% 22

14 0 ELİF NİSA KÖSE A 13 5 11,33 13 5 11,33 11 6 9,00 3 1 2,67 40 17 34,33 271,476 4 14 14 14 14
% 23

15 0 ERDEM KARACA C 11 9 8,00 8 7 5,67 10 4 8,67 14 6 12,00 43 26 34,34 271,354 7 15 15 15 15
% 25

16 0 HALİL AKBABA C 10 9 7,00 11 4 9,67 8 9 5,00 14 6 12,00 43 28 33,67 270,233 8 16 16 16 16
% 27

17 654 VEYSEL D 11 9 8,00 8 7 5,67 9 8 6,33 15 5 13,33 43 29 33,33 267,323 3 17 17 17 17
% 28

18 668 ALİ EMİR TUNÇ D 6 11 2,33 12 5 10,33 8 4 6,67 14 6 12,00 40 26 31,33 258,140 4 18 18 18 18
% 30

19 0 HÜRÜNAZ ÇOMRUKA 12 7 9,67 9 11 5,33 10 5 8,33 11 8 8,33 42 31 31,66 257,634 5 19 19 19 19
% 32

20 0 EMİN ORÇAN C 8 10 4,67 9 7 6,67 8 5 6,33 14 4 12,67 39 26 30,34 252,479 9 20 20 20 20
% 33

21 0 H BELİNAY GÜNEŞ B 10 9 7,00 8 6 6,00 8 6 6,00 13 6 11,00 39 27 30,00 250,580 3 21 21 21 21
% 35

22 0 YUSUF AYAZ YAKARD 8 6 6,00 11 3 10,00 5 5 3,33 9 3 8,00 33 17 27,33 238,761 5 22 22 22 22
% 37

23 0 BETÜL OKUMUŞ A 8 9 5,00 9 11 5,33 8 10 4,67 13 5 11,33 38 35 26,33 232,595 6 23 23 23 23
% 38

24 0 EYLÜL KARATAŞ B 6 12 2,00 9 6 7,00 4 9 1,00 16 3 15,00 35 30 25,00 228,022 4 24 24 24 24
% 40

25 0 İBRAHİM HALİL KIZILC 8 10 4,67 10 7 7,67 5 7 2,67 12 8 9,33 35 32 24,34 223,605 10 25 25 25 25
% 42

26 682 AZİZ SAYGILI D 7 12 3,00 11 9 8,00 10 10 6,67 10 10 6,67 38 41 24,34 221,977 6 26 26 26 26
% 43

27 0 SALİHA KAPLAN A 12 7 9,67 4 13 -0,33 6 10 2,67 13 3 12,00 35 33 24,01 220,384 7 27 27 27 27
% 45

28 0 NİHAL KÖSE B 6 11 2,33 11 7 8,67 7 7 4,67 10 8 7,33 34 33 23,00 216,241 5 28 28 28 28
% 47

29 675 MERT YILDIZ D 9 7 6,67 7 5 5,33 8 8 5,33 6 2 5,33 30 22 22,66 213,333 7 29 29 29 29
% 48

30 0 YAĞMUR BAYRAM B 7 9 4,00 9 6 7,00 4 3 3,00 9 3 8,00 29 21 22,00 211,512 6 30 30 30 30
% 50

31 0 BETÜL AKILLI A 14 4 12,67 8 3 7,00 22 7 19,67 199,964 8 31 31 31 31
% 52

32 0 MAHMUT CAN GÖÜ BÜYÜKC 9 11 5,33 7 12 3,00 6 8 3,33 11 9 8,00 33 40 19,66 198,797 11 32 32 32 32
% 53

33 694 ALPER EMRE ÇELİK D 5 15 0,00 10 4 8,67 7 13 2,67 10 6 8,00 32 38 19,34 198,683 8 33 33 33 33
% 55
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OKUL NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU6.SINIF 1.DENEME İOKBS 60 60 60 60

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,00 8 6 5,76 7 7 4,48 10 6 7,70 33 28 23,94 220,390

Okul Ortalaması 9 9 6,00 8 6 5,76 7 7 4,48 10 6 7,70 33 28 23,94 220,390

KATILIMLAR

34 0 FATMA ESMA  KÖSEB 12 6 10,00 6 4 4,67 6 3 5,00 24 13 19,67 197,285 7 34 34 34 34
% 57

35 0 ALİ KORKMAZ C 12 4 10,67 6 5 4,33 1 12 -3,00 9 7 6,67 28 28 18,67 196,163 12 35 35 35 35
% 58

36 0 MEHMETALİ DOĞANC 7 7 4,67 5 11 1,33 9 9 6,00 10 8 7,33 31 35 19,33 195,734 13 36 36 36 36
% 60

37 686 ÖKKEŞ BURAK GÖZELD 10 9 7,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 11 5 9,33 30 35 18,33 193,797 9 37 37 37 37
% 62

38 0 ELİF YAREN ALAŞ B 9 10 5,67 8 10 4,67 7 10 3,67 8 11 4,33 32 41 18,34 191,977 8 38 38 38 38
% 63

39 0 TARIK BUĞRA OKUMUŞC 7 12 3,00 11 9 8,00 5 15 0,00 10 10 6,67 33 46 17,67 190,971 14 39 39 39 39
% 65

40 0 BEYZA KOCATÜRK A 11 8 8,33 10 3 9,00 1 2 0,33 22 13 17,66 190,314 9 40 40 40 40
% 67

41 620 ÖMER DUT D 8 9 5,00 6 7 3,67 6 8 3,33 9 10 5,67 29 34 17,67 188,682 10 41 41 41 41
% 68

42 0 M ALİ DEMİR C 7 8 4,33 0 14 -4,67 7 10 3,67 15 3 14,00 29 35 17,33 185,924 15 42 42 42 42
% 70

43 0 AYŞE IRMAK  AKKURTB 6 12 2,00 7 5 5,33 6 4 4,67 5 4 3,67 24 25 15,67 178,373 9 43 43 43 43
% 72

44 0 NUR BANU ÇELİK A 7 7 4,67 6 11 2,33 11 8 8,33 5 14 0,33 29 40 15,66 176,007 10 44 44 44 44
% 73

45 0 ATİKE KANGAL B 7 12 3,00 8 9 5,00 5 8 2,33 8 10 4,67 28 39 15,00 175,892 10 45 45 45 45
% 75

46 613 ZÜBEYDE KAMALAKA 9 6 7,00 7 3 6,00 2 0 2,00 18 9 15,00 175,700 11 46 46 46 46
% 77

47 0 SUNA AKDERE B 6 14 1,33 10 4 8,67 7 10 3,67 3 8 0,33 26 36 14,00 170,778 11 47 47 47 47
% 78

48 0 GÜLSÜM İMALI B 4 8 1,33 4 3 3,00 2 7 -0,33 11 5 9,33 21 23 13,33 168,565 12 48 48 48 48
% 80

49 680 BEDİRHAN BOLAT D 6 11 2,33 2 5 0,33 5 5 3,33 9 5 7,33 22 26 13,32 166,432 11 49 49 49 49
% 82

50 6 SARİYESULTANABA A 10 10 6,67 6 3 5,00 0 2 -0,67 2 2 1,33 18 17 12,33 163,219 12 50 50 50 50
% 83

51 0 NAZLİ YAKAS B 10 10 6,67 6 2 5,33 0 1 -0,33 16 13 11,67 159,692 13 51 51 51 51
% 85

52 0 MELİHA TÜRK B 10 8 7,33 5 9 2,00 4 6 2,00 19 23 11,33 156,435 14 52 52 52 52
% 87

53 676 ALİ SÜTCÜ D 8 12 4,00 5 12 1,00 5 15 0,00 9 11 5,33 27 50 10,33 152,518 12 53 53 53 53
% 88

54 0 HATİCE KÜBRA ORÇANA 4 16 -1,33 9 9 6,00 8 12 4,00 5 15 0,00 26 52 8,67 143,335 13 54 54 54 54
% 90

55 0 EBRAR AMİNE İLERİ A 4 12 0,00 6 4 4,67 4 6 2,00 14 22 6,67 133,723 14 55 55 55 55
% 92

56 0 AKÇAEREN TUNÇ B 0 2 -0,67 3 2 2,33 6 8 3,33 5 14 0,33 14 26 5,32 126,086 15 56 56 56 56
% 93

57 0 BELİNAY KOZAN OĞLUA 7 13 2,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 22 58 2,67 114,109 15 57 57 57 57
% 95

58 0 İBRAHİM AKILLI A 6 14 1,33 3 17 -2,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 22 58 2,66 110,696 16 58 58 58 58
% 97

59 690 FAHRİ ERPAYLAŞTIRAND 6 14 1,33 0 10 -3,33 5 13 0,67 6 12 2,00 17 49 0,67 102,556 13 59 59 59 59
% 98

60 0 NEZİR SAMET YİĞİT A 1 19 -5,33 1 19 -5,33 73,333 17 60 60 60 60
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

PUAN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU6.SINIF 1.DENEME İOKBS 60 60 60 60

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,00 8 6 5,76 7 7 4,48 10 6 7,70 33 28 23,94 220,390

Okul Ortalaması 9 9 6,00 8 6 5,76 7 7 4,48 10 6 7,70 33 28 23,94 220,390

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS
A B C D

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

PUAN
A B C D



A SINIFI NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU6.SINIF 1.DENEME İOKBS 60 60 60 60

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,00 8 6 5,76 7 7 4,48 10 6 7,70 33 28 23,94 220,390

Okul Ortalaması 9 9 6,00 8 6 5,76 7 7 4,48 10 6 7,70 33 28 23,94 220,390

SINIF: A

KATILIMLAR

1 0 ZEKİYE İFFET AKBABAA 17 2 16,33 17 3 16,00 12 5 10,33 16 3 15,00 62 13 57,66 390,195 1 1 1 1 1
% 1,67

2 0 MELEKSU GÜLSEVERA 12 4 10,67 15 0 15,00 9 5 7,33 16 2 15,33 52 11 48,33 344,381 2 3 3 3 3
% 5,00

3 0 EMİNE NAZLI ARISOYA 14 6 12,00 5 3 4,00 8 8 5,33 17 3 16,00 44 20 37,33 287,593 3 11 11 11 11
% 18

4 0 ELİF NİSA KÖSE A 13 5 11,33 13 5 11,33 11 6 9,00 3 1 2,67 40 17 34,33 271,476 4 14 14 14 14
% 23

5 0 HÜRÜNAZ ÇOMRUKA 12 7 9,67 9 11 5,33 10 5 8,33 11 8 8,33 42 31 31,66 257,634 5 19 19 19 19
% 32

6 0 BETÜL OKUMUŞ A 8 9 5,00 9 11 5,33 8 10 4,67 13 5 11,33 38 35 26,33 232,595 6 23 23 23 23
% 38

7 0 SALİHA KAPLAN A 12 7 9,67 4 13 -0,33 6 10 2,67 13 3 12,00 35 33 24,01 220,384 7 27 27 27 27
% 45

8 0 BETÜL AKILLI A 14 4 12,67 8 3 7,00 22 7 19,67 199,964 8 31 31 31 31
% 52

9 0 BEYZA KOCATÜRK A 11 8 8,33 10 3 9,00 1 2 0,33 22 13 17,66 190,314 9 40 40 40 40
% 67

10 0 NUR BANU ÇELİK A 7 7 4,67 6 11 2,33 11 8 8,33 5 14 0,33 29 40 15,66 176,007 10 44 44 44 44
% 73

11 613 ZÜBEYDE KAMALAKA 9 6 7,00 7 3 6,00 2 0 2,00 18 9 15,00 175,700 11 46 46 46 46
% 77

12 6 SARİYESULTANABA A 10 10 6,67 6 3 5,00 0 2 -0,67 2 2 1,33 18 17 12,33 163,219 12 50 50 50 50
% 83

13 0 HATİCE KÜBRA ORÇANA 4 16 -1,33 9 9 6,00 8 12 4,00 5 15 0,00 26 52 8,67 143,335 13 54 54 54 54
% 90

14 0 EBRAR AMİNE İLERİ A 4 12 0,00 6 4 4,67 4 6 2,00 14 22 6,67 133,723 14 55 55 55 55
% 92

15 0 BELİNAY KOZAN OĞLUA 7 13 2,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 22 58 2,67 114,109 15 57 57 57 57
% 95

16 0 İBRAHİM AKILLI A 6 14 1,33 3 17 -2,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 22 58 2,66 110,696 16 58 58 58 58
% 97

17 0 NEZİR SAMET YİĞİT A 1 19 -5,33 1 19 -5,33 73,333 17 60 60 60 60
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

PUAN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



B SINIFI NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU6.SINIF 1.DENEME İOKBS 60 60 60 60

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,00 8 6 5,76 7 7 4,48 10 6 7,70 33 28 23,94 220,390

Okul Ortalaması 9 9 6,00 8 6 5,76 7 7 4,48 10 6 7,70 33 28 23,94 220,390

SINIF: B

KATILIMLAR

1 0 SELVER DEMİR B 16 4 14,67 10 6 8,00 12 2 11,33 15 5 13,33 53 17 47,33 336,122 1 4 4 4 4
% 6,67

2 0 ELA KARATAŞ B 12 6 10,00 10 6 8,00 9 5 7,33 13 7 10,67 44 24 36,00 280,542 2 12 12 12 12
% 20

3 0 H BELİNAY GÜNEŞ B 10 9 7,00 8 6 6,00 8 6 6,00 13 6 11,00 39 27 30,00 250,580 3 21 21 21 21
% 35

4 0 EYLÜL KARATAŞ B 6 12 2,00 9 6 7,00 4 9 1,00 16 3 15,00 35 30 25,00 228,022 4 24 24 24 24
% 40

5 0 NİHAL KÖSE B 6 11 2,33 11 7 8,67 7 7 4,67 10 8 7,33 34 33 23,00 216,241 5 28 28 28 28
% 47

6 0 YAĞMUR BAYRAM B 7 9 4,00 9 6 7,00 4 3 3,00 9 3 8,00 29 21 22,00 211,512 6 30 30 30 30
% 50

7 0 FATMA ESMA  KÖSEB 12 6 10,00 6 4 4,67 6 3 5,00 24 13 19,67 197,285 7 34 34 34 34
% 57

8 0 ELİF YAREN ALAŞ B 9 10 5,67 8 10 4,67 7 10 3,67 8 11 4,33 32 41 18,34 191,977 8 38 38 38 38
% 63

9 0 AYŞE IRMAK  AKKURTB 6 12 2,00 7 5 5,33 6 4 4,67 5 4 3,67 24 25 15,67 178,373 9 43 43 43 43
% 72

10 0 ATİKE KANGAL B 7 12 3,00 8 9 5,00 5 8 2,33 8 10 4,67 28 39 15,00 175,892 10 45 45 45 45
% 75

11 0 SUNA AKDERE B 6 14 1,33 10 4 8,67 7 10 3,67 3 8 0,33 26 36 14,00 170,778 11 47 47 47 47
% 78

12 0 GÜLSÜM İMALI B 4 8 1,33 4 3 3,00 2 7 -0,33 11 5 9,33 21 23 13,33 168,565 12 48 48 48 48
% 80

13 0 NAZLİ YAKAS B 10 10 6,67 6 2 5,33 0 1 -0,33 16 13 11,67 159,692 13 51 51 51 51
% 85

14 0 MELİHA TÜRK B 10 8 7,33 5 9 2,00 4 6 2,00 19 23 11,33 156,435 14 52 52 52 52
% 87

15 0 AKÇAEREN TUNÇ B 0 2 -0,67 3 2 2,33 6 8 3,33 5 14 0,33 14 26 5,32 126,086 15 56 56 56 56
% 93

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

PUAN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



C SINIFI NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU6.SINIF 1.DENEME İOKBS 60 60 60 60

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,00 8 6 5,76 7 7 4,48 10 6 7,70 33 28 23,94 220,390

Okul Ortalaması 9 9 6,00 8 6 5,76 7 7 4,48 10 6 7,70 33 28 23,94 220,390

SINIF: C

KATILIMLAR

1 0 MAHİR ERSARAN C 17 2 16,33 10 7 7,67 14 5 12,33 17 3 16,00 58 17 52,33 361,005 1 2 2 2 2
% 3,33

2 0 RAMAZAN GÜNEŞ C 14 6 12,00 11 5 9,33 9 8 6,33 17 3 16,00 51 22 43,66 320,154 2 5 5 5 5
% 8,33

3 0 HÜSEYİN VELİOĞLU C 10 7 7,67 10 0 10,00 10 1 9,67 17 3 16,00 47 11 43,34 317,479 3 6 6 6 6
% 10

4 0 ÖMER AKAR C 10 8 7,33 13 6 11,00 14 4 12,67 14 6 12,00 51 24 43,00 314,534 4 7 7 7 7
% 12

5 0 ATAKANMERT BAĞCIC 14 4 12,67 10 6 8,00 9 4 7,67 14 3 13,00 47 17 41,34 307,363 5 9 9 9 9
% 15

6 0 M EREN KOZ C 10 9 7,00 13 5 11,33 10 7 7,67 14 5 12,33 47 26 38,33 293,062 6 10 10 10 10
% 17

7 0 ERDEM KARACA C 11 9 8,00 8 7 5,67 10 4 8,67 14 6 12,00 43 26 34,34 271,354 7 15 15 15 15
% 25

8 0 HALİL AKBABA C 10 9 7,00 11 4 9,67 8 9 5,00 14 6 12,00 43 28 33,67 270,233 8 16 16 16 16
% 27

9 0 EMİN ORÇAN C 8 10 4,67 9 7 6,67 8 5 6,33 14 4 12,67 39 26 30,34 252,479 9 20 20 20 20
% 33

10 0 İBRAHİM HALİL KIZILC 8 10 4,67 10 7 7,67 5 7 2,67 12 8 9,33 35 32 24,34 223,605 10 25 25 25 25
% 42

11 0 MAHMUT CAN GÖÜ BÜYÜKC 9 11 5,33 7 12 3,00 6 8 3,33 11 9 8,00 33 40 19,66 198,797 11 32 32 32 32
% 53

12 0 ALİ KORKMAZ C 12 4 10,67 6 5 4,33 1 12 -3,00 9 7 6,67 28 28 18,67 196,163 12 35 35 35 35
% 58

13 0 MEHMETALİ DOĞANC 7 7 4,67 5 11 1,33 9 9 6,00 10 8 7,33 31 35 19,33 195,734 13 36 36 36 36
% 60

14 0 TARIK BUĞRA OKUMUŞC 7 12 3,00 11 9 8,00 5 15 0,00 10 10 6,67 33 46 17,67 190,971 14 39 39 39 39
% 65

15 0 M ALİ DEMİR C 7 8 4,33 0 14 -4,67 7 10 3,67 15 3 14,00 29 35 17,33 185,924 15 42 42 42 42
% 70

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

PUAN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



D SINIFI NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU6.SINIF 1.DENEME İOKBS 60 60 60 60

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,00 8 6 5,76 7 7 4,48 10 6 7,70 33 28 23,94 220,390

Okul Ortalaması 9 9 6,00 8 6 5,76 7 7 4,48 10 6 7,70 33 28 23,94 220,390

SINIF: D

KATILIMLAR

1 684 CEYHUN GÜNEŞ D 9 11 5,33 13 5 11,33 10 3 9,00 17 3 16,00 49 22 41,66 309,689 1 8 8 8 8
% 13

2 685 MEHMET EMİN BAYKALD 8 7 5,67 8 5 6,33 10 3 9,00 16 3 15,00 42 18 36,00 280,075 2 13 13 13 13
% 22

3 654 VEYSEL D 11 9 8,00 8 7 5,67 9 8 6,33 15 5 13,33 43 29 33,33 267,323 3 17 17 17 17
% 28

4 668 ALİ EMİR TUNÇ D 6 11 2,33 12 5 10,33 8 4 6,67 14 6 12,00 40 26 31,33 258,140 4 18 18 18 18
% 30

5 0 YUSUF AYAZ YAKARD 8 6 6,00 11 3 10,00 5 5 3,33 9 3 8,00 33 17 27,33 238,761 5 22 22 22 22
% 37

6 682 AZİZ SAYGILI D 7 12 3,00 11 9 8,00 10 10 6,67 10 10 6,67 38 41 24,34 221,977 6 26 26 26 26
% 43

7 675 MERT YILDIZ D 9 7 6,67 7 5 5,33 8 8 5,33 6 2 5,33 30 22 22,66 213,333 7 29 29 29 29
% 48

8 694 ALPER EMRE ÇELİK D 5 15 0,00 10 4 8,67 7 13 2,67 10 6 8,00 32 38 19,34 198,683 8 33 33 33 33
% 55

9 686 ÖKKEŞ BURAK GÖZELD 10 9 7,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 11 5 9,33 30 35 18,33 193,797 9 37 37 37 37
% 62

10 620 ÖMER DUT D 8 9 5,00 6 7 3,67 6 8 3,33 9 10 5,67 29 34 17,67 188,682 10 41 41 41 41
% 68

11 680 BEDİRHAN BOLAT D 6 11 2,33 2 5 0,33 5 5 3,33 9 5 7,33 22 26 13,32 166,432 11 49 49 49 49
% 82

12 676 ALİ SÜTCÜ D 8 12 4,00 5 12 1,00 5 15 0,00 9 11 5,33 27 50 10,33 152,518 12 53 53 53 53
% 88

13 690 FAHRİ ERPAYLAŞTIRAND 6 14 1,33 0 10 -3,33 5 13 0,67 6 12 2,00 17 49 0,67 102,556 13 59 59 59 59
% 98
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