
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU5.SINIF 1.DENEME İOKBS 50 50 71 71

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,13 9 8 6,23 8 9 5,26 8 6 6,30 37 30 26,92 234,900

Okul Ortalaması 12 7 10,06 10 8 7,07 8 8 5,54 10 7 7,45 40 29 30,12 251,210

KATILIMLAR

1 0 KARDELEN KARACANA 19 1 18,67 17 2 16,33 17 2 16,33 18 2 17,33 71 7 68,66 443,449 1 1 1 1 1
% 1,41

2 0 YUNUS EMRE ERDAĞB 18 1 17,67 16 2 15,33 13 5 11,33 18 2 17,33 65 10 61,66 409,961 1 2 2 2 2
% 2,82

3 0 MELİHA TEKE A 16 3 15,00 18 2 17,33 14 3 13,00 17 3 16,00 65 11 61,33 408,024 2 3 3 3 3
% 4,23

4 0 YAKUP AKTAŞ B 17 3 16,00 15 3 14,00 11 7 8,67 19 1 18,67 62 14 57,34 389,069 2 4 4 4 4
% 5,63

5 0 AYSİMA ARDIÇBAĞ A 14 4 12,67 17 2 16,33 9 5 7,33 17 2 16,33 57 13 52,66 366,474 3 5 5 5 5
% 7,04

6 0 B 17 3 16,00 14 6 12,00 11 9 8,00 16 4 14,67 58 22 50,67 355,039 3 6 6 6 6
% 8,45

7 0 ZE YNEP YİĞİT A 15 4 13,67 14 4 12,67 12 4 10,67 15 5 13,33 56 17 50,34 352,442 4 7 7 7 7
% 9,86

8 712 NİSA BOZDAĞ A 14 0 14,00 15 4 13,67 4 4 2,67 15 4 13,67 48 12 44,01 323,839 5 8 8 8 8
% 11

9 0 AYŞE BAYAZIT A 16 3 15,00 10 5 8,33 10 2 9,33 10 2 9,33 46 12 41,99 309,767 6 9 9 9 9
% 13

10 0 M EYMEN AKÇA B 18 2 17,33 8 10 4,67 11 6 9,00 13 7 10,67 50 25 41,67 307,517 4 10 10 10 10
% 14

11 0 YUSUFALİ BOZKRT C 17 3 16,00 12 6 10,00 9 10 5,67 11 7 8,67 49 26 40,34 303,024 1 11 11 11 11
% 15

12 0 ALİ SALİHASLAN C 12 7 9,67 12 4 10,67 13 7 10,67 10 4 8,67 47 22 39,68 298,101 2 12 12 12 12
% 17

13 0 ZEYNEP HİRA DURDUA 14 6 12,00 10 10 6,67 12 8 9,33 13 7 10,67 49 31 38,67 292,867 7 13 13 13 13
% 18

14 7 MEHMET CAN ARIK B 13 7 10,67 10 9 7,00 11 8 8,33 13 7 10,67 47 31 36,67 283,293 5 14 14 16 16
% 23

15 0 ZEHRA BAĞCI A 12 8 9,33 11 9 8,00 12 7 9,67 9 6 7,00 44 30 34,00 269,302 8 15 15 17 17
% 24

16 0 GÜLNAZ SIĞIRCI A 13 6 11,00 10 7 7,67 8 8 5,33 12 8 9,33 43 29 33,33 267,674 9 16 16 19 19
% 27

17 0 ALİ SARI B 11 8 8,33 7 7 4,67 11 8 8,33 14 6 12,00 43 29 33,33 266,238 6 17 17 20 20
% 28

18 0 ALİ DENİZ C 10 10 6,67 8 5 6,33 14 3 13,00 9 5 7,33 41 23 33,33 264,456 3 18 18 21 21
% 30

19 0 KEVSER NUR DEMİRA 13 7 10,67 10 6 8,00 8 9 5,00 11 7 8,67 42 29 32,34 262,791 10 19 19 22 22
% 31

20 0 ALİ ZİYA GÜL C 15 5 13,33 10 9 7,00 6 14 1,33 12 7 9,67 43 35 31,33 258,954 4 20 20 23 23
% 32

21 0 AHMET BUĞRA ŞENB 12 3 11,00 6 4 4,67 5 1 4,67 12 3 11,00 35 11 31,34 257,401 7 21 21 24 24
% 34

22 0 RNKEVSER KÖSE A 15 5 13,33 13 7 10,67 7 13 2,67 7 13 2,67 42 38 29,34 248,531 11 22 22 26 26
% 37

23 0 MAHMUT GEREK C 11 8 8,33 6 8 3,33 8 7 5,67 14 6 12,00 39 29 29,33 246,858 5 23 23 27 27
% 38

24 0 AZRA  KALKAN A 16 4 14,67 8 6 6,00 9 10 5,67 7 12 3,00 40 32 29,34 246,435 12 24 24 28 28
% 39

25 0 İSMAİL KEKLİK B 11 6 9,00 8 7 5,67 10 7 7,67 10 9 7,00 39 29 29,34 246,123 8 25 25 29 29
% 41

26 0 GİZEM BAĞCI A 14 3 13,00 7 8 4,33 9 8 6,33 8 8 5,33 38 27 28,99 244,418 13 26 26 31 31
% 44

27 0 RESUL GÜNEŞ C 12 6 10,00 12 6 10,00 12 7 9,67 4 16 -1,33 40 35 28,34 240,468 6 27 27 32 32
% 45

28 0 FATMA ECRİN KISA A 13 4 11,67 10 7 7,67 8 6 6,00 4 4 2,67 35 21 28,01 240,002 14 28 28 33 33
% 46

29 0 YUSUF ÇOMRUK B 8 11 4,33 8 10 4,67 10 10 6,67 13 7 10,67 39 38 26,34 231,665 9 29 29 36 36
% 51

30 0 ELİF KARADENİZ A 13 7 10,67 9 7 6,67 4 6 2,00 8 6 6,00 34 26 25,34 228,218 15 30 30 37 37
% 52

31 0 LEYLA DENİZ A 11 5 9,33 9 5 7,33 7 10 3,67 8 9 5,00 35 29 25,33 227,676 16 31 31 38 38
% 54

32 750 ABDUL CELİL ORÇANC 11 7 8,67 8 5 6,33 7 6 5,00 5 2 4,33 31 20 24,33 221,900 7 32 32 39 39
% 55

33 0 AYŞEGÜL AKGÜL A 13 7 10,67 9 10 5,67 10 10 6,67 32 27 23,01 213,994 17 33 33 40 40
% 56
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OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU5.SINIF 1.DENEME İOKBS 50 50 71 71

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,13 9 8 6,23 8 9 5,26 8 6 6,30 37 30 26,92 234,900

Okul Ortalaması 12 7 10,06 10 8 7,07 8 8 5,54 10 7 7,45 40 29 30,12 251,210

KATILIMLAR

34 0 EMRULLAH GÖK B 8 10 4,67 8 6 6,00 8 10 4,67 8 7 5,67 32 33 21,01 205,427 10 34 34 41 41
% 58

35 0 FEYZA NUR AKDEREA 6 10 2,67 12 4 10,67 7 12 3,00 8 11 4,33 33 37 20,67 205,274 18 35 35 42 42
% 59

36 0 HACER BAĞCI A 14 6 12,00 6 13 1,67 5 11 1,33 6 1 5,67 31 31 20,67 203,914 19 36 36 43 43
% 61

37 777 ZİYA BAĞCI C 9 11 5,33 8 12 4,00 7 13 2,67 11 9 8,00 35 45 20,00 200,929 8 37 37 45 45
% 63

38 0 ASİYE DEMİR A 7 10 3,67 10 7 7,67 6 11 2,33 8 9 5,00 31 37 18,67 194,885 20 38 38 47 47
% 66

39 0 ALİ BUĞRA AKPINARC 9 11 5,33 8 12 4,00 6 14 1,33 11 9 8,00 34 46 18,66 194,728 9 39 39 48 48
% 68

40 0 ÖMER YILDIZ C 8 10 4,67 6 8 3,33 7 11 3,33 9 8 6,33 30 37 17,66 188,681 10 40 40 49 49
% 69

41 0 NURSİMA AKÇAKAYAA 11 8 8,33 8 11 4,33 6 14 1,33 4 2 3,33 29 35 17,32 187,598 21 41 41 50 50
% 70

42 0 ŞERİFE NİSA OKUDUCUA 10 10 6,67 6 12 2,00 6 12 2,00 10 10 6,67 32 44 17,34 187,208 22 42 42 51 51
% 72

43 0 MUHAMMED RECEP ÇOMRUC 11 9 8,00 8 12 4,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 32 48 16,00 182,016 11 43 43 54 54
% 76

44 0 AYŞE OKUMUŞ A 10 10 6,67 6 11 2,33 7 9 4,00 6 9 3,00 29 39 16,00 179,496 23 44 44 56 56
% 79

45 0 HACI EFE CAMUZ C 15 5 13,33 5 14 0,33 1 1 0,67 21 20 14,33 171,822 12 45 45 59 59
% 83

46 774 HAMZAERPAYLAŞTIRANC 7 12 3,00 9 11 5,33 5 14 0,33 8 12 4,00 29 49 12,66 164,924 13 46 46 60 60
% 85

47 0 EZGİ  KIŞLAK A 10 9 7,00 7 10 3,67 5 11 1,33 3 7 0,67 25 37 12,67 163,800 24 47 47 61 61
% 86

48 0 MUHAMMED EMİN TANSELB 8 12 4,00 7 12 3,00 5 10 1,67 6 14 1,33 26 48 10,00 150,272 11 48 48 67 67
% 94

49 0 OSMAN MEHMET SÜTC 8 12 4,00 6 11 2,33 6 11 2,33 4 16 -1,33 24 50 7,33 136,241 14 49 49 68 68
% 96

50 0 C 8 8 5,33 4 14 -0,67 4 8 1,33 2 13 -2,33 18 43 3,66 117,442 15 50 50 69 69
% 97

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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A SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU5.SINIF 1.DENEME İOKBS 50 50 71 71

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,13 9 8 6,23 8 9 5,26 8 6 6,30 37 30 26,92 234,900

Okul Ortalaması 12 7 10,06 10 8 7,07 8 8 5,54 10 7 7,45 40 29 30,12 251,210

SINIF: A

KATILIMLAR

1 0 KARDELEN KARACANA 19 1 18,67 17 2 16,33 17 2 16,33 18 2 17,33 71 7 68,66 443,449 1 1 1 1 1
% 1,41

2 0 MELİHA TEKE A 16 3 15,00 18 2 17,33 14 3 13,00 17 3 16,00 65 11 61,33 408,024 2 3 3 3 3
% 4,23

3 0 AYSİMA ARDIÇBAĞ A 14 4 12,67 17 2 16,33 9 5 7,33 17 2 16,33 57 13 52,66 366,474 3 5 5 5 5
% 7,04

4 0 ZE YNEP YİĞİT A 15 4 13,67 14 4 12,67 12 4 10,67 15 5 13,33 56 17 50,34 352,442 4 7 7 7 7
% 9,86

5 712 NİSA BOZDAĞ A 14 0 14,00 15 4 13,67 4 4 2,67 15 4 13,67 48 12 44,01 323,839 5 8 8 8 8
% 11

6 0 AYŞE BAYAZIT A 16 3 15,00 10 5 8,33 10 2 9,33 10 2 9,33 46 12 41,99 309,767 6 9 9 9 9
% 13

7 0 ZEYNEP HİRA DURDUA 14 6 12,00 10 10 6,67 12 8 9,33 13 7 10,67 49 31 38,67 292,867 7 13 13 13 13
% 18

8 0 ZEHRA BAĞCI A 12 8 9,33 11 9 8,00 12 7 9,67 9 6 7,00 44 30 34,00 269,302 8 15 15 17 17
% 24

9 0 GÜLNAZ SIĞIRCI A 13 6 11,00 10 7 7,67 8 8 5,33 12 8 9,33 43 29 33,33 267,674 9 16 16 19 19
% 27

10 0 KEVSER NUR DEMİRA 13 7 10,67 10 6 8,00 8 9 5,00 11 7 8,67 42 29 32,34 262,791 10 19 19 22 22
% 31

11 0 RNKEVSER KÖSE A 15 5 13,33 13 7 10,67 7 13 2,67 7 13 2,67 42 38 29,34 248,531 11 22 22 26 26
% 37

12 0 AZRA  KALKAN A 16 4 14,67 8 6 6,00 9 10 5,67 7 12 3,00 40 32 29,34 246,435 12 24 24 28 28
% 39

13 0 GİZEM BAĞCI A 14 3 13,00 7 8 4,33 9 8 6,33 8 8 5,33 38 27 28,99 244,418 13 26 26 31 31
% 44

14 0 FATMA ECRİN KISA A 13 4 11,67 10 7 7,67 8 6 6,00 4 4 2,67 35 21 28,01 240,002 14 28 28 33 33
% 46

15 0 ELİF KARADENİZ A 13 7 10,67 9 7 6,67 4 6 2,00 8 6 6,00 34 26 25,34 228,218 15 30 30 37 37
% 52

16 0 LEYLA DENİZ A 11 5 9,33 9 5 7,33 7 10 3,67 8 9 5,00 35 29 25,33 227,676 16 31 31 38 38
% 54

17 0 AYŞEGÜL AKGÜL A 13 7 10,67 9 10 5,67 10 10 6,67 32 27 23,01 213,994 17 33 33 40 40
% 56

18 0 FEYZA NUR AKDEREA 6 10 2,67 12 4 10,67 7 12 3,00 8 11 4,33 33 37 20,67 205,274 18 35 35 42 42
% 59

19 0 HACER BAĞCI A 14 6 12,00 6 13 1,67 5 11 1,33 6 1 5,67 31 31 20,67 203,914 19 36 36 43 43
% 61

20 0 ASİYE DEMİR A 7 10 3,67 10 7 7,67 6 11 2,33 8 9 5,00 31 37 18,67 194,885 20 38 38 47 47
% 66

21 0 NURSİMA AKÇAKAYAA 11 8 8,33 8 11 4,33 6 14 1,33 4 2 3,33 29 35 17,32 187,598 21 41 41 50 50
% 70

22 0 ŞERİFE NİSA OKUDUCUA 10 10 6,67 6 12 2,00 6 12 2,00 10 10 6,67 32 44 17,34 187,208 22 42 42 51 51
% 72

23 0 AYŞE OKUMUŞ A 10 10 6,67 6 11 2,33 7 9 4,00 6 9 3,00 29 39 16,00 179,496 23 44 44 56 56
% 79

24 0 EZGİ  KIŞLAK A 10 9 7,00 7 10 3,67 5 11 1,33 3 7 0,67 25 37 12,67 163,800 24 47 47 61 61
% 86

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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B SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU5.SINIF 1.DENEME İOKBS 50 50 71 71

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,13 9 8 6,23 8 9 5,26 8 6 6,30 37 30 26,92 234,900

Okul Ortalaması 12 7 10,06 10 8 7,07 8 8 5,54 10 7 7,45 40 29 30,12 251,210

SINIF: B

KATILIMLAR

1 0 YUNUS EMRE ERDAĞB 18 1 17,67 16 2 15,33 13 5 11,33 18 2 17,33 65 10 61,66 409,961 1 2 2 2 2
% 2,82

2 0 YAKUP AKTAŞ B 17 3 16,00 15 3 14,00 11 7 8,67 19 1 18,67 62 14 57,34 389,069 2 4 4 4 4
% 5,63

3 0 B 17 3 16,00 14 6 12,00 11 9 8,00 16 4 14,67 58 22 50,67 355,039 3 6 6 6 6
% 8,45

4 0 M EYMEN AKÇA B 18 2 17,33 8 10 4,67 11 6 9,00 13 7 10,67 50 25 41,67 307,517 4 10 10 10 10
% 14

5 7 MEHMET CAN ARIK B 13 7 10,67 10 9 7,00 11 8 8,33 13 7 10,67 47 31 36,67 283,293 5 14 14 16 16
% 23

6 0 ALİ SARI B 11 8 8,33 7 7 4,67 11 8 8,33 14 6 12,00 43 29 33,33 266,238 6 17 17 20 20
% 28

7 0 AHMET BUĞRA ŞENB 12 3 11,00 6 4 4,67 5 1 4,67 12 3 11,00 35 11 31,34 257,401 7 21 21 24 24
% 34

8 0 İSMAİL KEKLİK B 11 6 9,00 8 7 5,67 10 7 7,67 10 9 7,00 39 29 29,34 246,123 8 25 25 29 29
% 41

9 0 YUSUF ÇOMRUK B 8 11 4,33 8 10 4,67 10 10 6,67 13 7 10,67 39 38 26,34 231,665 9 29 29 36 36
% 51

10 0 EMRULLAH GÖK B 8 10 4,67 8 6 6,00 8 10 4,67 8 7 5,67 32 33 21,01 205,427 10 34 34 41 41
% 58

11 0 MUHAMMED EMİN TANSELB 8 12 4,00 7 12 3,00 5 10 1,67 6 14 1,33 26 48 10,00 150,272 11 48 48 67 67
% 94

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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C SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU5.SINIF 1.DENEME İOKBS 50 50 71 71

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,13 9 8 6,23 8 9 5,26 8 6 6,30 37 30 26,92 234,900

Okul Ortalaması 12 7 10,06 10 8 7,07 8 8 5,54 10 7 7,45 40 29 30,12 251,210

SINIF: C

KATILIMLAR

1 0 YUSUFALİ BOZKRT C 17 3 16,00 12 6 10,00 9 10 5,67 11 7 8,67 49 26 40,34 303,024 1 11 11 11 11
% 15

2 0 ALİ SALİHASLAN C 12 7 9,67 12 4 10,67 13 7 10,67 10 4 8,67 47 22 39,68 298,101 2 12 12 12 12
% 17

3 0 ALİ DENİZ C 10 10 6,67 8 5 6,33 14 3 13,00 9 5 7,33 41 23 33,33 264,456 3 18 18 21 21
% 30

4 0 ALİ ZİYA GÜL C 15 5 13,33 10 9 7,00 6 14 1,33 12 7 9,67 43 35 31,33 258,954 4 20 20 23 23
% 32

5 0 MAHMUT GEREK C 11 8 8,33 6 8 3,33 8 7 5,67 14 6 12,00 39 29 29,33 246,858 5 23 23 27 27
% 38

6 0 RESUL GÜNEŞ C 12 6 10,00 12 6 10,00 12 7 9,67 4 16 -1,33 40 35 28,34 240,468 6 27 27 32 32
% 45

7 750 ABDUL CELİL ORÇANC 11 7 8,67 8 5 6,33 7 6 5,00 5 2 4,33 31 20 24,33 221,900 7 32 32 39 39
% 55

8 777 ZİYA BAĞCI C 9 11 5,33 8 12 4,00 7 13 2,67 11 9 8,00 35 45 20,00 200,929 8 37 37 45 45
% 63

9 0 ALİ BUĞRA AKPINARC 9 11 5,33 8 12 4,00 6 14 1,33 11 9 8,00 34 46 18,66 194,728 9 39 39 48 48
% 68

10 0 ÖMER YILDIZ C 8 10 4,67 6 8 3,33 7 11 3,33 9 8 6,33 30 37 17,66 188,681 10 40 40 49 49
% 69

11 0 MUHAMMED RECEP ÇOMRUC 11 9 8,00 8 12 4,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 32 48 16,00 182,016 11 43 43 54 54
% 76

12 0 HACI EFE CAMUZ C 15 5 13,33 5 14 0,33 1 1 0,67 21 20 14,33 171,822 12 45 45 59 59
% 83

13 774 HAMZAERPAYLAŞTIRANC 7 12 3,00 9 11 5,33 5 14 0,33 8 12 4,00 29 49 12,66 164,924 13 46 46 60 60
% 85

14 0 OSMAN MEHMET SÜTC 8 12 4,00 6 11 2,33 6 11 2,33 4 16 -1,33 24 50 7,33 136,241 14 49 49 68 68
% 96

15 0 C 8 8 5,33 4 14 -0,67 4 8 1,33 2 13 -2,33 18 43 3,66 117,442 15 50 50 69 69
% 97

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR MAT FEN SOS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

