
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ Milli Savunma Üni. Deneme Sınavı MSÜ 154747 3486 128 66

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 19.25 8.27 17.18 1.24 1.91 0.76 1.96 1.27 1.64 2.20 1.01 1.95 2.20 1.18 1.90 0.05 0.10 0.03 8.92 3.73 7.99 1.29 2.00 0.79 2.06 1.11 1.78 1.59 1.20 1.28 40.72 21.68 35.29 211.318
Okul Ortalaması 27.67 8.20 25.62 1.64 1.79 1.19 2.44 1.58 2.05 3.03 0.82 2.83 3.64 1.03 3.38 0.20 0.02 0.19 10.33 3.89 9.36 1.09 1.80 0.64 2.20 0.65 2.03 1.95 1.44 1.59 53.98 21.20 48.69 253.957

1 280 - MELİKE ÇOMRUK 12 / A 34 3 33.25 2 2 1.50 3 1 2.75 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 29 0 29.00 7 0 7.00 7 0 7.00 6 0 6.00 96.00 8.00 94.00 412.888 4916 143 1 1
2 0 - UMUT H GÜNEŞ 12 / A 31 9 28.75 2 2 1.50 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 29 4 28.00 5 2 4.50 6 1 5.75 5 1 4.75 88.00 24.00 82.00 373.043 12685 385 2 2
3 281 - BİLGE ÖZPİRTİCİ 12 / A 32 7 30.25 1 1 0.75 1 4 0.00 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 25 1 24.75 3 2 2.50 6 0 6.00 4 1 3.75 79.00 19.00 74.25 346.218 19401 593 3 3
4 265 - MURATMELİHKIR 12 / A 31 6 29.50 3 1 2.75 2 1 1.75 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 17 2 16.50 2 3 1.25 4 1 3.75 3 2 2.50 69.00 18.00 64.50 308.715 30548 925 4 4
5 238 - FURKAN ARAZ 12 / A 30 8 28.00 2 3 1.25 1 2 0.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 20 6 18.50 2 5 0.75 5 2 4.50 4 2 3.50 71.00 31.00 63.25 306.718 31244 948 5 5
6 301 - BEYZA GÜL YILMAZ 12 / C 31 6 29.50 3 1 2.75 3 2 2.50 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 18 2 17.50 0 0 0.00 1 0 1.00 1 1 0.75 66.00 12.00 63.00 302.215 32755 1006 6 6
7 246 - ASİYE YÜKSEK 12 / A 29 5 27.75 2 0 2.00 3 0 3.00 1 0 1.00 2 1 1.75 0 0 0.00 16 3 15.25 2 2 1.50 6 0 6.00 2 2 1.50 63.00 13.00 59.75 293.958 35647 1116 7 7
8 155 - MERVE BATTAL 12 / C 33 5 31.75 1 2 0.50 2 1 1.75 2 0 2.00 3 2 2.50 0 0 0.00 15 1 14.75 0 0 0.00 1 0 1.00 2 0 2.00 59.00 11.00 56.25 280.688 40537 1276 8 8
9 290 - RUKİYE NAZ KALLİ 12 / B 28 7 26.25 1 0 1.00 4 0 4.00 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 10 2 9.50 0 3 -0.75 5 1 4.75 4 2 3.50 60.00 16.00 56.00 277.772 41655 1312 9 9

10 225 - SEYFİ KIR 12 / A 24 8 22.00 1 0 1.00 1 0 1.00 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 27 0 27.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 55.00 9.00 52.75 276.083 42318 1340 10 10
11 995 - NURCAN ÇOMRUK 12 / C 30 8 28.00 2 1 1.75 3 1 2.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 13 4 12.00 1 2 0.50 1 0 1.00 1 2 0.50 60.00 19.00 55.25 274.888 42752 1358 11 11
12 314 - HASAN KILILI 12 / C 28 10 25.50 2 2 1.50 4 0 4.00 2 1 1.75 5 0 5.00 0 0 0.00 15 7 13.25 1 0 1.00 2 0 2.00 1 2 0.50 60.00 22.00 54.50 273.892 43131 1372 12 12
13 190 - ALİ ENES KAYA 12 / B 31 7 29.25 2 3 1.25 2 3 1.25 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 15 6 13.50 1 6 -0.50 1 1 0.75 2 3 1.25 62.00 31.00 54.25 272.800 43585 1385 13 13
14 251 - BÜŞRA SUNA 12 / B 31 2 30.50 1 3 0.25 2 3 1.25 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 8 4 7.00 2 3 1.25 4 1 3.75 3 1 2.75 59.00 18.00 54.50 272.085 43907 1396 14 14
15 240 - HURİ ŞAN SARI 12 / A 28 6 26.50 1 1 0.75 2 1 1.75 2 0 2.00 3 1 2.75 0 0 0.00 11 2 10.50 1 3 0.25 5 0 5.00 4 2 3.50 57.00 16.00 53.00 269.975 44738 1423 15 15
16 146 - MUSTAFA ARI 12 / B 28 5 26.75 2 3 1.25 2 3 1.25 3 0 3.00 5 0 5.00 0 0 0.00 13 4 12.00 2 0 2.00 1 2 0.50 2 2 1.50 58.00 19.00 53.25 269.610 44903 1426 16 16
17 274 - HİLAL GÜLSEVER 12 / B 20 3 19.25 0 4 -1.00 1 1 0.75 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 18 2 17.50 2 4 1.00 3 3 2.25 5 1 4.75 56.00 20.00 51.00 267.603 45697 1452 17 17
18 255 - EMİNE BOLAT 12 / D 35 5 33.75 1 2 0.50 1 4 0.00 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 9 5 7.75 2 4 1.00 1 1 0.75 3 2 2.50 59.00 25.00 52.75 266.048 46349 1476 18 18
19 396 - EMİNE DURAN 12 / B 24 8 22.00 1 0 1.00 3 2 2.50 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 13 4 12.00 3 4 2.00 2 1 1.75 3 2 2.50 57.00 22.00 51.50 264.820 46871 1495 19 19
20 182 - VİLDAN KARAGÖZ 12 / A 32 1 31.75 2 0 2.00 1 0 1.00 3 0 3.00 4 1 3.75 0 0 0.00 9 3 8.25 1 2 0.50 1 2 0.50 2 1 1.75 55.00 10.00 52.50 264.725 46912 1497 20 20
21 0 - DİLARA N 12 / B 32 6 30.50 1 2 0.50 0 0 0.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 4 4 3.00 3 3 2.25 5 1 4.75 3 1 2.75 57.00 18.00 52.50 264.185 47123 1506 21 21
22 233 - MUHAMMET ALİ DERELİ 12 / C 27 13 23.75 3 2 2.50 5 0 5.00 2 3 1.25 2 3 1.25 0 0 0.00 17 5 15.75 0 0 0.00 1 0 1.00 1 2 0.50 58.00 28.00 51.00 263.900 47255 1515 22 22
23 292 - NURSENA TURUNÇ 12 / B 27 10 24.50 0 4 -1.00 3 2 2.50 2 1 1.75 3 2 2.50 0 0 0.00 16 4 15.00 2 5 0.75 3 3 2.25 3 3 2.25 59.00 34.00 50.50 263.675 47341 1520 23 23
24 285 - NİSANUR DELİCE 12 / C 36 4 35.00 3 2 2.50 2 3 1.25 3 2 2.50 5 0 5.00 5 0 5.00 4 6 2.50 0 1 -0.25 2 0 2.00 3 2 2.50 58.00 20.00 53.00 263.320 47475 1524 24 24
25 220 - HACI EYÜP BIYIKLI 12 / C 21 9 18.75 2 2 1.50 3 0 3.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 17 5 15.75 0 0 0.00 2 0 2.00 1 1 0.75 55.00 18.00 50.50 262.410 47889 1538 25 25
26 231 - HAKAN TÜRKMEN 12 / A 26 8 24.00 0 0 0.00 2 3 1.25 3 1 2.75 2 2 1.50 0 0 0.00 13 4 12.00 2 5 0.75 3 1 2.75 5 0 5.00 56.00 24.00 50.00 261.530 48254 1556 26 26
27 160 - SÜMEYYE SÜT 12 / C 27 8 25.00 2 1 1.75 5 0 5.00 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 11 1 10.75 0 0 0.00 1 0 1.00 1 0 1.00 54.00 12.00 51.00 260.817 48543 1572 27 27
28 327 - SUDE NAZ OKUMUŞ 12 / C 29 10 26.50 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 8 3 7.25 1 0 1.00 2 0 2.00 2 1 1.75 56.00 20.00 51.00 259.833 48943 1581 28 28
29 297 - İLAYDA BOZDAĞ 12 / B 22 12 19.00 3 2 2.50 3 2 2.50 2 1 1.75 5 0 5.00 0 0 0.00 11 5 9.75 3 1 2.75 4 2 3.50 3 2 2.50 56.00 27.00 49.25 257.270 50068 1622 29 29
30 311 - NİSA DİKİLİTAS 12 / A 31 5 29.75 2 3 1.25 2 2 1.50 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 3 2 2.50 1 5 -0.25 3 1 2.75 5 0 5.00 55.00 19.00 50.25 255.905 50630 1649 30 30
31 270 - HİLAL İREM YAĞLI 12 / B 31 5 29.75 2 2 1.50 2 2 1.50 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 5 3 4.25 1 3 0.25 5 0 5.00 2 3 1.25 55.00 20.00 50.00 255.895 50636 1650 31 31
32 254 - ESMA AKK 12 / D 30 7 28.25 1 2 0.50 3 1 2.75 4 0 4.00 4 0 4.00 0 0 0.00 6 6 4.50 1 1 0.75 1 1 0.75 4 0 4.00 54.00 18.00 49.50 253.928 51567 1682 32 32
33 191 - N YAĞMUR SADIK 12 / D 23 15 19.25 1 3 0.25 3 1 2.75 4 0 4.00 2 3 1.25 0 0 0.00 18 5 16.75 1 2 0.50 1 1 0.75 2 3 1.25 55.00 33.00 46.75 251.678 52542 1723 33 33
34 234 - EMİNE BVNDR 12 / A 27 12 24.00 2 3 1.25 3 2 2.50 3 1 2.75 2 3 1.25 0 0 0.00 11 7 9.25 0 7 -1.75 5 0 5.00 3 1 2.75 56.00 36.00 47.00 249.392 53596 1769 34 34
35 252 - BENG SU AR K 0 / 0 35 4 34.00 2 1 1.75 2 2 1.50 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 51.00 12.00 48.00 248.002 54206 1800 35 35
36 232 - EREN İNCE 12 / C 30 8 28.00 1 2 0.50 3 2 2.50 3 0 3.00 2 2 1.50 0 0 0.00 9 6 7.50 0 3 -0.75 2 0 2.00 3 2 2.50 53.00 25.00 46.75 246.833 54721 1812 36 36
37 226 - GAMZE GÖKÇE 12 / C 27 8 25.00 3 1 2.75 3 1 2.75 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 7 4 6.00 1 0 1.00 2 0 2.00 1 1 0.75 51.00 17.00 46.75 245.468 55398 1835 37 37
38 283 - BUSE MİRAY GÖKKAYA 12 / C 34 3 33.25 1 4 0.00 4 1 3.75 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50.00 10.00 47.50 244.680 55759 1851 38 38
39 390 - YUSUF KARATAŞ 12 / C 23 15 19.25 3 2 2.50 4 0 4.00 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 13 5 11.75 0 1 -0.25 1 0 1.00 2 2 1.50 52.00 29.00 44.75 242.053 57039 1900 39 39
40 235 - ALİ KAYA 12 / A 23 11 20.25 1 0 1.00 2 3 1.25 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 16 5 14.75 1 5 -0.25 3 3 2.25 0 2 -0.50 52.00 32.00 44.00 241.615 57255 1911 40 40
41 289 - HÜSNE BAŞCI 12 / B 28 5 26.75 3 0 3.00 1 0 1.00 4 0 4.00 3 1 2.75 0 0 0.00 7 6 5.50 1 2 0.50 1 0 1.00 1 4 0.00 49.00 18.00 44.50 237.463 59226 1993 41 41
42 264 - GÜL NİHAL GÜNEŞ 12 / C 32 7 30.25 2 1 1.75 3 2 2.50 4 0 4.00 4 0 4.00 0 0 0.00 3 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48.00 14.00 44.50 234.743 60565 2056 42 42
43 262 - ŞEVVAL TURU* 12 / D 36 4 35.00 2 2 1.50 2 2 1.50 3 0 3.00 3 2 2.50 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.50 47.00 12.00 44.00 232.830 61547 2083 43 43
44 295 - CAN KURT 12 / C 25 12 22.00 2 2 1.50 3 2 2.50 2 2 1.50 5 0 5.00 0 0 0.00 9 6 7.50 1 3 0.25 1 2 0.50 2 1 1.75 50.00 30.00 42.50 232.720 61605 2089 44 44
45 298 - AYŞE KURT 12 / B 24 6 22.50 1 1 0.75 2 2 1.50 0 0 0.00 5 0 5.00 0 0 0.00 10 5 8.75 2 2 1.50 2 2 1.50 1 2 0.50 47.00 20.00 42.00 232.583 61674 2095 45 45
46 201 - MUSTAFA ORÇAN 12 / C 26 7 24.25 2 0 2.00 3 1 2.75 4 0 4.00 3 0 3.00 0 0 0.00 6 7 4.25 0 1 -0.25 2 0 2.00 1 0 1.00 47.00 16.00 43.00 232.355 61785 2101 46 46
47 249 - SÜMERYA OKUMUŞ 12 / C 25 10 22.50 3 2 2.50 3 2 2.50 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 7 8 5.00 1 1 0.75 1 0 1.00 3 0 3.00 49.00 26.00 42.50 232.085 61913 2110 47 47
48 294 - NESLİHAN FIRAT 12 / D 32 6 30.50 2 2 1.50 2 2 1.50 3 0 3.00 4 1 3.75 0 0 0.00 2 2 1.50 1 1 0.75 1 0 1.00 0 1 -0.25 47.00 15.00 43.25 231.328 62270 2117 48 48
49 236 - FATMAGÜL KARA 12 / B 27 6 25.50 1 3 0.25 1 1 0.75 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 5 7 3.25 2 3 1.25 3 3 2.25 3 2 2.50 49.00 27.00 42.25 231.025 62430 2126 49 49
50 377 - FATMA KAPLAN 12 / B 25 11 22.25 0 2 -0.50 2 2 1.50 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 8 7 6.25 2 3 1.25 2 2 1.50 2 2 1.50 49.00 30.00 41.50 229.660 63124 2152 50 50
51 162 - SELMA KESKİN 12 / C 30 4 29.00 3 1 2.75 3 2 2.50 2 2 1.50 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 2 1 1.75 2 0 2.00 1 3 0.25 46.00 15.00 42.25 228.248 63789 2172 51 51



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ Milli Savunma Üni. Deneme Sınavı MSÜ 154747 3486 128 66

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 19.25 8.27 17.18 1.24 1.91 0.76 1.96 1.27 1.64 2.20 1.01 1.95 2.20 1.18 1.90 0.05 0.10 0.03 8.92 3.73 7.99 1.29 2.00 0.79 2.06 1.11 1.78 1.59 1.20 1.28 40.72 21.68 35.29 211.318
Okul Ortalaması 27.67 8.20 25.62 1.64 1.79 1.19 2.44 1.58 2.05 3.03 0.82 2.83 3.64 1.03 3.38 0.20 0.02 0.19 10.33 3.89 9.36 1.09 1.80 0.64 2.20 0.65 2.03 1.95 1.44 1.59 53.98 21.20 48.69 253.957

52 287 - MİSLİNA OKUMUŞ 12 / B 26 7 24.25 1 1 0.75 1 0 1.00 2 1 1.75 4 0 4.00 0 0 0.00 9 4 8.00 1 3 0.25 1 1 0.75 1 3 0.25 46.00 20.00 41.00 228.192 63826 2175 52 52
53 0 - H HÜSEYİN CAN 12 / B 22 8 20.00 2 2 1.50 4 1 3.75 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 3 0 3.00 2 2 1.50 1 0 1.00 3 0 3.00 45.00 14.00 41.50 227.745 64043 2182 53 53
54 229 - ESRA BATTAL 12 / C 25 13 21.75 1 4 0.00 1 4 0.00 3 2 2.50 5 0 5.00 4 0 4.00 11 7 9.25 0 0 0.00 1 0 1.00 1 2 0.50 48.00 32.00 40.00 225.865 64949 2216 54 54
55 250 - BETÜL YAMAN 12 / D 29 9 26.75 2 2 1.50 2 1 1.75 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 4 2 3.50 0 3 -0.75 2 0 2.00 1 3 0.25 46.00 22.00 40.50 223.963 66027 2245 55 55
56 284 - İREM KARADENİZ 12 / C 23 13 19.75 3 1 2.75 2 3 1.25 4 0 4.00 4 0 4.00 0 0 0.00 7 1 6.75 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 45.00 20.00 40.00 223.920 66047 2247 56 56
57 288 - BARIŞ DUT 12 / C 25 12 22.00 2 2 1.50 3 2 2.50 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 9 6 7.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 25.00 38.75 220.208 67938 2307 57 57
58 296 - RABİA MUSTAFA 12 / D 26 14 22.50 1 3 0.25 3 2 2.50 3 1 2.75 4 0 4.00 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 2 0 2.00 1 1 0.75 44.00 22.00 38.50 218.183 68948 2345 58 58
59 245 - EMİN PINAR 12 / C 24 13 20.75 1 2 0.50 2 2 1.50 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 10 3 9.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 22.00 37.50 217.490 69285 2360 59 59
60 257 - SUDE NUR KAPLAN 12 / A 17 16 13.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 2 0.50 3 1 2.75 0 0 0.00 14 4 13.00 1 3 0.25 5 1 4.75 1 3 0.25 44.00 32.00 36.00 217.095 69481 2365 60 60
61 230 - DİLARA AKKAYA 12 / B 24 11 21.25 0 1 -0.25 2 1 1.75 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 3 10 0.50 2 1 1.75 5 1 4.75 2 2 1.50 45.00 29.00 37.75 215.945 70041 2390 61 61
62 247 - NSUDE TEPE 12 / D 28 9 25.75 1 0 1.00 2 2 1.50 1 2 0.50 3 1 2.75 0 0 0.00 6 1 5.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 1 2 0.50 42.00 18.00 37.50 215.740 70138 2393 62 62
63 199 - SERKAN ŞAHAN 12 / C 25 9 22.75 2 2 1.50 2 2 1.50 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 7 6 5.50 0 0 0.00 1 0 1.00 0 1 -0.25 43.00 22.00 37.50 215.468 70278 2398 63 63
64 256 - BARIŞ BAĞCI 12 / C 26 14 22.50 1 2 0.50 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 3 7 1.25 0 0 0.00 2 0 2.00 1 1 0.75 44.00 28.00 37.00 211.913 72157 2465 64 64
65 140 - BURCU KURT 12 / C 24 10 21.50 2 2 1.50 4 1 3.75 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 1 0 1.00 0 3 -0.75 1 0 1.00 0 3 -0.75 38.00 22.00 32.50 196.500 79394 2725 65 65
66 148 - FURKAN AŞICI 12 / C 21 13 17.75 0 5 -1.25 2 3 1.25 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 6 9 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 33.00 26.75 180.792 85798 2962 66 66


