
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 11 Milli Savunma Üni. Deneme Sınavı MSÜ 154747 3486 128 62

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 19.25 8.27 17.18 1.24 1.91 0.76 1.96 1.27 1.64 2.20 1.01 1.95 2.20 1.18 1.90 0.05 0.10 0.03 8.92 3.73 7.99 1.29 2.00 0.79 2.06 1.11 1.78 1.59 1.20 1.28 40.72 21.68 35.29 211.318
Okul Ortalaması 23.34 9.79 20.89 1.40 1.39 1.06 2.15 1.53 1.76 2.21 0.71 2.03 3.00 1.11 2.72 0.60 0.10 0.57 6.06 4.39 4.97 0.58 1.60 0.18 1.18 0.45 1.06 1.08 1.18 0.79 41.00 22.15 35.46 209.316

1 330 - SILA YAKAR 11 / B 33 5 31.75 5 0 5.00 5 0 5.00 3 0 3.00 4 0 4.00 0 1 -0.25 10 4 9.00 0 2 -0.50 2 0 2.00 0 1 -0.25 62.00 12.00 59.00 284.248 39189 1234 8 1
2 195 - GİZEM İŞAL 0 / 0 28 5 26.75 2 2 1.50 0 0 0.00 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 15 0 15.00 1 0 1.00 3 2 2.50 3 3 2.25 59.00 12.00 56.00 280.817 40484 1275 9 2
3 369 - AYŞE LİMON 11 / B 29 10 26.50 5 0 5.00 5 0 5.00 2 0 2.00 1 0 1.00 0 0 0.00 11 2 10.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 53.00 12.00 50.00 256.860 50249 1635 32 3
4 407 - AKİF ASLAN 11 / C 24 16 20.00 5 0 5.00 5 0 5.00 1 4 0.00 5 0 5.00 0 0 0.00 16 8 14.00 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 57.00 32.00 49.00 255.530 50796 1660 35 4
5 347 - ELİF AKGÜL 11 / A 24 11 21.25 1 0 1.00 2 2 1.50 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 8 1 7.75 2 2 1.50 3 2 2.50 4 1 3.75 51.00 21.00 45.75 245.073 55583 1849 42 5
6 334 - TUĞBA GÜNEŞ 11 / D 31 6 29.50 1 1 0.75 4 1 3.75 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 5 4 4.00 1 2 0.50 1 1 0.75 2 2 1.50 51.00 20.00 46.00 241.850 57144 1913 45 6
7 516 - BİLAL ŞAHİN 11 / C 26 8 24.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 5 -1.25 1 4 0.00 0 0 0.00 14 14 10.50 0 0 0.00 1 0 1.00 1 0 1.00 52.00 32.00 44.00 239.325 58330 1965 47 7
8 308 - ESRA NUR ÇALHAN 11 / A 28 5 26.75 1 1 0.75 1 1 0.75 3 0 3.00 4 1 3.75 0 0 0.00 4 0 4.00 1 2 0.50 3 1 2.75 2 2 1.50 47.00 13.00 43.75 235.650 60106 2040 49 8
9 299 - SİMAY ORÇAN 11 / C 28 6 26.50 0 2 -0.50 3 1 2.75 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 4 0 4.00 1 0 1.00 2 0 2.00 4 1 3.75 47.00 15.00 43.25 235.028 60430 2055 50 9

10 359 - BERAT CAN CEVİZ 11 / B 26 11 23.25 2 2 1.50 5 0 5.00 2 2 1.50 4 1 3.75 1 0 1.00 7 1 6.75 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 47.00 17.00 42.75 232.408 61768 2109 55 10
11 307 - BÜŞRA ORÇAN 11 / A 26 13 22.75 1 2 0.50 1 3 0.25 3 0 3.00 4 0 4.00 3 0 3.00 11 4 10.00 1 3 0.25 1 2 0.50 1 2 0.50 49.00 29.00 41.75 231.680 62104 2123 58 11
12 320 - MEDİNE ŞANLI 11 / C 28 8 26.00 1 3 0.25 4 1 3.75 3 1 2.75 4 0 4.00 0 0 0.00 5 5 3.75 0 3 -0.75 1 0 1.00 2 2 1.50 48.00 23.00 42.25 229.470 63218 2166 62 12
13 352 - YAREN KALLİ 11 / A 25 4 24.00 0 1 -0.25 2 1 1.75 2 0 2.00 2 2 1.50 1 0 1.00 10 2 9.50 0 1 -0.25 1 2 0.50 2 0 2.00 44.00 13.00 40.75 228.903 63488 2176 63 13
14 405 - İLYAS YAVUZ 11 / C 22 14 18.50 3 2 2.50 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 10 7 8.25 1 3 0.25 1 1 0.75 2 0 2.00 49.00 32.00 41.00 228.538 63669 2183 64 14
15 333 - AHMET BZDGNN 11 / B 28 8 26.00 2 1 1.75 3 1 2.75 4 0 4.00 4 0 4.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 3 0.25 2 0 2.00 1 1 0.75 46.00 15.00 42.25 227.975 63945 2192 67 15
16 152 - EMİRHAN ÖZBEK 11 / B 25 9 22.75 2 2 1.50 4 1 3.75 3 0 3.00 2 2 1.50 1 1 0.75 8 4 7.00 0 2 -0.50 2 0 2.00 1 4 0.00 47.00 24.00 41.00 227.452 64197 2204 69 16
17 306 - GÜLNUR BİLGİLİ 11 / D 28 8 26.00 1 3 0.25 3 1 2.75 3 0 3.00 4 1 3.75 0 0 0.00 4 4 3.00 1 0 1.00 1 1 0.75 1 2 0.50 46.00 20.00 41.00 225.395 65234 2235 71 17
18 125 - MEDİNE ÇOMRUK 11 / D 26 8 24.00 2 0 2.00 1 3 0.25 2 1 1.75 3 2 2.50 0 0 0.00 9 2 8.50 0 1 -0.25 1 0 1.00 1 3 0.25 45.00 20.00 40.00 225.365 65250 2236 72 18
19 341 - BE * T KU * 11 / B 23 10 20.50 2 2 1.50 1 3 0.25 3 1 2.75 4 1 3.75 4 0 4.00 10 7 8.25 1 4 0.00 2 0 2.00 1 1 0.75 47.00 29.00 39.75 224.855 65522 2247 73 19
20 328 - AYŞEGÜL ÖZBEK 11 / D 31 9 28.75 2 0 2.00 2 3 1.25 2 0 2.00 3 2 2.50 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 2 0 2.00 1 2 0.50 45.00 18.00 40.50 223.263 66411 2279 76 20
21 501 - KEVSR ARI 11 / C 26 9 23.75 3 0 3.00 4 1 3.75 2 1 1.75 4 1 3.75 0 0 0.00 5 3 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 44.00 15.00 40.25 222.703 66702 2290 77 21
22 316 - RAHİME SİVRİKAYA 11 / C 29 11 26.25 1 2 0.50 1 4 0.00 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 6 6 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 2.00 46.00 25.00 39.75 222.555 66762 2293 78 22
23 387 - HİLAL ALAŞ 11 / D 26 6 24.50 2 1 1.75 1 2 0.50 3 0 3.00 4 1 3.75 0 0 0.00 3 2 2.50 0 1 -0.25 2 0 2.00 2 1 1.75 43.00 14.00 39.50 220.915 67597 2320 79 23
24 389 - GÜL TAŞDEMİR 11 / B 27 8 25.00 1 1 0.75 3 1 2.75 2 0 2.00 3 2 2.50 3 1 2.75 6 0 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 12.00 39.00 220.260 67932 2330 80 24
25 317 - SALİHA TEMİZ 11 / A 21 9 18.75 1 1 0.75 1 1 0.75 2 0 2.00 2 1 1.75 0 0 0.00 8 2 7.50 0 4 -1.00 2 0 2.00 4 0 4.00 41.00 18.00 36.50 215.332 70384 2426 88 25
26 318 - NUR KALLİ 0 / 0 21 10 18.50 1 2 0.50 3 1 2.75 4 0 4.00 4 1 3.75 4 0 4.00 8 5 6.75 0 0 0.00 1 0 1.00 0 1 -0.25 42.00 20.00 37.00 214.348 70916 2443 89 26
27 304 - İLAYDA ÇINAR 11 / A 23 4 22.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 0 9.00 1 1 0.75 2 0 2.00 2 0 2.00 37.00 5.00 35.75 214.337 70926 2444 90 27
28 355 - ÖKKEŞ A N * 11 / A 22 12 19.00 2 2 1.50 2 2 1.50 3 0 3.00 4 1 3.75 1 0 1.00 8 5 6.75 1 4 0.00 1 2 0.50 1 2 0.50 44.00 30.00 36.50 213.003 71623 2470 91 28
29 329 - GÜLBAHAR AKGÜL 11 / D 24 7 22.25 2 1 1.75 2 2 1.50 1 3 0.25 2 3 1.25 0 0 0.00 10 6 8.50 0 1 -0.25 1 0 1.00 0 1 -0.25 42.00 24.00 36.00 212.822 71714 2473 92 29
30 356 - ALİ ENGİN TÜRKMEN 11 / B 26 13 22.75 2 1 1.75 2 1 1.75 3 1 2.75 2 1 1.75 0 0 0.00 5 6 3.50 1 2 0.50 1 0 1.00 1 0 1.00 43.00 25.00 36.75 212.620 71823 2478 93 30
31 340 - FAHRİYE AKSOY 11 / D 25 10 22.50 1 1 0.75 3 1 2.75 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 3 2 2.50 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 41.00 16.00 37.00 212.200 72044 2491 94 31
32 326 - SELBİNAZ GÜNTÜRK 11 / A 19 14 15.50 1 1 0.75 2 1 1.75 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 11 3 10.25 1 2 0.50 1 2 0.50 1 2 0.50 42.00 27.00 35.25 211.475 72387 2506 96 32
33 383 - ALİ YILDIRIM 11 / A 20 11 17.25 2 2 1.50 2 3 1.25 3 1 2.75 5 0 5.00 4 1 3.75 4 2 3.50 3 3 2.25 2 1 1.75 1 3 0.25 42.00 26.00 35.50 209.033 73567 2544 97 33
34 313 - ZEYNEP DEMİR 11 / C 23 10 20.50 1 2 0.50 4 1 3.75 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 4 2 3.50 1 1 0.75 0 0 0.00 0 3 -0.75 41.00 20.00 36.00 208.950 73601 2546 98 34
35 322 - FATMA NUR BOZOKUL 11 / A 26 9 23.75 0 3 -0.75 2 1 1.75 3 0 3.00 3 2 2.50 3 0 3.00 5 7 3.25 1 4 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 42.00 27.00 35.25 207.667 74247 2574 99 35
36 402 - MUHAMMED HACI 11 / C 23 11 20.25 0 4 -1.00 2 1 1.75 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 8 7 6.25 0 1 -0.25 1 0 1.00 1 3 0.25 42.00 29.00 34.75 207.493 74329 2578 100 36
37 323 - HATİCE KÜBRA ÇELİK 11 / B 24 11 21.25 3 2 2.50 1 3 0.25 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 4 9 1.75 0 0 0.00 2 0 2.00 2 2 1.50 42.00 30.00 34.50 204.890 75613 2629 101 37
38 380 - IRMAK GÜL 11 / A 18 4 17.00 0 0 0.00 1 0 1.00 3 0 3.00 3 0 3.00 0 0 0.00 7 1 6.75 0 0 0.00 1 0 1.00 1 0 1.00 34.00 5.00 32.75 201.880 77016 2679 102 38
39 400 - MERVE GÖK 11 / B 25 10 22.50 1 2 0.50 3 1 2.75 1 0 1.00 3 1 2.75 0 0 0.00 4 2 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 16.00 33.00 200.080 77865 2714 103 39
40 337 - AYSİMA İLERİ 11 / B 26 13 22.75 0 5 -1.25 2 3 1.25 3 0 3.00 4 1 3.75 4 0 4.00 3 8 1.00 2 3 1.25 1 1 0.75 1 3 0.25 42.00 37.00 32.75 198.660 78477 2735 104 40
41 386 - HATİCE AKKUŞ 11 / B 25 14 21.50 2 0 2.00 2 3 1.25 2 2 1.50 3 2 2.50 0 0 0.00 4 11 1.25 1 3 0.25 1 1 0.75 2 2 1.50 42.00 38.00 32.50 198.053 78760 2747 105 41
42 378 - FEYZA YAVUZ 11 / D 25 11 22.25 1 1 0.75 2 1 1.75 3 0 3.00 3 1 2.75 0 0 0.00 1 6 -0.50 1 0 1.00 2 0 2.00 0 1 -0.25 38.00 21.00 32.75 197.800 78887 2749 106 42
43 381 - LEYLA BAĞCI 11 / D 24 9 21.75 0 1 -0.25 1 1 0.75 2 0 2.00 2 2 1.50 0 0 0.00 5 0 5.00 0 1 -0.25 1 0 1.00 0 0 0.00 35.00 14.00 31.50 196.833 79292 2761 107 43
44 401 - HACI SARI 11 / D 15 16 11.00 2 2 1.50 2 2 1.50 2 0 2.00 5 0 5.00 0 0 0.00 10 5 8.75 1 1 0.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 37.00 27.00 30.25 194.335 80416 2794 109 44
45 360 - RAMAZAN BİBER 11 / D 16 8 14.00 2 2 1.50 2 1 1.75 1 0 1.00 4 0 4.00 0 0 0.00 7 4 6.00 1 1 0.75 1 0 1.00 1 2 0.50 35.00 18.00 30.50 194.330 80418 2795 110 45
46 351 - VİLDAN KI * 11 / B 26 13 22.75 3 1 2.75 2 3 1.25 2 2 1.50 3 2 2.50 3 1 2.75 3 8 1.00 0 3 -0.75 1 0 1.00 0 2 -0.50 40.00 34.00 31.50 193.722 80688 2802 111 46
47 315 - ÜMMÜ TAŞDEMİR 11 / D 27 9 24.75 1 1 0.75 2 1 1.75 1 1 0.75 3 1 2.75 0 0 0.00 0 4 -1.00 0 0 0.00 1 0 1.00 1 1 0.75 36.00 18.00 31.50 193.483 80790 2810 112 47
48 120 - DÖNE ÇAKIROĞLU 11 / B 26 8 24.00 2 3 1.25 3 2 2.50 2 2 1.50 1 3 0.25 0 0 0.00 0 9 -2.25 1 3 0.25 1 0 1.00 3 2 2.50 39.00 32.00 31.00 191.942 81445 2842 113 48
49 393 - SARİYE ORÇAN 11 / A 27 11 24.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 6 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 17.00 29.75 191.805 81498 2843 114 49
50 348 - GÜLSÜM NURÖZKAN 11 / A 19 15 15.25 0 3 -0.75 3 2 2.50 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 6 5 4.75 1 3 0.25 2 0 2.00 1 4 0.00 38.00 35.00 29.25 189.818 82285 2873 115 50
51 325 - ZEHRA TÜRKMEN 11 / A 17 7 15.25 1 0 1.00 3 1 2.75 2 0 2.00 3 1 2.75 0 0 0.00 2 3 1.25 2 3 1.25 3 0 3.00 0 2 -0.50 33.00 17.00 28.75 186.578 83591 2931 116 51



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 11 Milli Savunma Üni. Deneme Sınavı MSÜ 154747 3486 128 62

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 19.25 8.27 17.18 1.24 1.91 0.76 1.96 1.27 1.64 2.20 1.01 1.95 2.20 1.18 1.90 0.05 0.10 0.03 8.92 3.73 7.99 1.29 2.00 0.79 2.06 1.11 1.78 1.59 1.20 1.28 40.72 21.68 35.29 211.318
Okul Ortalaması 23.34 9.79 20.89 1.40 1.39 1.06 2.15 1.53 1.76 2.21 0.71 2.03 3.00 1.11 2.72 0.60 0.10 0.57 6.06 4.39 4.97 0.58 1.60 0.18 1.18 0.45 1.06 1.08 1.18 0.79 41.00 22.15 35.46 209.316

52 342 - SARİYE NURCERE 11 / D 22 10 19.50 1 1 0.75 0 3 -0.75 2 1 1.75 3 1 2.75 0 0 0.00 4 9 1.75 0 0 0.00 1 0 1.00 2 1 1.75 35.00 26.00 28.50 186.172 83770 2940 117 52
53 375 - ŞEVVAL O K O*N 11 / C 24 10 21.50 2 1 1.75 2 2 1.50 2 2 1.50 3 1 2.75 0 0 0.00 0 3 -0.75 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 34.00 19.00 29.25 186.135 83788 2941 118 53
54 372 - NİLGÜN KOÇYİĞİT 11 / A 24 6 22.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 1 0 1.00 3 2 2.50 0 0 0.00 3 4 2.00 0 4 -1.00 1 1 0.75 0 1 -0.25 32.00 19.00 27.25 181.393 85614 3011 119 54
55 370 - SÜMEYYE ORÇAN 11 / A 16 7 14.25 0 0 0.00 2 2 1.50 2 0 2.00 1 1 0.75 2 0 2.00 4 4 3.00 2 2 1.50 2 0 2.00 1 0 1.00 30.00 16.00 26.00 179.688 86275 3034 121 55
56 344 - SEBİHA GÜLARDIÇ 11 / A 16 9 13.75 1 2 0.50 1 3 0.25 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 5 5 3.75 1 4 0.00 2 1 1.75 2 2 1.50 32.00 27.00 25.25 177.302 87119 3058 122 56
57 345 - SAADET ORÇAN 11 / C 23 7 21.25 0 3 -0.75 1 3 0.25 2 0 2.00 2 1 1.75 1 0 1.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 29.00 16.00 25.00 173.690 88340 3103 123 57
58 404 - BEKTAŞ AKTAŞ 11 / C 18 7 16.25 1 3 0.25 2 3 1.25 1 1 0.75 4 1 3.75 2 1 1.75 4 8 2.00 0 4 -1.00 1 1 0.75 1 1 0.75 32.00 29.00 24.75 173.590 88376 3104 124 58
59 365 - SEMR* YIL*IRIM 11 / C 16 16 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 8 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 24.00 20.00 162.640 91629 3197 125 59
60 0 - ÜMMÜGÜLSÜMKİRAZ 11 / A 9 7 7.25 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 5 7.75 1 4 0.00 1 0 1.00 2 2 1.50 23.00 18.00 18.50 158.550 92654 3235 126 60
61 357 - METİN GÜNEL 11 / C 7 19 2.25 0 2 -0.50 3 2 2.50 1 0 1.00 3 0 3.00 0 0 0.00 6 14 2.50 1 4 0.00 0 3 -0.75 2 0 2.00 23.00 44.00 12.00 134.108 107791 3368 127 61
62 373 - EMİNE ERGÜVEN 11 / D 12 22 6.50 1 2 0.50 1 4 0.00 2 3 1.25 2 3 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 34.00 9.50 124.700 108839 3405 128 62


