
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 62 62 375 3622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 10,72 9,35 5,32 2,81 4,61 2,36 3,40 1,51 3,03 1,14 2,75 2,09 1,33 1,76 5,75 6,08 4,23 2,25 4,20 1,20 1,46 2,26 0,90 2,26 3,13 1,48 36,55 35,07 27,79 224,400

Okul Ortalaması 15,00 8,81 12,80 7,16 1,92 6,68 2,06 2,68 1,40 3,65 0,65 3,48 2,19 1,06 1,93 6,16 4,34 5,08 2,00 4,50 0,88 1,24 1,26 0,93 2,79 2,87 2,07 42,25 28,09 35,25 246,420

KATILIMLAR

1 904 E ZİŞAN GEVREK 10C 22 7 20,25 8 2 7,50 4 3 3,25 5 0 5,00 3 1 2,75 13 9 10,75 4 6 2,50 6 1 5,75 10 0 10,00 75 29 67,75 343,754 138

2 153 NESİBE NUR KAYA 10C 21 6 19,50 9 1 8,75 2 5 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 15 8 13,00 6 3 5,25 5 2 4,50 6 3 5,25 73 28 66,00 338,461 157

3 979 ELİF SUDE GÖRGÜLÜ 10C 23 5 21,75 8 1 7,75 6 3 5,25 5 0 5,00 2 2 1,50 6 10 3,50 3 5 1,75 2 3 1,25 5 4 4,00 60 33 51,75 295,013 465

4 992 AACER NUR KURT 10C 18 7 16,25 5 4 4,00 6 2 5,50 4 0 4,00 2 0 2,00 8 5 6,75 3 3 2,25 4 1 3,75 5 3 4,25 55 25 48,75 286,840 569

5 971 BEYZA NUR ZORBA 10D 18 10 15,50 7 3 6,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 13 2 12,50 4 3 3,25 0 4 -1,00 5 5 3,75 56 31 48,25 285,265 588

6 980 GÖKHAN BARMAN 10B 12 8 10,00 10 0 10,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 8 3 7,25 6 3 5,25 3 0 3,00 4 2 3,50 51 20 46,00 279,446 668

7 939 ESMA UY*N 10D 20 10 17,50 10 0 10,00 3 3 2,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 6 3,50 2 8 0,00 0 1 -0,25 7 2 6,50 54 31 46,25 279,003 672

8 911 MERVE ZELİHA ÇOMAK 10A 16 8 14,00 8 1 7,75 0 4 -1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 10 5 8,75 3 3 2,25 4 2 3,50 5 5 3,75 53 29 45,75 278,085 684

9 981 EMİNE KEKLİK 10B 19 9 16,75 8 0 8,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 7 4 6,00 2 4 1,00 1 0 1,00 4 2 3,50 51 21 45,75 277,567 689

10 902 SUDE DİKİLİTAŞ 10B 18 5 16,75 9 0 9,00 4 4 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 5 3,75 4 5 2,75 1 1 0,75 2 4 1,00 51 25 44,75 274,521 736

11 965 AYŞE NUR BOZKURT 10C 23 4 22,00 5 5 3,75 4 2 3,50 3 1 2,75 3 1 2,75 8 2 7,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 51 24 45,00 274,520 737

12 993 MELİKE KOCA 10D 17 10 14,50 5 2 4,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 9 5 7,75 4 2 3,50 3 5 1,75 4 4 3,00 51 31 43,25 270,455 796

13 927 MERVE BOZDOĞAN 10A 13 6 11,50 8 1 7,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 6 6 4,50 2 3 1,25 1 0 1,00 7 0 7,00 47 17 42,75 269,382 816

14 910 HÜSNEGÜL ASLAN 10B 17 8 15,00 9 0 9,00 2 1 1,75 4 0 4,00 2 1 1,75 8 4 7,00 2 7 0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 48 21 42,75 268,727 824

15 905 TALİSCA NALBANT 10 19 10 16,50 8 2 7,50 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 6 2 5,50 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 47 18 42,50 267,750 837

16 952 ESLEM ORÇAN 10D 18 9 15,75 9 1 8,75 3 4 2,00 4 0 4,00 1 3 0,25 6 5 4,75 4 4 3,00 3 3 2,25 3 6 1,50 51 35 42,25 267,226 844

17 914 ZEYNEP KURT 10A 17 6 15,50 6 2 5,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 0 3,00 14 2 13,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 2 4 1,00 47 20 42,00 266,277 862

18 933 EFRAHİM AKBAŞAK 10A 16 8 14,00 9 1 8,75 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 5 0,75 2 8 0,00 1 5 -0,25 5 5 3,75 50 37 40,75 262,815 917

19 999 NUR HARSE 10D 18 10 15,50 8 2 7,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 6 0 6,00 2 8 0,00 5 3 4,25 47 26 40,50 261,898 938

20 903 MERVE DEREBEYİ 10A 12 5 10,75 8 2 7,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 1 0,75 13 3 12,25 0 6 -1,50 3 0 3,00 3 3 2,25 45 21 39,75 260,241 959

21 970 ESMA YİĞİT 10C 20 5 18,75 9 1 8,75 1 0 1,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 3 3,25 1 2 0,50 1 0 1,00 43 12 40,00 259,863 968

22 997 BEYZANUR POYRAZ 10B 13 9 10,75 9 0 9,00 1 1 0,75 5 0 5,00 2 0 2,00 7 6 5,50 2 2 1,50 1 2 0,50 5 2 4,50 45 22 39,50 259,600 975

23 901 SENA  PİŞKİN 10A 18 5 16,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 0 1,00 10 2 9,50 4 4 3,00 1 0 1,00 3 4 2,00 45 21 39,75 259,551 976

24 990 ÖZGE YILMAZ 10D 16 3 15,25 8 1 7,75 4 0 4,00 2 0 2,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 41 6 39,50 258,905 983

25 925 EMİNE GÜL SAYGILI 10A 14 7 12,25 8 2 7,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 43 17 38,75 257,060 1016

26 957 MELİKE KISA 10D 18 10 15,50 9 1 8,75 4 5 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 7 0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 46 30 38,50 255,756 1046

27 945 EMİNE TÜRKMEN 10B 15 8 13,00 6 3 5,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 42 19 37,25 252,454 1098

28 944 FATMA BUSE AKKURT 10C 16 10 13,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 11 7 9,25 2 6 0,50 1 0 1,00 5 4 4,00 45 32 37,00 251,687 1112

29 907 HATİCE 10D 18 8 16,00 9 1 8,75 5 3 4,25 3 2 2,50 4 9 1,75 2 6 0,50 1 3 0,25 4 4 3,00 46 36 37,00 251,292 1121

                                                1 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 62 62 375 3622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 10,72 9,35 5,32 2,81 4,61 2,36 3,40 1,51 3,03 1,14 2,75 2,09 1,33 1,76 5,75 6,08 4,23 2,25 4,20 1,20 1,46 2,26 0,90 2,26 3,13 1,48 36,55 35,07 27,79 224,400

Okul Ortalaması 15,00 8,81 12,80 7,16 1,92 6,68 2,06 2,68 1,40 3,65 0,65 3,48 2,19 1,06 1,93 6,16 4,34 5,08 2,00 4,50 0,88 1,24 1,26 0,93 2,79 2,87 2,07 42,25 28,09 35,25 246,420

KATILIMLAR

30 987 ZEYNEP BOZDAĞ 10D 22 6 20,50 5 4 4,00 4 0 4,00 3 0 3,00 0 3 -0,75 5 4 4,00 1 2 0,50 2 3 1,25 42 22 36,50 249,124 1166

31 973 AYŞE AKBABA 10C 17 6 15,50 7 3 6,25 0 4 -1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 7 5 5,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 5 1,75 43 28 36,00 248,351 1177

32 978 YUSUF K KALAY 10D 10 10 7,50 5 4 4,00 2 5 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 11 4 10,00 2 8 0,00 3 3 2,25 3 2 2,50 44 38 34,50 244,922 1248

33 977 RAHİLE AKTOP 10D 20 6 18,50 8 2 7,50 0 7 -1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 7 5 5,75 3 6 1,50 2 7 0,25 44 36 35,00 244,875 1249

34 994 GİZEM  NAZ  KAYA 10C 18 8 16,00 6 4 5,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 7 5 5,75 2 6 0,50 2 1 1,75 2 4 1,00 43 34 34,50 243,757 1280

35 943 ERVA LİMON 10B 15 8 13,00 8 1 7,75 2 5 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 6 1,50 3 4 2,00 41 27 34,25 243,406 1289

36 982 ALİ EFE 10D 13 11 10,25 6 4 5,00 0 7 -1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 10 10 7,50 2 8 0,00 4 2 3,50 3 6 1,50 46 50 33,50 241,569 1321

37 991 TUĞRA D 10C 13 6 11,50 9 0 9,00 1 2 0,50 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 36 13 32,75 239,082 1373

38 936 HACER ATA 10B 17 10 14,50 7 3 6,25 2 5 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 5 2,75 2 6 0,50 2 2 1,50 2 5 0,75 42 40 32,00 236,417 1435

39 912 ÖZLEM ALBENİ 10A 16 13 12,75 5 5 3,75 1 5 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 6 0 6,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 5 1,75 40 33 31,75 235,863 1449

40 909 YUSUF ALİ ARISOY 10B 14 9 11,75 9 1 8,75 3 4 2,00 5 0 5,00 2 1 1,75 2 5 0,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 38 27 31,25 234,460 1473

41 917 ASLI AKKUŞ 10A 12 10 9,50 7 2 6,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 12 5 10,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 4 0,00 38 28 31,00 234,001 1487

42 922 EZGİ NAS GÖK 10A 13 8 11,00 6 4 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 4 1,00 37 25 30,75 233,075 1511

43 976 ŞEVVAL KARAGÖZ 10D 20 7 18,25 4 2 3,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 5 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 35 19 30,25 230,649 1572

44 94200 RONALDO SÜREK 10B 11 7 9,25 9 1 8,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 5 2,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 35 25 28,75 227,180 1648

45 924 GÜSKAN GÜZEL 10B 13 10 10,50 8 2 7,50 2 4 1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 35 25 28,75 227,108 1649

46 964 HABİB KISA 10C 8 8 6,00 5 2 4,50 4 3 3,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 3 3,25 4 4 3,00 2 1 1,75 34 22 28,50 227,081 1652

47 988 EREN BAĞCI 10C 9 14 5,50 10 0 10,00 2 4 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 5 3,75 3 5 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 36 33 27,75 224,812 1718

48 941 AHSEN BEYZA SOLMAZ 10B 15 5 13,75 3 1 2,75 2 2 1,50 9 4 8,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 0 1,00 32 16 28,00 224,461 1721

49 915 HİRA UZ 10 17 7 15,25 7 2 6,50 1 0 1,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 12 28,00 224,216 1729

50 919 LEYLA YILDIZ 10B 12 9 9,75 6 0 6,00 4 0 4,00 1 0 1,00 9 7 7,25 1 8 -1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 34 28 27,00 221,855 1796

51 921 SİMA TEKEREK 10 13 9 10,75 6 2 5,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 7 4 6,00 0 5 -1,25 2 0 2,00 33 26 26,50 220,292 1833

52 985 MELİKENAZ KILIÇ 10 10 13 6,75 8 2 7,50 1 6 -0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 6 2 5,50 1 6 -0,50 2 1 1,75 3 6 1,50 36 39 26,25 220,140 1838

53 986 NİSANUR KARABAYIR 10D 14 8 12,00 6 2 5,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 5 6 3,50 2 0 2,00 1 4 0,00 32 25 25,75 217,925 1875

54 955 ASUDE KAHRAMAN 10B 15 9 12,75 5 2 4,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 6 0,50 3 6 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 34 34 25,50 217,076 1895

55 983 SAMET KOZAN 10C 8 16 4,00 8 1 7,75 3 4 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 4 4 3,00 33 36 24,00 213,714 1961

56 926 ÖMER CAN KIZIL 10A 8 17 3,75 7 3 6,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 2 0,50 3 0 3,00 3 6 1,50 1 1 0,75 31 30 23,50 212,244 2002

57 110 KÜBRA AKILLI 10A 12 9 9,75 7 2 6,50 1 2 0,50 5 0 5,00 1 0 1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 29 22 23,50 211,404 2018

58 959 İCARDİ KARADAĞLI 10B 10 15 6,25 8 1 7,75 3 4 2,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 4 2,00 3 5 1,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 33 39 23,25 211,117 2028
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Genel Ortalama 12,03 10,72 9,35 5,32 2,81 4,61 2,36 3,40 1,51 3,03 1,14 2,75 2,09 1,33 1,76 5,75 6,08 4,23 2,25 4,20 1,20 1,46 2,26 0,90 2,26 3,13 1,48 36,55 35,07 27,79 224,400
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KATILIMLAR

59 949 HASAN BARAZ 10C 11 14 7,50 10 0 10,00 2 6 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 7 1,25 0 8 -2,00 2 3 1,25 5 3 4,25 34 46 22,50 208,800 2075

60 998 YİĞİT BOZDOĞAN 10C 11 16 7,00 7 3 6,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 7 -1,75 0 1 -0,25 3 4 2,00 28 42 17,50 193,695 2371

61 963 CELİL OĞUL 10A 2 3 1,25 8 2 7,50 2 4 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 14 13 10,75 174,142 2736

62 972 RUMEYSA YILMAZ 10C 6 23 0,25 1 8 -1,00 2 6 0,50 1 4 0,00 1 3 0,25 3 22 -2,50 1 9 -1,25 2 7 0,25 1 9 -1,25 18 91 -4,75 127,599 3599
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