
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 89 89 524 4106

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,41 11,12 10,63 6,58 5,17 5,29 3,26 4,00 2,26 2,80 1,44 2,44 5,84 6,32 4,26 2,76 3,42 1,91 2,42 3,89 1,44 2,72 2,97 1,98 39,79 38,33 30,21 231,560

Okul Ortalaması 14,70 10,91 11,97 7,67 4,57 6,53 3,79 3,79 2,84 3,26 1,27 2,94 4,40 4,87 3,19 2,76 3,51 1,89 2,75 3,81 1,80 2,96 2,49 2,33 42,29 35,22 33,49 241,350

KATILIMLAR

1 1018 HATİCE YAREN ERDAĞ  9E 25 5 23,75 9 4 8,00 7 2 6,50 4 1 3,75 21 5 19,75 8 2 7,50 8 1 7,75 6 2 5,50 88 22 82,50 387,738 30

2 1089 SULTAN KAMALAK  9E 21 9 18,75 9 4 8,00 3 6 1,50 5 0 5,00 7 9 4,75 7 2 6,50 3 5 1,75 4 2 3,50 59 37 49,75 289,581 702

3 1028 FATMAGÜL YILDIZ  9E 16 13 12,75 10 4 9,00 5 5 3,75 2 3 1,25 16 10 13,50 4 6 2,50 4 5 2,75 5 4 4,00 62 50 49,50 289,510 705

4 1016 HÜRÜ  KILIÇ  9A 22 8 20,00 10 4 9,00 6 5 4,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 3 4,25 6 4 5,00 55 27 48,25 284,870 779

5 1099 AHMET GÜNEŞ  9B 19 8 17,00 9 5 7,75 3 3 2,25 5 0 5,00 10 8 8,00 4 3 3,25 3 3 2,25 3 3 2,25 56 33 47,75 283,637 798

6 1021 KÜBRA ŞEN  9A 12 7 10,25 10 4 9,00 5 5 3,75 5 0 5,00 7 1 6,75 2 5 0,75 7 2 6,50 5 2 4,50 53 26 46,50 280,917 838

7 1063 ESRA KAYA  9D 22 5 20,75 11 3 10,25 3 5 1,75 5 0 5,00 3 6 1,50 3 3 2,25 4 3 3,25 2 2 1,50 53 27 46,25 278,610 869

8 1015 RAVZA GÜL  9D 19 9 16,75 7 4 6,00 5 4 4,00 4 1 3,75 3 8 1,00 6 3 5,25 6 3 5,25 5 5 3,75 55 37 45,75 277,917 885

9 1030 ERDOĞAN TANSEL  9B 18 11 15,25 10 4 9,00 6 3 5,25 4 1 3,75 8 8 6,00 4 4 3,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 54 38 44,50 273,995 969

10 1076 GÜLSU TATLI  9E 10 18 5,50 13 1 12,75 7 4 6,00 4 1 3,75 8 5 6,75 4 6 2,50 3 3 2,25 5 5 3,75 54 43 43,25 271,635 1006

11 1039 MÜZEYYEN GÜL SAYGILI 9C 17 13 13,75 9 5 7,75 7 4 6,00 5 0 5,00 6 10 3,50 1 1 0,75 4 4 3,00 4 3 3,25 53 40 43,00 269,751 1045

12 1084 FATMA TİYEK  9B 15 8 13,00 7 1 6,75 7 0 7,00 5 0 5,00 4 2 3,50 4 2 3,50 2 4 1,00 3 0 3,00 47 17 42,75 269,117 1059

13 1025 MİRAYSU KOÇ  9D 14 16 10,00 7 6 5,50 5 4 4,00 4 1 3,75 7 8 5,00 5 3 4,25 6 3 5,25 5 5 3,75 53 46 41,50 265,979 1136

14 1006 AHMET VELİ AŞICI  9A 16 6 14,50 10 2 9,50 7 2 6,50 2 3 1,25 7 4 6,00 1 0 1,00 2 5 0,75 2 0 2,00 47 22 41,50 265,014 1164

15 1040 ALİ KÖSE  9B 15 13 11,75 13 1 12,75 9 2 8,50 3 1 2,75 7 7 5,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 2 0,50 49 32 41,00 263,719 1185

16 1085 KAAN KOÇ  9E 18 8 16,00 9 5 7,75 4 7 2,25 4 1 3,75 7 10 4,50 4 6 2,50 2 6 0,50 4 1 3,75 52 44 41,00 263,436 1193

17 1050 ZEYNEP  ORÇAN  9A 18 7 16,25 8 4 7,00 5 4 4,00 3 2 2,50 3 3 2,25 3 3 2,25 2 2 1,50 5 1 4,75 47 26 40,50 261,971 1218

18 1075 İREM OĞUL  9A 15 11 12,25 9 5 7,75 6 4 5,00 4 0 4,00 8 15 4,25 4 2 3,50 2 4 1,00 3 3 2,25 51 44 40,00 260,918 1237

19 1019 YAREN OĞUL  9A 19 9 16,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 7 3 6,25 2 5 0,75 6 3 5,25 1 3 0,25 47 28 40,00 260,313 1256

20 1001 KEVSER BGRCK  9D 16 9 13,75 8 5 6,75 4 3 3,25 4 1 3,75 8 4 7,00 3 4 2,00 3 3 2,25 1 1 0,75 47 30 39,50 259,150 1277

21 1080 AYSUN ORÇAN  9C 18 9 15,75 5 7 3,25 3 5 1,75 3 2 2,50 7 0 7,00 3 4 2,00 3 4 2,00 6 4 5,00 48 35 39,25 258,298 1301

22 1061 MUSA YİĞİTTEKİN  9A 19 8 17,00 10 4 9,00 3 3 2,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 5 2,75 2 5 0,75 5 3 4,25 47 32 39,00 257,334 1316

23 1060 ŞEVVAL KARAGÖZ  9E 16 14 12,50 13 1 12,75 6 5 4,75 3 2 2,50 3 5 1,75 3 7 1,25 2 6 0,50 3 1 2,75 49 41 38,75 257,038 1324

24 1096 SENA BAGCI  9E 19 11 16,25 8 6 6,50 3 8 1,00 4 1 3,75 6 4 5,00 3 7 1,25 3 7 1,25 5 5 3,75 51 49 38,75 256,620 1333

25 1008 BEYTULLAH KIŞLAK  9A 13 8 11,00 10 3 9,25 4 5 2,75 4 1 3,75 6 3 5,25 2 6 0,50 3 5 1,75 5 3 4,25 47 34 38,50 256,561 1335

26 1097 HALİM BYNDR  9A 10 6 8,50 10 1 9,75 7 3 6,25 2 3 1,25 8 4 7,00 2 0 2,00 2 5 0,75 3 1 2,75 44 23 38,25 256,095 1351

27 1077 TALİHA NU RİMREN  9E 16 12 13,00 10 4 9,00 5 6 3,50 4 1 3,75 6 6 4,50 2 4 1,00 2 5 0,75 3 1 2,75 48 39 38,25 255,470 1363

28 1046 ELİF KILIÇ  9D 17 12 14,00 7 6 5,50 6 3 5,25 3 2 2,50 7 4 6,00 3 5 1,75 3 5 1,75 2 6 0,50 48 43 37,25 252,314 1429

29 1071 SILA FIRAT  9C 20 9 17,75 4 6 2,50 3 6 1,50 2 3 1,25 4 4 3,00 6 2 5,50 4 3 3,25 3 3 2,25 46 36 37,00 251,355 1449
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Genel Ortalama 13,41 11,12 10,63 6,58 5,17 5,29 3,26 4,00 2,26 2,80 1,44 2,44 5,84 6,32 4,26 2,76 3,42 1,91 2,42 3,89 1,44 2,72 2,97 1,98 39,79 38,33 30,21 231,560

Okul Ortalaması 14,70 10,91 11,97 7,67 4,57 6,53 3,79 3,79 2,84 3,26 1,27 2,94 4,40 4,87 3,19 2,76 3,51 1,89 2,75 3,81 1,80 2,96 2,49 2,33 42,29 35,22 33,49 241,350

KATILIMLAR

30 1058 FATMA KOCA  9D 17 13 13,75 7 6 5,50 4 0 4,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 6 1 5,75 2 1 1,75 43 25 36,75 251,063 1457

31 1023 AHME T BAĞCI  9D 15 8 13,00 12 2 11,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 0 2,00 1 3 0,25 2 1 1,75 41 17 36,75 250,941 1460

32 1048 TORUN GÜL TAŞDEMİR  9A 19 6 17,50 8 4 7,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 4 3,00 4 3 3,25 3 3 2,25 44 29 36,75 250,536 1469

33 1090 ALİ METEHAN AKKAYA  9E 16 9 13,75 8 4 7,00 3 5 1,75 4 0 4,00 5 6 3,50 3 3 2,25 2 7 0,25 4 1 3,75 45 35 36,25 249,430 1500

34 1037 HURİYE ÜNLÜ  9E 17 8 15,00 9 4 8,00 4 5 2,75 3 2 2,50 6 3 5,25 3 2 2,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 44 31 36,25 249,128 1506

35 1086 ELİF NAZ DAĞCI  9D 14 12 11,00 9 5 7,75 5 1 4,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 2 3,50 2 4 1,00 3 1 2,75 43 28 36,00 249,076 1507

36 1072 ÖZGE TÜRCAN  9E 17 9 14,75 10 4 9,00 1 7 -0,75 2 2 1,50 6 4 5,00 2 2 1,50 2 4 1,00 5 4 4,00 45 36 36,00 248,559 1512

37 1087 CANSU BAZ  9D 16 8 14,00 5 7 3,25 7 3 6,25 3 2 2,50 2 12 -1,00 5 4 4,00 5 3 4,25 3 2 2,50 46 41 35,75 248,075 1525

38 1078 BARMAN  9A 19 11 16,25 10 4 9,00 2 6 0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 3 2,25 2 4 1,00 2 3 1,25 44 33 35,75 247,532 1542

39 1031 MERYEM KALLİ  9D 17 12 14,00 8 6 6,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 1 2 0,50 4 3 3,25 3 3 2,25 42 28 35,00 245,630 1590

40 1004 NİHAL KARATAŞ  9E 12 15 8,25 10 4 9,00 7 4 6,00 2 3 1,25 9 4 8,00 2 7 0,25 2 7 0,25 3 6 1,50 47 50 34,50 244,715 1614

41 1011 NARİN AĞCADAĞ  9C 19 8 17,00 8 6 6,50 4 5 2,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 5 0,75 4 3 3,25 44 37 34,75 244,449 1621

42 1034 HAMZA KANTARCI  9C 16 10 13,50 10 3 9,25 4 3 3,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 40 22 34,50 244,122 1632

43 1005 HÜRÜ SARI  9D 10 15 6,25 8 5 6,75 3 3 2,25 5 0 5,00 7 5 5,75 2 3 1,25 6 2 5,50 2 3 1,25 43 36 34,00 243,712 1643

44 1022 HÜSEYİN BAĞCI  9C 15 5 13,75 11 3 10,25 1 1 0,75 3 2 2,50 2 4 1,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 5 1 4,75 39 19 34,25 243,408 1655

45 1056 FERİZE AKYN  9A 13 6 11,50 9 4 8,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 4 3,00 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 39 20 34,00 242,939 1672

46 1045 YUNUS EMRE IŞIK  9D 17 10 14,50 7 6 5,50 4 3 3,25 2 2 1,50 4 2 3,50 4 5 2,75 2 4 1,00 2 2 1,50 42 34 33,50 241,026 1722

47 1038 NURBANU OĞUL  9C 20 10 17,50 6 7 4,25 5 4 4,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 8 -1,00 5 4 4,00 3 5 1,75 44 42 33,50 240,616 1733

48 0 ŞERİFE KARAASLAN  9E 12 11 9,25 5 7 3,25 3 6 1,50 4 1 3,75 11 8 9,00 3 5 1,75 1 7 -0,75 5 1 4,75 44 46 32,50 238,723 1777

49 1070 AHMET EMİN YAĞLI  9E 6 8 4,00 10 4 9,00 8 0 8,00 4 1 3,75 4 3 3,25 3 5 1,75 1 5 -0,25 3 1 2,75 39 27 32,25 238,594 1782

50 1074 RABİA TAN IKULU  9 15 12 12,00 6 5 4,75 1 3 0,25 4 1 3,75 6 6 4,50 3 3 2,25 2 3 1,25 4 4 3,00 41 37 31,75 236,141 1850

51 1069 FATMA ÇELİK  9E 15 15 11,25 8 6 6,50 5 5 3,75 4 1 3,75 7 13 3,75 3 7 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 47 62 31,50 235,327 1862

52 1054 BUSE AKKAYA  9B 14 10 11,50 7 5 5,75 3 3 2,25 3 2 2,50 5 11 2,25 2 5 0,75 4 5 2,75 4 4 3,00 42 45 30,75 233,200 1913

53 1014 İKRANUR YAMAN  9A 18 7 16,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 3 0 3,00 4 3 3,25 2 2 1,50 3 3 2,25 3 2 2,50 37 25 30,75 232,572 1923

54 0 ALİ EREN KOZAN  9C 14 11 11,25 10 3 9,25 2 7 0,25 3 1 2,75 2 4 1,00 3 4 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 39 34 30,50 232,461 1926

55 1088 ZEYNEP RANA OKUMUŞ 9B 11 12 8,00 9 4 8,00 3 4 2,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 4 1 3,75 4 4 3,00 4 2 3,50 39 35 30,25 232,302 1931

56 1027 FATM  BAŞOĞLU  9A 15 14 11,50 4 7 2,25 3 4 2,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 6 1,50 6 3 5,25 4 4 3,00 40 40 30,00 231,075 1961

57 1068 MERVE ÖZKAN  9B 12 5 10,75 6 6 4,50 6 2 5,50 3 0 3,00 2 7 0,25 1 3 0,25 4 3 3,25 3 2 2,50 37 28 30,00 231,023 1964

58 1052 AKERİM KÖSE  9A 9 14 5,50 6 2 5,50 5 2 4,50 3 1 2,75 6 3 5,25 4 3 3,25 2 5 0,75 3 4 2,00 38 34 29,50 230,202 1979
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Genel Ortalama 13,41 11,12 10,63 6,58 5,17 5,29 3,26 4,00 2,26 2,80 1,44 2,44 5,84 6,32 4,26 2,76 3,42 1,91 2,42 3,89 1,44 2,72 2,97 1,98 39,79 38,33 30,21 231,560

Okul Ortalaması 14,70 10,91 11,97 7,67 4,57 6,53 3,79 3,79 2,84 3,26 1,27 2,94 4,40 4,87 3,19 2,76 3,51 1,89 2,75 3,81 1,80 2,96 2,49 2,33 42,29 35,22 33,49 241,350

KATILIMLAR

59 1033 SEVDE TURUNÇ  9B 16 12 13,00 3 5 1,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 11 7 9,25 3 5 1,75 3 4 2,00 1 1 0,75 40 41 29,75 229,919 1986

60 1024 MEHMET KARACA  9D 17 12 14,00 5 5 3,75 5 3 4,25 2 1 1,75 2 4 1,00 3 4 2,00 2 3 1,25 2 5 0,75 38 37 28,75 226,763 2064

61 1026 MELİKE SELCİ  9B 15 10 12,50 7 4 6,00 2 7 0,25 1 3 0,25 2 7 0,25 3 4 2,00 5 3 4,25 3 2 2,50 38 40 28,00 224,893 2113

62 1065 İREM GÜL  9A 17 11 14,25 6 4 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 2 6 0,50 3 7 1,25 2 4 1,00 2 1 1,75 37 37 27,75 223,724 2137

63 1081 CEBRAİL EVRAN  9D 12 11 9,25 7 4 6,00 3 4 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 35 30 27,50 223,663 2142

64 1043 KERİM KAYA  9D 12 14 8,50 9 5 7,75 2 8 0,00 4 1 3,75 3 5 1,75 5 4 4,00 2 6 0,50 2 4 1,00 39 47 27,25 223,029 2158

65 1029 ALİ K* ADİBİ  9A 12 11 9,25 7 4 6,00 5 2 4,50 1 4 0,00 3 5 1,75 5 5 3,75 2 2 1,50 2 6 0,50 37 39 27,25 222,941 2161

66 1083 H KÜBRA K  9D 14 14 10,50 3 11 0,25 4 7 2,25 5 0 5,00 3 4 2,00 2 1 1,75 5 1 4,75 1 2 0,50 37 40 27,00 222,077 2183

67 1066 MERYEM KARA  9D 13 15 9,25 9 5 7,75 5 4 4,00 3 2 2,50 4 8 2,00 1 6 -0,50 2 7 0,25 2 3 1,25 39 50 26,50 220,497 2231

68 0 HASAN BAŞYİĞİT  9D 11 6 9,50 9 2 8,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 4 3,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 31 21 25,75 218,180 2273

69 1032 ESİLA GEVREK  9A 15 13 11,75 5 4 4,00 4 4 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 33 29 25,75 217,987 2277

70 1094 EFNEN HALİL  9B 16 12 13,00 6 7 4,25 2 5 0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 4 2,00 3 2 2,50 35 37 25,75 217,945 2279

71 502 RAHİME ÇELİK  9D 8 12 5,00 7 7 5,25 8 2 7,50 1 1 0,75 8 10 5,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 35 39 25,25 217,302 2299

72 1002 YAHYA YEŞİLMEN  9B 17 12 14,00 7 7 5,25 3 4 2,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 4 2,00 1 7 -0,75 3 2 2,50 36 42 25,50 216,983 2307

73 1055 SÜLEYMAN HASIRCI  9E 10 13 6,75 4 6 2,50 5 3 4,25 3 2 2,50 5 4 4,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 3 3,25 34 36 25,00 216,473 2322

74 1020 ÖZGE IŞIK  9B 13 13 9,75 5 6 3,50 4 4 3,00 3 2 2,50 3 6 1,50 1 5 -0,25 3 5 1,75 4 3 3,25 36 44 25,00 216,073 2334

75 1093 HÜSNE AVŞAR  9B 9 10 6,50 10 4 9,00 1 3 0,25 5 0 5,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 4 2,00 2 2 1,50 32 30 24,50 215,002 2355

76 1067 SEHER* ŞRA  *NRIKULU 9B 11 13 7,75 2 6 0,50 2 6 0,50 3 2 2,50 9 11 6,25 2 5 0,75 2 4 1,00 6 3 5,25 37 50 24,50 214,920 2357

77 1053 ECRİN ÇAKMAK  9E 13 15 9,25 11 3 10,25 2 4 1,00 3 2 2,50 3 8 1,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 34 39 24,25 213,703 2386

78 1000 ASYA ERCAN  9A 14 13 10,75 4 4 3,00 3 4 2,00 2 2 1,50 4 8 2,00 4 2 3,50 3 6 1,50 1 5 -0,25 35 44 24,00 212,937 2401

79 1035 AHMET ÖZDEMİR  9C 9 19 4,25 6 6 4,50 7 3 6,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 3 7 1,25 5 3 4,25 3 5 1,75 36 51 23,25 211,627 2432

80 1044 LEYLA EBRAR GÖKKAYA 9B 9 10 6,50 7 5 5,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 5 -1,25 4 0 4,00 4 3 3,25 2 1 1,75 30 27 23,25 211,405 2438

81 1009 RUMEYSA KÖSE  9B 11 16 7,00 8 4 7,00 3 4 2,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 6 2,50 1 3 0,25 2 4 1,00 33 41 22,75 209,627 2478

82 1082 DİLEK KÖKOĞLU  9B 12 11 9,25 7 6 5,50 1 4 0,00 4 0 4,00 1 5 -0,25 3 5 1,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 30 35 21,25 204,785 2580

83 1011 NUR TOSUN  9B 9 16 5,00 6 6 4,50 3 3 2,25 4 1 3,75 2 9 -0,25 3 6 1,50 3 5 1,75 3 3 2,25 33 49 20,75 203,945 2602

84 1003 F ZEHRA YILDIRIM  9C 11 18 6,50 6 4 5,00 2 6 0,50 3 2 2,50 6 8 4,00 1 7 -0,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 33 53 19,75 200,574 2669

85 1041 HÜRÜ HANÇER  9B 14 14 10,50 7 7 5,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 25 23 19,25 198,501 2728

86 1013 ŞÜKRAN * SE TÜRK  9C 12 11 9,25 6 6 4,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 24 21 18,75 197,300 2756

87 1092 BEYZA BALÇIK  9C 11 15 7,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 4 2,00 2 5 0,75 3 2 2,50 28 38 18,50 196,879 2771
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KATILIMLAR

88 1059 CENNET ÇINAR  9C 10 10 7,50 7 3 6,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 23 20 18,00 195,153 2809

89 1057 ALEYNA ÖZBEK  9D 10 13 6,75 2 4 1,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 2 0,50 3 4 2,00 1 0 1,00 23 27 16,25 190,110 2921
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