
OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 4. DENEME 42 42 42 1069

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,03 0,65 1,87 3,94 1,75 3,51 1,65 1,28 1,33 1,84 0,52 1,71 1,03 0,74 0,85 1,37 0,69 1,20 0,48 0,38 0,38 0,63 0,33 0,55 0,81 0,33 0,73 0,00 0,00 0,00 13,786,67 12,13 207,9 228,6 217,3

Okul Ortalaması 2,40 0,48 2,29 4,98 2,21 4,42 2,95 1,40 2,60 2,17 0,62 2,01 1,12 0,81 0,92 1,36 0,69 1,18 0,40 0,26 0,34 0,64 0,26 0,58 0,69 0,26 0,62 0,00 0,00 0,00 16,716,99 14,96 221,4 237,0 237,7

KATILIMLAR

1 285 NİSANUR DELİCE 12C 5 1 4,75 16 2 15,50 9 1 8,75 5 1 4,75 9 2 8,50 9 2 8,50 4 1 3,75 4 0 4,00 6 0 6,00 67 10 64,50 365,2 5 196,1 711 277,1 107

2 301 BEYZA YILMAZ 12C 5 1 4,75 16 1 15,75 8 1 7,75 5 1 4,75 8 0 8,00 10 1 9,75 2 0 2,00 4 0 4,00 58 5 56,75 354,4 9 221,5 477 302,0 41

3 284 İREM KARADENİZ 12C 5 1 4,75 13 4 12,00 6 2 5,50 3 3 2,25 6 3 5,25 7 4 6,00 5 1 4,75 4 1 3,75 3 3 2,25 52 22 46,50 314,8 38 191,1 777 245,3 241

4 311 NİSA DİKİLİTAŞ 12 4 2 3,50 8 4 7,00 7 2 6,50 3 2 2,50 7 3 6,25 10 0 10,00 3 2 2,50 3 3 2,25 4 2 3,50 49 20 44,00 308,5 49 220,5 485 245,6 237

5 390 YUSUF KARATAŞ 12C 5 1 4,75 14 1 13,75 6 3 5,25 5 0 5,00 6 2 5,50 3 4 2,00 3 0 3,00 1 1 0,75 43 12 40,00 299,2 58 209,4 573 277,1 108

6 245 EMİN PINAR 12C 6 0 6,00 9 3 8,25 4 3 3,25 6 0 6,00 4 2 3,50 9 0 9,00 38 8 36,00 285,3 92 202,6 638 254,1 194

7 314 HASAN KILILI 12C 5 1 4,75 12 4 11,00 8 1 7,75 6 0 6,00 31 6 29,50 284,8 95 246,8 331 313,4 21

8 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 4 1 3,75 4 8 2,00 5 1 4,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 2 3,50 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 36 14 32,50 274,0 119 268,1 244 263,6 163

9 233 MUHAMMET ALİ 12C 4 2 3,50 14 4 13,00 6 4 5,00 5 1 4,75 29 11 26,25 270,9 130 228,2 424 286,5 75

10 160 SÜMEYYE SÜT 12C 5 0 5,00 12 0 12,00 2 3 1,25 5 0 5,00 24 3 23,25 262,5 160 232,4 398 281,3 94

11 155 MERVE BATTAL 12C 4 0 4,00 15 2 14,50 6 2 5,50 4 1 3,75 29 5 27,75 258,8 176 228,0 426 284,5 84

12 148 MEHMET FURKAN A 12C 6 0 6,00 8 7 6,25 6 2 5,50 5 1 4,75 3 2 2,50 28 12 25,00 253,1 205 241,6 349 286,8 73

13 288 BARIŞ DUT  Ü 12C 6 0 6,00 5 0 5,00 7 0 7,00 5 0 5,00 23 0 23,00 251,7 209 233,1 396 282,6 88

14 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 6 0 6,00 7 5 5,75 6 4 5,00 4 2 3,50 23 11 20,25 242,3 243 221,5 477 261,8 169

15 220 HACI EYÜP BYKL 12C 4 2 3,50 11 1 10,75 5 2 4,50 3 2 2,50 23 7 21,25 239,1 254 236,1 377 274,5 119

16 265 MURAT MELİH KIR 12A 6 3 5,25 5 1 4,75 11 4 10,00 234,2 278 325,8 73 295,7 55

17 281 BİLGE ÖZPİRTİCİ 12A 4 1 3,75 4 9 1,75 6 1 5,75 1 0 1,00 15 11 12,25 232,7 281 327,9 68 299,8 49

18 232 EREN İNCE 12C 6 0 6,00 8 7 6,25 3 4 2,00 4 2 3,50 21 13 17,75 231,7 287 247,5 328 278,6 100

19 256 BARIŞ BAĞCI 12C 5 1 4,75 12 5 10,75 7 3 6,25 4 2 3,50 28 11 25,25 230,6 293 176,2 945 233,1 337

20 199 SERKAN ŞAHAN 12C 4 2 3,50 8 4 7,00 6 4 5,00 5 1 4,75 23 11 20,25 225,5 322 192,3 755 230,5 368

21 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 5 0 5,00 8 4 7,00 2 7 0,25 4 0 4,00 19 11 16,25 216,4 371 211,9 546 239,2 283

22 312500 UMUT G 12A 1 4 0,00 1 4 0,00 209,8 424 356,4 24 279,5 98

23 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 1 0 1,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 6 8 4,00 182,4 621 232,2 399 213,7 542

24 234 EMİNE BYNDR 12A 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 9 12 6,00 179,5 656 229,0 417 201,7 662

25 231 HAKAN TÜRKMEN 12A 2 4 1,00 4 14 0,50 3 6 1,50 0 6 -1,50 1 10 -1,50 1 10 -1,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 4 1,00 16 63 0,25 178,6 662 265,9 253 218,5 495
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