
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 4. DENEME 60 60 205 5111

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,07 8,59 23,93 2,77 1,17 2,48 1,43 1,51 1,05 2,88 1,00 2,63 3,72 0,65 3,55 0,01 0,01 0,00 10,97 3,36 10,12 2,07 0,35 1,99 1,88 1,53 1,49 1,78 0,93 1,55 0,67 1,28 0,35 54,2520,38 49,14 286,390

Okul Ortalaması 27,68 8,17 25,64 3,52 0,93 3,28 1,45 1,35 1,11 3,45 0,95 3,21 4,37 0,52 4,24 0,00 0,00 0,00 13,45 3,22 12,65 2,32 0,28 2,25 1,68 1,37 1,34 1,48 0,98 1,24 0,38 1,10 0,11 59,7818,87 55,07 305,080

KATILIMLAR

1 242 UMUT G 12A 28 12 25,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 26 2 25,50 8 0 8,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 91 24 85,00 396,100 353

2 265 MURAT MELİH KIR 12A 32 5 30,75 5 0 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 21 2 20,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 2 3,50 2 1 1,75 83 12 80,00 380,013 542

3 297 İLAYDA BOZDAĞ 12B 31 6 29,50 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 20 2 19,50 4 0 4,00 5 1 4,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 79 19 74,25 362,680 788

4 281 BİLGE ÖZYIRTICI 12A 27 8 25,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 21 0 21,00 6 0 6,00 3 3 2,25 5 2 4,50 1 1 0,75 77 18 72,50 358,000 842

5 314 HASAN KILILI 12C 33 4 32,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 21 2 20,50 4 0 4,00 1 1 0,75 1 2 0,50 76 13 72,75 357,595 853

6 280 MELİKE ÇOMRUK 12A 31 4 30,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 20 5 18,75 4 0 4,00 4 2 3,50 4 2 3,50 1 1 0,75 77 19 72,25 356,605 870

7 238 FURKAN ARAZ 12A 28 11 25,25 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 20 4 19,00 4 0 4,00 6 1 5,75 6 1 5,75 1 4 0,00 77 26 70,50 352,088 955

8 160 SÜMEYYE SÜT 12C 32 7 30,25 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 20 0 20,00 5 0 5,00 2 1 1,75 73 10 70,50 351,048 969

9 995 NURCAN ÇOMRUK 12C 33 4 32,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 19 1 18,75 4 0 4,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 73 11 70,25 350,065 989

10 233 MUHAMMET ALİ 12C 33 7 31,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 19 2 18,50 4 1 3,75 1 0 1,00 73 14 69,50 347,868 1028

11 385 DİLARA NUR KARA 12B 32 6 30,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 16 2 15,50 2 2 1,50 6 0 6,00 3 0 3,00 71 12 68,00 343,815 1108

12 255 EMİNE BOLAT 12D 30 9 27,75 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 3 19,25 1 0 1,00 1 1 0,75 68 14 64,50 333,213 1316

13 301 BEYZA YILMAZ 12C 31 6 29,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 9 1 8,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 1 0,75 65 9 62,75 327,740 1427

14 252 BENGÜ SU ARIK 12D 33 6 31,50 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 1 13,75 0 1 -0,25 64 9 61,75 324,380 1515

15 190 ALİ ENES KAYA 12B 30 5 28,75 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 13 2 12,50 4 0 4,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 66 18 61,50 324,213 1523

16 288 BARIŞ DUT 12C 25 12 22,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 22 2 21,50 4 1 3,75 66 20 61,00 323,360 1547

17 191 N YAĞMUR SADIK 12D 31 8 29,00 1 2 0,50 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 18 3 17,25 3 0 3,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 66 21 60,75 321,735 1582

18 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 26 12 23,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 19 2 18,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 65 19 60,25 320,945 1601

19 390 YUSUF KARATAŞ 12C 28 10 25,50 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 16 2 15,50 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 63 18 58,50 315,375 1721

20 231 HAKAN TÜRKMEN 12A 26 6 24,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 13 2 12,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 63 19 58,25 315,020 1731

21 232 EREN İNCE 12C 30 9 27,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 17 5 15,75 1 0 1,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 65 27 58,25 314,238 1746

22 146 MUSTAFA ARI 12B 27 9 24,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 13 5 11,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 62 18 57,50 312,503 1785

23 148 MEHMET AŞICI 12C 23 10 20,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 21 2 20,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 62 19 57,25 312,220 1790

24 246 ASİYE YÜKSEK 12A 30 3 29,25 4 1 3,75 4 1 3,75 11 3 10,25 3 0 3,00 4 2 3,50 3 1 2,75 1 0 1,00 60 11 57,25 311,383 1811

25 245 EMİN PINAR 12C 30 8 28,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 17 2 16,50 61 16 57,00 310,500 1832

26 0 FNİSA DİKİLİTS 12A 28 9 25,75 5 0 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 0 10,00 1 0 1,00 4 1 3,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 60 14 56,50 309,493 1852

27 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 29 6 27,50 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 15 1 14,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 59 13 55,75 306,770 1908

28 278 MUKADDES MERVE 12C 27 6 25,50 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 4 10,00 4 0 4,00 58 11 55,25 305,540 1945

29 290 NAZ KALLİ 12B 30 7 28,25 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 2 11,50 1 1 0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 60 19 55,25 305,293 1953
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,07 8,59 23,93 2,77 1,17 2,48 1,43 1,51 1,05 2,88 1,00 2,63 3,72 0,65 3,55 0,01 0,01 0,00 10,97 3,36 10,12 2,07 0,35 1,99 1,88 1,53 1,49 1,78 0,93 1,55 0,67 1,28 0,35 54,2520,38 49,14 286,390

Okul Ortalaması 27,68 8,17 25,64 3,52 0,93 3,28 1,45 1,35 1,11 3,45 0,95 3,21 4,37 0,52 4,24 0,00 0,00 0,00 13,45 3,22 12,65 2,32 0,28 2,25 1,68 1,37 1,34 1,48 0,98 1,24 0,38 1,10 0,11 59,7818,87 55,07 305,080

KATILIMLAR

30 295 CAN KURT 12C 26 8 24,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 0 3,00 17 2 16,50 3 0 3,00 58 14 54,50 303,470 2007

31 0 ESMA AK 12D 32 4 31,00 4 1 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 10 5 8,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 57 15 53,25 298,745 2134

32 284 İREM KARADENİZ 12C 26 12 23,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 10 4 9,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 57 17 52,75 298,395 2143

33 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 22 13 18,75 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 17 4 16,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 59 27 52,25 297,498 2169

34 270 HİLAL İREM YAĞL 12B 30 6 28,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 8 5 6,75 2 0 2,00 2 4 1,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 58 25 51,75 294,740 2255

35 274 HİLAL GÜLSEVER 12B 16 8 14,00 2 3 1,25 5 0 5,00 18 2 17,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 2 4,50 1 2 0,50 55 17 50,75 293,805 2282

36 250 BETÜL YAMAN 12D 30 9 27,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 10 5 8,75 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 57 24 51,00 292,413 2314

37 235 ALİ KAYA 12A 20 13 16,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 21 5 19,75 3 0 3,00 4 2 3,50 4 1 3,75 57 27 50,25 291,868 2325

38 285 NİS*UR  DELİCE 12C 31 9 28,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 7 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 56 22 50,50 290,883 2353

39 240 HURİ ŞAN SARI 12A 28 7 26,25 3 0 3,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 12 4 11,00 1 0 1,00 4 2 3,50 2 3 1,25 55 19 50,25 290,533 2361

40 229 ESRA BATTAL 12C 25 12 22,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 14 7 12,25 4 0 4,00 56 25 49,75 289,385 2403

41 283 MİRAY GÖKKAYA 12C 32 3 31,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 52 9 49,75 288,183 2436

42 292 NURSENA TURUNÇ 12B 27 10 24,50 4 1 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 14 5 12,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 57 31 49,25 287,590 2453

43 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 28 8 26,00 5 0 5,00 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 8 5 6,75 1 0 1,00 1 0 1,00 53 15 49,25 287,395 2460

44 241 MELİKE CEVİZ 12D 32 8 30,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 0 7,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 53 15 49,25 286,805 2476

45 251 BÜŞRA SUNA 12B 28 6 26,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 2 11,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 53 20 48,00 283,425 2578

46 289 HÜSNE BAŞCI 12B 27 6 25,50 2 0 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 9 2 8,50 2 0 2,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 51 13 47,75 282,890 2592

47 199 SERKAN ŞAHAN 12C 28 8 26,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 11 4 10,00 51 19 46,25 278,295 2733

48 0 AYŞE KURT 12B 28 6 26,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 7 4 6,00 2 0 2,00 1 3 0,25 2 3 1,25 51 19 46,25 278,290 2736

49 396 AMİNE DURAN 12B 20 9 17,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 15 4 14,00 3 1 2,75 5 1 4,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 50 20 45,00 275,833 2804

50 234 EMİNE BYNDR 12A 23 14 19,50 4 0 4,00 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 10 8 8,00 5 1 4,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 54 38 44,50 273,915 2871

51 377 FATMA KAPLAN 12B 23 13 19,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 14 4 13,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 50 24 44,00 272,353 2923

52 392 H HÜSEYİN CAN 12B 28 7 26,25 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 48 16 44,00 271,518 2944

53 140 BURCU KURT 12C 29 7 27,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 47 13 43,75 270,573 2965

54 236 GÜL KARA 12B 24 9 21,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 13 7 11,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 50 29 42,75 268,418 3036

55 225 SEYFİ KIR 12A 17 6 15,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 16 2 15,50 4 2 3,50 3 3 2,25 45 18 40,50 262,525 3232

56 262 ŞEVVAL TURUNÇ 12D 29 10 26,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 43 17 38,75 255,570 3421

57 296 RABİA MUSTAFA 12D 24 15 20,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 44 26 37,50 252,598 3492

58 256 BARIŞ BAĞCI 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 10 2,50 45 30 37,50 252,000 3508
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 26,07 8,59 23,93 2,77 1,17 2,48 1,43 1,51 1,05 2,88 1,00 2,63 3,72 0,65 3,55 0,01 0,01 0,00 10,97 3,36 10,12 2,07 0,35 1,99 1,88 1,53 1,49 1,78 0,93 1,55 0,67 1,28 0,35 54,2520,38 49,14 286,390

Okul Ortalaması 27,68 8,17 25,64 3,52 0,93 3,28 1,45 1,35 1,11 3,45 0,95 3,21 4,37 0,52 4,24 0,00 0,00 0,00 13,45 3,22 12,65 2,32 0,28 2,25 1,68 1,37 1,34 1,48 0,98 1,24 0,38 1,10 0,11 59,7818,87 55,07 305,080

KATILIMLAR

59 287 MİSLİNA OKUMUŞ 12B 23 8 21,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 6 4 5,00 1 0 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 41 22 35,50 246,540 3653

60 230 DİLARA AKKAYA 12B 23 9 20,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 7 8 5,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 41 33 32,75 238,288 3848
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