
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 22-23 Vip Yayınları TYT Deneme-7 12052 816 199 15

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 25.25 9.65 22.84 10.94 4.93 9.71 11.36 5.44 10.00 6.40 3.97 5.41 53.96 23.99 47.96 252.427

İl Ortalaması 19.83 12.42 16.73 8.77 5.44 7.41 4.59 4.49 3.47 3.10 3.81 2.14 36.29 26.16 29.75 190.553
Okul Ortalaması 23.40 10.67 20.73 10.73 4.47 9.62 4.13 3.67 3.22 0.73 0.67 0.57 39.00 19.47 34.13 203.385

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 328 - AYŞEGÜL ÖZBEK 11 / D 29 11 26.25 10 3 9.25 4 0 4.00 1 0 1.00 44.00 14.00 40.50 224.023 7077 170 8 1
2 381 - LEYLA BAĞCI 11 / D 26 6 24.50 11 3 10.25 5 3 4.25 1 1 0.75 43.00 13.00 39.75 221.615 7216 185 10 2
3 334 - TUĞBA GÜNEŞ 11 / D 25 10 22.50 12 4 11.00 3 6 1.50 4 2 3.50 44.00 22.00 38.50 216.975 7463 197 13 3
4 324 - PERİHAN BAŞIAÇIK 11 / D 26 7 24.25 11 0 11.00 2 1 1.75 0 0 0.00 39.00 8.00 37.00 211.185 7798 221 19 4
5 329 - GÜLBAHAR AKGÜL 11 / D 22 12 19.00 10 8 8.00 8 3 7.25 1 1 0.75 41.00 24.00 35.00 208.688 7927 227 21 5
6 340 - FAHRİYE AKSOY 11 / D 25 8 23.00 11 2 10.50 4 6 2.50 0 0 0.00 40.00 16.00 36.00 208.535 7934 228 22 6
7 360 - RAMAZAN BİBER 11 / D 19 6 17.50 9 6 7.50 10 5 8.75 1 1 0.75 39.00 18.00 34.50 208.043 7952 231 23 7
8 0 - MEDİNE ÇOMRUK 11 / D 22 14 18.50 9 8 7.00 8 2 7.50 1 1 0.75 40.00 25.00 33.75 205.018 8143 250 26 8
9 306 - GÜLNUR BİLGİLİ 11 / D 27 10 24.50 12 6 10.50 2 7 0.25 0 1 -0.25 41.00 24.00 35.00 204.002 8193 255 28 9

10 378 - FEYZA YAVUZ 11 / D 26 9 23.75 11 5 9.75 2 4 1.00 0 1 -0.25 39.00 19.00 34.25 202.165 8301 262 29 10
11 387 - HİLAL ALAŞ 11 / D 25 7 23.25 10 4 9.00 1 2 0.50 0 0 0.00 36.00 13.00 32.75 197.335 8577 287 34 11
12 0 - HACI SARI 11 / D 23 9 20.75 9 6 7.50 5 8 3.00 0 0 0.00 37.00 23.00 31.25 194.240 8745 310 40 12
13 315 - ÜM* GÜLSÜM TAŞDEMİR 11 / D 24 12 21.00 9 3 8.25 1 2 0.50 2 2 1.50 36.00 19.00 31.25 193.233 8801 317 42 13
14 342 - SARİYE NUR CERE 11 / D 17 19 12.25 13 5 11.75 6 4 5.00 0 0 0.00 36.00 28.00 29.00 187.868 9097 361 55 14
15 373 - EMİNE ERGÜVEN 11 / D 15 20 10.00 14 4 13.00 1 2 0.50 0 0 0.00 30.00 26.00 23.50 167.850 10066 505 96 15


