
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF 4.SAYI 42 42 89 494

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SOZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,47 6,30 9,90 3,06 1,51 2,68 2,60 1,24 2,29 2,02 1,18 1,72 3,38 0,47 3,26 12,06 4,49 10,93 3,21 1,61 2,81 2,88 2,00 2,39 2,09 2,29 1,51 42,77 21,09 37,49 238,580 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,90 7,55 12,02 4,79 1,55 4,40 3,90 1,38 3,56 2,43 1,40 2,08 3,95 0,50 3,83 8,83 2,90 8,11 1,57 0,62 1,42 1,36 1,26 1,04 1,17 0,86 0,95 41,90 18,02 37,41 244,370 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 ELİF AKGÜL 11A 17 5 15,75 7 0 7,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 27 1 26,75 7 1 6,75 3 5 1,75 6 0 6,00 78 14 74,50 347,221 24 328,282 103 377,285 49 383,163 19

2 307 BÜŞRA ORÇAN 11A 17 3 16,25 6 2 5,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 25 2 24,50 6 2 5,50 6 3 5,25 3 3 2,25 75 16 71,00 337,400 32 329,114 100 353,340 77 373,041 24

3 304 İLAYDA ÇINAR 11A 10 2 9,50 6 1 5,75 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 21 4 20,00 6 1 5,75 8 2 7,50 5 0 5,00 62 11 59,25 305,815 61 244,685 245 359,812 70 299,887 129

4 516 BİLAL ŞAHİN 11C 24 6 22,50 6 1 5,75 7 1 6,75 3 1 2,75 4 1 3,75 16 2 15,50 60 12 57,00 297,354 70 378,627 31 212,953 233 361,566 36

5 326 SELBİ GÜNTÜRK 11A 9 4 8,00 4 2 3,50 1 0 1,00 4 2 3,50 3 1 2,75 23 1 22,75 5 0 5,00 2 4 1,00 2 2 1,50 53 16 49,00 277,173 141 233,801 265 305,356 126 306,190 117

6 308 ESRA NUR ÇALHAN 11A 12 4 11,00 5 1 4,75 1 0 1,00 5 0 5,00 14 5 12,75 2 1 1,75 7 3 6,25 6 2 5,50 52 16 48,00 274,265 147 248,865 236 285,214 146 266,511 194

7 380 IRMAK GÜL 11A 10 3 9,25 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 16 1 15,75 5 1 4,75 6 1 5,75 3 0 3,00 47 6 45,50 267,540 164 211,889 307 301,045 131 272,612 182

8 323 HATİCE ÇELİK 11B 24 5 22,75 4 4 3,00 6 1 5,75 2 3 1,25 5 0 5,00 8 6 6,50 49 19 44,25 261,968 186 351,286 71 154,759 330 309,128 110

9 316 RAHİME 11C 22 7 20,25 6 2 5,50 6 2 5,50 3 3 2,25 6 0 6,00 5 2 4,50 48 16 44,00 261,572 187 364,137 49 141,827 355 280,029 164

10 313 ZEYNEP DEMİR 11C 21 5 19,75 5 1 4,75 4 2 3,50 3 0 3,00 4 0 4,00 9 4 8,00 46 12 43,00 258,859 196 337,031 88 164,458 308 297,671 131

11 374 ÜMMÜGÜLSÜMKİRAZ 11A 11 7 9,25 2 1 1,75 23 2 22,50 4 1 3,75 2 4 1,00 4 3 3,25 46 18 41,50 256,245 206 178,681 347 308,710 125 313,220 102

12 407 AKİF ASLAN 11C 16 14 12,50 6 2 5,50 8 0 8,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 14 7 12,25 48 26 41,50 255,562 210 295,327 146 191,939 261 273,744 176

13 341 BERA TKUZU 11B 18 11 15,25 7 1 6,75 5 3 4,25 4 2 3,50 5 0 5,00 8 6 6,50 47 23 41,25 254,542 216 336,199 90 154,759 330 257,926 216

14 320 MEDİNE ŞANLI 11C 19 10 16,50 8 0 8,00 7 1 6,75 6 2 5,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 45 15 41,25 254,393 217 384,197 24 109,497 465 224,348 311

15 299 SİMAY ORÇAN 11C 22 6 20,50 6 1 5,75 7 0 7,00 3 4 2,00 5 1 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 44 13 40,75 252,521 226 367,521 42 117,471 416 260,680 213

16 359 BERAT CAN C* İZ 11B 20 8 18,00 5 3 4,25 5 2 4,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 1 4,75 44 15 40,25 251,441 230 340,763 83 143,444 352 266,172 195

17 319 NİSA AKÇAM 11B 19 8 17,00 6 2 5,50 7 0 7,00 4 3 3,25 5 0 5,00 2 5 0,75 1 0 1,00 44 18 39,50 249,518 236 354,720 65 123,266 400 235,281 282

18 317 SALİHA TEMİZ 11A 8 0 8,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 15 6 13,50 5 0 5,00 2 7 0,25 4 2 3,50 43 18 38,50 248,102 244 214,537 303 254,293 178 250,542 240

19 344 SEBİHA GÜL ARDÇ 11A 7 3 6,25 1 0 1,00 6 0 6,00 19 4 18,00 1 2 0,50 4 4 3,00 3 2 2,50 41 15 37,25 244,743 253 191,619 330 269,439 163 265,667 199

20 321 FATMANURGÖZEL 11A 14 9 11,75 4 4 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 11 5 9,75 3 1 2,75 1 7 -0,75 1 7 -0,75 45 34 36,50 241,833 268 276,775 181 181,178 275 253,583 232

21 379 İLKNUR ZORBA 11B 16 9 13,75 7 1 6,75 6 2 5,50 4 2 3,50 6 0 6,00 2 6 0,50 41 20 36,00 240,162 272 340,574 84 115,963 419 211,589 336

22 365 SEMRA YILDIRIM 11C 18 11 15,25 6 2 5,50 4 3 3,25 3 0 3,00 5 0 5,00 5 4 4,00 41 20 36,00 239,983 273 317,570 117 138,594 361 242,886 263

23 501 KEVSR 11C 22 3 21,25 4 2 3,50 3 4 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 38 10 35,50 237,883 282 342,938 80 112,730 430 259,784 215

24 352 YAREN KALLİ 11A 3 2 2,50 19 4 18,00 5 1 4,75 6 2 5,50 3 1 2,75 36 10 33,50 235,049 297 124,883 392 312,183 121 240,066 272

25 375 ŞEVVAL KOZAN 11C 15 7 13,25 6 1 5,75 7 1 6,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 1 1,75 37 12 34,00 234,675 298 321,606 112 124,046 395 215,696 332

26 322 FATMANURBOZOKUL 11A 6 5 4,75 3 3 2,25 3 2 2,50 16 6 14,50 4 4 3,00 4 3 3,25 3 5 1,75 39 28 32,00 230,437 305 169,294 357 257,532 173 234,370 286

27 400 MERVE GÖK 11B 15 11 12,25 6 2 5,50 6 2 5,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 1 1,75 36 17 31,75 228,555 309 302,905 137 124,046 395 208,869 340

28 386 HATİCE AKKUŞ 11B 19 9 16,75 6 2 5,50 5 3 4,25 2 6 0,50 4 2 3,50 1 1 0,75 37 23 31,25 226,633 315 304,959 136 117,580 412 233,574 291

29 356 ALİENGİNTÜRKMEN 11B 13 14 9,50 5 2 4,50 4 3 3,25 3 1 2,75 6 0 6,00 5 3 4,25 36 23 30,25 224,723 326 278,088 176 140,211 359 205,135 350
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Genel Ortalama 11,47 6,30 9,90 3,06 1,51 2,68 2,60 1,24 2,29 2,02 1,18 1,72 3,38 0,47 3,26 12,06 4,49 10,93 3,21 1,61 2,81 2,88 2,00 2,39 2,09 2,29 1,51 42,77 21,09 37,49 238,580 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,90 7,55 12,02 4,79 1,55 4,40 3,90 1,38 3,56 2,43 1,40 2,08 3,95 0,50 3,83 8,83 2,90 8,11 1,57 0,62 1,42 1,36 1,26 1,04 1,17 0,86 0,95 41,90 18,02 37,41 244,370 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

30 402 MUHAMMED HACI 11C 14 14 10,50 7 1 6,75 5 3 4,25 3 3 2,25 4 2 3,50 4 5 2,75 37 28 30,00 223,911 329 286,922 160 130,512 384 202,938 355

31 372 NİLGÜN KOÇYİĞİT 11A 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 9 6 7,50 4 3 3,25 4 3 3,25 3 2 2,50 33 16 29,00 222,423 335 192,137 329 218,868 224 176,898 399

32 152 EMİRHAN ÖZBEK 11B 14 10 11,50 6 1 5,75 5 3 4,25 1 2 0,50 6 2 5,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 34 21 28,75 220,372 340 251,933 228 155,097 329 226,309 307

33 389 GÜL TAŞDEMİR 11B 15 13 11,75 3 4 2,00 5 2 4,50 5 0 5,00 5 1 4,75 1 3 0,25 34 23 28,25 218,909 346 294,020 149 114,347 424 196,431 364

34 351 VİLDAN KISA 11B 15 5 13,75 5 3 4,25 4 2 3,50 3 3 2,25 4 1 3,75 1 1 0,75 32 15 28,25 218,699 347 287,842 156 117,907 411 208,581 343

35 345 SAADET ORÇAN 11C 8 13 4,75 5 0 5,00 5 2 4,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 32 18 27,50 217,662 351 260,780 210 141,827 355 174,210 407

36 368 SUDE GÜNTÜRK 11B 9 11 6,25 6 2 5,50 7 0 7,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 1 0,75 31 15 27,25 216,791 352 284,157 163 117,580 412 161,891 422

37 404 BEKTAŞ AKTAŞ 11C 13 11 10,25 7 1 6,75 7 1 6,75 2 1 1,75 29 14 25,50 211,527 364 262,624 204 122,681 401 184,687 387

38 405 İLYAS YAVUZ 11C 13 12 10,00 7 1 6,75 6 2 5,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 30 19 25,25 210,798 367 257,199 219 125,662 393 195,012 367

39 120 DÖNE ÇAKIROĞLU 11B 10 10 7,50 6 2 5,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 6 0 6,00 4 3 3,25 30 22 24,50 209,016 372 243,586 248 133,745 373 185,465 385

40 325 ZEHRA TÜRKMEN 11A 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 18 3 17,25 1 4 0,00 2 4 1,00 1 3 0,25 29 20 24,00 208,122 374 143,633 378 232,735 201 244,087 259

41 337 AYSİMA İLERİ 11B 12 12 9,00 6 2 5,50 3 5 1,75 2 5 0,75 4 1 3,75 27 25 20,75 198,439 401 242,744 251 112,730 430 176,153 401

42 370 SÜMEYYE ORÇAN 11A 6 8 4,00 1 3 0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 7 5 5,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 24 25 17,75 190,835 415 164,571 361 169,037 298 176,610 400
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