
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF 4.SAYI 64 64 64 610

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,65 10,02 11,14 4,43 2,36 3,84 2,44 2,46 1,83 5,25 1,67 4,83 4,35 0,92 4,12 7,81 5,53 6,42 4,53 2,58 3,89 2,58 1,92 2,09 3,64 2,43 3,03 48,68 29,89 41,19 264,750

Okul Ortalaması 13,75 8,52 11,62 4,58 2,17 4,04 2,27 1,84 1,80 5,70 1,45 5,34 4,48 0,91 4,26 6,19 4,33 5,11 4,50 1,95 4,01 2,33 1,00 2,08 3,97 2,06 3,45 47,77 24,23 41,71 266,240

KATILIMLAR

1 904 E ZİŞAN GEVREK 10C 27 2 26,50 8 0 8,00 7 0 7,00 7 1 6,75 5 0 5,00 24 2 23,50 8 1 7,75 10 0 10,00 9 0 9,00 105 6 103,50 450,746 1

2 972 RUMEYSA YILMAZ 10C 28 2 27,50 6 2 5,50 7 0 7,00 6 2 5,50 6 0 6,00 22 5 20,75 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 105 11 102,25 446,989 2

3 153 NESİBE NURK * A 10C 20 2 19,50 4 3 3,25 5 1 4,75 7 1 6,75 4 2 3,50 19 3 18,25 9 0 9,00 8 2 7,50 7 2 6,50 83 16 79,00 377,859 28

4 911 MERVE ZELİHAÇMK 10A 19 4 18,00 4 3 3,25 3 0 3,00 5 1 4,75 5 0 5,00 16 1 15,75 6 1 5,75 6 3 5,25 6 1 5,75 70 14 66,50 340,229 87

5 993 MELİKE KOCA 10D 15 9 12,75 3 4 2,00 3 2 2,50 6 2 5,50 5 1 4,75 18 3 17,25 6 2 5,50 8 1 7,75 7 2 6,50 71 26 64,50 335,020 98

6 965 AYŞE N BOZKURT 10C 22 7 20,25 5 1 4,75 3 2 2,50 6 2 5,50 6 0 6,00 5 0 5,00 6 2 5,50 5 0 5,00 7 2 6,50 65 16 61,00 323,414 116

7 979 SUDE GÖRGÜLÜ 10C 21 7 19,25 6 1 5,75 5 1 4,75 6 1 5,75 5 0 5,00 7 8 5,00 6 2 5,50 3 3 2,25 6 1 5,75 65 24 59,00 317,392 134

8 992 HACER NUR KURT 10C 19 8 17,00 5 2 4,50 3 1 2,75 5 1 4,75 5 0 5,00 9 6 7,50 5 5 3,75 7 1 6,75 7 2 6,50 65 26 58,50 316,321 137

9 903 MERVE DEREBEYİ 10A 15 7 13,25 5 3 4,25 3 1 2,75 6 2 5,50 3 3 2,25 14 3 13,25 7 0 7,00 8 0 8,00 2 2 1,50 63 21 57,75 314,534 141

10 944 BUSE 10C 16 5 14,75 3 3 2,25 3 2 2,50 7 0 7,00 3 1 2,75 13 4 12,00 3 4 2,00 3 0 3,00 7 3 6,25 58 22 52,50 298,348 186

11 907 HATİCE 10D 17 8 15,00 3 3 2,25 3 2 2,50 5 3 4,25 5 1 4,75 12 6 10,50 5 1 4,75 5 3 4,25 4 1 3,75 59 28 52,00 296,872 189

12 980 GÖKHAN BARMAN 10B 16 4 15,00 4 2 3,50 3 0 3,00 3 0 3,00 4 2 3,50 9 3 8,25 9 1 8,75 4 0 4,00 2 0 2,00 54 12 51,00 293,946 200

13 927 ME R* BOZDOĞAN 10A 11 7 9,25 6 1 5,75 3 1 2,75 8 0 8,00 6 0 6,00 9 5 7,75 2 0 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 55 17 50,75 293,802 201

14 902 SUDE DİKİLİTAŞ 10B 16 8 14,00 7 1 6,75 3 2 2,50 6 2 5,50 5 1 4,75 4 5 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 7 1 6,75 53 21 47,75 284,177 218

15 939 ESMA UYKUN 10D 18 9 15,75 6 2 5,50 3 2 2,50 7 1 6,75 5 1 4,75 2 4 1,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 6 2 5,50 53 23 47,25 282,426 225

16 973 AYŞE AKBABA 10C 13 5 11,75 6 0 6,00 1 3 0,25 6 2 5,50 6 0 6,00 7 5 5,75 2 6 0,50 7 1 6,75 5 3 4,25 53 25 46,75 281,463 226

17 957 MELİKE KISA 10D 20 4 19,00 5 2 4,50 2 2 1,50 7 1 6,75 6 0 6,00 5 1 4,75 1 1 0,75 4 2 3,50 50 13 46,75 280,421 230

18 901 SENA PİŞKİN 10A 15 10 12,50 5 3 4,25 2 1 1,75 7 1 6,75 5 0 5,00 9 3 8,25 5 0 5,00 2 0 2,00 1 2 0,50 51 20 46,00 278,951 235

19 970 ESMA YİĞİT 10C 20 7 18,25 7 1 6,75 1 1 0,75 7 1 6,75 5 0 5,00 6 3 5,25 2 3 1,25 2 4 1,00 50 20 45,00 274,988 255

20 977 RAHİLE 10D 13 9 10,75 7 0 7,00 3 3 2,25 7 1 6,75 4 0 4,00 10 10 7,50 4 4 3,00 4 3 3,25 52 30 44,50 274,620 258

21 998 YİĞİT BOZ* ĞAN 10C 15 13 11,75 6 2 5,50 2 3 1,25 5 3 4,25 6 0 6,00 4 3 3,25 3 4 2,00 3 0 3,00 7 1 6,75 51 29 43,75 272,455 268

22 985 MELİKE NAZKILIÇ 10D 18 9 15,75 4 4 3,00 3 2 2,50 6 2 5,50 5 1 4,75 4 6 2,50 5 5 3,75 1 3 0,25 6 4 5,00 52 36 43,00 269,571 278

23 945 EMİNE TÜRKMEN 10B 16 8 14,00 3 5 1,75 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 4 0 4,00 6 2 5,50 3 0 3,00 1 1 0,75 48 21 42,75 269,057 280

24 936 HACERATA 10B 18 5 16,75 5 3 4,25 3 4 2,00 7 1 6,75 6 0 6,00 2 4 1,00 4 3 3,25 3 1 2,75 1 5 -0,25 49 26 42,50 267,808 287

25 981 EMİNE KEKLİK 10B 12 11 9,25 2 4 1,00 7 0 7,00 6 0 6,00 9 2 8,50 3 0 3,00 2 2 1,50 6 1 5,75 47 20 42,00 267,460 289

26 925 EMİNEGÜLLSAYGIL 10A 13 4 12,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 11 1 10,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 45 13 41,75 266,181 296

27 914 ZEYNEP KURT 10A 17 3 16,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 5 1 4,75 4 1 3,75 6 3 5,25 3 0 3,00 2 4 1,00 3 3 2,25 44 16 40,00 260,378 314

28 922 EZGİ NAS GÖK 10A 15 5 13,75 4 2 3,50 6 2 5,50 5 1 4,75 7 5 5,75 3 2 2,50 4 0 4,00 44 17 39,75 259,961 315

29 976 ŞEVVAL KARAGÖZ 10D 15 8 13,00 4 3 3,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 3 2,25 6 2 5,50 6 3 5,25 2 1 1,75 7 1 6,75 46 27 39,25 258,846 321
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Genel Ortalama 13,65 10,02 11,14 4,43 2,36 3,84 2,44 2,46 1,83 5,25 1,67 4,83 4,35 0,92 4,12 7,81 5,53 6,42 4,53 2,58 3,89 2,58 1,92 2,09 3,64 2,43 3,03 48,68 29,89 41,19 264,750

Okul Ortalaması 13,75 8,52 11,62 4,58 2,17 4,04 2,27 1,84 1,80 5,70 1,45 5,34 4,48 0,91 4,26 6,19 4,33 5,11 4,50 1,95 4,01 2,33 1,00 2,08 3,97 2,06 3,45 47,77 24,23 41,71 266,240

KATILIMLAR

30 919 LEYLA YI DIZ 10B 14 10 11,50 8 0 8,00 0 1 -0,25 6 2 5,50 4 1 3,75 5 7 3,25 3 1 2,75 5 1 4,75 45 23 39,25 258,791 322

31 987 ZEYNEP BOZDAĞ 10D 16 6 14,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 8 0 8,00 4 1 3,75 3 4 2,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 2 3,50 44 19 39,25 258,421 325

32 955 ASUDE KAHRAMAN 10B 20 6 18,50 2 3 1,25 1 2 0,50 5 3 4,25 4 1 3,75 4 4 3,00 3 5 1,75 3 1 2,75 4 2 3,50 46 27 39,25 257,901 328

33 952 EBRAR ORÇAN 10D 11 11 8,25 6 2 5,50 4 3 3,25 7 1 6,75 4 2 3,50 4 8 2,00 3 2 2,50 2 3 1,25 6 2 5,50 47 34 38,50 257,029 332

34 905 RAMAZAN NALBANT 10B 13 15 9,25 4 2 3,50 3 2 2,50 8 0 8,00 4 2 3,50 4 4 3,00 9 1 8,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 46 30 38,50 256,879 333

35 971 BEYZA NUR ZORBA 10D 19 8 17,00 4 4 3,00 3 2 2,50 6 2 5,50 5 1 4,75 1 12 -2,00 4 5 2,75 1 1 0,75 5 2 4,50 48 37 38,75 256,593 334

36 917 ASLI AKK UŞ 10A 14 10 11,50 4 4 3,00 2 2 1,50 7 0 7,00 5 0 5,00 5 3 4,25 3 4 2,00 5 3 4,25 45 26 38,50 256,486 335

37 984 HALİL İBR MAZI 10A 6 8 4,00 5 3 4,25 4 2 3,50 5 3 4,25 6 0 6,00 3 4 2,00 8 1 7,75 2 0 2,00 4 2 3,50 43 23 37,25 253,984 338

38 909 YUSUF ARISOY 10B 12 12 9,00 4 2 3,50 1 4 0,00 7 1 6,75 4 2 3,50 6 3 5,25 4 5 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 45 30 37,50 253,935 339

39 983 SAMET 10C 13 12 10,00 5 3 4,25 2 4 1,00 7 0 7,00 4 1 3,75 1 6 -0,50 5 3 4,25 1 1 0,75 7 1 6,75 45 31 37,25 253,144 341

40 997 BEYZANUR POYRAZ 10B 12 6 10,50 5 2 4,50 1 1 0,75 6 1 5,75 6 0 6,00 7 8 5,00 4 4 3,00 1 0 1,00 1 2 0,50 43 24 37,00 252,037 348

41 994 GİZEM  KAYA 10C 12 11 9,25 3 3 2,25 1 0 1,00 7 1 6,75 4 2 3,50 3 2 2,50 4 2 3,50 3 1 2,75 6 4 5,00 43 26 36,50 250,967 351

42 933 EFRAHİM AKBAŞAK 10A 7 18 2,50 5 3 4,25 3 3 2,25 8 0 8,00 6 0 6,00 3 5 1,75 7 3 6,25 2 5 0,75 5 4 4,00 46 41 35,75 249,580 359

43 164 M ENES BOZDAĞ 10C 11 7 9,25 3 2 2,50 2 4 1,00 3 5 1,75 4 1 3,75 7 8 5,00 7 2 6,50 1 0 1,00 6 3 5,25 44 32 36,00 249,524 360

44 988 MUHAMMED BAĞCI 10C 7 15 3,25 7 1 6,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 2 3,50 9 1 8,75 2 0 2,00 3 0 3,00 41 24 35,00 247,338 368

45 986 NİSA KARABAYIR 10D 10 14 6,50 6 1 5,75 4 2 3,50 6 0 6,00 9 4 8,00 2 2 1,50 2 0 2,00 1 0 1,00 40 23 34,25 244,291 378

46 0 ALİ EFE 10D 12 12 9,00 4 3 3,25 2 6 0,50 7 1 6,75 5 1 4,75 5 6 3,50 8 2 7,50 0 2 -0,50 1 9 -1,25 44 42 33,50 241,761 388

47 912 ÖZLEM ALBENİ 10A 15 14 11,50 6 2 5,50 2 3 1,25 5 2 4,50 5 1 4,75 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 40 28 33,00 239,873 391

48 110 KÜBRA AKILLI 10A 13 5 11,75 7 1 6,75 1 0 1,00 6 0 6,00 5 1 4,75 1 4 0,00 1 2 0,50 3 3 2,25 37 16 33,00 239,781 392

49 941 AHSEN SOLMAZ 10B 6 6 4,50 1 1 0,75 6 2 5,50 4 1 3,75 15 5 13,75 1 3 0,25 3 3 2,25 2 1 1,75 38 22 32,50 239,280 394

50 964 HABİB KISA 10C 7 10 4,50 5 3 4,25 3 1 2,75 6 2 5,50 4 0 4,00 3 3 2,25 5 3 4,25 4 1 3,75 37 23 31,25 235,673 411

51 926 ÖMER CAN 10A 10 9 7,75 3 3 2,25 3 2 2,50 6 1 5,75 5 0 5,00 2 4 1,00 6 0 6,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 36 22 30,50 232,926 420

52 991 TUĞRA DENİZ 10C 7 9 4,75 7 0 7,00 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 3 2,25 6 1 5,75 34 15 30,25 232,634 421

53 959 İRFAN KARADAĞLI 10B 12 14 8,50 2 4 1,00 1 4 0,00 6 2 5,50 3 3 2,25 4 5 2,75 8 1 7,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 39 37 29,75 230,714 425

54 996 BERAT 10C 10 10 7,50 4 3 3,25 2 0 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 1 2 0,50 6 0 6,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 35 21 29,75 230,644 426

55 990 ÖZGE YİLMAZ 10D 11 3 10,25 6 2 5,50 5 2 4,50 3 2 2,50 7 2 6,50 32 11 29,25 228,593 430

56 999 NUR HARSE 10D 16 12 13,00 3 5 1,75 0 3 -0,75 2 4 1,00 4 2 3,50 2 4 1,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 6 3 5,25 38 38 28,50 226,341 439

57 949 HASAN BARAZ 10C 9 13 5,75 7 1 6,75 4 2 3,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 4 8 2,00 6 1 5,75 4 3 3,25 2 5 0,75 38 40 28,00 225,811 440

58 910 HÜSNEGÜL ASLAN 10B 13 3 12,25 4 2 3,50 2 3 1,25 6 1 5,75 3 2 2,50 1 9 -1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 1 6 -0,50 35 28 28,00 224,736 443
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Genel Ortalama 13,65 10,02 11,14 4,43 2,36 3,84 2,44 2,46 1,83 5,25 1,67 4,83 4,35 0,92 4,12 7,81 5,53 6,42 4,53 2,58 3,89 2,58 1,92 2,09 3,64 2,43 3,03 48,68 29,89 41,19 264,750

Okul Ortalaması 13,75 8,52 11,62 4,58 2,17 4,04 2,27 1,84 1,80 5,70 1,45 5,34 4,48 0,91 4,26 6,19 4,33 5,11 4,50 1,95 4,01 2,33 1,00 2,08 3,97 2,06 3,45 47,77 24,23 41,71 266,240

KATILIMLAR

59 921 SİMA TEKEREK 10 4 5 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 6 0 6,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 2 4,50 0 2 -0,50 4 3 3,25 31 15 27,25 223,846 447

60 915 HİRA UZ 10A 11 7 9,25 5 1 4,75 1 1 0,75 6 2 5,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 3 1 2,75 31 19 26,25 219,845 456

61 928 ALİ AY 10A 11 19 6,25 5 3 4,25 4 4 3,00 5 3 4,25 3 3 2,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 36 23,00 210,386 482

62 924 GÜRKAN  GÜZEL 10B 7 6 5,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 7 1 6,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 1 6 -0,50 25 22 19,50 200,032 501

63 963 CELİL OĞUL 10A 5 12 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 6 1 5,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 25 23 19,25 199,726 504

64 220 HACI EYÜP BYKL 12C 4 17 -0,25 0 4 -1,00 1 6 -0,50 3 1 2,75 5 19 0,25 13 47 1,25 145,790 596
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