
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF 4.SAYI 90 90 90 643

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,93 11,68 9,01 6,52 3,82 5,57 5,31 3,92 4,33 3,29 1,77 2,85 9,09 6,93 7,36 4,42 3,00 3,67 4,52 3,14 3,73 2,08 3,02 1,32 47,16 37,28 37,84 254,920

Okul Ortalaması 11,34 11,31 8,52 6,42 3,42 5,57 4,97 3,81 4,01 3,51 1,70 3,09 7,01 5,89 5,54 4,91 2,46 4,30 4,50 3,14 3,71 1,87 3,02 1,11 44,53 34,75 35,85 249,010

KATILIMLAR

1 1018 H YAREN ERDAĞ 9 E 19 8 17,00 12 0 12,00 7 3 6,25 5 1 4,75 24 6 22,50 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,50 95 20 90,00 411,430 8

2 1028 FATMAGÜL YILDIZ 9 E 15 12 12,00 6 6 4,50 5 6 3,50 4 2 3,50 22 8 20,00 9 1 8,75 8 2 7,50 7 2 6,50 76 39 66,25 340,498 61

3 215 AHMET GÜNEŞ 9 B 16 11 13,25 10 2 9,50 6 3 5,25 5 1 4,75 17 3 16,25 4 2 3,50 7 3 6,25 2 4 1,00 67 29 59,75 320,316 102

4 1021 KÜBRA ŞEN 9 A 12 15 8,25 10 1 9,75 8 2 7,50 5 1 4,75 12 5 10,75 5 3 4,25 8 2 7,50 6 3 5,25 66 32 58,00 315,956 114

5 1047 HİDAYET AKYOL 9 E 16 12 13,00 7 5 5,75 5 6 3,50 4 2 3,50 15 8 13,00 7 3 6,25 8 2 7,50 5 5 3,75 67 43 56,25 310,098 129

6 1016 HÜRÜ  KILIÇ 9 A 17 13 13,75 9 3 8,25 8 4 7,00 6 0 6,00 3 5 1,75 5 1 4,75 6 2 5,50 5 5 3,75 59 33 50,75 293,327 180

7 1075 ERİREM OĞUL 9 E 12 14 8,50 8 3 7,25 6 4 5,00 6 0 6,00 17 8 15,00 8 1 7,75 1 7 -0,75 2 1 1,75 60 38 50,50 293,048 181

8 1089 SULTAN KAMALAK 9 E 15 10 12,50 9 3 8,25 9 3 8,25 4 2 3,50 11 11 8,25 6 3 5,25 4 5 2,75 3 5 1,75 61 42 50,50 292,568 182

9 1025 MİRAYSU KOÇ 9 D 15 15 11,25 8 4 7,00 6 4 5,00 3 3 2,25 9 5 7,75 9 1 8,75 8 2 7,50 2 8 0,00 60 42 49,50 289,985 190

10 1076 9 E 18 11 15,25 7 4 6,00 5 7 3,25 3 3 2,25 14 6 12,50 7 1 6,75 3 5 1,75 3 7 1,25 60 44 49,00 287,702 195

11 1069 FATMA ÇELİK 9 E 15 14 11,50 9 3 8,25 8 3 7,25 4 2 3,50 12 8 10,00 5 4 4,00 3 6 1,50 4 6 2,50 60 46 48,50 286,616 199

12 1038 NURBANU OĞUL 9 C 17 11 14,25 9 1 8,75 8 2 7,50 4 2 3,50 2 1 1,75 6 3 5,25 5 5 3,75 5 5 3,75 56 30 48,50 286,449 200

13 1060 ŞEVVAL KRGZ 9 E 16 10 13,50 5 3 4,25 3 4 2,00 4 2 3,50 16 3 15,25 6 2 5,50 4 4 3,00 1 0 1,00 55 28 48,00 284,913 205

14 1086 ELİF NAZ DAĞCI 9 D 17 5 15,75 10 1 9,75 7 5 5,75 6 0 6,00 3 2 2,50 5 2 4,50 5 4 4,00 1 7 -0,75 54 26 47,50 283,048 211

15 1008 BEYTULLAH KIŞLA 9 A 10 16 6,00 9 1 8,75 7 3 6,25 3 3 2,25 11 4 10,00 7 0 7,00 4 6 2,50 4 4 3,00 55 37 45,75 279,245 228

16 1039 MÜZEYYENSAYGILI 9 C 12 18 7,50 8 3 7,25 5 7 3,25 4 2 3,50 14 11 11,25 8 1 7,75 6 4 5,00 2 7 0,25 59 53 45,75 279,070 231

17 1015 RAVZA GÜL 9 D 13 14 9,50 7 5 5,75 4 4 3,00 4 2 3,50 9 4 8,00 7 0 7,00 8 2 7,50 2 3 1,25 54 34 45,50 278,168 237

18 1063 ESRA KAYA 9 D 14 12 11,00 8 2 7,50 7 1 6,75 5 1 4,75 6 8 4,00 4 2 3,50 7 2 6,50 2 3 1,25 53 31 45,25 277,042 238

19 1046 ELİF KILIÇ 9 D 12 14 8,50 8 3 7,25 6 4 5,00 5 1 4,75 12 7 10,25 6 2 5,50 5 5 3,75 1 6 -0,50 55 42 44,50 275,012 244

20 1058 FATMA KOCA 9 D 14 10 11,50 6 2 5,50 3 3 2,25 4 2 3,50 11 6 9,50 2 2 1,50 7 1 6,75 4 1 3,75 51 27 44,25 274,001 247

21 1087 CANSU BAZ 9 D 11 10 8,50 8 2 7,50 7 3 6,25 5 1 4,75 8 12 5,00 6 2 5,50 6 3 5,25 2 3 1,25 53 36 44,00 273,639 248

22 1051 AYBEGÜM KUMRU 9 E 9 9 6,75 7 1 6,75 7 2 6,50 2 3 1,25 18 4 17,00 3 1 2,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 49 25 42,75 269,809 262

23 1097 HALİM BYNDR 9 A 9 9 6,75 6 4 5,00 8 2 7,50 4 1 3,75 9 6 7,50 7 2 6,50 5 2 4,50 1 0 1,00 49 26 42,50 269,358 265

24 1065 İREM GÜL 9 A 13 11 10,25 6 4 5,00 5 3 4,25 6 0 6,00 7 9 4,75 7 3 6,25 4 2 3,50 3 4 2,00 51 36 42,00 267,390 270

25 1050 ZEYNEP ORÇAN 9 A 12 8 10,00 8 2 7,50 2 6 0,50 2 3 1,25 11 6 9,50 8 2 7,50 4 3 3,25 3 3 2,25 50 33 41,75 266,721 271

26 1077 TALİHA İMREN 9 E 11 16 7,00 7 3 6,25 4 4 3,00 5 1 4,75 9 7 7,25 5 2 4,50 8 1 7,75 1 0 1,00 50 34 41,50 266,369 272

27 1003 FATMA YILDIRIM 9 C 16 6 14,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 15 7 13,25 6 3 5,25 6 1 5,75 1 1 0,75 48 26 41,50 265,334 275

28 1502 AKKERİ M KÖSE 9 A 6 10 3,50 7 0 7,00 7 2 6,50 2 0 2,00 12 5 10,75 7 2 6,50 2 3 1,25 4 2 3,50 47 24 41,00 265,241 277

29 1064 İREM KARAASLAN 9 E 10 11 7,25 6 3 5,25 5 6 3,50 3 3 2,25 14 10 11,50 6 3 5,25 6 3 5,25 1 2 0,50 51 41 40,75 263,992 281
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30 1006 AHMET VELİ 9 A 11 10 8,50 9 3 8,25 8 3 7,25 4 1 3,75 7 3 6,25 6 0 6,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 46 21 40,75 263,660 282

31 1094 EFNEN HALİL 9 B 15 10 12,50 7 3 6,25 6 3 5,25 5 1 4,75 2 0 2,00 2 1 1,75 6 3 5,25 4 4 3,00 47 25 40,75 263,270 283

32 1066 MERYEMKARA 9 D 12 13 8,75 7 3 6,25 4 5 2,75 2 4 1,00 11 7 9,25 6 3 5,25 5 5 3,75 2 2 1,50 49 42 38,50 257,014 306

33 1084 FATMA TİYEK 9 B 13 9 10,75 6 2 5,50 7 2 6,50 1 1 0,75 8 3 7,25 5 1 4,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 44 23 38,25 255,882 311

34 1030 ERDOĞAN TANSEL 9 B 11 14 7,50 8 2 7,50 4 5 2,75 5 1 4,75 3 6 1,50 5 4 4,00 7 2 6,50 4 2 3,50 47 36 38,00 255,813 313

35 1053 ECRIN ÇAKMAK 9 E 11 14 7,50 9 2 8,50 6 3 5,25 1 5 -0,25 9 8 7,00 4 3 3,25 6 1 5,75 1 1 0,75 47 37 37,75 254,892 315

36 1022 HÜSEYİN BAĞCI 9 C 11 9 8,75 9 2 8,50 6 6 4,50 3 1 2,75 4 3 3,25 5 0 5,00 4 0 4,00 1 0 1,00 43 21 37,75 254,739 316

37 1027 FATMA BAŞOĞLU 9 A 14 14 10,50 8 2 7,50 5 2 4,50 4 1 3,75 3 7 1,25 5 4 4,00 5 4 4,00 3 3 2,25 47 37 37,75 254,522 317

38 1021 MERYEM KALLİ 9 D 13 8 11,00 8 2 7,50 4 3 3,25 3 2 2,50 2 6 0,50 5 3 4,25 8 2 7,50 2 4 1,00 45 30 37,50 253,805 322

39 1009 RUMEYSA KÖSE 9 B 11 11 8,25 9 2 8,50 5 4 4,00 4 2 3,50 3 11 0,25 7 1 6,75 4 4 3,00 4 4 3,00 47 39 37,25 253,411 323

40 1043 KERİM KAYA 9 D 11 11 8,25 6 6 4,50 7 4 6,00 5 1 4,75 8 9 5,75 6 3 5,25 3 5 1,75 2 5 0,75 48 44 37,00 252,460 325

41 1080 AYSUN ORÇAN 9 C 13 12 10,00 4 4 3,00 4 4 3,00 5 1 4,75 6 5 4,75 6 2 5,50 4 5 2,75 4 3 3,25 46 36 37,00 252,382 327

42 1085 KAAN KOÇ 9 E 11 13 7,75 7 4 6,00 6 6 4,50 3 3 2,25 9 14 5,50 5 4 4,00 6 3 5,25 2 2 1,50 49 49 36,75 251,893 330

43 1096 SENA BAĞCI 9 E 15 13 11,75 9 3 8,25 8 3 7,25 1 5 -0,25 8 5 6,75 4 6 2,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 49 51 36,25 249,540 335

44 1010 NARİN AĞCADAĞ 9 C 15 11 12,25 5 5 3,75 5 6 3,50 6 0 6,00 3 7 1,25 2 3 1,25 7 2 6,50 2 2 1,50 45 36 36,00 248,994 337

45 1048 TORUN GÜL 9 A 10 10 7,50 7 3 6,25 5 1 4,75 4 2 3,50 5 2 4,50 3 2 2,50 7 3 6,25 1 3 0,25 42 26 35,50 248,098 340

46 1071 SILA FIRAT 9 C 12 13 8,75 6 4 5,00 6 4 5,00 3 3 2,25 8 6 6,50 5 5 3,75 4 4 3,00 2 3 1,25 46 42 35,50 247,896 342

47 1005 HÜRÜ SARI 9 D 12 14 8,50 8 3 7,25 3 5 1,75 4 2 3,50 7 8 5,00 6 3 5,25 5 4 4,00 1 4 0,00 46 43 35,25 247,227 345

48 1044 LEYLA GÖKKAYA 9 B 13 6 11,50 7 2 6,50 4 4 3,00 3 1 2,75 5 6 3,50 4 1 3,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 41 23 35,25 246,787 348

49 1074 RABİA TANRIKULU 9 B 15 7 13,25 5 4 4,00 3 5 1,75 5 1 4,75 5 10 2,50 3 3 2,25 5 2 4,50 2 1 1,75 43 33 34,75 245,076 358

50 1007 ALİ EREN KOZAN 9 C 11 5 9,75 7 3 6,25 8 2 7,50 4 1 3,75 3 4 2,00 4 4 3,00 3 3 2,25 40 22 34,50 244,730 359

51 1037 HURİYE ÜNLÜ 9 E 12 12 9,00 7 2 6,50 5 3 4,25 2 4 1,00 8 3 7,25 5 5 3,75 4 6 2,50 1 9 -1,25 44 44 33,00 240,228 382

52 0 BEYZA BARMAN 9 A 15 14 11,50 6 5 4,75 6 2 5,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 4 2 3,50 4 3 3,25 1 3 0,25 41 32 33,00 239,983 383

53 1002 YAHYA YEŞİLMEN 9 B 10 12 7,00 5 3 4,25 5 3 4,25 4 2 3,50 3 3 2,25 6 1 5,75 3 3 2,25 2 1 1,75 38 28 31,00 234,666 401

54 1034 HAMZA KANTARCI 9 C 13 8 11,00 7 3 6,25 7 2 6,50 4 2 3,50 2 5 0,75 4 3 3,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 38 29 30,75 233,115 409

55 1093 HÜSNE AVŞAR 9 B 13 6 11,50 8 4 7,00 3 7 1,25 5 1 4,75 2 6 0,50 3 6 1,50 6 3 5,25 0 5 -1,25 40 38 30,50 232,408 411

56 1004 NİHAL KARATAŞ 9 E 15 11 12,25 4 7 2,25 6 4 5,00 2 4 1,00 4 6 2,50 5 4 4,00 5 3 4,25 1 7 -0,75 42 46 30,50 232,391 412

57 1020 ÖZGE IŞIK 9 B 10 13 6,75 6 3 5,25 4 2 3,50 4 1 3,75 7 8 5,00 5 1 4,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 39 36 30,00 231,533 415

58 1017 AYTEN HANÇER 9 C 14 9 11,75 6 4 5,00 5 3 4,25 5 1 4,75 3 5 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 37 27 30,25 231,514 416
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59 1026 MELİKE 9 B 11 13 7,75 5 5 3,75 4 6 2,50 4 2 3,50 6 7 4,25 4 3 3,25 6 4 5,00 1 4 0,00 41 44 30,00 231,503 417

60 1088 ZEYNEP OKUMUŞ 9 B 10 8 8,00 6 2 5,50 2 4 1,00 3 2 2,50 5 7 3,25 4 1 3,75 6 4 5,00 1 2 0,50 37 30 29,50 230,007 425

61 1023 AHMET  BAĞCİ 9 D 7 6 5,50 7 3 6,25 5 2 4,50 6 0 6,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 32 11 29,25 229,411 428

62 1055 SÜLEYMANHASIRCI 9 E 6 11 3,25 4 5 2,75 5 4 4,00 1 0 1,00 12 9 9,75 5 4 4,00 3 3 2,25 2 1 1,75 38 37 28,75 228,320 432

63 1012 MELİKE TURAN 9 D 9 11 6,25 3 8 1,00 5 4 4,00 2 1 1,75 6 6 4,50 6 4 5,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 38 37 28,75 228,060 433

64 1090 METEHAN AKKAYA 9 E 10 14 6,50 6 4 5,00 4 6 2,50 1 3 0,25 6 14 2,50 9 1 8,75 2 5 0,75 3 3 2,25 41 50 28,50 227,296 436

65 1068 MERVE ÖZKAN 9 B 10 8 8,00 2 2 1,50 3 3 2,25 2 0 2,00 7 5 5,75 4 3 3,25 6 2 5,50 34 23 28,25 226,230 438

66 1067 SEHER BÜŞRA 9 B 10 18 5,50 4 8 2,00 5 6 3,50 0 6 -1,50 13 11 10,25 6 1 5,75 3 2 2,50 41 52 28,00 225,783 440

67 1061 MUSA YİĞİTTEKİN 9 A 11 14 7,50 6 3 5,25 3 6 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 6 2 5,50 2 3 1,25 3 2 2,50 36 33 27,75 224,812 444

68 1014 İKRANUR YAMAN 9 A 9 10 6,50 6 3 5,25 3 4 2,00 3 0 3,00 4 3 3,25 2 2 1,50 6 2 5,50 1 2 0,50 34 26 27,50 224,120 447

69 1059 CENNET ÇINAR 9 C 8 7 6,25 4 3 3,25 6 1 5,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 3 2,25 6 1 5,75 0 2 -0,50 32 19 27,25 223,401 450

70 1070 AHMET EMİN YAĞL 9 E 8 7 6,25 3 6 1,50 2 4 1,00 1 4 0,00 12 7 10,25 5 4 4,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 36 36 27,00 222,670 452

71 1054 BUSE AKKAYA 9 B 9 13 5,75 4 6 2,50 5 4 4,00 3 2 2,50 5 8 3,00 5 5 3,75 6 3 5,25 1 5 -0,25 38 46 26,50 221,262 453

72 1035 EREN ÖZDEMİR 9 C 11 13 7,75 7 5 5,75 4 8 2,00 4 2 3,50 2 9 -0,25 7 3 6,25 2 8 0,00 3 6 1,50 40 54 26,50 220,962 456

73 503 HAŞAN BASYİĞİT 9 D 5 9 2,75 5 3 4,25 3 1 2,75 3 3 2,25 9 6 7,50 5 2 4,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 33 28 26,00 220,059 460

74 1083 KÜBRA HATİCE 9 D 4 20 -1,00 8 3 7,25 4 4 3,00 6 0 6,00 3 1 2,75 3 5 1,75 4 5 2,75 4 4 3,00 36 42 25,50 219,083 465

75 1024 MEHMET KARACA 9 A 4 11 1,25 5 2 4,50 7 2 6,50 2 0 2,00 2 3 1,25 6 2 5,50 4 2 3,50 1 2 0,50 31 24 25,00 217,368 469

76 1041 HÜRÜ HANÇER 9 C 11 14 7,50 6 3 5,25 6 2 5,50 2 4 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 4 5 2,75 33 32 25,00 216,345 473

77 1092 BEYZA BALÇIK 9 C 10 10 7,50 5 4 4,00 4 5 2,75 2 4 1,00 6 4 5,00 3 3 2,25 3 5 1,75 1 3 0,25 34 38 24,50 214,842 479

78 1029 ALİ KAYADİBİ 9 A 10 16 6,00 7 5 5,75 7 2 6,50 4 2 3,50 1 3 0,25 5 5 3,75 1 6 -0,50 1 8 -1,00 36 47 24,25 214,206 482

79 1045 YUNUS EMRE IŞIK 9 D 7 9 4,75 5 4 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 7 3,25 6 0 6,00 3 4 2,00 31 28 24,00 213,847 484

80 1001 ELİF BGRCK 9 D 10 12 7,00 6 6 4,50 2 6 0,50 3 3 2,25 7 12 4,00 3 6 1,50 3 3 2,25 2 1 1,75 36 49 23,75 212,703 488

81 1033 SEVDE TURUNÇ 9 B 6 18 1,50 6 3 5,25 4 4 3,00 1 4 0,00 10 12 7,00 4 4 3,00 4 4 3,00 1 3 0,25 36 52 23,00 211,193 493

82 1082 DİLEK KÖKOĞLU 9 B 11 12 8,00 4 5 2,75 2 3 1,25 4 2 3,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 3 4,25 1 4 0,00 31 34 22,50 208,815 495

83 1081 CAN EVRAN 9 D 4 13 0,75 6 2 5,50 6 3 5,25 3 2 2,50 2 5 0,75 4 4 3,00 5 3 4,25 0 3 -0,75 30 35 21,25 206,040 502

84 1057 ALEYNA ÖZBEK 9 C 14 10 11,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 2 0,50 1 4 0,00 2 0 2,00 2 3 1,25 2 1 1,75 27 24 21,00 203,831 503

85 1019 YAREN OĞUL 9 A 12 10 9,50 4 5 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 25 17 20,75 203,210 504

86 502 RAHİME ÇELİK 9 D 3 9 0,75 7 4 6,00 3 6 1,50 6 4 5,00 5 2 4,50 2 3 1,25 1 3 0,25 27 31 19,25 200,008 509

87 1011 NUR TOSUN 9 B 10 14 6,50 4 7 2,25 1 7 -0,75 6 0 6,00 3 13 -0,25 4 5 2,75 3 4 2,00 2 5 0,75 33 55 19,25 199,241 510
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KATILIMLAR

88 1056 FERİZE AKKOYUN 9 C 6 12 3,00 4 5 2,75 3 4 2,00 5 0 5,00 0 5 -1,25 5 3 4,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 27 34 18,50 197,501 515

89 1062 DİL N  AZ SAKAR 9 A 7 9 4,75 4 5 2,75 3 5 1,75 5 1 4,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 21 28 14,00 183,497 532

90 1000 ASYA ERCAN 9 A 4 10 1,50 1 4 0,00 4 6 2,50 0 2 -0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 4 3 3,25 0 5 -1,25 16 39 6,25 160,673 573
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