
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU5. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -347 455 4911 58659

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,97 5 5 3,01 4 5 2,60 5 4 3,67 5 8 2,29 7 7 4,68 33 35 21,22 277,500

Okul Ortalaması 8 6 5,93 5 4 4,28 5 4 3,53 6 3 5,52 6 6 4,63 9 5 6,88 40 27 30,77 316,050

KATILIMLAR

1 719 KARDELEN KARACAN 5A 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 15 0 15,00 67 8 64,33 459,686 1 1 1 26 474
% 0,81

2 701 AYSİMA ARDIÇBAĞ 5A 12 2 11,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 0 15,00 13 2 12,33 68 6 65,99 459,560 2 2 2 28 482
% 0,82

3 720 MELİHA TEKE 5A 12 2 11,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 14 1 13,67 13 1 12,67 64 9 61,01 444,933 3 3 4 63 977
% 1,67

4 775 YUNUS EMRE ERDAĞ 5B 12 3 11,00 10 0 10,00 5 5 3,33 9 1 8,67 11 3 10,00 13 1 12,67 60 13 55,67 420,460 1 4 7 153 2341
% 3,99

5 712 NİSA BOZDAĞ 5A 10 3 9,00 10 0 10,00 6 2 5,33 9 1 8,67 11 4 9,67 11 4 9,67 57 14 52,34 396,844 4 5 11 284 4282
% 7,30

6 768 YAKUP AKTAŞ 5B 10 4 8,67 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 12 3 11,00 12 3 11,00 54 20 47,34 393,528 2 6 12 304 4619
% 7,87

7 756 RESUL GÜNEŞ 5C 10 3 9,00 7 3 6,00 5 4 3,67 3 5 1,33 8 3 7,00 13 2 12,33 46 20 39,33 370,047 1 7 19 516 7532
% 13

8 761 ALİ SARI 5B 10 5 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 8 6 6,00 11 4 9,67 48 26 39,33 354,940 3 8 26 688 9845
% 17

9 706 ZEYNEP YİĞİT 5A 8 6 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 5 6,33 12 3 11,00 48 24 39,99 354,465 5 9 28 692 9927
% 17

10 763 MAHMUT GEREK 5C 6 4 4,67 9 0 9,00 5 3 4,00 7 3 6,00 5 3 4,00 14 1 13,67 46 14 41,34 353,065 2 10 29 705 10142
% 17

11 764 MEHMETCAN ARIK 5B 10 4 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 7 3,67 10 5 8,33 50 22 42,67 352,742 4 11 30 709 10198
% 17

12 771 ALİ DENİZ 5C 11 3 10,00 7 3 6,00 6 3 5,00 7 3 6,00 5 6 3,00 11 4 9,67 47 22 39,67 352,235 3 12 31 717 10272
% 18

13 75800 HANİFİENES ÖZBEK 5B 7 8 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 6 7,00 11 4 9,67 50 25 41,66 350,341 5 13 33 740 10626
% 18

14 769 ABDULB* İT KARUT 5B 8 6 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 3 7,00 9 6 7,00 48 22 40,67 344,934 6 14 37 811 11531
% 20

15 709 GÜLNAZ SIĞ IRCI 5A 9 6 7,00 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 6 6,00 9 6 7,00 47 27 38,00 341,174 6 15 40 856 12220
% 21

16 0 ALİ ZİYA GÜL 5C 11 4 9,67 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 2 5,33 9 6 7,00 42 26 33,33 336,760 4 16 45 922 13019
% 22

17 757 5C 9 5 7,33 7 3 6,00 5 4 3,67 7 3 6,00 8 6 6,00 9 6 7,00 45 27 36,00 336,605 5 17 46 923 13050
% 22

18 713 KEVSER KÖSE 5A 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 6 7,00 8 7 5,67 46 29 36,34 335,076 7 18 49 952 13309
% 23

19 779 YUSUFALİ BOZKURT 5C 8 6 6,00 6 4 4,67 6 3 5,00 10 0 10,00 5 6 3,00 10 5 8,33 45 24 37,00 328,132 6 19 59 1077 14639
% 25

20 724 AYŞEGL AKGÜ 5A 7 7 4,67 6 3 5,00 4 4 2,67 6 3 5,00 8 4 6,67 10 4 8,67 41 25 32,68 327,823 8 20 61 1085 14714
% 25

21 760 MUHAMED RECEP ÇOMRUK5C 9 6 7,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 4 -0,33 8 7 5,67 11 4 9,67 37 33 26,01 322,419 7 21 66 1159 15800
% 27

22 711 KEVSER NUR DEMİR 5A 9 5 7,33 4 5 2,33 4 6 2,00 9 0 9,00 5 5 3,33 8 5 6,33 39 26 30,32 312,815 9 22 76 1307 17816
% 30

23 772 İSMAİL KEKLİK 5B 9 6 7,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 6 4 4,67 6 6 4,00 9 5 7,33 36 34 24,67 305,225 7 23 88 1417 19500
% 33

24 702 AYŞE BAYAZIT 5A 9 2 8,33 3 1 2,67 4 4 2,67 3 1 2,67 5 7 2,67 7 6 5,00 31 21 24,01 298,010 10 24 102 1545 21211
% 36

25 727 LEYLA    Z YYENİPINAR5A 5 9 2,00 5 4 3,67 7 1 6,67 8 2 7,33 5 5 3,33 9 6 7,00 39 27 30,00 297,820 11 25 103 1548 21258
% 36

26 723 GİZEM BAĞCI 5A 10 5 8,33 7 3 6,00 4 6 2,00 5 3 4,00 5 7 2,67 6 9 3,00 37 33 26,00 295,524 12 26 108 1593 21806
% 37

27 750 ABDUL CELİL ORÇAN 5C 5 4 3,67 4 3 3,00 5 2 4,33 8 1 7,67 6 4 4,67 6 6 4,00 34 20 27,34 292,135 8 27 115 1678 22607
% 39

28 722 ZEHİRA DURDU 5A 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 10 1,67 5 10 1,67 41 34 29,67 291,426 13 28 116 1690 22784
% 39

29 718 ZEHRA BAĞC *AĞCI 5A 4 8 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 8 5 6,33 9 6 7,00 35 35 23,32 291,158 14 29 117 1693 22855
% 39

30 777 ZİYA BAĞCI 5C 2 0 2,00 10 0 10,00 9 1 8,67 3 0 3,00 24 1 23,67 287,005 9 30 120 1763 23834
% 41

31 716 ŞERİFE OKUDUCU 5A 10 5 8,33 1 7 -1,33 6 2 5,33 4 5 2,33 5 6 3,00 5 8 2,33 31 33 19,99 283,265 15 31 128 1825 24781
% 42

32 759 ÖMER YIL *Z 5C 9 4 7,67 3 7 0,67 4 5 2,33 5 2 4,33 5 7 2,67 5 8 2,33 31 33 20,00 278,621 10 32 134 1918 25955
% 44

33 0 HACER BAĞCI 5A 8 7 5,67 4 5 2,33 5 2 4,33 8 0 8,00 3 4 1,67 5 9 2,00 33 27 24,00 275,809 16 33 138 1974 26693
% 46
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KATILIMLAR

34 705 EZGİ KIŞ AK 5A 8 6 6,00 4 4 2,67 4 5 2,33 3 4 1,67 6 7 3,67 5 8 2,33 30 34 18,67 273,960 17 34 144 2016 27191
% 46

35 780 YUSUF ÇOMRUK 5B 6 9 3,00 7 3 6,00 4 6 2,00 8 2 7,33 3 12 -1,00 9 6 7,00 37 38 24,33 273,729 8 35 145 2025 27255
% 46

36 729 AYŞE OKUMUŞ 5A 7 7 4,67 5 4 3,67 5 5 3,33 4 5 2,33 4 9 1,00 7 6 5,00 32 36 20,00 271,979 18 36 149 2069 27733
% 47

37 766 HACI EFE CAMUZ 5C 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 7 2,67 8 6 6,00 31 40 17,67 269,398 11 37 157 2144 28442
% 48

38 767 OSMAN MEHMET SÜT 5C 3 2 2,33 3 2 2,33 6 1 5,67 3 2 2,33 3 2 2,33 6 3 5,00 24 12 19,99 269,126 12 38 160 2149 28516
% 49

39 708 FEYZANUR AKDERE 5A 5 6 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 8 1,33 7 6 5,00 32 34 20,66 268,620 19 39 161 2160 28665
% 49

40 728 NURSİMA AKÇAKAYA 5A 9 4 7,67 1 6 -1,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 8 2,33 27 36 15,00 264,974 20 40 174 2246 29683
% 51

41 778 ALİ BUĞRA AKPINAR 5C 6 9 3,00 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 8 4,33 32 38 19,33 261,162 13 41 188 2323 30744
% 52

42 751 AHMET ŞEN 5B 2 5 0,33 5 5 3,33 4 4 2,67 3 6 1,00 10 4 8,67 24 24 16,00 260,546 9 42 190 2334 30915
% 53

43 725 FATMA KISA 5A 5 10 1,67 5 4 3,67 3 6 1,00 3 1 2,67 6 7 3,67 6 8 3,33 28 36 16,01 256,175 21 43 207 2455 32173
% 55

44 726 AZRA KALKAN 5A 6 9 3,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 10 5 8,33 27 48 11,00 253,944 22 44 216 2527 32815
% 56

45 0 YUSUF BAYYİĞİT 5C 5 6 3,00 3 5 1,33 7 3 6,00 7 2 6,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 26 31 15,66 235,238 14 45 276 3094 38737
% 66

46 753 EMRLLAH GÖK 5B 4 10 0,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 9 0,00 8 6 6,00 23 46 7,67 231,472 10 46 284 3209 40032
% 68

47 774 HAMZAEPAYLAŞTIRAN 5C 3 11 -0,67 4 6 2,00 2 5 0,33 7 1 6,67 3 8 0,33 5 10 1,67 24 41 10,33 219,278 15 47 315 3590 44299
% 76
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