
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -363 418 4626 58607

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 6 5,27 5 5 2,94 5 4 3,37 4 4 3,01 6 7 3,34 6 7 4,15 33 33 22,08 282,400

Okul Ortalaması 9 5 6,90 6 4 4,32 6 3 4,72 4 3 3,19 6 5 4,05 8 5 5,91 38 26 29,09 311,750

KATILIMLAR

1 602 ZEKİYE İFFET AKBABA 6A 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 1 13,67 13 2 12,33 67 8 64,33 455,089 1 1 1 100 1297
% 2,21

2 665 MUSTAFA ÖMER AKAR 6C 15 0 15,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 4 3,67 14 1 13,67 12 3 11,00 61 13 56,67 444,721 1 2 3 151 1886
% 3,22

3 0 MAHİR ERSARAN 6C 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 13 2 12,33 13 2 12,33 63 12 59,00 436,440 2 3 4 187 2432
% 4,15

4 604 MELEKSU GÜLSEVER 6A 12 3 11,00 6 4 4,67 7 2 6,33 6 0 6,00 11 0 11,00 12 2 11,33 54 11 50,33 409,803 2 4 12 366 4643
% 7,92

5 603 ELİF NİSA KÖSE 6A 13 2 12,33 10 0 10,00 5 2 4,33 9 1 8,67 8 4 6,67 11 3 10,00 56 12 52,00 398,372 3 5 16 454 5830
% 9,95

6 667 HÜSEVİN VELİOĞLU 6C 10 5 8,33 10 0 10,00 8 2 7,33 3 4 1,67 10 4 8,67 12 2 11,33 53 17 47,33 387,962 3 6 22 532 7104
% 12

7 663 HALİL AKBABA 6C 12 3 11,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 8 3 7,00 14 0 14,00 49 21 41,99 387,131 4 7 23 538 7195
% 12

8 608 EMİN ORÇAN 6C 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 3 5,00 10 2 9,33 11 4 9,67 49 22 41,67 376,130 5 8 31 650 8584
% 15

9 611 BETÜL  AKILLI 6A 12 1 11,67 9 0 9,00 7 2 6,33 4 1 3,67 8 2 7,33 7 1 6,67 47 7 44,67 374,089 4 9 35 679 8865
% 15

10 666 M EREN KOZ 6C 8 7 5,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 2 6,33 10 3 9,00 12 3 11,00 51 21 44,00 370,257 6 10 38 708 9386
% 16

11 657 ATAKANMERT BAĞCI 6C 9 4 7,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 9 2 8,33 12 2 11,33 46 22 38,67 365,544 7 11 40 753 10032
% 17

12 652 MAHMUT CAN GÖZÜBÜYÜK6C 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 11 3 10,00 7 8 4,33 49 25 40,66 364,857 8 12 42 760 10135
% 17

13 635 SELVER DEMİR 6B 10 4 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 3 9,00 7 8 4,33 52 20 45,33 363,087 1 13 43 778 10370
% 18

14 630 ELA KARATAŞ 6B 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 3 9,00 9 5 7,33 48 24 39,99 359,955 2 14 46 812 10871
% 19

15 677 İBRAHİM HALİL KIZIL 6C 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 7 3,67 9 6 7,00 49 24 41,00 352,348 9 15 51 910 12022
% 21

16 684 CEYHUN GÜNEŞ 6D 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 3 5,00 7 7 4,67 13 2 12,33 48 25 39,67 352,184 1 16 52 911 12048
% 21

17 670 ERDEM KARACA 6C 8 7 5,67 8 2 7,33 6 4 4,67 5 4 3,67 5 2 4,33 13 2 12,33 45 21 38,00 347,053 10 17 58 976 12879
% 22

18 629 EYIÜI KARATAŞ 6B 12 2 11,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 5 2,33 7 5 5,33 8 6 6,00 43 26 34,32 341,996 3 18 60 1028 13667
% 23

19 617 EMİNE NAZLI ARISOY 6A 7 8 4,33 8 2 7,33 6 3 5,00 5 2 4,33 5 0 5,00 12 1 11,67 43 16 37,66 341,906 5 19 61 1029 13680
% 23

20 654 VEYSEL EFE 6C 9 5 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 6 6,00 9 6 7,00 46 27 37,00 340,465 11 20 63 1041 13915
% 24

21 610 ZEYNEP ERVA YÜKSEK 6A 10 5 8,33 9 1 8,67 5 4 3,67 5 3 4,00 7 4 5,67 8 4 6,67 44 21 37,01 340,359 6 21 64 1042 13938
% 24

22 675 SEYFULLAH YILDIZ 6D 9 3 8,00 6 1 5,67 6 3 5,00 6 3 5,00 5 1 4,67 9 3 8,00 41 14 36,34 338,911 2 22 68 1071 14197
% 24

23 643 H BELİNAY GÜNEŞ 6C 11 4 9,67 6 3 5,00 7 3 6,00 4 5 2,33 6 5 4,33 9 5 7,33 43 25 34,66 338,719 12 23 69 1073 14232
% 24

24 669 M ALİ DEMİR 6C 11 2 10,33 3 4 1,67 5 4 3,67 3 3 2,00 5 4 3,67 10 3 9,00 37 20 30,34 334,252 13 24 72 1125 15015
% 26

25 606 BEYZA KOCATÜRK 6A 11 4 9,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 2 5,33 8 3 7,00 6 8 3,33 42 26 33,33 330,810 7 25 77 1177 15652
% 27

26 621 BETÜL OKUMUŞ 6A 10 4 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 3 4,00 5 4 3,67 8 6 6,00 41 24 33,01 324,768 8 26 81 1236 16790
% 29

27 607 HÜRÜNAZ ÇOMRUK 6A 8 4 6,67 4 3 3,00 5 4 3,67 6 2 5,33 4 4 2,67 10 4 8,67 37 21 30,01 316,150 9 27 88 1357 18456
% 31

28 658 MEHMETALİDOĞAN 6C 9 5 7,33 8 2 7,33 4 5 2,33 0 6 -2,00 8 7 5,67 8 5 6,33 37 30 26,99 315,698 14 28 90 1366 18557
% 32

29 660 RAMAZAN GÜNEŞ 6C 11 3 10,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 6 1,00 6 7 3,67 6 7 3,67 39 30 29,01 314,213 15 29 93 1385 18864
% 32

30 625 NİHAL KÖSE 6B 9 6 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 3 4,00 4 7 1,67 9 5 7,33 40 28 30,66 312,617 4 30 94 1409 19174
% 33

31 650 TARIKBUĞRA OKUMUŞ6C 9 6 7,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 7 3,67 9 6 7,00 38 35 26,34 308,616 16 31 102 1483 19980
% 34

32 685 MEHM*  EMİN BAYKAL 6D 9 2 8,33 9 1 8,67 6 3 5,00 5 0 5,00 2 7 -0,33 7 4 5,67 38 17 32,34 308,011 3 32 104 1488 20103
% 34

33 668 ALİ EMİR TUNÇ 6D 10 5 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 5 2,33 2 10 -1,33 10 4 8,67 39 31 28,67 307,197 4 33 108 1504 20266
% 35
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Genel Ortalama 7 6 5,27 5 5 2,94 5 4 3,37 4 4 3,01 6 7 3,34 6 7 4,15 33 33 22,08 282,400

Okul Ortalaması 9 5 6,90 6 4 4,32 6 3 4,72 4 3 3,19 6 5 4,05 8 5 5,91 38 26 29,09 311,750

KATILIMLAR

34 681 YUSUF AYAZ YAKAR 6D 11 4 9,67 7 2 6,33 6 4 4,67 7 2 6,33 4 9 1,00 6 8 3,33 41 29 31,33 307,175 5 34 109 1506 20271
% 35

35 632 YAĞMUR BAYRAM 6B 9 5 7,33 6 3 5,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 7 7 4,67 40 27 31,00 307,107 5 35 111 1509 20291
% 35

36 613 ZÜBEYDE KAMALAK 6A 9 5 7,33 5 3 4,00 4 5 2,33 4 0 4,00 8 3 7,00 30 16 24,66 307,028 10 36 112 1511 20309
% 35

37 627 FATMA ESMA KÖSE 6B 8 7 5,67 5 4 3,67 6 1 5,67 6 0 6,00 7 7 4,67 32 19 25,68 303,756 6 37 117 1562 21026
% 36

38 0 SALİHA ESLEM KAPLAN 9 5 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 5 2,33 3 7 0,67 7 6 5,00 38 28 28,66 299,336 1 38 124 1645 21983
% 38

39 682 AZİ ZSAYGILI 6D 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 11 -0,67 8 6 6,00 38 35 26,33 295,583 6 39 129 1707 22810
% 39

40 619 EBRAR AMİNE İLERİ 6A 10 4 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 2 4 0,67 6 5 4,33 34 27 25,00 293,749 11 40 132 1741 23230
% 40

41 655 NEZİR SAMET  YİĞİT 6A 9 2 8,33 4 4 2,67 6 3 5,00 4 5 2,33 4 7 1,67 6 7 3,67 33 28 23,67 290,651 12 41 133 1781 23892
% 41

42 690 FAHRİ ERPAYLAŞTIRAN6D 7 7 4,67 5 3 4,00 7 2 6,33 3 0 3,00 0 4 -1,33 10 4 8,67 32 20 25,34 287,726 7 42 136 1838 24539
% 42

43 637 ECRİNNAZ GÜLEP 6B 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 5 9 2,00 8 6 6,00 34 38 21,34 285,478 7 43 142 1880 25074
% 43

44 636 ELİF YAREN ALAŞ 6B 6 8 3,33 6 4 4,67 7 2 6,33 4 5 2,33 5 8 2,33 7 7 4,67 35 34 23,66 279,381 8 44 150 1992 26517
% 45

45 628 AYŞE IRMAK AKKURT 6B 7 7 4,67 6 1 5,67 6 3 5,00 2 7 -0,33 5 5 3,33 5 6 3,00 31 29 21,34 277,210 9 45 156 2026 27062
% 46

46 618 SARİYE SULTAN ABA 6A 8 6 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 2 2,33 7 6 5,00 3 10 -0,33 32 33 21,00 275,492 13 46 160 2066 27512
% 47

47 683 AKÇA EREN TUNÇ 6D 7 4 5,67 4 4 2,67 3 5 1,33 2 2 1,33 4 1 3,67 5 6 3,00 25 22 17,67 272,569 8 47 165 2122 28263
% 48

48 620 ÖMER DUT 6D 4 6 2,00 3 7 0,67 5 4 3,67 1 0 1,00 3 6 1,00 10 4 8,67 26 27 17,01 268,406 9 48 171 2219 29346
% 50

49 676 MUHAMMEDALİ SÜTCÜ6D 9 6 7,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 9 0,00 5 9 2,00 31 40 17,67 262,848 10 49 182 2326 30826
% 53

50 609 NUR BANU ÇELİK 6A 7 5 5,33 3 5 1,33 6 3 5,00 0 4 -1,33 1 6 -1,00 7 4 5,67 24 27 15,00 260,485 14 50 188 2371 31410
% 54

51 646 MELİHA TÜRK 6B 6 8 3,33 3 6 1,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 6 4,00 4 9 1,00 30 38 17,33 259,427 10 51 190 2393 31757
% 54

52 634 SUNA AKDERE 6B 6 7 3,67 5 4 3,67 4 6 2,00 3 6 1,00 4 6 2,00 5 7 2,67 27 36 15,01 253,955 11 52 197 2516 33263
% 57

53 633 GÜLSÜM İMALI 6B 6 7 3,67 4 4 2,67 6 2 5,33 4 4 2,67 1 6 -1,00 5 4 3,67 26 27 17,01 252,123 12 53 203 2568 33785
% 58

54 622 BELİNAY KOZAN OĞLU6 8 5 6,33 2 4 0,67 3 6 1,00 2 6 0,00 3 2 2,33 18 23 10,33 245,887 1 54 220 2725 35548
% 61

55 527 ATİKE KANGAL 6B 6 8 3,33 3 5 1,33 5 4 3,67 4 5 2,33 5 6 3,00 3 10 -0,33 26 38 13,33 243,498 13 55 227 2778 36280
% 62

56 694 ALPER EMRE ÇELİK 6D 3 10 -0,33 2 3 1,00 3 3 2,00 4 0 4,00 5 7 2,67 4 5 2,33 21 28 11,67 233,942 11 56 252 3033 39287
% 67

57 686 ÖKKEŞ BURAK GÖZEL 6D 4 10 0,67 4 5 2,33 6 4 4,67 4 0 4,00 3 11 -0,67 5 9 2,00 26 39 13,00 228,987 12 57 266 3175 40930
% 70

58 656 ZEREN AKİF BAĞCI 6C 4 11 0,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 9 1 8,67 5 10 1,67 4 11 0,33 28 47 12,33 227,595 17 58 270 3208 41385
% 71

59 661 İBRAHİM 6D 5 5 3,33 2 7 -0,33 1 5 -0,67 0 3 -1,00 3 8 0,33 5 6 3,00 16 34 4,66 226,296 13 59 273 3255 41872
% 71

60 680 BEDİRHAN BOLAT 6D 4 6 2,00 2 4 0,67 3 4 1,67 2 2 1,33 4 7 1,67 2 5 0,33 17 28 7,67 224,380 14 60 283 3306 42529
% 73

61 114 HATİCE K *RA ORÇAN 6A 4 9 1,00 3 5 1,33 4 4 2,67 2 3 1,00 2 6 0,00 2 8 -0,67 17 35 5,33 207,883 15 61 329 3810 48339
% 82

62 651 ALİ KORKMAZ 6Ç 3 11 -0,67 4 6 2,00 4 5 2,33 4 5 2,33 3 10 -0,33 4 10 0,67 22 47 6,33 207,028 1 62 334 3836 48607
% 83

63 639 NAZLI YAKAA 6B 6 9 3,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 3 6 1,00 4 10 0,67 1 14 -3,67 18 55 -0,33 195,412 14 63 360 4150 52449
% 89
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