
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP01-SS.34TYT03) 79 133 576 13271

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,64 12,93 15,41 2,30 1,60 1,90 1,20 1,97 0,71 1,47 1,22 1,17 2,56 1,05 2,30 9,70 4,78 8,50 0,91 1,66 0,50 1,28 0,94 1,05 1,03 1,15 0,74 39,09 27,30 32,28 203,220

Okul Ortalaması 22,28 11,77 19,34 3,06 1,25 2,75 1,73 1,65 1,32 2,03 1,04 1,77 3,32 0,91 3,09 13,47 4,99 12,22 0,68 1,10 0,41 1,15 0,70 0,98 1,29 0,78 1,09 49,01 24,19 42,97 243,100

KATILIMLAR

1 242 UMUT G 12A 31 9 28,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 35 4 34,00 3 4 2,00 4 3 3,25 6 0 6,00 90 27 83,25 381,685 268

2 280 MELİKE ÇOMRUK 12A 25 11 22,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 27 4 26,00 3 2 2,50 5 1 4,75 5 1 4,75 79 23 73,25 345,220 700

3 281 BİLGE ÖZYIRTICI 12A 25 12 22,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 33 4 32,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 78 28 71,00 343,190 730

4 995 NURCAN ÇOMRUK 12C 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 21 4 20,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 71 17 66,75 323,198 1051

5 238 FURKAN ARAZ 12A 26 11 23,25 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 25 8 23,00 0 4 -1,00 5 2 4,50 6 0 6,00 73 32 65,00 317,708 1149

6 297 İLAYDA BZDG 12B 29 9 26,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 0 4,00 23 7 21,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 71 29 63,75 313,450 1240

7 220 HACI EYÜP BIYIKLI 12C 26 8 24,00 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 24 1 23,75 63 14 59,50 303,095 1470

8 314 HASAN KILILI 12C 30 5 28,75 5 0 5,00 1 3 0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 17 8 15,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 66 19 61,25 302,385 1493

9 265 MURAT MELİH KIR 12A 21 14 17,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 25 6 23,50 2 3 1,25 5 1 4,75 1 3 0,25 65 35 56,25 291,098 1788

10 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 25 9 22,75 4 0 4,00 3 0 3,00 2 0 2,00 21 3 20,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 0 2,00 60 15 56,25 289,575 1828

11 233 MUHAMMET ALİ 12C 28 11 25,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 21 2 20,50 0 2 -0,50 61 21 55,75 289,315 1835

12 255 EMİNE BOLAT 12D 27 12 24,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 19 4 18,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 62 23 56,25 288,463 1862

13 301 BEYZA GÜL YILMAZ 12C 26 12 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 3 16,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 60 20 55,00 284,290 1985

14 252 BENGÜ SU ARIK 12 32 6 30,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 11 2 10,50 1 0 1,00 59 12 56,00 283,835 2001

15 290 RUKİYE NAZ KALLİ 12B 24 13 20,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 18 8 16,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 3 2,25 62 33 53,75 279,060 2150

16 254 ESMA AKK 12D 31 7 29,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 12 2 11,50 2 1 1,75 1 2 0,50 58 16 54,00 277,688 2200

17 336 AZRA YILMAZ 11D 27 9 24,75 2 0 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 16 2 15,50 55 12 52,00 274,363 2317

18 295 CAN KURT 12C 27 9 24,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 17 3 16,25 55 15 51,25 272,375 2405

19 285 NİSANUR DELİCE 12C 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 6 6,50 1 0 1,00 57 18 52,50 270,448 2468

20 190 ALİ ENES KAYA 12B 22 14 18,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 18 8 16,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 2 3,50 60 38 50,50 268,460 2544

21 148 FURKAN 12C 20 11 17,25 4 0 4,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 22 5 20,75 54 21 48,75 267,245 2600

22 191 N YAĞMUR SADIK 12D 26 14 22,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 13 5 11,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 57 29 49,75 264,313 2722

23 235 ALI KAYA 12A 16 17 11,75 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 28 5 26,75 2 2 1,50 2 2 1,50 55 33 46,75 263,620 2738

24 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 21 12 18,00 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 21 7 19,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 56 32 48,00 263,260 2756

25 241 MELİKE CEVİZ 12D 29 11 26,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 55 22 49,50 260,313 2883

26 270 HİLAL İREM YAĞLI 12B 23 6 21,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 12 2 11,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 52 16 48,00 257,485 2973

27 234 EMİNE BYNDR 12A 22 16 18,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 2 3 1,25 14 8 12,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 55 30 47,50 255,915 3029

28 300 BEYZA BAĞCI 12B 23 10 20,50 1 1 0,75 4 1 3,75 20 2 19,50 48 14 44,50 252,740 3170

29 160 SÜMEYYE SÜT 12C 25 11 22,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 13 5 11,75 1 0 1,00 51 21 45,75 252,045 3205
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP01-SS.34TYT03) 79 133 576 13271

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,64 12,93 15,41 2,30 1,60 1,90 1,20 1,97 0,71 1,47 1,22 1,17 2,56 1,05 2,30 9,70 4,78 8,50 0,91 1,66 0,50 1,28 0,94 1,05 1,03 1,15 0,74 39,09 27,30 32,28 203,220

Okul Ortalaması 22,28 11,77 19,34 3,06 1,25 2,75 1,73 1,65 1,32 2,03 1,04 1,77 3,32 0,91 3,09 13,47 4,99 12,22 0,68 1,10 0,41 1,15 0,70 0,98 1,29 0,78 1,09 49,01 24,19 42,97 243,100

KATILIMLAR

30 146 MUSTAFA ARI 12B 17 9 14,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 19 11 16,25 0 4 -1,00 3 0 3,00 4 1 3,75 51 27 44,25 248,795 3369

31 240 HURİ ŞAN SARI 12A 20 4 19,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 3 0,25 2 0 2,00 14 5 12,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 48 16 44,00 245,680 3518

32 377 FATMA KAPLAN 12B 19 12 16,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 14 6 12,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 50 26 43,50 244,505 3583

33 390 YUSUF KARATAŞ 12C 22 13 18,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 17 5 15,75 0 1 -0,25 49 27 42,25 243,575 3629

34 329 GÜLBAHAR AKGÜL 11D 16 17 11,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 22 3 21,25 47 25 40,75 242,120 3704

35 162 SELMA KESKİN 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 2 4,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 50 25 43,75 241,568 3727

36 287 MİSLİNA OKUMUŞ 12B 21 11 18,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 13 7 11,25 3 0 3,00 1 1 0,75 3 2 2,50 49 27 42,25 239,260 3856

37 229 ESRA BATTAL 12C 19 14 15,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 16 6 14,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 48 27 41,25 239,128 3865

38 392 H HÜSEYİN CAN 12B 20 11 17,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 14 3 13,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 47 22 41,50 238,863 3878

39 274 HİLAL GÜLSEVER 12B 17 11 14,25 22 4 21,00 5 1 4,75 1 3 0,25 45 19 40,25 238,850 3880

40 225 SEYFİ KIR 12A 22 10 19,50 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 18 6 16,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 47 26 40,50 237,850 3943

41 385 DİLARA NUR KARA 12B 19 7 17,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 16 4 15,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 2 0,50 45 17 40,75 237,365 3977

42 199 SERKAN ŞAHAN 12C 25 9 22,75 5 0 5,00 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 8 8 6,00 1 0 1,00 47 21 41,75 235,960 4071

43 0 BÜŞRA SUNA 12B 13 9 10,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 18 4 17,00 3 3 2,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 46 26 39,50 235,148 4126

44 140 BURCU KURT 12C 25 11 22,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 3 3,25 45 15 41,25 233,120 4227

45 0 FEYZA YAVUZ 11D 28 7 26,25 2 3 1,25 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 45 18 40,50 232,123 4281

46 283 MİRAY GÖKKAYA 12C 26 8 24,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 3 2,25 44 14 40,50 230,065 4414

47 342 SARİYE NUR CERE 11D 19 12 16,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 15 4 14,00 43 19 38,25 229,823 4430

48 226 GAMZE GÖKÇE 12C 26 10 23,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 8 4 7,00 44 19 39,25 228,738 4491

49 232 EREN İNCE 12C 22 16 18,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 6 9,50 1 0 1,00 1 0 1,00 45 26 38,50 227,445 4569

50 296 RABİA MUSTAFA 12D 21 19 16,25 4 0 4,00 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 10 3 9,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 46 30 38,50 226,903 4599

51 294 NESLİHAN FIRAT 12D 28 9 25,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 45 24 39,00 226,843 4604

52 264 GÜL NİHAL GÜNEŞ 12C 23 15 19,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 6 6 4,50 1 1 0,75 45 26 38,50 224,933 4725

53 250 BETÜL YAMAN 12D 24 13 20,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 10 3 9,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 26 37,50 224,308 4780

54 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 20 15 16,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 6 9,50 44 28 37,00 223,278 4856

55 245 EMİN PINAR 12C 23 16 19,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 45 30 37,50 222,225 4917

56 231 HAKAN TÜRKMEN 12A 11 9 8,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 3 0,25 4 0 4,00 12 6 10,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 43 23 37,25 222,075 4929

57 236 FATMAGÜL KARA 12B 22 13 18,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 10 7 8,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 45 33 36,75 221,090 5002

58 360 RAMAZAN BİBER 11D 16 6 14,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 11 9 8,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 41 21 35,75 218,653 5153
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP01-SS.34TYT03) 79 133 576 13271

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,64 12,93 15,41 2,30 1,60 1,90 1,20 1,97 0,71 1,47 1,22 1,17 2,56 1,05 2,30 9,70 4,78 8,50 0,91 1,66 0,50 1,28 0,94 1,05 1,03 1,15 0,74 39,09 27,30 32,28 203,220

Okul Ortalaması 22,28 11,77 19,34 3,06 1,25 2,75 1,73 1,65 1,32 2,03 1,04 1,77 3,32 0,91 3,09 13,47 4,99 12,22 0,68 1,10 0,41 1,15 0,70 0,98 1,29 0,78 1,09 49,01 24,19 42,97 243,100

KATILIMLAR

59 155 MERVE BATTAL 12C 20 11 17,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 12 6 10,50 39 18 34,50 215,763 5342

60 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12C 21 16 17,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 9 7 7,25 1 0 1,00 1 0 1,00 43 32 35,00 215,000 5400

61 334 TUĞBA GÜNEŞ 11D 27 10 24,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 8 2,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 42 26 35,50 214,130 5463

62 230 DİLARA AKKAYA 12B 20 11 17,25 2 1 1,75 1 1 0,75 11 3 10,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 39 20 34,00 212,898 5544

63 401 HACI SARI 11D 18 11 15,25 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 12 5 10,75 1 0 1,00 39 22 33,50 212,513 5557

64 246 ASİYE YÜKSEK 12A 18 16 14,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 7 4 6,00 3 3 2,25 4 2 3,50 2 3 1,25 43 34 34,50 211,445 5623

65 256 BARIŞ BAĞCI 12C 23 16 19,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 8 3,00 41 30 33,50 208,265 5864

66 292 NURSENA TURUNÇ 12B 17 10 14,50 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 12 4 11,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 4 0,00 39 29 31,75 206,863 5956

67 306 GÜLNUR BİLGİLİ 11D 23 13 19,75 3 0 3,00 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 6 5 4,75 38 23 32,25 205,195 6064

68 247 NİGAR SUDE TEPE 12D 20 14 16,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 2 3 1,25 9 2 8,50 1 1 0,75 1 2 0,50 38 27 31,25 203,898 6160

69 125 MEDİNE ÇOMRUK 11D 20 18 15,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 6 9 3,75 39 31 31,25 201,638 6305

70 298 AYŞE KURT 12B 16 15 12,25 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 12 7 10,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 37 29 29,75 200,835 6360

71 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 17 18 12,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 7 4 6,00 37 26 30,50 200,640 6377

72 0 ÜMMÜ TAŞDEMİR 11D 23 14 19,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 35 21 29,75 197,813 6576

73 328 AYŞEGÜL ÖZBEK 11D 21 17 16,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 9 2 8,50 35 25 28,75 196,210 6696

74 284 İREM KARADENİZ 12C 26 12 23,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 4 0,00 3 7 1,25 36 29 28,75 191,838 7003

75 373 EMİNE ERGÜVEN 11D 19 16 15,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 1 2 0,50 34 22 28,50 191,015 7077

76 0 FAHRİYE AKSOY 11D 16 9 13,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 10 0 10,00 30 13 26,75 190,780 7094

77 396 EMİNE DURAN 12B 11 8 9,00 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 12 10 9,50 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 34 28 27,00 190,140 7149

78 376 AHSEN KIR 11D 15 16 11,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 4 2,00 22 24 16,00 151,930 9993

79 289 HÜSNE BAŞCI 12B 7 25 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 1 18 -3,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 11 54 -2,50 90,048 12732
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP01-SS.34TYT03) 79 133 576 13271

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,64 12,93 15,41 2,30 1,60 1,90 1,20 1,97 0,71 1,47 1,22 1,17 2,56 1,05 2,30 9,70 4,78 8,50 0,91 1,66 0,50 1,28 0,94 1,05 1,03 1,15 0,74 39,09 27,30 32,28 203,220

Okul Ortalaması 22,28 11,77 19,34 3,06 1,25 2,75 1,73 1,65 1,32 2,03 1,04 1,77 3,32 0,91 3,09 13,47 4,99 12,22 0,68 1,10 0,41 1,15 0,70 0,98 1,29 0,78 1,09 49,01 24,19 42,97 243,100

KATILIMLAR
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP01-SS.34TYT03) 79 133 576 13271

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,64 12,93 15,41 2,30 1,60 1,90 1,20 1,97 0,71 1,47 1,22 1,17 2,56 1,05 2,30 9,70 4,78 8,50 0,91 1,66 0,50 1,28 0,94 1,05 1,03 1,15 0,74 39,09 27,30 32,28 203,220

Okul Ortalaması 22,28 11,77 19,34 3,06 1,25 2,75 1,73 1,65 1,32 2,03 1,04 1,77 3,32 0,91 3,09 13,47 4,99 12,22 0,68 1,10 0,41 1,15 0,70 0,98 1,29 0,78 1,09 49,01 24,19 42,97 243,100

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 336 AZRA YILMAZ 11D 27 9 24,75 2 0 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 16 2 15,50 55 12 52,00 274,363 2317

2 329 GÜLBAHAR AKGÜL 11D 16 17 11,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 22 3 21,25 47 25 40,75 242,120 3704

3 0 FEYZA YAVUZ 11D 28 7 26,25 2 3 1,25 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 45 18 40,50 232,123 4281

4 342 SARİYE NUR CERE 11D 19 12 16,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 15 4 14,00 43 19 38,25 229,823 4430

5 360 RAMAZAN BİBER 11D 16 6 14,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 11 9 8,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 41 21 35,75 218,653 5153

6 334 TUĞBA GÜNEŞ 11D 27 10 24,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 8 2,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 42 26 35,50 214,130 5463

7 401 HACI SARI 11D 18 11 15,25 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 12 5 10,75 1 0 1,00 39 22 33,50 212,513 5557

8 306 GÜLNUR BİLGİLİ 11D 23 13 19,75 3 0 3,00 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 6 5 4,75 38 23 32,25 205,195 6064

9 125 MEDİNE ÇOMRUK 11D 20 18 15,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 6 9 3,75 39 31 31,25 201,638 6305

10 0 ÜMMÜ TAŞDEMİR 11D 23 14 19,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 35 21 29,75 197,813 6576

11 328 AYŞEGÜL ÖZBEK 11D 21 17 16,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 9 2 8,50 35 25 28,75 196,210 6696

12 373 EMİNE ERGÜVEN 11D 19 16 15,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 1 2 0,50 34 22 28,50 191,015 7077

13 0 FAHRİYE AKSOY 11D 16 9 13,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 10 0 10,00 30 13 26,75 190,780 7094

14 376 AHSEN KIR 11D 15 16 11,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 4 2,00 22 24 16,00 151,930 9993
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP01-SS.34TYT03) 79 133 576 13271

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,64 12,93 15,41 2,30 1,60 1,90 1,20 1,97 0,71 1,47 1,22 1,17 2,56 1,05 2,30 9,70 4,78 8,50 0,91 1,66 0,50 1,28 0,94 1,05 1,03 1,15 0,74 39,09 27,30 32,28 203,220

Okul Ortalaması 22,28 11,77 19,34 3,06 1,25 2,75 1,73 1,65 1,32 2,03 1,04 1,77 3,32 0,91 3,09 13,47 4,99 12,22 0,68 1,10 0,41 1,15 0,70 0,98 1,29 0,78 1,09 49,01 24,19 42,97 243,100

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 252 BENGÜ SU ARIK 12 32 6 30,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 11 2 10,50 1 0 1,00 59 12 56,00 283,835 2001
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP01-SS.34TYT03) 79 133 576 13271

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,64 12,93 15,41 2,30 1,60 1,90 1,20 1,97 0,71 1,47 1,22 1,17 2,56 1,05 2,30 9,70 4,78 8,50 0,91 1,66 0,50 1,28 0,94 1,05 1,03 1,15 0,74 39,09 27,30 32,28 203,220

Okul Ortalaması 22,28 11,77 19,34 3,06 1,25 2,75 1,73 1,65 1,32 2,03 1,04 1,77 3,32 0,91 3,09 13,47 4,99 12,22 0,68 1,10 0,41 1,15 0,70 0,98 1,29 0,78 1,09 49,01 24,19 42,97 243,100

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 242 UMUT G 12A 31 9 28,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 35 4 34,00 3 4 2,00 4 3 3,25 6 0 6,00 90 27 83,25 381,685 268

2 280 MELİKE ÇOMRUK 12A 25 11 22,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 27 4 26,00 3 2 2,50 5 1 4,75 5 1 4,75 79 23 73,25 345,220 700

3 281 BİLGE ÖZYIRTICI 12A 25 12 22,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 33 4 32,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 78 28 71,00 343,190 730

4 238 FURKAN ARAZ 12A 26 11 23,25 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 25 8 23,00 0 4 -1,00 5 2 4,50 6 0 6,00 73 32 65,00 317,708 1149

5 265 MURAT MELİH KIR 12A 21 14 17,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 25 6 23,50 2 3 1,25 5 1 4,75 1 3 0,25 65 35 56,25 291,098 1788

6 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 25 9 22,75 4 0 4,00 3 0 3,00 2 0 2,00 21 3 20,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 0 2,00 60 15 56,25 289,575 1828

7 235 ALI KAYA 12A 16 17 11,75 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 28 5 26,75 2 2 1,50 2 2 1,50 55 33 46,75 263,620 2738

8 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 21 12 18,00 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 21 7 19,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 56 32 48,00 263,260 2756

9 234 EMİNE BYNDR 12A 22 16 18,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 2 3 1,25 14 8 12,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 55 30 47,50 255,915 3029

10 240 HURİ ŞAN SARI 12A 20 4 19,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 3 0,25 2 0 2,00 14 5 12,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 48 16 44,00 245,680 3518

11 225 SEYFİ KIR 12A 22 10 19,50 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 18 6 16,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 47 26 40,50 237,850 3943

12 231 HAKAN TÜRKMEN 12A 11 9 8,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 3 0,25 4 0 4,00 12 6 10,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 43 23 37,25 222,075 4929

13 246 ASİYE YÜKSEK 12A 18 16 14,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 7 4 6,00 3 3 2,25 4 2 3,50 2 3 1,25 43 34 34,50 211,445 5623
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP01-SS.34TYT03) 79 133 576 13271

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,64 12,93 15,41 2,30 1,60 1,90 1,20 1,97 0,71 1,47 1,22 1,17 2,56 1,05 2,30 9,70 4,78 8,50 0,91 1,66 0,50 1,28 0,94 1,05 1,03 1,15 0,74 39,09 27,30 32,28 203,220

Okul Ortalaması 22,28 11,77 19,34 3,06 1,25 2,75 1,73 1,65 1,32 2,03 1,04 1,77 3,32 0,91 3,09 13,47 4,99 12,22 0,68 1,10 0,41 1,15 0,70 0,98 1,29 0,78 1,09 49,01 24,19 42,97 243,100

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 297 İLAYDA BZDG 12B 29 9 26,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 0 4,00 23 7 21,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 71 29 63,75 313,450 1240

2 290 RUKİYE NAZ KALLİ 12B 24 13 20,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 18 8 16,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 3 2,25 62 33 53,75 279,060 2150

3 190 ALİ ENES KAYA 12B 22 14 18,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 18 8 16,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 2 3,50 60 38 50,50 268,460 2544

4 270 HİLAL İREM YAĞLI 12B 23 6 21,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 12 2 11,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 52 16 48,00 257,485 2973

5 300 BEYZA BAĞCI 12B 23 10 20,50 1 1 0,75 4 1 3,75 20 2 19,50 48 14 44,50 252,740 3170

6 146 MUSTAFA ARI 12B 17 9 14,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 19 11 16,25 0 4 -1,00 3 0 3,00 4 1 3,75 51 27 44,25 248,795 3369

7 377 FATMA KAPLAN 12B 19 12 16,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 14 6 12,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 50 26 43,50 244,505 3583

8 287 MİSLİNA OKUMUŞ 12B 21 11 18,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 13 7 11,25 3 0 3,00 1 1 0,75 3 2 2,50 49 27 42,25 239,260 3856

9 392 H HÜSEYİN CAN 12B 20 11 17,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 14 3 13,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 47 22 41,50 238,863 3878

10 274 HİLAL GÜLSEVER 12B 17 11 14,25 22 4 21,00 5 1 4,75 1 3 0,25 45 19 40,25 238,850 3880

11 385 DİLARA NUR KARA 12B 19 7 17,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 16 4 15,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 2 0,50 45 17 40,75 237,365 3977

12 0 BÜŞRA SUNA 12B 13 9 10,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 18 4 17,00 3 3 2,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 46 26 39,50 235,148 4126

13 236 FATMAGÜL KARA 12B 22 13 18,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 10 7 8,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 45 33 36,75 221,090 5002

14 230 DİLARA AKKAYA 12B 20 11 17,25 2 1 1,75 1 1 0,75 11 3 10,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 39 20 34,00 212,898 5544

15 292 NURSENA TURUNÇ 12B 17 10 14,50 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 12 4 11,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 4 0,00 39 29 31,75 206,863 5956

16 298 AYŞE KURT 12B 16 15 12,25 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 12 7 10,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 37 29 29,75 200,835 6360

17 396 EMİNE DURAN 12B 11 8 9,00 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 12 10 9,50 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 34 28 27,00 190,140 7149

18 289 HÜSNE BAŞCI 12B 7 25 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 1 18 -3,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 11 54 -2,50 90,048 12732
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP01-SS.34TYT03) 79 133 576 13271

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,64 12,93 15,41 2,30 1,60 1,90 1,20 1,97 0,71 1,47 1,22 1,17 2,56 1,05 2,30 9,70 4,78 8,50 0,91 1,66 0,50 1,28 0,94 1,05 1,03 1,15 0,74 39,09 27,30 32,28 203,220

Okul Ortalaması 22,28 11,77 19,34 3,06 1,25 2,75 1,73 1,65 1,32 2,03 1,04 1,77 3,32 0,91 3,09 13,47 4,99 12,22 0,68 1,10 0,41 1,15 0,70 0,98 1,29 0,78 1,09 49,01 24,19 42,97 243,100

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 995 NURCAN ÇOMRUK 12C 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 21 4 20,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 71 17 66,75 323,198 1051

2 220 HACI EYÜP BIYIKLI 12C 26 8 24,00 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 24 1 23,75 63 14 59,50 303,095 1470

3 314 HASAN KILILI 12C 30 5 28,75 5 0 5,00 1 3 0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 17 8 15,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 66 19 61,25 302,385 1493

4 233 MUHAMMET ALİ 12C 28 11 25,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 21 2 20,50 0 2 -0,50 61 21 55,75 289,315 1835

5 301 BEYZA GÜL YILMAZ 12C 26 12 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 3 16,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 60 20 55,00 284,290 1985

6 295 CAN KURT 12C 27 9 24,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 17 3 16,25 55 15 51,25 272,375 2405

7 285 NİSANUR DELİCE 12C 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 6 6,50 1 0 1,00 57 18 52,50 270,448 2468

8 148 FURKAN 12C 20 11 17,25 4 0 4,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 22 5 20,75 54 21 48,75 267,245 2600

9 160 SÜMEYYE SÜT 12C 25 11 22,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 13 5 11,75 1 0 1,00 51 21 45,75 252,045 3205

10 390 YUSUF KARATAŞ 12C 22 13 18,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 17 5 15,75 0 1 -0,25 49 27 42,25 243,575 3629

11 162 SELMA KESKİN 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 2 4,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 50 25 43,75 241,568 3727

12 229 ESRA BATTAL 12C 19 14 15,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 16 6 14,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 48 27 41,25 239,128 3865

13 199 SERKAN ŞAHAN 12C 25 9 22,75 5 0 5,00 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 8 8 6,00 1 0 1,00 47 21 41,75 235,960 4071

14 140 BURCU KURT 12C 25 11 22,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 3 3,25 45 15 41,25 233,120 4227

15 283 MİRAY GÖKKAYA 12C 26 8 24,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 3 2,25 44 14 40,50 230,065 4414

16 226 GAMZE GÖKÇE 12C 26 10 23,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 8 4 7,00 44 19 39,25 228,738 4491

17 232 EREN İNCE 12C 22 16 18,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 6 9,50 1 0 1,00 1 0 1,00 45 26 38,50 227,445 4569

18 264 GÜL NİHAL GÜNEŞ 12C 23 15 19,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 6 6 4,50 1 1 0,75 45 26 38,50 224,933 4725

19 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 20 15 16,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 6 9,50 44 28 37,00 223,278 4856

20 245 EMİN PINAR 12C 23 16 19,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 45 30 37,50 222,225 4917

21 155 MERVE BATTAL 12C 20 11 17,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 12 6 10,50 39 18 34,50 215,763 5342

22 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12C 21 16 17,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 9 7 7,25 1 0 1,00 1 0 1,00 43 32 35,00 215,000 5400

23 256 BARIŞ BAĞCI 12C 23 16 19,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 8 3,00 41 30 33,50 208,265 5864

24 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 17 18 12,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 7 4 6,00 37 26 30,50 200,640 6377

25 284 İREM KARADENİZ 12C 26 12 23,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 4 0,00 3 7 1,25 36 29 28,75 191,838 7003



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP01-SS.34TYT03) 79 133 576 13271

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,64 12,93 15,41 2,30 1,60 1,90 1,20 1,97 0,71 1,47 1,22 1,17 2,56 1,05 2,30 9,70 4,78 8,50 0,91 1,66 0,50 1,28 0,94 1,05 1,03 1,15 0,74 39,09 27,30 32,28 203,220

Okul Ortalaması 22,28 11,77 19,34 3,06 1,25 2,75 1,73 1,65 1,32 2,03 1,04 1,77 3,32 0,91 3,09 13,47 4,99 12,22 0,68 1,10 0,41 1,15 0,70 0,98 1,29 0,78 1,09 49,01 24,19 42,97 243,100

SINIF: 12C

KATILIMLAR
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP01-SS.34TYT03) 79 133 576 13271

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,64 12,93 15,41 2,30 1,60 1,90 1,20 1,97 0,71 1,47 1,22 1,17 2,56 1,05 2,30 9,70 4,78 8,50 0,91 1,66 0,50 1,28 0,94 1,05 1,03 1,15 0,74 39,09 27,30 32,28 203,220

Okul Ortalaması 22,28 11,77 19,34 3,06 1,25 2,75 1,73 1,65 1,32 2,03 1,04 1,77 3,32 0,91 3,09 13,47 4,99 12,22 0,68 1,10 0,41 1,15 0,70 0,98 1,29 0,78 1,09 49,01 24,19 42,97 243,100

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 255 EMİNE BOLAT 12D 27 12 24,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 19 4 18,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 62 23 56,25 288,463 1862

2 254 ESMA AKK 12D 31 7 29,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 12 2 11,50 2 1 1,75 1 2 0,50 58 16 54,00 277,688 2200

3 191 N YAĞMUR SADIK 12D 26 14 22,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 13 5 11,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 57 29 49,75 264,313 2722

4 241 MELİKE CEVİZ 12D 29 11 26,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 55 22 49,50 260,313 2883

5 296 RABİA MUSTAFA 12D 21 19 16,25 4 0 4,00 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 10 3 9,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 46 30 38,50 226,903 4599

6 294 NESLİHAN FIRAT 12D 28 9 25,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 45 24 39,00 226,843 4604

7 250 BETÜL YAMAN 12D 24 13 20,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 10 3 9,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 26 37,50 224,308 4780

8 247 NİGAR SUDE TEPE 12D 20 14 16,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 2 3 1,25 9 2 8,50 1 1 0,75 1 2 0,50 38 27 31,25 203,898 6160
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SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN KIR 376 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,930 203,220 14 78 123 414 9993

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 14 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 16 11,00 28 17,45 19,34 15,41

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,70 1,32 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,62 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,39 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 7,95 8,93 6,07

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 8,11 12,22 8,50

Toplam: 120 22 24 16,00 13 33,54 42,97 32,26

TYT Türkçe AAadaDEAa  DddaeecEdB EEe  eDCEEcDea    

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal  BaD  cd        b DB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik  aC    cDe d           B                

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 0 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 1 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 1 2 20
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL ÖZBEK 328 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,210 203,220 11 73 105 272 6696

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 14 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 17,45 19,34 15,41

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,23 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,70 1,32 0,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,62 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,39 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 7,95 8,93 6,07

Matematik-1 40 9 2 8,50 21 8,11 12,22 8,50

Toplam: 120 35 25 28,75 24 33,54 42,97 32,26

TYT Türkçe cACdeeEAeC aBBBbCeEdBAEEcCbbDCEbccBE cdD

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal  Bab  c cd    EA bDB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik c C     D   CB  A    EeBCE              

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 2 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 1 4 20
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA YILMAZ 336 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,363 203,220 1 17 27 127 2317

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 14 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 17,45 19,34 15,41

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,23 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,70 1,32 0,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,62 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,39 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 7,95 8,93 6,07

Matematik-1 40 16 2 15,50 39 8,11 12,22 8,50

Toplam: 120 55 12 52,00 43 33,54 42,97 32,26

TYT Türkçe a ECdABeeDDcABc  ECAEBdDCDEEbC BADDEDcEA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal B B     cBBCCEADBEA 

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik  C  BDEDB E     AC ABCAd C B e     B    

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 6 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 2 2 40
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ERGÜVEN 373 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,015 203,220 12 75 111 289 7077

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 14 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 17,45 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,70 1,32 0,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,62 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,39 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 7,95 8,93 6,07

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 8,11 12,22 8,50

Toplam: 120 34 22 28,50 24 33,54 42,97 32,26

TYT Türkçe dD CcAB  DD bB ceEbAEcdDCbEEAeEcAbDdaccA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal BDBAaedDE BCCEA BEeA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik  C              d          c            

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 2 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 4 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 1 1 33
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRİYE AKSOY 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,780 203,220 13 76 112 291 7094

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 14 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34 17,45 19,34 15,41

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,23 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,70 1,32 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,62 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,39 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 7,95 8,93 6,07

Matematik-1 40 10 0 10,00 25 8,11 12,22 8,50

Toplam: 120 30 13 26,75 22 33,54 42,97 32,26

TYT Türkçe deECcAa  a    c DEbAEB DCDEd  EBA   Dc  

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal a    eb        DBEdA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik  C  B ED A        D B    C BE           

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 1 1 17
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 1 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA YAVUZ 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,123 203,220 3 45 62 180 4281

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 14 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 17,45 19,34 15,41

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,23 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,70 1,32 0,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,62 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,39 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,95 8,93 6,07

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 8,11 12,22 8,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,11 0,41 0,50

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,98 1,05

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,11 1,09 0,74

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,04 2,48 2,28

Toplam: 120 45 18 40,50 34 33,54 42,97 32,26

TYT Türkçe AAbBBeEADd DBBBACDEdBcEED ADDCEE DBE  ce

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal aBaDba dD AC CEAc DB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik   Cb   ED  c    AA    dB E    d         

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen                  e  

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 1 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR AKGÜL 329 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,120 203,220 2 34 49 163 3704

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 14 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 17,45 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,70 1,32 0,71

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,62 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,39 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,95 8,93 6,07

Matematik-1 40 22 3 21,25 53 8,11 12,22 8,50

Toplam: 120 47 25 40,75 34 33,54 42,97 32,26

TYT Türkçe AAbdBDEdc  c aa bDbdcAEEcCAbDac a BbAEA 

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal CBBaAdE Dd    aAa DB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik D CE C ED  ACBB AA D EABCaAD C DC   e  b

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 2 2 40
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 1 0 50
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 4 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLNUR BİLGİLİ 306 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,195 203,220 8 67 98 249 6064

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 14 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 17,45 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,70 1,32 0,71

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,62 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,39 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,95 8,93 6,07

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 8,11 12,22 8,50

Toplam: 120 38 23 32,25 27 33,54 42,97 32,26

TYT Türkçe dDEac Bd DDcA a DaCAEBdDCDEEACEBAaDEcacc

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal  DBA Cea   abE DBEAd

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik                 dC  aC  aCEBEdb         

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 1 50
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACI SARI 401 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,513 203,220 7 63 92 229 5557

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 14 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 17,45 19,34 15,41

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,23 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,70 1,32 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,62 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,39 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,95 8,93 6,07

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 8,11 12,22 8,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,11 0,41 0,50

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,11 1,09 0,74

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,04 2,48 2,28

Toplam: 120 39 22 33,50 28 33,54 42,97 32,26

TYT Türkçe dDd AAa  D cABB DECcEcdeCbEEA ceA DE    

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal aeBAbe aEe     DBEAA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik  C E DcD  E  D BdCDAe   eC B  b         

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen                 E   

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 1 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 1 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 1 25
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ÇOMRUK 125 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,638 203,220 9 69 100 258 6305

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 14 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 17,45 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,70 1,32 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,62 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,39 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,95 8,93 6,07

Matematik-1 40 6 9 3,75 9 8,11 12,22 8,50

Toplam: 120 39 31 31,25 26 33,54 42,97 32,26

TYT Türkçe dDa cABe bDccaBBeabAEBdDCbEEAeEBAbDdDcaA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal BDBAbC DE aCCc DBcAA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik CC cdec   b    BcC   C b b B d          

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 4 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 1 0 50
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN BİBER 360 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,653 203,220 5 58 80 213 5153

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 14 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 6 14,50 36 17,45 19,34 15,41

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,23 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,70 1,32 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,62 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,39 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 7,95 8,93 6,07

Matematik-1 40 11 9 8,75 22 8,11 12,22 8,50

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,11 0,41 0,50

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,04 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,11 1,09 0,74

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,04 2,48 2,28

Toplam: 120 41 21 35,75 30 33,54 42,97 32,26

TYT Türkçe  A a D  a  DBeBA DEdcA E   DDC E  eE  A 

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal CBBDA ECDc     cEADB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik b Cc b Eb   CeBcAd e  ABCE   C D       b

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen e    ed A      C c  

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 1 1 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 0 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 0 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARİYE NUR CERE 342 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,823 203,220 4 47 65 184 4430

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 14 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 17,45 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,70 1,32 0,71

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,62 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,39 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,95 8,93 6,07

Matematik-1 40 15 4 14,00 35 8,11 12,22 8,50

Toplam: 120 43 19 38,25 32 33,54 42,97 32,26

TYT Türkçe eA eaDEAad Dd B CDb BAEEcaAaDCEEaDB   d 

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal   BDA  e   Ce cAEADB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik DBCE b ED  AC  DAd D  dBC    C D       b

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 2 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 2 2 40
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA GÜNEŞ 334 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,130 203,220 6 61 89 223 5463

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 14 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 17,45 19,34 15,41

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,70 1,32 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,62 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,39 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 7,95 8,93 6,07

Matematik-1 40 4 8 2,00 5 8,11 12,22 8,50

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,11 0,41 0,50

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,98 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,11 1,09 0,74

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,04 2,48 2,28

Toplam: 120 42 26 35,50 30 33,54 42,97 32,26

TYT Türkçe BDdb ABd  DAABBBbECbEBBDCDEEAeaBADDEccEe

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal  D bCCb E eCCE bBEAA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik bC  d  c     a  dC     c  EBbd          

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen   ad  e      d      

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜ TAŞDEMİR 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,813 203,220 10 72 104 268 6576

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 14 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 17,45 19,34 15,41

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,23 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,70 1,32 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,62 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,39 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 7,95 8,93 6,07

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 8,11 12,22 8,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,11 0,41 0,50

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,98 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,11 1,09 0,74

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,04 2,48 2,28

Toplam: 120 35 21 29,75 25 33,54 42,97 32,26

TYT Türkçe AACdaeEADd   BaAbDEddcEEDaAbDCEEcDcbAEAD

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal   aD  cd c CeCEA  D 

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik   C     D   C   Ad     BC               

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen         d           

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENGÜ SU ARIK 252 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,835 203,220 1 14 23 121 2001

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 1 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,50 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 1,32 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,00 8,93 6,07

Matematik-1 40 11 2 10,50 26 10,50 12,22 8,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,41 0,50

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,00 1,09 0,74

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,00 2,48 2,28

Toplam: 120 59 12 56,00 47 56,00 42,97 32,26

TYT Türkçe aDECeABCeDDAA B DECAEBeDCDEEbCEBADDEDcEA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal aDBACCdDE aCCEADBEbA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik  C    bD       B C AcCA  CEB A          

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen                  C  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 6 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 3 0 75
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALI KAYA 235 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,620 203,220 7 23 35 140 2738

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 13 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 18,88 19,34 15,41

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,67 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,25 1,32 0,71

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,60 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,27 8,93 6,07

Matematik-1 40 28 5 26,75 67 20,19 12,22 8,50

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,48 0,41 0,50

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,69 0,98 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,60 1,09 0,74

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 6,77 2,48 2,28

Toplam: 120 55 33 46,75 39 54,12 42,97 32,26

TYT Türkçe eAbdaDEAedbDeBBeCeadccE   AbDCEb   Ed AD

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal eBacA EeDc a   A bDB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik DBCE bAaDBD CBBDAAB  EABCaADaCBDC  EBA c

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen e  DeA dd BD        

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 1 2 17
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 1 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 4 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYE YÜKSEK 246 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,445 203,220 13 64 93 232 5623

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 13 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 18,88 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,67 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,25 1,32 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,60 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,75 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,27 8,93 6,07

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 20,19 12,22 8,50

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,48 0,41 0,50

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,69 0,98 1,05

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,60 1,09 0,74

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,77 2,48 2,28

Toplam: 120 43 34 34,50 29 54,12 42,97 32,26

TYT Türkçe cACeceE  d aB   dDbdccEEDCAbDCEEcDBcAcAa

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal aBaDAa dD eCaCEA   B

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik D dcEbAEDBDb                            

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen CEda AbBAeBDd da DAb

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 0 1 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE ÖZYIRTICI 281 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,190 203,220 3 3 3 64 730

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 13 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 18,88 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,67 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,25 1,32 0,71

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,60 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,75 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,27 8,93 6,07

Matematik-1 40 33 4 32,00 80 20,19 12,22 8,50

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,48 0,41 0,50

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,69 0,98 1,05

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,60 1,09 0,74

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 6,77 2,48 2,28

Toplam: 120 78 28 71,00 59 54,12 42,97 32,26

TYT Türkçe eACBcD AaC DdBBACcEecAEEDaADaCEEcDcbA AD

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal aBaDABECDAeCca AEbDB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik DBCcEbAEDBDA BBDAABD EdBCEADECBDCC EBAbD

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen C  e eecAeB    CdDAE

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 1 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 4 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BYNDR 234 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,915 203,220 9 27 39 146 3029

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 13 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 18,88 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,67 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,25 1,32 0,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,60 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,75 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,27 8,93 6,07

Matematik-1 40 14 8 12,00 30 20,19 12,22 8,50

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,48 0,41 0,50

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,69 0,98 1,05

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,60 1,09 0,74

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 6,77 2,48 2,28

Toplam: 120 55 30 47,50 40 54,12 42,97 32,26

TYT Türkçe AAaBBDEADe bdBBcbDEdccEEDCAbaCEEcD Eccde

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal  BBeA E D  C CEebeDB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik DBCb e bDBDbCBa         CEA  C DC  ba  e

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen C  DbA BA BD  B aD  

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 3 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ARAZ 238 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,708 203,220 4 5 9 90 1149

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 13 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 18,88 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,67 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,25 1,32 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,60 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,27 8,93 6,07

Matematik-1 40 25 8 23,00 58 20,19 12,22 8,50

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,48 0,41 0,50

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,69 0,98 1,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,60 1,09 0,74

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 6,77 2,48 2,28

Toplam: 120 73 32 65,00 54 54,12 42,97 32,26

TYT Türkçe aDECeAeC DDbA BBDaCAEcBDCcEEACaBADDbD ce

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal BaBACacDa aCbEADBEd 

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik CCAd DbDBba Be BACDABCAbDCEB AeACEDe   C

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen d ab  dDBdBbBAADECBC

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 4 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 1 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 1 0 50
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 4 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN TÜRKMEN 231 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,075 203,220 12 56 78 208 4929

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 13 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 9 8,75 22 18,88 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,67 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,25 1,32 0,71

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,60 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,75 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,27 8,93 6,07

Matematik-1 40 12 6 10,50 26 20,19 12,22 8,50

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,48 0,41 0,50

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,69 0,98 1,05

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,60 1,09 0,74

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 6,77 2,48 2,28

Toplam: 120 43 23 37,25 31 54,12 42,97 32,26

TYT Türkçe BD Cc B   ad   cDa   BBeCD  b  BA     bd

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal aDBA e aE eabE DB AA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik aC  B EDcba     dC ABC   C BEAa         

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen A DeE CDc   BAADEC  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 1 0 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 1 2 17
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 1 1 20
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HURİ ŞAN SARI 240 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,680 203,220 10 31 44 155 3518

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 13 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 4 19,00 48 18,88 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,67 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,25 1,32 0,71

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,60 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,75 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,27 8,93 6,07

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 20,19 12,22 8,50

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,48 0,41 0,50

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,69 0,98 1,05

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,60 1,09 0,74

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 6,77 2,48 2,28

Toplam: 120 48 16 44,00 37 54,12 42,97 32,26

TYT Türkçe BDE  AB  DD AB B bbAE  DCDE Ae Bc DE    

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal aDBA   D  aCac DB   

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik bdA B EDBdc B  BdC AB    CEB A          

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen AA    eDa    AcDEC  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 0 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 1 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 2 1 40
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 1 67
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇOMRUK 280 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,220 203,220 2 2 2 62 700

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 13 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 18,88 19,34 15,41

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,67 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,32 0,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,60 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,75 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,27 8,93 6,07

Matematik-1 40 27 4 26,00 65 20,19 12,22 8,50

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,48 0,41 0,50

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,69 0,98 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 1,09 0,74

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 6,77 2,48 2,28

Toplam: 120 79 23 73,25 61 54,12 42,97 32,26

TYT Türkçe cACdBeEb d D cB CDEeBAEEeCADDCaEcDBEAdAD

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal CBBDAcdbDA C CEAEbDB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik DBCcdbAEeBDACBBDAABD EABCEA  C DC    A D

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen CEdD  eBABBDd BdCDAE

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 3 0 75
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT MELİH KIR 265 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,098 203,220 5 9 18 110 1788

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 13 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 18,88 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,67 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,25 1,32 0,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,60 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,75 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,27 8,93 6,07

Matematik-1 40 25 6 23,50 59 20,19 12,22 8,50

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,48 0,41 0,50

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,69 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,60 1,09 0,74

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,77 2,48 2,28

Toplam: 120 65 35 56,25 47 54,12 42,97 32,26

TYT Türkçe BeECeAa  DD e a DabAEceDCbEEAdEBcDDEDccA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal aDBbCd adeBCCEADBEbc

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik bC dBDceBAEDBD BACDeBCA  CEBEAD   Da  BC

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen  Aab eCDBdB BAcDbd  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 3 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 1 50
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYFİ KIR 225 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,850 203,220 11 40 55 169 3943

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 13 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 18,88 19,34 15,41

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,67 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,25 1,32 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,60 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 8,27 8,93 6,07

Matematik-1 40 18 6 16,50 41 20,19 12,22 8,50

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,48 0,41 0,50

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,69 0,98 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,60 1,09 0,74

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 6,77 2,48 2,28

Toplam: 120 47 26 40,50 34 54,12 42,97 32,26

TYT Türkçe eACBBDd      eBACDEdBcEEcCAbDC  cDBEecAD

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal beacAdEee      AE Dd

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik D Cc b aD  bCBBDA  D EABCaA bC DC    A  

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen CEd       d         

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 3 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 1 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 3 0 75
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NUR KAPLAN 257 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,260 203,220 8 24 36 141 2756

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 13 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 18,88 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,67 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,25 1,32 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,60 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,75 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,27 8,93 6,07

Matematik-1 40 21 7 19,25 48 20,19 12,22 8,50

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,48 0,41 0,50

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,69 0,98 1,05

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,60 1,09 0,74

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 6,77 2,48 2,28

Toplam: 120 56 32 48,00 40 54,12 42,97 32,26

TYT Türkçe dDEbcAB    A  BBDECAEBeDCbEE accdeDEDBcd

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal cDBAC   EB     DBEcc

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik CC  deEDBA DeaaBACDABC  DC  dAcA ED    C

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen eb a eeDd c BAAbEae 

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 2 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 4 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 2 2 40
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 1 1 50
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 3 0 75
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT G 242 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,685 203,220 1 1 1 31 268

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 13 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 18,88 19,34 15,41

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,67 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,25 1,32 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,60 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,75 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,27 8,93 6,07

Matematik-1 40 35 4 34,00 85 20,19 12,22 8,50

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,48 0,41 0,50

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,69 0,98 1,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,60 1,09 0,74

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,77 2,48 2,28

Toplam: 120 90 27 83,25 69 54,12 42,97 32,26

TYT Türkçe cAbdcDEADCCDBBBACDEdBAEEDCADDCEbdDBaAbAD

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal CeaDb E DAeCaaEbEADB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik DBCcECAEDBDbCBBDAABD EABCEADbCBDCCAEBAEe

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen CEdDcebBAedDdEBCCDAE

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 2 3 40
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 1 0 50
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 4 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN KARAGÖZ 182 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,575 203,220 6 10 19 113 1828

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 13 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 18,88 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,67 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,25 1,32 0,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,60 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,75 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 9 0 9,00 45 8,27 8,93 6,07

Matematik-1 40 21 3 20,25 51 20,19 12,22 8,50

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,48 0,41 0,50

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,69 0,98 1,05

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,60 1,09 0,74

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,77 2,48 2,28

Toplam: 120 60 15 56,25 47 54,12 42,97 32,26

TYT Türkçe BDECcAc e b   BdcECcEBBDCDEEACEBADcEDc A

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal  DBAC      CCE DB   

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik CbAEBDbDBAE  D B C dBCA  C BEADA        

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen   D  aCb    cA  EC  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 0 83
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 1 0 50
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 1 67
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 1 25
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENES KAYA 190 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,460 203,220 3 20 31 133 2544

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 16,06 19,34 15,41

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,11 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,69 1,32 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,15 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,56 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 6,51 8,93 6,07

Matematik-1 40 18 8 16,00 40 13,12 12,22 8,50

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,72 0,41 0,50

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,51 0,98 1,05

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,47 1,09 0,74

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 3,71 2,48 2,28

Toplam: 120 60 38 50,50 42 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe BDEaeAad   d BcBDabAEBBDdDdaAeEBAeDEDdEA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal abcACeADcdeCCEbDBEAA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik bC  BedcB   dD Bb D BCAE CEBEdb C D   BC

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen cbDeE  ccc  BAADECce

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 2 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KURT 298 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,835 203,220 16 70 101 259 6360

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 16,06 19,34 15,41

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,11 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,69 1,32 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,15 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,56 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 6,51 8,93 6,07

Matematik-1 40 12 7 10,25 26 13,12 12,22 8,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,72 0,41 0,50

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,51 0,98 1,05

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,47 1,09 0,74

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 3,71 2,48 2,28

Toplam: 120 37 29 29,75 25 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe dD  be   ccbb de ECAEBdDCbE A EBADDbbecA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal    AC  D       DBEAA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik   c  D DB b    B CDAB    C Bade   D cb C

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen   a     d   cAba ae 

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 1 3 17
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA BAĞCI 300 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,740 203,220 5 28 40 150 3170

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 16,06 19,34 15,41

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,11 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,69 1,32 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,15 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 6,51 8,93 6,07

Matematik-1 40 20 2 19,50 49 13,12 12,22 8,50

Toplam: 120 48 14 44,50 37 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe eACBBDd      BBACeEBBcEEDC bDCaEcDBEbcbD

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal aB             AEdDB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik DBCc CA DBD C BDA  D  ABCa D CBD        

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 4 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 2 2 40
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 1 0 50
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 3 0 75
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA SUNA 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,148 203,220 12 43 59 176 4126

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 9 10,75 27 16,06 19,34 15,41

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,11 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,69 1,32 0,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,15 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,51 8,93 6,07

Matematik-1 40 18 4 17,00 43 13,12 12,22 8,50

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,72 0,41 0,50

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,51 0,98 1,05

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,47 1,09 0,74

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,71 2,48 2,28

Toplam: 120 46 26 39,50 33 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe AAbcBDE     BB Ada  BcEEae bDCa         

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal bBa AabaD ACB EAEcDB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik   Cc C EcB bCBBDAA D EABC A    DC      b

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen e aDbACBc  c  ea    

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 0 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 1 3 17
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 1 0 50
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA AKKAYA 230 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,898 203,220 14 62 91 228 5544

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 16,06 19,34 15,41

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,11 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,69 1,32 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,15 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,56 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 6,51 8,93 6,07

Matematik-1 40 11 3 10,25 26 13,12 12,22 8,50

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,72 0,41 0,50

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,51 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,47 1,09 0,74

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 3,71 2,48 2,28

Toplam: 120 39 20 34,00 28 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe AAC BDE D   BB  bcEBBA Ec AbDCaEcDdceaAa

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal CB  b             Dd

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik D CcE  a  D CBB A     A  a   C D        

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen a  D  eBA dD    e A 

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 0 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 2 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 1 4 17
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA NUR KARA 385 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,365 203,220 11 41 57 172 3977

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 16,06 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,11 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,69 1,32 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,15 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 6,51 8,93 6,07

Matematik-1 40 16 4 15,00 38 13,12 12,22 8,50

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,72 0,41 0,50

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,51 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,47 1,09 0,74

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 3,71 2,48 2,28

Toplam: 120 45 17 40,75 34 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe   E  A      AB B aC EcaDCbE bCEBADDdDcEA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal a BACd         DBEbc

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik bC  BDcDBAEb D B C  BCA bC BE           

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen       C     BAc Ed  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 1 1 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 2 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 1 25
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE DURAN 396 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,140 203,220 17 77 114 293 7149

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 8 9,00 23 16,06 19,34 15,41

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,11 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,69 1,32 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,15 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,56 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 6,51 8,93 6,07

Matematik-1 40 12 10 9,50 24 13,12 12,22 8,50

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,72 0,41 0,50

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,51 0,98 1,05

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,47 1,09 0,74

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 3,71 2,48 2,28

Toplam: 120 34 28 27,00 23 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe dD  cA   D  e B D Cc BB Cb  A dB      dc

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal BbBce bDE       B bb

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik bC E  cDebbb e BdC       C BEdb   D A BC

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen e ed  C     BAAbEC  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 1 1 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 0 3 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 1 1 20
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KAPLAN 377 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,505 203,220 7 32 46 157 3583

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 16,06 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,11 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,69 1,32 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,15 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,56 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 6,51 8,93 6,07

Matematik-1 40 14 6 12,50 31 13,12 12,22 8,50

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,72 0,41 0,50

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,51 0,98 1,05

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,47 1,09 0,74

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 3,71 2,48 2,28

Toplam: 120 50 26 43,50 36 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe dDECcba       B DECcEBeDCDEEbCcBAeDdDc c

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal cDBACe D  BCCc DBE  

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik aCA BccbB a  D BACcA     C  E   C     BC

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen c e   ecB   BAAbEC  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 2 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 2 3 40
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL KARA 236 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,090 203,220 13 57 79 210 5002

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 16,06 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,11 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,69 1,32 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,15 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,51 8,93 6,07

Matematik-1 40 10 7 8,25 21 13,12 12,22 8,50

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,72 0,41 0,50

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,51 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,47 1,09 0,74

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 3,71 2,48 2,28

Toplam: 120 45 33 36,75 31 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe eACdBDE ce   c eCDEdBAEEcCADeCaEcDBbAEdD

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal CdaDA     bCeC AEbDB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik  eCb b EDe e BB AA c  dBCE              

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen C  e ebcABda   d  cE

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 2 3 40
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
H HÜSEYİN CAN 392 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,863 203,220 9 38 53 167 3878

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 16,06 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,11 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,69 1,32 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,15 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,51 8,93 6,07

Matematik-1 40 14 3 13,25 33 13,12 12,22 8,50

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,72 0,41 0,50

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,51 0,98 1,05

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,47 1,09 0,74

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 3,71 2,48 2,28

Toplam: 120 47 22 41,50 35 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe BD beAe     A   DabAEBaDCbEaACcBAeDEDcEA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal d BACd D  eCbE DBEb 

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik CC dB ED     D a  DABC   C BEAb         

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen   c   e      AADbC  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 1 0 50
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL GÜLSEVER 274 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,850 203,220 10 39 54 168 3880

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 16,06 19,34 15,41

Matematik-1 40 22 4 21,00 53 13,12 12,22 8,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,72 0,41 0,50

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,51 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,47 1,09 0,74

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 3,71 2,48 2,28

Toplam: 120 45 19 40,25 34 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe cACddDE DC     ACDa cdEEDCeDDCabebB     

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Matematik D Cc  AEDeD CB DAAB  E BC AD CBDCC  e  a

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen        BAeBDA  Ce cb

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 0 3 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 4 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL İREM YAĞLI 270 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,485 203,220 4 26 38 145 2973

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 6 21,50 54 16,06 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,11 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,69 1,32 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,15 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 6,51 8,93 6,07

Matematik-1 40 12 2 11,50 29 13,12 12,22 8,50

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,72 0,41 0,50

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,51 0,98 1,05

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,47 1,09 0,74

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 3,71 2,48 2,28

Toplam: 120 52 16 48,00 40 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe dDEC A   ca ABB caCAEB DC bEAC BA DE BEA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal  DBA ed   a CEADB Ad

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik  C cB  D bE      C A C   CEBE D         

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen A D   CcB e  AAaECe 

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 0 83
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 1 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 3 0 75
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE BAŞCI 289 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
90,048 203,220 18 79 133 559 12732

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 25 0,75 2 16,06 19,34 15,41

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,11 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,69 1,32 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,15 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,56 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 2 6 0,50 3 6,51 8,93 6,07

Matematik-1 40 1 18 -3,50 -9 13,12 12,22 8,50

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,72 0,41 0,50

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,51 0,98 1,05

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,47 1,09 0,74

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 3,71 2,48 2,28

Toplam: 120 11 54 -2,50 -2 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe  abbcde     caB cdedbaeeCDaEdCEeeDb aeac

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal c   a e  B     c Edb

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik  Ccc b  db  cbb  a c   bcea a  d c  b   

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen e D     a a    a  c 

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 0 3 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 2 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 1 4 20
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 1 1 33
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 3 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA BZDG 297 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,450 203,220 1 6 10 92 1240

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 16,06 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,11 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,69 1,32 0,71

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,15 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,51 8,93 6,07

Matematik-1 40 23 7 21,25 53 13,12 12,22 8,50

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,72 0,41 0,50

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,51 0,98 1,05

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,47 1,09 0,74

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 3,71 2,48 2,28

Toplam: 120 71 29 63,75 53 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe BDECcAaC DaAABBcDaCcEBBDCbEEA cBADDEDcEA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal eDBACeAbEe Cb eDBE A

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik  C beDEDBbE dD BACDABCA DC daAD   DaA BC

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen ccDe  Ccc e BAADEdB 

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 1 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 1 67
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 3 0 75
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİSLİNA OKUMUŞ 287 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,260 203,220 8 36 51 165 3856

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 16,06 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,11 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,69 1,32 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,15 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,56 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,51 8,93 6,07

Matematik-1 40 13 7 11,25 28 13,12 12,22 8,50

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,72 0,41 0,50

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,51 0,98 1,05

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,47 1,09 0,74

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 3,71 2,48 2,28

Toplam: 120 49 27 42,25 35 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe BD Ce B  c  ABBBbabcEBdDCbEaACcdA DED EA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal cDBbCb a  BaCE DB  d

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik bC    EDe b  c BA  A CAa C BEd    Da   C

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen A D   C   e  AAeEC e

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 1 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ARI 146 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,795 203,220 6 30 43 153 3369

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 9 14,75 37 16,06 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,11 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,69 1,32 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,15 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,56 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 6,51 8,93 6,07

Matematik-1 40 19 11 16,25 41 13,12 12,22 8,50

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,72 0,41 0,50

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,51 0,98 1,05

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,47 1,09 0,74

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 3,71 2,48 2,28

Toplam: 120 51 27 44,25 37 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe eAaBae     cBcB bDbBBAEED  DDC  dD  AE  

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal CBaDA EdDA      E   

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik  BCE b acBcbCBeDdd D EdBCEA ECBDCC  e  e

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen e  e cdBA B   cC DAE

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 0 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 0 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 1 50
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TURUNÇ 292 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,863 203,220 15 66 97 245 5956

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 16,06 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,11 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,69 1,32 0,71

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,15 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,56 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 6,51 8,93 6,07

Matematik-1 40 12 4 11,00 28 13,12 12,22 8,50

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,72 0,41 0,50

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,51 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,47 1,09 0,74

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 3,71 2,48 2,28

Toplam: 120 39 29 31,75 26 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe bACaBDEbc  DdBBeCDb BA Ec  bDCE   e   A 

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal CBBeb EbD    a c  cB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik  BCcEC  D  dC B    a EdBC      DC       

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen e  e A BAedc  eCe eb

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 0 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 1 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 1 0 20
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 1 0 50
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE NAZ KALLİ 290 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,060 203,220 2 15 24 122 2150

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 18 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 16,06 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,11 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,69 1,32 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,15 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,56 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 6,51 8,93 6,07

Matematik-1 40 18 8 16,00 40 13,12 12,22 8,50

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,72 0,41 0,50

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,51 0,98 1,05

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,47 1,09 0,74

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 3,71 2,48 2,28

Toplam: 120 62 33 53,75 45 39,40 42,97 32,26

TYT Türkçe aD CcABe bDbABeBDEbcEc DCeEEACEBbDDEDccA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal BDBb ebDE aCCE DBEAA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik bCAd eEcBbED D BAe   C   CdBEAe   DB  BC

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen c De  CDd e cAbDdCeC

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 1 67
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 1 25
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BAĞCI 256 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,265 203,220 23 65 95 239 5864

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 5 8 3,00 8 10,45 12,22 8,50

Toplam: 120 41 30 33,50 28 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe BDEbcAcC aDccBdBDadAEcdDCDbEACEBAaDEaBcb

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal aDBACabDEBeCCEeaB AA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik  Cdccb e cE    BdCD         c           

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA GÜL YILMAZ 301 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,290 203,220 5 13 22 120 1985

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 17 3 16,25 41 10,45 12,22 8,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,41 0,50

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,34 0,98 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,39 1,09 0,74

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,76 2,48 2,28

Toplam: 120 60 20 55,00 46 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe deECcAae cD ABBBbaCeEBBDCbEEACEBADDEDccA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal aDBACdADEBeCCEdDBEAA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik bCAcBDE BA     B C   C   C BE   C Da  BC

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen       e      A      

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU KURT 140 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,120 203,220 14 44 60 178 4227

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 10,45 12,22 8,50

Toplam: 120 45 15 41,25 34 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe eACdBDE ce D B ACDEBBAEEDabbDCEEcDBbAdAb

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal CB DA EdDAACBCEA ADB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik c C    Ec             d CE              

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 3 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 2 3 40
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 1 0 33
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KURT 295 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,375 203,220 6 18 28 129 2405

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 17 3 16,25 41 10,45 12,22 8,50

Toplam: 120 55 15 51,25 43 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe cAaBeDEA C  edB CDaBBAEEDCADDCaEBDBEAcAb

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal CBBDA EeDb   a AEAD 

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik   Cb C  DB  CBBDA  D EABCaA  C D       b

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 5 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 1 0 50
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 3 0 75
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN PINAR 245 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,225 203,220 20 55 77 206 4917

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 10,45 12,22 8,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,41 0,50

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,34 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,39 1,09 0,74

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,76 2,48 2,28

Toplam: 120 45 30 37,50 31 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe eACBBDEADC aBaBACcEaccadcCdbbCcEcDBEAcAD

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal CBBDABEdcdebeCEbEADB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik  aCccb  DB   B DAd            B         

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen    e    A      a  A 

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 0 3 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 4 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 1 0 33
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN İNCE 232 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,445 203,220 17 49 70 192 4569

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 11 6 9,50 24 10,45 12,22 8,50

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,03 0,41 0,50

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,34 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,39 1,09 0,74

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,76 2,48 2,28

Toplam: 120 45 26 38,50 32 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe BDEbcAa bDDAeBBceEbcEceDCDbaAecBA DEDdEA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal a BAbdADEB     DBEbA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik aCd d b B E  e B C AB    CEB Ac         

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen       C          C  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 2 3 40
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA BATTAL 229 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,128 203,220 12 37 52 166 3865

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 16 6 14,50 36 10,45 12,22 8,50

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,03 0,41 0,50

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,34 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,39 1,09 0,74

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,76 2,48 2,28

Toplam: 120 48 27 41,25 34 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe BDdbeAe  DDAABB DaCc BeDCbbEAaccA DEbc  

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal BDBdCeADE      DdEAc

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik CCA   cDBba    B C  cCA cCEBEA    DB   a

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen   ed  C      AA c   

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 1 1 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 2 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 2 3 40
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 1 0 50
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 1 50
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN 148 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,245 203,220 8 21 33 135 2600

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 22 5 20,75 52 10,45 12,22 8,50

Toplam: 120 54 21 48,75 41 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe BDdCAABe  D cecBcEacEBBDCbb ACEeA  E   A

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal  DBACecDEdeCC dDB AA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik eCAEc  DB Ec D B  DABCAc CEBaAD C  B  BC

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 1 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 3 0 75
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE GÖKÇE 226 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,738 203,220 16 48 67 188 4491

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 10,45 12,22 8,50

Toplam: 120 44 19 39,25 33 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe cAb BDEAD bDB B CDaBBdEEDCbDeCEEcDBEcbAD

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal CBebA EeD b  CE EbDB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik DBCcE     DeC a    a   BC               

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL NİHAL GÜNEŞ 264 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,933 203,220 18 52 74 197 4725

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 6 6 4,50 11 10,45 12,22 8,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,03 0,41 0,50

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,34 0,98 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,39 1,09 0,74

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,76 2,48 2,28

Toplam: 120 45 26 38,50 32 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe cA BBDEADdeD ddACDEacbEEaeADDCaEcDBEdcAb

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal CBdDA dCDAeCcCEAEADB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik  aCc   c    CBaD  a    B   c C          

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen         A   d       

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 4 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 1 25
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACI EYÜP BIYIKLI 220 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,095 203,220 2 7 11 101 1470

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 24 1 23,75 59 10,45 12,22 8,50

Toplam: 120 63 14 59,50 50 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe AACBBD  De D   ACcEBBcEEcCAbDCEEcDBEAbAb

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal CB DABaeDddCBCE EcDB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik  BCcE AEDB A BBDA    EABC  D CBDCC  BA  

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 4 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KILILI 314 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,385 203,220 3 8 12 102 1493

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 17 8 15,00 38 10,45 12,22 8,50

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,03 0,41 0,50

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,34 0,98 1,05

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,39 1,09 0,74

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 0,76 2,48 2,28

Toplam: 120 66 19 61,25 51 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe BDECAA C  D bBBBDbCcEB DCbEEACEBADDEDBcA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal BDBACebDc  CCE DBEAA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik bC  B cDBbaDcD BdC ABCA  C BEdb       BC

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen d e   e     BAAD C  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 5 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARADENİZ 284 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,838 203,220 25 74 109 286 7003

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 3 7 1,25 3 10,45 12,22 8,50

Toplam: 120 36 29 28,75 24 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe bAaB DEdDCeDBdBeCDadBAEEeCADDCEEdDBEbEb 

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal CBaDceE abdCB  bcbcB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik   C   b      B   A a  deda   d          

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 1 1 33
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BATTAL 155 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,763 203,220 21 59 85 219 5342

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 12 6 10,50 26 10,45 12,22 8,50

Toplam: 120 39 18 34,50 29 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe dDECcAdC DDAA   D CcEcdDCbEaAC BAbcE  a 

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal BDBAC    a      B  A

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik  CA   cDBAd c bBA  A     C Bad    DB    

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 3 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 0 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY GÖKKAYA 283 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,065 203,220 15 46 64 183 4414

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 10,45 12,22 8,50

Toplam: 120 44 14 40,50 34 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe dDEa A e  DAA BdDECAEB DCDEEbaEBADDEDcbA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal aDB CCADEBdCCEbDBE A

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik  C   D c  E             c    d          

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 1 0 33
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ALİ 233 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,315 203,220 4 11 20 114 1835

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 21 2 20,50 51 10,45 12,22 8,50

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,03 0,41 0,50

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,34 0,98 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,39 1,09 0,74

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,76 2,48 2,28

Toplam: 120 61 21 55,75 46 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe cACBBDdADd DccBACcEdBcEEcCAbDCEEaDBEAEAD

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal aBaDA daDAAC CEdEbDB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik DBC  CA DB AC BDAA D EABCaA  C  C  b    

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen a  a                

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 1 0 50
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 3 0 75
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ORÇAN 201 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,640 203,220 24 71 102 260 6377

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 10,45 12,22 8,50

Toplam: 120 37 26 30,50 25 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe eAaBaeE c   Bc AbDbBBcEEcabbDCaEcaBEAcAe

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal aBaDAeEeD  CBCEA ADB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik bc      D  ACB  Ad a   BC               

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 4 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR DELİCE 285 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,448 203,220 7 19 30 131 2468

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 8 6 6,50 16 10,45 12,22 8,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,03 0,41 0,50

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,34 0,98 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,39 1,09 0,74

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,76 2,48 2,28

Toplam: 120 57 18 52,50 44 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe BDEaAABCCeDAbBBdDECcEBeDCDEaACEBADcEDcEA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal aDBACCADEBBCCEecBEAA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik bC   Dc   a  c B C   C    dBE    b B    

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen              A      

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 1 25
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN ÇOMRUK 995 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,198 203,220 1 4 6 84 1051

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 21 4 20,00 50 10,45 12,22 8,50

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,03 0,41 0,50

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,34 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,39 1,09 0,74

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,76 2,48 2,28

Toplam: 120 71 17 66,75 56 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe cACBBDEADCCDdBBACDEBBAEEDCAbDCaEcDeEAbAa

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal CBBcAcECDdAC CEAaADB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik DBCc bAEDB b BBDAAB  EcBCEAD CB         

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen C       A        aA 

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 2 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 3 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 4 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELMA KESKİN 162 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,568 203,220 11 35 50 164 3727

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 10,45 12,22 8,50

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,03 0,41 0,50

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,34 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,39 1,09 0,74

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,76 2,48 2,28

Toplam: 120 50 25 43,75 36 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe eACBBDEeaeCaccBACDEdBAEEDCADDCaEcDBEAccD

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal aBaDABcCDAbCeCEAEADB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik   C    aD        d    ABC               

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen e  a Ad b      a aA 

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN ŞAHAN 199 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,960 203,220 13 42 58 173 4071

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 8 8 6,00 15 10,45 12,22 8,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,03 0,41 0,50

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,34 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,39 1,09 0,74

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,76 2,48 2,28

Toplam: 120 47 21 41,75 35 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe BDECeABe Da ABBccECAEB DCbbEAC BA c DcEA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal BDBACedbEB  CE DBEbA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik bC cB  DBe      dCceB  b C B  b         

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen                  C  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 1 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 2 2 40
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ OKUMUŞ 327 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,000 203,220 22 60 88 222 5400

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 9 7 7,25 18 10,45 12,22 8,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,03 0,41 0,50

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,34 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,39 1,09 0,74

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,76 2,48 2,28

Toplam: 120 43 32 35,00 29 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe dDEbbAad DDAeBaBDaCAEc DCbEEAedBAbbE ccA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal aDBACebDEaadaEbDBEbA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik bC daD  c     aBdC  B    CEBEd          

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen              A   C  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 3 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 2 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMERYA OKUMUŞ 249 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,278 203,220 19 54 76 205 4856

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 11 6 9,50 24 10,45 12,22 8,50

Toplam: 120 44 28 37,00 31 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe eAbdaDEcD  D B  bebBBAEbDebbDCEEcDdEeEAD

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal bBaDABEdDbeCdCEAEbDB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik D C Eb Eec bCBB Ac e    CE     D        

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 4 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE SÜT 160 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,045 203,220 9 29 41 151 3205

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 13 5 11,75 29 10,45 12,22 8,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,03 0,41 0,50

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,34 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,39 1,09 0,74

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,76 2,48 2,28

Toplam: 120 51 21 45,75 38 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe BDEbcABC  a ABc DbCcEBBDCbbEACcBADDEDccA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal a BACC DdeeCCE aBEAA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik CCA aDcDBbEDBa BACDe                    

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen                  C  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 2 3 40
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 1 0 50
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARATAŞ 390 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,575 203,220 10 33 48 159 3629

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 25 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 21,48 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,51 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,06 1,32 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,24 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,51 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,32 8,93 6,07

Matematik-1 40 17 5 15,75 39 10,45 12,22 8,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,41 0,50

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,34 0,98 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,39 1,09 0,74

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,76 2,48 2,28

Toplam: 120 49 27 42,25 35 44,01 42,97 32,26

TYT Türkçe aDECcbe dDD  c  cEaAEcdDCeEEACEBAbDEDcEA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal aDBAaecaE eCCE DBEbc

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik CC  BDbDBAb    B CDABeAa C BE    b     C

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen       a             

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 1 0 50
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 1 25
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL YAMAN 250 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,308 203,220 7 53 75 201 4780

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 8 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 22,66 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,47 1,32 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,91 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,03 8,93 6,07

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 10,19 12,22 8,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,09 0,41 0,50

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,75 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,75 1,09 0,74

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,59 2,48 2,28

Toplam: 120 44 26 37,50 31 44,47 42,97 32,26

TYT Türkçe AAaBeDEADe Dce AdeEBBcEEDCAbeCEEcDBE bAb

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal aBaDAaE DceCeaEb AbB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik   C     D   C      b  dBCEA  C DC      c

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen         d      C    

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 2 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BOLAT 255 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,463 203,220 1 12 21 116 1862

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 8 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,66 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,47 1,32 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,94 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,03 8,93 6,07

Matematik-1 40 19 4 18,00 45 10,19 12,22 8,50

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,09 0,41 0,50

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,75 0,98 1,05

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,75 1,09 0,74

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 2,59 2,48 2,28

Toplam: 120 62 23 56,25 47 44,47 42,97 32,26

TYT Türkçe dDECcAa baDAABBBDbCcEcBDCbEEAecBADDEDBEb

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal  DBAadbDE BCbc DBEAA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik CCA BDcD bE  D BACD  CA bCEB  b   D    C

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen   D   e      AAa C  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 3 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 1 0 50
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 2 1 50
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA AKK 254 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,688 203,220 2 16 25 125 2200

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 8 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 22,66 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,47 1,32 0,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,94 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,03 8,93 6,07

Matematik-1 40 12 2 11,50 29 10,19 12,22 8,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,09 0,41 0,50

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,75 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,75 1,09 0,74

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,59 2,48 2,28

Toplam: 120 58 16 54,00 45 44,47 42,97 32,26

TYT Türkçe BDEC ABCaDDcABBBDEd EBdDCDEEACEBADDEDacb

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal dDBACddDE  CCa DBEA 

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik bC   DcD  E  D  A D B      BE     D    C

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen        D    cAbDc   

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 0 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE CEVİZ 241 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,313 203,220 4 25 37 143 2883

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 8 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,66 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,47 1,32 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,03 8,93 6,07

Matematik-1 40 8 5 6,75 17 10,19 12,22 8,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,41 0,50

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,75 0,98 1,05

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,75 1,09 0,74

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 2,59 2,48 2,28

Toplam: 120 55 22 49,50 41 44,47 42,97 32,26

TYT Türkçe cAbdBDEbDCeDBeBACDEeBAEEDeADDCEEcDBcAcAD

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal CBaeA ECDdeCaCEAEADB

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik  aC  b Eea  C a       ABCE      C       

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen e       A      C DA 

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
N YAĞMUR SADIK 191 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,313 203,220 3 22 34 138 2722

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 8 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 22,66 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,47 1,32 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,03 8,93 6,07

Matematik-1 40 13 5 11,75 29 10,19 12,22 8,50

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,09 0,41 0,50

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,75 0,98 1,05

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,75 1,09 0,74

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,59 2,48 2,28

Toplam: 120 57 29 49,75 41 44,47 42,97 32,26

TYT Türkçe dDEbeAedCDDcABBcbECAEBBDCbEEACEBdaDccBaA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal cDBAaCbDcBaCCEADBEdA

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik bCA BDcDBA  B  BACeeeC   C              

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen   Da        aAAbbC  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 3 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 1 25
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN FIRAT 294 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,843 203,220 6 51 73 196 4604

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 8 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 22,66 19,34 15,41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,47 1,32 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,91 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 9,03 8,93 6,07

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 10,19 12,22 8,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,41 0,50

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,75 0,98 1,05

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,75 1,09 0,74

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,59 2,48 2,28

Toplam: 120 45 24 39,00 33 44,47 42,97 32,26

TYT Türkçe cACBceEADe DBBBACDbBBAEED AbDCEEcDeEAcA 

Cevap Anahtarı B AACBBDEADCCDBBBACDEBBAEEDCADDCEEBDBEAEAD

TYT Sosyal eBaDA bdDbeCeCEeadb 

Cevap Anahtarı B CBBDABECDAACBCEAEADB

TYT Matematik  BC     c   CB  Ad     BC               

Cevap Anahtarı B DBCEECAEDBDACBBDAABDCEABCEADECBDCCAEBAED

TYT Fen e       A      d D E

Cevap Anahtarı B CEBDAACBABBDAEBCCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 2 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 4 1 80
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 3 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİGAR SUDE TEPE 247 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,898 203,220 8 68 99 253 6160

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 8 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 22,66 19,34 15,41

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,72 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,47 1,32 0,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,94 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,91 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,03 8,93 6,07

Matematik-1 40 9 2 8,50 21 10,19 12,22 8,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,09 0,41 0,50

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,75 0,98 1,05

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,75 1,09 0,74

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,59 2,48 2,28

Toplam: 120 38 27 31,25 26 44,47 42,97 32,26

TYT Türkçe cD acA e DDA d BbEbAEBdDCbEaACcBA cEecEA

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal aDBbebbDE   C  DBabe

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik  Ce B cD          D B    C B A         C

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen         c    AcD a  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 3 2 60
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 03
(OP01-SS.34TYT03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA MUSTAFA 296 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,903 203,220 5 50 72 195 4599

Puanı Hesaplanan: 79 133 562 12759

Katılımlar: 8 79 133 576 13271

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 22,66 19,34 15,41

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 1,90

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,47 1,32 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,77 1,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 3,09 2,30

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,03 8,93 6,07

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 10,19 12,22 8,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,41 0,50

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,75 0,98 1,05

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,75 1,09 0,74

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 2,59 2,48 2,28

Toplam: 120 46 30 38,50 32 44,47 42,97 32,26

TYT Türkçe daECAeaeaDDAABBBe*CbEBBDCbbdACaBdaeEDcae

Cevap Anahtarı A BDECAABCCDDAABBBDECAEBBDCDEEACEBADDEDBEA

TYT Sosyal BD ACdAcd eaCEeDBEAd

Cevap Anahtarı A BDBACCADEBBCCEADBEAA

TYT Matematik  CAE  bDB E              C BEda       B 

Cevap Anahtarı A CCAEBDEDBAEDBDCBACDABCAEDCEBEADACEDBAEBC

TYT Fen       b       ADEC  

Cevap Anahtarı A AADCEBCDBABEBAADECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 4 33
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 5 1 4 20
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Mustafa Kemal   in Birinci Dünya Savaşı   na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU   DA İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Basamakları 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 2 0 67
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Eşeye Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
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