
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

KATILIMLAR

1 299 SİMAY ORÇAN 11C 25 11 22,25 32 6 30,50 0 1 -0,25 57 18 52,50 326,151 1 1 115 179,842 10 41 1818 226,775 4 9 1146

2 320 MEDİNE ŞANLI 11C 25 10 22,50 27 6 25,50 5 7 3,25 57 23 51,25 311,196 2 2 185 190,157 5 21 1613 227,895 2 7 1127

3 316 RAHİME SİVRİKAYA 11C 25 11 22,25 26 11 23,25 51 22 45,50 304,314 3 3 242 180,547 7 34 1794 227,598 3 8 1132

4 341 BERA  KUZU 11B 24 11 21,25 26 11 23,25 2 5 0,75 52 27 45,25 299,359 1 4 283 182,662 8 29 1742 226,348 2 10 1151

5 386 HATİCE AKKUŞ 11B 18 16 14,00 31 8 29,00 49 24 43,00 296,734 2 5 302 180,547 13 34 1794 201,175 13 32 1519

6 407 MEHMET AKİF ASLAN 11C 19 14 15,50 28 10 25,50 47 24 41,00 289,806 4 6 348 180,547 7 34 1794 206,325 12 28 1452

7 152 EMİRHAN ÖZBEK 11B 23 7 21,25 22 9 19,75 5 7 3,25 2 8 0,00 52 31 44,25 288,574 3 7 360 189,712 2 22 1620 233,245 1 4 1046

8 313 ZEYNEP DEMİR 11C 18 12 15,00 26 7 24,25 8 2 7,50 52 21 46,75 285,869 5 8 378 201,697 1 14 1440 225,655 5 11 1161

9 319 NİSA AKÇAM 11B 18 17 13,75 28 9 25,75 2 3 1,25 48 29 40,75 285,391 4 9 385 184,072 5 26 1720 204,370 12 31 1479

10 357 METİN GÜNEL 11C 21 10 18,50 22 5 20,75 0 1 -0,25 43 16 39,00 284,604 6 10 390 179,927 9 40 1816 215,285 7 19 1314

11 323 HATİCE ÇELİK 11B 23 14 19,50 23 10 20,50 4 7 2,25 2 1 1,75 52 32 44,00 283,639 5 11 399 192,317 1 18 1574 224,895 3 12 1172

12 120 DÖNE ÇAKIROĞLU 11B 21 10 18,50 22 8 20,00 43 18 38,50 281,676 6 12 418 180,547 13 34 1794 215,873 6 18 1300

13 305 EBRAR ERGÜVEN 11B 21 13 17,75 23 9 20,75 3 2 2,50 47 24 41,00 281,649 7 13 420 187,597 3 23 1650 220,420 4 15 1240

14 351 VİLDAN 11B 14 13 10,75 29 9 26,75 1 1 0,75 44 23 38,25 280,371 8 14 432 182,662 8 29 1742 193,088 16 38 1665

15 345 SAADET ORÇAN 11C 21 11 18,25 23 14 19,50 0 1 -0,25 44 26 37,50 277,451 7 15 463 179,842 10 41 1818 213,968 8 20 1330

16 379 İLKNUR ZORBA 11B 21 15 17,25 23 13 19,75 1 1 0,75 45 29 37,75 276,659 9 16 471 182,662 8 29 1742 213,658 7 21 1336

17 402 MUHAMMED HACI 11C 20 13 16,75 23 13 19,75 6 5 4,75 3 4 2,00 52 35 43,25 276,194 8 17 477 199,867 2 15 1464 223,143 6 14 1197

18 333 AHMET BZDGNN 11B 20 8 18,00 22 11 19,25 2 1 1,75 44 20 39,00 275,799 10 18 484 185,482 4 25 1693 218,710 5 16 1260

19 356 ALİ ENGİN TÜRKMEN 11B 19 13 15,75 23 13 19,75 1 2 0,50 43 28 36,00 269,596 11 19 547 181,957 11 32 1762 207,963 10 26 1427

20 337 AYSİMA İLERİ 11B 20 17 15,75 23 16 19,00 1 2 0,50 44 35 35,25 268,886 12 20 560 181,957 11 32 1762 208,333 9 24 1419

21 365 SEMRA YILDIRIM 11C 23 11 20,25 18 16 14,00 5 6 3,50 46 33 37,75 268,286 9 21 569 190,417 4 20 1611 231,050 1 6 1084

22 375 ŞEVVAL KOZAN 11C 19 11 16,25 21 10 18,50 0 1 -0,25 40 22 34,50 267,631 10 22 582 179,842 10 41 1818 208,083 10 25 1425

23 350 ZEHRA KUMRU 11C 17 12 14,00 24 15 20,25 3 1 2,75 1 1 0,75 45 29 37,75 267,126 11 23 592 190,627 3 19 1607 208,753 9 23 1407

24 308 ESRA NUR ÇALHAN 11A 16 5 14,75 21 8 19,00 5 2 4,50 5 7 3,25 47 22 41,50 266,959 1 24 595 203,782 13 13 1406 216,518 6 17 1291

25 404 AEKTAŞ AKTAŞ 11C 18 14 14,50 22 7 20,25 2 3 1,25 1 1 0,75 43 25 36,75 266,354 12 25 601 186,277 6 24 1681 206,708 11 27 1448

26 359 BERAT CAN CEVİZ 11B 20 14 16,50 21 13 17,75 2 3 1,25 43 30 35,50 266,054 13 26 606 184,072 5 26 1720 212,873 8 22 1350

27 389 GÜL TAŞDEMİR 11B 20 18 15,50 22 14 18,50 0 1 -0,25 42 33 33,75 264,904 14 27 622 179,772 16 45 1824 205,623 11 29 1457

28 400 MERVE GÖK 11B 15 18 10,50 21 12 18,00 2 3 1,25 38 33 29,75 251,261 15 28 791 184,072 5 26 1720 194,035 15 37 1645

29 326 SELBİNAZ GÜNTÜRK 11A 14 5 12,75 18 8 16,00 12 10 9,50 7 5 5,75 51 28 44,00 249,874 2 29 810 222,797 9 9 1120 224,190 5 13 1182

30 501 KEVSR  ARI 11C 15 7 13,25 17 9 14,75 0 1 -0,25 32 17 27,75 247,809 13 30 850 179,842 10 41 1818 198,258 13 34 1572
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

KATILIMLAR

31 347 ELİF AKGÜL 11A 14 4 13,00 15 9 12,75 20 8 18,00 17 13 13,75 66 34 57,50 239,341 3 31 964 271,427 1 1 740 248,950 1 1 862

32 369 AYŞE LİMON 11B 17 18 12,50 9 6 7,50 26 24 20,00 222,541 16 32 1201 180,547 13 34 1794 197,023 14 35 1597

33 374 ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ 11A 14 5 12,75 10 15 6,25 13 1 12,75 12 9 9,75 49 30 41,50 220,639 4 33 1227 243,977 4 4 919 233,205 4 5 1047

34 348 GÜLSÜM NUR ÖZKAN 11A 12 17 7,75 15 19 10,25 11 11 8,25 7 23 1,25 45 70 27,50 219,254 5 34 1247 208,882 12 12 1336 204,633 7 30 1474

35 393 SARİYE ORÇAN 11A 13 6 11,50 6 3 5,25 17 9 14,75 13 11 10,25 49 29 41,75 213,859 6 35 1324 252,687 3 3 868 235,293 3 3 1022

36 304 İLAYDA ÇINAR 11A 16 4 15,00 12 3 11,25 18 9 15,75 46 16 42,00 207,514 7 36 1480 258,732 2 2 821 236,233 2 2 1012

37 370 SÜMEYYE ORÇAN 11A 8 15 4,25 12 15 8,25 6 2 5,50 2 5 0,75 28 37 18,75 199,904 8 37 1610 198,617 14 16 1476 186,390 13 42 1772

38 380 IRMAK GÜL 11A 6 0 6,00 5 0 5,00 9 2 8,50 12 5 10,75 32 7 30,25 195,871 9 38 1662 236,812 5 5 983 200,193 8 33 1537

39 372 NİLGÜN KOÇYİĞİT 11A 4 4 3,00 9 6 7,50 4 9 1,75 12 11 9,25 29 30 21,50 194,789 10 39 1680 213,332 11 11 1261 171,885 15 45 1991

40 355 ÖKKEŞ NAR 11A 10 10 7,50 6 17 1,75 3 2 2,50 8 23 2,25 27 52 14,00 191,251 11 40 1744 194,757 15 17 1547 188,153 12 41 1740

41 317 SALİHA TEMİZ 11A 6 2 5,50 5 3 4,25 8 9 5,75 13 5 11,75 32 19 27,25 191,101 12 41 1747 231,847 6 6 1024 190,685 11 40 1697

42 344 SEBİHA GÜL ARDIÇ 11A 4 2 3,50 5 4 4,00 9 3 8,25 9 11 6,25 27 20 22,00 184,146 13 42 1836 223,187 8 8 1117 191,228 10 39 1685

43 322 FATMA NUR BOZOKUL 11A 2 3 1,25 7 6 5,50 9 10 6,50 11 14 7,50 29 33 20,75 181,926 14 43 1854 221,992 10 10 1131 179,620 14 43 1880

44 325 ZEHRA TÜRKMEN 11A 1 0 1,00 6 3 5,25 14 7 12,25 6 13 2,75 27 23 21,25 179,779 15 44 1889 224,782 7 7 1096 194,578 9 36 1637

45 125 MEDİNE ÇOMRUK 11D 12 26 5,50 2 15 -1,75 3 12 0,00 17 53 3,75 173,606 1 45 2043 180,547 1 34 1794 175,340 1 44 1943

46 360 RAMAZAN BİBER 11D 4 18 -0,50 3 11 0,25 3 17 -1,25 0 6 -1,50 10 52 -3,00 160,836 2 46 2174 173,072 4 48 2261 152,348 2 46 2348

47 0 ÜMMÜ TAŞDEMİR 11D 6 31 -1,75 3 8 1,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 10 46 -1,50 159,204 3 47 2190 178,517 3 47 1903 150,435 4 48 2380

48 376 AHSEN KIR 11D 5 26 -1,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 8 38 -1,50 158,386 4 48 2214 179,137 2 46 1882 151,143 3 47 2361
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

KATILIMLAR
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11A SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 308 ESRA NUR ÇALHAN 11A 16 5 14,75 21 8 19,00 5 2 4,50 5 7 3,25 47 22 41,50 266,959 1 24 595 203,782 13 13 1406 216,518 6 17 1291

2 326 SELBİNAZ GÜNTÜRK 11A 14 5 12,75 18 8 16,00 12 10 9,50 7 5 5,75 51 28 44,00 249,874 2 29 810 222,797 9 9 1120 224,190 5 13 1182

3 347 ELİF AKGÜL 11A 14 4 13,00 15 9 12,75 20 8 18,00 17 13 13,75 66 34 57,50 239,341 3 31 964 271,427 1 1 740 248,950 1 1 862

4 374 ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ 11A 14 5 12,75 10 15 6,25 13 1 12,75 12 9 9,75 49 30 41,50 220,639 4 33 1227 243,977 4 4 919 233,205 4 5 1047

5 348 GÜLSÜM NUR ÖZKAN 11A 12 17 7,75 15 19 10,25 11 11 8,25 7 23 1,25 45 70 27,50 219,254 5 34 1247 208,882 12 12 1336 204,633 7 30 1474

6 393 SARİYE ORÇAN 11A 13 6 11,50 6 3 5,25 17 9 14,75 13 11 10,25 49 29 41,75 213,859 6 35 1324 252,687 3 3 868 235,293 3 3 1022

7 304 İLAYDA ÇINAR 11A 16 4 15,00 12 3 11,25 18 9 15,75 46 16 42,00 207,514 7 36 1480 258,732 2 2 821 236,233 2 2 1012

8 370 SÜMEYYE ORÇAN 11A 8 15 4,25 12 15 8,25 6 2 5,50 2 5 0,75 28 37 18,75 199,904 8 37 1610 198,617 14 16 1476 186,390 13 42 1772

9 380 IRMAK GÜL 11A 6 0 6,00 5 0 5,00 9 2 8,50 12 5 10,75 32 7 30,25 195,871 9 38 1662 236,812 5 5 983 200,193 8 33 1537

10 372 NİLGÜN KOÇYİĞİT 11A 4 4 3,00 9 6 7,50 4 9 1,75 12 11 9,25 29 30 21,50 194,789 10 39 1680 213,332 11 11 1261 171,885 15 45 1991

11 355 ÖKKEŞ NAR 11A 10 10 7,50 6 17 1,75 3 2 2,50 8 23 2,25 27 52 14,00 191,251 11 40 1744 194,757 15 17 1547 188,153 12 41 1740

12 317 SALİHA TEMİZ 11A 6 2 5,50 5 3 4,25 8 9 5,75 13 5 11,75 32 19 27,25 191,101 12 41 1747 231,847 6 6 1024 190,685 11 40 1697

13 344 SEBİHA GÜL ARDIÇ 11A 4 2 3,50 5 4 4,00 9 3 8,25 9 11 6,25 27 20 22,00 184,146 13 42 1836 223,187 8 8 1117 191,228 10 39 1685

14 322 FATMA NUR BOZOKUL 11A 2 3 1,25 7 6 5,50 9 10 6,50 11 14 7,50 29 33 20,75 181,926 14 43 1854 221,992 10 10 1131 179,620 14 43 1880

15 325 ZEHRA TÜRKMEN 11A 1 0 1,00 6 3 5,25 14 7 12,25 6 13 2,75 27 23 21,25 179,779 15 44 1889 224,782 7 7 1096 194,578 9 36 1637
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11B SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 341 BERA  KUZU 11B 24 11 21,25 26 11 23,25 2 5 0,75 52 27 45,25 299,359 1 4 283 182,662 8 29 1742 226,348 2 10 1151

2 386 HATİCE AKKUŞ 11B 18 16 14,00 31 8 29,00 49 24 43,00 296,734 2 5 302 180,547 13 34 1794 201,175 13 32 1519

3 152 EMİRHAN ÖZBEK 11B 23 7 21,25 22 9 19,75 5 7 3,25 2 8 0,00 52 31 44,25 288,574 3 7 360 189,712 2 22 1620 233,245 1 4 1046

4 319 NİSA AKÇAM 11B 18 17 13,75 28 9 25,75 2 3 1,25 48 29 40,75 285,391 4 9 385 184,072 5 26 1720 204,370 12 31 1479

5 323 HATİCE ÇELİK 11B 23 14 19,50 23 10 20,50 4 7 2,25 2 1 1,75 52 32 44,00 283,639 5 11 399 192,317 1 18 1574 224,895 3 12 1172

6 120 DÖNE ÇAKIROĞLU 11B 21 10 18,50 22 8 20,00 43 18 38,50 281,676 6 12 418 180,547 13 34 1794 215,873 6 18 1300

7 305 EBRAR ERGÜVEN 11B 21 13 17,75 23 9 20,75 3 2 2,50 47 24 41,00 281,649 7 13 420 187,597 3 23 1650 220,420 4 15 1240

8 351 VİLDAN 11B 14 13 10,75 29 9 26,75 1 1 0,75 44 23 38,25 280,371 8 14 432 182,662 8 29 1742 193,088 16 38 1665

9 379 İLKNUR ZORBA 11B 21 15 17,25 23 13 19,75 1 1 0,75 45 29 37,75 276,659 9 16 471 182,662 8 29 1742 213,658 7 21 1336

10 333 AHMET BZDGNN 11B 20 8 18,00 22 11 19,25 2 1 1,75 44 20 39,00 275,799 10 18 484 185,482 4 25 1693 218,710 5 16 1260

11 356 ALİ ENGİN TÜRKMEN 11B 19 13 15,75 23 13 19,75 1 2 0,50 43 28 36,00 269,596 11 19 547 181,957 11 32 1762 207,963 10 26 1427

12 337 AYSİMA İLERİ 11B 20 17 15,75 23 16 19,00 1 2 0,50 44 35 35,25 268,886 12 20 560 181,957 11 32 1762 208,333 9 24 1419

13 359 BERAT CAN CEVİZ 11B 20 14 16,50 21 13 17,75 2 3 1,25 43 30 35,50 266,054 13 26 606 184,072 5 26 1720 212,873 8 22 1350

14 389 GÜL TAŞDEMİR 11B 20 18 15,50 22 14 18,50 0 1 -0,25 42 33 33,75 264,904 14 27 622 179,772 16 45 1824 205,623 11 29 1457

15 400 MERVE GÖK 11B 15 18 10,50 21 12 18,00 2 3 1,25 38 33 29,75 251,261 15 28 791 184,072 5 26 1720 194,035 15 37 1645

16 369 AYŞE LİMON 11B 17 18 12,50 9 6 7,50 26 24 20,00 222,541 16 32 1201 180,547 13 34 1794 197,023 14 35 1597
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11C SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 299 SİMAY ORÇAN 11C 25 11 22,25 32 6 30,50 0 1 -0,25 57 18 52,50 326,151 1 1 115 179,842 10 41 1818 226,775 4 9 1146

2 320 MEDİNE ŞANLI 11C 25 10 22,50 27 6 25,50 5 7 3,25 57 23 51,25 311,196 2 2 185 190,157 5 21 1613 227,895 2 7 1127

3 316 RAHİME SİVRİKAYA 11C 25 11 22,25 26 11 23,25 51 22 45,50 304,314 3 3 242 180,547 7 34 1794 227,598 3 8 1132

4 407 MEHMET AKİF ASLAN 11C 19 14 15,50 28 10 25,50 47 24 41,00 289,806 4 6 348 180,547 7 34 1794 206,325 12 28 1452

5 313 ZEYNEP DEMİR 11C 18 12 15,00 26 7 24,25 8 2 7,50 52 21 46,75 285,869 5 8 378 201,697 1 14 1440 225,655 5 11 1161

6 357 METİN GÜNEL 11C 21 10 18,50 22 5 20,75 0 1 -0,25 43 16 39,00 284,604 6 10 390 179,927 9 40 1816 215,285 7 19 1314

7 345 SAADET ORÇAN 11C 21 11 18,25 23 14 19,50 0 1 -0,25 44 26 37,50 277,451 7 15 463 179,842 10 41 1818 213,968 8 20 1330

8 402 MUHAMMED HACI 11C 20 13 16,75 23 13 19,75 6 5 4,75 3 4 2,00 52 35 43,25 276,194 8 17 477 199,867 2 15 1464 223,143 6 14 1197

9 365 SEMRA YILDIRIM 11C 23 11 20,25 18 16 14,00 5 6 3,50 46 33 37,75 268,286 9 21 569 190,417 4 20 1611 231,050 1 6 1084

10 375 ŞEVVAL KOZAN 11C 19 11 16,25 21 10 18,50 0 1 -0,25 40 22 34,50 267,631 10 22 582 179,842 10 41 1818 208,083 10 25 1425

11 350 ZEHRA KUMRU 11C 17 12 14,00 24 15 20,25 3 1 2,75 1 1 0,75 45 29 37,75 267,126 11 23 592 190,627 3 19 1607 208,753 9 23 1407

12 404 AEKTAŞ AKTAŞ 11C 18 14 14,50 22 7 20,25 2 3 1,25 1 1 0,75 43 25 36,75 266,354 12 25 601 186,277 6 24 1681 206,708 11 27 1448

13 501 KEVSR  ARI 11C 15 7 13,25 17 9 14,75 0 1 -0,25 32 17 27,75 247,809 13 30 850 179,842 10 41 1818 198,258 13 34 1572

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11D SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 125 MEDİNE ÇOMRUK 11D 12 26 5,50 2 15 -1,75 3 12 0,00 17 53 3,75 173,606 1 45 2043 180,547 1 34 1794 175,340 1 44 1943

2 360 RAMAZAN BİBER 11D 4 18 -0,50 3 11 0,25 3 17 -1,25 0 6 -1,50 10 52 -3,00 160,836 2 46 2174 173,072 4 48 2261 152,348 2 46 2348

3 0 ÜMMÜ TAŞDEMİR 11D 6 31 -1,75 3 8 1,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 10 46 -1,50 159,204 3 47 2190 178,517 3 47 1903 150,435 4 48 2380

4 376 AHSEN KIR 11D 5 26 -1,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 8 38 -1,50 158,386 4 48 2214 179,137 2 46 1882 151,143 3 47 2361

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

KATILIMLAR

1 347 ELİF AKGÜL 11A 14 4 13,00 15 9 12,75 20 8 18,00 17 13 13,75 66 34 57,50 239,341 3 31 964 271,427 1 1 740 248,950 1 1 862

2 304 İLAYDA ÇINAR 11A 16 4 15,00 12 3 11,25 18 9 15,75 46 16 42,00 207,514 7 36 1480 258,732 2 2 821 236,233 2 2 1012

3 393 SARİYE ORÇAN 11A 13 6 11,50 6 3 5,25 17 9 14,75 13 11 10,25 49 29 41,75 213,859 6 35 1324 252,687 3 3 868 235,293 3 3 1022

4 374 ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ 11A 14 5 12,75 10 15 6,25 13 1 12,75 12 9 9,75 49 30 41,50 220,639 4 33 1227 243,977 4 4 919 233,205 4 5 1047

5 380 IRMAK GÜL 11A 6 0 6,00 5 0 5,00 9 2 8,50 12 5 10,75 32 7 30,25 195,871 9 38 1662 236,812 5 5 983 200,193 8 33 1537

6 317 SALİHA TEMİZ 11A 6 2 5,50 5 3 4,25 8 9 5,75 13 5 11,75 32 19 27,25 191,101 12 41 1747 231,847 6 6 1024 190,685 11 40 1697

7 325 ZEHRA TÜRKMEN 11A 1 0 1,00 6 3 5,25 14 7 12,25 6 13 2,75 27 23 21,25 179,779 15 44 1889 224,782 7 7 1096 194,578 9 36 1637

8 344 SEBİHA GÜL ARDIÇ 11A 4 2 3,50 5 4 4,00 9 3 8,25 9 11 6,25 27 20 22,00 184,146 13 42 1836 223,187 8 8 1117 191,228 10 39 1685

9 326 SELBİNAZ GÜNTÜRK 11A 14 5 12,75 18 8 16,00 12 10 9,50 7 5 5,75 51 28 44,00 249,874 2 29 810 222,797 9 9 1120 224,190 5 13 1182

10 322 FATMA NUR BOZOKUL 11A 2 3 1,25 7 6 5,50 9 10 6,50 11 14 7,50 29 33 20,75 181,926 14 43 1854 221,992 10 10 1131 179,620 14 43 1880

11 372 NİLGÜN KOÇYİĞİT 11A 4 4 3,00 9 6 7,50 4 9 1,75 12 11 9,25 29 30 21,50 194,789 10 39 1680 213,332 11 11 1261 171,885 15 45 1991

12 348 GÜLSÜM NUR ÖZKAN 11A 12 17 7,75 15 19 10,25 11 11 8,25 7 23 1,25 45 70 27,50 219,254 5 34 1247 208,882 12 12 1336 204,633 7 30 1474

13 308 ESRA NUR ÇALHAN 11A 16 5 14,75 21 8 19,00 5 2 4,50 5 7 3,25 47 22 41,50 266,959 1 24 595 203,782 13 13 1406 216,518 6 17 1291

14 313 ZEYNEP DEMİR 11C 18 12 15,00 26 7 24,25 8 2 7,50 52 21 46,75 285,869 5 8 378 201,697 1 14 1440 225,655 5 11 1161

15 402 MUHAMMED HACI 11C 20 13 16,75 23 13 19,75 6 5 4,75 3 4 2,00 52 35 43,25 276,194 8 17 477 199,867 2 15 1464 223,143 6 14 1197

16 370 SÜMEYYE ORÇAN 11A 8 15 4,25 12 15 8,25 6 2 5,50 2 5 0,75 28 37 18,75 199,904 8 37 1610 198,617 14 16 1476 186,390 13 42 1772

17 355 ÖKKEŞ NAR 11A 10 10 7,50 6 17 1,75 3 2 2,50 8 23 2,25 27 52 14,00 191,251 11 40 1744 194,757 15 17 1547 188,153 12 41 1740

18 323 HATİCE ÇELİK 11B 23 14 19,50 23 10 20,50 4 7 2,25 2 1 1,75 52 32 44,00 283,639 5 11 399 192,317 1 18 1574 224,895 3 12 1172

19 350 ZEHRA KUMRU 11C 17 12 14,00 24 15 20,25 3 1 2,75 1 1 0,75 45 29 37,75 267,126 11 23 592 190,627 3 19 1607 208,753 9 23 1407

20 365 SEMRA YILDIRIM 11C 23 11 20,25 18 16 14,00 5 6 3,50 46 33 37,75 268,286 9 21 569 190,417 4 20 1611 231,050 1 6 1084

21 320 MEDİNE ŞANLI 11C 25 10 22,50 27 6 25,50 5 7 3,25 57 23 51,25 311,196 2 2 185 190,157 5 21 1613 227,895 2 7 1127

22 152 EMİRHAN ÖZBEK 11B 23 7 21,25 22 9 19,75 5 7 3,25 2 8 0,00 52 31 44,25 288,574 3 7 360 189,712 2 22 1620 233,245 1 4 1046

23 305 EBRAR ERGÜVEN 11B 21 13 17,75 23 9 20,75 3 2 2,50 47 24 41,00 281,649 7 13 420 187,597 3 23 1650 220,420 4 15 1240

24 404 AEKTAŞ AKTAŞ 11C 18 14 14,50 22 7 20,25 2 3 1,25 1 1 0,75 43 25 36,75 266,354 12 25 601 186,277 6 24 1681 206,708 11 27 1448

25 333 AHMET BZDGNN 11B 20 8 18,00 22 11 19,25 2 1 1,75 44 20 39,00 275,799 10 18 484 185,482 4 25 1693 218,710 5 16 1260

26 319 NİSA AKÇAM 11B 18 17 13,75 28 9 25,75 2 3 1,25 48 29 40,75 285,391 4 9 385 184,072 5 26 1720 204,370 12 31 1479

27 359 BERAT CAN CEVİZ 11B 20 14 16,50 21 13 17,75 2 3 1,25 43 30 35,50 266,054 13 26 606 184,072 5 26 1720 212,873 8 22 1350

28 400 MERVE GÖK 11B 15 18 10,50 21 12 18,00 2 3 1,25 38 33 29,75 251,261 15 28 791 184,072 5 26 1720 194,035 15 37 1645

29 341 BERA  KUZU 11B 24 11 21,25 26 11 23,25 2 5 0,75 52 27 45,25 299,359 1 4 283 182,662 8 29 1742 226,348 2 10 1151

30 351 VİLDAN 11B 14 13 10,75 29 9 26,75 1 1 0,75 44 23 38,25 280,371 8 14 432 182,662 8 29 1742 193,088 16 38 1665
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

KATILIMLAR

31 379 İLKNUR ZORBA 11B 21 15 17,25 23 13 19,75 1 1 0,75 45 29 37,75 276,659 9 16 471 182,662 8 29 1742 213,658 7 21 1336

32 356 ALİ ENGİN TÜRKMEN 11B 19 13 15,75 23 13 19,75 1 2 0,50 43 28 36,00 269,596 11 19 547 181,957 11 32 1762 207,963 10 26 1427

33 337 AYSİMA İLERİ 11B 20 17 15,75 23 16 19,00 1 2 0,50 44 35 35,25 268,886 12 20 560 181,957 11 32 1762 208,333 9 24 1419

34 125 MEDİNE ÇOMRUK 11D 12 26 5,50 2 15 -1,75 3 12 0,00 17 53 3,75 173,606 1 45 2043 180,547 1 34 1794 175,340 1 44 1943

35 357 METİN GÜNEL 11C 21 10 18,50 22 5 20,75 0 1 -0,25 43 16 39,00 284,604 6 10 390 179,927 9 40 1816 215,285 7 19 1314

36 299 SİMAY ORÇAN 11C 25 11 22,25 32 6 30,50 0 1 -0,25 57 18 52,50 326,151 1 1 115 179,842 10 41 1818 226,775 4 9 1146

37 345 SAADET ORÇAN 11C 21 11 18,25 23 14 19,50 0 1 -0,25 44 26 37,50 277,451 7 15 463 179,842 10 41 1818 213,968 8 20 1330

38 375 ŞEVVAL KOZAN 11C 19 11 16,25 21 10 18,50 0 1 -0,25 40 22 34,50 267,631 10 22 582 179,842 10 41 1818 208,083 10 25 1425

39 501 KEVSR  ARI 11C 15 7 13,25 17 9 14,75 0 1 -0,25 32 17 27,75 247,809 13 30 850 179,842 10 41 1818 198,258 13 34 1572

40 389 GÜL TAŞDEMİR 11B 20 18 15,50 22 14 18,50 0 1 -0,25 42 33 33,75 264,904 14 27 622 179,772 16 45 1824 205,623 11 29 1457

41 376 AHSEN KIR 11D 5 26 -1,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 8 38 -1,50 158,386 4 48 2214 179,137 2 46 1882 151,143 3 47 2361

42 0 ÜMMÜ TAŞDEMİR 11D 6 31 -1,75 3 8 1,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 10 46 -1,50 159,204 3 47 2190 178,517 3 47 1903 150,435 4 48 2380

43 360 RAMAZAN BİBER 11D 4 18 -0,50 3 11 0,25 3 17 -1,25 0 6 -1,50 10 52 -3,00 160,836 2 46 2174 173,072 4 48 2261 152,348 2 46 2348

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11A SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 347 ELİF AKGÜL 11A 14 4 13,00 15 9 12,75 20 8 18,00 17 13 13,75 66 34 57,50 239,341 3 31 964 271,427 1 1 740 248,950 1 1 862

2 304 İLAYDA ÇINAR 11A 16 4 15,00 12 3 11,25 18 9 15,75 46 16 42,00 207,514 7 36 1480 258,732 2 2 821 236,233 2 2 1012

3 393 SARİYE ORÇAN 11A 13 6 11,50 6 3 5,25 17 9 14,75 13 11 10,25 49 29 41,75 213,859 6 35 1324 252,687 3 3 868 235,293 3 3 1022

4 374 ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ 11A 14 5 12,75 10 15 6,25 13 1 12,75 12 9 9,75 49 30 41,50 220,639 4 33 1227 243,977 4 4 919 233,205 4 5 1047

5 380 IRMAK GÜL 11A 6 0 6,00 5 0 5,00 9 2 8,50 12 5 10,75 32 7 30,25 195,871 9 38 1662 236,812 5 5 983 200,193 8 33 1537

6 317 SALİHA TEMİZ 11A 6 2 5,50 5 3 4,25 8 9 5,75 13 5 11,75 32 19 27,25 191,101 12 41 1747 231,847 6 6 1024 190,685 11 40 1697

7 325 ZEHRA TÜRKMEN 11A 1 0 1,00 6 3 5,25 14 7 12,25 6 13 2,75 27 23 21,25 179,779 15 44 1889 224,782 7 7 1096 194,578 9 36 1637

8 344 SEBİHA GÜL ARDIÇ 11A 4 2 3,50 5 4 4,00 9 3 8,25 9 11 6,25 27 20 22,00 184,146 13 42 1836 223,187 8 8 1117 191,228 10 39 1685

9 326 SELBİNAZ GÜNTÜRK 11A 14 5 12,75 18 8 16,00 12 10 9,50 7 5 5,75 51 28 44,00 249,874 2 29 810 222,797 9 9 1120 224,190 5 13 1182

10 322 FATMA NUR BOZOKUL 11A 2 3 1,25 7 6 5,50 9 10 6,50 11 14 7,50 29 33 20,75 181,926 14 43 1854 221,992 10 10 1131 179,620 14 43 1880

11 372 NİLGÜN KOÇYİĞİT 11A 4 4 3,00 9 6 7,50 4 9 1,75 12 11 9,25 29 30 21,50 194,789 10 39 1680 213,332 11 11 1261 171,885 15 45 1991

12 348 GÜLSÜM NUR ÖZKAN 11A 12 17 7,75 15 19 10,25 11 11 8,25 7 23 1,25 45 70 27,50 219,254 5 34 1247 208,882 12 12 1336 204,633 7 30 1474

13 308 ESRA NUR ÇALHAN 11A 16 5 14,75 21 8 19,00 5 2 4,50 5 7 3,25 47 22 41,50 266,959 1 24 595 203,782 13 13 1406 216,518 6 17 1291

14 370 SÜMEYYE ORÇAN 11A 8 15 4,25 12 15 8,25 6 2 5,50 2 5 0,75 28 37 18,75 199,904 8 37 1610 198,617 14 16 1476 186,390 13 42 1772

15 355 ÖKKEŞ NAR 11A 10 10 7,50 6 17 1,75 3 2 2,50 8 23 2,25 27 52 14,00 191,251 11 40 1744 194,757 15 17 1547 188,153 12 41 1740

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11B SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 323 HATİCE ÇELİK 11B 23 14 19,50 23 10 20,50 4 7 2,25 2 1 1,75 52 32 44,00 283,639 5 11 399 192,317 1 18 1574 224,895 3 12 1172

2 152 EMİRHAN ÖZBEK 11B 23 7 21,25 22 9 19,75 5 7 3,25 2 8 0,00 52 31 44,25 288,574 3 7 360 189,712 2 22 1620 233,245 1 4 1046

3 305 EBRAR ERGÜVEN 11B 21 13 17,75 23 9 20,75 3 2 2,50 47 24 41,00 281,649 7 13 420 187,597 3 23 1650 220,420 4 15 1240

4 333 AHMET BZDGNN 11B 20 8 18,00 22 11 19,25 2 1 1,75 44 20 39,00 275,799 10 18 484 185,482 4 25 1693 218,710 5 16 1260

5 319 NİSA AKÇAM 11B 18 17 13,75 28 9 25,75 2 3 1,25 48 29 40,75 285,391 4 9 385 184,072 5 26 1720 204,370 12 31 1479

6 359 BERAT CAN CEVİZ 11B 20 14 16,50 21 13 17,75 2 3 1,25 43 30 35,50 266,054 13 26 606 184,072 5 26 1720 212,873 8 22 1350

7 400 MERVE GÖK 11B 15 18 10,50 21 12 18,00 2 3 1,25 38 33 29,75 251,261 15 28 791 184,072 5 26 1720 194,035 15 37 1645

8 341 BERA  KUZU 11B 24 11 21,25 26 11 23,25 2 5 0,75 52 27 45,25 299,359 1 4 283 182,662 8 29 1742 226,348 2 10 1151

9 351 VİLDAN 11B 14 13 10,75 29 9 26,75 1 1 0,75 44 23 38,25 280,371 8 14 432 182,662 8 29 1742 193,088 16 38 1665

10 379 İLKNUR ZORBA 11B 21 15 17,25 23 13 19,75 1 1 0,75 45 29 37,75 276,659 9 16 471 182,662 8 29 1742 213,658 7 21 1336

11 356 ALİ ENGİN TÜRKMEN 11B 19 13 15,75 23 13 19,75 1 2 0,50 43 28 36,00 269,596 11 19 547 181,957 11 32 1762 207,963 10 26 1427

12 337 AYSİMA İLERİ 11B 20 17 15,75 23 16 19,00 1 2 0,50 44 35 35,25 268,886 12 20 560 181,957 11 32 1762 208,333 9 24 1419

13 389 GÜL TAŞDEMİR 11B 20 18 15,50 22 14 18,50 0 1 -0,25 42 33 33,75 264,904 14 27 622 179,772 16 45 1824 205,623 11 29 1457

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11C SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 313 ZEYNEP DEMİR 11C 18 12 15,00 26 7 24,25 8 2 7,50 52 21 46,75 285,869 5 8 378 201,697 1 14 1440 225,655 5 11 1161

2 402 MUHAMMED HACI 11C 20 13 16,75 23 13 19,75 6 5 4,75 3 4 2,00 52 35 43,25 276,194 8 17 477 199,867 2 15 1464 223,143 6 14 1197

3 350 ZEHRA KUMRU 11C 17 12 14,00 24 15 20,25 3 1 2,75 1 1 0,75 45 29 37,75 267,126 11 23 592 190,627 3 19 1607 208,753 9 23 1407

4 365 SEMRA YILDIRIM 11C 23 11 20,25 18 16 14,00 5 6 3,50 46 33 37,75 268,286 9 21 569 190,417 4 20 1611 231,050 1 6 1084

5 320 MEDİNE ŞANLI 11C 25 10 22,50 27 6 25,50 5 7 3,25 57 23 51,25 311,196 2 2 185 190,157 5 21 1613 227,895 2 7 1127

6 404 AEKTAŞ AKTAŞ 11C 18 14 14,50 22 7 20,25 2 3 1,25 1 1 0,75 43 25 36,75 266,354 12 25 601 186,277 6 24 1681 206,708 11 27 1448

7 357 METİN GÜNEL 11C 21 10 18,50 22 5 20,75 0 1 -0,25 43 16 39,00 284,604 6 10 390 179,927 9 40 1816 215,285 7 19 1314

8 299 SİMAY ORÇAN 11C 25 11 22,25 32 6 30,50 0 1 -0,25 57 18 52,50 326,151 1 1 115 179,842 10 41 1818 226,775 4 9 1146

9 345 SAADET ORÇAN 11C 21 11 18,25 23 14 19,50 0 1 -0,25 44 26 37,50 277,451 7 15 463 179,842 10 41 1818 213,968 8 20 1330

10 375 ŞEVVAL KOZAN 11C 19 11 16,25 21 10 18,50 0 1 -0,25 40 22 34,50 267,631 10 22 582 179,842 10 41 1818 208,083 10 25 1425

11 501 KEVSR  ARI 11C 15 7 13,25 17 9 14,75 0 1 -0,25 32 17 27,75 247,809 13 30 850 179,842 10 41 1818 198,258 13 34 1572

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11D SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 125 MEDİNE ÇOMRUK 11D 12 26 5,50 2 15 -1,75 3 12 0,00 17 53 3,75 173,606 1 45 2043 180,547 1 34 1794 175,340 1 44 1943

2 376 AHSEN KIR 11D 5 26 -1,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 8 38 -1,50 158,386 4 48 2214 179,137 2 46 1882 151,143 3 47 2361

3 0 ÜMMÜ TAŞDEMİR 11D 6 31 -1,75 3 8 1,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 10 46 -1,50 159,204 3 47 2190 178,517 3 47 1903 150,435 4 48 2380

4 360 RAMAZAN BİBER 11D 4 18 -0,50 3 11 0,25 3 17 -1,25 0 6 -1,50 10 52 -3,00 160,836 2 46 2174 173,072 4 48 2261 152,348 2 46 2348

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

KATILIMLAR

1 347 ELİF AKGÜL 11A 14 4 13,00 15 9 12,75 20 8 18,00 17 13 13,75 66 34 57,50 239,341 3 31 964 271,427 1 1 740 248,950 1 1 862

2 304 İLAYDA ÇINAR 11A 16 4 15,00 12 3 11,25 18 9 15,75 46 16 42,00 207,514 7 36 1480 258,732 2 2 821 236,233 2 2 1012

3 393 SARİYE ORÇAN 11A 13 6 11,50 6 3 5,25 17 9 14,75 13 11 10,25 49 29 41,75 213,859 6 35 1324 252,687 3 3 868 235,293 3 3 1022

4 152 EMİRHAN ÖZBEK 11B 23 7 21,25 22 9 19,75 5 7 3,25 2 8 0,00 52 31 44,25 288,574 3 7 360 189,712 2 22 1620 233,245 1 4 1046

5 374 ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ 11A 14 5 12,75 10 15 6,25 13 1 12,75 12 9 9,75 49 30 41,50 220,639 4 33 1227 243,977 4 4 919 233,205 4 5 1047

6 365 SEMRA YILDIRIM 11C 23 11 20,25 18 16 14,00 5 6 3,50 46 33 37,75 268,286 9 21 569 190,417 4 20 1611 231,050 1 6 1084

7 320 MEDİNE ŞANLI 11C 25 10 22,50 27 6 25,50 5 7 3,25 57 23 51,25 311,196 2 2 185 190,157 5 21 1613 227,895 2 7 1127

8 316 RAHİME SİVRİKAYA 11C 25 11 22,25 26 11 23,25 51 22 45,50 304,314 3 3 242 180,547 7 34 1794 227,598 3 8 1132

9 299 SİMAY ORÇAN 11C 25 11 22,25 32 6 30,50 0 1 -0,25 57 18 52,50 326,151 1 1 115 179,842 10 41 1818 226,775 4 9 1146

10 341 BERA  KUZU 11B 24 11 21,25 26 11 23,25 2 5 0,75 52 27 45,25 299,359 1 4 283 182,662 8 29 1742 226,348 2 10 1151

11 313 ZEYNEP DEMİR 11C 18 12 15,00 26 7 24,25 8 2 7,50 52 21 46,75 285,869 5 8 378 201,697 1 14 1440 225,655 5 11 1161

12 323 HATİCE ÇELİK 11B 23 14 19,50 23 10 20,50 4 7 2,25 2 1 1,75 52 32 44,00 283,639 5 11 399 192,317 1 18 1574 224,895 3 12 1172

13 326 SELBİNAZ GÜNTÜRK 11A 14 5 12,75 18 8 16,00 12 10 9,50 7 5 5,75 51 28 44,00 249,874 2 29 810 222,797 9 9 1120 224,190 5 13 1182

14 402 MUHAMMED HACI 11C 20 13 16,75 23 13 19,75 6 5 4,75 3 4 2,00 52 35 43,25 276,194 8 17 477 199,867 2 15 1464 223,143 6 14 1197

15 305 EBRAR ERGÜVEN 11B 21 13 17,75 23 9 20,75 3 2 2,50 47 24 41,00 281,649 7 13 420 187,597 3 23 1650 220,420 4 15 1240

16 333 AHMET BZDGNN 11B 20 8 18,00 22 11 19,25 2 1 1,75 44 20 39,00 275,799 10 18 484 185,482 4 25 1693 218,710 5 16 1260

17 308 ESRA NUR ÇALHAN 11A 16 5 14,75 21 8 19,00 5 2 4,50 5 7 3,25 47 22 41,50 266,959 1 24 595 203,782 13 13 1406 216,518 6 17 1291

18 120 DÖNE ÇAKIROĞLU 11B 21 10 18,50 22 8 20,00 43 18 38,50 281,676 6 12 418 180,547 13 34 1794 215,873 6 18 1300

19 357 METİN GÜNEL 11C 21 10 18,50 22 5 20,75 0 1 -0,25 43 16 39,00 284,604 6 10 390 179,927 9 40 1816 215,285 7 19 1314

20 345 SAADET ORÇAN 11C 21 11 18,25 23 14 19,50 0 1 -0,25 44 26 37,50 277,451 7 15 463 179,842 10 41 1818 213,968 8 20 1330

21 379 İLKNUR ZORBA 11B 21 15 17,25 23 13 19,75 1 1 0,75 45 29 37,75 276,659 9 16 471 182,662 8 29 1742 213,658 7 21 1336

22 359 BERAT CAN CEVİZ 11B 20 14 16,50 21 13 17,75 2 3 1,25 43 30 35,50 266,054 13 26 606 184,072 5 26 1720 212,873 8 22 1350

23 350 ZEHRA KUMRU 11C 17 12 14,00 24 15 20,25 3 1 2,75 1 1 0,75 45 29 37,75 267,126 11 23 592 190,627 3 19 1607 208,753 9 23 1407

24 337 AYSİMA İLERİ 11B 20 17 15,75 23 16 19,00 1 2 0,50 44 35 35,25 268,886 12 20 560 181,957 11 32 1762 208,333 9 24 1419

25 375 ŞEVVAL KOZAN 11C 19 11 16,25 21 10 18,50 0 1 -0,25 40 22 34,50 267,631 10 22 582 179,842 10 41 1818 208,083 10 25 1425

26 356 ALİ ENGİN TÜRKMEN 11B 19 13 15,75 23 13 19,75 1 2 0,50 43 28 36,00 269,596 11 19 547 181,957 11 32 1762 207,963 10 26 1427

27 404 AEKTAŞ AKTAŞ 11C 18 14 14,50 22 7 20,25 2 3 1,25 1 1 0,75 43 25 36,75 266,354 12 25 601 186,277 6 24 1681 206,708 11 27 1448

28 407 MEHMET AKİF ASLAN 11C 19 14 15,50 28 10 25,50 47 24 41,00 289,806 4 6 348 180,547 7 34 1794 206,325 12 28 1452

29 389 GÜL TAŞDEMİR 11B 20 18 15,50 22 14 18,50 0 1 -0,25 42 33 33,75 264,904 14 27 622 179,772 16 45 1824 205,623 11 29 1457

30 348 GÜLSÜM NUR ÖZKAN 11A 12 17 7,75 15 19 10,25 11 11 8,25 7 23 1,25 45 70 27,50 219,254 5 34 1247 208,882 12 12 1336 204,633 7 30 1474
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

KATILIMLAR

31 319 NİSA AKÇAM 11B 18 17 13,75 28 9 25,75 2 3 1,25 48 29 40,75 285,391 4 9 385 184,072 5 26 1720 204,370 12 31 1479

32 386 HATİCE AKKUŞ 11B 18 16 14,00 31 8 29,00 49 24 43,00 296,734 2 5 302 180,547 13 34 1794 201,175 13 32 1519

33 380 IRMAK GÜL 11A 6 0 6,00 5 0 5,00 9 2 8,50 12 5 10,75 32 7 30,25 195,871 9 38 1662 236,812 5 5 983 200,193 8 33 1537

34 501 KEVSR  ARI 11C 15 7 13,25 17 9 14,75 0 1 -0,25 32 17 27,75 247,809 13 30 850 179,842 10 41 1818 198,258 13 34 1572

35 369 AYŞE LİMON 11B 17 18 12,50 9 6 7,50 26 24 20,00 222,541 16 32 1201 180,547 13 34 1794 197,023 14 35 1597

36 325 ZEHRA TÜRKMEN 11A 1 0 1,00 6 3 5,25 14 7 12,25 6 13 2,75 27 23 21,25 179,779 15 44 1889 224,782 7 7 1096 194,578 9 36 1637

37 400 MERVE GÖK 11B 15 18 10,50 21 12 18,00 2 3 1,25 38 33 29,75 251,261 15 28 791 184,072 5 26 1720 194,035 15 37 1645

38 351 VİLDAN 11B 14 13 10,75 29 9 26,75 1 1 0,75 44 23 38,25 280,371 8 14 432 182,662 8 29 1742 193,088 16 38 1665

39 344 SEBİHA GÜL ARDIÇ 11A 4 2 3,50 5 4 4,00 9 3 8,25 9 11 6,25 27 20 22,00 184,146 13 42 1836 223,187 8 8 1117 191,228 10 39 1685

40 317 SALİHA TEMİZ 11A 6 2 5,50 5 3 4,25 8 9 5,75 13 5 11,75 32 19 27,25 191,101 12 41 1747 231,847 6 6 1024 190,685 11 40 1697

41 355 ÖKKEŞ NAR 11A 10 10 7,50 6 17 1,75 3 2 2,50 8 23 2,25 27 52 14,00 191,251 11 40 1744 194,757 15 17 1547 188,153 12 41 1740

42 370 SÜMEYYE ORÇAN 11A 8 15 4,25 12 15 8,25 6 2 5,50 2 5 0,75 28 37 18,75 199,904 8 37 1610 198,617 14 16 1476 186,390 13 42 1772

43 322 FATMA NUR BOZOKUL 11A 2 3 1,25 7 6 5,50 9 10 6,50 11 14 7,50 29 33 20,75 181,926 14 43 1854 221,992 10 10 1131 179,620 14 43 1880

44 125 MEDİNE ÇOMRUK 11D 12 26 5,50 2 15 -1,75 3 12 0,00 17 53 3,75 173,606 1 45 2043 180,547 1 34 1794 175,340 1 44 1943

45 372 NİLGÜN KOÇYİĞİT 11A 4 4 3,00 9 6 7,50 4 9 1,75 12 11 9,25 29 30 21,50 194,789 10 39 1680 213,332 11 11 1261 171,885 15 45 1991

46 360 RAMAZAN BİBER 11D 4 18 -0,50 3 11 0,25 3 17 -1,25 0 6 -1,50 10 52 -3,00 160,836 2 46 2174 173,072 4 48 2261 152,348 2 46 2348

47 376 AHSEN KIR 11D 5 26 -1,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 8 38 -1,50 158,386 4 48 2214 179,137 2 46 1882 151,143 3 47 2361

48 0 ÜMMÜ TAŞDEMİR 11D 6 31 -1,75 3 8 1,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 10 46 -1,50 159,204 3 47 2190 178,517 3 47 1903 150,435 4 48 2380

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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11A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 347 ELİF AKGÜL 11A 14 4 13,00 15 9 12,75 20 8 18,00 17 13 13,75 66 34 57,50 239,341 3 31 964 271,427 1 1 740 248,950 1 1 862

2 304 İLAYDA ÇINAR 11A 16 4 15,00 12 3 11,25 18 9 15,75 46 16 42,00 207,514 7 36 1480 258,732 2 2 821 236,233 2 2 1012

3 393 SARİYE ORÇAN 11A 13 6 11,50 6 3 5,25 17 9 14,75 13 11 10,25 49 29 41,75 213,859 6 35 1324 252,687 3 3 868 235,293 3 3 1022

4 374 ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ 11A 14 5 12,75 10 15 6,25 13 1 12,75 12 9 9,75 49 30 41,50 220,639 4 33 1227 243,977 4 4 919 233,205 4 5 1047

5 326 SELBİNAZ GÜNTÜRK 11A 14 5 12,75 18 8 16,00 12 10 9,50 7 5 5,75 51 28 44,00 249,874 2 29 810 222,797 9 9 1120 224,190 5 13 1182

6 308 ESRA NUR ÇALHAN 11A 16 5 14,75 21 8 19,00 5 2 4,50 5 7 3,25 47 22 41,50 266,959 1 24 595 203,782 13 13 1406 216,518 6 17 1291

7 348 GÜLSÜM NUR ÖZKAN 11A 12 17 7,75 15 19 10,25 11 11 8,25 7 23 1,25 45 70 27,50 219,254 5 34 1247 208,882 12 12 1336 204,633 7 30 1474

8 380 IRMAK GÜL 11A 6 0 6,00 5 0 5,00 9 2 8,50 12 5 10,75 32 7 30,25 195,871 9 38 1662 236,812 5 5 983 200,193 8 33 1537

9 325 ZEHRA TÜRKMEN 11A 1 0 1,00 6 3 5,25 14 7 12,25 6 13 2,75 27 23 21,25 179,779 15 44 1889 224,782 7 7 1096 194,578 9 36 1637

10 344 SEBİHA GÜL ARDIÇ 11A 4 2 3,50 5 4 4,00 9 3 8,25 9 11 6,25 27 20 22,00 184,146 13 42 1836 223,187 8 8 1117 191,228 10 39 1685

11 317 SALİHA TEMİZ 11A 6 2 5,50 5 3 4,25 8 9 5,75 13 5 11,75 32 19 27,25 191,101 12 41 1747 231,847 6 6 1024 190,685 11 40 1697

12 355 ÖKKEŞ NAR 11A 10 10 7,50 6 17 1,75 3 2 2,50 8 23 2,25 27 52 14,00 191,251 11 40 1744 194,757 15 17 1547 188,153 12 41 1740

13 370 SÜMEYYE ORÇAN 11A 8 15 4,25 12 15 8,25 6 2 5,50 2 5 0,75 28 37 18,75 199,904 8 37 1610 198,617 14 16 1476 186,390 13 42 1772

14 322 FATMA NUR BOZOKUL 11A 2 3 1,25 7 6 5,50 9 10 6,50 11 14 7,50 29 33 20,75 181,926 14 43 1854 221,992 10 10 1131 179,620 14 43 1880

15 372 NİLGÜN KOÇYİĞİT 11A 4 4 3,00 9 6 7,50 4 9 1,75 12 11 9,25 29 30 21,50 194,789 10 39 1680 213,332 11 11 1261 171,885 15 45 1991

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
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11B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 152 EMİRHAN ÖZBEK 11B 23 7 21,25 22 9 19,75 5 7 3,25 2 8 0,00 52 31 44,25 288,574 3 7 360 189,712 2 22 1620 233,245 1 4 1046

2 341 BERA  KUZU 11B 24 11 21,25 26 11 23,25 2 5 0,75 52 27 45,25 299,359 1 4 283 182,662 8 29 1742 226,348 2 10 1151

3 323 HATİCE ÇELİK 11B 23 14 19,50 23 10 20,50 4 7 2,25 2 1 1,75 52 32 44,00 283,639 5 11 399 192,317 1 18 1574 224,895 3 12 1172

4 305 EBRAR ERGÜVEN 11B 21 13 17,75 23 9 20,75 3 2 2,50 47 24 41,00 281,649 7 13 420 187,597 3 23 1650 220,420 4 15 1240

5 333 AHMET BZDGNN 11B 20 8 18,00 22 11 19,25 2 1 1,75 44 20 39,00 275,799 10 18 484 185,482 4 25 1693 218,710 5 16 1260

6 120 DÖNE ÇAKIROĞLU 11B 21 10 18,50 22 8 20,00 43 18 38,50 281,676 6 12 418 180,547 13 34 1794 215,873 6 18 1300

7 379 İLKNUR ZORBA 11B 21 15 17,25 23 13 19,75 1 1 0,75 45 29 37,75 276,659 9 16 471 182,662 8 29 1742 213,658 7 21 1336

8 359 BERAT CAN CEVİZ 11B 20 14 16,50 21 13 17,75 2 3 1,25 43 30 35,50 266,054 13 26 606 184,072 5 26 1720 212,873 8 22 1350

9 337 AYSİMA İLERİ 11B 20 17 15,75 23 16 19,00 1 2 0,50 44 35 35,25 268,886 12 20 560 181,957 11 32 1762 208,333 9 24 1419

10 356 ALİ ENGİN TÜRKMEN 11B 19 13 15,75 23 13 19,75 1 2 0,50 43 28 36,00 269,596 11 19 547 181,957 11 32 1762 207,963 10 26 1427

11 389 GÜL TAŞDEMİR 11B 20 18 15,50 22 14 18,50 0 1 -0,25 42 33 33,75 264,904 14 27 622 179,772 16 45 1824 205,623 11 29 1457

12 319 NİSA AKÇAM 11B 18 17 13,75 28 9 25,75 2 3 1,25 48 29 40,75 285,391 4 9 385 184,072 5 26 1720 204,370 12 31 1479

13 386 HATİCE AKKUŞ 11B 18 16 14,00 31 8 29,00 49 24 43,00 296,734 2 5 302 180,547 13 34 1794 201,175 13 32 1519

14 369 AYŞE LİMON 11B 17 18 12,50 9 6 7,50 26 24 20,00 222,541 16 32 1201 180,547 13 34 1794 197,023 14 35 1597

15 400 MERVE GÖK 11B 15 18 10,50 21 12 18,00 2 3 1,25 38 33 29,75 251,261 15 28 791 184,072 5 26 1720 194,035 15 37 1645

16 351 VİLDAN 11B 14 13 10,75 29 9 26,75 1 1 0,75 44 23 38,25 280,371 8 14 432 182,662 8 29 1742 193,088 16 38 1665
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11C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 365 SEMRA YILDIRIM 11C 23 11 20,25 18 16 14,00 5 6 3,50 46 33 37,75 268,286 9 21 569 190,417 4 20 1611 231,050 1 6 1084

2 320 MEDİNE ŞANLI 11C 25 10 22,50 27 6 25,50 5 7 3,25 57 23 51,25 311,196 2 2 185 190,157 5 21 1613 227,895 2 7 1127

3 316 RAHİME SİVRİKAYA 11C 25 11 22,25 26 11 23,25 51 22 45,50 304,314 3 3 242 180,547 7 34 1794 227,598 3 8 1132

4 299 SİMAY ORÇAN 11C 25 11 22,25 32 6 30,50 0 1 -0,25 57 18 52,50 326,151 1 1 115 179,842 10 41 1818 226,775 4 9 1146

5 313 ZEYNEP DEMİR 11C 18 12 15,00 26 7 24,25 8 2 7,50 52 21 46,75 285,869 5 8 378 201,697 1 14 1440 225,655 5 11 1161

6 402 MUHAMMED HACI 11C 20 13 16,75 23 13 19,75 6 5 4,75 3 4 2,00 52 35 43,25 276,194 8 17 477 199,867 2 15 1464 223,143 6 14 1197

7 357 METİN GÜNEL 11C 21 10 18,50 22 5 20,75 0 1 -0,25 43 16 39,00 284,604 6 10 390 179,927 9 40 1816 215,285 7 19 1314

8 345 SAADET ORÇAN 11C 21 11 18,25 23 14 19,50 0 1 -0,25 44 26 37,50 277,451 7 15 463 179,842 10 41 1818 213,968 8 20 1330

9 350 ZEHRA KUMRU 11C 17 12 14,00 24 15 20,25 3 1 2,75 1 1 0,75 45 29 37,75 267,126 11 23 592 190,627 3 19 1607 208,753 9 23 1407

10 375 ŞEVVAL KOZAN 11C 19 11 16,25 21 10 18,50 0 1 -0,25 40 22 34,50 267,631 10 22 582 179,842 10 41 1818 208,083 10 25 1425

11 404 AEKTAŞ AKTAŞ 11C 18 14 14,50 22 7 20,25 2 3 1,25 1 1 0,75 43 25 36,75 266,354 12 25 601 186,277 6 24 1681 206,708 11 27 1448

12 407 MEHMET AKİF ASLAN 11C 19 14 15,50 28 10 25,50 47 24 41,00 289,806 4 6 348 180,547 7 34 1794 206,325 12 28 1452

13 501 KEVSR  ARI 11C 15 7 13,25 17 9 14,75 0 1 -0,25 32 17 27,75 247,809 13 30 850 179,842 10 41 1818 198,258 13 34 1572

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11D SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI (OS02-11.06DES03) 48 48 1118 2688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,5 7,9 9,51 9,1 5,5 7,69 10,3 4,8 9,14 8,9 6,0 7,35 39,7 24,1 33,69 220,230 233,420 218,610

Okul Ortalaması 15,6 11,5 12,69 17,2 9,5 14,85 4,4 3,9 3,40 3,5 4,1 2,44 40,6 29,0 33,38 246,960 197,480 206,840

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 125 MEDİNE ÇOMRUK 11D 12 26 5,50 2 15 -1,75 3 12 0,00 17 53 3,75 173,606 1 45 2043 180,547 1 34 1794 175,340 1 44 1943

2 360 RAMAZAN BİBER 11D 4 18 -0,50 3 11 0,25 3 17 -1,25 0 6 -1,50 10 52 -3,00 160,836 2 46 2174 173,072 4 48 2261 152,348 2 46 2348

3 376 AHSEN KIR 11D 5 26 -1,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 8 38 -1,50 158,386 4 48 2214 179,137 2 46 1882 151,143 3 47 2361

4 0 ÜMMÜ TAŞDEMİR 11D 6 31 -1,75 3 8 1,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 10 46 -1,50 159,204 3 47 2190 178,517 3 47 1903 150,435 4 48 2380
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SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKGÜL 347 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
239,341 220,230 3 31 31 534 964

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
271,427 233,420 1 1 1 538 740

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
248,950 218,610 1 1 1 641 862

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 15 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 0 1,00 17 1,78 2,18 1,84

Edebiyat 18 5 1 4,75 26 3,37 6,36 4,85

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 2,08 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,73 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 4 13,00 33 7,97 12,69 9,51

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 1,67 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 1,98 5,16 2,47

Felsefe 12 0 0 0,00 0 1,72 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,03 2,60 1,55

Sosyal-2 40 15 9 12,75 32 7,40 14,85 7,69

Matematik-2 29 12 7 10,25 35 4,72 1,65 6,05

Geometri 11 8 1 7,75 70 3,95 1,76 3,09

Matematik 40 20 8 18,00 45 8,67 3,40 9,14

Fizik 14 4 5 2,75 20 0,62 0,18 1,92

Kimya 13 6 4 5,00 38 2,32 0,74 2,36

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,47 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 17 13 13,75 34 7,40 2,44 7,35

Toplam: 280 116 59 101,53 36 75,46 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1     E   A    A    Cc  DDCAC  EDeE dCE d 

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 Acde EBdcEbbCe EDEDDC             DBCEd 

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik AEE   D DbeC  abEaBCd E A Ae D Ed DACEDB

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB

Fen Bilimleri Ce    dbE BEadeECBbB  A eAecDBAB aEc aCD

Cevap Anahtarı B CDCECAADECBEBBDECBDBBEACBACADBABBEEACDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 3 0 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 2 1 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 0 3 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 4 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 1 3 17
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 6 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 4 0 80
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 3 1 75
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Limit hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 1 0 50
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 2 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 2 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA NUR ÇALHAN 308 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
266,959 220,230 1 24 24 318 595

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
203,782 233,420 13 13 13 846 1406

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
216,518 218,610 6 17 17 820 1291

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 15 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 0 4,00 67 1,78 2,18 1,84

Edebiyat 18 6 1 5,75 32 3,37 6,36 4,85

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,08 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,73 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 5 14,75 37 7,97 12,69 9,51

Tarih-2 11 8 0 8,00 73 1,67 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 1,98 5,16 2,47

Felsefe 12 6 4 5,00 42 1,72 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,03 2,60 1,55

Sosyal-2 40 21 8 19,00 48 7,40 14,85 7,69

Matematik-2 29 4 2 3,50 12 4,72 1,65 6,05

Geometri 11 1 0 1,00 9 3,95 1,76 3,09

Matematik 40 5 2 4,50 11 8,67 3,40 9,14

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,62 0,18 1,92

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 2,32 0,74 2,36

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 4,47 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 5 7 3,25 8 7,40 2,44 7,35

Toplam: 280 97 47 85,53 31 75,46 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1  BCBD       Ee    CCEAD eDddACdE  C    E

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 DBECED A A EbCeb  C  Ec BABDeaaAE C  DBb

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik E a   C       dB          E    B        

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Fen Bilimleri    d  a             b e ee   B   A CD cD

Cevap Anahtarı A BEABDCEEACCBCDCBBDCCEAAEBDBBEBACEADCDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 3 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 2 0 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 4 2 67
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 1 22
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 1 0 17
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 0 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR BOZOKUL 322 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,926 220,230 14 43 43 964 1854

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
221,992 233,420 10 10 10 734 1131

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
179,620 218,610 14 43 43 936 1880

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 15 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,78 2,18 1,84

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 3,37 6,36 4,85

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 2,08 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,73 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 3 1,25 3 7,97 12,69 9,51

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 1,67 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 1,98 5,16 2,47

Felsefe 12 0 0 0,00 0 1,72 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 2,03 2,60 1,55

Sosyal-2 40 7 6 5,50 14 7,40 14,85 7,69

Matematik-2 29 3 9 0,75 3 4,72 1,65 6,05

Geometri 11 6 1 5,75 52 3,95 1,76 3,09

Matematik 40 9 10 6,50 16 8,67 3,40 9,14

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 0,62 0,18 1,92

Kimya 13 5 5 3,75 29 2,32 0,74 2,36

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 4,47 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 11 14 7,50 19 7,40 2,44 7,35

Toplam: 280 79 58 64,78 23 75,46 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1                         eDEc  d         

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 eB        EEDee b C                a DBd

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik a ac  dCB          e ac   ceD AB  eD CED

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Fen Bilimleri         b   eaeBae dEAA Be aEBAecADCa ec

Cevap Anahtarı A BEABDCEEACCBCDCBBDCCEAAEBDBBEBACEADCDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 1 1 33
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 2 22
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 3 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 1 2 17
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 2 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 0 40
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 2 1 50
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 1 1 50
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 2 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM NUR ÖZKAN 348 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,254 220,230 5 34 34 664 1247

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
208,882 233,420 12 12 12 823 1336

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
204,633 218,610 7 30 30 868 1474

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 15 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 1 2,75 46 1,78 2,18 1,84

Edebiyat 18 6 9 3,75 21 3,37 6,36 4,85

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 2,08 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,73 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 17 7,75 19 7,97 12,69 9,51

Tarih-2 11 1 8 -1,00 -9 1,67 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 1,98 5,16 2,47

Felsefe 12 7 4 6,00 50 1,72 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,03 2,60 1,55

Sosyal-2 40 15 19 10,25 26 7,40 14,85 7,69

Matematik-2 29 5 8 3,00 10 4,72 1,65 6,05

Geometri 11 6 3 5,25 48 3,95 1,76 3,09

Matematik 40 11 11 8,25 21 8,67 3,40 9,14

Fizik 14 0 9 -2,25 -16 0,62 0,18 1,92

Kimya 13 3 7 1,25 10 2,32 0,74 2,36

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 4,47 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 7 23 1,25 3 7,40 2,44 7,35

Toplam: 280 95 95 71,53 26 75,46 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BaBB  aDAAe Acbb aaDBc a b  dE  bdaeEcE 

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 e baAdc dbebC  EbEbcCcEccE bdBDCBCDBCad 

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik   E  bb    C  ddd db aE A A  DcEC Dd dDB

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB

Fen Bilimleri  b  ddcbce d deEec  abA BceeD dedEEca Ca

Cevap Anahtarı B CDCECAADECBEBBDECBDBBEACBACADBABBEEACDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 1 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 0 3 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 3 3 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 2 3 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 1 67

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 2 20
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 4 0 100
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 1 0 50
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 2 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 2 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ÇINAR 304 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,514 220,230 7 36 36 812 1480

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
258,732 233,420 2 2 2 577 821

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
236,233 218,610 2 2 2 717 1012

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 15 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,78 2,18 1,84

Edebiyat 18 7 0 7,00 39 3,37 6,36 4,85

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,08 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,73 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 4 15,00 38 7,97 12,69 9,51

Matematik-2 29 7 3 6,25 22 4,72 1,65 6,05

Geometri 11 5 0 5,00 45 3,95 1,76 3,09

Matematik 40 12 3 11,25 28 8,67 3,40 9,14

Fizik 14 2 1 1,75 13 0,62 0,18 1,92

Kimya 13 9 4 8,00 62 2,32 0,74 2,36

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,47 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 18 9 15,75 39 7,40 2,44 7,35

Toplam: 280 96 41 86,03 31 75,46 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BBdBD   E  D A B A  EA  Ce a C EA e    E

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Matematik c       eA    dB      ACD E DA BC    C D

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Fen Bilimleri      eE   C   CBaaCeEAAEBeB EBAecADCD cb

Cevap Anahtarı A BEABDCEEACCBCDCBBDCCEAAEBDBBEBACEADCDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 0 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 3 0 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 3 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 5 0 83
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 0 40
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 2 0 50
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 1 0 50
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 1 1 50
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 2 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Pankreası ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 0 1 0
Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GÜL 380 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,871 220,230 9 38 38 898 1662

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
236,812 233,420 5 5 5 666 983

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
200,193 218,610 8 33 33 880 1537

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 15 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 0 1,00 17 1,78 2,18 1,84

Edebiyat 18 3 0 3,00 17 3,37 6,36 4,85

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 2,08 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,73 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 0 6,00 15 7,97 12,69 9,51

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,67 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,98 5,16 2,47

Felsefe 12 2 0 2,00 17 1,72 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 2,03 2,60 1,55

Sosyal-2 40 5 0 5,00 13 7,40 14,85 7,69

Matematik-2 29 6 1 5,75 20 4,72 1,65 6,05

Geometri 11 3 1 2,75 25 3,95 1,76 3,09

Matematik 40 9 2 8,50 21 8,67 3,40 9,14

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,62 0,18 1,92

Kimya 13 5 2 4,50 35 2,32 0,74 2,36

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 4,47 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 12 5 10,75 27 7,40 2,44 7,35

Toplam: 280 82 32 74,28 27 75,46 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1    B   DAA                 A  D         

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2                       E A         DBC   

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik A E     D  C    E  Cd           C D e  B

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB

Fen Bilimleri       d  e E  DEe  B    BAe D ABd EA  C 

Cevap Anahtarı B CDCECAADECBEBBDECBDBBEACBACADBABBEEACDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 0 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 2 0 33
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 2 0 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 0 67

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 2 0 50
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 1 0 50
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 0 50
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLGÜN KOÇYİĞİT 372 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
194,789 220,230 10 39 39 902 1680

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
213,332 233,420 11 11 11 792 1261

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
171,885 218,610 15 45 45 948 1991

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 15 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 0 2,00 33 1,78 2,18 1,84

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 3,37 6,36 4,85

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,08 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 0,73 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 4 3,00 8 7,97 12,69 9,51

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 1,67 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 1,98 5,16 2,47

Felsefe 12 3 1 2,75 23 1,72 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,03 2,60 1,55

Sosyal-2 40 9 6 7,50 19 7,40 14,85 7,69

Matematik-2 29 3 9 0,75 3 4,72 1,65 6,05

Geometri 11 1 0 1,00 9 3,95 1,76 3,09

Matematik 40 4 9 1,75 4 8,67 3,40 9,14

Fizik 14 2 5 0,75 5 0,62 0,18 1,92

Kimya 13 3 3 2,25 17 2,32 0,74 2,36

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 4,47 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 12 11 9,25 23 7,40 2,44 7,35

Toplam: 280 79 55 65,53 23 75,46 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1  B  D       bA            E   d    c   d

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2  B   b     E  D   bc      B  b AE C aDBd

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik d CB   bcb    d  b b  e  aE    B        

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Fen Bilimleri  b B eEdd   d CBe  e    Be BEBcC ADCa c 

Cevap Anahtarı A BEABDCEEACCBCDCBBDCCEAAEBDBBEBACEADCDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 1 0 33
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 3 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 5 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 2 1 33
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 0 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 1 0 50
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ NAR 355 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,251 220,230 11 40 40 927 1744

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
194,757 233,420 15 17 17 889 1547

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
188,153 218,610 12 41 41 919 1740

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 15 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 1 2,75 46 1,78 2,18 1,84

Edebiyat 18 6 6 4,50 25 3,37 6,36 4,85

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,08 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 0 3 -0,75 -13 0,73 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 10 7,50 19 7,97 12,69 9,51

Tarih-2 11 1 8 -1,00 -9 1,67 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 1,98 5,16 2,47

Felsefe 12 3 3 2,25 19 1,72 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 0,00 0 2,03 2,60 1,55

Sosyal-2 40 6 17 1,75 4 7,40 14,85 7,69

Matematik-2 29 1 1 0,75 3 4,72 1,65 6,05

Geometri 11 2 1 1,75 16 3,95 1,76 3,09

Matematik 40 3 2 2,50 6 8,67 3,40 9,14

Fizik 14 2 11 -0,75 -5 0,62 0,18 1,92

Kimya 13 3 5 1,75 13 2,32 0,74 2,36

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 4,47 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 8 23 2,25 6 7,40 2,44 7,35

Toplam: 280 77 77 58,03 21 75,46 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BCdB  aDAAeEAc  abC  c    C       d   ac

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 cbd A dbbde    c d  C  A E d Bbb  ad Eba

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik         b       E               a   C  B

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB

Fen Bilimleri  DacbebaabddeB EC b Bcb e b Dad B Eeecac

Cevap Anahtarı B CDCECAADECBEBBDECBDBBEACBACADBABBEEACDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 2 2 33
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 0 20
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 1 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 2 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 2 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 2 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 1 50
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA TEMİZ 317 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,101 220,230 12 41 41 928 1747

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
231,847 233,420 6 6 6 686 1024

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
190,685 218,610 11 40 40 910 1697

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 15 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 0 3,00 50 1,78 2,18 1,84

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 3,37 6,36 4,85

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 2,08 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,73 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 2 5,50 14 7,97 12,69 9,51

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 1,67 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 1,98 5,16 2,47

Felsefe 12 0 0 0,00 0 1,72 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,03 2,60 1,55

Sosyal-2 40 5 3 4,25 11 7,40 14,85 7,69

Matematik-2 29 4 6 2,50 9 4,72 1,65 6,05

Geometri 11 4 3 3,25 30 3,95 1,76 3,09

Matematik 40 8 9 5,75 14 8,67 3,40 9,14

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,62 0,18 1,92

Kimya 13 5 2 4,50 35 2,32 0,74 2,36

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 4,47 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 13 5 11,75 29 7,40 2,44 7,35

Toplam: 280 82 44 71,28 25 75,46 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BC B    AA  A   c       b               

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 A   Ad  d c    E E  C                   

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik       e Dd C  d E   dC  b b    cb DAdE B

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB

Fen Bilimleri C             DE   Bd  CB eADBbBe EA  Ca

Cevap Anahtarı B CDCECAADECBEBBDECBDBBEACBACADBABBEEACDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 2 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 1 3 17
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 0 67

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 1 40
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 2 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 1 0 50
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 0 50
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARİYE ORÇAN 393 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,859 220,230 6 35 35 704 1324

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
252,687 233,420 3 3 3 607 868

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
235,293 218,610 3 3 3 721 1022

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 15 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,78 2,18 1,84

Edebiyat 18 3 3 2,25 13 3,37 6,36 4,85

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 2,08 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,73 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 6 11,50 29 7,97 12,69 9,51

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 1,67 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 1,98 5,16 2,47

Felsefe 12 1 0 1,00 8 1,72 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,03 2,60 1,55

Sosyal-2 40 6 3 5,25 13 7,40 14,85 7,69

Matematik-2 29 14 6 12,50 43 4,72 1,65 6,05

Geometri 11 3 3 2,25 20 3,95 1,76 3,09

Matematik 40 17 9 14,75 37 8,67 3,40 9,14

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,62 0,18 1,92

Kimya 13 7 5 5,75 44 2,32 0,74 2,36

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,47 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 13 11 10,25 26 7,40 2,44 7,35

Toplam: 280 99 54 85,78 31 75,46 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1  BdBDE  E   EA      a abCDEa CEc A      

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 ceECEb    E       C       B             

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik E CBAeCbB  EC E A  A CAaecEc   B  cDEba 

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Fen Bilimleri   eB        d CBaD eEbddBDBaEBcd A Ca A 

Cevap Anahtarı A BEABDCEEACCBCDCBBDCCEAAEBDBBEBACEADCDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 1 2 33
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 1 0 17
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 2 44
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 6 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 1 3 17
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 1 67

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 0 40
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 2 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 2 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 1 50
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEBİHA GÜL ARDIÇ 344 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,146 220,230 13 42 42 960 1836

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
223,187 233,420 8 8 8 722 1117

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
191,228 218,610 10 39 39 908 1685

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 15 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 2 -0,50 -8 1,78 2,18 1,84

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 3,37 6,36 4,85

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,08 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,73 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 2 3,50 9 7,97 12,69 9,51

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,67 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 1,98 5,16 2,47

Felsefe 12 1 1 0,75 6 1,72 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,03 2,60 1,55

Sosyal-2 40 5 4 4,00 10 7,40 14,85 7,69

Matematik-2 29 3 1 2,75 9 4,72 1,65 6,05

Geometri 11 6 2 5,50 50 3,95 1,76 3,09

Matematik 40 9 3 8,25 21 8,67 3,40 9,14

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,62 0,18 1,92

Kimya 13 2 8 0,00 0 2,32 0,74 2,36

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 4,47 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 9 11 6,25 16 7,40 2,44 7,35

Toplam: 280 77 45 66,03 24 75,46 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1  d  a                AD            E  B 

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2             b  A          B  a    C aDBd

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik E              d          E D cBeE  ECED

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Fen Bilimleri               ae bbdEAdce  B B abADCDBc 

Cevap Anahtarı A BEABDCEEACCBCDCBBDCCEAAEBDBBEBACEADCDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 1 1 17
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 0 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 1 1 17
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 2 20
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 3 0 75
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 2 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 2 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELBİNAZ GÜNTÜRK 326 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
249,874 220,230 2 29 29 445 810

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
222,797 233,420 9 9 9 725 1120

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
224,190 218,610 5 13 13 792 1182

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 15 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 1 1,75 29 1,78 2,18 1,84

Edebiyat 18 6 0 6,00 33 3,37 6,36 4,85

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,08 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,73 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 5 12,75 32 7,97 12,69 9,51

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 1,67 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 1,98 5,16 2,47

Felsefe 12 4 6 2,50 21 1,72 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,03 2,60 1,55

Sosyal-2 40 18 8 16,00 40 7,40 14,85 7,69

Matematik-2 29 7 7 5,25 18 4,72 1,65 6,05

Geometri 11 5 3 4,25 39 3,95 1,76 3,09

Matematik 40 12 10 9,50 24 8,67 3,40 9,14

Fizik 14 4 1 3,75 27 0,62 0,18 1,92

Kimya 13 1 3 0,25 2 2,32 0,74 2,36

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 4,47 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 7 5 5,75 14 7,40 2,44 7,35

Toplam: 280 101 53 88,03 31 75,46 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1  CcB   DAA  A    DC     dbC dED E BC  c 

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2  EC AEB c D C  EeED   Eecd bdBD BaDBC E 

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik AE    D   e    bE Bbd bdA  eBDEaC DAa  a

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB

Fen Bilimleri   CEb A E      Eac      a   D Ac        

Cevap Anahtarı B CDCECAADECBEBBDECBDBBEACBACADBABBEEACDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 2 0 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 2 3 33
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 4 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 1 1 17
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 3 1 50
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 1 40
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 2 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 2 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 0 50
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ORÇAN 370 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,904 220,230 8 37 37 885 1610

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
198,617 233,420 14 16 16 866 1476

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
186,390 218,610 13 42 42 925 1772

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 15 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 4 0,00 0 1,78 2,18 1,84

Edebiyat 18 3 4 2,00 11 3,37 6,36 4,85

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,08 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,73 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 15 4,25 11 7,97 12,69 9,51

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 1,67 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 3 5 1,75 16 1,98 5,16 2,47

Felsefe 12 3 8 1,00 8 1,72 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,03 2,60 1,55

Sosyal-2 40 12 15 8,25 21 7,40 14,85 7,69

Matematik-2 29 3 2 2,50 9 4,72 1,65 6,05

Geometri 11 3 0 3,00 27 3,95 1,76 3,09

Matematik 40 6 2 5,50 14 8,67 3,40 9,14

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,62 0,18 1,92

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,32 0,74 2,36

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 4,47 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 2 5 0,75 2 7,40 2,44 7,35

Toplam: 280 78 62 62,78 22 75,46 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 dBaaa   E   bA   d   cDcC E  d cbA cacdE

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 e   E EA   EbbDbe bE  abcbBDbaaAc C  DBd

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik dE                   C    E b  BC    C  

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Fen Bilimleri         d          b     e    c    Ca A 

Cevap Anahtarı A BEABDCEEACCBCDCBBDCCEAAEBDBBEBACEADCDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 0 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 2 0 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 2 4 33
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 1 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 0 67

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 0 20
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 2 0 50
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ 374 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
220,639 220,230 4 33 33 658 1227

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
243,977 233,420 4 4 4 632 919

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
233,205 218,610 4 5 5 735 1047

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 15 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 2 1,50 25 1,78 2,18 1,84

Edebiyat 18 6 0 6,00 33 3,37 6,36 4,85

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,08 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,73 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 5 12,75 32 7,97 12,69 9,51

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 1,67 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 1,98 5,16 2,47

Felsefe 12 4 6 2,50 21 1,72 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,03 2,60 1,55

Sosyal-2 40 10 15 6,25 16 7,40 14,85 7,69

Matematik-2 29 7 1 6,75 23 4,72 1,65 6,05

Geometri 11 6 0 6,00 55 3,95 1,76 3,09

Matematik 40 13 1 12,75 32 8,67 3,40 9,14

Fizik 14 5 2 4,50 32 0,62 0,18 1,92

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,32 0,74 2,36

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,47 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 12 9 9,75 24 7,40 2,44 7,35

Toplam: 280 99 55 85,53 31 75,46 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BbdB   DAA  AA   D      bdCA  D EcB E   

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 e be    EEeeb  E      E cc bbBDaBaDBCada

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik   Ee       C    E B E E A    D    DACE B

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB

Fen Bilimleri  DC C A  d E de            ADaABdcEeCaCe

Cevap Anahtarı B CDCECAADECBEBBDECBDBBEACBACADBABBEEACDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 2 3 33
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 1 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 2 0 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 3 0 100

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 4 0 80
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 0 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 2 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 1 0 50
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TÜRKMEN 325 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,779 220,230 15 44 44 972 1889

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
224,782 233,420 7 7 7 713 1096

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
194,578 218,610 9 36 36 896 1637

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 15 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,78 2,18 1,84

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 3,37 6,36 4,85

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,08 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,73 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 7,97 12,69 9,51

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,67 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 1,98 5,16 2,47

Felsefe 12 0 0 0,00 0 1,72 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 2,03 2,60 1,55

Sosyal-2 40 6 3 5,25 13 7,40 14,85 7,69

Matematik-2 29 9 6 7,50 26 4,72 1,65 6,05

Geometri 11 5 1 4,75 43 3,95 1,76 3,09

Matematik 40 14 7 12,25 31 8,67 3,40 9,14

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 0,62 0,18 1,92

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,32 0,74 2,36

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,47 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 6 13 2,75 7 7,40 2,44 7,35

Toplam: 280 77 48 65,28 23 75,46 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1                                   B     

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2            bC  EeE e              DB E  

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik    b  abDdcC  ECEaB E  C   A  E C DA d B

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB

Fen Bilimleri    c  cb ded e  e     b    Ae AB  EAebCa

Cevap Anahtarı B CDCECAADECBEBBDECBDBBEACBACADBABBEEACDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 3 44
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 1 2 17
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 2 1 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 0 67

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 2 0 50
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BZDGNN 333 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
275,799 220,230 10 18 18 255 484

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
185,482 233,420 4 25 25 913 1693

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
218,710 218,610 5 16 16 812 1260

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 16 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 1 3,75 63 2,80 2,18 1,84

Edebiyat 18 10 3 9,25 51 8,05 6,36 4,85

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 2,02 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,30 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 8 18,00 45 16,16 12,69 9,51

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 4,42 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 7,58 5,16 2,47

Felsefe 12 4 3 3,25 27 4,98 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 3,34 2,60 1,55

Sosyal-2 40 22 11 19,25 48 20,33 14,85 7,69

Matematik-2 29 0 1 -0,25 -1 0,08 1,65 6,05

Geometri 11 2 0 2,00 18 0,97 1,76 3,09

Matematik 40 2 1 1,75 4 1,05 3,40 9,14

Toplam: 280 94 45 83,03 30 81,65 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BCBB d DAAcEAdC bDCD E  a C dE   c CEcEA

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 AEdadEBdEEabCAEEDEDDC Eec d EB   CDBCad 

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik   d                           E C       

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 2 1 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 2 2 33
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 0 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENGİN TÜRKMEN 356 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
269,596 220,230 11 19 19 294 547

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
181,957 233,420 11 32 32 923 1762

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
207,963 218,610 10 26 26 857 1427

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 16 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,80 2,18 1,84

Edebiyat 18 9 4 8,00 44 8,05 6,36 4,85

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 2,02 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,30 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 13 15,75 39 16,16 12,69 9,51

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 4,42 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 7,58 5,16 2,47

Felsefe 12 4 6 2,50 21 4,98 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,34 2,60 1,55

Sosyal-2 40 23 13 19,75 49 20,33 14,85 7,69

Matematik-2 29 0 1 -0,25 -1 0,08 1,65 6,05

Geometri 11 1 1 0,75 7 0,97 1,76 3,09

Matematik 40 1 2 0,50 1 1,05 3,40 9,14

Toplam: 280 93 53 80,03 29 81,65 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 dBCBDEE E   EAad bCCEADcde   aaEedCEcAeE

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 eBEeEbEA eEEDCDcDECE EcE dBDeaacE CdEDBd

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik             d                  B  e     

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 2 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 2 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 2 1 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 2 4 33
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 1 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE LİMON 369 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
222,541 220,230 16 32 32 644 1201

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
180,547 233,420 13 34 34 925 1794

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
197,023 218,610 14 35 35 892 1597

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 16 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 2 1,50 25 2,80 2,18 1,84

Edebiyat 18 9 8 7,00 39 8,05 6,36 4,85

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,02 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 3,30 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 18 12,50 31 16,16 12,69 9,51

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 4,42 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 7,58 5,16 2,47

Felsefe 12 0 0 0,00 0 4,98 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 3,34 2,60 1,55

Sosyal-2 40 9 6 7,50 19 20,33 14,85 7,69

Toplam: 280 76 49 64,03 23 81,65 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BbBa  dDAd EAbCddDeDcEbDa CeaED EcceEbEb

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 e  DAbB E ecCe EDEbD                    

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 2 1 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 0 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA İLERİ 337 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
268,886 220,230 12 20 20 300 560

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
181,957 233,420 11 32 32 923 1762

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
208,333 218,610 9 24 24 852 1419

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 16 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 2 2,50 42 2,80 2,18 1,84

Edebiyat 18 9 8 7,00 39 8,05 6,36 4,85

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,02 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,30 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 17 15,75 39 16,16 12,69 9,51

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 4,42 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 7,58 5,16 2,47

Felsefe 12 6 6 4,50 38 4,98 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,34 2,60 1,55

Sosyal-2 40 23 16 19,00 48 20,33 14,85 7,69

Matematik-2 29 0 0 0,00 0 0,08 1,65 6,05

Geometri 11 1 2 0,50 5 0,97 1,76 3,09

Matematik 40 1 2 0,50 1 1,05 3,40 9,14

Toplam: 280 94 60 79,28 28 81,65 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 cBaBD bdEcD cbddbACCEADACDEcbabbbACEc BE

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 aBEeEacc AbEDCDbDaCEAEadBABDAaaAdeCbEDBd

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik                                     Ebb 

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Saf Şiir 2 0 2 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 2 1 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 0 3 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 4 2 67
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 0 20
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 1 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERA  KUZU 341 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
299,359 220,230 1 4 4 162 283

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
182,662 233,420 8 29 29 919 1742

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
226,348 218,610 2 10 10 779 1151

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 16 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,80 2,18 1,84

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 8,05 6,36 4,85

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,02 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,30 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 11 21,25 53 16,16 12,69 9,51

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 4,42 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 7,58 5,16 2,47

Felsefe 12 7 5 5,75 48 4,98 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 3,34 2,60 1,55

Sosyal-2 40 26 11 23,25 58 20,33 14,85 7,69

Matematik-2 29 0 5 -1,25 -4 0,08 1,65 6,05

Geometri 11 2 0 2,00 18 0,97 1,76 3,09

Matematik 40 2 5 0,75 2 1,05 3,40 9,14

Toplam: 280 102 52 89,28 32 81,65 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 eBCBDc CEcDDbAdcaACCEADeC Ea  d AACEbABE

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 aBEdEaEAdAEEDCDAD CEedEdBABDeaCcEdC  DBE

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik  a      cb          d     c          CE 

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 2 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 2 1 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 3 3 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 3 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 0 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CAN CEVİZ 359 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
266,054 220,230 13 26 26 326 606

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
184,072 233,420 5 26 26 915 1720

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
212,873 218,610 8 22 22 834 1350

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 16 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 2 2,50 42 2,80 2,18 1,84

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 8,05 6,36 4,85

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,02 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,30 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 14 16,50 41 16,16 12,69 9,51

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 4,42 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 7,58 5,16 2,47

Felsefe 12 4 7 2,25 19 4,98 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,34 2,60 1,55

Sosyal-2 40 21 13 17,75 44 20,33 14,85 7,69

Matematik-2 29 0 1 -0,25 -1 0,08 1,65 6,05

Geometri 11 2 2 1,50 14 0,97 1,76 3,09

Matematik 40 2 3 1,25 3 1,05 3,40 9,14

Toplam: 280 93 55 79,53 28 81,65 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BbaB CbDAABEAcC b C dE DaeCcbdDAEaeC cEA

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 A eeAEBaE bcC  EDEDDCEEecc bdBDacCDBC Eb

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik          d                         A beB

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 1 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 2 1 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 2 4 33
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 1 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DÖNE ÇAKIROĞLU 120 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
281,676 220,230 6 12 12 223 418

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
180,547 233,420 13 34 34 925 1794

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
215,873 218,610 6 18 18 822 1300

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 16 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 0 3,00 50 2,80 2,18 1,84

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 8,05 6,36 4,85

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,02 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,30 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 10 18,50 46 16,16 12,69 9,51

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 4,42 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 7,58 5,16 2,47

Felsefe 12 6 1 5,75 48 4,98 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 3,34 2,60 1,55

Sosyal-2 40 22 8 20,00 50 20,33 14,85 7,69

Toplam: 280 93 43 82,53 29 81,65 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BC B  aDAd EA CbEDC  EDeCed EEeAEaBCEcd 

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 AcCedEB EEeACecEDED C E c  A B CBCDBC d 

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 2 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 2 1 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 0 3 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 4 1 67
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ERGÜVEN 305 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
281,649 220,230 7 13 13 224 420

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
187,597 233,420 3 23 23 910 1650

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
220,420 218,610 4 15 15 805 1240

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 16 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 3 1,25 21 2,80 2,18 1,84

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 8,05 6,36 4,85

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,02 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,30 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 13 17,75 44 16,16 12,69 9,51

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 4,42 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 7,58 5,16 2,47

Felsefe 12 7 3 6,25 52 4,98 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,34 2,60 1,55

Sosyal-2 40 23 9 20,75 52 20,33 14,85 7,69

Matematik-2 29 1 2 0,50 2 0,08 1,65 6,05

Geometri 11 2 0 2,00 18 0,97 1,76 3,09

Matematik 40 3 2 2,50 6 1,05 3,40 9,14

Toplam: 280 97 49 85,03 30 81,65 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 cBbB d CEcabbA d ACCEADAC EedCEE baEEAcE

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 e  e DEAE  EDCDbcECEdEc BABDAdCcE C aDBE

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik  d                       bE          C D

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 4 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 4 2 67
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 0 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ÖZBEK 152 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
288,574 220,230 3 7 7 196 360

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
189,712 233,420 2 22 22 908 1620

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
233,245 218,610 1 4 4 734 1046

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 16 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 2 2,50 42 2,80 2,18 1,84

Edebiyat 18 11 2 10,50 58 8,05 6,36 4,85

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,02 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,30 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 7 21,25 53 16,16 12,69 9,51

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 4,42 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 7,58 5,16 2,47

Felsefe 12 6 3 5,25 44 4,98 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 3,34 2,60 1,55

Sosyal-2 40 22 9 19,75 49 20,33 14,85 7,69

Matematik-2 29 2 3 1,25 4 0,08 1,65 6,05

Geometri 11 3 4 2,00 18 0,97 1,76 3,09

Matematik 40 5 7 3,25 8 1,05 3,40 9,14

Fizik 14 2 8 0,00 0 0,00 0,18 1,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,74 2,36

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,09 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 2 8 0,00 0 0,09 2,44 7,35

Toplam: 280 102 56 88,28 32 81,65 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 cBaBD b EcD EA   ACCEADACDEc a  bACEE BE

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 DBEeE  c   EDCDbDaCEAEa B BDAaaAE Cb DBd

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik       d       E d   E       c   C eaEbEb

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Fen Bilimleri  bbBc acb aeC                           

Cevap Anahtarı A BEABDCEEACCBCDCBBDCCEAAEBDBBEBACEADCDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 2 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 3 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 4 1 67
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 1 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 1 40
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 2 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 2 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 1 1 50
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL TAŞDEMİR 389 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
264,904 220,230 14 27 27 333 622

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
179,772 233,420 16 45 45 936 1824

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
205,623 218,610 11 29 29 866 1457

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 16 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,80 2,18 1,84

Edebiyat 18 8 9 5,75 32 8,05 6,36 4,85

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 2,02 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,30 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 18 15,50 39 16,16 12,69 9,51

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 4,42 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 7,58 5,16 2,47

Felsefe 12 4 6 2,50 21 4,98 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,34 2,60 1,55

Sosyal-2 40 22 14 18,50 46 20,33 14,85 7,69

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 0,18 1,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,74 2,36

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,09 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,09 2,44 7,35

Toplam: 280 92 58 77,78 28 81,65 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BCBBECdDAAcEdAbc aCbdcDD eecdEeebdBCEcEA

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 AEbbAEd EEebCdEEDEDbCEEecdee BD BaaBCEE 

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Fen Bilimleri                                        c

Cevap Anahtarı B CDCECAADECBEBBDECBDBBEACBACADBABBEEACDCD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 2 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 2 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 0 4 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 1 2 33
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 2 3 33
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Pankreası ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 0 0 0
Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AKKUŞ 386 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
296,734 220,230 2 5 5 176 302

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
180,547 233,420 13 34 34 925 1794

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
201,175 218,610 13 32 32 876 1519

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 16 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 2 2,50 42 2,80 2,18 1,84

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 8,05 6,36 4,85

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 2,02 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,30 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 16 14,00 35 16,16 12,69 9,51

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 4,42 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 7,58 5,16 2,47

Felsefe 12 10 1 9,75 81 4,98 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,34 2,60 1,55

Sosyal-2 40 31 8 29,00 73 20,33 14,85 7,69

Toplam: 280 99 49 87,03 31 81,65 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 dB BDc dE   bAdceACCEADACDc cdbceceEdABE

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 eBEdEbEAaeEEDCeADECEAEEEBbBDACCAE CCEDBd

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 2 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 0 5 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 2 1 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 5 1 83
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ÇELİK 323 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
283,639 220,230 5 11 11 213 399

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
192,317 233,420 1 18 18 895 1574

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
224,895 218,610 3 12 12 788 1172

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 16 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,80 2,18 1,84

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 8,05 6,36 4,85

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,02 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,30 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 14 19,50 49 16,16 12,69 9,51

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 4,42 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 7,58 5,16 2,47

Felsefe 12 4 5 2,75 23 4,98 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,34 2,60 1,55

Sosyal-2 40 23 10 20,50 51 20,33 14,85 7,69

Matematik-2 29 1 3 0,25 1 0,08 1,65 6,05

Geometri 11 3 4 2,00 18 0,97 1,76 3,09

Matematik 40 4 7 2,25 6 1,05 3,40 9,14

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 0,18 1,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,74 2,36

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 0,09 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 2 1 1,75 4 0,09 2,44 7,35

Toplam: 280 102 57 88,03 31 81,65 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 dBCBcEE EAaDbAdBaACCEADbdDE  aaEddCEcAeE

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 eB eEDc EAEEDCDbDECE E  BdBDeaacE C EDBd

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik                 d   E   a   c   C eaEbEb

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Fen Bilimleri                            B  A       d 

Cevap Anahtarı A BEABDCEEACCBCDCBBDCCEAAEBDBBEBACEADCDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 1 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 1 1 33
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 2 4 33
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 2 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 1 40
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 2 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR ZORBA 379 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
276,659 220,230 9 16 16 248 471

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
182,662 233,420 8 29 29 919 1742

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
213,658 218,610 7 21 21 831 1336

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 16 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,80 2,18 1,84

Edebiyat 18 8 6 6,50 36 8,05 6,36 4,85

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,02 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,30 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 15 17,25 43 16,16 12,69 9,51

Tarih-2 11 5 6 3,50 32 4,42 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 7,58 5,16 2,47

Felsefe 12 7 4 6,00 50 4,98 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,34 2,60 1,55

Sosyal-2 40 23 13 19,75 49 20,33 14,85 7,69

Matematik-2 29 1 1 0,75 3 0,08 1,65 6,05

Geometri 11 0 0 0,00 0 0,97 1,76 3,09

Matematik 40 1 1 0,75 2 1,05 3,40 9,14

Toplam: 280 95 54 81,78 29 81,65 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BBdBDc dEeaDbA BDAC a aACeEdACbcbcCEEABc

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 DBbeEabAdAbEDCeADEb  EcEBABDedCAc C EDBa

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik                e      A                 

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 0 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 2 1 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 3 3 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 1 1 17
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖK 400 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
251,261 220,230 15 28 28 434 791

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
184,072 233,420 5 26 26 915 1720

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
194,035 218,610 15 37 37 900 1645

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 16 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 4 0,00 0 2,80 2,18 1,84

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 8,05 6,36 4,85

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,02 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,30 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 18 10,50 26 16,16 12,69 9,51

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 4,42 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 7,58 5,16 2,47

Felsefe 12 7 4 6,00 50 4,98 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,34 2,60 1,55

Sosyal-2 40 21 12 18,00 45 20,33 14,85 7,69

Matematik-2 29 1 2 0,50 2 0,08 1,65 6,05

Geometri 11 1 1 0,75 7 0,97 1,76 3,09

Matematik 40 2 3 1,25 3 1,05 3,40 9,14

Toplam: 280 88 58 73,78 26 81,65 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 aadB ddDAAB AACe aCD abab C daeAEcBC bcc

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 ecCDAEB E ebbA Ee DD bEeAa AEBeCdCDBC Eb

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik        a      b         A     E   b     

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 0 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 2 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 3 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 5 1 83
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 1 0 17
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇAM 319 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
285,391 220,230 4 9 9 208 385

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
184,072 233,420 5 26 26 915 1720

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
204,370 218,610 12 31 31 869 1479

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 16 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 3 1,25 21 2,80 2,18 1,84

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 8,05 6,36 4,85

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 2,02 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,30 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 17 13,75 34 16,16 12,69 9,51

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 4,42 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 7,58 5,16 2,47

Felsefe 12 8 2 7,50 63 4,98 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,34 2,60 1,55

Sosyal-2 40 28 9 25,75 64 20,33 14,85 7,69

Matematik-2 29 1 3 0,25 1 0,08 1,65 6,05

Geometri 11 1 0 1,00 9 0,97 1,76 3,09

Matematik 40 2 3 1,25 3 1,05 3,40 9,14

Toplam: 280 98 54 84,78 30 81,65 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BeeB dbDAAcEAdC dDCDBcc abC bEDeEc CEcdb

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 AEdadEBdEEabCAEEDEDDCEEAc d EBDCBCDBC dC

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik   c  e     d    E               C       

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 1 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 2 1 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 4 1 67
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 0 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN 351 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
280,371 220,230 8 14 14 232 432

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
182,662 233,420 8 29 29 919 1742

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
193,088 218,610 16 38 38 904 1665

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 16 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 1 2,75 46 2,80 2,18 1,84

Edebiyat 18 5 4 4,00 22 8,05 6,36 4,85

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 2,02 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,30 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 13 10,75 27 16,16 12,69 9,51

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 4,42 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 7,58 5,16 2,47

Felsefe 12 10 1 9,75 81 4,98 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,34 2,60 1,55

Sosyal-2 40 29 9 26,75 67 20,33 14,85 7,69

Matematik-2 29 0 1 -0,25 -1 0,08 1,65 6,05

Geometri 11 1 0 1,00 9 0,97 1,76 3,09

Matematik 40 1 1 0,75 2 1,05 3,40 9,14

Toplam: 280 94 48 82,28 29 81,65 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BbBB   DAAc A b ba     Dd CcbcDcc BCEdcA

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 eEdeAEBaEEbcCAEEeEDDCEEAAE bEBDCBCDBC dC

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik                 c               C       

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 0 4 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 2 1 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 5 1 83
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 0 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AEKTAŞ AKTAŞ 404 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
266,354 220,230 12 25 25 323 601

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
186,277 233,420 6 24 24 912 1681

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
206,708 218,610 11 27 27 863 1448

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 13 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 3 0,25 4 2,94 2,18 1,84

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 8,92 6,36 4,85

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,38 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,38 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 14 14,50 36 17,63 12,69 9,51

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 5,12 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 10 0 10,00 91 7,37 5,16 2,47

Felsefe 12 0 2 -0,50 -4 5,67 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,13 2,60 1,55

Sosyal-2 40 22 7 20,25 51 21,29 14,85 7,69

Matematik-2 29 2 3 1,25 4 0,73 1,65 6,05

Geometri 11 0 0 0,00 0 0,71 1,76 3,09

Matematik 40 2 3 1,25 3 1,44 3,40 9,14

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,06 0,18 1,92

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,12 0,74 2,36

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,33 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 0,50 2,44 7,35

Toplam: 280 93 50 80,78 29 84,90 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 eabB  EdEA ab BcDAC E  deDda CEEeAeEcABE

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 cBECEDEAdAEEDCDAD CEAE   c      d CeaDBd

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik    B  C    a  d d                       

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Fen Bilimleri                    e A                  

Cevap Anahtarı A BEABDCEEACCBCDCBBDCCEAAEBDBBEBACEADCDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 1 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 2 1 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 0 2 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 1 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 1 1 17
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 0 50
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSR  ARI 501 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
247,809 220,230 13 30 30 469 850

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
179,842 233,420 10 41 41 932 1818

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
198,258 218,610 13 34 34 886 1572

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 13 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 1 3,75 63 2,94 2,18 1,84

Edebiyat 18 7 1 6,75 38 8,92 6,36 4,85

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 2,38 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,38 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 7 13,25 33 17,63 12,69 9,51

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 5,12 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 8 0 8,00 73 7,37 5,16 2,47

Felsefe 12 5 6 3,50 29 5,67 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 3,13 2,60 1,55

Sosyal-2 40 17 9 14,75 37 21,29 14,85 7,69

Matematik-2 29 0 0 0,00 0 0,73 1,65 6,05

Geometri 11 0 1 -0,25 -2 0,71 1,76 3,09

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,44 3,40 9,14

Toplam: 280 82 42 71,78 26 84,90 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1  BCBDb  E   EA   Ae  ADACcd       CcbeBE

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 e   E       DCDAD CE EbEBbBDeaCcd Cd DBa

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik                                       b 

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 0 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 1 5 17
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ŞANLI 320 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
311,196 220,230 2 2 2 112 185

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
190,157 233,420 5 21 21 907 1613

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
227,895 218,610 2 7 7 769 1127

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 13 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,94 2,18 1,84

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 8,92 6,36 4,85

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 2,38 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,38 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 10 22,50 56 17,63 12,69 9,51

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 5,12 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 7,37 5,16 2,47

Felsefe 12 9 2 8,50 71 5,67 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,13 2,60 1,55

Sosyal-2 40 27 6 25,50 64 21,29 14,85 7,69

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,06 0,18 1,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,12 0,74 2,36

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 0,33 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 5 7 3,25 8 0,50 2,44 7,35

Toplam: 280 107 48 95,28 34 84,90 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 cBCeDEEaEADDbAaBDAaCEADAC c    EebCEcABE

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2  d bEDEA  EEDCbAD CE EdEBABDeCCAE CdEDBE

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Fen Bilimleri            eC              cbB  EbaCadA 

Cevap Anahtarı A BEABDCEEACCBCDCBBDCCEAAEBDBBEBACEADCDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 1 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 2 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 5 1 83
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 1 1 50
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Pankreası ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 1 0 100
Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AKİF ASLAN 407 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
289,806 220,230 4 6 6 191 348

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
180,547 233,420 7 34 34 925 1794

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
206,325 218,610 12 28 28 864 1452

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 13 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,94 2,18 1,84

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 8,92 6,36 4,85

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,38 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,38 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 14 15,50 39 17,63 12,69 9,51

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 5,12 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 7,37 5,16 2,47

Felsefe 12 8 4 7,00 58 5,67 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,13 2,60 1,55

Sosyal-2 40 28 10 25,50 64 21,29 14,85 7,69

Toplam: 280 97 49 85,03 30 84,90 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BedBbCbDAAdEAdCAE C BEbe eC  dD EdB Ebcb

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 AEeDAEB EbDACe EDEDDCdaeAEdAEBbCBCDBCEdd

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 1 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 1 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 3 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 4 2 67
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN GÜNEL 357 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
284,604 220,230 6 10 10 210 390

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
179,927 233,420 9 40 40 931 1816

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
215,285 218,610 7 19 19 826 1314

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 13 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,94 2,18 1,84

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 8,92 6,36 4,85

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 2,38 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,38 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 10 18,50 46 17,63 12,69 9,51

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 5,12 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 7 0 7,00 64 7,37 5,16 2,47

Felsefe 12 9 3 8,25 69 5,67 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,13 2,60 1,55

Sosyal-2 40 22 5 20,75 52 21,29 14,85 7,69

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,06 0,18 1,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,12 0,74 2,36

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,33 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,50 2,44 7,35

Toplam: 280 93 41 83,03 30 84,90 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BBeBDbcCEAD EABdbACC ADd     a EbdCEc BE

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2  B       AbEDCDAD C   EEBABbeCCAEdCd DBE

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Fen Bilimleri             d                           

Cevap Anahtarı A BEABDCEEACCBCDCBBDCCEAAEBDBBEBACEADCDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 1 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 1 0 33
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 5 1 83
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Pankreası ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 0 0 0
Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED HACI 402 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
276,194 220,230 8 17 17 251 477

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
199,867 233,420 2 15 15 862 1464

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
223,143 218,610 6 14 14 797 1197

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 13 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,94 2,18 1,84

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 8,92 6,36 4,85

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 2,38 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,38 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 13 16,75 42 17,63 12,69 9,51

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 5,12 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 7,37 5,16 2,47

Felsefe 12 8 3 7,25 60 5,67 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 3,13 2,60 1,55

Sosyal-2 40 23 13 19,75 49 21,29 14,85 7,69

Matematik-2 29 3 2 2,50 9 0,73 1,65 6,05

Geometri 11 3 3 2,25 20 0,71 1,76 3,09

Matematik 40 6 5 4,75 12 1,44 3,40 9,14

Fizik 14 1 3 0,25 2 0,06 0,18 1,92

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,12 0,74 2,36

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,33 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 3 4 2,00 5 0,50 2,44 7,35

Toplam: 280 102 60 87,28 31 84,90 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 dBaBDb Cc DDbAdd A CEADd Ddc CEce CcEABE

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 DBbC bEAac dDCbADabEAEdEBeBDAaCAE C aDBd

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik E           C      d   e   A   dC e ECa 

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Fen Bilimleri    ec c     C   B    b     B            

Cevap Anahtarı A BEABDCEEACCBCDCBBDCCEAAEBDBBEBACEADCDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 2 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 2 1 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 0 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 4 2 67
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 0 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 1 1 17
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 1 1 17
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 0 40
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 2 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 1 0 50
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME SİVRİKAYA 316 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
304,314 220,230 3 3 3 142 242

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
180,547 233,420 7 34 34 925 1794

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
227,598 218,610 3 8 8 772 1132

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 13 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,94 2,18 1,84

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 8,92 6,36 4,85

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,38 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,38 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 17,63 12,69 9,51

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 5,12 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 7,37 5,16 2,47

Felsefe 12 9 3 8,25 69 5,67 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,13 2,60 1,55

Sosyal-2 40 26 11 23,25 58 21,29 14,85 7,69

Toplam: 280 101 47 89,53 32 84,90 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BdeBEa DAABEAA bbaCD ED beCAEEecEBBCEcEA

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 AE cAE ddEDeCc EeEDDCEEecEeAEBDCBCDBCaEd

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 0 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 1 1 33
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 4 2 67
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET ORÇAN 345 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
277,451 220,230 7 15 15 246 463

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
179,842 233,420 10 41 41 932 1818

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
213,968 218,610 8 20 20 829 1330

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 13 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,94 2,18 1,84

Edebiyat 18 10 2 9,50 53 8,92 6,36 4,85

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 2,38 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,38 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 11 18,25 46 17,63 12,69 9,51

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 5,12 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 7,37 5,16 2,47

Felsefe 12 5 5 3,75 31 5,67 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,13 2,60 1,55

Sosyal-2 40 23 14 19,50 49 21,29 14,85 7,69

Matematik-2 29 0 0 0,00 0 0,73 1,65 6,05

Geometri 11 0 1 -0,25 -2 0,71 1,76 3,09

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,44 3,40 9,14

Toplam: 280 94 51 81,53 29 84,90 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BBaBDb CEd D A B bCCE DACe cAdbEbeCEc BE

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 DBEeEbEcaAbEDCeADECEeadd dBDedCAE CC DBd

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik                                       a 

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 0 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 3 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 3 3 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA YILDIRIM 365 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
268,286 220,230 9 21 21 305 569

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
190,417 233,420 4 20 20 906 1611

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
231,050 218,610 1 6 6 752 1084

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 13 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,94 2,18 1,84

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 8,92 6,36 4,85

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,38 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,38 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 11 20,25 51 17,63 12,69 9,51

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 5,12 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 7,37 5,16 2,47

Felsefe 12 6 5 4,75 40 5,67 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 3,13 2,60 1,55

Sosyal-2 40 18 16 14,00 35 21,29 14,85 7,69

Matematik-2 29 2 3 1,25 4 0,73 1,65 6,05

Geometri 11 3 3 2,25 20 0,71 1,76 3,09

Matematik 40 5 6 3,50 9 1,44 3,40 9,14

Toplam: 280 96 58 81,78 29 84,90 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BCBBcbEDAAdEb CAbD  dE D eCAEEe bBcCEcEA

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 e ee EB EbebCAEEccDDaEaeAc ddBDCBC  CdEb

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik            C e        E  c d  adC  A E d

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 2 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 2 1 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 3 3 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 2 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 0 67

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 0 40
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 2 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KOZAN 375 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
267,631 220,230 10 22 22 309 582

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
179,842 233,420 10 41 41 932 1818

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
208,083 218,610 10 25 25 855 1425

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 13 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,94 2,18 1,84

Edebiyat 18 9 2 8,50 47 8,92 6,36 4,85

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,38 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,38 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 11 16,25 41 17,63 12,69 9,51

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 5,12 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 7,37 5,16 2,47

Felsefe 12 3 5 1,75 15 5,67 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 3,13 2,60 1,55

Sosyal-2 40 21 10 18,50 46 21,29 14,85 7,69

Matematik-2 29 0 1 -0,25 -1 0,73 1,65 6,05

Geometri 11 0 0 0,00 0 0,71 1,76 3,09

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,44 3,40 9,14

Toplam: 280 90 47 78,53 28 84,90 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 eBaBDEECE    A B ACCE eceDEa  bEbACdbb E

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2  BdeEDEAdA EDCDbDEC AEa B BDeaa d Cd DB 

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik d                                       

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 0 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 1 1 33
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 1 3 17
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY ORÇAN 299 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
326,151 220,230 1 1 1 73 115

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
179,842 233,420 10 41 41 932 1818

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
226,775 218,610 4 9 9 777 1146

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 13 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,94 2,18 1,84

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 8,92 6,36 4,85

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,38 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,38 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 17,63 12,69 9,51

Tarih-2 11 9 0 9,00 82 5,12 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 7,37 5,16 2,47

Felsefe 12 9 3 8,25 69 5,67 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,13 2,60 1,55

Sosyal-2 40 32 6 30,50 76 21,29 14,85 7,69

Matematik-2 29 0 0 0,00 0 0,73 1,65 6,05

Geometri 11 0 1 -0,25 -2 0,71 1,76 3,09

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,44 3,40 9,14

Toplam: 280 107 43 96,53 34 84,90 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BBeBDbcCEAD EABdbACCEAaAdDEaA  Eb CEbAaE

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 DBECEDEAE  EDCDADcCEAEEEBABbeCCAEdCdEDBd

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik                                       b 

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 1 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 1 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 3 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 4 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 5 1 83
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KUMRU 350 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
267,126 220,230 11 23 23 316 592

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
190,627 233,420 3 19 19 905 1607

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
208,753 218,610 9 23 23 850 1407

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 13 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 2 1,50 25 2,94 2,18 1,84

Edebiyat 18 8 3 7,25 40 8,92 6,36 4,85

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 2,38 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,38 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 12 14,00 35 17,63 12,69 9,51

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 5,12 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 7,37 5,16 2,47

Felsefe 12 6 6 4,50 38 5,67 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,13 2,60 1,55

Sosyal-2 40 24 15 20,25 51 21,29 14,85 7,69

Matematik-2 29 0 0 0,00 0 0,73 1,65 6,05

Geometri 11 3 1 2,75 25 0,71 1,76 3,09

Matematik 40 3 1 2,75 7 1,44 3,40 9,14

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,06 0,18 1,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,12 0,74 2,36

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,33 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 0,50 2,44 7,35

Toplam: 280 95 54 81,78 29 84,90 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BaBd  bDAA  Ab  dDC BE   eCeEde bdBCEEEd

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 AEbDcEBaEbbbCeEEeEDDCEEecaAdbBDdBCDBC Ed

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik                               Ed  D    B

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB

Fen Bilimleri                                c   A    

Cevap Anahtarı B CDCECAADECBEBBDECBDBBEACBACADBABBEEACDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 0 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 3 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 2 4 33
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 1 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİR 313 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
285,869 220,230 5 8 8 204 378

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
201,697 233,420 1 14 14 855 1440

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
225,655 218,610 5 11 11 784 1161

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 13 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 0 5,00 83 2,94 2,18 1,84

Edebiyat 18 6 6 4,50 25 8,92 6,36 4,85

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,38 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,38 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 12 15,00 38 17,63 12,69 9,51

Tarih-2 11 9 1 8,75 80 5,12 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 7,37 5,16 2,47

Felsefe 12 9 2 8,50 71 5,67 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 3,13 2,60 1,55

Sosyal-2 40 26 7 24,25 61 21,29 14,85 7,69

Matematik-2 29 5 1 4,75 16 0,73 1,65 6,05

Geometri 11 3 1 2,75 25 0,71 1,76 3,09

Matematik 40 8 2 7,50 19 1,44 3,40 9,14

Toplam: 280 102 46 90,78 32 84,90 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 BCBB CEeAA EAd  b  Dd aaCeCdbE  E BecEEc

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 AEeDAEB EEDbb  EbED CEEAAa AEBDCdCDBC d 

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik  EE     D       E B b           CAD    d

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 3 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 6 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 1 0 17
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 2 0 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 0 20
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 1 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN KIR 376 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,386 220,230 4 48 48 1045 2214

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
179,137 233,420 2 46 46 937 1882

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
151,143 218,610 3 47 47 1019 2361

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 4 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 -1,25 2,18 1,84

Edebiyat 18 5 10 2,50 14 2,56 6,36 4,85

Tarih-1 10 0 8 -2,00 -20 -0,12 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 -0,75 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 26 -1,50 -4 0,44 12,69 9,51

Tarih-2 11 1 4 0,00 0 -0,19 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,19 5,16 2,47

Felsefe 12 0 0 0,00 0 0,00 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 2,60 1,55

Sosyal-2 40 2 6 0,50 1 0,00 14,85 7,69

Matematik-2 29 1 6 -0,50 -2 -0,62 1,65 6,05

Geometri 11 0 0 0,00 0 0,06 1,76 3,09

Matematik 40 1 6 -0,50 -1 -0,56 3,40 9,14

Toplam: 280 58 63 42,53 15 43,47 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 aaadadEaA  dddaeEceDB eee  edceecdea    

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2  baD  cd        b Db                    

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik  ac    cDe d           b                

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 0 4 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 1 1 33
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 2 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 1 0 17
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ÇOMRUK 125 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,606 220,230 1 45 45 998 2043

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
180,547 233,420 1 34 34 925 1794

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
175,340 218,610 1 44 44 942 1943

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 4 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 5 -1,25 -21 -1,25 2,18 1,84

Edebiyat 18 7 10 4,50 25 2,56 6,36 4,85

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 -0,12 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 -0,75 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 26 5,50 14 0,44 12,69 9,51

Tarih-2 11 1 8 -1,00 -9 -0,19 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 1 7 -0,75 -7 0,19 5,16 2,47

Felsefe 12 0 0 0,00 0 0,00 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 2,60 1,55

Sosyal-2 40 2 15 -1,75 -4 0,00 14,85 7,69

Matematik-2 29 3 11 0,25 1 -0,62 1,65 6,05

Geometri 11 0 1 -0,25 -2 0,06 1,76 3,09

Matematik 40 3 12 0,00 0 -0,56 3,40 9,14

Toplam: 280 67 78 47,78 17 43,47 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 dda cabe bDccABBeAbaEbDdCbEeAeEbAbdddcaa

Cevap Anahtarı A BBCBDEECEADDEABBDACCEADACDEBACEEAACEEABE

Sosyal-2 bdbabc dE accC dbcaa                    

Cevap Anahtarı A DBECEDEAEAEEDCDADECEAEEEBABDACCAEACCEDBE

Matematik cc cdeC   b    Bcc   C b b b d          

Cevap Anahtarı A EECBABCCBADECDEBADCAECACDEEADAABCEDDECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Saf Şiir 2 2 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 0 3 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 4 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 2 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 1 2 17
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN BİBER 360 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,836 220,230 2 46 46 1040 2174

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
173,072 233,420 4 48 48 943 2261

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
152,348 218,610 2 46 46 1013 2348

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 4 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 3 -0,75 -13 -1,25 2,18 1,84

Edebiyat 18 4 8 2,00 11 2,56 6,36 4,85

Tarih-1 10 0 4 -1,00 -10 -0,12 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 0 3 -0,75 -13 -0,75 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 18 -0,50 -1 0,44 12,69 9,51

Tarih-2 11 2 7 0,25 2 -0,19 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 1 4 0,00 0 0,19 5,16 2,47

Felsefe 12 0 0 0,00 0 0,00 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 2,60 1,55

Sosyal-2 40 3 11 0,25 1 0,00 14,85 7,69

Matematik-2 29 2 15 -1,75 -6 -0,62 1,65 6,05

Geometri 11 1 2 0,50 5 0,06 1,76 3,09

Matematik 40 3 17 -1,25 -3 -0,56 3,40 9,14

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 -0,31 0,18 1,92

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,12 0,74 2,36

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 0 6 -1,50 -4 -0,44 2,44 7,35

Toplam: 280 60 77 41,03 15 43,47 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1  a a d  A  dbebA DeDca e   ddc e  ee  a 

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2 cbbDA ecdc     ceaDb                    

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik b cc b Eb   cebCad e  abce   c d       B

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB

Fen Bilimleri e    ed a      c c                      

Cevap Anahtarı B CDCECAADECBEBBDECBDBBEACBACADBABBEEACDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 1 1 33
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 3 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 1 3 17
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 0 3 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 2 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 1 25
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF ATLAS DES 03 - AYT FORMATI
(OS02-11.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜ TAŞDEMİR 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,204 220,230 3 47 47 1043 2190

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

SAY
178,517 233,420 3 47 47 938 1903

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

EA
150,435 218,610 4 48 48 1024 2380

Puanı Hesaplanan: 48 48 1118 2687

Katılımlar: 4 48 48 1118 2688

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 -1,25 2,18 1,84

Edebiyat 18 4 11 1,25 7 2,56 6,36 4,85

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 -0,12 1,96 1,55

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 -0,75 2,18 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 31 -1,75 -4 0,44 12,69 9,51

Tarih-2 11 1 4 0,00 0 -0,19 3,36 1,86

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 0,19 5,16 2,47

Felsefe 12 0 0 0,00 0 0,00 3,73 1,81

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 2,60 1,55

Sosyal-2 40 3 8 1,00 3 0,00 14,85 7,69

Matematik-2 29 1 6 -0,50 -2 -0,62 1,65 6,05

Geometri 11 0 0 0,00 0 0,06 1,76 3,09

Matematik 40 1 6 -0,50 -1 -0,56 3,40 9,14

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,31 0,18 1,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,12 0,74 2,36

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 1,52 3,08

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 -0,44 2,44 7,35

Toplam: 280 60 71 42,53 15 43,47 77,42 82,59

Edebiyat-Sosyal-1 aacdaeEadd   baAbDeDdceedAabdceecdcbaEad

Cevap Anahtarı B BCBBECEDAABEAACAEDCDBEDDCACAEEDAEBBCEEEA

Sosyal-2   aD  cd c cecEa  D                     

Cevap Anahtarı B AECDAEBEEEDACAEEDEDDCEEAAEAAEBDCBCDBCEEC

Matematik   c     D   c   ad     bc               

Cevap Anahtarı B AEEDDCDEDABCDAECECBCECECABAABDEECADACEDB

Fen Bilimleri         d                               

Cevap Anahtarı B CDCECAADECBEBBDECBDBBEACBACADBABBEEACDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılan şiirlerin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 2 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 3 1 1 33
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 6 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 6 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 6 1 1 17
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 2 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 2 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%
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