
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03) 61 61 1191 3648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,13 9,83 10,67 4,71 3,58 3,82 4,03 2,98 3,28 2,96 1,04 2,70 2,83 0,76 2,64 10,12 5,16 8,83 3,78 3,31 2,95 2,12 2,27 1,55 5,18 2,07 4,66 48,86 31,00 41,10 264,540

Okul Ortalaması 13,48 8,51 11,35 5,30 3,74 4,36 4,62 2,85 3,91 3,05 1,16 2,76 2,90 0,75 2,71 6,92 4,33 5,84 3,57 3,30 2,75 0,98 1,62 0,58 5,28 2,15 4,74 46,10 28,41 39,00 258,070

KATILIMLAR

1 153 NESİBE N * KAYA 10C 21 4 20,00 8 3 7,25 9 1 8,75 5 0 5,00 4 0 4,00 29 0 29,00 7 3 6,25 7 3 6,25 10 0 10,00 100 14 96,50 430,379 125

2 904 E ZİŞAN GEVREK 10C 25 5 23,75 9 1 8,75 9 1 8,75 4 1 3,75 3 1 2,75 21 4 20,00 8 2 7,50 5 5 3,75 8 2 7,50 92 22 86,50 399,682 299

3 992 HACER NUR KURT 10C 19 9 16,75 4 5 2,75 7 3 6,25 5 0 5,00 3 0 3,00 18 4 17,00 4 5 2,75 3 4 2,00 9 1 8,75 72 31 64,25 333,498 819

4 914 ZEYNEP ZEYŞAN 10A 12 11 9,25 7 2 6,50 5 1 4,75 5 0 5,00 4 0 4,00 18 2 17,50 3 4 2,00 5 2 4,50 8 0 8,00 67 22 61,50 326,247 892

5 979 ELİF SUDE GÖRGÜLÜ 10C 18 11 15,25 6 4 5,00 9 1 8,75 5 0 5,00 3 1 2,75 12 8 10,00 5 4 4,00 1 7 -0,75 10 0 10,00 69 36 60,00 320,908 957

6 965 AYŞE NUR BOZKURT 10C 22 8 20,00 7 3 6,25 4 3 3,25 2 1 1,75 4 0 4,00 9 5 7,75 5 2 4,50 4 2 3,50 8 2 7,50 65 26 58,50 315,871 1023

7 903 MERVE DEREBEYİ 10A 8 7 6,25 7 1 6,75 6 2 5,50 3 2 2,50 3 1 2,75 19 0 19,00 3 3 2,25 5 2 4,50 6 1 5,75 60 19 55,25 307,769 1118

8 907 HATİCE 10D 21 5 19,75 6 3 5,25 4 3 3,25 3 2 2,50 4 0 4,00 10 4 9,00 3 4 2,00 1 4 0,00 10 0 10,00 62 25 55,75 307,497 1124

9 993 MELİKE KOCA 10D 20 4 19,00 5 6 3,50 4 4 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 12 4 11,00 3 4 2,00 2 0 2,00 7 3 6,25 60 25 53,75 301,513 1187

10 939 ESMANUR UYKUN 10D 22 6 20,50 8 3 7,25 6 2 5,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 5 1,75 1 0 1,00 8 2 7,50 58 20 53,00 299,063 1217

11 911 MERVE ZELİHA ÇMK 10A 19 4 18,00 5 6 3,50 6 2 5,50 5 0 5,00 4 0 4,00 6 2 5,50 3 5 1,75 1 3 0,25 8 1 7,75 57 23 51,25 294,108 1273

12 952 EBRAR ORÇAN 10D 20 8 18,00 9 2 8,50 6 4 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 3 2,25 4 5 2,75 1 4 0,00 7 3 6,25 58 30 50,50 291,823 1295

13 972 RUMEYSA YILMAZ 10C 17 12 14,00 6 5 4,75 6 4 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 16 8 14,00 6 4 5,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 62 51 49,25 288,476 1346

14 999 NUR HARSE 10D 18 8 16,00 9 2 8,50 5 1 4,75 1 2 0,50 2 2 1,50 6 7 4,25 5 4 4,00 8 2 7,50 54 28 47,00 281,662 1422

15 981 EMİNE KEKLİK 10B 6 10 3,50 8 2 7,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 10 4 9,00 6 1 5,75 1 0 1,00 9 1 8,75 51 21 45,75 279,690 1451

16 925 EMİNE GÜL SAYGILI 10A 17 5 15,75 4 4 3,00 7 0 7,00 3 2 2,50 3 0 3,00 9 7 7,25 1 7 -0,75 2 1 1,75 6 2 5,50 52 28 45,00 275,483 1513

17 927 MERVE BOZDOĞAN 10A 16 6 14,50 4 5 2,75 5 3 4,25 4 1 3,75 4 0 4,00 9 5 7,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 6 4 5,00 50 31 42,25 267,329 1610

18 987 ZEYNEP BOZDAĞ 10D 16 7 14,25 6 3 5,25 5 1 4,75 3 1 2,75 3 0 3,00 9 4 8,00 2 4 1,00 4 4 3,00 48 24 42,00 266,560 1621

19 902 SUDE DİKİLİTAŞ 10B 19 9 16,75 7 3 6,25 4 3 3,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 5 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 7 3 6,25 49 28 42,00 266,365 1625

20 971 BEYZA NUR ZORBA 10D 17 13 13,75 4 6 2,50 5 4 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 8 8 6,00 4 5 2,75 2 3 1,25 8 2 7,50 53 45 41,75 266,173 1628

21 977 RAHİLE AKTOP 10D 13 8 11,00 6 5 4,75 6 4 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 12 9 9,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 8 2 7,50 51 39 41,25 264,888 1649

22 957 MELİKE KISA 10D 22 4 21,00 8 2 7,50 5 5 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 0 3 -0,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 5 5 3,75 48 28 41,00 262,686 1677

23 985 MELİKE NAZ KILIÇ 10D 15 13 11,75 6 5 4,75 7 3 6,25 5 0 5,00 3 1 2,75 1 12 -2,00 5 3 4,25 1 2 0,50 7 3 6,25 50 42 39,50 259,650 1710

24 970 ESMA YİĞİT 10C 19 6 17,50 3 6 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 44 17 39,75 259,414 1716

25 941 AHSENBEYZA SOLMAZ 10B 14 6 12,50 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 17 7 15,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 44 19 39,25 258,511 1726

26 936 HACER ATA 10B 12 4 11,00 8 2 7,50 6 3 5,25 2 3 1,25 2 2 1,50 6 5 4,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 2 4,50 45 27 38,25 255,830 1760

27 973 AYŞE NUR AKBABA 10C 16 9 13,75 1 5 -0,25 4 4 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 3 4,25 4 1 3,75 3 5 1,75 5 5 3,75 46 33 37,75 254,059 1780

28 940 FİRDEVS PINAR 10B 13 8 11,00 7 2 6,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 4 3 3,25 3 3 2,25 1 1 0,75 7 3 6,25 43 23 37,25 252,914 1796

29 980 GÖKHAN BARMAN 10B 9 6 7,50 5 4 4,00 6 2 5,50 4 1 3,75 3 1 2,75 7 2 6,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 42 21 36,75 251,766 1808
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03) 61 61 1191 3648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,13 9,83 10,67 4,71 3,58 3,82 4,03 2,98 3,28 2,96 1,04 2,70 2,83 0,76 2,64 10,12 5,16 8,83 3,78 3,31 2,95 2,12 2,27 1,55 5,18 2,07 4,66 48,86 31,00 41,10 264,540

Okul Ortalaması 13,48 8,51 11,35 5,30 3,74 4,36 4,62 2,85 3,91 3,05 1,16 2,76 2,90 0,75 2,71 6,92 4,33 5,84 3,57 3,30 2,75 0,98 1,62 0,58 5,28 2,15 4,74 46,10 28,41 39,00 258,070

KATILIMLAR

30 945 EMİNE TÜRKMEN 10B 15 8 13,00 4 3 3,25 5 4 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 4 1,00 5 2 4,50 1 2 0,50 3 2 2,50 43 26 36,50 250,329 1832

31 998 YİĞİT BOZDOĞAN 10C 11 10 8,50 7 4 6,00 4 3 3,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 4 4,00 5 2 4,50 4 4 3,00 42 29 34,75 245,654 1913

32 997 BEYZANUR POYRAZ 10B 11 6 9,50 5 3 4,25 6 2 5,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 3 3,25 2 4 1,00 0 3 -0,75 6 3 5,25 41 25 34,75 245,444 1918

33 919 LEYLA YILDIZ 10B 20 7 18,25 5 4 4,00 2 3 1,25 1 0 1,00 5 11 2,25 5 2 4,50 4 1 3,75 42 28 35,00 245,168 1925

34 978 YUSUF KALAY 10D 9 8 7,00 4 3 3,25 5 4 4,00 1 2 0,50 1 2 0,50 11 7 9,25 4 3 3,25 1 0 1,00 6 4 5,00 42 33 33,75 242,913 1952

35 976 ŞEVVAL KARAGÖZ 10D 15 6 13,50 4 2 3,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 6 0 6,00 38 17 33,75 242,038 1967

36 943 ERVA LİMON 10B 12 9 9,75 6 4 5,00 4 2 3,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 4 2,00 4 2 3,50 3 2 2,50 39 24 33,00 240,171 1998

37 905 RİCARDO RAMAZAN 10B 18 11 15,25 4 7 2,25 4 4 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 5 3,75 3 5 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 43 39 33,25 240,117 1999

38 949 HASAN BARAZ 10C 12 12 9,00 5 4 4,00 6 3 5,25 1 2 0,50 1 2 0,50 6 8 4,00 2 5 0,75 3 5 1,75 7 2 6,50 43 43 32,25 238,134 2026

39 922 EZGİ NAS GÖK 10A 12 10 9,50 3 5 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 7 8 5,00 4 4 3,00 7 3 6,25 41 35 32,25 238,079 2028

40 912 ÖZLEM ALBENİ 10A 13 14 9,50 5 6 3,50 6 4 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 3 2,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 40 32 32,00 237,197 2036

41 944 BUSE AKKURT 10C 7 7 5,25 1 2 0,50 4 2 3,50 2 0 2,00 2 1 1,75 14 9 11,75 3 6 1,50 0 4 -1,00 6 1 5,75 39 32 31,00 234,754 2077

42 986 NİSANUR KARABAYIR   15 8 13,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 6 2 5,50 5 1 4,75 36 19 31,25 234,438 2080

43 990 ÖZGE SENA YILMAZ 10D 7 4 6,00 10 1 9,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 32 9 29,75 230,879 2141

44 110 KÜBRA AKILLI 10A 9 6 7,50 7 3 6,25 5 4 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 34 19 29,25 229,111 2171

45 988 EREN BAĞCI 10C 12 13 8,75 8 3 7,25 5 5 3,75 2 0 2,00 2 0 2,00 6 6 4,50 2 5 0,75 1 3 0,25 38 35 29,25 228,828 2174

46 910 HÜSNEGÜL ASLAN 10B 8 10 5,50 6 3 5,25 3 4 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 3 2,25 5 2 4,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 36 28 29,00 228,709 2176

47 983 SAMET KOZAN 10C 10 14 6,50 2 6 0,50 5 2 4,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 5 1,75 2 3 1,25 1 1 0,75 8 1 7,75 37 35 28,25 226,465 2210

48 955 ASUDE KAHRAMAN 10B 15 7 13,25 2 2 1,50 2 7 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 1 4 0,00 3 5 1,75 1 1 0,75 6 2 5,50 36 30 28,50 226,269 2218

49 994 NAZ KAYA 10C 12 13 8,75 4 5 2,75 5 1 4,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 3 2,25 3 4 2,00 5 5 3,75 37 35 28,25 226,012 2220

50 926 ÖMER CAN 10A 12 12 9,00 7 4 6,00 6 2 5,50 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 3 3,25 34 23 28,25 225,880 2221

51 0 ALİ EFE 10D 7 14 3,50 3 4 2,00 2 8 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 9 11 6,25 6 3 5,25 7 3 6,25 39 47 27,25 223,919 2260

52 915 HİRA 10A 4 8 2,00 8 2 7,50 5 4 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 31 17 26,75 222,341 2285

53 909 YUSUF ALİ ARISOY 10B 11 10 8,50 2 7 0,25 5 5 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 4 4 3,00 35 32 27,00 222,287 2286

54 921 SİMA TEKEREK 10 7 6 5,50 4 1 3,75 4 2 3,50 2 0 2,00 3 1 2,75 2 4 1,00 4 2 3,50 4 1 3,75 30 17 25,75 218,980 2340

55 959 İRFAN KARADAĞLI 10B 7 16 3,00 4 5 2,75 5 5 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 3 3,25 4 4 3,00 1 2 0,50 4 5 2,75 36 42 25,50 218,513 2350

56 964 HABİB KISA 10C 7 11 4,25 3 5 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 3 4,25 2 3 1,25 31 26 24,50 215,315 2399

57 991 TUĞRA DENİZ 10C 9 9 6,75 3 7 1,25 3 4 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 4 1,00 5 2 4,50 31 27 24,25 214,238 2418

58 942 AHMET SÜREK 10B 10 9 7,75 7 3 6,25 1 8 -1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 4 3,00 6 2 5,50 1 4 0,00 33 35 24,25 214,108 2424
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03) 61 61 1191 3648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,13 9,83 10,67 4,71 3,58 3,82 4,03 2,98 3,28 2,96 1,04 2,70 2,83 0,76 2,64 10,12 5,16 8,83 3,78 3,31 2,95 2,12 2,27 1,55 5,18 2,07 4,66 48,86 31,00 41,10 264,540

Okul Ortalaması 13,48 8,51 11,35 5,30 3,74 4,36 4,62 2,85 3,91 3,05 1,16 2,76 2,90 0,75 2,71 6,92 4,33 5,84 3,57 3,30 2,75 0,98 1,62 0,58 5,28 2,15 4,74 46,10 28,41 39,00 258,070

KATILIMLAR

59 928 ALİ AY 10A 5 3 4,25 4 7 2,25 4 6 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 3 3,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 26 26 19,50 200,195 2652

60 924 GÜRKAN GÜZEL 10B 7 3 6,25 5 2 4,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 6 2,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 25 22 19,50 199,935 2656

61 917 ASLI AKKUŞ 10A 7 19 2,25 1 9 -1,25 7 3 6,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 5 0,75 1 7 -0,75 6 2 5,50 30 48 18,00 196,006 2729

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03) 61 61 1191 3648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,13 9,83 10,67 4,71 3,58 3,82 4,03 2,98 3,28 2,96 1,04 2,70 2,83 0,76 2,64 10,12 5,16 8,83 3,78 3,31 2,95 2,12 2,27 1,55 5,18 2,07 4,66 48,86 31,00 41,10 264,540

Okul Ortalaması 13,48 8,51 11,35 5,30 3,74 4,36 4,62 2,85 3,91 3,05 1,16 2,76 2,90 0,75 2,71 6,92 4,33 5,84 3,57 3,30 2,75 0,98 1,62 0,58 5,28 2,15 4,74 46,10 28,41 39,00 258,070

SINIF:   

KATILIMLAR

1 986 NİSANUR KARABAYIR   15 8 13,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 6 2 5,50 5 1 4,75 36 19 31,25 234,438 2080

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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10 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03) 61 61 1191 3648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,13 9,83 10,67 4,71 3,58 3,82 4,03 2,98 3,28 2,96 1,04 2,70 2,83 0,76 2,64 10,12 5,16 8,83 3,78 3,31 2,95 2,12 2,27 1,55 5,18 2,07 4,66 48,86 31,00 41,10 264,540

Okul Ortalaması 13,48 8,51 11,35 5,30 3,74 4,36 4,62 2,85 3,91 3,05 1,16 2,76 2,90 0,75 2,71 6,92 4,33 5,84 3,57 3,30 2,75 0,98 1,62 0,58 5,28 2,15 4,74 46,10 28,41 39,00 258,070

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 921 SİMA TEKEREK 10 7 6 5,50 4 1 3,75 4 2 3,50 2 0 2,00 3 1 2,75 2 4 1,00 4 2 3,50 4 1 3,75 30 17 25,75 218,980 2340

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03) 61 61 1191 3648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,13 9,83 10,67 4,71 3,58 3,82 4,03 2,98 3,28 2,96 1,04 2,70 2,83 0,76 2,64 10,12 5,16 8,83 3,78 3,31 2,95 2,12 2,27 1,55 5,18 2,07 4,66 48,86 31,00 41,10 264,540

Okul Ortalaması 13,48 8,51 11,35 5,30 3,74 4,36 4,62 2,85 3,91 3,05 1,16 2,76 2,90 0,75 2,71 6,92 4,33 5,84 3,57 3,30 2,75 0,98 1,62 0,58 5,28 2,15 4,74 46,10 28,41 39,00 258,070

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 914 ZEYNEP ZEYŞAN 10A 12 11 9,25 7 2 6,50 5 1 4,75 5 0 5,00 4 0 4,00 18 2 17,50 3 4 2,00 5 2 4,50 8 0 8,00 67 22 61,50 326,247 892

2 903 MERVE DEREBEYİ 10A 8 7 6,25 7 1 6,75 6 2 5,50 3 2 2,50 3 1 2,75 19 0 19,00 3 3 2,25 5 2 4,50 6 1 5,75 60 19 55,25 307,769 1118

3 911 MERVE ZELİHA ÇMK 10A 19 4 18,00 5 6 3,50 6 2 5,50 5 0 5,00 4 0 4,00 6 2 5,50 3 5 1,75 1 3 0,25 8 1 7,75 57 23 51,25 294,108 1273

4 925 EMİNE GÜL SAYGILI 10A 17 5 15,75 4 4 3,00 7 0 7,00 3 2 2,50 3 0 3,00 9 7 7,25 1 7 -0,75 2 1 1,75 6 2 5,50 52 28 45,00 275,483 1513

5 927 MERVE BOZDOĞAN 10A 16 6 14,50 4 5 2,75 5 3 4,25 4 1 3,75 4 0 4,00 9 5 7,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 6 4 5,00 50 31 42,25 267,329 1610

6 922 EZGİ NAS GÖK 10A 12 10 9,50 3 5 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 7 8 5,00 4 4 3,00 7 3 6,25 41 35 32,25 238,079 2028

7 912 ÖZLEM ALBENİ 10A 13 14 9,50 5 6 3,50 6 4 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 3 2,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 40 32 32,00 237,197 2036

8 110 KÜBRA AKILLI 10A 9 6 7,50 7 3 6,25 5 4 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 34 19 29,25 229,111 2171

9 926 ÖMER CAN 10A 12 12 9,00 7 4 6,00 6 2 5,50 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 3 3,25 34 23 28,25 225,880 2221

10 915 HİRA 10A 4 8 2,00 8 2 7,50 5 4 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 31 17 26,75 222,341 2285

11 928 ALİ AY 10A 5 3 4,25 4 7 2,25 4 6 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 3 3,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 26 26 19,50 200,195 2652

12 917 ASLI AKKUŞ 10A 7 19 2,25 1 9 -1,25 7 3 6,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 5 0,75 1 7 -0,75 6 2 5,50 30 48 18,00 196,006 2729
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03) 61 61 1191 3648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,13 9,83 10,67 4,71 3,58 3,82 4,03 2,98 3,28 2,96 1,04 2,70 2,83 0,76 2,64 10,12 5,16 8,83 3,78 3,31 2,95 2,12 2,27 1,55 5,18 2,07 4,66 48,86 31,00 41,10 264,540

Okul Ortalaması 13,48 8,51 11,35 5,30 3,74 4,36 4,62 2,85 3,91 3,05 1,16 2,76 2,90 0,75 2,71 6,92 4,33 5,84 3,57 3,30 2,75 0,98 1,62 0,58 5,28 2,15 4,74 46,10 28,41 39,00 258,070

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 981 EMİNE KEKLİK 10B 6 10 3,50 8 2 7,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 10 4 9,00 6 1 5,75 1 0 1,00 9 1 8,75 51 21 45,75 279,690 1451

2 902 SUDE DİKİLİTAŞ 10B 19 9 16,75 7 3 6,25 4 3 3,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 5 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 7 3 6,25 49 28 42,00 266,365 1625

3 941 AHSENBEYZA SOLMAZ 10B 14 6 12,50 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 17 7 15,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 44 19 39,25 258,511 1726

4 936 HACER ATA 10B 12 4 11,00 8 2 7,50 6 3 5,25 2 3 1,25 2 2 1,50 6 5 4,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 2 4,50 45 27 38,25 255,830 1760

5 940 FİRDEVS PINAR 10B 13 8 11,00 7 2 6,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 4 3 3,25 3 3 2,25 1 1 0,75 7 3 6,25 43 23 37,25 252,914 1796

6 980 GÖKHAN BARMAN 10B 9 6 7,50 5 4 4,00 6 2 5,50 4 1 3,75 3 1 2,75 7 2 6,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 42 21 36,75 251,766 1808

7 945 EMİNE TÜRKMEN 10B 15 8 13,00 4 3 3,25 5 4 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 4 1,00 5 2 4,50 1 2 0,50 3 2 2,50 43 26 36,50 250,329 1832

8 997 BEYZANUR POYRAZ 10B 11 6 9,50 5 3 4,25 6 2 5,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 3 3,25 2 4 1,00 0 3 -0,75 6 3 5,25 41 25 34,75 245,444 1918

9 919 LEYLA YILDIZ 10B 20 7 18,25 5 4 4,00 2 3 1,25 1 0 1,00 5 11 2,25 5 2 4,50 4 1 3,75 42 28 35,00 245,168 1925

10 943 ERVA LİMON 10B 12 9 9,75 6 4 5,00 4 2 3,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 4 2,00 4 2 3,50 3 2 2,50 39 24 33,00 240,171 1998

11 905 RİCARDO RAMAZAN 10B 18 11 15,25 4 7 2,25 4 4 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 5 3,75 3 5 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 43 39 33,25 240,117 1999

12 910 HÜSNEGÜL ASLAN 10B 8 10 5,50 6 3 5,25 3 4 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 3 2,25 5 2 4,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 36 28 29,00 228,709 2176

13 955 ASUDE KAHRAMAN 10B 15 7 13,25 2 2 1,50 2 7 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 1 4 0,00 3 5 1,75 1 1 0,75 6 2 5,50 36 30 28,50 226,269 2218

14 909 YUSUF ALİ ARISOY 10B 11 10 8,50 2 7 0,25 5 5 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 4 4 3,00 35 32 27,00 222,287 2286

15 959 İRFAN KARADAĞLI 10B 7 16 3,00 4 5 2,75 5 5 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 3 3,25 4 4 3,00 1 2 0,50 4 5 2,75 36 42 25,50 218,513 2350

16 942 AHMET SÜREK 10B 10 9 7,75 7 3 6,25 1 8 -1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 4 3,00 6 2 5,50 1 4 0,00 33 35 24,25 214,108 2424

17 924 GÜRKAN GÜZEL 10B 7 3 6,25 5 2 4,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 6 2,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 25 22 19,50 199,935 2656
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03) 61 61 1191 3648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,13 9,83 10,67 4,71 3,58 3,82 4,03 2,98 3,28 2,96 1,04 2,70 2,83 0,76 2,64 10,12 5,16 8,83 3,78 3,31 2,95 2,12 2,27 1,55 5,18 2,07 4,66 48,86 31,00 41,10 264,540

Okul Ortalaması 13,48 8,51 11,35 5,30 3,74 4,36 4,62 2,85 3,91 3,05 1,16 2,76 2,90 0,75 2,71 6,92 4,33 5,84 3,57 3,30 2,75 0,98 1,62 0,58 5,28 2,15 4,74 46,10 28,41 39,00 258,070

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 153 NESİBE N * KAYA 10C 21 4 20,00 8 3 7,25 9 1 8,75 5 0 5,00 4 0 4,00 29 0 29,00 7 3 6,25 7 3 6,25 10 0 10,00 100 14 96,50 430,379 125

2 904 E ZİŞAN GEVREK 10C 25 5 23,75 9 1 8,75 9 1 8,75 4 1 3,75 3 1 2,75 21 4 20,00 8 2 7,50 5 5 3,75 8 2 7,50 92 22 86,50 399,682 299

3 992 HACER NUR KURT 10C 19 9 16,75 4 5 2,75 7 3 6,25 5 0 5,00 3 0 3,00 18 4 17,00 4 5 2,75 3 4 2,00 9 1 8,75 72 31 64,25 333,498 819

4 979 ELİF SUDE GÖRGÜLÜ 10C 18 11 15,25 6 4 5,00 9 1 8,75 5 0 5,00 3 1 2,75 12 8 10,00 5 4 4,00 1 7 -0,75 10 0 10,00 69 36 60,00 320,908 957

5 965 AYŞE NUR BOZKURT 10C 22 8 20,00 7 3 6,25 4 3 3,25 2 1 1,75 4 0 4,00 9 5 7,75 5 2 4,50 4 2 3,50 8 2 7,50 65 26 58,50 315,871 1023

6 972 RUMEYSA YILMAZ 10C 17 12 14,00 6 5 4,75 6 4 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 16 8 14,00 6 4 5,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 62 51 49,25 288,476 1346

7 970 ESMA YİĞİT 10C 19 6 17,50 3 6 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 44 17 39,75 259,414 1716

8 973 AYŞE NUR AKBABA 10C 16 9 13,75 1 5 -0,25 4 4 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 3 4,25 4 1 3,75 3 5 1,75 5 5 3,75 46 33 37,75 254,059 1780

9 998 YİĞİT BOZDOĞAN 10C 11 10 8,50 7 4 6,00 4 3 3,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 4 4,00 5 2 4,50 4 4 3,00 42 29 34,75 245,654 1913

10 949 HASAN BARAZ 10C 12 12 9,00 5 4 4,00 6 3 5,25 1 2 0,50 1 2 0,50 6 8 4,00 2 5 0,75 3 5 1,75 7 2 6,50 43 43 32,25 238,134 2026

11 944 BUSE AKKURT 10C 7 7 5,25 1 2 0,50 4 2 3,50 2 0 2,00 2 1 1,75 14 9 11,75 3 6 1,50 0 4 -1,00 6 1 5,75 39 32 31,00 234,754 2077

12 988 EREN BAĞCI 10C 12 13 8,75 8 3 7,25 5 5 3,75 2 0 2,00 2 0 2,00 6 6 4,50 2 5 0,75 1 3 0,25 38 35 29,25 228,828 2174

13 983 SAMET KOZAN 10C 10 14 6,50 2 6 0,50 5 2 4,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 5 1,75 2 3 1,25 1 1 0,75 8 1 7,75 37 35 28,25 226,465 2210

14 994 NAZ KAYA 10C 12 13 8,75 4 5 2,75 5 1 4,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 3 2,25 3 4 2,00 5 5 3,75 37 35 28,25 226,012 2220

15 964 HABİB KISA 10C 7 11 4,25 3 5 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 3 4,25 2 3 1,25 31 26 24,50 215,315 2399

16 991 TUĞRA DENİZ 10C 9 9 6,75 3 7 1,25 3 4 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 4 1,00 5 2 4,50 31 27 24,25 214,238 2418
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10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03) 61 61 1191 3648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,13 9,83 10,67 4,71 3,58 3,82 4,03 2,98 3,28 2,96 1,04 2,70 2,83 0,76 2,64 10,12 5,16 8,83 3,78 3,31 2,95 2,12 2,27 1,55 5,18 2,07 4,66 48,86 31,00 41,10 264,540

Okul Ortalaması 13,48 8,51 11,35 5,30 3,74 4,36 4,62 2,85 3,91 3,05 1,16 2,76 2,90 0,75 2,71 6,92 4,33 5,84 3,57 3,30 2,75 0,98 1,62 0,58 5,28 2,15 4,74 46,10 28,41 39,00 258,070

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 907 HATİCE 10D 21 5 19,75 6 3 5,25 4 3 3,25 3 2 2,50 4 0 4,00 10 4 9,00 3 4 2,00 1 4 0,00 10 0 10,00 62 25 55,75 307,497 1124

2 993 MELİKE KOCA 10D 20 4 19,00 5 6 3,50 4 4 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 12 4 11,00 3 4 2,00 2 0 2,00 7 3 6,25 60 25 53,75 301,513 1187

3 939 ESMANUR UYKUN 10D 22 6 20,50 8 3 7,25 6 2 5,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 5 1,75 1 0 1,00 8 2 7,50 58 20 53,00 299,063 1217

4 952 EBRAR ORÇAN 10D 20 8 18,00 9 2 8,50 6 4 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 3 2,25 4 5 2,75 1 4 0,00 7 3 6,25 58 30 50,50 291,823 1295

5 999 NUR HARSE 10D 18 8 16,00 9 2 8,50 5 1 4,75 1 2 0,50 2 2 1,50 6 7 4,25 5 4 4,00 8 2 7,50 54 28 47,00 281,662 1422

6 987 ZEYNEP BOZDAĞ 10D 16 7 14,25 6 3 5,25 5 1 4,75 3 1 2,75 3 0 3,00 9 4 8,00 2 4 1,00 4 4 3,00 48 24 42,00 266,560 1621

7 971 BEYZA NUR ZORBA 10D 17 13 13,75 4 6 2,50 5 4 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 8 8 6,00 4 5 2,75 2 3 1,25 8 2 7,50 53 45 41,75 266,173 1628

8 977 RAHİLE AKTOP 10D 13 8 11,00 6 5 4,75 6 4 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 12 9 9,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 8 2 7,50 51 39 41,25 264,888 1649

9 957 MELİKE KISA 10D 22 4 21,00 8 2 7,50 5 5 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 0 3 -0,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 5 5 3,75 48 28 41,00 262,686 1677

10 985 MELİKE NAZ KILIÇ 10D 15 13 11,75 6 5 4,75 7 3 6,25 5 0 5,00 3 1 2,75 1 12 -2,00 5 3 4,25 1 2 0,50 7 3 6,25 50 42 39,50 259,650 1710

11 978 YUSUF KALAY 10D 9 8 7,00 4 3 3,25 5 4 4,00 1 2 0,50 1 2 0,50 11 7 9,25 4 3 3,25 1 0 1,00 6 4 5,00 42 33 33,75 242,913 1952

12 976 ŞEVVAL KARAGÖZ 10D 15 6 13,50 4 2 3,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 6 0 6,00 38 17 33,75 242,038 1967

13 990 ÖZGE SENA YILMAZ 10D 7 4 6,00 10 1 9,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 32 9 29,75 230,879 2141

14 0 ALİ EFE 10D 7 14 3,50 3 4 2,00 2 8 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 9 11 6,25 6 3 5,25 7 3 6,25 39 47 27,25 223,919 2260
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SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR KARABAYIR 986   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,438 264,540 1 42 42 1013 2080

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 1 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 13,00 11,35 10,67

Tarih-1 11 7 2 6,50 59 6,50 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 3,91 3,28

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,25 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,50 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 10 8 8,00 27 8,00 13,74 12,44

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 5,50 5,84 8,83

Fizik 10 5 1 4,75 48 4,75 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,58 1,55

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,00 4,74 4,66

TYT Fen 30 5 1 4,75 16 4,75 8,07 9,16

Toplam: 120 36 19 31,25 26 31,25 39,00 41,10

TYT Türkçe CEcCCEcb EB  be eACD EBb  BEcC

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal EeB bDEDEE     c      DebecAcC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik e    C   EA       B Da D      

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  ABCC e D                     

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 2 1 67
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 2 0 67
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 1 0 11
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100
Binom açılımını yapar. 3 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 4 0 80
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 0 0 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMA TEKEREK 921 10

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,980 264,540 1 54 54 1053 2340

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 1 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 6 5,50 18 5,50 11,35 10,67

Tarih-1 11 4 1 3,75 34 3,75 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 3,50 3,91 3,28

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,00 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,75 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 13 4 12,00 40 12,00 13,74 12,44

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 1,00 5,84 8,83

Fizik 10 4 2 3,50 35 3,50 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,58 1,55

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 3,75 4,74 4,66

TYT Fen 30 8 3 7,25 24 7,25 8,07 9,16

Toplam: 120 30 17 25,75 21 25,75 39,00 41,10

TYT Türkçe bCaa BD   dEa a    E  B  E    

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAE  a   B  cCCE Ca  D   AeDCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik  dd   B         b           bC

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen  bDBA C  c           EC Cb C  

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 0 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 1 1 25
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 0 20
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 0 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 1 0 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 0 75
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Binom açılımını yapar. 3 1 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 2 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 0 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ AY 928 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,195 264,540 11 59 59 1081 2652

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 12 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 3 4,25 14 8,98 11,35 10,67

Tarih-1 11 4 7 2,25 20 4,04 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 4,75 3,91 3,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,65 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 13 17 8,75 29 14,50 13,74 12,44

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 6,31 5,84 8,83

Fizik 10 4 2 3,50 35 1,69 2,75 2,95

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,90 0,58 1,55

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 4,40 4,74 4,66

TYT Fen 30 4 3 3,25 11 6,98 8,07 9,16

Toplam: 120 26 26 19,50 16 36,77 39,00 41,10

TYT Türkçe CEAb E d              Be      

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal EdaebaEaEEbaCACcdbcCaDDAceEeeC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik B    C  A Ab   a        a     

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  ABC  c eB   b                

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 0 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 2 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 1 1 11
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Binom açılımını yapar. 3 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 1 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 0 0 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI AKKUŞ 917 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,006 264,540 12 61 61 1088 2729

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 12 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 19 2,25 8 8,98 11,35 10,67

Tarih-1 11 1 9 -1,25 -11 4,04 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,75 3,91 3,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,65 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 14 15 10,25 34 14,50 13,74 12,44

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 6,31 5,84 8,83

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 1,69 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,90 0,58 1,55

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,40 4,74 4,66

TYT Fen 30 7 9 4,75 16 6,98 8,07 9,16

Toplam: 120 30 48 18,00 15 36,77 39,00 41,10

TYT Türkçe a cbC cbbEBacbeecACbD eacbBb e

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal Edcbe dbdcbaCACEcAdCCDDAcBaeDC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik e          c      cbDC  c     

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen ac eC edaa          E AaCaCED 

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 1 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 0 4 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 3 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Binom açılımını yapar. 3 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 3 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 2 1 67
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE GÜL SAYGILI 925 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,483 264,540 4 16 16 862 1513

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 12 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 8,98 11,35 10,67

Tarih-1 11 4 4 3,00 27 4,04 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 7 0 7,00 70 4,75 3,91 3,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,65 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 17 6 15,50 52 14,50 13,74 12,44

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 6,31 5,84 8,83

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 1,69 2,75 2,95

Kimya 10 2 1 1,75 18 0,90 0,58 1,55

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,40 4,74 4,66

TYT Fen 30 9 10 6,50 22 6,98 8,07 9,16

Toplam: 120 52 28 45,00 38 36,77 39,00 41,10

TYT Türkçe D BEbBb   AECCCAca aC BABECB  

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAa  aEd BbEACC   CAADBcaAADC 

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik eAB eeBB Aad   BeD D    d    C

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen bCece e db bBA      AaCdCD CD 

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 1 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 0 80
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 0 75
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 2 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 4 2 44
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33
Binom açılımını yapar. 3 1 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 3 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 2 1 67
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 2 1 67
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ NAS GÖK 922 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,079 264,540 6 39 39 998 2028

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 12 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 8,98 11,35 10,67

Tarih-1 11 3 5 1,75 16 4,04 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 4,75 3,91 3,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,65 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 11 10 8,50 28 14,50 13,74 12,44

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 6,31 5,84 8,83

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,69 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,90 0,58 1,55

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,40 4,74 4,66

TYT Fen 30 11 7 9,25 31 6,98 8,07 9,16

Toplam: 120 41 35 32,25 27 36,77 39,00 41,10

TYT Türkçe CE CC Bc Ea  bb eACecEBa  BcAe

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal EadA  Ecc b C  E dE  bDeABaeDC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik BB dbC e a A       bD dDe b D 

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  ABeeEeCb           EeADCBeEDb

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 1 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 4 20
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 2 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 1 1 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 3 1 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 2 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33
Binom açılımını yapar. 3 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 3 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 2 1 67
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA 915 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,341 264,540 10 52 52 1044 2285

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 12 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 8 2,00 7 8,98 11,35 10,67

Tarih-1 11 8 2 7,50 68 4,04 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,75 3,91 3,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,65 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 14,50 13,74 12,44

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 6,31 5,84 8,83

Fizik 10 2 0 2,00 20 1,69 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,90 0,58 1,55

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 4,40 4,74 4,66

TYT Fen 30 5 1 4,75 16 6,98 8,07 9,16

Toplam: 120 31 17 26,75 22 36,77 39,00 41,10

TYT Türkçe a cCC eb d   b   c  c     B  C

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal EdBAaDE EECcCcCE dcCC DAcBEeDC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik B                   D   D     

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  A C                   Da CE  

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 0 20
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 2 0 67
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Binom açılımını yapar. 3 1 0 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 0 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 0 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA AKILLI 110 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,111 264,540 8 44 44 1027 2171

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 12 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 6 7,50 25 8,98 11,35 10,67

Tarih-1 11 7 3 6,25 57 4,04 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,75 3,91 3,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,65 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 14,50 13,74 12,44

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 6,31 5,84 8,83

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,69 2,75 2,95

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,90 0,58 1,55

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 4,40 4,74 4,66

TYT Fen 30 5 4 4,00 13 6,98 8,07 9,16

Toplam: 120 34 19 29,25 24 36,77 39,00 41,10

TYT Türkçe   e c b   eECCCcc  E   A ECB  

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAd CdEEDBaEdCCccCCc DBc A DCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik       B         cD            

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen  Ce A a         b    E  C  aD 

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 0 60
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 1 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Binom açılımını yapar. 3 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 1 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 0 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BOZDOĞAN 927 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,329 264,540 5 17 17 886 1610

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 12 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 8,98 11,35 10,67

Tarih-1 11 4 5 2,75 25 4,04 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,75 3,91 3,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,65 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 14,50 13,74 12,44

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 6,31 5,84 8,83

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 1,69 2,75 2,95

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,90 0,58 1,55

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,40 4,74 4,66

TYT Fen 30 8 11 5,25 18 6,98 8,07 9,16

Toplam: 120 50 31 42,25 35 36,77 39,00 41,10

TYT Türkçe  bea B  E AECC c aDECDBABECB c

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAa*ad E BdbAC Ed aAADBcDAADCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik  d   AB  Aa  E BeD DC   b   Ca

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen  ae Ade  aa  A  b   AEbBeDeCDc

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 2 0 67
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 0 80
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 3 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 0 75
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 4 0 44
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Binom açılımını yapar. 3 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 0 3 0
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 3 1 0 33
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 2 1 67
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE DEREBEYİ 903 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,769 264,540 2 7 7 671 1118

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 12 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 7 6,25 21 8,98 11,35 10,67

Tarih-1 11 7 1 6,75 61 4,04 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,75 3,91 3,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,65 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 14,50 13,74 12,44

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 6,31 5,84 8,83

Fizik 10 3 3 2,25 23 1,69 2,75 2,95

Kimya 10 5 2 4,50 45 0,90 0,58 1,55

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 4,40 4,74 4,66

TYT Fen 30 14 6 12,50 42 6,98 8,07 9,16

Toplam: 120 60 19 55,25 46 36,77 39,00 41,10

TYT Türkçe DeBEA e   dECCac       c dC   

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAE  aEE BCEACeE  aAADecDAADdE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik C B AABBDAEEC  BDD DC E E    C

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen  C cc C Ba ABA CDe aAE BC eCD 

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 2 20
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 0 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 0 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 3 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 8 0 89
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 0 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Binom açılımını yapar. 3 3 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 3 1 60
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 3 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ZELİHA ÇMK 911 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,108 264,540 3 11 11 749 1273

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 12 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 4 18,00 60 8,98 11,35 10,67

Tarih-1 11 5 6 3,50 32 4,04 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,75 3,91 3,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,65 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 14,50 13,74 12,44

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 6,31 5,84 8,83

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,69 2,75 2,95

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,90 0,58 1,55

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,40 4,74 4,66

TYT Fen 30 12 9 9,75 33 6,98 8,07 9,16

Toplam: 120 57 23 51,25 43 36,77 39,00 41,10

TYT Türkçe  EACCEBADE EBDC d C ecBa  BEAC

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal EaBedDEaEde CAaEAAcC DDAABEADC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik e    C   E b      BCDC        

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  edCCdeC d  bb  d A E ADCBCaDC

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 3 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 3 0 75
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 2 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Binom açılımını yapar. 3 1 0 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 1 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 3 1 0 33
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 2 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER CAN 926 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,880 264,540 9 50 50 1036 2221

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 12 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 12 9,00 30 8,98 11,35 10,67

Tarih-1 11 7 4 6,00 55 4,04 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,75 3,91 3,28

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 2,65 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 14,50 13,74 12,44

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 6,31 5,84 8,83

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,69 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,90 0,58 1,55

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 4,40 4,74 4,66

TYT Fen 30 4 3 3,25 11 6,98 8,07 9,16

Toplam: 120 34 23 28,25 24 36,77 39,00 41,10

TYT Türkçe eeBabBDB d EbbCdc D dDBdB C eA

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EeEaCaEEDBbE CCacCCA D    e  E

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik     A B  b                   C

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen  CedA C Bb                    

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 1 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 4 1 3 25
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 2 40
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 2 1 67
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Binom açılımını yapar. 3 1 0 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 3 1 60
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 0 0 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM ALBENİ 912 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,197 264,540 7 40 40 999 2036

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 12 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 8,98 11,35 10,67

Tarih-1 11 5 6 3,50 32 4,04 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,75 3,91 3,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,65 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 14,50 13,74 12,44

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 6,31 5,84 8,83

Fizik 10 3 1 2,75 28 1,69 2,75 2,95

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,90 0,58 1,55

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,40 4,74 4,66

TYT Fen 30 7 4 6,00 20 6,98 8,07 9,16

Toplam: 120 40 32 32,00 27 36,77 39,00 41,10

TYT Türkçe DdBEdBbBab ECCaAca b cdAcECBcd

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal cAdabaEEDBbEdCCaaCbAADB DeADC 

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik       B  A b    e  D   d      

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen    dAC  B    d       Eb  D CDc

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 2 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 3 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 2 1 22
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Binom açılımını yapar. 3 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 0 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ZEYŞAN 914 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,247 264,540 1 4 4 556 892

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 12 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 8,98 11,35 10,67

Tarih-1 11 7 2 6,50 59 4,04 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 4,75 3,91 3,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,65 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 21 3 20,25 68 14,50 13,74 12,44

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 6,31 5,84 8,83

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,69 2,75 2,95

Kimya 10 5 2 4,50 45 0,90 0,58 1,55

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 4,40 4,74 4,66

TYT Fen 30 16 6 14,50 48 6,98 8,07 9,16

Toplam: 120 67 22 61,50 51 36,77 39,00 41,10

TYT Türkçe  E CCEddbEBcBbe B   bb ebaBEAC

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal EdBACDE Ec  CA E AEe DDAABEADC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik eB AECC AEAb EDC  B D  DDEEC  

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  ABCd e bc BaC  EDAeE A CBCEDC

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 1 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 3 0 75
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 0 80
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 0 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 0 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 3 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 6 1 67
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 0 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100
Binom açılımını yapar. 3 2 0 67
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 0 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 2 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 3 2 0 67
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 1 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SÜREK 942 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,108 264,540 16 58 58 1061 2424

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 17 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 9 7,75 26 10,13 11,35 10,67

Tarih-1 11 7 3 6,25 57 4,18 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 1 8 -1,00 -10 2,85 3,91 3,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,91 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,66 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 12 16 8,00 27 12,60 13,74 12,44

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 3,74 5,84 8,83

Fizik 10 6 2 5,50 55 3,12 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,09 0,58 1,55

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 3,59 4,74 4,66

TYT Fen 30 7 6 5,50 18 6,79 8,07 9,16

Toplam: 120 33 35 24,25 20 33,26 39,00 41,10

TYT Türkçe C A CaBeDEBaB e ab Db    eB d 

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal EaBAbDE EEeabbdcd EadcDeAeEeDd

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik B    b   dA        aDa  D     

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  ABCCde DB          be  C   eb

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 1 50
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 2 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 2 20
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 1 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67
Binom açılımını yapar. 3 1 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 4 0 80
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSENBEYZA SOLMAZ 941 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,511 264,540 3 25 25 919 1726

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 17 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 10,13 11,35 10,67

Tarih-1 11 0 0 0,00 0 4,18 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 2,85 3,91 3,28

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,91 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,66 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 8 1 7,75 26 12,60 13,74 12,44

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 3,74 5,84 8,83

Fizik 10 3 2 2,50 25 3,12 2,75 2,95

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,09 0,58 1,55

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 3,59 4,74 4,66

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 6,79 8,07 9,16

Toplam: 120 44 19 39,25 33 33,26 39,00 41,10

TYT Türkçe D  ae DB EAdCCac e EC BAB CB  

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal            E        ADB  AeDCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik CdBDAABd A ECE BaDaDCcEAdD   b

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen  C  ACe d C     b       C  e b

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 1 50
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 2 0 67
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 0 60
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 7 1 78
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 1 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100
Binom açılımını yapar. 3 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 2 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 2 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 0 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KAHRAMAN 955 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,269 264,540 13 48 48 1034 2218

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 17 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 10,13 11,35 10,67

Tarih-1 11 2 2 1,50 14 4,18 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 2,85 3,91 3,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,91 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,66 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 10 11 7,25 24 12,60 13,74 12,44

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 3,74 5,84 8,83

Fizik 10 3 5 1,75 18 3,12 2,75 2,95

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,09 0,58 1,55

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,59 4,74 4,66

TYT Fen 30 10 8 8,00 27 6,79 8,07 9,16

Toplam: 120 36 30 28,50 24 33,26 39,00 41,10

TYT Türkçe aE CC  dDEaa DCc AC cEB DDBcA 

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal E dA    b  dbcaEddaC  DAcBEdDC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik B  c a             a    e     

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  cBCCce bc  C     d E AaC CEDb

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 1 50
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 2 0 67
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 1 20
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 1 1 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Binom açılımını yapar. 3 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 3 1 60
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 2 0 67
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR POYRAZ 997 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,444 264,540 8 32 32 971 1918

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 17 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 6 9,50 32 10,13 11,35 10,67

Tarih-1 11 5 3 4,25 39 4,18 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 2,85 3,91 3,28

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,91 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,66 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 18 6 16,50 55 12,60 13,74 12,44

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 3,74 5,84 8,83

Fizik 10 2 4 1,00 10 3,12 2,75 2,95

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,09 0,58 1,55

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,59 4,74 4,66

TYT Fen 30 8 10 5,50 18 6,79 8,07 9,16

Toplam: 120 41 25 34,75 29 33,26 39,00 41,10

TYT Türkçe  eeEda    AECCCA  bb  BAB C   

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAdD a E BeEdCCd CCA DBA AeDCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik a     B        BcD      b    C

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen  Cecc C  b   c  ba  eECaCDbCD 

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 0 50
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 0 60
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 1 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Binom açılımını yapar. 3 1 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 1 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 2 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KEKLİK 981 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,690 264,540 1 15 15 832 1451

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 17 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 10 3,50 12 10,13 11,35 10,67

Tarih-1 11 8 2 7,50 68 4,18 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 2,85 3,91 3,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,66 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 19 5 17,75 59 12,60 13,74 12,44

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 3,74 5,84 8,83

Fizik 10 6 1 5,75 58 3,12 2,75 2,95

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,09 0,58 1,55

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,59 4,74 4,66

TYT Fen 30 16 2 15,50 52 6,79 8,07 9,16

Toplam: 120 51 21 45,75 38 33,26 39,00 41,10

TYT Türkçe a Ba  b  abdaCCdb Da  B    B  

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAE CabEDBCEAC  dC   DBADdeDCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik C B A d     CE BDDd     d a CC

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen ECe A C BD   A      AECBCDACDb

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 1 3 25
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 2 0 67
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 0 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 1 1 11
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100
Binom açılımını yapar. 3 2 0 67
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 4 0 80
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 1 0 33
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE TÜRKMEN 945 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,329 264,540 7 30 30 948 1832

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 17 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 10,13 11,35 10,67

Tarih-1 11 4 3 3,25 30 4,18 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 2,85 3,91 3,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,66 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 12,60 13,74 12,44

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 3,74 5,84 8,83

Fizik 10 5 2 4,50 45 3,12 2,75 2,95

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,09 0,58 1,55

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 3,59 4,74 4,66

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 6,79 8,07 9,16

Toplam: 120 43 26 36,50 30 33,26 39,00 41,10

TYT Türkçe  b CCEeADEaaBbCd A D EB  aBEdC

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal EaBA  a Ea dbACEcAb CDDAbBEADC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik B   c      b       a    D b   

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  cBC EeCD   b D   e     C CEbb

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 1 50
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 1 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 2 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Binom açılımını yapar. 3 1 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 3 0 60
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 1 0 25

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 0 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA LİMON 943 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,171 264,540 10 36 36 990 1998

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 17 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 10,13 11,35 10,67

Tarih-1 11 6 4 5,00 45 4,18 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 2,85 3,91 3,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,66 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 12,60 13,74 12,44

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 3,74 5,84 8,83

Fizik 10 4 2 3,50 35 3,12 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,09 0,58 1,55

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 3,59 4,74 4,66

TYT Fen 30 7 4 6,00 20 6,79 8,07 9,16

Toplam: 120 39 24 33,00 28 33,26 39,00 41,10

TYT Türkçe aE aC BdaEdEcb c A   EB D BEeC

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal EaBAaaEcEE  C CEA aa DDAcBEAD 

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik e    b   E d       aD   D     

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen a  CC D bB              CaCaD 

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 1 50
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 1 40
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 1 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 0 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Binom açılımını yapar. 3 1 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 2 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 1 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS PINAR 940 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,914 264,540 5 28 28 940 1796

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 17 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 8 11,00 37 10,13 11,35 10,67

Tarih-1 11 7 2 6,50 59 4,18 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 2,85 3,91 3,28

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,91 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 2,66 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 15 5 13,75 46 12,60 13,74 12,44

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 3,74 5,84 8,83

Fizik 10 3 3 2,25 23 3,12 2,75 2,95

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,09 0,58 1,55

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,59 4,74 4,66

TYT Fen 30 11 7 9,25 31 6,79 8,07 9,16

Toplam: 120 43 23 37,25 31 33,26 39,00 41,10

TYT Türkçe CaACC B DdBE DC ed ebEa aDB   

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal EaBc DE EECe AaE   C  DA BEd C

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik d    b   EA   a   B     D     

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  bdCCEe    c      A bAADCBCaeC

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 0 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 2 0 67
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 0 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Binom açılımını yapar. 3 1 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 1 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 1 1 33
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN BARMAN 980 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,766 264,540 6 29 29 943 1808

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 17 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 6 7,50 25 10,13 11,35 10,67

Tarih-1 11 5 4 4,00 36 4,18 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 2,85 3,91 3,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,66 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 12,60 13,74 12,44

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 3,74 5,84 8,83

Fizik 10 5 2 4,50 45 3,12 2,75 2,95

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,09 0,58 1,55

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 3,59 4,74 4,66

TYT Fen 30 8 5 6,75 23 6,79 8,07 9,16

Toplam: 120 42 21 36,75 31 33,26 39,00 41,10

TYT Türkçe  eBa BbB   dCC A a E  Bc  C   

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAbe a EDBbE CCE CaAdDBbDAADdE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik   B A B  b      DD D    b    C

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen ECe ACC  a   c       aC    CDb

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 1 20
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 2 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 2 1 22
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Binom açılımını yapar. 3 2 0 67
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 1 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRKAN GÜZEL 924 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,935 264,540 17 60 60 1082 2656

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 17 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 3 6,25 21 10,13 11,35 10,67

Tarih-1 11 5 2 4,50 41 4,18 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 2,85 3,91 3,28

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,91 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 2,66 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 9 6 7,50 25 12,60 13,74 12,44

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 3,74 5,84 8,83

Fizik 10 2 4 1,00 10 3,12 2,75 2,95

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,09 0,58 1,55

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 3,59 4,74 4,66

TYT Fen 30 5 7 3,25 11 6,79 8,07 9,16

Toplam: 120 25 22 19,50 16 33,26 39,00 41,10

TYT Türkçe   c C    EBaBb   A   E       C

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal EaBA Db E   a  Ed E  D Abe    

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik BB c       b       bD  Db ba  

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  Ac C eea         c b   CdC  C

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 4 3 0 75
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 0 20
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 0 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 2 2 22
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Binom açılımını yapar. 3 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 2 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 1 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER ATA 936 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,830 264,540 4 26 26 928 1760

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 17 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 4 11,00 37 10,13 11,35 10,67

Tarih-1 11 8 2 7,50 68 4,18 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 2,85 3,91 3,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,91 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,66 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 12,60 13,74 12,44

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 3,74 5,84 8,83

Fizik 10 3 2 2,50 25 3,12 2,75 2,95

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,09 0,58 1,55

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,59 4,74 4,66

TYT Fen 30 9 8 7,00 23 6,79 8,07 9,16

Toplam: 120 45 27 38,25 32 33,26 39,00 41,10

TYT Türkçe CE CC  A EBaBD   A DcEd c     

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal EdBACDE EEedCACEAAce aDAceadDC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik B    d   EAb   bd B D   D d   

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  ABC  e  c a b b  Aa AA C dEeC

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 0 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 0 20
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 1 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 2 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100
Binom açılımını yapar. 3 1 0 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 0 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 3 1 2 33
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 1 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNEGÜL ASLAN 910 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,709 264,540 12 46 46 1029 2176

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 17 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 10 5,50 18 10,13 11,35 10,67

Tarih-1 11 6 3 5,25 48 4,18 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,85 3,91 3,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,66 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 12,60 13,74 12,44

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 3,74 5,84 8,83

Fizik 10 5 2 4,50 45 3,12 2,75 2,95

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,09 0,58 1,55

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,59 4,74 4,66

TYT Fen 30 8 7 6,25 21 6,79 8,07 9,16

Toplam: 120 36 28 29,00 24 33,26 39,00 41,10

TYT Türkçe  e E dbc Ed aCdA   c  Be ECB e

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAEc aEE BaE Caad C cDBdDAADCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik b     e  A   a  DD            

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen  CDBA Ca be          adaCDbC  

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 0 50
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 2 1 50
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 1 40
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 1 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 0 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 1 0 11
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33
Binom açılımını yapar. 3 1 0 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 2 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 1 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İRFAN KARADAĞLI 959 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,513 264,540 15 55 55 1054 2350

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 17 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 16 3,00 10 10,13 11,35 10,67

Tarih-1 11 4 5 2,75 25 4,18 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 2,85 3,91 3,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,91 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,66 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 12,60 13,74 12,44

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 3,74 5,84 8,83

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,12 2,75 2,95

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,09 0,58 1,55

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,59 4,74 4,66

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 6,79 8,07 9,16

Toplam: 120 36 42 25,50 21 33,26 39,00 41,10

TYT Türkçe DecbA ba  bdaCad  ba DBcc CBcb

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal Ebb CadE BbbAeCaBCdAdDBbeAADCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik  d  A e         DD D    d     

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen aCDBAbb  bCb e      cECeCcdC d

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 1 50
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 1 3 25
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 3 20
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 1 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 2 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 1 0 11
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Binom açılımını yapar. 3 1 0 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 2 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 3 0 2 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 2 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA YILDIZ 919 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,168 264,540 9 33 33 973 1925

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 17 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 10,13 11,35 10,67

Tarih-1 11 5 4 4,00 36 4,18 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,85 3,91 3,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,91 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 2,66 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 8 7 6,25 21 12,60 13,74 12,44

Matematik-1 30 5 11 2,25 8 3,74 5,84 8,83

Fizik 10 5 2 4,50 45 3,12 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,09 0,58 1,55

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 3,59 4,74 4,66

TYT Fen 30 9 3 8,25 28 6,79 8,07 9,16

Toplam: 120 42 28 35,00 29 33,26 39,00 41,10

TYT Türkçe DCBEeBbBE AECCCA aDc cBABcCBeA

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EdbaCaEE B           DBcbe D  

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik     eAae b cCa  bDeD b Ab    a

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen  CDcACe  D           ECeCD    

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 1 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 2 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 2 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 2 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 2 3 22
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33
Binom açılımını yapar. 3 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 2 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 1 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 1 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 0 0 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RİCARDO RAMAZAN 905 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,117 264,540 11 37 37 991 1999

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 17 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 10,13 11,35 10,67

Tarih-1 11 4 7 2,25 20 4,18 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 2,85 3,91 3,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,91 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,66 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 14 14 10,50 35 12,60 13,74 12,44

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 3,74 5,84 8,83

Fizik 10 3 5 1,75 18 3,12 2,75 2,95

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,09 0,58 1,55

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 3,59 4,74 4,66

TYT Fen 30 6 9 3,75 13 6,79 8,07 9,16

Toplam: 120 43 39 33,25 28 33,26 39,00 41,10

TYT Türkçe DecEABbaEEAdCCCAcCcEbcBd ECBDd

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal ccEbaaEdDBd bCCEa dAdDadDAeDCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik C d   B  c     cDD         cCb

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen ceDcA ab D   c b      C  bAb E

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 2 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 2 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Binom açılımını yapar. 3 1 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 3 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DİKİLİTAŞ 902 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,365 264,540 2 19 19 891 1625

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 17 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 10,13 11,35 10,67

Tarih-1 11 7 3 6,25 57 4,18 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 2,85 3,91 3,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,91 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,66 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 12,60 13,74 12,44

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 3,74 5,84 8,83

Fizik 10 2 2 1,50 15 3,12 2,75 2,95

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,09 0,58 1,55

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,59 4,74 4,66

TYT Fen 30 9 7 7,25 24 6,79 8,07 9,16

Toplam: 120 49 28 42,00 35 33,26 39,00 41,10

TYT Türkçe DCBEdBDB bAECCacb bEacBABECBeA

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAEbCaEE BdcA CddC A DBc AADCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik Cd    B        Bb b     d    a

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen  CecA     b a       AaCBCaACcE

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 1 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 1 80
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 2 1 67
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Binom açılımını yapar. 3 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 0 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ALİ ARISOY 909 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,287 264,540 14 53 53 1045 2286

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 17 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 10,13 11,35 10,67

Tarih-1 11 2 7 0,25 2 4,18 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 2,85 3,91 3,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,66 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 12,60 13,74 12,44

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 3,74 5,84 8,83

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,12 2,75 2,95

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,09 0,58 1,55

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,59 4,74 4,66

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 6,79 8,07 9,16

Toplam: 120 35 32 27,00 23 33,26 39,00 41,10

TYT Türkçe a ca  eADEBEBbe    ccE a DBdAC

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal Eddbb b EdeBacdEAdbCCDDAABEADC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik e                             

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  Ac eEeCbB        e aA  CBCcab

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 1 1 25
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 2 40
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 2 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Binom açılımını yapar. 3 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 0 3 0
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 2 0 67
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR AKBABA 973 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,059 264,540 8 27 27 934 1780

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 16 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 12,42 11,35 10,67

Tarih-1 11 1 5 -0,25 -2 3,75 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 4,81 3,91 3,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,83 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 13 10 10,50 35 14,45 13,74 12,44

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 8,80 5,84 8,83

Fizik 10 4 1 3,75 38 3,20 2,75 2,95

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,12 0,58 1,55

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,31 4,74 4,66

TYT Fen 30 12 11 9,25 31 9,64 8,07 9,16

Toplam: 120 46 33 37,75 31 45,31 39,00 41,10

TYT Türkçe CE CCEBdaEBaBbeeeAaD EB cDB A 

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal bad   c Ed dCAaEcAc  eDAABEADC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik BB d  C              b DD d   

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  AaCC    B aed bEaABEbeaCBbEDb

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 2 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 1 40
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 2 0 22
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Binom açılımını yapar. 3 1 0 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 1 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 3 1 2 33
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 1 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 2 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR BOZKURT 965 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,871 264,540 5 6 6 623 1023

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 16 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 12,42 11,35 10,67

Tarih-1 11 7 3 6,25 57 3,75 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 4,81 3,91 3,28

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,83 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 14,45 13,74 12,44

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 8,80 5,84 8,83

Fizik 10 5 2 4,50 45 3,20 2,75 2,95

Kimya 10 4 2 3,50 35 1,12 0,58 1,55

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,31 4,74 4,66

TYT Fen 30 17 6 15,50 52 9,64 8,07 9,16

Toplam: 120 65 26 58,50 49 45,31 39,00 41,10

TYT Türkçe CEACCEeADEBaBaCABACDcEBacDBEce

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal ECBAbbE EEaaC CEA  ba DA* EADC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik eB d d   EA  EDb  B Dd  D E   

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  ABCC Deb  B d AE AaEeADCcCEDC

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 1 50
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 2 1 67
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 1 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 1 0 11
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 0 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100
Binom açılımını yapar. 3 2 0 67
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 3 1 60
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 3 3 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 2 1 67
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE AKKURT 944 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,754 264,540 11 41 41 1011 2077

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 16 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 7 5,25 18 12,42 11,35 10,67

Tarih-1 11 1 2 0,50 5 3,75 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 4,81 3,91 3,28

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 2,83 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 9 5 7,75 26 14,45 13,74 12,44

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 8,80 5,84 8,83

Fizik 10 3 6 1,50 15 3,20 2,75 2,95

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 1,12 0,58 1,55

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 5,31 4,74 4,66

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 9,64 8,07 9,16

Toplam: 120 39 32 31,00 26 45,31 39,00 41,10

TYT Türkçe     CbB bEB   e e   cE    BaAd

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal Ea      b  a A EAA  d DA   ADd

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik BB AaCaeAcAbcd    B DCADeEEaD 

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  AdCbEebba a b b  c EbAD BC D 

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 4 2 0 50
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 3 20
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 1 0 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 4 4 44
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 2 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67
Binom açılımını yapar. 3 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 0 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 3 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 3 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 0 0 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
E ZİŞAN GEVREK 904 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,682 264,540 2 2 2 163 299

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 16 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 12,42 11,35 10,67

Tarih-1 11 9 1 8,75 80 3,75 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 4,81 3,91 3,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,83 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 25 4 24,00 80 14,45 13,74 12,44

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 8,80 5,84 8,83

Fizik 10 8 2 7,50 75 3,20 2,75 2,95

Kimya 10 5 5 3,75 38 1,12 0,58 1,55

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,31 4,74 4,66

TYT Fen 30 21 9 18,75 63 9,64 8,07 9,16

Toplam: 120 92 22 86,50 72 45,31 39,00 41,10

TYT Türkçe DCBEABDBbaAECCCAbaDECDBABECBDc

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAE aCEEDBCEACCEdCCAADeADAeDCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik dABaAABBDbEECE BDD D DEdED  CC

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen ECeBAeCEBDdABeEaaBDcAECBeDeCDE

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 2 1 67
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 5 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 1 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 4 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 6 1 67
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 1 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100
Binom açılımını yapar. 3 3 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 1 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 3 2 1 67
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 1 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 2 1 67
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUDE GÖRGÜLÜ 979 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,908 264,540 4 5 5 588 957

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 16 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 12,42 11,35 10,67

Tarih-1 11 6 4 5,00 45 3,75 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 4,81 3,91 3,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,83 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 14,45 13,74 12,44

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 8,80 5,84 8,83

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,20 2,75 2,95

Kimya 10 1 7 -0,75 -8 1,12 0,58 1,55

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,31 4,74 4,66

TYT Fen 30 16 11 13,25 44 9,64 8,07 9,16

Toplam: 120 69 36 60,00 50 45,31 39,00 41,10

TYT Türkçe DbeadBDaEEAECCCAc DEbcBAeECBbe

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal cAa CaEEDBdEACCEdCCAADBADAADCa

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik CAB AeBB bac d B D DC  Ad  dCb

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen ECeBA dEdaabaAadbc  AECBCDACDE

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 1 50
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 2 1 67
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 1 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 4 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 4 3 44
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67
Binom açılımını yapar. 3 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 0 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 3 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 3 1 2 33
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 2 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN BAĞCI 988 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,828 264,540 12 45 45 1028 2174

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 16 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 12,42 11,35 10,67

Tarih-1 11 8 3 7,25 66 3,75 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,81 3,91 3,28

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 2,83 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 14,45 13,74 12,44

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 8,80 5,84 8,83

Fizik 10 2 5 0,75 8 3,20 2,75 2,95

Kimya 10 1 3 0,25 3 1,12 0,58 1,55

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 5,31 4,74 4,66

TYT Fen 30 3 8 1,00 3 9,64 8,07 9,16

Toplam: 120 38 35 29,25 24 45,31 39,00 41,10

TYT Türkçe bbBacBbB EeEaCa c DE cBdeECB c

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAEabaEEDBCcdCedaCCAADB     CE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik  d  A B      a  Da   D ebD  Cb

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen  CaBc e aadb e   B            

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 2 1 50
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 2 40
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 2 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33
Binom açılımını yapar. 3 1 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 1 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 3 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 2 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 1 0 25

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 0 0 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA YİĞİT 970 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,414 264,540 7 24 24 916 1716

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 16 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 12,42 11,35 10,67

Tarih-1 11 3 6 1,50 14 3,75 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 4,81 3,91 3,28

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,83 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 14,45 13,74 12,44

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 8,80 5,84 8,83

Fizik 10 2 2 1,50 15 3,20 2,75 2,95

Kimya 10 1 0 1,00 10 1,12 0,58 1,55

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 5,31 4,74 4,66

TYT Fen 30 6 4 5,00 17 9,64 8,07 9,16

Toplam: 120 44 17 39,75 33 45,31 39,00 41,10

TYT Türkçe CEACCbBADdBE  e BAC cEaC DcEAC

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal aCB b aeEde CACE  b   DAABEADC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik                   B D   D E   

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  c CC   a    C      a     CEDb

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 1 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 0 80
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 3 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 0 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Binom açılımını yapar. 3 1 0 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 1 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 0 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 0 0 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİB KISA 964 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,315 264,540 15 56 56 1059 2399

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 16 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 11 4,25 14 12,42 11,35 10,67

Tarih-1 11 3 5 1,75 16 3,75 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 4,81 3,91 3,28

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,83 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 13 8 11,00 37 14,45 13,74 12,44

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 8,80 5,84 8,83

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,20 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,12 0,58 1,55

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 5,31 4,74 4,66

TYT Fen 30 7 6 5,50 18 9,64 8,07 9,16

Toplam: 120 31 26 24,50 20 45,31 39,00 41,10

TYT Türkçe CEeb  e  dBaBD  d   cde  Dd dC

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal EaB   abEce e C   EbCDDA BEdDC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik B             D      a DD     

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  AcCC eCaB            A  e aDb

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 0 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 4 0 2 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 2 20
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 3 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 2 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 1 0 11
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Binom açılımını yapar. 3 2 0 67
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 2 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 1 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 0 0 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER NUR KURT 992 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,498 264,540 3 3 3 517 819

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 16 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 12,42 11,35 10,67

Tarih-1 11 4 5 2,75 25 3,75 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,81 3,91 3,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,83 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 14,45 13,74 12,44

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 8,80 5,84 8,83

Fizik 10 4 5 2,75 28 3,20 2,75 2,95

Kimya 10 3 4 2,00 20 1,12 0,58 1,55

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,31 4,74 4,66

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 9,64 8,07 9,16

Toplam: 120 72 31 64,25 54 45,31 39,00 41,10

TYT Türkçe C ACCEeADdBEBDC eAaccEBaeDBcAC

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal daBbCD eEc dCACEAdEdCDDAABE DC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik BB  ECCeAEAABE  E BbDb DD bCD 

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  AaCdEeebBaB a AbbA EbADCBCEDC

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 2 1 67
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 3 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 8 0 89
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 2 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100
Binom açılımını yapar. 3 1 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 3 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 3 3 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BARAZ 949 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,134 264,540 10 38 38 997 2026

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 16 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 12 9,00 30 12,42 11,35 10,67

Tarih-1 11 5 4 4,00 36 3,75 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,81 3,91 3,28

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 2,83 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 13 11 10,25 34 14,45 13,74 12,44

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 8,80 5,84 8,83

Fizik 10 2 5 0,75 8 3,20 2,75 2,95

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,12 0,58 1,55

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,31 4,74 4,66

TYT Fen 30 12 12 9,00 30 9,64 8,07 9,16

Toplam: 120 43 43 32,25 27 45,31 39,00 41,10

TYT Türkçe  EA CEB aEBEBbbdd  DcEaaaaBde 

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal  aBeaDE EEbdCA EAdECaD  eaEdb 

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik BB d    c  e b C D bea  D  eD 

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  Adbb ce Bb dd bEaABEecDCBCED 

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 1 50
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 1 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 4 2 0 50
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 3 20
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 1 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 4 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 1 3 11
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 0 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Binom açılımını yapar. 3 1 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 2 0 67
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 0 3 0
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 3 1 1 33
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 1 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 2 1 67
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ KAYA 994 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,012 264,540 14 49 49 1035 2220

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 16 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 12,42 11,35 10,67

Tarih-1 11 4 5 2,75 25 3,75 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 4,81 3,91 3,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,83 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 14 10 11,50 38 14,45 13,74 12,44

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 8,80 5,84 8,83

Fizik 10 3 4 2,00 20 3,20 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,12 0,58 1,55

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,31 4,74 4,66

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 9,64 8,07 9,16

Toplam: 120 37 35 28,25 24 45,31 39,00 41,10

TYT Türkçe Deda abBbEAEaCdd  bE bBABcCBe 

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EecD aEd BaEACC   aA DBcbcdDCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik     A        E  eD         c a

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen aCe A baB           cbCBdDdCbE

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 1 50
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 2 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 1 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 2 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100
Binom açılımını yapar. 3 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 2 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 2 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBE N * KAYA 153 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,379 264,540 1 1 1 68 125

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 16 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 4 20,00 67 12,42 11,35 10,67

Tarih-1 11 8 3 7,25 66 3,75 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 4,81 3,91 3,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,83 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 14,45 13,74 12,44

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 8,80 5,84 8,83

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,20 2,75 2,95

Kimya 10 7 3 6,25 63 1,12 0,58 1,55

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,31 4,74 4,66

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 9,64 8,07 9,16

Toplam: 120 100 14 96,50 80 45,31 39,00 41,10

TYT Türkçe DCBEABD bEAEC C  aDcCbBABECBD 

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAEDbadEDBCEACCEdCCAADBADAADCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik C BDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen ECeBACCEdcCABAbbDBDbAECBCDACDE

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 2 1 67
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 2 0 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 5 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 2 1 67
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 4 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 3 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 9 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 5 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100
Binom açılımını yapar. 3 3 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 3 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 3 3 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 2 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA YILMAZ 972 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,476 264,540 6 13 13 783 1346

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 16 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 12,42 11,35 10,67

Tarih-1 11 6 5 4,75 43 3,75 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,81 3,91 3,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,83 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 14,45 13,74 12,44

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 8,80 5,84 8,83

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,20 2,75 2,95

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 1,12 0,58 1,55

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 5,31 4,74 4,66

TYT Fen 30 11 19 6,25 21 9,64 8,07 9,16

Toplam: 120 62 51 49,25 41 45,31 39,00 41,10

TYT Türkçe CbAbbbdADEBEBDCcBACbbcB aeBEdC

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal daBeaDEbEECaaACEAAEadeDAABccDC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik BB AcCa dEAbB  b DBCDacDD EaDB

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen EAdCaEcbDBaBbabbcaecceADCBabbd

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 2 1 67
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 2 1 67
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 3 4 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 1 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100
Binom açılımını yapar. 3 2 0 67
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 2 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 3 1 2 33
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 2 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 4 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 2 1 67
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET KOZAN 983 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,465 264,540 13 47 47 1033 2210

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 16 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 12,42 11,35 10,67

Tarih-1 11 2 6 0,50 5 3,75 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 4,81 3,91 3,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,83 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 13 11 10,25 34 14,45 13,74 12,44

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 8,80 5,84 8,83

Fizik 10 2 3 1,25 13 3,20 2,75 2,95

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,12 0,58 1,55

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,31 4,74 4,66

TYT Fen 30 11 5 9,75 33 9,64 8,07 9,16

Toplam: 120 37 35 28,25 24 45,31 39,00 41,10

TYT Türkçe beBE BeBb AECCCAcabbbae  dd e 

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal Ebb baE  aaEdCC  CC eDBbbAeDCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik   B   e  c     BD  c    d   a 

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen  de AC   b   Ab     AECBCDACb 

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 1 50
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 3 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 0 3 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 2 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 2 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 1 2 11
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Binom açılımını yapar. 3 1 0 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 0 2 0
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 1 0 33
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞRA DENİZ 991 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,238 264,540 16 57 57 1060 2418

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 16 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 9 6,75 23 12,42 11,35 10,67

Tarih-1 11 3 7 1,25 11 3,75 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 4,81 3,91 3,28

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,83 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 12 11 9,25 31 14,45 13,74 12,44

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 8,80 5,84 8,83

Fizik 10 2 4 1,00 10 3,20 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,12 0,58 1,55

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 5,31 4,74 4,66

TYT Fen 30 7 6 5,50 18 9,64 8,07 9,16

Toplam: 120 31 27 24,25 20 45,31 39,00 41,10

TYT Türkçe aeBa Bb   AEa   c b  cBABE  Dd

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal Edb eacEcBbEdCd  C ceD   AADCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik       B         D    D       b

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen cC Bc e c           AECeC A a 

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 1 1 25
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 0 80
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 2 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Binom açılımını yapar. 3 1 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 0 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 2 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 2 1 67
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 0 0 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BOZDOĞAN 998 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,654 264,540 9 31 31 969 1913

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 16 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 12,42 11,35 10,67

Tarih-1 11 7 4 6,00 55 3,75 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 4,81 3,91 3,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,83 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 14,45 13,74 12,44

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 8,80 5,84 8,83

Fizik 10 5 2 4,50 45 3,20 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,12 0,58 1,55

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,31 4,74 4,66

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 9,64 8,07 9,16

Toplam: 120 42 29 34,75 29 45,31 39,00 41,10

TYT Türkçe b BaABbB a dbCaAb  E  BA cCB c

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAEcbdEEDBbdACC  eC cDBe AeDCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik C   A B  c   d  DD          bb

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen ECcBc C  D           E eCcAdDc

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 1 40
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 2 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67
Binom açılımını yapar. 3 1 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 3 0 60
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 1 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EFE 0 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,919 264,540 14 51 51 1041 2260

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 14 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 14 3,50 12 13,93 11,35 10,67

Tarih-1 11 3 4 2,00 18 5,45 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 3,77 3,91 3,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,20 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,79 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 10 16 6,00 20 14,20 13,74 12,44

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 4,96 5,84 8,83

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,50 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,36 0,58 1,55

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,20 4,74 4,66

TYT Fen 30 13 6 11,50 38 9,05 8,07 9,16

Toplam: 120 39 47 27,25 23 42,14 39,00 41,10

TYT Türkçe ceBb  bd Ec aCaA bDEb Bb a de 

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal E cc dcE B cAbCdaeaceDeccAeDCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik CbB AAc  A c Eb bebD a d e BCb

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen cCeBACC Ba          AaCeCDeCDE

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 2 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 2 1 50
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 0 3 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 2 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 2 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 3 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 2 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 4 1 44
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67
Binom açılımını yapar. 3 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 3 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 3 1 60
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 2 1 67
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR ZORBA 971 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,173 264,540 7 20 20 893 1628

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 14 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 13,93 11,35 10,67

Tarih-1 11 4 6 2,50 23 5,45 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,77 3,91 3,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,20 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,79 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 14 14 10,50 35 14,20 13,74 12,44

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 4,96 5,84 8,83

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,50 2,75 2,95

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,36 0,58 1,55

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,20 4,74 4,66

TYT Fen 30 14 10 11,50 38 9,05 8,07 9,16

Toplam: 120 53 45 41,75 35 42,14 39,00 41,10

TYT Türkçe aEeCCEddDEaEcbebBAaDcEBdeDBEAC

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal EdBcaDc EdeaCAaEb EbCbDAbBaeDC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik B  A Ce   eA E  c cCD cDedc   

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen EABedce Dc Bd abE   cAAcCBCEDC

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 2 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 5 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 2 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 2 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 2 2 22
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33
Binom açılımını yapar. 3 1 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 1 1 33
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 1 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ORÇAN 952 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,823 264,540 4 12 12 759 1295

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 14 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 13,93 11,35 10,67

Tarih-1 11 9 2 8,50 77 5,45 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,77 3,91 3,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,20 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,79 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 14,20 13,74 12,44

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 4,96 5,84 8,83

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,50 2,75 2,95

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,36 0,58 1,55

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,20 4,74 4,66

TYT Fen 30 12 12 9,00 30 9,05 8,07 9,16

Toplam: 120 58 30 50,50 42 42,14 39,00 41,10

TYT Türkçe DdBEABbB bAdCCCA aDbCDBAaECBDe

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAEDCaEEDBbEACCaaCaAcDBAeAADCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik C   A e      a   D           a

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen ECeccCa Bbab cbC    AEbBCDcCDb

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 1 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 1 80
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 3 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67
Binom açılımını yapar. 3 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 2 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 2 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 1 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR UYKUN 939 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,063 264,540 3 10 10 722 1217

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 14 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 13,93 11,35 10,67

Tarih-1 11 8 3 7,25 66 5,45 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 3,77 3,91 3,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,20 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,79 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 14,20 13,74 12,44

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 4,96 5,84 8,83

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,50 2,75 2,95

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,36 0,58 1,55

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,20 4,74 4,66

TYT Fen 30 12 7 10,25 34 9,05 8,07 9,16

Toplam: 120 58 20 53,00 44 42,14 39,00 41,10

TYT Türkçe DCBEbBe EEbECCCAc DECbBABECBDc

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAEeCaEEDBbEACCdaC A DBA eADCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik       B      a  D            C

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen dCDcbdC  eC         AEbBCDACDb

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 2 1 67
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 5 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 2 1 67
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Binom açılımını yapar. 3 2 0 67
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 1 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE 907 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,497 264,540 1 8 8 674 1124

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 14 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 13,93 11,35 10,67

Tarih-1 11 6 3 5,25 48 5,45 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 3,77 3,91 3,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,20 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,79 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 14,20 13,74 12,44

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 4,96 5,84 8,83

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,50 2,75 2,95

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,36 0,58 1,55

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,20 4,74 4,66

TYT Fen 30 14 8 12,00 40 9,05 8,07 9,16

Toplam: 120 62 25 55,75 46 42,14 39,00 41,10

TYT Türkçe DCBE aD EEAECC A eDECcBABECBec

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAc aaEEDB bcCaE   AADeAaAADCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik C   A B  AE C  BbD Dd   E   aa

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen ECD c e aea  Ad  cc AECBCDACDE

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 3 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 1 80
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 2 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 0 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 0 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 3 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 2 1 22
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 0 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Binom açılımını yapar. 3 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 3 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 3 1 0 33
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KISA 957 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,686 264,540 9 22 22 904 1677

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 14 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 13,93 11,35 10,67

Tarih-1 11 8 2 7,50 68 5,45 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,77 3,91 3,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,20 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,79 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 14,20 13,74 12,44

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 4,96 5,84 8,83

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,50 2,75 2,95

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,36 0,58 1,55

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 6,20 4,74 4,66

TYT Fen 30 7 11 4,25 14 9,05 8,07 9,16

Toplam: 120 48 28 41,00 34 42,14 39,00 41,10

TYT Türkçe CEeCC eADdBEB C BACDDEBa DBEAC

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal ECBACDE cEbaCACEdcadCbDeAeEADC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik a                  b a        

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  AcCb eba      b    aAceCdCEDd

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 0 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 5 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 1 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Binom açılımını yapar. 3 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 3 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 2 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KOCA 993 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,513 264,540 2 9 9 706 1187

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 14 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 4 19,00 63 13,93 11,35 10,67

Tarih-1 11 5 6 3,50 32 5,45 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,77 3,91 3,28

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,20 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,79 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 14,20 13,74 12,44

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 4,96 5,84 8,83

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,50 2,75 2,95

Kimya 10 2 0 2,00 20 0,36 0,58 1,55

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,20 4,74 4,66

TYT Fen 30 12 7 10,25 34 9,05 8,07 9,16

Toplam: 120 60 25 53,75 45 42,14 39,00 41,10

TYT Türkçe CEACCEBAaEaEBb   ACDc B  DBEAC

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal EaBcbDEeEda eAdE AEbeDD  BEADC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik BB  c C   Ab      B DCcDb ECDB

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  AdCCbe b   CC      EbeDCBCEbC

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 1 50
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 2 1 67
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 0 80
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 2 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 3 2 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 0 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Binom açılımını yapar. 3 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 2 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 2 1 67
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE NAZ KILIÇ 985 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,650 264,540 10 23 23 914 1710

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 14 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 13 11,75 39 13,93 11,35 10,67

Tarih-1 11 6 5 4,75 43 5,45 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,77 3,91 3,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,20 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,79 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 14,20 13,74 12,44

Matematik-1 30 1 12 -2,00 -7 4,96 5,84 8,83

Fizik 10 5 3 4,25 43 2,50 2,75 2,95

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,36 0,58 1,55

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,20 4,74 4,66

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 9,05 8,07 9,16

Toplam: 120 50 42 39,50 33 42,14 39,00 41,10

TYT Türkçe CE CCaBbbEaa bedBACDcEBacbBEdC

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal EbaAbDEbEEacCACEeAaCCDDAABaADC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik aB bbe c  ec c     aa   e c   

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  A dCEeeDB  e   E c bAeDCBeEDC

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 2 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 1 80
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 2 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 1 2 11
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 2 0
Binom açılımını yapar. 3 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 1 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 1 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 2 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR HARSE 999 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,662 264,540 5 14 14 818 1422

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 14 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 13,93 11,35 10,67

Tarih-1 11 9 2 8,50 77 5,45 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 3,77 3,91 3,28

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,20 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,79 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 14,20 13,74 12,44

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 4,96 5,84 8,83

Fizik 10 5 4 4,00 40 2,50 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,36 0,58 1,55

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,20 4,74 4,66

TYT Fen 30 13 6 11,50 38 9,05 8,07 9,16

Toplam: 120 54 28 47,00 39 42,14 39,00 41,10

TYT Türkçe bCdae D EEddCCCAb DECDBAeECBD 

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAEaCdEEDBCE  C  CCAdD e dAcCc

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik bA  c B  c   d cDe D    d   CC

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen ECeBACa da          AEbBCDACDd

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 3 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 1 80
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 2 1 67
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 1 1 11
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 3 0
Binom açılımını yapar. 3 2 0 67
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 3 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE SENA YILMAZ 990 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,879 264,540 13 43 43 1021 2141

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 14 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 4 6,00 20 13,93 11,35 10,67

Tarih-1 11 10 1 9,75 89 5,45 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 3,77 3,91 3,28

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,20 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,79 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 16 2 15,50 52 14,20 13,74 12,44

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 4,96 5,84 8,83

Fizik 10 2 1 1,75 18 2,50 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,36 0,58 1,55

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 6,20 4,74 4,66

TYT Fen 30 6 1 5,75 19 9,05 8,07 9,16

Toplam: 120 32 9 29,75 25 42,14 39,00 41,10

TYT Türkçe   Ba      dEC C       BAecC   

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAEDCaEEDBCE         D   AeDCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik C     c        B D          a 

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen  C  c C             A CB D    

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 2 0 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 2 40
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 3 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33
Binom açılımını yapar. 3 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 0 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 2 0 67
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 0 0 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİLE AKTOP 977 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,888 264,540 8 21 21 896 1649

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 14 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 8 11,00 37 13,93 11,35 10,67

Tarih-1 11 6 5 4,75 43 5,45 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,77 3,91 3,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,20 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,79 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 14,20 13,74 12,44

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 4,96 5,84 8,83

Fizik 10 2 4 1,00 10 2,50 2,75 2,95

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,36 0,58 1,55

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,20 4,74 4,66

TYT Fen 30 10 8 8,00 27 9,05 8,07 9,16

Toplam: 120 51 39 41,25 34 42,14 39,00 41,10

TYT Türkçe ad CC Bb E a  eAeAbDbEB   BEAC

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal EaBACDaeEdbaCdCEAAcCbDaAbeadDC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik eB  bCCcAdA d  bE Bae ADc ECD 

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  A Cbbee       dd   EAAaaBCEDC

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 1 80
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 0 3 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 5 2 56
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 1 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33
Binom açılımını yapar. 3 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 1 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 1 1 20
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KARAGÖZ 976 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,038 264,540 12 35 35 984 1967

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 14 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 6 13,50 45 13,93 11,35 10,67

Tarih-1 11 4 2 3,50 32 5,45 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 3,77 3,91 3,28

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,20 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,79 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 12 6 10,50 35 14,20 13,74 12,44

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 4,96 5,84 8,83

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,50 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,36 0,58 1,55

Biyoloji 10 6 0 6,00 60 6,20 4,74 4,66

TYT Fen 30 9 2 8,50 28 9,05 8,07 9,16

Toplam: 120 38 17 33,75 28 42,14 39,00 41,10

TYT Türkçe Dbda BD  EbECCCAc eE  B BECB  

Cevap Anahtarı A DCBEABDBEEAECCCADCDECDBABECBDA

TYT Sosyal EAED a    db CC  Ca  DB  dAcCE

Cevap Anahtarı A EAEDCCEEDBCEACCEBCCAADBADAADCE

TYT Matematik       B    d    D       d   a 

Cevap Anahtarı A CABDAABBDAEECEABDDCDCDEAEDEBCC

TYT Fen cCe A C             AE BCD C  

Cevap Anahtarı A ECDBACCEBDCABAECDBDEAECBCDACDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 1 50
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 1 0 33
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 0 60
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 2 0 67
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Binom açılımını yapar. 3 1 0 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 0 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 3 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KALAY 978 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,913 264,540 11 34 34 979 1952

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 14 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 8 7,00 23 13,93 11,35 10,67

Tarih-1 11 4 3 3,25 30 5,45 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,77 3,91 3,28

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,20 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 2,79 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 11 11 8,25 28 14,20 13,74 12,44

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 4,96 5,84 8,83

Fizik 10 4 3 3,25 33 2,50 2,75 2,95

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,36 0,58 1,55

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,20 4,74 4,66

TYT Fen 30 11 7 9,25 31 9,05 8,07 9,16

Toplam: 120 42 33 33,75 28 42,14 39,00 41,10

TYT Türkçe bE CC    EBE b   A cc d  aBEce

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal bCB a E E baCACc bEeC be B eDe

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik cB AcCC AaAA   b  BCD cDb a   

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  ABCb e eB  C       cAAaCebEDC

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 0 50
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 3 20
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 1 1 33
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 4 1 44
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67
Binom açılımını yapar. 3 1 1 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 2 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 2 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF ATLAS DES 03 (OS02-10.06DES03)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BOZDAĞ 987 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,560 264,540 6 18 18 890 1621

Puanı Hesaplanan: 61 61 1191 3648

Katılımlar: 14 61 61 1191 3648

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 13,93 11,35 10,67

Tarih-1 11 6 3 5,25 48 5,45 4,36 3,82

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 3,77 3,91 3,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,20 2,76 2,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,79 2,71 2,64

TYT Sosyal 30 17 5 15,75 53 14,20 13,74 12,44

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 4,96 5,84 8,83

Fizik 10 2 4 1,00 10 2,50 2,75 2,95

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,36 0,58 1,55

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 6,20 4,74 4,66

TYT Fen 30 6 8 4,00 13 9,05 8,07 9,16

Toplam: 120 48 24 42,00 35 42,14 39,00 41,10

TYT Türkçe CadCC BdDE E bCceA Dc B  DBEAC

Cevap Anahtarı B CEACCEBADEBEBDCABACDDEBCDDBEAC

TYT Sosyal ddBA bEDE C dACE  E C DAbBE DC

Cevap Anahtarı B ECBACDEDEECBCACEAAECCDDAABEADC

TYT Matematik B  d C   EAc      BCDb DD d   

Cevap Anahtarı B BBAAECCDAEAABEDCEDBCDCADDEECDB

TYT Fen  caCC e e           c dDCdCEa 

Cevap Anahtarı B EABCCEDCDBEBCCDAEDABEAADCBCEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 1 80
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 3 3 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 2 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 9 1 1 11
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100
Binom açılımını yapar. 3 2 0 67
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 5 2 2 40
Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 3 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 3 1 2 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Hücre bölünmesinin kontrolünü ve kanseri açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Genetik kavramları açıklar. 1 0 1 0
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